
SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AVCIOĞLU 0 11-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,143 280,740 1 35 37 1123 15242

Katılımlar: 1 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 27,25 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,75 9,20 8,86

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 12,75 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,90 1,22

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 12,75 10,77 9,94

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,50 2,64 2,05

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,75 2,49 2,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,00 6,97 5,94

Toplam: 120 65 21 59,75 50 59,75 52,63 48,13

TYT Türkçe CCADECBDaCDE ABb cACCBBAECCBEAEABAaced  

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal eEDBEBEAbecBDEcCDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBADaAcC  bCD  DBEB  D   a c           

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen bD cCEB aCCB     a  

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 4 52
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,133 280,740 15 43 45 1264 16919

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 63 22 57,50 48 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CACbBDEaECDbCcBABCCaABBCCAEABEAEAaacACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DaCEEDBECeBeAcDAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAA  AbdEd e a EcBDED   a               

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen   caBBE C DC        

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 5 39
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA BUDAK 317 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,318 280,740 26 92 96 2236 27181

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 51 30 43,50 36 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CeADECBbeCaE cBDcaACCBBAECCBbeEABcBcACED

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdeaE    bcBDbcCabEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC AD   C      cDBE                     

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen E BeabBCDCCeDed cae 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 1 30
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YALINCAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,120 280,740 19 66 68 1639 21037

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 55 13 51,75 43 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CACeBDE     C BAeCCaABBCCAEdBEAEAaEDACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal Dce E    e     AECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAAB A B  C     BB E          B  C      

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen D  a BdCC   b  ADeCA

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 0 39
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ Ö KIRCI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,135 280,740 33 109 114 2867 34105

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 42 33 33,75 28 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CAaeBDE E DcCDBceCCaABBCCAcABEAEAabcACaa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal eaCd cBE ABceEe          

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik  Ab  A d  Cb a       d            d     

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen cbECcBEbd DCe   abC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 2 4 9
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,155 280,740 14 40 42 1223 16426

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 63 20 58,00 48 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe aeADECBDaCeaCAB BaACCBBAECCBEeEABABcACbc

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdDB BEAdaeBDdACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC   B  d         E  BD       CB        

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDBbCEBCebC D CAa A 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 0 26
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,190 280,740 7 16 17 659 9926

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 73 19 68,25 57 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CACdBDEcECDaCDBABCCbABBCCAEABEAEcBEDAbBE

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DcC  e EC BbAdDcECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAA AADBEAC CC  BBeEDEC     e  C        

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DbE  aE CBDC ebecDC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 1 65
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ÇALIŞKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,438 280,740 24 87 91 2120 25894

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 52 27 45,25 38 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe eACbBDEDE aeCcBABCCaAB CaAEABEAEABEcACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DdC    ECd cAdD ECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik  AA dA e bb b a BeD     b               

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen Db  BBb CBbCe  ADca 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 5 6 22
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ORHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,570 280,740 31 104 109 2641 31533

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 44 26 37,50 31 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe eAC BbE a DaCDBA CC  BBbCAE BdAE aEDbCBE

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DdCdED    Bc Eb ada      

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAA  b    C   c B eE      D  d C  d     

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen  cd cBE C    deeDDC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 3 26
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KIRMIZIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,968 280,740 8 22 23 862 12409

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 70 23 64,25 54 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CAdbBDEDECDDCDBABCCcABBCCAE BEAEABEcACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBC Ee EadBDAd AECcB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAABAADBEACcde  BdDEDE  D               

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen Dccb dd CBDCD Acaab 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 0 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 3 61
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KUMRAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,648 280,740 16 44 46 1321 17489

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 61 17 56,75 47 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe C ADEbBDDC a ABcBaACCBBAECCBEAEABABcACED

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal C e EBE   cBDEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik cC  D A CE      eBa E c   b a Ce   b E  

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen  D  CEBC  C   C  ae 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 5 5 22
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 2 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ERDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,660 280,740 30 99 104 2572 30786

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 8 10,00 25 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 45 28 38,00 32 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CeADEbBDeCcE cBbBaeCC                   

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdDcE EA DcccEACcAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBADBAeC db b dDBEBEB        e         

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen dcceddBC  C DdC DaA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 2 1 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 3 57
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,243 280,740 1 2 3 244 4110

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 83 14 79,50 66 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CACdBDEDE DDCDBbBCCaABBCCAEABEAEAaEDACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBCEEaBEC B AEDAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAABcA BE Ceb aEBBDEDE  DA B EeC    E   

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen  Ac BBECCBDCe  A aC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 0 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 3 65
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADIGÜZEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,315 280,740 23 81 84 1979 24480

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 53 24 47,00 39 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CACbBDEDE DcCaBABCCabBBdCAE    cAaEcACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal           BcAEDAEdDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CcAB A   Ad CCb cBDbb                 DA

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen  bEaaBE CBDC  eeeDC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 5 35
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK SÖNMEZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,470 280,740 6 12 13 554 8589

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 5 2 4,50 45 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 77 27 70,25 59 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CeAcEbB aCDE  BDBaeCCBBAECCBEAadBABcACbD

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal C DdEB AaDc ebACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC A eAbdEbCCDE DBEBE   BA DEDCB   CCEde

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDBeaEBCDabdeACADDAA

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 2 61
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 5 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DEĞİRMEN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,758 280,740 36 115 120 3228 38352

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 26,14 25,69 23,39

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 10,56 10,77 9,94

Toplam: 120 30 16 26,00 22 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe eACaBDE d aD bBABCCcdBBCCAEABc E BacACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Matematik C        ca     BBDE c B d  a           

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 2 26
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZSOY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,705 280,740 10 26 27 963 13552

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 67 19 62,25 52 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CeADECBDDC a ABbBcACCBBAECCBEcEdaABcACED

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal a Da     DbBDEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC A BAbCEAb    DBEBEB    D   e       A 

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDBdadBCDe BD C a A 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 2 52
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN ŞİMŞEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,650 280,740 20 68 70 1761 22359

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 54 16 50,00 42 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe C ADE BcbCea AeDBaACCBBAECCBEAEABABcAdED

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal C beE E Ca dcEACDdEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC AD A C       DBE   e       aBC       

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen E         C D   D   

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 1 35
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETKA TURGUT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,875 280,740 27 93 97 2247 27288

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 50 27 43,25 36 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CbADEbBDaC a ABDBaACCBBAbadBEeEAaABcACcD

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal e ec      caeEACDdaB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC ADaA CcA      BE  BD c D   e         

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen ED cadBC  C   C   A 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 1 43
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM MIHLAYANLAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,483 280,740 22 74 77 1864 23386

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 53 18 48,50 40 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe eACCBDEDE DaC BABCCacBBCCAcdBEAEAeEbAC a

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal D C Ea   ABc EcAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik    c A           BDE         c          

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DdEa BE C e  A AaDCA

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 4 1 17
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,568 280,740 35 112 117 3047 36193

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 26,14 25,69 23,39

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 38 31 30,25 25 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CeADE BaDCbE bBbBacCCBBAECCBacEABABcbCbe

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Matematik ACeAbBA C d      dbdbBD e D   e C     e 

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EcBb daa     dC aa  

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 6 35
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK CEREN Ö* L 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,955 280,740 17 46 48 1337 17661

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 62 23 56,25 47 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CdeeEaBDaCDECABbBaACCBBAEbCBEeEABABcAdEc

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal Cd  EdEACDD Da     B     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBA cbACEAC ba DBEBE D e   E           

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen  Da  EBCaCC   C  DAb

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 2 0 100
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 3 52
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN DURAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,425 280,740 18 47 49 1370 18015

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 6 20,50 51 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 60 18 55,50 46 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CACbBDEDE DbC dA CC eBBCdAEbBE E B      

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBadEeBEdABbA DAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAA AA BE C C  a BbE              b     

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DAEa BECCaDCb bADDC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 10 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 2 39
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAVİN IŞIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,175 280,740 2 5 6 404 6664

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 78 15 74,25 62 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CCADECBDDCDEbABDBDACCBBAECCBEcEeBABaACED

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal C DBE EAC eBcEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBA BA dE   b  DBEB  b e De  eB      A 

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDBb aBCcCCBD C  DAA

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 2 48
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BEGÜM ARAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,880 280,740 34 111 116 2989 35585

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,14 25,69 23,39

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 10,56 10,77 9,94

Toplam: 120 35 14 31,50 26 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe dACbBDEDECDcCDBcBCCaABBbeAdABEAEAebDAdBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Matematik CA BcA BE b                   B         

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 5 1 22
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÖZÜTOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,348 280,740 3 6 7 450 7272

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 78 20 73,00 61 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe bAC BDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEcACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBCdEeeECbBcAdDAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAA AA BEACb a  cBDEDb    D c    Ca     

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen eAEa BECCBDdD AAeaCA

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 3 48
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AYGÜN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,728 280,740 12 30 31 1032 14197

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 4 0 4,00 40 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 66 19 61,25 51 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CACbBbE a DeCaBABCCDABBCCAEdBEAEABbcACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DeCEEcBEC BcAEcAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAABAADBE C b    B            BC CC     

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen D Ea B  C eC e Aa Cb

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 1 39
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 4 0 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR ŞENSES 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,400 280,740 9 24 25 944 13382

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 65 11 62,25 52 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CACbBDE  C aCDBcBCCDbBBCCAbcBEAEAB      

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBe EDB CeBeAEDAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAA  A BE C C  E B EDE                  

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DbEa BE CBDCD  A  CA

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 1 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 0 48
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AYDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,543 280,740 13 31 32 1038 14242

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 66 19 61,25 51 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CACeBDEDa aaCDBABCCDABBCCAEABEAEABdcACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DaCdEDcECABeAEcAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik C     D E C        E           e        

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DcEaBBECCBDeedcADDCA

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 3 0 13
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÇETİNKAYA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,160 280,740 11 29 30 1022 14105

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 66 19 61,25 51 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe eACCBDED b eCcBABCCacBBCCAEdBEAbABEbACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DaC EDBE A    DAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAb  A BacbbC   BBDED      c  BC        

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DeECBBECC DC   ADeC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 0 50
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 1 43
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA DAĞDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,553 280,740 28 96 101 2452 29569

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 44 15 40,25 34 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CeADEbB  C b ABeBaACCBBAECCBE EA  BcACEb

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal                  A       

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC   BAACE      DeE  a  a D E C         

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen dbBAadB   C   a D   

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 2 35
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA  UDAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,788 280,740 21 70 72 1784 22576

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 56 26 49,50 41 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CCADEaB eCDaCABccDeCCBBAE CBEAEABd      

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdDeaBEACea     c        

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AeBADBAcCEAbe E DBE EB             d    

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen bDBcadB bCCBD bAecAA

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 1 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 4 52
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EFE YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,505 280,740 4 9 10 510 8010

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 75 14 71,50 60 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe C ADEbBDDC ECABcBaACCBBAECCBEAEAeABcACEb

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal C DB  EAb eBeEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBA BAAdcA   E DBEBEBD d               

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen ED AaEBC CCBDAC aDA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 0 65
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EFE YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,505 280,740 4 9 10 510 8010

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 75 14 71,50 60 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe C ADEbBDDC ECABcBaACCBBAECCBEAEAeABcACEb

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal C DB  EAb eBeEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBA BAAdcA   E DBEBEBD d               

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen ED AaEBC CCBDAC aDA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 0 65
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARAS 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,248 280,740 29 98 103 2493 29893

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 6 12 3,00 10 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 7 12 4,00 10 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 50 41 39,75 33 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe eACeBDE EaDaCbBABCCacBBCCAcAeEeEAaEDdCBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBCdEecE eBccdDAEaDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAbeAA edAbb  b cBec      a  c C        

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen bcEbBBa d DC   Aaea 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 5 8 22
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELVAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,338 280,740 25 90 94 2172 26439

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 10,56 10,77 9,94

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,65 2,64 2,05

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,74 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,92 1,83 1,74

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 7,31 6,97 5,94

Toplam: 120 51 26 44,50 37 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe eACaBDEDE DDCbdbBCCacBBCCAcABEAEABEcAdBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DdedEa E eBeAdDAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CA   A a ba   c aBDE   a       e        

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen D a BB  C         CA

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 4 26
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SÖYÜK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,540 280,740 32 106 111 2707 32239

Katılımlar: 36 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,14 25,69 23,39

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,99 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,64 1,72 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,79 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,40 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 8,82 9,20 8,86

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 9,77 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 0,90 1,22

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 10,56 10,77 9,94

Toplam: 120 40 13 36,75 31 52,83 52,63 48,13

TYT Türkçe CeADEaBDDCcE bBaBDACCaBAECCBEAEAecBcACEb

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal    a                     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBA B AC AbC    B   Bb                 

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 2 39
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ARSEN KALEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,615 280,740 15 23 24 937 13332

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 68 22 62,50 52 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CdADEbBDDCDECABcBbACCBBAECCBEAEAeAcaAaac

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal C DB  EeCecBcEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC ADdA CE b  E DBEc BD     c           

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDdcaEBCb CBD CA DA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 3 48
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARDA KANAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,745 280,740 10 17 18 708 10431

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 72 19 67,25 56 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CeADECBDDCDECABcB cCCBBAECCBaeEAaABaACEc

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal aEDBEB AbD  cdedDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBADaAeCEA     DBEBEaD   D   CBC       

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDcbCEBC  C D C D A 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 3 57
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CENGİZ MERT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,470 280,740 14 21 22 829 11928

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 70 21 64,75 54 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CbADEaBDeC E ABDBbACCBBAECCBEcEdaABaAdEc

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal eEDBEBEACDcacEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC A  AdCEA CbE DBEB BD     EDCBa       

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen    eaEB  eC  cC DDA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 1 52
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇENTE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,818 280,740 75 108 113 2807 33545

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 40 22 34,50 29 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe bAaeBDE   D CeBA CCa BBCCAEeBE EeabcACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal Dab EcB  A     A         

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAA  A  b C      BDE                    

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen e   aBa e DCe  eDDe 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 0 30
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL AKÇAKCA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,363 280,740 57 80 83 1978 24470

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 52 20 47,00 39 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe bAaCBDE E     BbBCCaABdCCAE BEAEAabcACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal D C  a EC ae             

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAABAADBc C dCb aBDEDE aD    E          

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen Dc a BE C D c  A D  

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 4 65
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM DEMİRTUYİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,040 280,740 37 56 58 1463 19107

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 58 15 54,25 45 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe b ADE BDcC ECbB B bCCBBAdCCBEAEABABc    

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal C DeE EA DcB     AE      

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBA BA C    c  DBEBEBD BeD c eB   a    

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen ED b EB       C DaA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 2 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 1 61
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN KELEKÇİBAŞI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,363 280,740 29 48 50 1386 18268

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 61 22 55,50 46 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CACeBDE E DDCbBABCCaABBbCAEAdEAEAebDACcc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DdC       acedDbECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAABeADBE C      BDEDE  D    cBC C      

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen Db a BE Ce Ce eA D  

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 1 57
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ÖZBEK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,570 280,740 78 114 119 3216 38224

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 32 24 26,00 22 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe edAbECBDcC  abBcBccCCBBAEdCcEAE   Bc    

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal ededE   e bBcdACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik      d              E                   

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen E Bbaa    C   C     

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 1 4
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAY AKSOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,573 280,740 69 100 105 2590 31063

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 45 28 38,00 32 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eAabBbE E DaCb ABCCacBBdCAE BddE BbDACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal e CcEc EC  cA bAE aB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik C ABcA B  C    a B                      

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen Dbda Ba CBDCeA e cC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 2 26
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BÖRKLÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,145 280,740 34 53 55 1438 18837

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 60 22 54,50 45 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eACbBDEca DDC BbBCCbABBCCAEABEA         

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBC ED EaeBeAED ECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAABdAb EbCab   cBDED  aD    E b        

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DcEaBBd CaDC   AaDC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 5 43
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,493 280,740 17 27 28 965 13578

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 68 23 62,25 52 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CaADEbBDDCcEaAB B ACCBBAEbCBEAEABABcACEb

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal edDBE EebaDaDdACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik cCcAD AAC A Cc  DBE EBD     E C         

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDd abBCeaCB  C DaA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 2 0 100
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 2 52
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ATAMAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,158 280,740 39 58 60 1503 19546

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 62 34 53,50 45 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CbAcEbBDaCedeeBDBacCCBBAECCBEAEbBABabaEb

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdDeEBEACccBDEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBA dAbCdd  bE aBEB                    

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDBcadBCceCBDcCADacb

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 3 39
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ÖZÇERİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,048 280,740 60 84 88 2069 25280

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 8 12 5,00 17 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 2 4 1,00 10 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 10 16 6,00 15 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 57 43 46,25 39 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eACaBDEcECDcCDBABCCDABBCCAEbBcAEABdcACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DdCEEDacbeBDAdcAECce     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAA cA cEdCD ed  a d b Be  eacee b  Eb A

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DbdCeBb CdeC d b b  

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 5 8 22
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKCAN GÜNGÖR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,368 280,740 42 61 63 1543 19999

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 60 28 53,00 44 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe dACdBDE a DeCbBABCCDcBBaaAEABEAEAebDACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DdC Ea  b BbAdeAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CccBAADa bC      BDE           C  b     

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DAEacBE CeDCDAcAbaCA

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 3 35
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA NAZLI AKKIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,328 280,740 36 55 57 1461 19038

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 60 21 54,75 46 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CCADECBDaCDa bB BDACCBBAECCBEAEABABaACEc

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal e DBE  eaDeBcEdCDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC AbecdC A   c DBE EB        C C       

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen  Dc    CcCe   acD   

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 5 35
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRU AKİDE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,938 280,740 58 82 86 1990 24576

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 7 10 4,50 11 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 56 36 47,00 39 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CbADEbBDaCDE ABDdaACCBBAEbCBaAEABAccACbc

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdDcE EdCaccDEACDbEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC AeBbeC db   dDBa ca  e               

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDBdCdB ebdc eCAaDA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 8 26
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR ÖZTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,345 280,740 71 102 107 2620 31368

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,47 25,69 23,39

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 43 20 38,00 32 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CaADECBDDCcE ABDBDddCBBAECCBEAEeaAccACde

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Matematik ACBADcA Cb b  E bBEBcB  cda    Ba       

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen  D c                

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 6 48
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR PALABIYIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,590 280,740 54 77 80 1943 24164

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 55 30 47,50 40 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CAaeBbE ECDbCDBABCCaABaCCAEeBdAEAabbACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBCdEa Eb BcAdcAECaB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAb bADBaAC          E  a    c C        

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen ebEbBBE C DC   eaaC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 3 26
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,988 280,740 59 83 87 2043 25041

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 51 18 46,50 39 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eACeBDE   DeCDBABCCaABBCCAEAB AEeaEDACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal ecC Ee  b B AE bECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAA  ADe bC      BDEDd       c          

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen     cBd C         C 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 2 39
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KUZEY TEKE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,900 280,740 1 1 1 199 3518

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 84 12 81,00 68 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CbADECBDcC E ABDBDACCBBAECCBEAEABABaACbD

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdDBE EACDcBDEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBADBA CEb     DBE EBD  ADcE      d    

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen ED AaEBCD CBDACAaDAb

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 1 65
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK AKYAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,640 280,740 51 73 76 1836 23130

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 9 13 5,75 19 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 10 13 6,75 17 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 57 31 49,25 41 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CeADEeBDeCDECABDBDACCBBAECCBEAaABABcACbD

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal abD EBddd cBcdACcAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACaA ebbdaA b  cDBd EBbCeec   C         

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen  D    B   CB    acd 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 10 35
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ARDA KUL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,310 280,740 26 41 43 1239 16634

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 65 29 57,75 48 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eACbBDEcaCD CbBABCCaABBCCAEeBEAEAeb ACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DeCEEDaEdABeAEDAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAABbADBEAC     aBaE         c C  b     

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DeECBec beeCee dDDeA

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 3 39
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DOĞANCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,113 280,740 68 97 102 2470 29686

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 47 28 40,00 33 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe bcCaBDEea DeCcBeBCCabBBCCAEABEAEABEbACac

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DeC E   bABDdEeAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik                                e  d     

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen ccECBBEbC eCeAcAaa b

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇATMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,033 280,740 22 36 38 1125 15264

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 64 17 59,75 50 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe adADE BDaCeE ABDBcACCBBAECCBEAEABABcACbD

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal edD  B  C    E CDbEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBA BA CE  d   DBEcE       ED          

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen bDacCEBC  CBD CAaaA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 2 43
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFTALYA DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,685 280,740 52 75 78 1881 23614

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 58 39 48,25 40 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe aeADEbBDeCaaCABDBcACCBBAcCCBEAEeaABEACbc

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal bdDdEddAbDeBcEcdDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBADdAdCa a  a DBEBc         C    a    

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDBeadBb CbBDea Dacc

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 5 43
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BOSTANCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,250 280,740 11 18 19 716 10533

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 71 15 67,25 56 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eAaeBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEAaEcACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBedE Ba ABeAEcAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAA  ADBa e     BBDEDE  D        C      

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen Dc C BE C  Ce A DDC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 0 57
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN ELBELİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,168 280,740 49 71 74 1821 22998

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 54 20 49,00 41 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eACbBDEDE DaCbBABCCDeBBbCAEABddcABEcbC  

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal D C EDBECA               

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAAB A BcAC     BBDE E                b 

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen  eEa BdCC eCe  AaaC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 0 48
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM EMİR UZUN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,633 280,740 13 20 21 826 11899

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 71 25 64,75 54 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eACeBDEaa DeCbaABCCDABBbCAEABEAEAaEcACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBCdEDBEeABcAEDAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik dAABAADBdACbb    BDE   BD         C     

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen Deda BdCCBDCDe ADabA

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 2 52
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,250 280,740 63 88 92 2123 25941

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 52 27 45,25 38 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CCADEbBDaCDECdBDcaACCBBAECCBEcEeacBcACED

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal edDcEcceCa B EACDAE      

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC  bBAdCae      B    b       C      be 

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen E c a B      eC D A 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 5 3 22
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAADET YAVUZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,105 280,740 31 50 52 1421 18589

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 60 20 55,00 46 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CACbBbEDE aeCbcABCCacBBCCAEABEAE BEcACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal D C  DBE  BeAEcAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAbB c  E C b   BBDE   d      B         

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DcEaBBc CB C   A aC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 4 30
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKPOLAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,323 280,740 65 91 95 2235 27179

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 50 26 43,50 36 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CeADEbBD e E ABcBadCCBBAcdCBEAEABABEACEc

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal Cdeac beCDcBDdACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik cC A d           c                      

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDccCbBC Cb D C cDe 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 2 3 9
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARDA ÖZKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,743 280,740 77 113 118 3097 36703

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 6 10 3,50 12 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 6 11 3,25 8 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 39 39 29,25 24 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CeADEaBeaCDE bdbBDAbCBBAEbCBEAEeaABcAdbb

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal bdD E EACebBa            

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik bC AcB dC b   a Dab       abEb        e 

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen E a aaB e Ce  e a e 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 4 8 17
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAVAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,963 280,740 41 60 62 1528 19867

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 10,85 10,77 9,94

Toplam: 120 57 14 53,50 45 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CAabBDEDaCDeCDcABCCDcBaCCAE BEAEABbDACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DdCcaD ECABDAdDAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik C A  ADBcAC      BDE E B                

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 2 0 100
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 0 43
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAYAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,083 280,740 6 11 12 526 8279

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 74 11 71,25 59 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CeADEbBDDC ECAB BDACCBBAECCBEAEABABEAdED

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdD  BEAC cBDEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC bDBAACEA     DBEaE D                 

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen dDBe dB D CBDdCA  A 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 2 48
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE SARITOPRAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 185,505 280,740 80 117 122 3459 41893

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 16 8,00 20 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 10,85 10,77 9,94

Toplam: 120 20 21 14,75 12 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe deeDEbBDcaDE bBDBa    c cC  E b a ecAba 

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal C   EcEdbD               

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik  C      b       DBd                   A 

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 2 9 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 3 1 13
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ŞENGÜL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,965 280,740 27 42 44 1247 16725

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 63 21 57,75 48 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CdADEbBDcCDE ABDBDACCBBAEdCBEAEABABcAdbb

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdDa  EAbecBDEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik A  ADa dC       DBE c D  A D  e    b    

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen E Bb dBC  C D CA aA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 3 39
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENVER BERAZİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,323 280,740 53 76 79 1923 23978

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 8 10 5,50 14 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 55 29 47,75 40 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe C A ECB bC E AdcBacCCBBAE CBEAcABABEACbD

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdDBa   aecBcdACDeEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC   dbACae     DedBEa  c  ac   C       

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EaBcCEBCe C D CAc A 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 6 26
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ALP ERİÇYEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,445 280,740 23 37 39 1172 15867

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 65 25 58,75 49 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CdADEbBDaC   ABbBeACCBBAECCBEeEABABaACEb

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdDBEBEACecBcd CabEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC   BA C Ab    DBE Ea  c   c a b  a    

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDB CEBCD dBDdCADaA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 2 35
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DENİZ YILDIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,585 280,740 28 45 47 1323 17504

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 64 30 56,50 47 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CACeBDE E DeCbBABCCcdBBCCAEABdAEABbbbCBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBCdEDeE ABDcdeAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAABeADBEdCcb E BcDE           a        

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DecC BEbCdeCedcADaC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 3 48
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE BALAKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,123 280,740 8 14 15 593 9037

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 73 12 70,00 58 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CCADECBD CDECABDB ACCBBAECCBEAEABABEACEc

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal C DdE  AC eBDdACDbEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC ADBA CEA Cb                          

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen cDBeaEBCDCCBeAbADDAd

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 0 30
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİDAYET MOLLA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,923 280,740 72 103 108 2631 31451

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,47 25,69 23,39

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 43 21 37,75 31 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CCAaEeBbcCeE ABbBDAdCBBAECCBEAEABABaAdbb

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Matematik AC A BedaEd     DBE     e     C      b  

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen bD cCE C  CBe    a  

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 2 30
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL CANGÜL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,213 280,740 47 67 69 1700 21712

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 7 11 4,25 11 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 60 37 50,75 42 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eACbBDEcECDbCcBABCCDcBBbCAbABcAEABEcACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DdCcEeaEbbBcAEDAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik Cc ceAecEAC aCb  cDa         c a        

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DcEecBdbbBDCDAAAa Cd

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 4 9 17
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TUANA ÇETİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,170 280,740 5 8 9 482 7693

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 75 11 72,25 60 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CAC BDEDE DDCbBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBebaDBECABeAEDAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAbd A BE Cb b   BD                     

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DcECBBE CBDC   ADDCA

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 3 26
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KOÇER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,240 280,740 24 38 40 1177 15927

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 66 29 58,75 49 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe adADEbBeaCDaCABDBaACCBBAEaCBEAEABABcACEb

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdD da AbDeBcd CDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBA  AcCc b e  cBEBEd  BAD E  e     E  

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen ED baEBCcCC cdC DDA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 4 48
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU ÖZDOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,728 280,740 43 62 64 1559 20166

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 56 11 53,25 44 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CACbBDEDE D CDBABCCDABBbCAEABEeEABEbACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal           BcAEbAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAABcADBEdC b   cBD DE        B         

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen         C           

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 3 48
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZEM YILDIRIM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,530 280,740 32 51 53 1432 18752

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 59 17 54,75 46 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CdcDE BDaCDE Ad BaACCBBAbCCBEAEdeABaACb 

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdD E      BD ACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC A eAACE   DE DBE   D     c  BC       

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen ED  baBC  C D   aaA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 0 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 1 43
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM EFE BAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,685 280,740 3 4 5 363 6069

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 6 0 6,00 60 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 80 20 75,00 63 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eACbBDEDEdD CbBABCCcABBbdAEeBEAEABbDACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal e C   B d  cddccECcB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAABA DeEACDCCEEBBDED C DAD  EBCBCC    A

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DeE BBECC DCDAAAD CA

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 1 83
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 6 0 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TURUCALI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,368 280,740 4 7 8 465 7455

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 76 14 72,50 60 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CAC BDE E D CbBABCCDABBCCAEABEAEAB bACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBe EDeECAB A cAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CcABAAD EAC      dDE E BD    c e CC    A

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DbEC BE CaDCe dADDCA

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 2 48
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 3 1 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUDRET CİP 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,270 280,740 18 28 29 995 13859

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 68 25 61,75 51 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe aACaBDEDEeaDbccABCCDbBBCCAEcBEeEABEDACBE

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal eBe Eb Ee BcedDAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAAB ADBE CbCCb BBDEDE aD      e        

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DeEa BE C DCc  AaDC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 2 70
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE SERDAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,738 280,740 55 78 81 1967 24374

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 53 23 47,25 39 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CdADEbBaaCDECABcdaACCBBAbCCBEAEeaABcACdb

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal bdDB BEAb DBDEcCDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik A d   A  d  C   DBE a D   D             

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen   Bb cB     D    aA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 2 0 100
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 2 35
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖKÇEK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,965 280,740 61 85 89 2095 25547

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 51 21 45,75 38 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe C ADEeB  C EaABcBaeCCBBAbCCBEeEABABaACED

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal e D   E ba BDdACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC A  Abbdd  b  cBEBb         C         

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen  DB  EdC      Cc    

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 0 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 3 30
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZZEZ CANAN HOŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,010 280,740 25 39 41 1182 15979

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 65 26 58,50 49 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eAabBDE E DebDBABCCaABBbCAEABEdcAecDACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal D C ED  a dbAEDAEbDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAABeADBEdCD   E B EDE        BC Ca     

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DebadBa CBDCDeeA DC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 1 52
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 3 1 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ AYAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,268 280,740 70 101 106 2599 31141

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 45 28 38,00 32 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eACbcDE EaDeCDBbBCCacBBCCAceBEeEAaEcACaa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal eBCdEDBd A               

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik bAAc A BbbCb   E B EDb       cBC  d     

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen     BBd  B C    a   

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 3 35
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ŞAHİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,775 280,740 40 59 61 1512 19658

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 61 29 53,75 45 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eACbBDEDE DeCbBbBCCa BBdCAEABEAEABEDACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBCdE BECbBeAbcAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAABc DdE    Cd BBDa E        Be        

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DedaaBdeC Dee  A abb

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 4 43
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,718 280,740 20 33 35 1090 14892

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 5 16,75 42 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 65 21 59,75 50 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CaADEbBDaCDECb DB A    AECCcE           

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdeBEeEeCDeBDEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBADeAACacC DE DdEBEBD               AD

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDBeCEBdDCCBDeCdaaAe

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 4 1 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 2 65
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN YILDIRIM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,993 280,740 44 63 65 1577 20323

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 58 21 52,75 44 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CCADEeBDDCDdebBbBaACCBBAcCCBEAEdBeBaACbD

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal C D EeE   eBcEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBAD AeCE     cDBEc    e   E  BC  b    

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen  D   Ed       C   c 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 3 39
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR ERBAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,198 280,740 33 52 54 1436 18828

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 15 11 12,25 41 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 18 11 15,25 38 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 60 21 54,75 46 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eACCBDEDECDeCDBbBCCDdBBC AE BE E B    Ba

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal D C  e E A    DAECD      

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAbBeAeBbdCbbCaEBBDE E BD cd cBC    E   

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen Dbb aBE   DC    a C 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 0 50
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 6 61
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROTİNDA TURHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,553 280,740 7 13 14 569 8758

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 76 23 70,25 59 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CCADEaBDDCDadABDBacCCBBAECCBEeEABABcACED

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal adDBEBEeC eBcbACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBA BAACE      DB  EBD ecD  aeBC       

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDBcaEBCD CBDeaAaDAb

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 1 57
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZA ASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,323 280,740 2 3 4 310 5150

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 8 0 8,00 80 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 81 16 77,00 64 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe dAabBDEDECDDCDBABCCaABBCCbEABEeEABbcACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal D C  DBEC   AEccECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAABAADBE CD     BcEDE       EBC CCAE DA

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DAcC BaCCB CDdcADDCA

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 1 52
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 8 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ARIKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,695 280,740 46 65 67 1603 20646

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 58 24 52,00 43 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe C ADEaBDeCaE ABDB eCCBBAEbCBEe          

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdDaE EeCD aDE bDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBADBAAC Ad   bDBEB  D  b   aC C  C    

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen ED eadBC deBDdCda c 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 9 0 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 0 50
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 3 57
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KEMAL A 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,383 280,740 16 25 26 946 13392

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 68 22 62,50 52 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CACCBDEDd DaCbdAdCCcABBCCAEABEAEAaEbACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DaC       ecAEDbECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAAB ADB dC CC  BBDEbE BeA e EBC  b   DA

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen acEa Bd C  C   A DC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 2 70
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 4 1 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN GÖZİŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,708 280,740 56 79 82 1968 24388

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 54 27 47,25 39 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe dACeBDE E D C deBCCa BBCCAEeBEAEAaEbACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal D CdEe E  BeAbDAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAA eAD a C C bE BDE    a    a Cd b b   

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen cdECdB  C    e c  a 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 3 43
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 3 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SU KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,860 280,740 21 34 36 1110 15074

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 66 24 60,00 50 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CbADEbBceC E ABDBDACCBBbEaCBEAEABABcACEc

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal C Dda EACDDBDEeCc EB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC b  AeCEA     DdaB BD   D c CBC  e    

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EeBAadBC CbB  C baA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 2 0 100
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 4 35
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 3 1 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE İŞÇİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,278 280,740 74 107 112 2779 33211

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 25,47 25,69 23,39

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 41 24 35,00 29 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CeADEbBDcCDa bBDBcdCCeBAcCCBdAcdBABaACbb

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Matematik ACebDBAdCEe e   cBE E       E           

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen ED d  B c C D   D e 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 5 35
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KOLAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,143 280,740 45 64 66 1593 20518

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 60 30 52,50 44 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe bACbBDEDEaDDa BABCCcABBCCAEABbAEABbcACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal edC     deBcAcDbECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik  AABAADBEAebbCEcaBDE E  e               

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen bb a BcbCBDCc  c DCb

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 4 57
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK NECİP ÇİFTÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,500 280,740 66 94 98 2403 28864

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 48 29 40,75 34 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CdADEb acCDEeABDcacCCa  E     EeBABcbdbD

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal C D   EACDeBD  bDbEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBc eAcCEbCdb   BE           bB   b    

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDa  E CeCCBDdC  a  

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 8 7 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 4 30
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOLUNAY TOLUN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,930 280,740 12 19 20 732 10781

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 71 17 66,75 56 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe aCADECBDaC ECABbBcACCBBAECCBEAEABABaACEb

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdDdEBEAC cBDEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC A  AdCbA  b   BE  B        aB        

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen dD c EBCDCCaD CADaA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 1 30
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER ASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,445 280,740 9 15 16 603 9157

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 75 21 69,75 58 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CbADECBDDCDECABDBaACCBBAECCBEAEABABcACEc

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CbDBEeEACDcBcEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBcDBA CEA      BE      b  c C    b    

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDBAacBbebbBDdCADaAc

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 2 35
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ALİ ATBAKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,983 280,740 67 95 99 2432 29214

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 47 26 40,50 34 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eA aBDE E DcC aABCC ABBbCAEeBEAEb bc  BE

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal edCd  B eeB Adc ECeB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAbBdAD c a     dB a   B                

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DeEa BECC  Cb  A DC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 3 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 4 30
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KOCATÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,533 280,740 19 32 34 1074 14692

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 13 12 10,00 33 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 15 12 12,00 30 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 68 30 60,50 50 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe bAa BDEDE DaCDBABCCDABBCCAEeBEeEAeEbACcc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBCdEcBEC B AEeAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAABdcadEbCbbC  BBDEDa B  cabc C  C     

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen D EadBE  BDCe  eacCA

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 7 48
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AKBAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,988 280,740 48 69 71 1781 22518

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 56 25 49,75 41 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eACeBDEDE DDCbBABCCaABBCCAcABbedABEDACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal eae   BE eBbddDAECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAABcb   dC      B  D          b        

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen DdE  BE CBDC e cDcCb

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 2 26
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT DOĞANCIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,370 280,740 76 110 115 2893 34472

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 39 25 32,75 27 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe aeADEeB DC E cB cDbCC BbE d   E    cAd  

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CdDaE  A       CDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACeAD AeC d d  dDeEB        E C         

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen E ae dB   bc  C cDd 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 7 4 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 5 35
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YETKİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,868 280,740 35 54 56 1448 18909

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 60 22 54,50 45 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe abADEbBDDC a dBaBcACCBBAbbCdEAEABABcACED

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal C DBEeE CDcBcEACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik  CB DeA CcA a                           

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen ED cbEBCcCCBD CdaDA 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 4 2 17
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZÇELİK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,040 280,740 73 105 110 2673 31910

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 42 21 36,75 31 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe adADEbB bC E AB Bc CCBBAECCdbeEAaA c    

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal edD   Ee De    CD Ee     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC ADdA C        B        c  e          

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen dDBeaEBC  C D C  D  

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 5 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 2 26
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZYİĞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,230 280,740 38 57 59 1501 19527

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 60 26 53,50 45 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CCADECBDaCcEdABcBacbC BAECCBE EAa       

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal CbDaEeEAbecBDdACDAEB     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik ACBADBA C A daE  B   a      c e C  a E  

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen ED ACaBCe CBb C DbAe

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 9 3 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 1 50
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 2 39
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 2 2 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KANAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 194,388 280,740 79 116 121 3402 41152

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 23 21 17,75 15 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CaAbE  DbC E  BDdaddCBBAcda   E e db    

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal b Dc      c        B     

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik A  b BA          BE           d       A 

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen   B  acb      C     

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 5 7 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 5 1 22
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA AYGÜN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,095 280,740 64 89 93 2132 25987

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 49 15 45,25 38 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe eACbBDE E DaCbBABCCaABBaCAEABEAEABbDACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DcCdED d       AE  B     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAA b  BE C     BBD        d c C b      

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen      BE             

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 1 30
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADA BALKIR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,763 280,740 62 86 90 2101 25598

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 53 29 45,75 38 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe dACbBbEDEdDaCDBABCCaABBCCAEedEeEAaEDACBa

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal DBCdEacaCeBbAEcbECDB     

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik bAA bADB ACe    BaDE c    c  c C        

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen   d             aDd 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 5 35
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BARTIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,805 280,740 50 72 75 1831 23078

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 54 20 49,00 41 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe CACeBDEDaCe CDdABCCacBBCCAEABEAEAdbcACBc

Cevap Anahtarı A CACCBDEDECDDCDBABCCDABBCCAEABEAEABEDACBE

TYT Sosyal Dca ED  b aD   AEd       

Cevap Anahtarı A DBCEEDBECABDAEDAECDBADAAC

TYT Matematik CAA  A a  C      BDaD      e  BC CC  a  

Cevap Anahtarı A CAABAADBEACDCCEEBBDEDECBDADBDEBCBCCAECDA

TYT Fen Dc   BECC        DC 

Cevap Anahtarı A DAECBBECCBDCDAAADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 1 0 50
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 2 30
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 4 1 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-26 / KR AKADEMİ TYT KURUMSAL DENEME - 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARACASU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,173 280,740 30 49 51 1388 18301

Katılımlar: 80 117 122 3584 46273

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 25,47 25,69 23,39

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,09 2,07 2,03

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,74 1,72 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,77 1,78 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,71 3,63 3,76

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 9,31 9,20 8,86

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 9,88 9,87 8,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,97 0,90 1,22

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 10,85 10,77 9,94

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,63 2,64 2,05

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,38 2,49 2,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,82 1,83 1,74

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,83 6,97 5,94

Toplam: 120 59 13 55,75 46 52,45 52,63 48,13

TYT Türkçe C ADEeBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABAccACE 

Cevap Anahtarı B CCADECBDDCDECABDBDACCBBAECCBEAEABABEACED

TYT Sosyal   e  BE C                

Cevap Anahtarı B CEDBEBEACDDBDEACDAEBACADA

TYT Matematik AC ADBA C    bE DdE EBD     a           

Cevap Anahtarı B ACBADBAACEACCDEEDBEBEBDCBADDEDCBCBACCEAD

TYT Fen EDcb dBCD C DdC c d 

Cevap Anahtarı B EDBACEBCDCCBDACADDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 2 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN DOĞASI 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 1 52
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
İstatistiksel Araştırma Süreci 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
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