
SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TIRAŞOĞLU 0 11-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,055 281,970 1 91 91 91 342

Katılımlar: 1 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 22,50 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,40 1,09

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 -1,00 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 4,25 7,84 6,53

Matematik-1 30 11 12 8,00 27 8,00 12,55 9,00

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,25 1,98 1,34

TYT Matematik 40 14 15 10,25 26 10,25 14,53 10,34

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,75 2,83 2,00

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 1,55 1,68

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 4,00 6,50 5,52

Toplam: 120 52 44 41,00 34 41,00 57,77 47,86

TYT Türkçe BaBdCAEadAeeacabDECBEDBbDDDBCBBDECdbAEaB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal bBEbEAdcbBaec cE bCd     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik eEeaab AAEAEAA eBee  baEeeC   EbBdA c   

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen  c D         BbeBEdA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 10 38
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DAŞDÖĞEN 0 11-Ç

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,403 281,970 1 23 23 23 85

Katılımlar: 1 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 36,25 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,00 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,25 7,84 6,53

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 10,75 12,55 9,00

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,75 1,98 1,34

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36 14,50 14,53 10,34

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,75 2,83 2,00

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,25 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,75 1,55 1,68

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 10,75 6,50 5,52

Toplam: 120 78 25 71,75 60 71,75 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBcAECeACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEb

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dbEBEC EABecaABAEBdb     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik beE dCDBEAEAeCbA aCdE    dc D  EbAB   D 

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDDCAeEdbeABB D  BcB

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 8 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN YILDIRIM 0 11-O

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,003 281,970 1 32 32 32 115

Katılımlar: 1 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,25 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,40 1,09

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,25 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 4,50 7,84 6,53

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 19,75 12,55 9,00

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,00 1,98 1,34

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 24,75 14,53 10,34

Fizik 7 7 0 7,00 100 7,00 2,83 2,00

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,25 1,55 1,68

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,25 6,50 5,52

Toplam: 120 74 25 67,75 56 67,75 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBdCAEDCABbBEDCeECBEDBAD DBCaBDECbbAEaB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal cBaDE d CBd dBdcbeCc     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik DEDEBDCA EAEAACeBC    BE  C  DE  BA B  C

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDDAEA c ebCcEe cBd

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 1 71
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,238 281,970 5 28 28 28 105

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 15 0 15,00 38 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 73 15 69,25 58 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAECDAd BbcDDCcCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EDEBEeaEABAbcABAEcbC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik       D  A A  AA  CBE CB C  D  E   B  D 

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen bD Ce EE dABB Dd B B

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 0 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE DİLA YILMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,275 281,970 4 26 26 26 99

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 75 22 69,50 58 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBeAaCDACbBE DeCBCEDEDDABaCBaEDBC ABCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dDEBEC cABAcdeBAcBCC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik EeEDAacBEAEAeCAAEa BE CB C  D     B     

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDaCe EEb A d D ABEe

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 5 63
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SUCUKCU 200 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,798 281,970 13 75 75 75 266

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 54 22 48,50 40 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBAECDAdCBEBDDCBCEDEDDcBBCBDEDBCEABCbC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal ED ea  cAeAcdeBAEBeC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   E  Cb  Aa bbb    e   B    D  a  B     

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen e  b            cBEd

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 5 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KUMRAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,630 281,970 12 74 74 74 261

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 56 28 49,00 41 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe daBcAaCDAd B  DDCBCEDEDbABBeBDEDBCEABCbC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dD BE cEAceAacBAEeCC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik     c cdEAbeeCA   bBcaC  CB D     BB    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen eD d  cE B eB     E 

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 7 29
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ERDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,903 281,970 15 79 79 79 289

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 3 16,25 41 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 16 13 12,75 43 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 5 5 3,75 38 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 21 18 16,50 41 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 53 31 45,25 38 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe cBBBAECDAdCBdBDDCBCE                    

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dDEBE  c                 

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik EDabA DBEAEdeCAAdddBEdCddCdDbddEdABBddDd

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDDCdcE beAcBCDddBEd

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 2 0 10
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 8 63
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 2 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,138 281,970 17 87 87 87 317

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 13,48 14,53 10,34

Toplam: 120 46 11 43,25 36 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBAEC A  cEcDDCBaEDEDDABaCBDEcBC  BC  

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal Eb dE       eABA d C     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik  ea  CD  AE  CAA   BE    C  D  E        

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 16 2 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 2 38
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE KÖKTÜRK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,043 281,970 19 101 101 101 402

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 3 16,25 41 27,55 28,90 25,48

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 38 13 34,75 29 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBB AEDCA CcbeCDECBE     D             

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Matematik abc eDbAAEAEAACeB B  aBED C             

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CbDDAEe  A      a   

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 3 1 14
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 6 54
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM MIHLAYANLAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,568 281,970 9 54 54 54 181

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 13,48 14,53 10,34

Toplam: 120 64 15 60,25 50 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAECcACdBEBDDCBCEDEDaABaCBDEDBCEABCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EbbBE  dA bAdeBAEdb      

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   EcA DBEAEADCAA BCBEBC  C  D  E   d    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 0 71
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARAOSMANOĞL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,603 281,970 8 53 53 53 180

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 65 20 60,00 50 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBdCAEDCABbBEDCDECBEDBADaDBCaBDECCEb   

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEbdAb  ac bBAEAdCa     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik DE  ebCAAEAE Aa B BE C                  

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDDAEbE  ebC  DBbB 

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 2 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 3 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAVİN IŞIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,520 281,970 3 24 24 24 90

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 77 26 70,50 59 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe BBadCAEDdABCBEDCDECBEDBADDDBCaaDbCaaAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBbDdAc C BAeBeEACCd     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik DEa  cCAAEAEAACDBC   CaEe e  b  BdA  D  

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen dbDDAEAbB eACBEDBEBd

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 5 54
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TURUCALI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,060 281,970 2 12 12 12 54

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 83 21 77,75 65 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBeAECeAdCBEBDDCBaEDEDDABaCBDbDBCEABCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dDEBEaEdABAcBeBAEceC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik EDE   DeEAEADCAA c BEBCd CB D  E ABB   e

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDbeeAEEA A BCDE BEa

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 3 63
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BEGÜM ARAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,880 281,970 21 103 103 103 426

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,55 28,90 25,48

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 13,48 14,53 10,34

Toplam: 120 35 14 31,50 26 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe BdBBAbCaAdbBEBDcCBCEDcDDABBbebEDBaEABCaC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Matematik EDE   DBEA  c    d                      

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 2 29
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA DEDELER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,643 281,970 10 64 64 64 219

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 64 39 54,25 45 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBcCAEaCABCccaCDECBEDdADDDcCaBDECdbAEbB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBcbdcEaeBcAdBeEAeCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  Ebd DeAAaAEAAC BeB BCBd  CAeDd         

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen Ccc AceEc BAdBEcdaeA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 5 63
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AYDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,770 281,970 7 49 49 49 170

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 2 17,50 44 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 63 13 59,75 50 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe cBBBCAEDCABdBEDCDECB                    

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEcdAcECBBAcBeEAeCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  E   D  AEAEAACDB e  C E  C   E         

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDDAEAdcABAdBEDdEBA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 2 0 10
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÇETİNKAYA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,355 281,970 11 66 66 66 227

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 61 30 53,50 45 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe BBaBCAED ecCBEDCDECBEDBADaaceeBDECdbAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal bBabEAE CBcec eEACec     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  E EeD AAEAEAACeB B  C       D          

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CaDe Eec  ebCBEeBEed

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ARIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,338 281,970 6 41 41 41 144

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 70 22 64,50 54 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe BBdBCAEDdABCdEDCDECBEDdAb DBCBBD CdcAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal bBEDEAc CBc ABAaAbbc     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik cEDE DaAAEAE ACeBC        C  D  BB   D  

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CeDDb A  ABbCBEa  Bb

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 4 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL DEYİRMENCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,020 281,970 18 96 96 96 386

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 43 27 36,25 30 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBA C AdC cBDDCBCEDEDDA  CeaEDBCE BaEb

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal bbbc   d B eccBbEaeC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik  a  ACDc A c CA  d B  Cd    D  E        

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen  a b e           Bad

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 4 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 4 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KOLAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,528 281,970 16 82 82 82 296

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 6 13 2,75 9 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 6 13 2,75 7 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 54 34 45,50 38 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAaCDAddBbBDDCBCEDEeDABBCBDEDBCEABCdC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dDEaE  EA bedABAcaaC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik dDbcbabcEAEAca  b  ad      cD           

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen    dd  EAB  B eEAdcd

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 12 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİYAN KURAY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,420 281,970 20 102 102 102 406

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 41 28 34,00 28 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe caBBAbCDACbacaDDCBCbeEDDAaBC a DBC     d

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EbdBb  EcBdAceBAaBdC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik       cBEAd eCA  c cE C     ee E  B     

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen       E       D     

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 10 5 48
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 4 29
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EFE YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,025 281,970 1 6 6 6 25

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 89 14 85,50 71 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAEDCAB BEDCDECBEDBcaDDBCBBDECCEAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal  BEDdAc CBdAcBeEACC      

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik DE   b AAEAEAACeBCd  CBEDBCA DEABB   D  

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDD ceaBAeACBEDBEBA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 3 63
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLFİYE BALABEKOV 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,495 281,970 14 76 76 76 269

Katılımlar: 21 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 27,55 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,60 1,40 1,09

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,18 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,17 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,17 7,84 6,53

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 11,94 12,55 9,00

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,54 1,98 1,34

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 13,48 14,53 10,34

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,21 2,83 2,00

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,00 2,12 1,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,90 1,55 1,68

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 6,12 6,50 5,52

Toplam: 120 52 17 47,75 40 54,31 57,77 47,86

TYT Türkçe   BBAbCDACCBEBDDCBCEDEeDABdCB EDB EABd  

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal ED  E   AB e b   Bb      

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik  eE   D EA AeCcA   B  C  C  D  c  BB    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen  Dc ebE bB a  e     

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 3 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 3 38
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ARSEN KALEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,803 281,970 25 31 31 31 112

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 73 19 68,25 57 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAECDACCBEBDDCBCEDE DABBCaDEDBCEABCEd

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EDaBE  EABbbdbBAEBeC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik aeE  Cba AEAeCAA   BEB   C  D  E ABB    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen  DD b  EAeAcB eE eE 

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 5 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YALINCAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,338 281,970 79 100 100 100 401

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 3 19,25 48 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 40 20 35,00 29 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BeBBCAE  AB BdcCDECBEDBADD              

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal bBEbE d  Bc eBecACCa     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  b EBDb AEA   e           C             

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen   Dae  c  e CBEDa e 

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 7 1 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 3 21
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARDA KANAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,140 281,970 8 9 9 9 44

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 84 18 79,50 66 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBdCAE CABCBEDCDECBEDBADDDBCaBDECabAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEDEAd  cc eBeEACCd     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik aEDEBDCAAEAEAACeBCc BCB   C  DE BB     C

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDDeEAEBAdA c eBcBA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 18 2 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CENGİZ MERT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,938 281,970 21 25 25 25 91

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 74 14 70,50 59 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAEeCABbBEDCDECB  BADDDBCBdDECCEA CB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEDdAc  BdbcBeEACCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik bE EcD AAEAEAACeBCB  C E eC  DE         

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen  DDDA  E   A  Ec  BA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 1 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 2 63
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ Ö KIRCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,175 281,970 74 94 94 94 365

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 3,00 60 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 47 33 38,75 32 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBAdb AaeB dcbCBCEDEbbABaCeDEDBCEABCcC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EDbBb  dAcceBbB      DC A

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik  a  d DcEA   CA  a B                    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen b cCeAEE e cdbabdB B

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 4 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN A 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,350 281,970 45 56 56 56 190

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 65 24 59,00 49 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBcCAEaCABdBEDCDEaBEDBAaDaBCBaDECCaAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEbdAEEbBBAeBAaAeCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  E  aDaAAEAE ACeBC  aCBE dC  D          

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen b      a    d cDdEB 

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 4 54
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL AKÇAKOCA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,755 281,970 61 77 77 77 274

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 6 14,50 36 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 51 18 46,50 39 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBa CAca A e EDCDECcE B b        C    CB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEDdAc  c    e          

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik DcDEeDCAAEAEAACeBCBEBCBE  CA D   d   a  

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen dDD   c BA A   a   A

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 7 1 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 3 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL KELEKÇİBAŞI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,153 281,970 42 51 51 51 174

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 67 27 60,25 50 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAECaAdbdEBDDCBCEDEDDAcBCBDEDBCEABCEd

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EbbB    c cbcedAEdbC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik  Db ACDBEAEAeCAA dCBE Ca C  D    ABB    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDD  eE AdAc  aEAd a

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 4 63
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN KELEKÇİBAŞI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,603 281,970 10 11 11 11 52

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 83 20 78,00 65 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAECaACbBEBDDCBCEDEDDABcCBDEDBCEABCbC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dDEBE  cccAcceBAEddC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik EDEDACDBEAEAeCAA  CBEBCB       E ABBC  B

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDDCAAE AdABc DEd ce

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 18 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAY AKSOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,295 281,970 68 86 86 86 316

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 49 25 42,75 36 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBB AbCabCCBcdaDC CEDa b  aCBDED    Bbcd

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dD BE   eB d  BAaBdC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   b   D EAEA CA  B BE       D  E  dBC b 

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDedc E AB  d DE Ba 

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 8 7 38
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ÇALIŞKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,558 281,970 77 98 98 98 395

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 44 33 35,75 30 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BaBBAbb b CeEBDDCBaEDEeDABBCdDEDBd ABCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal de BE     AceeBAEadC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik     A cc AEe  Ae e c  CaAC  D           

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen D c de b ee   ade  d

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 6 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ALTINOVA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,370 281,970 3 3 3 3 16

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 95 21 89,75 75 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAEeCABCBEDCDECBEDBbaDDBCcBcECbEAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal aBEedAEECBBAeBeEAeCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik DbbEeDCAAEAEAACDBCBEeCBE BCAADEABBA BD  

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CecDAEAEBAdACBEDaEeA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 4 79
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KIRMIZIKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,848 281,970 9 10 10 10 45

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 84 18 79,50 66 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAECDACCBEBDDCBaEDEDDABBCBDEDBCEABCEd

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EDEBaC d BA   BAE dC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik EcEDACDcEAaeDCAA BCBEB eAC  Db EC Bd    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDDCe EcAe BBCDEAedB

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 18 3 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKCAN GÜNGÖR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,565 281,970 40 48 48 48 167

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 68 28 61,00 51 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBcCAE  AabBcDCDEaBEDBADDDBCBBDECCbAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEDdAE CcdAbBecAbCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  E  ecCc EAEAAC B B    E  d  Da BB a    

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen aDDDbEAEBeeACcaDd de

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 4 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA ÇAKOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 188,855 281,970 81 105 105 105 519

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 8 6,00 15 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 10 10 7,50 25 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 11 11 8,25 21 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 25 37 15,75 13 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBc AEe Ad cc  aEaBd                   

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal a    cd       d   Cd     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik   adB CAAdAE AebB a ae aa C  D  B  b    

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen bcbDeEc c eAaedbdEdA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 1 1 5
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 9 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BOZKONT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,778 281,970 26 33 33 33 116

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 71 13 67,75 56 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAECeAC  EBDDCBCEDEbDABaCcDEDBCEABCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal E EB   d   AdeBAEcCC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik EDED  DeEAEADCA    BEBC  C  D  Ea BB    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDD  A  A AcBCe     

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 1 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜRA  SARITOPRAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,518 281,970 70 89 89 89 331

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 48 25 41,75 35 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAbCDbdbBEaDDCBCEDEeDABaCB EDBCEABCbC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dDEBdda   AecedAaB C     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   E  CDe Ab eCA    B        D     B     

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen  cc   E e A   a     

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 2 29
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA NAZ KOCA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,148 281,970 58 71 71 71 258

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 54 17 49,75 41 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBeAECDA  BEBaDCBCEDEDaABBCBDEDBCEABCbd

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dDcBa    cAceeBAEBeC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik d E  CD  AEAeCAA   B           c  BB    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen      eE             

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE DEMİREL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,368 281,970 7 8 8 8 43

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 85 19 80,25 67 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAbcCABbBEDCDECBEDBADeDBCcBDECCEAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEDEAE  cBAcBeEAeCc     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik DEDEBDaAAEAEAACeB  E CBEaeC  DE BBA dD  

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen  DDDdE  BAdbdB DB BA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 3 71
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR PALABIYIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,883 281,970 52 63 63 63 218

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 61 26 54,50 45 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBeAECDAdaBbeDeCBCEDEDDABBCBDEDBCcABCaC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal deEBEbcdAdAddeBAEaaC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   E d DBEAEA CAA BCBE C  C  D     BB    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen  a    E      dac e B

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 1 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,535 281,970 59 72 72 72 259

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 55 22 49,50 41 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAECeA bBddDDCBCEDED ABBCBDEDBCEABCaC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dD BbC Eb AedeBAE dC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik     A Da A A C A B B   BAC  D  d        

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen   eCcAc  e    e be  

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 1 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KUZEY TEKE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,373 281,970 13 15 15 15 57

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 81 15 77,25 64 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAE  Aed EDCDECBEDBADDaBCBBDECCEAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEDEAc  BBAABeEACCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  EaEeb  AEAEAACeBCe dCBE  C ADE  BA     

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDDAE  BAeAd  Da Bd

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 6 54
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK AKYAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,583 281,970 41 50 50 50 172

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 67 26 60,50 50 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBcCAEedABaBEDCDECBEDBADDDBCBBDcCCEAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEadAcE  dAdBccAeCd     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  E  ceC AEAE ACeBaac CBE  C  DE         

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDeDd c c dAC d B BA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 6 46
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ARDA KUL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,768 281,970 36 44 44 44 156

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 69 24 63,00 53 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAEDCABCBcDCDECBEDBADDDBCBBDECbaAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEDEecaCBdAeBeEAeCc     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  E E     EAEAACeBC  c     C  D c        

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen  DDDAceE AdeeBdcabBd

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 2 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK SÖNMEZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,210 281,970 14 16 16 16 59

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 82 21 76,75 64 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBAECDAd BEBDDCBCEDEbDABBCBbdbBCEdBCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dDEBc  EAaAABABAEBCC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik  eE ACceE EAeCAA d BEBCB Ce Db EbABB    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDDCAcEEAe  BCaEABcB

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 5 54
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇATMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,008 281,970 12 14 14 14 56

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 81 14 77,50 65 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAE CABCBEDCDECBEDBADDbBCaBDECCEeECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal  B DdAd   BAbBecAaCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik Dd   cCAAEAEAACDBC E CBE  C  DE Bd   D  

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDD EAEBABACd De B 

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 2 63
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AYYILDIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,083 281,970 31 38 38 38 138

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 70 18 65,50 55 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBdCAE dABb EDCDECBa BADDDBCBBDcCCEAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBbDdAE  cd dd EA C      

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik caDEeD AAEAEAACeB d  CBEDdCA DE BBA     

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDD EA  A     c    

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 4 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DAMLA ZEHİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,335 281,970 6 7 7 7 33

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 88 20 83,00 69 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBeCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECbEAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal bBEDEdE aBcbABeaACb      

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik Da EeDCAAEAEAACDB e BCaE  CA DE BBA  D a

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDDAEbaBABACdEbBEBb

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 4 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,505 281,970 39 47 47 47 164

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 66 16 62,00 52 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAEDCABCBdDCDECBEDBAeDDBCBBDECCEAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEeEAdc Bc bBdEAeCc     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  E   D  A AEAAC a d  C    C  DE dB  dD  

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen    eAE         c EB 

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 2 38
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BOSTANCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,820 281,970 23 29 29 29 109

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 72 14 68,50 57 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBdBCAEcdABCBEDCDECBEDBADDDc BBDECCEAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal bBEDEAd e cAABeEbCCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  ED  DCA EAEAACeB      E      E B       

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen dDDDAEAE AeA   bB   

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN ELBELİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,700 281,970 71 90 90 90 338

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 46 18 41,50 35 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBcBAECeAdCBEBcDCBaE aDDABBCBeEDBCEABC d

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dbEBa  EA                

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   Ebb Da AEAeCA    B   B C  D           

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen   cbe  E            

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 4 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 3 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM EMİR UZUN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,083 281,970 15 17 17 17 64

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 17 0 17,00 85 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 81 22 75,50 63 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBAEC AddBEBDDCBCEDEDbAaBCBbEDeCcABCcd

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal deEBEdEcABcAcABbEBeC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik EcEac DcEAEADCAA   BEBC  Ca D   CABB  D 

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDDCA EEABABBCDE  EB

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 3 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA EMİRALİOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,728 281,970 73 93 93 93 350

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 46 22 40,50 34 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBAECDAdeBEBDDCBCbDEDDABBeBD DBbEAB ba

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EbddaC d                 

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   c A D  A e d     B  b     D     B     

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDe c EdbeA B D  B d

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 5 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 3 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,385 281,970 66 84 84 84 303

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 14,73 14,53 10,34

Toplam: 120 50 23 44,25 37 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBcCAbDCABaBEDdDEdBdDBdbeDBCaBDECbcAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EcEDdAE eccAdBeEAaC      

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  Eb cD AAEAE ACeBC   C                  

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 3 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZSOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,253 281,970 33 40 40 40 140

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 70 20 65,00 54 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBaAECDACbBcBDDCBdEDEDa BBCBDEDBCEABCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dD BE  dABAAcABAaBaC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik  aE ACD EAE eCA  c BEB   C  D     BB  D 

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDcde EEA  aBCed d  

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 3 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAADET YAVUZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,660 281,970 22 27 27 27 102

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 74 18 69,50 58 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAECDACbBEBDDCBCEDEDDABBeBDEDBCEABCbC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dDbBae cABAcdABAEaCC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   E ACDBEAEAeCAA B BE b  C  D  E        

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen   DCeeE  eAc  DEABE 

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 2 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN ŞİMŞEK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,220 281,970 38 46 46 46 160

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 67 19 62,25 52 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe eBBBCAE dABbBEDCDEaBEDBbDeDBCBBDECCEAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEDddd  BeAbBAEAebB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  E  BD  AEAEAACea      E      E BB      

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDD  EcE  BAC d e Bb

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 2 38
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARDA ÖZKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,728 281,970 69 88 88 88 323

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 50 31 42,25 35 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAECaAdeec aDCBCEDEbbeBaCBDEDBCEABCcb

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EDaBE  cABebceBAEBCC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik c E A  c AEAeCdA   B          b         

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen  D  cecb  A B   Aeca

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 4 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAVAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,008 281,970 35 43 43 43 155

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 67 16 63,00 53 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAECDAC BEBDDCdCEDEDDABBCBDEDBCEABCEa

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EDbBa  EAB cdcBAaceC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik E E A D  bEAeCA    BE   AC  D           

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen  DDCeAEE     Ce AeE 

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 2 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AVCIOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,338 281,970 30 37 37 37 137

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 70 18 65,50 55 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe aBB CAEDCAB BcaCDECcEDBAaeDBCBBDECCcAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal aBEDEAEa BBAcBAaAeCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  EeEBDC AEAEAACeB d  C    C  D          

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDc EeE   A   DB Be

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 3 54
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ALP ERİÇYEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,763 281,970 51 62 62 62 204

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 65 32 57,00 48 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe eBBBCAEadAcC cDCDEaBEDBADDaBCBBDECdEAcCB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal bBEbEAd  BcAcBeEAeCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  EabeD AAEAE ACeB d  C Eb C  cE BB      

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen  bDbAEe cAB CdaadEBe

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 6 46
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETKA TURGUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,343 281,970 37 45 45 45 159

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 68 23 62,25 52 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBAECDACaBbBDDCBCEDEeaABBCBDEDBbEABCbd

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EDEBEebd BAcdeBAbBCC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   Ec  D EAEAeCA   CBE                   

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DbcC cEEABABBCedcBaB

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 1 38
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GALİP MERT ÇAKIR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,033 281,970 57 70 70 70 253

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 11 1 10,75 54 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 56 23 50,25 42 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe cBBBAbC b CBdBDD BCEDaDD BaC DEDBCE BC b

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal deEBEe d BeAceBbcBd      

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   E AC  EAEA beA a Bd    C  D     eB    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen  DDC  E A A BC E BEa

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 3 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 4 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE BALAKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,593 281,970 28 35 35 35 121

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 73 23 67,25 56 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAEDCABCcbDCDECBaDBADDDBCaBDbaCbAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal cBEDEAE dccAeBAcAdbc     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  E   D  AEAEAACeB a  CBE        BeA     

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDDAEdEBABACB baEBb

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 2 46
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİDAYET MOLLA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,143 281,970 72 92 92 92 344

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 47 25 40,75 34 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBddCAE  ABdcaDCDECBEDBbbDDBbaBbECdEAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal     d                   D

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  b EeDC AEAE ACeB dcc dc  C   E         

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen  DcDAE    eAC cDa c 

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 8 38
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL CANGÜL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,008 281,970 75 95 95 95 371

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 2 15 -1,75 -9 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 47 35 38,25 32 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBAECDAaCdccbeCBCEDEDDbBBCBDEDBCEABabC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal Eebda  ddc cdedAcaeb     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   EcA c EbaA    d  B     C        cB    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen  DD e EEcB    cbAB d

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 3 21
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİLTT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,305 281,970 29 36 36 36 134

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 70 16 66,00 55 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe cBBBAECDACCBEBDeCBCEDaDbABBCBDEDBbEABCaC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dDEBE  dABAAdABAEceC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   EcA DeEAEA CA   CB     C  D  E  BB  D 

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen  DDe    b ABB c    B

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 1 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN DURG UT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 156,053 281,970 83 107 107 107 542

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 11 3,25 8 29,21 28,90 25,48

Matematik-1 30 2 21 -3,25 -11 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 4 23 -1,75 -4 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 16 45 4,75 4 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe cBBBcc  Ae BcabbdebE                    

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Matematik b b dababbddcacebedcE   Ad b eb   B d  B

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen bccCcAEb  cBde aABde

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 1 1 5
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 18 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU ÖZDOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,283 281,970 49 60 60 60 199

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 14,73 14,53 10,34

Toplam: 120 62 14 58,50 49 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAECDACCBcBDDCBCEDEDDABabBDEDBCdABCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dD B      Acc BAEcCC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik  DE c DcEAEAeCAAE  BEaC  CB    E  BB  b 

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 4 54
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZEM YILDIRIM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,773 281,970 32 39 39 39 139

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 71 22 65,50 55 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAEC AdaBcBDDCBCEDEDaABBCBDEDBCEABCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dDbB   c Bd B BAaBdC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik E E AeDeEAEAeCAA  CBEB   C aD  E  BB CDd

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDa d cEA   BC Ed ba

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 4 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM EFE BAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,230 281,970 1 1 1 1 9

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 96 12 93,00 78 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe cBdcCAacCABCdEaCeECBEDBADDDBCBBD  CEAE  

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEDEAEEeB A BAEACCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik DEDEBDCdAEbEAACDBCBEBC EDBCAADEA B   DC 

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDDAEAEBABACBEcBEBA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 16 1 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 21 2 88
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÖRGEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,358 281,970 78 99 99 99 397

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 7 12,25 31 29,21 28,90 25,48

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 38 12 35,00 29 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe cBadCAbeCABdBEDCDECdE                   

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Matematik  ED   C AaAEAAC B a  CB   C  DE BB      

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen bDDD EeE  e  BE     

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 3 0 14
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUDRET CİP 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,160 281,970 24 30 30 30 111

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 74 23 68,25 57 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBdCAEDdABbBEDbDECBEDBADDDBCBBDECdbAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEDEdc eBceeBeEAbCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik bE  eDCAAEAEAACeB B aCB   C  DE BBA     

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen dDDDAEeE  dA   e E d

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 3 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÖZÜTOK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,943 281,970 5 5 5 5 22

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 89 9 86,75 72 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBAECDACCBEBDDC CEDaDbABBCcDEDBCEABCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EDEBE  EABAeBABAEcCC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik E EDd D EAEADCAA a BEBC AC  D  E ABB    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDDaAAE ABABB cE  EB

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 2 63
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖKÇEK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,715 281,970 67 85 85 85 315

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 49 23 43,25 36 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAEbDAd BdaDDCBCEbEeDAaaeBDEDBbEABCEd

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dDbBd   ABAc ABeEaeC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik E bD C   AaA CA                         

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDc c E     B D  B  

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 1 21
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN TEZCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,530 281,970 34 42 42 42 152

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 67 14 63,50 53 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAEDCABbBEDCDECBEDBADDDBeaBDECCbAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EB DE c CBcAdBeEedCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik cE EBD AcEAEAACD  d                     

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen   DD EAE       D dBA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 1 46
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ ÇANDUR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,635 281,970 19 21 21 21 78

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 13 0 13,00 65 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 76 14 72,50 60 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBB EC AC BEBDDCBCEDEDaABaCeDEcBCEABCcd

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EebB   EABAbdABAEddC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   E ACDeEAEADCAA d BEBC  C D   E  BB    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDDC AE A A  CDE B B

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA DUYGULU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 192,790 281,970 80 104 104 104 506

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 8 16,00 40 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 1 11 -1,75 -6 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 1 12 -2,00 -5 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 26 34 17,50 15 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe B BcAEC A bBE  DCeCEDd b B C    B  ABacb

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal  eaeb     A  AB E        

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   d     c E  ebb a d  dd  c b b         

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen   cbc cb   cdCadAB a

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 6 5 29
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 9 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZZEZ CANAN HOŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,993 281,970 50 61 61 61 200

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 62 17 57,75 48 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBdCAE CAB  EDCDECBEDBdDDaBeeBDECCEAdaB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal  dbDd E     bB  A CB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik abDEBDe  EAEAACDB     aEDBC     BB   D  

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen    b Ee BA AC  D  B 

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 3 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AYGÜN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,158 281,970 18 20 20 20 76

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 78 20 73,00 61 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAE CAcaBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCaAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEDdAE  BdbeBeEAdCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  EDEcDCbAEAEAACeBC  BCBE      E BB      

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen dDcDAEea AB  ddDacBA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 3 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI AKKIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,185 281,970 46 57 57 57 192

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 65 24 59,00 49 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAEadABCBEDCDECBEDBADbDBCaBDECdbAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBbDdAd   cAcBeEACCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik     B   AEAE  C      C E     DEeBB b b  

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen  aD  cAbcAdACdEcadBA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ŞAHİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,788 281,970 53 65 65 65 223

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 11 11 8,25 28 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 12 12 9,00 23 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 61 27 54,25 45 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBdBCAED ABd cDdDECBEDBADDDBCBBDECaEAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEDEAd CadAdBeEACCd     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  ae e abAEAEAACedbe cbB D C  D  Ba      

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen dcD  Ee      B a    

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 11 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER  ÖZGÜRBÜZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,593 281,970 2 2 2 2 11

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 95 14 91,50 76 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAEaCABbBEDCDEaBEDBADDDBeBBDECCaAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEDEAcbCBcAABAEACCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik DE E    AEAEAACeBCe BCBEcBCAADE BBA  D  

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDDAEAdBAeACBdDBEBA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 3 63
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,688 281,970 54 67 67 67 229

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 60 27 53,25 44 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BB BCAED AdCBEDCDECBcDBAbDDBCBBDEdCEAEbB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEDdAd CBdAcBAEAaCd     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  b     ceEAEAAC B d BdBE  C bDc  c      

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen b  Dec a    a ce  dA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 4 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROTİNDA TURHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,515 281,970 20 22 22 22 80

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 76 13 72,75 61 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBAECcACdBEBDDCBCEDEDDABaCBDEDBCEABCdC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dDEBE  EA  e e  EB C     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik  DE   DdEAEA CAA c BEBC  C  D  E  BB CD 

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDcCAAEbAe  BCD  e  

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 2 54
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZA ASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,483 281,970 4 4 4 4 21

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 91 15 87,25 73 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAEDCABaBEDCDECBEDBdDDDBeBBDECCEAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal aBEDdAd  BdAbBAEAbCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik DE EeDC AEAEAACeB   d BEaBC  DE BBAC D  

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDDAEAEeABACBEDBdBA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 4 54
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET SARITOPRAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 172,833 281,970 82 106 106 106 530

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 21 43 10,25 9 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBadadEaCeBCacDCbaaBdedbcDeebdebcddbecec

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal ddcDEAddCB        C      

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik     cDCcAbAEcdbe                        

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen             C       

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 2 19 10
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 6 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SECİL ESKİÇIRAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,915 281,970 55 68 68 68 232

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 13 11 10,25 26 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 62 37 52,75 44 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe cBBBAECDAddBcceDCBCEDaDDABBb DEDBCEABCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dbcBE aEccAAceaAcdbC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik dbE AeDBaAbAeCAb   Bd bB C eD  d   B    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen  ccCeAcEAB cBCDEAd B

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 9 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SU KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,843 281,970 47 58 58 58 196

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 64 22 58,50 49 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAEC A CBE DDCBaEDEeaABBCBDEDBCEABCEd

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EDbBa  dA AcceBAdBeC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik E b  accEAEAeCAA B BEBCa C  D  E  BB    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen  Db  AE A     e  e B

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 6 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE İŞÇİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,998 281,970 56 69 69 69 241

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 57 20 52,00 43 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe cBBBAECbACbBEBDDbcCbDEDDABcCBDEDBCEABCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal E dBa     ebcAB E  C     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik  DE   ccEAEADCA    BEBC  C  D      B    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen  Dcbdc bAd          

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TANER EGE MÜNÜSOĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,805 281,970 48 59 59 59 197

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 67 34 58,50 49 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe aBBdCAEDCABdB DCDEaBEDBbDDDBCBBDECCdAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBaDEAddeccb BAdAbCd     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik aEebeDCeAEAEAACaB db CBED C bD          

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDD EcE  ebCdaeaEdd

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 7 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA GÖK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,495 281,970 63 80 80 80 293

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 52 25 45,75 38 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBdCAbDaABbBEDCeECBED ADaDBCBBDECb AcCB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal aBEDdAd  ca ABeEACCd     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  E   D   EAEAA  B c   a   e  D  BB      

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen     e c  d b  Ee  db

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 3 29
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ K ARA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,818 281,970 17 19 19 19 73

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 79 20 74,00 62 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAbDdABdBEDCDECBaDBAbDDBCBBDECacAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBEDEAcECBcebBAEAeCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  E Ec CAAEAEAACDBCe dC    C  DE BB b    

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CDDDAEA c Bb BEe  Bd

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 3 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KOCATÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,253 281,970 11 13 13 13 55

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 82 18 77,50 65 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBAECDACdBc DDCBCEDEDDbBaCBDEDBCEABCbC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dDEBEa EABAcceBAEBCC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik E b A DeEAEADeAA BCBEBCB CB D bEb B    e

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDDCb EE  ABBCD  B e

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 3 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AKBAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,965 281,970 60 73 73 73 260

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 56 27 49,25 41 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe cBBdCAEaCABdBEDCDECBEDBbDDDdCBBDECdbAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal cBbbdAEc edAABeEACCc     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  EeEe C  EA AcCD             D          

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen Ce    c   dbC EcaEeA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 3 29
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZYİĞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,750 281,970 27 34 34 34 119

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 73 22 67,50 56 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBAECcACCdcBDDCBCEDEDDABaCBDEDBC ABCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EDEBE EdAcbABeBAEaeC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik       DdEA AeCcA aCBEBCB C  D  E        

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDDCedE bBA BaeEAeca

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 4 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KANAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,113 281,970 62 78 78 78 280

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 51 19 46,25 39 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBcAbCDAeaBdcDeCBCEDEDDAB eeaEDBC dB   

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal d EBbC         bEBeC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik  eE A  eEAEAeC A  CBE CB Ce D  E        

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen   D     A      EAB  

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 13 3 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 3 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA AYGÜN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,983 281,970 65 83 83 83 297

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 14,73 14,53 10,34

Toplam: 120 49 15 45,25 38 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBBAbC AC BEBDbbcCEDE bABBCcDEDBCEABCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EbEBd   AB AceBAE  C     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik E b   DcEAd  CA  a       C  D      B    

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 3 29
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN TOPARLAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,438 281,970 44 55 55 55 189

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 66 28 59,00 49 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe eBBdCAEaCABCBEDCDEdBEDBAabDBCaBDECCEAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal cBEDEAdEeBaAcBecAeCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  E Ecc  AEAE ACeB        a   DE  e      

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen CceDcEcEc  AbBEDddBA

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 3 29
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADA BALKIR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,408 281,970 64 81 81 81 294

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 54 33 45,75 38 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBeAECcAabaEaDDCBCEDEDDABeCBDEDBdEABCEa

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal dbbBaeccddAeccBbEeCC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik b EadCcBEAEAcCA  e BEaCa C  D  E   B  D 

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen                  d d

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 7 46
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BARTIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,645 281,970 43 52 52 52 178

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 63 11 60,25 50 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBCAbDCAB BEaCDEaBEDBcDDDBCBBDECCEAECB

Cevap Anahtarı B BBBBCAEDCABCBEDCDECBEDBADDDBCBBDECCEAECB

TYT Sosyal EBcDd      A BecACCB     

Cevap Anahtarı B EBEDEAEECBBAABAEACCBDAACD

TYT Matematik  ED  bC AEA  ACeBC        C  DE BB   D  

Cevap Anahtarı B DEDEBDCAAEAEAACDBCBEBCBEDBCAADEABBACBDCC

TYT Fen  DDD  e             

Cevap Anahtarı B CDDDAEAEBABACBEDBEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 2 38
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,308 281,970 76 97 97 97 389

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 14,73 14,53 10,34

Toplam: 120 41 20 36,00 30 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe dBBcAECDACaccBeDCBCEDEDDeBcCBbEDBaEABCaC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal db BbC EA AedeBAcB C     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   c           A          C  D d         

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 1 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ DUBLOR TYT DENEME-3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARACASU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,118 281,970 16 18 18 18 67

Katılımlar: 83 107 107 107 559

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 29,21 28,90 25,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,57 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,40 1,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,32 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,50 2,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,06 7,84 6,53

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 12,70 12,55 9,00

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,03 1,98 1,34

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 14,73 14,53 10,34

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,92 2,83 2,00

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,18 2,12 1,83

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,45 1,55 1,68

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,55 6,50 5,52

Toplam: 120 80 17 75,75 63 58,56 57,77 47,86

TYT Türkçe BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABaCBDEDBCEABCEC

Cevap Anahtarı A BBBBAECDACCBEBDDCBCEDEDDABBCBDEDBCEABCEC

TYT Sosyal EbEBE  dABAcceBAEBbC     

Cevap Anahtarı A EDEBECEEABAABABAEBCCDDCAA

TYT Matematik   E  acBEAEAeCAA B B  b AC  D    ABB dD 

Cevap Anahtarı A EDEDACDBEAEADCAAEBCBEBCBACBDDAAECABBCCDB

TYT Fen DDbCAAEEA A  Ccd Bae

Cevap Anahtarı A DDDCAAEEABABBCDEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH’I TANIMAK 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 4 46
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
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