
SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ KESGİN 559 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 467,718 309,010 1 19 30 302 2081

Katılımlar: 1 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 18,67 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 10,00 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,97 4,68

Matematik 20 16 2 15,33 77 15,33 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 18,67 14,74 7,75

Toplam: 90 84 4 82,67 92 82,67 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDABCaCABCBCADBDCDDA

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CcABcDDC BDBCDAAC AD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACABDBCBACDADcCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILMAZ 0 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,191 309,010 2 30 53 569 3825

Katılımlar: 3 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,67 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,11 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,11 8,81 5,30

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,11 8,97 4,68

Matematik 20 18 2 17,33 87 17,33 11,01 5,61

Fen 20 17 3 16,00 80 16,44 14,74 7,75

Toplam: 90 80 10 76,67 85 75,78 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aBCcCCDACADBCABCBDbD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BDDABBACCC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDDABbC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCAaC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) ADBBAAdBADDCCACDBDCa

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDBCDCBaACAcBACCBbA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK E *EM ÇAKIR 0 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 500,000 309,010 1 1 1 1 1

Katılımlar: 3 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,67 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,11 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,11 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,11 8,97 4,68

Matematik 20 20 0 20,00 100 17,33 11,01 5,61

Fen 20 20 0 20,00 100 16,44 14,74 7,75

Toplam: 90 90 0 90,00 100 75,78 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDABCBCABCBCADBDCDDA

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACABDBCBACDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EREN DAĞKES 324 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 390,993 309,010 3 81 172 1674 10789

Katılımlar: 3 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 14,67 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 9,11 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,11 8,81 5,30

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,11 8,97 4,68

Matematik 20 16 4 14,67 73 17,33 11,01 5,61

Fen 20 15 5 13,33 67 16,44 14,74 7,75

Toplam: 90 68 22 60,67 67 75,78 65,74 35,72

Sözel (TÜR) dCaaDABCbcCcaCbDBDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) AbBBaCCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCDDbBA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBdABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) AcAADCAcCADBddCDBBBD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBcCDDCACABacCdCCdD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEY İN SU ÖZCAN 0 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 389,566 309,010 1 82 174 1701 10957

Katılımlar: 1 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,00 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 8,81 5,30

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 8,97 4,68

Matematik 20 8 5 6,33 32 6,33 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 18,67 14,74 7,75

Toplam: 90 67 16 61,67 69 61,67 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aDABCaCABCBCADccaDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBaABCd

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCbABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CAcDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CcAacDDC Bc    Ad A 

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACABDBCBACDbDBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 0 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÜSTÜN 1761 8-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 372,316 309,010 1 92 207 2042 12912

Katılımlar: 1 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,33 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 8,81 5,30

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 8,97 4,68

Matematik 20 7 10 3,67 18 3,67 11,01 5,61

Fen 20 17 3 16,00 80 16,00 14,74 7,75

Toplam: 90 65 22 57,67 64 57,67 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aDABCaCABCdCcDBDCDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBcABCd

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDAaBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAa

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CcAdcDbCaBcB D ba ca

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACAcaBCBAdDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA DURU ACAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 289,957 309,010 114 122 332 3402 20981

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 4 10 0,67 3 10,98 11,01 5,61

Fen 20 5 10 1,67 8 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 47 29 37,33 41 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BC dDABaABCDCC c cbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBadCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBdBCaDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) d cbb baacDab CD B  

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN)  bcca D *a ca CBCC*c

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 5 10 25



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA HALİTOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 233,955 309,010 116 124 370 4299 25042

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 3 7 0,67 7 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 8 1 7,67 77 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 1 14 -3,67 -18 10,98 11,01 5,61

Fen 20 7 12 3,00 15 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 35 48 19,00 21 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCdaDbcCABCDdbbcabbb

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) dbcBabbaDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBbBCDDAaA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDB ABd

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) bbdbc d   caddC cadc

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BcdcbDbCA AdacCaCacb

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 7 12 35



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇINAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,675 309,010 42 45 82 851 5655

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 15 2 14,33 72 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 1 17,67 88 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 75 10 71,67 80 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCaCD BCABC*CCADBDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) AaBBCCdBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBdBCDcABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT)  DbADCABCdD CCC BBBD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBACDDCA dBDBCBCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 1 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SELİM AYDOĞDU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 465,871 309,010 19 21 32 339 2281

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 82 8 79,33 88 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) acABCaCABCBCADBDbDDA

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CAaBBDAdCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDdBBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACAcDBCBACDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YAŞ ARKARAOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,209 309,010 39 42 76 805 5397

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 11 5 9,33 47 10,98 11,01 5,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 78 8 75,33 84 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aBCDaCDACADBCABCBDAD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BDDABBACCC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDDbBAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) ADBBAc B DcCC Cc Dab

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDBCDCBDACABBACCBDA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ZALOĞLU 962 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,350 309,010 38 41 74 792 5281

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 13 6 11,00 55 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 79 9 76,00 84 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDABCBCABCBCAD DCDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAAccDcCBBDBCDdcC Ac

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACABacCBACDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KÖSE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 486,041 309,010 7 8 9 76 583

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,98 11,01 5,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 87 3 86,00 96 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDABCBCABCBCADBDCDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDAdCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAABBDDCBBDBCDAACdAD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACABDBCBACDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ URAS ARALIOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 363,046 309,010 90 97 223 2205 13955

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 4 6 2,00 20 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 9 9 6,00 30 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 60 27 51,00 57 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BC aDAcCdBCDaCcDdDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCbdBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCaDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) dCDabadABb

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) dbcAbCAaCcbBaa DBB D

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBACDDCACAcDBCcCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP KAYA DALAKLI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,489 309,010 53 56 108 1108 7085

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 13 1 12,67 63 10,98 11,01 5,61

Fen 20 16 2 15,33 77 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 73 8 70,33 78 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BC aDABCABCDaCADBDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCCCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABbDaABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) A AADCA CADB  CD B b

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) aDBACDDCA AB BCBCCAb

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 2 80



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇAĞRI TOK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 327,357 309,010 104 112 286 2858 17674

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 4 8,67 43 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 6 0 6,00 60 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 8 1 7,67 77 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 1 0 1,00 5 10,98 11,01 5,61

Fen 20 14 3 13,00 65 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 49 8 46,33 51 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CbABC CAcCcC aBD    

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) B CD B AD 

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CA DCCcBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT)              D      

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) D DCA ABD CBcCDAbcCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 0 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 3 70



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN ÇAKIROĞLUU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,440 309,010 87 94 211 2110 13352

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 12 3 11,00 55 10,98 11,01 5,61

Fen 20 12 6 10,00 50 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 63 20 56,33 63 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aBCDCaDcCcbBCAcCaDcD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BDDAdBACCC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCbDABdC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) A aBAA B  DCCcCD DCa

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CcD CbCBDA AcBdCCcDb

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 6 60



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA TÜRKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,299 309,010 62 65 137 1314 8493

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 15 3 14,00 70 10,98 11,01 5,61

Fen 20 12 8 9,33 47 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 71 17 65,33 73 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCBCDABCABCDaCADBDdD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADaBCCCBcA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCcaABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) ADAADCAaCAD  CCDdBdD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) cDBcbDcCACABDaCcCCdb

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 8 60



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATLAS YURDAER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,382 309,010 44 47 87 919 6032

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 13 3 12,00 60 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 76 10 72,67 81 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CbABCBCABCcdADBDCDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCaABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCdBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAAa DDCBBD CDdAd A 

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACABDBCBACDADcCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN PEHLİVANOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 383,204 309,010 82 88 192 1837 11685

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 8 5 6,33 32 10,98 11,01 5,61

Fen 20 16 3 15,00 75 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 66 16 60,67 67 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCaaDABCAcCDaCADBDAb

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCdCBcA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDaBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) c  A CA CA da b BBaD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDB CDDCACABDdCcCCAc

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 3 80



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE PELİN COŞKUN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 455,414 309,010 25 27 47 500 3354

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 17 3 16,00 80 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 81 9 78,00 87 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CAcCCADBBCDABCBCDbDD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCAaDCAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBAcACDCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) DDBDCABdCCCADBAcAbDC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BACDBDACccDBCDCBCCDA

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE FARSAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 388,769 309,010 78 84 177 1720 11050

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 11 5 9,33 47 10,98 11,01 5,61

Fen 20 14 5 12,33 62 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 68 17 62,33 69 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aBCDaaDACADBCAcCBDbD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BcDABBACCd

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) dcaBdA BADbCCA D DC 

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDBCbCB AdAcBbCCcDA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 5 70



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE YAMANER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,572 309,010 48 51 96 998 6497

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 12 2 11,33 57 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 76 8 73,33 81 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CABCaADBaCDAcCaCDADD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCABDCAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACDCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) Dc DCA Bd CA  ABAA C

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BACDBDACAcDBCDCdCCDA

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT GÜZEL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 476,824 309,010 13 14 21 186 1282

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 84 6 82,00 91 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCBCDABCAcCDCCADBDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) AbBBbCCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBbBCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) ADAADCABCADBCCCDBBBD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBcCDDCACABDBCBCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN TURNA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 418,055 309,010 56 59 119 1177 7568

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 14 3 13,00 65 10,98 11,01 5,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 73 14 68,33 76 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDABCBCABCcCAaBDCDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBcABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCaABBADb

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAAB DbC BcBCDAAC Ac

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCAbAcDBCBcdDADcCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL SİNEM KARAMAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 472,061 309,010 16 17 26 251 1687

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 17 2 16,33 82 10,98 11,01 5,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 85 4 83,67 93 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDdBCBCABCBCcDBDCDDA

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CcABBDDbBB BCDAACCAD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACABDBCBACDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ÖZKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,677 309,010 61 64 136 1304 8446

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 12 4 10,67 53 10,98 11,01 5,61

Fen 20 16 3 15,00 75 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 72 13 67,67 75 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) dCBCDABCABCDaCbDBDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCCdBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCaDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) AbAbDCA  cDBb CDBB D

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBbCDaCAC BDcCBCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 3 80



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRİN ÖZTOP 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,127 309,010 40 43 77 807 5404

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 15 5 13,33 67 10,98 11,01 5,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 79 11 75,33 84 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aDAdCBCABCBCADBDCDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CcABBDDCaBcdCDAACCAc

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCAabBDBCBdCDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ÜSTE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 324,003 309,010 105 113 290 2904 17999

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 5 4 3,67 37 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 8 6 6,00 30 10,98 11,01 5,61

Fen 20 12 7 9,67 48 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 51 29 41,33 46 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCdaaAdCbBCcaCAD a D

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADaBCddBcA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) bCDCDc dBd

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) AbAAcCAa bD ab D   D

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN)  DabaDDCAbAcDcCcCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 7 60



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARACASU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,287 309,010 43 46 85 902 5935

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 13 4 11,67 58 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 77 10 73,67 82 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCcCDAcCABCDCCcDBDAD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCbCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) ADAAbCdB AcBCbCD B D

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBACDDCAbABDBCcCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ÇİÇEK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,540 309,010 70 74 156 1471 9442

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 11 7 8,67 43 10,98 11,01 5,61

Fen 20 16 4 14,67 73 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 72 16 66,67 74 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BBCDaCDACbDBCABCBDba

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BDDABaACCC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) AaaBAbaBbaDCCACDdD  

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) dDDBCDCBDAbAcBACCBbA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DEĞER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 454,322 309,010 27 29 51 515 3476

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 17 1 16,67 83 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 1 17,67 88 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 80 7 77,67 86 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CdBCCADBBCDAdCBCDbDD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCABcCAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BaADACDCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) DD DCABBb CADBABAADC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BACDdDACABDBCDC CCDA

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 1 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ASLAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 330,583 309,010 101 108 279 2806 17387

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 12 7 9,67 48 10,98 11,01 5,61

Fen 20 11 9 8,00 40 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 55 33 44,00 49 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) dCaabAcCdcCaC AcBDcD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBdadabA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBbBCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) dCDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) AcbADCdBCADdb CDdBaD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) cDaACDbCAaccDBCcdCAb

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 11 9 55



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ATEŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 473,072 309,010 15 16 25 230 1575

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 84 6 82,00 91 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDABCdCABCBCADBDCDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) dADBBcABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAABBDDCBBDBCDAcCCAD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACABDBCBbCDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN DEDELER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 305,328 309,010 112 120 313 3185 19731

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 5 3 4,00 40 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 6 6 4,00 20 10,98 11,01 5,61

Fen 20 13 7 10,67 53 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 48 32 37,33 41 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) adCcbCDAadcBCdaCdbcD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) acDABBACCd

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCaDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) c B DdCACd

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) ADc bA B abC cb  D  

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) bDDBCDCBDAbABcbaCcDd

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 7 65



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ASEFOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 378,818 309,010 83 89 198 1923 12181

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 12 6 10,00 50 10,98 11,01 5,61

Fen 20 15 4 13,67 68 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 65 22 57,67 64 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CAcCaADBBaDdBCBbDcDb

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCAacCAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBAcbCcCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) DDcDCbaaC CbD ABAADa

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BACDB AabBDBCDCBCCcb

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 4 75



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR CANKURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 411,333 309,010 60 63 134 1292 8362

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 10 7 7,67 38 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 73 14 68,33 76 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CABCCADBBdDAdCaCDADD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCABDaAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACDCBb

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) DcBcCABBd  cD AdcAbC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BACDBDACABbcCDCBCCDA

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR YILDIZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 473,197 309,010 14 15 24 226 1559

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 85 5 83,33 93 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aDABCcCABCBCADBDCDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DaDCACABDBaBACDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KÖSE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 492,218 309,010 3 4 4 34 237

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,98 11,01 5,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 88 2 87,33 97 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCBaDABCABCDCCADBDAD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCCdBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) ADAADCABCADBCCCDBBBD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBACDDCACABDBCBCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN DEMİRALP 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 387,519 309,010 80 86 180 1742 11184

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 10 6 8,00 40 10,98 11,01 5,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 67 19 60,67 67 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BdCDCCDACADBCAcCBcAD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BbDABBAadC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCcDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) dDa Ab B DDbCAbDBDa 

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDBCbCaDAaABBcCCaDb

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLŞAT SEKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,973 309,010 34 37 66 701 4731

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 13 5 11,33 57 10,98 11,01 5,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 79 7 76,67 85 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCBaDABCAcCDCCADBD D

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCCCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CB BCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) AcAbDCdBCc  CCCDaBBD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBACDDCACABDBCBCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU AYKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 366,001 309,010 88 95 216 2159 13643

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 7 2 6,33 63 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 5 9 2,00 10 10,98 11,01 5,61

Fen 20 17 2 16,33 82 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 60 22 52,67 59 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BBCDCaDcCADBCABCBDbD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BDDABBACdd

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABbaaABbC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBbAb 

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) Acac baBb bC cC cD  

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDBC CBDAaABBACCdDA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 2 85



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE HACIOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 494,813 309,010 2 3 3 12 91

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 89 1 88,67 99 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDABCBCABCBCADBDCDDA

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACABDBCBACDAbBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM İYİHUYLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,860 309,010 92 99 236 2292 14413

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 10 10 6,67 33 10,98 11,01 5,61

Fen 20 13 7 10,67 53 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 64 26 55,33 61 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aDcBCaCABCcCADBDdbDc

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABCb

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABaADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) acAcBDbCBBDdCbAbdacD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDbACABDdaBbCDdcdCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 7 65



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEMSU UYAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 317,987 309,010 107 115 294 2988 18559

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 4 4 2,67 27 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 6 13 1,67 8 10,98 11,01 5,61

Fen 20 13 6 11,00 55 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 52 34 40,67 45 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aDdBCaCAcCcCADBcaDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDAdCd

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCaABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) C  aCbaBAd

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CbdBaccadBcaaacACC a

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DcDdA bcDdCBACDdDBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 6 65



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DEMİRÖRS 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 445,956 309,010 31 34 61 657 4397

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 14 3 13,00 65 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 80 7 77,67 86 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) dCBCDcBCABCDaCADBDAD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCCCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) ADAAcCABCAcBd CD B D

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBcCDDCACABDBCBCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA MELİS KOÇAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,830 309,010 75 79 168 1644 10584

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 10 2 9,33 47 10,98 11,01 5,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 68 14 63,33 70 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDABCaCABCBCdDBDaDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABCd

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADb

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT)  AAc DDC BD CDdA    

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCbCAdaBCBbCaAbBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ÖZÇELİK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 310,226 309,010 111 119 306 3102 19254

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 2 12,33 62 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 1 4 -0,33 -3 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 6 0 6,00 60 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 8 1 7,67 77 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 3 1 2,67 13 10,98 11,01 5,61

Fen 20 9 5 7,33 37 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 40 13 35,67 40 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BBCDaC ACAD CA Cd A 

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) acDb     b

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCD A   

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BD ADBCACd

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) A    d        C  D  

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) dD B  C DAC  BdCCccd

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 0 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 9 5 45



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR DALKIRAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,301 309,010 51 54 101 1047 6739

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 8 1 7,67 77 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 12 5 10,33 52 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 74 12 70,00 78 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CdBCCADBBCDABCBaDbDD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCABcCAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACDCBd

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DbDACCB AB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) DbBDCABd  aADdA AbDC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BACDBDAbABDBCDCBCCDA

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 483,160 309,010 8 9 13 96 737

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 87 3 86,00 96 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BBCDCCDACADBCABCBDbD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BDDABBACCC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) AcBBAABBADDCCACDBDCC

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDBCDCaDACABBACCBDA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL ÇELİK 126 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,055 309,010 24 26 44 469 3185

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 16 2 15,33 77 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 82 6 80,00 89 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BBCDCaDACAcBCABCBDAD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BDDABBACCC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) ADB AABBADDCCA DBDba

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDBCDCBDACcBBACCcDA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İSSİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 461,383 309,010 21 23 36 403 2710

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 17 1 16,67 83 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 81 7 78,67 87 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CdBCCADBBCDABCBCDbDD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCAaDaAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACDCBb

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) DDcDCABB  CADBABAADC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BACDBDACABDaCDCBCCDA

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTÜRK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 476,983 309,010 12 13 20 181 1250

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 18 2 17,33 87 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 86 4 84,67 94 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BBCDCCDACADBCABCBDbD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BDDABBACCC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) ADcBAbBBADDCCACDBDCC

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDBCDCBDACABBbCCBDA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU UZUN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,205 309,010 66 70 148 1416 9091

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 11 4 9,67 48 10,98 11,01 5,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 70 15 65,00 72 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCBCDAcCAaCDCCcDBDcD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCaCBcA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBbBCDcABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT)  cAb CAcCdD C CD BBD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBACDDCAbABDBdcCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELYESA AYBAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,832 309,010 49 52 97 1016 6579

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 15 4 13,67 68 10,98 11,01 5,61

Fen 20 16 4 14,67 73 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 75 14 70,33 78 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDABCBCAcCBCADBDCbDc

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBacABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CbDDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CcABdDDCBBaBCDAA CAb

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACAcDBCBAbDccBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DAĞLI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,070 309,010 45 48 90 945 6201

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 16 1 15,67 78 10,98 11,01 5,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 76 11 72,33 80 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BBCDCCDACADBCdBCcDbD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BDDABaACCC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) ADB AABBAcDCCA D DCC

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDcCDCaDcCccBdCCBDA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRKAAN ÇETİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,775 309,010 65 68 146 1407 9018

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 1 13,67 68 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 8 0 8,00 80 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 14 2 13,33 67 10,98 11,01 5,61

Fen 20 14 3 13,00 65 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 67 9 64,00 71 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BC aDA  ABCDCCADB  D

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCbCBbA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBbBCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) AC CDB ABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) ADAc CABCADB aCD B D

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN)  DBcCDDCc A aBCBCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 0 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 3 70



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KARADENİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,738 309,010 57 60 120 1180 7591

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 11 1 10,67 53 10,98 11,01 5,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 72 10 68,67 76 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BBCDaCDACADBCAcCaDAD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BDDAdBACdC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCaDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) A BB A BA  CCbCD D  

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDBCDCBDACAcBbCCBDb

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ELA AKYÜREK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 393,076 309,010 74 78 167 1633 10548

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 8 1 7,67 77 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 9 5 7,33 37 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 67 16 61,67 69 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aDABCaCAcCcdADBDCDDA

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBcABad

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CbDDCC BAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAABBD C c abDdb   D

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACABaBCBACDADcCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZÇELİK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 250,680 309,010 115 123 358 3941 23740

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 4 2 3,33 33 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 5 1 4,67 47 8,78 8,81 5,30

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 10,98 11,01 5,61

Fen 20 7 6 5,00 25 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 25 21 18,00 20 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BB caaDAa aBCAaCc c 

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) B DcBB   d

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABC c B  

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sayısal (MAT)   a  b d    C  c    

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDD b dcDA    dCCd d

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 0 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 7 6 35



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NİSA AYGÜN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 327,412 309,010 103 111 285 2857 17669

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 3 6 1,00 10 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 10 6 8,00 40 10,98 11,01 5,61

Fen 20 11 7 8,67 43 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 49 31 38,67 43 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BBC  aDAdcD CAaCcDbD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) acDcBaACdC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCaDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BaBdcabdC 

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) A Ba c BAbDCaACDcDd 

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDD aDd cbbcBBACCBDd

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 5 29

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 11 7 55



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATOŞ ALKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,957 309,010 41 44 80 845 5623

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 17 3 16,00 80 10,98 11,01 5,61

Fen 20 13 7 10,67 53 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 77 13 72,67 81 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BBCDCCDACAcBCABCBDAD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) aDDABBACCC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDcABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) ADaBAAaBdDDCCACDBDCC

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDaaCDbaDACbBBcCCaDA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 7 65



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜLSU YAVUZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 318,534 309,010 106 114 293 2985 18507

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 4 9 1,00 5 10,98 11,01 5,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 49 31 38,67 43 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CdcCaAcdBCDABCaCDbDD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCABDCAb

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADAacCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) cd bCad b 

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) a  DbAadCaC c b c a 

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BcaDBDACbBDBaDCcCCDb

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 4 14

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KAYA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,059 309,010 63 66 138 1338 8622

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 9 0 9,00 90 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 14 3 13,00 65 10,98 11,01 5,61

Fen 20 9 6 7,00 35 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 70 10 66,67 74 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CABCCADBBCDABCBCDA D

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCABDCAb

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACDCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCB AB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) D BDCA Bd CAbdABAADC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BcCDB    BacC CdCCbb

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 9 6 45



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BARIŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 415,183 309,010 59 62 126 1223 7911

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 12 2 11,33 57 10,98 11,01 5,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 73 11 69,33 77 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CABCCADBBaDAdCBaDADD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BcDCABDCAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACDCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) D BDCA B  CAb AaAA C

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BAdDBDcCABDaCcCBCCbA

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YEKTA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,517 309,010 35 38 68 711 4790

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 79 11 75,33 84 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCadDABCAcCDCbdDBacb

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADaBCCCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) ADAADCABCADBCaCDBBBD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBACDDCACABDcCBCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYMA MAARAVİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 332,906 309,010 100 107 274 2766 17161

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 5 8 2,33 12 10,98 11,01 5,61

Fen 20 12 8 9,33 47 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 55 28 45,67 51 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCaaDABCABCDbCAcBDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) AcddCdCBbA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCbcABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT)  cAbbab bc    bD BBD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) cDBcaDDCAbbcDBadCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 8 60



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMA DEDELER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 315,544 309,010 108 116 300 3024 18783

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 6 4 4,67 47 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 9 6 7,00 35 10,98 11,01 5,61

Fen 20 12 7 9,67 48 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 48 36 36,00 40 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CbBCbADacaDAdCaaDcDb

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) daDdAccCAa

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBAcACaCBb

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DbDAdaBcAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) Db DCA BdaC D  ccAcC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BcCDaaAabB BCDCcCCDd

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 7 60



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DURĞUT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,265 309,010 93 100 239 2305 14482

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 6 4 4,67 47 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 12 6 10,00 50 10,98 11,01 5,61

Fen 20 12 7 9,67 48 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 58 29 48,33 54 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CbdbCdcBBCDABCBaDADD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCbBDbAd

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBAcAdDCcA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) bCDcCCBdbB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) D  aCAaBCCdADaAaAAcC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BcCD DACbBaaCDbaCCDb

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 4 43

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 7 60



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL GÜNGÖR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 465,434 309,010 20 22 33 347 2323

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 17 2 16,33 82 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 82 7 79,67 89 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CABCCADBBCDABCBCDbDD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BaDCABcCAb

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACDCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) DDBDCA BCaCADBABAADb

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BAdDBDACABDBCDCBCCDA

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKAY FIRAT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,336 309,010 50 53 100 1046 6735

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 17 1 16,67 83 10,98 11,01 5,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 73 15 68,00 76 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CAcCCADBBaDABCadDADD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) dBDdABDCAb

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACDCBb

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBdAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) DDBDCABBd CA BABAADC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BcCDaDACcBDBCDCcaCDA

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ ÇAM ALI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,553 309,010 28 31 54 575 3886

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 17 1 16,67 83 10,98 11,01 5,61

Fen 20 16 4 14,67 73 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 80 8 77,33 86 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDABCBCbBCBCAcBDCDDA

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBcABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAABBDDC B BdDAACCAD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCAbccaBCBACDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ULUDERE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 447,864 309,010 29 32 58 623 4182

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 9 0 9,00 90 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 18 2 17,33 87 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 78 9 75,00 83 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDbdCBCABCBCADBDCDab

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBD BCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCC bBBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCC BAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAAdcDDCBBDBCDAACCAD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DdDCACABDBCBcCDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARAN HAKBİLEN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 419,961 309,010 55 58 116 1152 7368

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,98 11,01 5,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 75 15 70,00 78 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDcBCaCAcCBCADBDCDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) dADBBDABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAABcDDCBBDdCDAbCdAD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCcCAcDBCccaDAbBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ATEŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 460,553 309,010 22 24 37 417 2809

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 18 2 17,33 87 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 83 7 80,67 90 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aBCDCdDACAcBCABCBDbD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BDDABBACCC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) ADBBAABBAcDCCACDBDCb

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDBCDCBDACcBBACCBDA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AYAYDIN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,790 309,010 69 73 155 1463 9409

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 13 1 12,67 63 10,98 11,01 5,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 69 15 64,00 71 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCaCcABCdaCDaCAcBDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) AaBBaCCdDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCcDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) ADAA CA CAb   CD BBD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBbCDDCACABaaCBCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY ATILGAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 394,204 309,010 72 76 164 1606 10396

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 13 6 11,00 55 10,98 11,01 5,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 70 19 63,67 71 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CbaCCbDBBaDAcCaaDbDD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBbCABDCAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACaCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) DDcDbc BCaCbaBABAADC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BbCDBDACABaBCDCBCCcA

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ORAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,826 309,010 76 80 169 1645 10585

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 11 2 10,33 52 10,98 11,01 5,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 67 16 61,67 69 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCBCDABCAaCDaCAcdDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCdCBcA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBdBCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBdABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) A AcDCAcCADB   D   D

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) cDBcaDDCACAcDBCdCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETALİ DALGIÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 387,672 309,010 79 85 179 1739 11163

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 14 3 13,00 65 10,98 11,01 5,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 64 23 56,33 63 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aDABCBaAaCBdADcDCDDc

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) dAaaaDcBbC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCbabBBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) dAABcDDC B BCDAAb AD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDdAaABDBCBbCDbDdCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BİLİCİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 478,549 309,010 11 12 17 160 1070

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 85 5 83,33 93 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDABCaCABCBCADBDCDDA

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CAcBBDAdCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAABBDDCBBDBCDbACCAD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACdBDBCBACDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİNAZ KUMRAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 342,358 309,010 99 106 262 2589 16177

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 7 0 7,00 70 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 5 5 3,33 17 10,98 11,01 5,61

Fen 20 13 6 11,00 55 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 55 20 48,33 54 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCaCbABCA CDCCdDcDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBaCCCacA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBbBCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) AC CD  ABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) A bc  d Ccc   C  B D

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) aDBcCDDCdbAcDBCcCC D

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 0 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 6 65



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUH MMED EMİN ALAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 329,144 309,010 102 109 280 2824 17515

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 8 8 5,33 27 10,98 11,01 5,61

Fen 20 12 8 9,33 47 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 57 29 47,33 53 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aDABbaCdBCcdccBDbDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) dADaBDABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCdBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CbbaBD C ccBaDdAb A 

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DaDCACbBacCdACaADcdC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 8 60



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEFES ŞAHİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 488,637 309,010 5 6 7 56 426

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 88 2 87,33 97 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BBCDCCDACADBCABCBDAD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BDDABBACCC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) ADBBAABBADDCCACDBDdC

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDBCDCBDACABBACCdDA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ADA GÜLER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,074 309,010 67 71 149 1423 9112

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 12 5 10,33 52 10,98 11,01 5,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 72 15 67,00 74 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) dDdBCcCABCBCADBDCDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABaC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT)  AAcBDcCBBbB DAAdC c

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCAbcBDBCBbCDAcdCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TANSUYU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 481,409 309,010 9 10 14 125 893

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 18 1 17,67 88 10,98 11,01 5,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 86 3 85,00 94 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) cBCDCCDACADBCABCBDAD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BDaABBACCC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) ADcBAABBADDCCACDBDC 

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDBCDCBDACABBACCBDA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YILMAZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 500,000 309,010 1 1 1 1 1

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,98 11,01 5,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 90 0 90,00 100 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCBCDABCABCDCCADBDAD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCCCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) ADAADCABCADBCCCDBBBD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBACDDCACABDBCBCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA KİRACI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 359,677 309,010 91 98 234 2272 14319

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 7 11 3,33 17 10,98 11,01 5,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 64 24 56,00 62 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCBCDcBCABCDaCdDBDbb

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) AbBBCdCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) bacAaCAdCcc  aCccBdD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBbCDDCbdAcDBCaCCAa

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR CENAY 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 486,331 309,010 6 7 8 75 575

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 87 3 86,00 96 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CABCCADBBCDABCBCDADD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBaCABDCAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACDCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) DDBDCABBdCCADBABAADC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BACDBDACABDBCDCBCCbA

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN ARDAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,730 309,010 86 93 208 2052 12977

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 1 0 1,00 5 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 1 17,67 88 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 62 5 60,33 67 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDABCBCABCc AD Db Db

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCcABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT)             C       

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCcCABDBCBA DADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 0 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 1 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASAF GÖZTAŞI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 346,776 309,010 97 104 253 2506 15767

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 4 9 1,00 5 10,98 11,01 5,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 61 21 54,00 60 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aDdBCBCABCaCccBDC Db

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBcABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) Cbdd D C dcB  bc  db

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DaDCACABDaCBAdDAcdCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FATİH ÖZDEN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 469,817 309,010 17 18 29 282 1906

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,98 11,01 5,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 85 5 83,33 93 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BBCDCCDACAaBCABCBDAD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BDDABBACCC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) ADBBAbaBADDCCACDBDba

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDBCDCBDACABBACCBDA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜNDOĞDU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 346,696 309,010 98 105 254 2509 15780

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 9 0 9,00 90 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 12 6 10,00 50 10,98 11,01 5,61

Fen 20 10 10 6,67 33 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 57 29 47,33 53 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aDABCBCbcCBCbDBD Dab

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBacABCd

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) aCCcAaBAaA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDC BBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CcbBBDDCadc bDAAC AD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DcDCAabcaBCBddDbccCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 10 10 50



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BERTAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 480,564 309,010 10 11 15 133 945

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,98 11,01 5,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 86 4 84,67 94 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CABCCADBBCDABCBCabDD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) dBDCABDCAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACDCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) DDBDCABBCCCAbBABAADC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BACDBDACABDBCDCBCCDA

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÇEHRELİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 389,078 309,010 77 83 175 1711 11001

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 8 10 4,67 23 10,98 11,01 5,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 70 18 64,00 71 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCBCDAcCABCDCCdDBabD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCCCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBbBCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) ba AbCAdCAbcaC* cdBD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBcCDDCACABaBCBCCbD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ SAADETAYDOĞAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 311,405 309,010 110 118 305 3082 19150

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 9 0 9,00 90 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 10,98 11,01 5,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 49 33 38,00 42 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BdBaDABCAcC CCdDaDcb

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADaBCdCBbA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBcadbb   

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDB ABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) cbccbaAdbdba CCb d D

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBcCDDCACABDBbcCCbc

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 0 3 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZÜM ÖZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,078 309,010 64 67 143 1362 8738

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 9 6 7,00 35 10,98 11,01 5,61

Fen 20 16 4 14,67 73 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 73 12 69,00 77 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CABCCAcBBaDABCBCDADD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCABDCAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACDCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) Da D AdBC CdD Ad bcC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BcaDBDAaAcDBCDCBCCDA

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ BURDURLU 3195 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 447,176 309,010 30 33 60 634 4263

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 18 2 17,33 87 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 80 10 76,67 85 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCaabABCAcCDCbADBDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCCCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBdBCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) ADbADCAcCADBCCCDBBBD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBACDDCACAcDBCBCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN ERÇİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 377,323 309,010 84 90 201 1948 12352

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 9 1 8,67 43 10,98 11,01 5,61

Fen 20 13 6 11,00 55 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 65 14 60,33 67 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CdBbCcDBdaDABCBCDbDD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCABbCAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACDCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT)    D A B  CA B cAA C

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BACDBDAbbcD CDdcCCDb

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 6 65



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ANDİÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 300,877 309,010 113 121 319 3241 20091

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 7 2 6,33 63 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 6 10 2,67 13 10,98 11,01 5,61

Fen 20 11 8 8,33 42 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 50 32 39,33 44 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCaabABdbBCD a Dcadb

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCCCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBbaCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) cCDCDB ABd

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) AabbaCd dbb d Cc BBD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBbC cCAabcDBCaCCdb

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 11 8 55



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR MERT ŞEKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,842 309,010 52 55 107 1101 7050

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,98 11,01 5,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 75 15 70,00 78 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BBCDCCDACcDBCAcCBDcc

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BcDAdBACCC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) ADBBAbcBADcCCACDBDCa

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDaCDCBDAbAcBdCCcDA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR YILDIRIM 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,198 309,010 46 49 92 960 6313

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,98 11,01 5,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 76 13 71,67 80 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) C bBCcCbcCBCAcBDdDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDdBBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCAbbcDaCBcCDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİD ARDA TEMİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 386,199 309,010 81 87 182 1771 11329

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 11 8 8,33 42 10,98 11,01 5,61

Fen 20 16 4 14,67 73 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 69 19 62,67 70 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) cBCDadDACAcBCAcbBD D

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BDDABBACCC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCbCC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) AacBAAcBADcCbc DdDCa

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDaBCDCBDAdcBBACCBDb

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SATAYESH SAADAT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 458,863 309,010 23 25 40 444 3002

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,98 11,01 5,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 83 7 80,67 90 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCadDABCABCDCCADBDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCCCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) AcAADCABCADBdCCDBdcD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBACDDCACABDBCBCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KUCUR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 373,332 309,010 85 91 205 2024 12804

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 8 9 5,00 25 10,98 11,01 5,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 65 22 57,67 64 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCcCbABCABCDCbADBDcD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADaBaCdBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCcDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) cbcAcCdaCAacC dD B D

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBdaDDCAbABDBCcCCAb

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA KOLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 492,218 309,010 3 4 4 34 237

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,98 11,01 5,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 88 2 87,33 97 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) dDABCBCABCBCADBDCDDA

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CAaBBDABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACABDBCBACDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL BOZKUŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 397,340 309,010 71 75 162 1560 10055

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 11 5 9,33 47 10,98 11,01 5,61

Fen 20 16 3 15,00 75 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 70 14 65,33 73 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDABCBCAaCcC bBDCcDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABCa

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAdB D bBBDBCDAc b b

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DcDCACABa CBAaDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 3 80



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DEMİR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 445,449 309,010 32 35 63 668 4460

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 13 1 12,67 63 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 78 6 76,00 84 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCBaDABCABCDCCADBDAD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCCCaDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBbBCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) ADAADCABCA B  C  d D

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBcdDDCACABDBCBCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ULAŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,642 309,010 95 102 251 2489 15669

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 9 0 9,00 90 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 3 4 1,67 8 10,98 11,01 5,61

Fen 20 13 4 11,67 58 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 57 13 52,67 59 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) dC aDABCA CDCC DBcAD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCbCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCcDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBAB 

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT)    c CA     da b   D

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BD cCDbCA cBDBaBCC D

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890

100

0
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 4 65



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ACET 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 314,859 309,010 109 117 301 3034 18840

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 3 7 0,67 3 10,98 11,01 5,61

Fen 20 9 11 5,33 27 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 53 26 44,33 49 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCaaDABCABCD CbDBDcb

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADaBCCCBcA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCDbABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) c    aAc c db C  d D

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) cDBAacDbAbABadadCCdc

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 9 11 45



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMAR AÇOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 444,268 309,010 33 36 65 686 4595

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 15 0 15,00 75 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 79 6 77,00 86 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) dDABCaCABCcdcDBDCDDA

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBDABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAAB DDC B BCDAAC A 

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCAbABDBCBACDADBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KINIŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,251 309,010 96 103 252 2497 15708

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 4 6 2,00 10 10,98 11,01 5,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 56 21 49,00 54 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BC aDABCABCDCCAcBDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADaBCaCdcA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) C bBCa ABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT)  abA C ca b    D  cD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) dDBdCDDCACcBDcaBCCAc

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 0 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SELİM YEŞİLDAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,836 309,010 36 39 70 779 5206

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 14 5 12,33 62 10,98 11,01 5,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 78 11 74,33 83 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCBCDABCABCDCCADBDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCCdBbA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT)  DAbDCAdCADdCCCDaBcD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) cDBcbDDCACABDBCBCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ TANRIYAKUL 522 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 394,202 309,010 73 77 165 1607 10397

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 7 6 5,00 25 10,98 11,01 5,61

Fen 20 16 4 14,67 73 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 69 14 64,33 71 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDABCaCABCBCADBcCDDA

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBbABCd

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCDABBADA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) bcAcBDaCaBD C  b    

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCAbABcBCBACDdcBCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAYAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,116 309,010 47 50 94 987 6428

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 15 3 14,00 70 10,98 11,01 5,61

Fen 20 13 7 10,67 53 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 76 12 72,00 80 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CABCCADBBCDABCaCDADD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCABcCAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACDCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) bDBDCcBBd  ADBABAADC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BcdDBaAaABDBCDCdCCbb

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 7 65



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS BUĞRA CİNDİOĞL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 467,067 309,010 18 20 31 315 2145

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 18 2 17,33 87 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 83 7 80,67 90 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CABCCADBBCDABCaCDADD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCABbCAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADbCDCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) cDBDCABBCaCADBABAADC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BcCDBDACABDBCDCBCCDc

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF HAKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,712 309,010 58 61 121 1181 7595

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 14 3 13,00 65 10,98 11,01 5,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 73 14 68,33 76 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) cBCDCaDcCADBCAcCBDbD

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) acDABBACCd

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BABCDDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG) BDBADBCACC

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT) ADaBAAB AD bCACDBDd 

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDaBCDCBDACABBACCdbA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BEREN ÖZDİNÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,204 309,010 54 57 110 1115 7129

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 11 8 8,33 42 10,98 11,01 5,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 76 13 71,67 80 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCBCDAcCABCDCCADBDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCCCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCDbABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) AbAbDCAdCAc daCaBdBD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) BDBACDDCAbAcDBCBCCAD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇAĞLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 364,948 309,010 89 96 218 2175 13748

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 10 8 7,33 37 10,98 11,01 5,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 64 24 56,00 62 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CAaCabDacCDABCBaDbDD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDdABcaAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACDCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) DbBDCc BCaCd dAcAcaC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BdCDBaAbABDdCbCBCCDb

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ECE BATTAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,758 309,010 68 72 152 1447 9289

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 11 8 8,33 42 10,98 11,01 5,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 72 17 66,33 74 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CAaCCADBBaDABCcCDbDD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCABcCAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BBADACDCBb

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) DCDACCBBAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) DbdDCcdcd CAcBABAcDC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BbCDBDAbABaBCDCBCCDA

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İ MEMİŞOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 455,296 309,010 26 28 48 501 3371

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 6 4 4,67 47 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 16 3 15,00 75 10,98 11,01 5,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 79 10 75,67 84 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CbBCCADBBCDABCBCDbDD

Cevap Anh. C CABCCADBBCDABCBCDADD

Sözel (TAR) BBDCABDCAC

Cevap Anh. C BBDCABDCAC

Sözel (DİN) BaADACDCBA

Cevap Anh. C BBADACDCBA

Sözel (İNG) cCDbCdBaAB

Cevap Anh. C DCDACCBBAB

Sayısal (MAT) DDBDCA BaCCAcdABAADC

Cevap Anh. C DDBDCABBCCCADBABAADC

Sayısal (FEN) BACDBDACABDBCDCBCCDA

Cevap Anh. C BACDBDACABDBCDCBCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,802 309,010 37 40 71 780 5212

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 14 3 13,00 65 10,98 11,01 5,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 77 10 73,67 82 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) CDABCBCABCcCAaBDCDDb

Cevap Anh. A CDABCBCABCBCADBDCDDA

Sözel (TAR) CADBBcABCC

Cevap Anh. A CADBBDABCC

Sözel (DİN) BCCcABBAbA

Cevap Anh. A BCCDABBADA

Sözel (İNG) CADDCCBBAB

Cevap Anh. A CADDCCBBAB

Sayısal (MAT) CAAaBDDC B BCDAcC Ab

Cevap Anh. A CAABBDDCBBDBCDAACCAD

Sayısal (FEN) DBDCACABDBCBACDADcCC

Cevap Anh. A DBDCACABDBCBACDADBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA KARA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 351,324 309,010 94 101 248 2429 15272

Katılımlar: 116 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,26 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,90 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 8,81 5,30

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,02 8,97 4,68

Matematik 20 6 11 2,33 12 10,98 11,01 5,61

Fen 20 13 4 11,67 58 14,68 14,74 7,75

Toplam: 90 61 23 53,33 59 65,64 65,74 35,72

Sözel (TÜR) BCaaDABCAaCDCCAcBDbD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADaBCCdBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBcBCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) ACDCDBBABC

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) b AbcCAcbAb Cadbc cD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN)  DBACDDCA ABa CaCCbc

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 5 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 4 65



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET İHSAN KÖKDOGAN 7 8-Y

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,537 309,010 1 69 147 1410 9052

Katılımlar: 1 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,00 14,27 7,98

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 9,00 8,81 5,30

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,67 8,97 4,68

Matematik 20 11 6 9,00 45 9,00 11,01 5,61

Fen 20 17 1 16,67 83 16,67 14,74 7,75

Toplam: 90 69 13 64,67 72 64,67 65,74 35,72

Sözel (TÜR) aBCDCaDACADBCAcCBD D

Cevap Anh. D BBCDCCDACADBCABCBDAD

Sözel (TAR) BbDABBACdC

Cevap Anh. D BDDABBACCC

Sözel (DİN) BA CDDABAC

Cevap Anh. D BABCDDABAC

Sözel (İNG)  DBADBCACb

Cevap Anh. D BDBADBCACC

Sayısal (MAT)  DcBAbdBADDCacCD D a

Cevap Anh. D ADBBAABBADDCCACDBDCC

Sayısal (FEN) CDDBCDC DACABBA CcDA

Cevap Anh. D CDDBCDCBDACABBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 1 85



SONUÇ BELGESİ Yanıt 0247480801 8. Snf Müfredat İzleme 1 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇETİN 123456 8-Z

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 328,700 309,010 1 110 283 2833 17557

Katılımlar: 1 124 387 11221 40304

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,33 14,27 7,98

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 7,94 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 8,81 5,30

İngilizce 10 4 3 3,00 30 3,00 8,97 4,68

Matematik 20 7 7 4,67 23 4,67 11,01 5,61

Fen 20 9 10 5,67 28 5,67 14,74 7,75

Toplam: 90 53 26 44,33 49 44,33 65,74 35,72

Sözel (TÜR) dCaCD BCAcCDCaAcBDAD

Cevap Anh. B BCBCDABCABCDCCADBDAD

Sözel (TAR) ADBBCdCBDA

Cevap Anh. B ADBBCCCBDA

Sözel (DİN) CBABCDDABA

Cevap Anh. B CBABCDDABA

Sözel (İNG) cCD DB bc 

Cevap Anh. B ACDCDBBABC

Sayısal (MAT) A bcDCAcCc db C   cD

Cevap Anh. B ADAADCABCADBCCCDBBBD

Sayısal (FEN) cDBAacDCAbcdac dCCbD

Cevap Anh. B BDBACDDCACABDBCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 9 10 45
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