
SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,544 301,780 24 31 33 136 1274

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 94 24 88,00 73 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBacCADCeCCEAcECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECbBADcDaeCABDCbAEaB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADcB EBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ceBEddca daCeeEbdABe

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,459 301,780 61 75 84 508 4899

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 21,91 22,38 13,54

Toplam: 120 61 13 57,75 48 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCAbCC  BbDdBCCcCEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEbCDBccDBaCAdCB Ab     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACA dA  ec  BE  DA     D  CD         

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,600 301,780 49 62 69 390 3369

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 75 28 68,00 57 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEdACBEBCAcCBCCdADECECEEEDADBcBaBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDcAb DebCeBaCcbbCa     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEAbcCBD BEBD  DDB  DACDC   Ab    B  

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen eeBa a BAeEbaDdDBbdC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,730 301,780 71 88 106 624 6571

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 21,91 22,38 13,54

Toplam: 120 50 11 47,25 39 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCdaCdB BADEBCCEeEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal  BEACD dDcBaCeCCB AE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik  Ba     b  B    c                       

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,750 301,780 20 27 29 116 1077

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 90 3 89,25 74 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAD DBDCABDCDAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA EADACBDCBEBDA                       

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen AeBEA DBAa CaDEDBABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYGAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,907 301,780 51 64 71 393 3401

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 76 33 67,75 56 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEAcACCcbCbBEcbaEBCCaCEECEEeEDDADcBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal cBEACDeabDBDCeC BccE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADdbDceDAeBEECDAEDCaCDCDbD DC   d E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen aE A cbED dd bcBCEc 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,028 301,780 67 82 95 564 5715

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 59 29 51,75 43 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACB  C abeCCadcaCECEEEDADBEBcBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECbeADED cCeBaCcAb c     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik A A bbb daD BEBD  DD          a         

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen eaed b BACECcDEDBABe

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,374 301,780 73 91 110 643 6868

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 0 10,00 25 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 47 11 44,25 37 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe                               DADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal   aA DecDcdaCAC B AE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik                      E C  D DCDBDCAB B E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BEedCcDEDDeACCDBaEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 0 13
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,989 301,780 16 22 24 99 981

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 96 22 90,50 75 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACddcCCBEBADEBCCECdECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DcaAaDdEDcBaCACaBc E     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CaDACADdAbABDACBEECDAEDCBaDCDCDBDCAB BCE

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BaeAbcDEDedACCDBCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,433 301,780 59 73 82 493 4763

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 64 21 58,75 49 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEBCcDCBCCEccECECEEdDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECbBADccaDCbBaCb ECc     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik A ADcAb eBDCBEBDA  DB                B  

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen  e  d  Bd     ba  dC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,242 301,780 30 38 41 172 1516

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 89 18 84,50 70 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACB BC aCeCCE DECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAD c  CABaCcbEeB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADdA  CBDCBEceAEDDBECDACDCC  Ab B cBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen cDeEAC BeCbCDDEDdAcC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 441,888 301,780 7 10 10 38 314

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 31 8 29,00 73 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 104 14 100,50 84 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCADeCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDBEeDBDCACCBcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACAbbADAdDACBEECDAEDCedDCDeDBDCAB Bec

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BddAC DEDeBACCDBCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,005 301,780 26 33 35 139 1286

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 93 23 87,25 73 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCdDCeBEBAcdBCCECcECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal bBEcCD  DDBaCACCBDAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CcDACADdA ABDACBEECDAEDbBdDCDdDBDCABcB c

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eabACabcDeBAeCDBCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 152,931 301,780 80 98 129 845 10027

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 14 2,50 6 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 2 14 -1,50 -8 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 6 22 0,50 2 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 2 3 1,25 13 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 8 25 1,75 4 21,91 22,38 13,54

Toplam: 120 16 53 2,75 2 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABA3154             nEh?rat rlak      

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal   22037169864       1abAC

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik eeedadebbDbcbdCeEcdcAE d dcaDacB ecB    

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 5 13
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 3 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 141,172 301,780 82 100 131 858 10102

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 10 4,50 11 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 0 14 -3,50 -18 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 5 23 -0,75 -3 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 6 -1,50 -15 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 5 29 -2,25 -6 21,91 22,38 13,54

Toplam: 120 12 53 -1,25 -1 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEE3154             EgE othan         

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal   46612320914212         

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik cebbEdc dBbd EBedbeacdbeddbdCeccbbae    

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 3 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,015 301,780 31 39 42 180 1559

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 89 20 84,00 70 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCdaCCBEBA EBCCaCEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDcE DBDbeCCBb E     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik eeDACA b b a ACBEECDAEDCBaDCD DBcCABA   

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BEdACcDEDcBdCCDBaEBb

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 466,810 301,780 3 4 4 8 60

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 111 9 108,75 91 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEAaBEBCADCBCCEADECEeEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBADaDBDCABaCbAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADdbDACBDCBEBeAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADBEeCDBACECDDEDBABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,527 301,780 56 69 77 437 3876

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 70 24 64,00 53 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EcABACCdcaCBEBbDEBCCECEECEEcEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal e EAC cceDBaCAC cb b     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik C DACADcb  BDA BE  DA D   D   bB CA     

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eaded  EDeBAeCDBCE A

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,413 301,780 78 96 119 675 7320

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 4 13,00 33 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 1 3 0,25 3 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 47 21 41,75 35 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEA B BCecCdCCEAc                    

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECD A cc DCAB Cc E d     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik A ADcA   a  aE e   D   DACa Cb cDd   d  

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ebBEACeBA aC  E BABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,603 301,780 43 56 61 345 2882

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 19 8 17,00 57 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 78 26 71,50 60 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEAC cBCADeBCbbADaCECcEcDbDdcBDBCBbCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBADEDBDCeacCc E a     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADbbDAeBD BdceAEeDBECDACeC  BADA C    

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADBEAC cAe CD EDB  C

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,751 301,780 22 29 31 129 1210

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 93 19 88,25 74 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCAaCCBEBcDaeCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DcEACDaEDDBDdACCBcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik  BDACADbADdB A BEECDAcDCB DCDCDBDCAB c E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen e  ACaeEbedACCDBCdBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
D   K O 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,287 301,780 29 37 40 171 1515

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 90 22 84,50 70 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCdaCCBEBAcEeCCaCcECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEAaDB  DBaCeCCBcdE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBcACADcAb aeACBEECDAEDCB DCDCDBDCAB B  

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BaeAC eEeeBAbCDBCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,622 301,780 14 20 21 78 665

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 99 18 94,50 79 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCcDedBEBADEeCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DcEACDcEDDdDCeCCBcbE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADbAbAcDACBEECbAEDCcCDCDCDB CA ABaE

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BEAeC DEDDBAeCDBCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,824 301,780 46 59 64 357 2991

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 19 8 17,00 57 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 24 10 21,50 54 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 79 32 71,00 59 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCAcCCBEBAcEBCCECEECEEBbDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal cdcAeDB eDdaCeC ecAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADcAb eeAaBEECDA  bBCDCadDBDCA d  c

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen cEdee aEDeBAedDBCEcA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 442,664 301,780 6 9 9 37 303

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 103 9 100,75 84 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEBCd CBCCEA ECEeEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBcD DBDCABDCcAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEAaACBDCBEBDAEDDB CDAeD CCBAD B EBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADBa CcBACECDDEDdABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,493 301,780 50 63 70 391 3372

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 8 0 8,00 40 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 71 13 67,75 56 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCAeCCBEBADEBCCEadECEdBEDcADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDBEaDcDCebCBeAd     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEADcBeACB                        

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BEAA     DB     CE  

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,869 301,780 74 92 111 648 6900

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 50 19 45,25 38 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BAaEEAdBEBCcaCeCCaADECECEEEDAD EBaeCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal EeDcAD DBDCeBaC  bb      

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA dA  eBD BEBe              e         

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen                    a

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,489 301,780 41 53 57 286 2436

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 79 13 75,75 63 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEB    BCCEAcECECEEEDADBEBbBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECbBAD  e CABDCb E       

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADde  C D  E D aDDB  DAC CCCB     EBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen eDea C BAeECDDE cABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,510 301,780 10 15 15 56 467

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 102 17 97,75 81 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEBCAaCBCCEADECECEEdDADeEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBADcDBDCABaCcAbCa     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEeDACaDaBEBDAEDDBECDACDCaCBAD BCEBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADBEcCcBAeECeDdDBABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ADIYAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,963 301,780 9 14 14 54 458

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 101 11 98,25 82 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCADCCBEBeDEBCCECdECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DdEACDdEDDBDCACbBcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADbADABDACBEECDAEDCBaDCDCDBDCABAB E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen    d   EDDBAbd BCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,004 301,780 12 17 18 69 607

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 100 18 95,50 80 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEBCAcCBCCEADECEeEEEDADBcBDBC * *

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAbEDBDCeBaCcAEdB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEADACBDCBEBeAEDDBECDACDCCCcADABbEBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADBaeCDBAeECeDEDdABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,499 301,780 54 67 74 432 3826

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 72 30 64,50 54 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEAeBEBdeDeBCCcecaCECEddDAeBEBcBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal      D DB      DAbdB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEAb C DCcEaDAEDDBECDcCDee BAD BCEBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen deBcdCcBAea  DEDcdBe

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ASİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,398 301,780 75 93 112 649 6919

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 52 28 45,00 38 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACcEaCADCcCbadcECECEEEcADBEcDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal EabcbD DccCeBDCcAbbB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA  cbcC DeBEBDb  D                    

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen e aa   a      E B   

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,863 301,780 11 16 16 59 502

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 101 15 97,25 81 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCeDCCBbBAcEBCCECcECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DcEAaDBEDDBDCeCCB AE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEeDABD CBEECDAEDbBaDCDCDBDCABAB E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen ec eCcDEDDBeCCDBCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,720 301,780 64 79 90 537 5315

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 62 28 55,00 46 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCebCCaEBAcEeCCECEECEEBbDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal  BEAC B eDBDCACaBcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik edDA A de beD eBEE c          DB  A     

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen d dda e DcBee DdeEc 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EBRAR SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,862 301,780 65 80 93 554 5560

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 61 31 53,25 44 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACaEACBEaCeceebCEAcECECEEEDADeEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal Ee  AD DBDCABaCcAb B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA dAa e eaBE eA DD   D CDa  B         

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen eeeadC db Edc EDc Be

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,393 301,780 48 61 68 385 3337

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 72 15 68,25 57 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCdDCdBEBcDEBCCdCEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDBEDDBDCACCBbAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik C DAe      Be  BE   A D   DCa           

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen e  ea  EDcBeeeDBCE  

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SÜMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,429 301,780 63 77 86 510 4904

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 16 10 13,50 45 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 18 12 15,00 38 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 64 25 57,75 48 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEAaB cCADCeCCEeDECECEEdDADaEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAb DaDCedaCcAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA cb ACcaeBEBDA DcBE DcCaCbaBA   b c  

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen        a            

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM TEZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 458,397 301,780 4 6 6 17 112

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 109 11 106,25 89 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCAaeCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDBEDDBDCACCBcAb     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADdAbABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eEdACcDEeDBAeCDBCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,345 301,780 66 81 94 561 5639

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 58 21 52,75 44 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEAeBEd A CcCCEAcECECEEEDADdEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAb D DCAaaCcAb B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA EA dCc C EBe            d           

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen dec  C B     eEad Ba

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,287 301,780 47 60 65 365 3063

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 15 11 12,25 41 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 22 13 18,75 47 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 79 35 70,25 59 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEcadcCeCCEAcECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal aCbcADdcBDCABaCcbEaB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADcADAeBD BEceAcDDedda bD b aAD BdEBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADBabC BAeECeaEDdcBC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 3 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 445,266 301,780 5 8 8 32 262

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 11 1 10,75 54 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 103 4 102,00 85 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEBCADCBCCEAcECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAD D DCABDCcAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADdADAC DCBE DAEDDBECDACDCCCBADAB EBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADeE C  A   DDED AB 

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,982 301,780 70 87 105 623 6555

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 51 15 47,25 39 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEAd  BCADCeCCae ECECEEEDdDBaBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBADcDBaCABbCb ECa     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik A    A  eBb B aD                        

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen        d       D    

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY İNAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,931 301,780 76 94 116 666 7242

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 0 11,00 55 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 45 8 43,00 36 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BAdEdA BEBCdDeB   d dCECEEEDAD E DB  DCc

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal E DBAD D D     DAE B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik A ADEA      BE         b   C            

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen        B      E     

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,578 301,780 32 40 43 200 1706

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 87 18 82,50 69 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACC aedBEBADEeCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDc DcaaCAC BcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik  BDACADdbc BDAaBEECDA D   DCDCDBDCABc  c

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen B  cC DaDDBACCDBeE A

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÖNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,450 301,780 62 76 85 509 4901

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 21,91 22,38 13,54

Toplam: 120 62 17 57,75 48 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACC DeC cB DEBCCdCcECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal  caACDBdDcBaaAC BcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CcDAeAD  D Be CBd  D      D  CDB CAcABb 

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,414 301,780 15 21 22 81 719

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 96 8 94,00 78 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACC DCCBEBADEeCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDB DDBDCAC Bc       

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADE  AB AeBEECDA DCd DCDCDBDCA  d E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BE eC DE DBAeCDBCEcA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,298 301,780 44 57 62 348 2895

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 76 17 71,75 60 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACC cCCBEBAcEeCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACbBaDDBDCAC ccAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik eBDACADdA   eAeBE        CDCDC          

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen Bad b eE  BAeCDBCEcA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GENCO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,737 301,780 58 72 80 481 4523

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 15 10 12,50 42 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 16 10 13,50 34 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 66 24 60,00 50 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEAdB B   beCCEAcECECcEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECeBA EDaDCABbCcAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACb cAb CBDaaEeD cDDBE DACa ab         C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen AeBEd  a         Ace

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,034 301,780 25 32 34 138 1283

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 91 15 87,25 73 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEBC cCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal aCDBAD D cCABaCbAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA cADbC D BEeDAEDDB CDACDCd  AD B EB C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen cDB  CeeAeECeDEDcABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 470,726 301,780 2 3 3 5 40

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 112 7 110,25 92 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCeDCCBEBADEcCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDBEDDBDCACCBbAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADdADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABdE

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen Ba ACcDEDDBACCDBCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,684 301,780 79 97 123 713 8023

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 21,91 22,38 13,54

Toplam: 120 42 16 38,00 32 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCdDCaeEcecEBCdECbECEEdEDDADBBDCEeC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal e Ecac  DD      BaAb     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik    A   EA  B   BEE                      

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,715 301,780 57 71 79 472 4419

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 66 22 60,50 50 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCdDeCBaBAcEBCCECEECEEBcDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal e E C   aDBaCACac cE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik eBDA ADd   BDACBEE D    B D             

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eaded eEDcdAe DBCEB 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ KAYRALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,387 301,780 53 66 73 418 3642

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 71 21 65,75 55 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCdDCeBEBAcEcCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal eBEA      daCAdCcbAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik aB ACAD dbAB A BEE DA D   D   DB  A c   

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen B beC eEDcBAaCDdeE  

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZELER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,724 301,780 36 44 47 227 2011

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 21,91 22,38 13,54

Toplam: 120 82 5 80,75 67 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEBCADCBbCEADECECEEdDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAD cBDCABDCDAEeB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEADACBDCBEBDAEDDBEC      CBcD  C    

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,573 301,780 28 35 38 157 1417

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 91 21 85,75 71 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCeaeCBEBADEeCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal bBEACD EDcBaCAC B  E     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CaDACADc DAa ACBbECDAEDCdCDCDCDBDCAa B E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BbdACcDEDedAeCDBCbcA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,446 301,780 39 47 50 252 2165

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 84 22 78,50 65 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCdDeCBEBccEBCCECdECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDBcDDBaCAC dcdE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik eBDACADd b BeACBEE D     CD DCDBDCA c  E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BEeeb eEDcBACCDBaEdA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,726 301,780 27 34 37 155 1411

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 90 18 85,50 71 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEBC  eBCCE cECECEEEDADBEBcBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal E e A    DCAaDCcAECd     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEAD CBDeBEBDAcDDcEaDACDCCCcADcc EBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADBEbC dAeECDDEDaABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,629 301,780 45 58 63 354 2958

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 78 26 71,50 60 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBbBCdbbBCCEAcECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAeccBDCABaCcAbCB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik AbA bADACBDeBEBe  DD     CDC  BADA CE   

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen eaBE CDddedCceb BbdC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,066 301,780 18 25 27 109 1038

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 95 21 89,75 75 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACdADCCBEBADEBCCECEECEEBdeDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal bBEceDd DDBaCACCBbbE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik dBaACADd  AeDACBEECDAEDCBaDCDCDBDCABAc E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eddACcDEDcBACCDBCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TALAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,147 301,780 33 41 44 202 1721

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 89 25 82,75 69 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEBdeDbedCcAcECECEEEDADBEBcBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBADccebCABaCcAEaB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik AC DdADACBDCBEBDAEDDBECDACDCC BAD B EBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ebedAb BAdECc EDdbBC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,123 301,780 17 23 25 102 1002

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 95 20 90,00 75 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCdbCCBEBAcEeCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEAeDacDDBaCACCccAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEA  BDA BEECDAbDbBCDCbCDBcCA bBd 

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BEdACcDEeeBACCDBCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER3154 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 143,321 301,780 81 99 130 857 10096

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 27 -2,75 -7 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 1 8 -1,00 -10 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 5 12 2,00 5 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 2 12 -1,00 -5 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 16 66 -0,50 0 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe  11576527150        beEabaccdDccBeBadebc

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ceceecEeBcdAaDbbdceB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik                      cbDACadC ddada beeC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen da d   dcd dbDcaBbc 

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 7 13
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,104 301,780 68 83 97 572 5817

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 1 13,75 34 31,32 31,61 28,16

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 38 0 38,00 95 21,91 22,38 13,54

Toplam: 120 52 1 51,75 43 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEAaBEBC  CBCC                       

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Matematik ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADAB EB C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REBER ÇAKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,321 301,780 52 65 72 398 3476

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 72 19 67,25 56 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEAdBE Cc CBCCEecECECEEEDcDBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDdAD c  CAdeCDAECa     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA cA  CeD BEB  EDD E DACDC    e Bb B C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen eeBE   BeeE   E   eC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,338 301,780 35 43 46 218 1894

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 88 27 81,25 68 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEaCdDCBCCEAcECECEEbDADBEcDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDecDcc cCABaCc ECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADcA ACBDeBEBDAEDDBECDACDCCCBAD BdEBcC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen cbaaeC cAeaCeDEeeABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 437,255 301,780 8 12 12 46 394

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 103 15 99,25 83 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal D EACDdcDcBaCACCcD E     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEAbABDACBEECDAEDCBCDCbCDBDCABABbE

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen daeACcDEDeeACCDBeEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,146 301,780 40 52 56 283 2405

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 83 27 76,25 64 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEAaBEcCd CeCCEbcECEbEEEDADBEcDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBca b DCABDCc E B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACAecADACBDCBE DAEDDBEaDACbaaCBAD B EBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen  eaEbC dAeECeDEDdbBa

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,160 301,780 19 26 28 112 1064

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 93 13 89,75 75 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCdDCCBEBccEBCCECEECEEBbcDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal b EAC   DcBDCAC ecAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEAD BDACBEECDAEDCBdDCDCDBDCABeBCE

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen       eE DBAeCD CEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,896 301,780 77 95 118 668 7293

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 14 1,50 8 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 4 5 2,75 28 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 19 12 16,00 40 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 53 41 42,75 36 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACdEeCdDCBbbd DECECcEdcADdEBDBaBDdE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal E aBbadDdcdcBaCccbbd     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA  A  aaDbBEdD  DDBd eeCDCC aADccb cDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen               Eac Ba

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 481,445 301,780 1 1 1 2 13

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 115 5 113,75 95 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCADCCBEBAcEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDBEDDBDCACCBDcE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADdADABDACBEECDAEDCdCDCDCDBDCABABCE

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BEAACDDEDDBACCDBaEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,212 301,780 34 42 45 204 1747

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 20 8 18,00 60 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 27 9 24,75 62 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 88 24 82,00 68 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCe eCBEBADEBCCEeEECEEBEDaADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DdEACe cDDBDCAC acAb     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADbAbAeeACBbE bA DCcCDCbCDBDCA cB E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen c AeCcDEDDeAeCDBCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,720 301,780 69 84 99 584 5964

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 55 16 51,00 43 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEAdBEcCAcCBCCEAcECbCEEdDADBEBcBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal EC BAD DBDCeBDCb ECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik A    cb  c  BEBeA DD     db             

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen        a            

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,642 301,780 60 74 83 506 4892

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 61 13 57,75 48 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEAdB BCeaCeCC  cECECEEEDAD EBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBA    D e aCcbEC      

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik AC  EA AeBDaBEBDA DDBE  AC CC     c     

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen               E e   

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,997 301,780 21 28 30 120 1106

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 93 16 89,00 74 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCdaCCBEBcDEeCCECdECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDBEDDBaCACCBbAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADdeDABDA BEE DA  CBaDCDaD DC      

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen aEAACcDEDcBAeCDBCEBb

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,049 301,780 13 19 20 74 629

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 98 10 95,50 80 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCdDCCBEBADEBCCEeEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDB DDBDCAC BbAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CaDACAD A ABDA BEECDAEDCBCDCDCDBDCAc   E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen e  db DEDeBACCDBCE b

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YI LDRM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,091 301,780 55 68 75 435 3841

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 67 9 64,75 54 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACC DCCBE eDEeCCaCEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DcEAd   DD      BcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACA bAD BDA BEE DA D aCDCa D DC      

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen           B         

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,938 301,780 42 54 58 325 2761

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 78 20 73,00 61 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACB B eDeBCCEecECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBA cDBDCABDCaAbCe     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEAbAeBDaB  DAEDD E DAC  ad          

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen cee dC BACECc EDcdBC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,519 301,780 37 45 48 229 2021

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 6 4 5,00 50 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 29 11 26,25 66 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 88 32 80,00 67 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe cACEEACBEcCdbCBCCEADdCECEEEDADBEBbBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAcEcaDCeBDCcAECd     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEAbdCBDCBEBeAEbDBEaDACaCCbBADbcCaBDe

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen dDBEebDBAeECcDEbdeBa

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,632 301,780 38 46 49 245 2122

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 84 21 78,75 66 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACdAcCCBEBecEdCCdCEECEEBEDDADBBDecBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDB DDBaCACCBDAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik  BDACA dA  BeACBE  DA D cdDCaC aDCA  Bb 

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eEdAC eEDeBACCDBaE A

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,522 301,780 72 90 108 633 6739

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 18 12 15,00 38 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 59 51 46,25 39 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABAeCebeCcbBADEcCCaCEECEEBcDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal bBEceeadbcBaCACacbdE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik eBcA A EADABe eBEd    DaaaDC eDdcCABA d 

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eEdcdbebcedeeCaBadcc

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AK UŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,858 301,780 23 30 32 133 1258

Katılımlar: 82 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,32 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,23 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,16 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,15 11,41 9,11

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 17,54 17,98 11,38

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,37 4,41 2,16

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 21,91 22,38 13,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,58 1,77 0,86

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,91 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,18 3,27 1,96

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,67 8,05 4,42

Toplam: 120 92 18 87,50 73 72,05 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEBC cCBCCaAcECECEEdDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAD DBDCeBDCb ECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADc aACBDCBEBeA DDdECDACDCeC ADe  EBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADed CbdAeECe EDBABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZGÜN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,252 301,780 5 70 78 441 3899

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 33,28 31,61 28,16

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,83 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,83 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,03 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,00 11,41 9,11

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 16,31 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 4,41 2,16

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 19,03 22,38 13,54

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,00 1,77 0,86

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,61 3,01 1,60

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,61 3,27 1,96

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 6,22 8,05 4,42

Toplam: 120 66 8 64,00 53 68,53 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCADCCBa ADEeCCaCEECbEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal  BEA  BcDDBDCAC BcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik  e A    A   DA BE     DCB   D           

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen B   Ca  D B   DB E  

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,893 301,780 9 89 107 625 6615

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 33,28 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,83 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,83 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,03 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,00 11,41 9,11

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 16,31 17,98 11,38

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,72 4,41 2,16

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 19,03 22,38 13,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,00 1,77 0,86

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,61 3,01 1,60

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,61 3,27 1,96

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 6,22 8,05 4,42

Toplam: 120 54 28 47,00 39 68,53 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEAeBEcCdDbeCCEccECECEEEDADeEBDeCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAD DacC  aCcAbCd     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik AeADaA deBeeBEee  DaB    CD a B         

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen        a        c  d

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HABİBOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,175 301,780 2 18 19 71 626

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 33,28 31,61 28,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,83 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,83 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,03 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,00 11,41 9,11

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,31 17,98 11,38

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,72 4,41 2,16

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 19,03 22,38 13,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,00 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,61 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,61 3,27 1,96

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,22 8,05 4,42

Toplam: 120 100 19 95,25 79 68,53 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCdcCCBEBADEeCCEeEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBbcCeaEDDBaCeCCdDbE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEADABDACBEECDAEDCBaDCDCDBDCABbB E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BdbACeDdeDBACCDBCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜLTEKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,240 301,780 7 85 100 586 5986

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 33,28 31,61 28,16

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,83 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,83 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,03 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 10,00 11,41 9,11

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 16,31 17,98 11,38

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,72 4,41 2,16

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 19,03 22,38 13,54

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,00 1,77 0,86

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,61 3,01 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,61 3,27 1,96

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 6,22 8,05 4,42

Toplam: 120 56 21 50,75 42 68,53 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEAaBEB  c dCCEAcECECEEEDADBbBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal      a cB        E       

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA bdc C DaBEaecEDDBE DACDC  B   c    C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen Ae   a Be Eece      

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,922 301,780 4 55 60 336 2836

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 33,28 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,83 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,83 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,03 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,00 11,41 9,11

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 16,31 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 4,41 2,16

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 19,03 22,38 13,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,00 1,77 0,86

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,61 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,61 3,27 1,96

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,22 8,05 4,42

Toplam: 120 75 10 72,50 60 68,53 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEBCADCBCCEeDECECEEbDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBADEDBDCeBaCeAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA  eD  BD BEBD   D  C A               

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen b      dA E D EDccBC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,261 301,780 3 51 55 280 2366

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 33,28 31,61 28,16

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,83 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,83 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,03 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,00 11,41 9,11

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,31 17,98 11,38

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,72 4,41 2,16

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 19,03 22,38 13,54

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,00 1,77 0,86

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,61 3,01 1,60

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,61 3,27 1,96

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 6,22 8,05 4,42

Toplam: 120 81 17 76,75 64 68,53 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEA BEBCdDCBCCEADECECEEEDAD EBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECb  a    CABaCccE B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEADA  DCBEBDAcDDaE DACDCCe A    EB C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen be d C BACECe EccAde

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER BERBER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,981 301,780 6 78 88 524 5098

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 33,28 31,61 28,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,83 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,83 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,03 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,00 11,41 9,11

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 16,31 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 4,41 2,16

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 19,03 22,38 13,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,00 1,77 0,86

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,61 3,01 1,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,61 3,27 1,96

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 6,22 8,05 4,42

Toplam: 120 61 18 56,50 47 68,53 73,46 55,22

TYT Türkçe dEABACCdce BEBAcaBCCaeEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal bBaACDBEDcBDCeC BbAb     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik    ACA EA  Be aBEECD  D B DCD           

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen           a      Ec 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YAĞCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,303 301,780 8 86 104 617 6481

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 33,28 31,61 28,16

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,83 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,83 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,03 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 10,00 11,41 9,11

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 16,31 17,98 11,38

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 4,41 2,16

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 19,03 22,38 13,54

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,00 1,77 0,86

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,61 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,61 3,27 1,96

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,22 8,05 4,42

Toplam: 120 55 31 47,25 39 68,53 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCAcaCBEBccaeCCECEEC EBcDDADBBDCEdC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal  BEA babDcBaaAC dbAb     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik e DACA bc b eAeBE                       

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eE ed eEDecAeCDBCEc 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZLI CAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 460,147 301,780 1 5 5 14 95

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 33,28 31,61 28,16

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,83 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,83 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,03 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,00 11,41 9,11

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,31 17,98 11,38

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,72 4,41 2,16

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 19,03 22,38 13,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,00 1,77 0,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,61 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,61 3,27 1,96

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 6,22 8,05 4,42

Toplam: 120 109 9 106,75 89 68,53 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCADCCBEBADEBCCaCEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEb DBEDDBDCeCCBcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADbADABDACBEECDAEDCBaDCDCDBDCABABCE

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BaeAC DEDDBACeDBCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,740 301,780 8 49 53 276 2343

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 32,58 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,61 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,72 2,44 1,60

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,53 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,36 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 15,22 11,41 9,11

Matematik-1 30 22 8 20,00 67 23,61 17,98 11,38

Geometri 10 7 3 6,25 63 6,47 4,41 2,16

TYT Matematik 40 29 11 26,25 66 30,08 22,38 13,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,31 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,28 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,75 3,27 1,96

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 13,33 8,05 4,42

Toplam: 120 85 35 76,25 64 91,22 73,46 55,22

TYT Türkçe EEbBACCADCeBEBcDaBCeEaEdCEEBEaDADBcDaEBa

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal bBEACDBaDDBaebddBaAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDeCAbEADAeDACBdECDAbDacCDCaCDabCABABCd

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BEAbCDDEaDBeCCDaCEBd

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 435,760 301,780 4 13 13 48 428

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,58 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,61 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,72 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 15,22 11,41 9,11

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 23,61 17,98 11,38

Geometri 10 7 2 6,50 65 6,47 4,41 2,16

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 30,08 22,38 13,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,31 1,77 0,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,28 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 3,27 1,96

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 13,33 8,05 4,42

Toplam: 120 102 14 98,50 82 91,22 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCADaCBEBAcEBCCECEECEEBbDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDBEDDBDCACCBbAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEADABDcCBEE DAE CBaeCD DdDCABbB E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BdeACeDEDDBAeCDBCEcA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK SARIÇİÇEK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 456,007 301,780 2 7 7 18 128

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,58 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,61 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,72 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 15,22 11,41 9,11

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 23,61 17,98 11,38

Geometri 10 10 0 10,00 100 6,47 4,41 2,16

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 30,08 22,38 13,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,31 1,77 0,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,28 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 3,27 1,96

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 13,33 8,05 4,42

Toplam: 120 107 7 105,25 88 91,22 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEBCdDCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBADEDBcCABDCDAEdB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEADACBDCBEBD EDDB  D  D CeBADABCEBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen AcBEACDBACECeDEaBABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 474,117 301,780 1 2 2 4 29

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,58 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,61 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,72 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 15,22 11,41 9,11

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 23,61 17,98 11,38

Geometri 10 10 0 10,00 100 6,47 4,41 2,16

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 30,08 22,38 13,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,31 1,77 0,86

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,28 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,75 3,27 1,96

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 13,33 8,05 4,42

Toplam: 120 113 7 111,25 93 91,22 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEBCADCBCCEcDECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBADEDBDCABaCbAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADdADACBDCBEBDAcDDBECDACDCaCBADABCEBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADBEACcBACECDDEDBABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMİREL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,457 301,780 7 48 52 265 2239

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 32,58 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,61 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,72 2,44 1,60

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,53 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 15,22 11,41 9,11

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 23,61 17,98 11,38

Geometri 10 4 0 4,00 40 6,47 4,41 2,16

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 30,08 22,38 13,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,31 1,77 0,86

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,28 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,75 3,27 1,96

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 13,33 8,05 4,42

Toplam: 120 81 15 77,25 64 91,22 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACBEBCdcb  Cd DECcCb E ADB  DcCa CE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAcE BD AB CcAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACAD A ACcD BEBcAEDDBE ab DCCCB DA C    

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADBEACDBAC d DEDBABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE OTHAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,119 301,780 5 24 26 108 1034

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 32,58 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,61 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,72 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 15,22 11,41 9,11

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 23,61 17,98 11,38

Geometri 10 4 3 3,25 33 6,47 4,41 2,16

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 30,08 22,38 13,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,31 1,77 0,86

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,28 3,01 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 3,27 1,96

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 13,33 8,05 4,42

Toplam: 120 93 14 89,50 75 91,22 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCADCCBEBADE CdECE CEbBEDc DBBD EBe

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDBEDDBDCeCCBbAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADcADABDeCBEEC    CB DeDCbBDCAce   

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BEAACDDED BACdDBeEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 440,887 301,780 3 11 11 40 327

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,58 31,61 28,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,61 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,72 2,44 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 15,22 11,41 9,11

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 23,61 17,98 11,38

Geometri 10 8 1 7,75 78 6,47 4,41 2,16

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 30,08 22,38 13,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,31 1,77 0,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,28 3,01 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,75 3,27 1,96

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 13,33 8,05 4,42

Toplam: 120 104 15 100,25 84 91,22 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEdACBEBCADCBCCEAcaCECEEbDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBADEDBDCABaCbAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEAbACBDCBEBDAEDDBECDACadCCBADcB EBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADBdeCcBACECeeEDBABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÜNDOĞDU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,166 301,780 6 36 39 158 1426

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 32,58 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,61 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,72 2,44 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,36 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 15,22 11,41 9,11

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 23,61 17,98 11,38

Geometri 10 4 1 3,75 38 6,47 4,41 2,16

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 30,08 22,38 13,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 4,31 1,77 0,86

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,28 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,75 3,27 1,96

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 13,33 8,05 4,42

Toplam: 120 90 17 85,75 71 91,22 73,46 55,22

TYT Türkçe BACEEACB aCeaCBCCEAcECECEEcDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal EC BADdc  CABDCbAE B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADE DACBDCBEBDAEDDBECDACDCCC AD c E  C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADea d cAeECbDdDBABb

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,339 301,780 9 50 54 279 2363

Katılımlar: 9 100 131 883 10527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,58 31,61 28,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,61 3,48 2,77

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,72 2,44 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,53 3,22 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,36 2,26 2,06

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 15,22 11,41 9,11

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 23,61 17,98 11,38

Geometri 10 7 1 6,75 68 6,47 4,41 2,16

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 30,08 22,38 13,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 4,31 1,77 0,86

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 4,28 3,01 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,75 3,27 1,96

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 13,33 8,05 4,42

Toplam: 120 83 24 77,00 64 91,22 73,46 55,22

TYT Türkçe EEABACCdaeCBEBAcEBCCaCdECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEAeD EDcBaCeCeBcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBaACADEADAcDAdBEECDAbDCBdDCDCDBDCAB c E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen       e   ed bbdCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
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