
SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA KUĞU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 470,627 320,980 3 4 4 14 41

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 18 1 17,67 88 9,88 10,18 6,39

Fen 20 19 1 18,67 93 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 84 5 82,33 91 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCACDCdAAdCBBCCBDC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDAADABD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCDaCBACD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDBABDBCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) BABCDADADDBCBAbCD CB

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBACDBCAdCDBADBAACBD

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN ÇAKIROĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 303,122 320,980 41 51 51 135 1257

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 6 1 5,67 28 9,88 10,18 6,39

Fen 20 6 5 4,33 22 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 41 25 32,67 36 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCcCbCCAcdbBaCCBbC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDddDdBc

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) bdCDa Bdab

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDBAccBCA 

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) B  CDADb D          

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DB  cB A   ab ddAC  

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATEŞ CEYLİN SENA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 458,400 320,980 4 5 5 24 109

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,88 10,18 6,39

Fen 20 17 2 16,33 82 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 81 8 78,33 87 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCACDCCAAdaBaCCBDC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDAADABc

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCDBCBdCD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDBABDBCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) BABdDADADDBCBACCDACB

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBACDBCABdDBADBAbCB 

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATEŞ KEREM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,440 320,980 11 13 13 43 181

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 16 2 15,33 77 9,88 10,18 6,39

Fen 20 19 1 18,67 93 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 79 9 76,00 84 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCACDCdAAddBaCCBDC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDAADABD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) cBCDBCBAdD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDBABDBCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) BcBCDADADDBd ACCD CB

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBACDBCABdDBADBAACBD

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN PEHLİVANOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,727 320,980 29 37 37 101 776

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 9 5 7,33 37 9,88 10,18 6,39

Fen 20 12 7 9,67 48 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 61 19 54,67 61 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) C BCCBBCdAACC CACaAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DB DAdDDaC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCABCaDdBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDcABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) BCd  C   BD AbAbCdbB

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) bdCdAdDbBDbB dBDCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE PELİN COŞKUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 441,022 320,980 12 15 15 50 221

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 16 1 15,67 78 9,88 10,18 6,39

Fen 20 16 3 15,00 75 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 76 9 73,00 81 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CbBCCcBCAAACCDCACBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) cBADAA DBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCABCaDCBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDBAcDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT)  C DCdABCBD ADADCBAB

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) DB AdBDABDbdACBDCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 0 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATTAL ZEYNEP ECE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 401,979 320,980 21 27 27 83 494

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 12 5 10,33 52 9,88 10,18 6,39

Fen 20 16 3 15,00 75 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 69 17 63,33 70 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CDBbCcBbdAACCDCACBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBAcAADDaC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DaABCaDCBd

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDBABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT)  CbDdb dC DcADADCBAB

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN)  BCAbBDAaDbBACBDCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN TURNA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 381,863 320,980 26 32 32 92 663

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 12 4 10,67 53 9,88 10,18 6,39

Fen 20 12 8 9,33 47 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 65 21 58,00 64 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CDBCCBBbdcAdCDCACBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBADAbDDBa

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) bCABCaDCBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) cACBDBABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) BCAa CAc  DD DAcCBAc

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) bBCAAcaABDdBcCBDbAac

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARACASU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 365,898 320,980 30 38 38 103 793

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 10 10 6,67 33 9,88 10,18 6,39

Fen 20 15 5 13,33 67 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 63 27 54,00 60 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CcBCCaBddcACCcCACBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) cBdDAADDBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCAcCBDCBb

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBccABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) dCbabbbBCBDDdDAcCcAc

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) bdCbABDABDddACBDCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLİCİ MERYEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,425 320,980 7 9 9 33 151

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,88 10,18 6,39

Fen 20 19 1 18,67 93 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 79 11 75,33 84 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CbBCCBBadAACCDCACBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBADAADcBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCABCBDCBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBcdABcC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) BCADCCdBCBDDADADdBcB

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) DBCAABDABDdBACBDCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DEĞER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 471,296 320,980 2 3 3 11 36

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,88 10,18 6,39

Fen 20 19 1 18,67 93 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 83 7 80,67 90 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCACDCCAAdCBBCCBbC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBcDAADABD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCDBCBACD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDaABbBCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) BABCDADADDBCBACCDACd

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBACDBCABdDBADBAACBD

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN DEDELER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 272,062 320,980 47 58 58 153 1536

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 4 4 2,67 27 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 7 6 5,00 25 9,88 10,18 6,39

Fen 20 8 9 5,00 25 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 32 33 21,00 23 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CbBadBaabcACdaaAC AC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) Da D bDadC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) Dadc BD B 

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG)  b        

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT)  bbb CA C   dDbDCB c

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN)  caAdBcAB d AaBDbbBa

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR AHMET 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 412,310 320,980 17 23 23 77 418

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 16 3 15,00 75 9,88 10,18 6,39

Fen 20 12 7 9,67 48 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 73 15 68,00 76 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CAcCACDCCAdbbBBCCBDC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDAADABD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCDBCBAdD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDBABDBCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) BABdDADADDBC ACCDbCa

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DcACbBaA dDBAbdAAbBD

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ASEFOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 433,823 320,980 14 19 19 60 266

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 15 4 13,67 68 9,88 10,18 6,39

Fen 20 17 3 16,00 80 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 77 12 73,00 81 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCACDCCAddbBBCCBDC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDAADABD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCcaCBACD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDBABDBCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) BABdDADADD CBAadDAbB

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBACDBCABbDBADaAbCBD

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEDELER HÜMA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 334,325 320,980 37 46 46 122 1021

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 6 2 5,33 53 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 7,11 7,05 5,61

Matematik 20 9 1 8,67 43 9,88 10,18 6,39

Fen 20 7 6 5,00 25 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 43 15 38,00 42 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) C BCCBBbdAACCDaACBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) cBA  cDDBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) bCAdCdD B 

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sayısal (MAT) c ADCCA C D    DC   

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN)  dCAddDbB d AC  Cc  

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN DEMİRALP 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 364,403 320,980 31 39 39 104 804

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 11 4 9,67 48 9,88 10,18 6,39

Fen 20 12 7 9,67 48 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 62 22 54,67 61 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CaBCCaBadbACCDdAdBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBdDAADDBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCABCaDCBc

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBcBABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT)  C DCb a BD bDADCBAc

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) bBCAABa acddcCBDCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLŞAT SEKER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 406,158 320,980 19 25 25 79 462

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 11 2 10,33 52 9,88 10,18 6,39

Fen 20 14 3 13,00 65 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 69 10 65,67 73 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) C BCCBBCdAACCDdACBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBADcADDBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCABCBaCBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDBABbC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT)  C DCd B BDDbDADC   

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN)  BCAABDA DdBdCBb ABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ÖZÇELİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 325,171 320,980 39 48 48 125 1090

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 6 0 6,00 60 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 6 3 5,00 25 9,88 10,18 6,39

Fen 20 9 4 7,67 38 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 46 16 40,67 45 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) Cb CCc CddACCDCAC AC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) cBdcdADD C

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN)  CABCaDCB 

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BA B B BD 

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) a   CCA a D  b DC   

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN)  BCbAB Ad b AbB   BD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 0 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR DALKIRAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 329,034 320,980 38 47 47 123 1064

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 2 3 1,00 10 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 6 6 4,00 20 9,88 10,18 6,39

Fen 20 14 6 12,00 60 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 49 27 40,00 44 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CbBaCdBCbAACbDCcCBcC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DaAD ADDcC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DaAdCBDCBb

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG)  A d B cc 

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT)  a Dd bB aa  DADCd  

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) cBCAAcDAacbBACBDCbBD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 3 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURLAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 448,863 320,980 8 10 10 36 165

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 15 3 14,00 70 9,88 10,18 6,39

Fen 20 17 3 16,00 80 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 80 8 77,33 86 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCACDCCAAdCBBCCBDC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDAADdBD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCDBCBACD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDBABDBCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) BABCDADbDDB BAbCDbC 

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBACDBCAddDBADBAbCBD

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,184 320,980 18 24 24 78 445

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 12 7 9,67 48 9,88 10,18 6,39

Fen 20 16 4 14,67 73 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 72 17 66,33 74 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCACDCCAcdCBBCCcDC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDAdDABD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCDBCBdCD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDBABaBCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) BcBCDADbDDaCBAbdabC 

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBACDBCABdDBADdAAaBc

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ZEREN İBİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 379,967 320,980 27 33 33 93 681

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 11 7 8,67 43 9,88 10,18 6,39

Fen 20 16 4 14,67 73 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 65 23 57,33 64 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CAaCACDCCAcdaBcCCBbC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDAADdBc

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) cBCDaCBAdD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDBABDBCAc

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) cABCcADbDDBCaAdbD a 

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBcCDBCdadDBADBAACBD

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKB* 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 352,789 320,980 33 41 41 106 894

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 10 6 8,00 40 9,88 10,18 6,39

Fen 20 13 7 10,67 53 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 60 26 51,33 57 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) bABdACDCCAdddBaCaBbC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDbADdBD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) bBCDBCBcCD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CbBABDBCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) BA CcADbDDB  Ab bbCd

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBbCDBadcdDBADBbACBc

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRKAANÇETİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 378,298 320,980 28 34 34 97 694

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 6 2 5,33 53 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 8 4 6,67 33 9,88 10,18 6,39

Fen 20 17 1 16,67 83 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 60 16 54,67 61 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CaBCCcBddAACCDCAC AC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR)  BbDA DcBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCdBCaDdBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBbcA DC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT)    Db c C DDbDAcC  B

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) DBCAABDABDd ACBDC BD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZÇELİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 279,540 320,980 45 56 56 149 1471

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 3 0 3,00 30 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 3 3 2,00 10 9,88 10,18 6,39

Fen 20 3 3 2,00 10 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 33 15 28,00 31 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) dA CACDCCAAdbBabC  C

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR)      A  BD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCD CBd D

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) Cb dc BCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT)    dcAb  D     C    

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) aB acB     B        

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 0 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 0 33
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 0 0 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FARSAK BADE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,769 320,980 20 26 26 80 474

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 13 7 10,67 53 9,88 10,18 6,39

Fen 20 16 4 14,67 73 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 71 19 64,67 72 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CbBCCBBddAACCDCcCBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBADcbDDaC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCABCaDCBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDBABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) dCbaCCAdCBDcbDADCBcB

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) bBCbABDABDdBACBaCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GERÇEK YUSUF 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,187 320,980 13 16 16 54 239

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,88 10,18 6,39

Fen 20 18 2 17,33 87 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 76 14 71,33 79 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCAdDCdAAdbBBCCBDC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDAADABc

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) bBCaBCBdaD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDBABDBCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) BABCDADADDBbcACdDACB

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBACDBCABdDBADBAACcD

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜLSU YAVUZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 279,091 320,980 46 57 57 150 1478

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 6 2 5,33 53 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 2 6 0,00 0 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 3 7 0,67 3 9,88 10,18 6,39

Fen 20 8 6 6,00 30 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 37 33 26,00 29 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CdcCAdDCCAAdaBdCaBDb

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR)  BDDAcD Bc

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) bBdDdCcACD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) Ca dB cacc

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT)  c Cb  AcD  c  a bd 

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DB a Bad C BAc AbdB 

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 6 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRBÜZ GÜNEŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 390,634 320,980 24 30 30 87 594

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 12 7 9,67 48 9,88 10,18 6,39

Fen 20 15 4 13,67 68 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 66 21 59,00 66 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CbBCCaBbAcACCDCACBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) cBADAAbcBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) bCABCBDCBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) cACBDBd DC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) B daCCAcaBDDcDAcdBAB

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN)  BCAABaABDbdACBDCABa

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRKAN EMİR EFE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 414,233 320,980 16 22 22 73 402

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 14 3 13,00 65 9,88 10,18 6,39

Fen 20 16 3 15,00 75 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 72 14 67,33 75 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CbBCCBBaAcACCDdAdBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBADAADDBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCABCBDCBb

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBccABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) dC aCCA CBD ADADdBAB

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN)  BCbABDABDdBAbBDCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEVAL YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 334,911 320,980 36 45 45 121 1017

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 5 3 4,00 40 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 5 9 2,00 10 9,88 10,18 6,39

Fen 20 14 4 12,67 63 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 55 25 46,67 52 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CbBCcdDCCAAdaBdCCBbC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) daDD  DABb

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCDaCBACD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDBABDBCAc

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) c cCDbDcbDaC   dcd  

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBb DBaABdDBcDBAACB 

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KOLAK SENA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 478,194 320,980 1 2 2 5 16

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 20 0 20,00 100 9,88 10,18 6,39

Fen 20 20 0 20,00 100 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 83 7 80,67 90 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCACDCCAAdbBBCCBDC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBaDAADABD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) cBCDBCBACD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CaBAcDBCAc

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) BABCDADADDBCBACCDACB

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBACDBCABCDBADBAACBD

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÖZ ABDURRAHİM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 401,960 320,980 22 28 28 84 495

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 11 4 9,67 48 9,88 10,18 6,39

Fen 20 16 4 14,67 73 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 71 14 66,33 74 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CbBCCaBadAACCDCAdBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBADAADDBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCABCBDCBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDcABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT)  CADaC B aDD DADdB c

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) DBCAABDABDddACdDCABc

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA ARSLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 290,824 320,980 44 54 54 142 1362

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 3 3 2,00 10 9,88 10,18 6,39

Fen 20 8 8 5,33 27 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 42 27 33,00 37 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) bbaaCdBd cACCDdACBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) cBADA DDB 

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCAdCaDCBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) acCBcBdaDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT)      b    D  bAcC   

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN)  BCbAB Aa d cadDCAca

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ADA GÜLER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 384,840 320,980 25 31 31 89 645

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 12 4 10,67 53 9,88 10,18 6,39

Fen 20 15 4 13,67 68 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 65 20 58,33 65 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCcdaCdAAdaBBCCBDC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDAbDABD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) cBCaaCBdCb

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDBABDBCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT)   BCDADA DBCBAbb Add

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBACDBCABdDBAbcAbCB 

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TANSUYU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 447,555 320,980 10 12 12 41 174

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 16 1 15,67 78 9,88 10,18 6,39

Fen 20 17 2 16,33 82 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 78 8 75,33 84 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CDBCCaBCdAACCDCACBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DaADAADDBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCdBCBDaBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDBABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT)  C DaCAB BDDADADCBAB

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) DBCAAcDABDaBACBDCAB 

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASAF GÖZTAŞI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 307,216 320,980 40 50 50 134 1215

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 1 2 0,33 2 9,88 10,18 6,39

Fen 20 9 11 5,33 27 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 49 24 41,00 46 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CDBaCddbdcACCDCACBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) cBADbADDaC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCABCaDCBb

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDBABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) cbA                 

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) bdbAAdccBDdcAaBDdbBD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POLAT DENİZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 301,765 320,980 42 52 52 136 1270

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,27 7,28 5,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 9,88 10,18 6,39

Fen 20 11 8 8,33 42 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 46 30 36,00 40 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCACDCbAAdaBBCdBbC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDAcDdBc

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (İNG) CDBABDBCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) Bcad cDbcb d dadcbaB

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBcaaBdA dDBAcBAcaBD

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 0 0 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR YILDIRIM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 414,559 320,980 15 21 21 72 399

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 15 4 13,67 68 9,88 10,18 6,39

Fen 20 16 4 14,67 73 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 72 16 66,67 74 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CbBCCaB dAACCDbACBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) cBADAbDDBb

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCAdCBDCBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDBABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) cabDCCABCBDD DAcCBAB

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) DBCAAaDABDddcCBDCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TANRIVERDİ KEREM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 454,895 320,980 6 7 7 26 126

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 18 1 17,67 88 9,88 10,18 6,39

Fen 20 17 3 16,00 80 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 81 8 78,33 87 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CDBCCaBCdAACCDCdCBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBADAAbDBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCABCBDCBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDBABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT)  CADCCABCBDDAbADCBAB

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) bBCAABDABDdBACBcCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP SÖKER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 349,896 320,980 34 42 42 108 909

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 11 5 9,33 47 9,88 10,18 6,39

Fen 20 12 7 9,67 48 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 56 26 47,33 53 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABdAdDC Ac aBaCaBDC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CaDDAcDbBD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCDaCBACb

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CaBdc BCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) B adDADADDBC AC bd c

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBACDBaAcbcBADcbAaB 

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEŞİLDAL YAVUZSELİM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,040 320,980 5 6 6 25 117

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 16 1 15,67 78 9,88 10,18 6,39

Fen 20 18 2 17,33 87 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 80 7 77,67 86 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCACDCCAAdCBBCCBDC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDcAADdBD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCDBCBdCD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDBABDBCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) BABCDADA DBCd CCD CB

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBACDBCAadDBADBAACBD

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜSRANUR GÜNDOĞDU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 293,635 320,980 43 53 53 139 1335

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 6 2 5,33 53 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 2 5 0,33 3 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 10 5 8,33 42 9,88 10,18 6,39

Fen 20 7 7 4,67 23 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 39 27 30,00 33 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) Ccc AaD  AddCBaa  aC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR)  BDbAcDAB 

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN)  B  BCBACD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) d dAac b B

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT)  ABC Ab D cbBACCDd a

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBAbDB d b B   dAbaa

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 5 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KABUCU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 395,790 320,980 23 29 29 85 553

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 12 4 10,67 53 9,88 10,18 6,39

Fen 20 15 3 14,00 70 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 67 16 61,67 69 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CbBCCaBad ACCDCACBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBAcAADDBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCddCBaCBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDBAcDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) Bb bCCA  BDDcDAcCBA 

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) bBaA BDA DdBACBDCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 0 0 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TAŞCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 271,749 320,980 48 59 59 154 1539

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 4 12 0,00 0 9,88 10,18 6,39

Fen 20 7 10 3,67 18 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 39 40 25,67 29 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) C BdCcBCddAdCDdACcAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) cBADA DDB 

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DadBCdbCBc

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) cAaBbcA bC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT)  adcdb daBD bDbcC cc

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) cBdAABbcB ddc B bcBa

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ASMİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,073 320,980 35 43 43 111 926

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 7 4 5,67 28 9,88 10,18 6,39

Fen 20 14 4 12,67 63 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 55 24 47,00 52 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CdBCAdDCdAddbBBCCBcC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDAcDdBD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCDaCBdCD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) bcdABcBCAc

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT)    CDAD Dc    ddDA d

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DaACDBCdBdDBAb AACB 

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BEREN ÖZDİNÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 356,912 320,980 32 40 40 105 859

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 8 6 6,00 30 9,88 10,18 6,39

Fen 20 13 5 11,33 57 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 58 23 50,33 56 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CaaCCaBCdAACCDCcCBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBdDAADDBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCbBCaDCB 

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) cACBcaAaDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) BCADdbA d   bDADdd  

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN)  aCAABDABDd AaBDCAcc

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İ MEMİŞOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 448,446 320,980 9 11 11 37 168

Katılımlar: 48 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,44 13,48 9,48

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,27 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,11 7,05 5,61

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,13 7,10 4,29

Matematik 20 16 2 15,33 77 9,88 10,18 6,39

Fen 20 19 1 18,67 93 12,42 12,75 7,94

Toplam: 90 76 10 72,67 81 57,24 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCACDCCAAddBBCCBDC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDAdDdBD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCDBCBACD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDaAc B Ad

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) BA CDADbDDB BAaCDACB

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBACDBCABCDBADdAACBD

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÖKDOGAN AHMETİHSAN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 338,683 320,980 4 44 44 117 988

Katılımlar: 4 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,17 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,00 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,66 7,05 5,61

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,42 7,10 4,29

Matematik 20 7 10 3,67 18 13,58 10,18 6,39

Fen 20 11 6 9,00 45 15,67 12,75 7,94

Toplam: 90 55 27 46,00 51 69,50 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCACDCCA daBaCaBDC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBcDAADABD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCaBCdACD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDaAcbB Ac

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT)  dBdDbDcDDaC  bCcbba

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBA DdCAad aADBdAaB 

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BERTAN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 444,013 320,980 2 14 14 45 203

Katılımlar: 4 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,17 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,00 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,66 7,05 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,42 7,10 4,29

Matematik 20 17 2 16,33 82 13,58 10,18 6,39

Fen 20 19 1 18,67 93 15,67 12,75 7,94

Toplam: 90 76 12 72,00 80 69,50 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CbBCC BadAACCDCACBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBADAADcBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCABCBcCBc

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBcdAaDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) BCADCCAdCBDD DADdBAB

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) DBCAABDABDdBACBDCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZSELİM ULU 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 433,977 320,980 3 18 18 59 263

Katılımlar: 4 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,17 13,48 9,48

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,00 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,66 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,42 7,10 4,29

Matematik 20 15 2 14,33 72 13,58 10,18 6,39

Fen 20 17 3 16,00 80 15,67 12,75 7,94

Toplam: 90 77 10 73,67 82 69,50 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CDBCCcBadAACCDCACBAb

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBdDAADDBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCABCBDCBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDBABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT)  C bCCA CBDDbDADCBAB

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) DBCAABDAaDbBACBDCcBD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILMAZ NEHİR 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 485,157 320,980 1 1 1 2 7

Katılımlar: 4 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,17 13,48 9,48

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,00 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,66 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,42 7,10 4,29

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,58 10,18 6,39

Fen 20 19 0 19,00 95 15,67 12,75 7,94

Toplam: 90 87 2 86,33 96 69,50 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CDBCCBBadAACCDCACBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBADAADDBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCABCBDCBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDBABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) BCADCCABCBDDADADCBAB

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) DBCAABDA DCBACBDCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BÖREK 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 286,181 320,980 1 55 55 147 1409

Katılımlar: 1 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 4,33 13,48 9,48

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,00 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,33 7,05 5,61

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,00 7,10 4,29

Matematik 20 8 6 6,00 30 6,00 10,18 6,39

Fen 20 9 7 6,67 33 6,67 12,75 7,94

Toplam: 90 40 38 27,33 30 27,33 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CAddAaaCdAddbBcC Bab

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) dacDAcDdBc

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCD CBdaD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) abaAccBCAc

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) Bb CcAbA DB d C adC 

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) b  CDBdAab aA BAbCcD

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA IŞIK 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 377,497 320,980 1 35 35 98 700

Katılımlar: 1 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,33 13,48 9,48

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 7,05 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,67 7,10 4,29

Matematik 20 9 7 6,67 33 6,67 10,18 6,39

Fen 20 16 2 15,33 77 15,33 12,75 7,94

Toplam: 90 63 21 56,00 62 56,00 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CAaCACDCCAcdaBBCCBbC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDcAbDABD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCDaCBACD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CbBbccBCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) B BCcADbcac  AbCDbC 

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBACDBCAd DBADBAACa 

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KATIKSIZ ÇINAR 108 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 452,242 320,980 1 8 8 30 146

Katılımlar: 1 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 16,00 13,48 9,48

Tarih 10 10 0 10,00 100 10,00 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 7,10 4,29

Matematik 20 17 3 16,00 80 16,00 10,18 6,39

Fen 20 18 2 17,33 87 17,33 12,75 7,94

Toplam: 90 81 9 78,00 87 78,00 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CABCACDCCAAdaBaCCBDC

Cevap Anh. A CABCACDCCAAACBBCCBDC

Sözel (TAR) CBDDAADABD

Cevap Anh. A CBDDAADABD

Sözel (DİN) ABCDBCBAaD

Cevap Anh. A ABCDBCBACD

Sözel (İNG) CDBABDBCAB

Cevap Anh. A CDBABDBCAB

Sayısal (MAT) BABCDADbDDBCBACCDbCc

Cevap Anh. A BABCDADADDBCBACCDACB

Sayısal (FEN) DBAbDBCABdDBADBAACBD

Cevap Anh. A DBACDBCABCDBADBAACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALKAN FATOŞ 147 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,834 320,980 1 17 17 57 255

Katılımlar: 2 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,34 13,48 9,48

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,66 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,83 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 7,10 4,29

Matematik 20 17 3 16,00 80 13,34 10,18 6,39

Fen 20 16 4 14,67 73 16,67 12,75 7,94

Toplam: 90 76 14 71,33 79 70,83 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CDBCCBBCdAAdCDCACBAb

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBdDAADDcC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCABCBDdBc

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDBABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) BCADCCABCBDDbDAcCBAc

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) aBCbABDABDbdACBDCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATILGAN KUTAY 0 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,004 320,980 2 20 20 66 339

Katılımlar: 2 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,34 13,48 9,48

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,66 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,83 7,05 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 7,10 4,29

Matematik 20 12 4 10,67 53 13,34 10,18 6,39

Fen 20 19 1 18,67 93 16,67 12,75 7,94

Toplam: 90 74 11 70,33 78 70,83 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CDBCCBBadAACCaCAdBAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBADAADDBC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DCA CacCBA

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDBABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) dC  CbA  BDDbDADCBAc

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) DBCAABDAcDCBACBDCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN EROL 0 7Ğ

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,312 320,980 1 36 36 100 751

Katılımlar: 1 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,00 13,48 9,48

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,67 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 7,05 5,61

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,00 7,10 4,29

Matematik 20 14 5 12,33 62 12,33 10,18 6,39

Fen 20 16 3 15,00 75 15,00 12,75 7,94

Toplam: 90 56 32 45,33 50 45,33 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CaBCCaBadAAdCDCACBAb

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) DBdDbADcdC

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) cCbadaDdac

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) cbdcaBABDa

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT) BCbDCCdcCBDaADADCcA 

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN) DBbAABDAa dBACBDCABD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LİKE DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DURU ASİL 0 7Z

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 321,435 320,980 1 49 49 130 1120

Katılımlar: 1 59 59 169 2324

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,33 13,48 9,48

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,33 7,28 5,09

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,33 7,05 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 7,10 4,29

Matematik 20 6 4 4,67 23 4,67 10,18 6,39

Fen 20 9 9 6,00 30 6,00 12,75 7,94

Toplam: 90 49 29 39,33 44 39,33 57,85 38,81

Sözel (TÜR) CaBCCaBCAdACCDaACcAC

Cevap Anh. B CDBCCBBCAAACCDCACBAC

Sözel (TAR) cBADcbDDcb

Cevap Anh. B DBADAADDBC

Sözel (DİN) DadcCaDCBb

Cevap Anh. B DCABCBDCBA

Sözel (İNG) BACBDcABDC

Cevap Anh. B BACBDBABDC

Sayısal (MAT)  bAadC  C D   AcC   

Cevap Anh. B BCADCCABCBDDADADCBAB

Sayısal (FEN)  cCAAd AdDaccCBbCcaD

Cevap Anh. B DBCAABDABDCBACBDCABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Felak suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 0 3 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
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