
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ KAFA DENGİ 7 SINIF DES 04 (KE00-07.02DES04)63 63 136 7086

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,79 6 3 5,33 7 3 5,67 6 3 4,75 10 7 7,33 9 9 5,74 50 30 39,61 323,610

Okul Ortalaması 17 2 16,26 8 1 8,01 8 2 7,60 8 1 8,08 15 3 13,76 12 7 9,70 69 17 63,41 404,910

KATILIMLAR

1 0 NEHİR YILMAZ 7 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 87 3 86,00 483,450 1 1 1 1 25
% 0,35

2 0 MERYEM BETÜL AKAR 7 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 87 3 86,00 483,450 1 1 1 1 25
% 0,35

3 0 CEYLİN SENA ATEŞ  19 1 18,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 84 6 82,01 479,758 1 3 3 3 42
% 0,59

4 0 OSMAN BERTAN  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 86 4 84,67 478,263 2 4 4 4 56
% 0,79

5 0 YUSUF HALİT AKAR 7 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 14 6 12,00 83 7 80,67 466,574 3 5 5 5 157
% 2,22

6 0 SENA KOLAK  19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 17 3 16,00 83 6 81,01 465,849 3 6 6 6 165
% 2,33

7 0 ELİF DURLAK  19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 16 4 14,67 83 7 80,68 465,176 4 7 7 7 172
% 2,43

8 0 MERYEM BİLİCİ  17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 1 17,67 18 1 17,67 82 6 80,01 461,643 5 8 8 9 212
% 2,99

9 0 ALYA KUĞU  18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 15 5 13,33 80 10 76,67 456,342 6 9 9 11 286
% 4,04

10 0 BADE FARSAK  20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 18 2 17,33 16 4 14,67 79 11 75,33 455,664 7 10 10 12 299
% 4,22

11 0 KEREM ATEŞ  20 0 20,00 9 1 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 16 0 16,00 15 5 13,33 79 6 77,00 451,413 8 11 11 13 362
% 5,11

12 0 NEHİR TANSUYU  19 0 19,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 17 1 16,67 15 4 13,67 79 7 76,67 450,966 9 12 12 14 367
% 5,18

13 147 FATOŞ ALKAN 7P 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 80 10 76,66 450,055 1 13 13 15 385
% 5,43

14 0 ÇAĞAN DEĞER  18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 17 1 16,67 16 4 14,67 78 10 74,67 446,352 10 14 14 16 448
% 6,32

15 108 ÇINAR KATIKSIZ 7E 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 14 6 12,00 79 11 75,33 446,202 1 15 15 17 454
% 6,41

16 0 GERÇEK YUSUF  18 1 17,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 13 7 10,67 79 10 75,68 445,508 11 16 16 18 466
% 6,58

17 0 EMİR EFE GÜRKAN 7 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 2 16,33 15 5 13,33 79 10 75,66 444,087 4 17 17 19 499
% 7,04

18 0 ZEYNEP ECE BATTAL  19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 13 7 10,67 79 11 75,34 439,687 12 18 18 20 578
% 8,16

19 0 YUSUF KABUCU  20 0 20,00 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 2 14,33 15 3 14,00 75 9 71,99 439,220 13 19 19 21 586
% 8,27

20 0 DİLŞAT SEKER  17 1 16,67 10 0 10,00 7 1 6,67 9 0 9,00 19 0 19,00 13 6 11,00 75 8 72,34 439,074 14 20 20 22 591
% 8,34

21 99999 ÇINAR ASEFOĞLU  17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 17 1 16,67 16 4 14,67 76 12 72,01 438,187 15 21 21 23 604
% 8,52

22 0 KUTAY ATILGAN 7* 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 16 4 14,67 77 13 72,67 437,258 1 22 22 24 621
% 8,76

23 0 GÜNEŞ GÜRBÜZ  17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 18 1 17,67 14 5 12,33 75 12 71,01 434,636 16 23 23 26 676
% 9,54

24 0 ZEYNEP İ MEMİŞOĞLU  20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 16 3 15,00 13 7 10,67 75 14 70,34 431,719 17 24 24 29 757
% 11

25 0 AHMET ÇINAR UÇAR  18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 10 10 6,67 77 13 72,67 431,003 18 25 25 30 779
% 11

26 0 BEREN TURNA  20 0 20,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 14 4 12,67 15 4 13,67 73 14 68,34 427,969 19 26 26 33 844
% 12

27 0 YAVUZSELİM ULU 7 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 12 8 9,33 76 14 71,34 426,018 5 27 27 34 882
% 12

28 0 ELİF ÖZTÜRK  19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 14 6 12,00 14 6 12,00 75 15 70,01 421,614 20 28 28 36 997
% 14

29 0 NEHİR ADA GÜLER  14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 13 7 10,67 73 17 67,33 421,373 21 29 29 37 1005
% 14

30 126 ELİF EYLÜL ÇELİK 7A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 12 8 9,33 74 14 69,33 417,453 1 30 30 39 1115
% 16

31 3195 POYRAZ BURDURLU  16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 20 0 20,00 10 10 6,67 72 18 66,01 417,031 22 31 31 40 1127
% 16

32 0 EMİRKAANÇETİN  19 1 18,67 7 2 6,33 10 0 10,00 8 1 7,67 16 1 15,67 10 9 7,00 70 14 65,34 413,967 23 32 32 43 1196
% 17

33 305 ÖZÜM ÖZ 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 16 4 14,67 13 7 10,67 72 18 66,01 413,362 2 33 33 45 1213
% 17

                                                1 / 3



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ KAFA DENGİ 7 SINIF DES 04 (KE00-07.02DES04)63 63 136 7086

Sıra Ö.No İsim Sınıf
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Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,79 6 3 5,33 7 3 5,67 6 3 4,75 10 7 7,33 9 9 5,74 50 30 39,61 323,610

Okul Ortalaması 17 2 16,26 8 1 8,01 8 2 7,60 8 1 8,08 15 3 13,76 12 7 9,70 69 17 63,41 404,910

KATILIMLAR

34 0 DERİN DEMİRA L P  16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 15 5 13,33 14 5 12,33 72 17 66,33 410,497 24 34 34 46 1294
% 18

35 0 HÜSEYİN KAAN ŞENCAN 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 6 12,00 11 9 8,00 73 17 67,34 408,359 25 35 35 50 1358
% 19

36 0 HASAN YEKTA  17 3 16,00 8 2 7,33 6 3 5,00 7 3 6,00 16 4 14,67 12 8 9,33 66 23 58,33 397,545 26 36 36 53 1678
% 24

37 1 HAKAN EROL 7Ğ 17 3 16,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 17 3 16,00 13 7 10,67 63 27 54,01 396,801 1 37 37 54 1704
% 24

38 0 KEREM TANRIVERDİ 7 13 7 10,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 3 14,00 13 7 10,67 69 19 62,67 392,713 6 38 38 56 1797
% 25

39 0 BERİL KARAMAN 7 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 15 5 13,33 9 10 5,67 67 22 59,67 390,788 7 39 39 58 1849
% 26

40 0 ELİF ZEREN İBİK  18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 6 10,00 10 10 6,67 69 19 62,67 388,550 27 40 40 59 1907
% 27

41 0 RÜZGAR YILDIRIM  14 5 12,33 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 17 3 16,00 10 9 7,00 66 22 58,67 387,671 28 41 41 60 1927
% 27

42 0 ABDURRAHİM KÖZ  16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 7 8,67 13 7 10,67 69 19 62,68 386,980 29 42 42 61 1942
% 27

43 34 ASYA IŞIK 7C 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 16 3 15,00 10 10 6,67 66 23 58,34 386,205 1 43 43 63 1956
% 28

44 0 ZEYNEP ASMİN  15 5 13,33 9 1 8,67 7 2 6,33 5 3 4,00 16 4 14,67 10 10 6,67 62 25 53,67 377,887 30 44 44 69 2158
% 30

45 0 ÖMER GÜNDOĞDU  19 1 18,67 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 15 3 14,00 7 12 3,00 61 26 52,34 377,597 31 45 45 70 2168
% 31

46 0 NEV A KİRACI  17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 9 11 5,33 64 21 57,00 371,612 32 46 46 71 2309
% 33

47 0 YİĞİTKONURALP  16 2 15,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 4 2,67 11 7 8,67 11 6 9,00 59 22 51,67 367,161 33 47 47 76 2437
% 34

48 0 EMİR AKBAL  15 4 13,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 14 2 13,33 9 10 5,67 58 26 49,34 364,609 34 48 48 78 2497
% 35

49 0 ZEYNEP DURU ASİL 7Z 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 6 12,00 8 12 4,00 63 27 54,00 360,686 1 49 49 81 2605
% 37

50 0 AYLİN PEHLİVANOĞLU  17 1 16,67 6 4 4,67 7 0 7,00 9 1 8,67 9 5 7,33 9 8 6,33 57 19 50,67 357,749 35 50 50 84 2677
% 38

51 0 CEYDA ÇELİK 7 15 5 13,33 7 2 6,33 3 2 2,33 9 1 8,67 13 4 11,67 9 10 5,67 56 24 48,00 355,935 8 51 51 88 2735
% 39

52 0 HEVAL YILMAZ  18 2 17,33 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 11 6 9,00 7 11 3,33 57 28 47,66 352,679 36 52 52 90 2817
% 40

53 0 ZEYNEP BEREN ÖZDİNÇ 17 2 16,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 10 9 7,00 8 10 4,67 59 26 50,33 352,422 37 53 53 91 2821
% 40

54 0 YÜSRANUR GÜNDOĞDU 15 1 14,67 9 1 8,67 6 2 5,33 4 3 3,00 10 7 7,67 9 7 6,67 53 21 46,01 347,587 38 54 54 94 2938
% 41

55 0 ÖMER ASAF GÖZTAŞI  20 0 20,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 10 6,67 5 15 0,00 59 31 48,66 346,892 39 55 55 95 2955
% 42

56 0 ALPEREN ÇAĞRI TOK  9 2 8,33 5 2 4,33 7 2 6,33 6 1 5,67 9 2 8,33 11 6 9,00 47 15 41,99 332,144 40 56 56 103 3343
% 47

57 0 ZEHRA TAŞCI  15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 10 9 7,00 8 12 4,00 54 34 42,67 330,881 41 57 57 105 3380
% 48

58 0 ASLIHAN ÇAKIROĞLU  15 5 13,33 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 8 4 6,67 1 0 1,00 48 14 43,33 323,621 42 58 58 108 3570
% 50

59 0 CEYLİN DEDELER  13 6 11,00 9 1 8,67 5 3 4,00 10 4 8,67 7 8 4,33 44 22 36,67 321,065 43 59 59 109 3633
% 51

60 0 ALPEREN ALP  12 6 10,00 5 5 3,33 7 2 6,33 5 3 4,00 7 8 4,33 12 7 9,67 48 31 37,66 318,773 44 60 60 110 3683
% 52

61 0 HÜMA DEDELER  15 4 13,67 2 4 0,67 7 3 6,00 2 3 1,00 9 8 6,33 8 8 5,33 43 30 33,00 316,433 45 61 61 113 3760
% 53

62 0 SEMİNA KIRAY AR 7 15 1 14,67 7 1 6,67 6 3 5,00 9 1 8,67 2 0 2,00 5 11 1,33 44 17 38,34 305,200 9 62 62 117 4055
% 57

63 0 YAKUP SÖKER  12 7 9,67 7 3 6,00 6 3 5,00 6 3 5,00 9 7 6,67 6 12 2,00 46 35 34,34 302,108 46 63 63 120 4135
% 58
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,79 6 3 5,33 7 3 5,67 6 3 4,75 10 7 7,33 9 9 5,74 50 30 39,61 323,610

Okul Ortalaması 17 2 16,26 8 1 8,01 8 2 7,60 8 1 8,08 15 3 13,76 12 7 9,70 69 17 63,41 404,910

KATILIMLAR
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