
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 13021007 - CLASSMATE 2. Deneme 56 392 880 9459

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,29 6 3 5,32 6 3 5,17 6 3 5,47 8 8 5,24 12 6 10,06 51 29 41,55 328,950

Okul Ortalaması 16 4 15,04 8 2 7,28 8 2 6,96 9 1 9,01 11 6 9,34 16 3 15,42 69 17 63,05 400,650

KATILIMLAR

1 0 MERT ANIL ÖREN 7-XX 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 89 1 88,67 494,813 1 1 1 1 4
% 0,04

2 0 ŞULE KARGACI 7-XX 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 84 6 82,00 476,824 2 2 2 6 96
% 1,01

3 0 YİĞİT TUNA CINDIR 7-XX 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 1 16,67 18 2 17,33 84 4 82,67 471,761 3 3 3 9 141
% 1,49

4 0 EYMEN KAYA 7-XX 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 84 6 82,01 468,383 4 4 4 11 180
% 1,90

5 0 EMİR ERDUMAN 7-C 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 18 2 17,33 19 1 18,67 82 8 79,34 467,788 1 5 5 12 189
% 2,00

6 0 YAĞMUR TAYFUR 7-XX 20 0 20,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 19 1 18,67 18 2 17,33 78 12 74,00 463,137 5 6 6 14 254
% 2,69

7 0 ZEYNEP YILDIRIM 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 17 0 17,00 19 1 18,67 81 6 79,00 462,808 6 7 7 15 261
% 2,76

8 0 ELA NUR DEMİR 7-XX 19 1 18,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 79 11 75,34 458,597 7 8 8 21 327
% 3,46

9 0 DURU ÇİL 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 19 1 18,67 81 8 78,34 455,968 8 9 9 26 386
% 4,08

10 0 AHMET KAĞA YILMAZ 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 80 10 76,66 449,118 9 10 10 38 540
% 5,71

11 0 NAZ SELVİTOPU 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 15 4 13,67 19 1 18,67 79 10 75,67 447,367 10 11 11 46 572
% 6,05

12 0 KERİM TOPSAKAL 7-XX 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 2 15,33 20 0 20,00 78 10 74,67 447,134 11 12 12 48 583
% 6,16

13 0 AYKUT KUTLU 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 15 4 13,67 19 1 18,67 78 11 74,34 441,890 12 13 14 54 683
% 7,22

14 0 DURU ESEN 7-XX 19 1 18,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 16 4 14,67 77 11 73,34 439,065 13 14 15 66 755
% 7,98

15 0 AYSİMA Çİ EN 7-XX 19 1 18,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 14 1 13,67 17 3 16,00 75 10 71,67 437,740 14 15 16 67 784
% 8,29

16 0 MİHRİNAZ SELÇUK 7-XX 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 14 6 12,00 19 1 18,67 77 13 72,66 437,340 15 16 17 68 795
% 8,40

17 0 EREN YAPRAKGÜL 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 5 11,33 18 1 17,67 77 10 73,67 435,092 16 17 18 76 869
% 9,19

18 0 ÖYKÜ YILDIZ 7-XX 19 1 18,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 12 7 9,67 19 1 18,67 75 14 70,34 429,584 17 18 20 86 1033
% 11

19 0 ENES ERCİYES 7-XX 17 3 16,00 7 2 6,33 7 3 6,00 10 0 10,00 14 4 12,67 18 2 17,33 73 14 68,33 425,612 18 19 21 93 1139
% 12

20 0 ZEYNEP TURAN 7-XX 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 13 4 11,67 19 1 18,67 73 14 68,34 425,590 19 20 22 94 1142
% 12

21 0 ÇINAR GÜNER 7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 6 12,00 16 4 14,67 76 14 71,34 423,339 20 21 24 98 1207
% 13

22 0 UTKU BORAN ALMAZ 7-XX 15 5 13,33 7 3 6,00 8 1 7,67 10 0 10,00 13 4 11,67 20 0 20,00 73 13 68,67 422,853 21 22 25 99 1225
% 13

23 0 SELİM OCAKTAN 7-XX 18 2 17,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 11 3 10,00 18 2 17,33 71 13 66,66 418,278 22 23 27 111 1361
% 14

24 0 MELİKE ERDOĞMUŞ 7-XX 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 5 9,33 18 2 17,33 72 14 67,33 417,878 23 24 28 112 1370
% 14

25 0 KAAN ÖZER 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 12 5 10,33 18 2 17,33 72 14 67,33 417,020 24 25 29 115 1398
% 15

26 0 MELİS BAĞCI 7-XX 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 12 8 9,33 19 1 18,67 73 17 67,33 414,034 25 26 32 124 1492
% 16

27 0 ELA BEREN YILDIZ 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 6 7,00 17 1 16,67 73 10 69,67 413,434 26 27 33 125 1517
% 16

28 0 MİNA ZALOĞLU 7-XX 19 1 18,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 11 5 9,33 17 3 16,00 69 17 63,33 411,543 27 28 34 131 1578
% 17

29 0 CANER POLATCAN 7-XX 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 5 7,33 19 1 18,67 70 14 65,33 407,821 28 29 36 138 1701
% 18

30 0 EMİR ALİ YILMAZ 7-XX 17 3 16,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 0 9,00 12 7 9,67 17 3 16,00 69 19 62,67 404,302 29 30 37 149 1832
% 19

31 0 AYBÜKEADA ÖZBEK 7-XX 13 7 10,67 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 13 3 12,00 18 2 17,33 69 16 63,66 403,041 30 31 38 154 1875
% 20

32 911 ALİ ÇINAR KIRAN 7-A 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 7 8,67 17 3 16,00 71 17 65,34 399,825 1 32 40 172 1997
% 21

33 0 UMAY KILINÇ 7-XX 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 13 6 11,00 17 3 16,00 69 20 62,33 398,004 31 33 41 176 2061
% 22
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34 0 FURKAN TUNÇ 7-XX 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 8 8,33 16 4 14,67 69 20 62,34 394,106 32 34 43 192 2212
% 23

35 0 DORUK EGE ACAR 7-XX 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 11 8 8,33 17 3 16,00 69 20 62,33 393,935 33 35 44 195 2217
% 23

36 0 SADIK ENDOĞAN 7-XX 17 2 16,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 9 6,00 18 1 17,67 66 20 59,33 392,855 34 36 45 201 2263
% 24

37 0 ALPEREN MANAV 7-XX 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 6 6,00 17 3 16,00 68 16 62,67 390,525 35 37 46 205 2355
% 25

38 0 MİNANUR DARÇIN 7-XX 17 3 16,00 7 3 6,00 6 3 5,00 7 1 6,67 9 2 8,33 16 4 14,67 62 16 56,67 387,667 36 38 47 214 2470
% 26

39 0 IRMAK ÇAĞLAR 7-XX 17 2 16,33 8 2 7,33 9 0 9,00 9 1 8,67 6 9 3,00 17 3 16,00 66 17 60,33 382,157 37 39 48 228 2680
% 28

40 0 BENYAMİN TABATABAİE7-XX 16 4 14,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 11 9 8,00 14 6 12,00 62 28 52,67 370,952 38 40 50 250 3098
% 33

41 0 ÖMER ÖZCAN 7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 9 3,00 16 4 14,67 65 20 58,34 368,388 39 41 52 259 3212
% 34

42 0 KUTAY KEÇİCİ 7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 11 3,33 16 4 14,67 65 23 57,34 367,891 40 42 54 261 3231
% 34

43 0 ECESU DAĞLAR 7-XX 12 8 9,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 11 7 8,67 14 6 12,00 62 26 53,34 360,946 41 43 58 284 3496
% 37

44 0 SELİN UYAR 7-XX 14 4 12,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 7 4,67 14 3 13,00 60 19 53,67 360,116 42 44 59 285 3538
% 37

45 0 KEMAL YİĞİ BOZKUŞ 7-XX 15 5 13,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 3 6,00 10 8 7,33 13 7 10,67 54 34 42,66 345,435 43 45 65 331 4172
% 44

46 0 BURAK MERİÇ 7-XX 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 10 0 10,00 9 7 6,67 15 4 13,67 57 28 47,67 345,269 44 46 66 332 4179
% 44

47 0 NİL DERİN DENİZ 7-XX 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 6 10 2,67 15 5 13,33 56 30 46,00 340,215 45 47 67 347 4380
% 46

48 145 SEHERNAZ CİHANER 7-XX 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 2 15 -3,00 17 3 16,00 59 28 49,66 338,744 46 48 68 353 4444
% 47

49 0 ENDA  YN P ŞEN 7-XX 13 6 11,00 5 5 3,33 6 2 5,33 8 1 7,67 6 3 5,00 12 1 11,67 50 18 44,00 337,544 47 49 69 360 4505
% 48

50 0 ESMA HÜSREVOĞLU 7-XX 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 2 3,33 4 13 -0,33 14 6 12,00 53 30 43,00 327,757 48 50 75 392 4915
% 52

51 0 KERE M METİN 7-XX 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 8 4,33 11 9 8,00 53 32 42,33 320,436 49 51 80 414 5214
% 55

52 0 DENİZ ÖZMEN 7-XX 12 7 9,67 8 2 7,33 6 3 5,00 9 1 8,67 5 14 0,33 14 6 12,00 54 33 43,00 319,587 50 52 82 419 5255
% 56

53 0 EMİR CAHİT ESMER 7-XX 12 3 11,00 7 2 6,33 3 2 2,33 6 2 5,33 4 3 3,00 11 5 9,33 43 17 37,32 315,364 51 53 87 429 5438
% 57

54 0 BİLGEHAVVA AKTAŞ 7-XX 14 5 12,33 8 2 7,33 6 3 5,00 9 1 8,67 7 11 3,33 8 11 4,33 52 33 40,99 314,615 52 54 88 431 5467
% 58

55 0 MUHAMMED HACIHASANOĞLU7-XX 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 16 -2,33 6 14 1,33 52 36 40,01 296,620 53 55 103 490 6147
% 65

56 0 RÜZGAR ALİ KALDIRIMCI7-XX 8 11 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 1 6 -1,00 11 7 8,67 43 31 32,67 278,168 54 56 126 543 6803
% 72
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