
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ AYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI 25 25 25 682

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 29,5 7,7 27,62 12,3 3,9 11,29 19,2 3,2 18,45 8,9 4,1 7,87 5,2 3,1 4,39 2,1 1,2 1,80 15,1 2,7 14,39 12,1 7,4 10,25 104,3 33,2 96,06 205,010 276,970 236,700

Okul Ortalaması 30,0 7,0 28,21 13,0 4,0 11,71 21,0 3,0 20,24 10,0 5,0 8,49 3,7 0,5 3,60 0,1 0,0 0,12 29,6 2,4 28,97 26,2 7,6 24,30 133,6 29,4 125,64 201,600 362,210 278,970

KATILIMLAR

1 0 BERAT YAĞIZ CANPOLAT 12 30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 38 2 37,50 37 3 36,25 149 24 142,40 190,235 6 446 418,204 1 17 291,271 7 96

2 0 İŞÇİ ŞEVVAL 12 30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 39 1 38,75 35 5 33,75 148 25 141,15 190,235 6 446 416,104 2 19 294,746 6 86

3 0 ECEM ÖKSÜZOĞLU 12 30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 39 0 39,00 33 7 31,25 146 26 138,90 190,235 6 446 411,009 3 26 295,441 5 83

4 0 ERAY TOYLAN   30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 6 1 5,75 39 1 38,75 33 7 31,25 152 28 144,40 208,405 4 280 410,104 4 28 313,549 3 34

5 0 ZEYNEP DEMİRÖRS 12 30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 36 1 35,75 34 6 32,50 144 26 136,90 190,235 6 446 405,519 5 34 286,406 8 115

6 0 ADOLF KİTLER 12 30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 29 0 29,00 36 3 35,25 139 22 132,90 190,235 6 446 393,879 6 55 267,641 15 212

7 0 HASAN EKEN UÇAK   30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 30 2 29,50 32 6 30,50 136 27 128,65 190,235 6 446 381,854 7 76 269,031 14 203

8 0 ELANUR ÇÖLLÜ   30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 32 2 31,50 30 5 28,75 136 26 128,90 190,235 6 446 381,249 8 78 274,591 11 170

9 0 DEMET TEKGEZER 12 30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 32 0 32,00 28 7 26,25 134 26 126,90 190,235 6 446 377,694 9 87 275,981 9 157

10 0 ALİHAN İŞLEK   30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 27 2 26,50 33 4 32,00 134 25 127,15 190,235 6 446 377,534 10 88 260,691 18 247

11 0 SABRİ KAÇAN 12 30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 3 0 3,00 3 0 3,00 29 2 28,50 31 6 29,50 140 27 132,65 207,725 5 289 376,714 11 90 275,431 10 165

12 0 ARZUM BAĞCI 12 30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 25 3 24,25 33 6 31,50 132 28 124,40 190,235 6 446 370,409 12 110 254,436 22 283

13 0 SENA TAYFUN   30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 26 3 25,25 31 4 30,00 131 26 123,90 190,235 6 446 368,014 13 114 257,216 20 270

14 0 ALİ GÜLÇUBUK 12E 30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 31 2 30,50 27 9 24,75 132 30 123,90 190,235 6 446 365,779 14 121 271,811 13 189

15 0 EKREM BAKİ BACANAK   30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 29 2 28,50 27 10 24,50 130 31 121,65 190,235 6 446 359,904 15 134 266,251 16 220

16 0 EGEMEN GÜNGÖR 12 30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 31 0 31,00 24 10 21,50 129 29 121,15 190,235 6 446 358,969 16 137 273,201 12 178

17 0 ERTUĞRUL ÇAKIR 12 30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 26 5 24,75 27 6 25,50 127 30 118,90 190,235 6 446 355,444 17 148 255,826 21 278

18 0 EMRE AKSU 12 30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 27 1 26,75 25 11 22,25 126 31 117,65 190,235 6 446 351,274 18 160 261,386 17 245

19 0 AHMET KEREM YILDIZ 12 30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 22 1 21,75 28 4 27,00 124 24 117,40 190,235 6 446 347,884 19 167 247,486 24 316

20 0 ABDULLAH SEVGİ 12 30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 14 4 13,00 26 5 24,75 20 17 15,75 134 45 122,15 230,105 3 122 326,554 20 215 297,079 4 76

21 0 IŞIL   30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 27 6 25,50 16 18 11,50 117 43 105,65 190,235 6 446 317,439 21 240 257,911 19 262

22 0 YİĞİT ALİ GÜVEN   30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 17 2 16,50 22 12 19,00 113 33 104,15 190,235 6 446 311,349 22 258 232,891 25 384

23 0 MUHAMET ÇELİK   30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 25 4 24,00 13 24 7,00 112 47 99,65 190,235 6 446 298,689 23 288 253,741 23 290

24 0 MİRAY SENA KARACAN 12 30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 33 4 32,00 29 6 27,50 136 29 128,15 287,913 2 23 288,189 24 312 364,609 2 4

25 0 YİĞİT ERGÜN   30 7 28,21 13 4 11,71 21 3 20,24 10 5 8,49 37 3 36,25 28 6 26,50 139 28 131,40 301,128 1 12 285,369 25 320 375,536 1 3
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