
SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
77,000 35,650 24 33 33 33 34

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 3 19,25 77 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 20 3 19,25 77 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDbAcDBBBCDC CAAEd EAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 11 3 79
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 5 0 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 35,650 34 46 46 46 49

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 2 15,50 62 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 16 2 15,50 62 17,48 17,52 8,91

Matematik EBD A  BdBCDC CAAEd   ABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 8 2 57
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
81,000 35,650 15 21 21 21 22

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 3 20,25 81 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 21 3 20,25 81 17,48 17,52 8,91

Matematik bBDCA DBBBCDCCCAAEEccAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 12 1 86
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
82,000 35,650 12 18 18 18 19

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 2 20,50 82 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 21 2 20,50 82 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCAEDBdBCDCCCAA a EAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 12 2 86
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 35,650 26 35 35 35 36

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 0 19,00 76 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 19 0 19,00 76 17,48 17,52 8,91

Matematik E DCA DBBBCDCCCAA    AABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 12 0 86
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
59,000 35,650 35 47 47 47 50

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 1 14,75 59 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 15 1 14,75 59 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCA bB  C C CAAE   AAB 

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 8 1 57
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
72,000 35,650 27 37 37 37 38

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 0 18,00 72 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 18 0 18,00 72 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDC EDB BCDC CAA E   ABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 11 0 79
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 35,650 6 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 23 2 22,50 90 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCAdDBBcCDCCCAAEEDEAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 12 2 86
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL PİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 35,650 10 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 22 3 21,25 85 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDbAEDBBBCDCCCAAEEDEcAdC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 12 2 86
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 35,650 17 24 24 24 25

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 21 4 20,00 80 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCAEDBBBCaCbCAAEdDEdABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 11 3 79
Çemberin Temel Elemanları 5 4 1 80
Çemberde Açılar 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
32,000 35,650 42 58 58 58 67

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 8 8,00 32 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 10 8 8,00 32 17,48 17,52 8,91

Matematik E D AceBd CaCaCAA  a  Adb

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 6 4 43
Çemberin Temel Elemanları 5 3 1 60
Çemberde Açılar 6 1 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 35,650 17 24 24 24 25

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 0 20,00 80 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 20 0 20,00 80 17,48 17,52 8,91

Matematik E DCAEDBB CDCCCAAEE   ABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 12 0 86
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE Y LMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
77,000 35,650 24 33 33 33 34

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 3 19,25 77 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 20 3 19,25 77 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDaA DBBBCaC CAAEEDEAABd

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 11 2 79
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
82,000 35,650 12 18 18 18 19

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 2 20,50 82 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 21 2 20,50 82 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDbA DBBBCDCCCAAEEa AABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 12 1 86
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
3,000 35,650 46 64 64 64 116

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 3 9 0,75 3 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 3 9 0,75 3 17,48 17,52 8,91

Matematik E eac cB  e    eeb e  A  

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 2 4 14
Çemberin Temel Elemanları 5 0 3 0
Çemberde Açılar 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
79,000 35,650 19 27 27 27 28

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 1 19,75 79 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 20 1 19,75 79 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCAEeBBBCDC CAAE   AABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 12 1 86
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
79,000 35,650 19 27 27 27 28

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 1 19,75 79 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 20 1 19,75 79 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCAEDBBBCDC CAAE   eABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 12 1 86
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
82,000 35,650 12 18 18 18 19

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 2 20,50 82 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 21 2 20,50 82 17,48 17,52 8,91

Matematik EBD AdDBBBC CCCAAEEDcAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 11 1 79
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 35,650 4 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 24 1 23,75 95 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDcAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 14 0 100
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
67,000 35,650 30 42 42 42 44

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 1 16,75 67 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 17 1 16,75 67 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCAEDB  C CCCAAE  c A C

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 9 0 64
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
57,000 35,650 37 49 49 49 52

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 3 14,25 57 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 15 3 14,25 57 17,48 17,52 8,91

Matematik bBDCAceBB CDC CAAE    A C

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 8 3 57
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 35,650 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 25 0 25,00 100 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 14 0 100
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
49,000 35,650 39 53 53 53 57

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 3 12,25 49 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 13 3 12,25 49 17,48 17,52 8,91

Matematik d D e DBeBC C CAAE    ABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 6 3 43
Çemberin Temel Elemanları 5 3 0 60
Çemberde Açılar 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 35,650 31 43 43 43 46

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 2 16,50 66 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 17 2 16,50 66 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCA bB  CDC aAA E EAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 9 2 64
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
79,000 35,650 19 27 27 27 28

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 1 19,75 79 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 20 1 19,75 79 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCAEeBB CDCCCAAEE   ABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 11 1 79
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
28,000 35,650 44 61 61 61 72

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 4 7,00 28 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 8 4 7,00 28 17,48 17,52 8,91

Matematik ccD   Dd  C CCCAc     A  

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 4 2 29
Çemberin Temel Elemanları 5 3 2 60
Çemberde Açılar 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 35,650 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 25 0 25,00 100 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 14 0 100
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
88,000 35,650 7 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 0 22,00 88 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 22 0 22,00 88 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCAEDBB CDCCCAAE D AABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 12 0 86
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 5 0 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
30,000 35,650 43 60 60 60 71

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 6 7,50 30 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 9 6 7,50 30 17,48 17,52 8,91

Matematik E D  cDB  CbC CeAc b bA  

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 6 3 43
Çemberin Temel Elemanları 5 2 1 40
Çemberde Açılar 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
86,000 35,650 8 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 2 21,50 86 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 22 2 21,50 86 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCA eBBBCDCCCAAEEDEbABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 11 2 79
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 35,650 31 43 43 43 46

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 6 16,50 66 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 18 6 16,50 66 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDbAaDBBBCDdbCAA EbEAABd

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 11 3 79
Çemberin Temel Elemanları 5 4 1 80
Çemberde Açılar 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 35,650 28 39 39 39 40

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 5 17,75 71 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 19 5 17,75 71 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDbAceBBBCDCCCAAE adAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 10 3 71
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVABOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
79,000 35,650 19 27 27 27 28

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 1 19,75 79 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 20 1 19,75 79 17,48 17,52 8,91

Matematik EBD AEeBBBC C CAAEE EAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 11 1 79
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 5 0 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 35,650 38 51 51 51 55

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 4 13,00 52 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 14 4 13,00 52 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDdAEDB BCaC CeAa    A C

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 9 2 64
Çemberin Temel Elemanları 5 3 1 60
Çemberde Açılar 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
26,000 35,650 45 62 62 62 74

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 7 2 6,50 26 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 7 2 6,50 26 17,48 17,52 8,91

Matematik E c   DBd C     A    AA  

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 5 1 36
Çemberin Temel Elemanları 5 1 1 20
Çemberde Açılar 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
86,000 35,650 8 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 2 21,50 86 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 22 2 21,50 86 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDbA DBBBCDCCCAAEEaEAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 12 1 86
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 35,650 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 25 0 25,00 100 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 14 0 100
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
58,000 35,650 36 48 48 48 51

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 2 14,50 58 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 15 2 14,50 58 17,48 17,52 8,91

Matematik E DCe eBB C C CAAE   AABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 8 2 57
Çemberin Temel Elemanları 5 3 0 60
Çemberde Açılar 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
49,000 35,650 39 53 53 53 57

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 7 12,25 49 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 14 7 12,25 49 17,48 17,52 8,91

Matematik EdD dEDBB CDC CeA bDddAaC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 9 3 64
Çemberin Temel Elemanları 5 2 2 40
Çemberde Açılar 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
63,000 35,650 33 45 45 45 48

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 1 15,75 63 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 16 1 15,75 63 17,48 17,52 8,91

Matematik EBD AEDB  C C CAAaE   ABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 9 0 64
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
92,000 35,650 5 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 0 23,00 92 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 23 0 23,00 92 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCAEDBBBC C CAAEEDEAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 13 0 93
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 35,650 28 39 39 39 40

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 1 17,75 71 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 18 1 17,75 71 17,48 17,52 8,91

Matematik E DCAEeBB C CCCAAEE   ABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 10 1 71
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
81,000 35,650 15 21 21 21 22

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 3 20,25 81 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 21 3 20,25 81 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDeAEDBBBCaC CAAEEDEAABd

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 12 2 86
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
79,000 35,650 19 27 27 27 28

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 1 19,75 79 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 20 1 19,75 79 17,48 17,52 8,91

Matematik EBDCAE BBBC CCCAAEE  dABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 11 1 79
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
84,000 35,650 11 17 17 17 17

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 0 21,00 84 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 21 0 21,00 84 17,48 17,52 8,91

Matematik E DCAEDBBBCDC CAAE D AABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 13 0 93
Çemberin Temel Elemanları 5 3 0 60
Çemberde Açılar 6 5 0 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
37,000 35,650 41 57 57 57 64

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 46 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 3 9,25 37 17,48 17,52 8,91

Toplam: 25 10 3 9,25 37 17,48 17,52 8,91

Matematik E D Ad BB   d CAA    eAB 

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 5 3 36
Çemberin Temel Elemanları 5 3 0 60
Çemberde Açılar 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
91,000 35,650 4 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 1 22,75 91 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 23 1 22,75 91 17,25 17,52 8,91

Matematik EBDCAEDBBBCaC CAAEEDEAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 13 1 93
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 35,650 5 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 23 2 22,50 90 17,25 17,52 8,91

Matematik EBDCbEDBBBCDCCCAAEEDEAcBC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 13 1 93
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
44,000 35,650 15 56 56 56 61

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 0 11,00 44 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 11 0 11,00 44 17,25 17,52 8,91

Matematik  B    DBB CDC CA  E     C

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 8 0 57
Çemberin Temel Elemanları 5 2 0 40
Çemberde Açılar 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK GÜNEY S 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 35,650 7 24 24 24 25

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 21 4 20,00 80 17,25 17,52 8,91

Matematik EBDbAcDBBBCDCbCAAEdDEAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 11 3 79
Çemberin Temel Elemanları 5 4 1 80
Çemberde Açılar 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
31,000 35,650 16 59 59 59 69

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 9 7,75 31 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 10 9 7,75 31 17,25 17,52 8,91

Matematik bdDbA cBdBC CbbAAd   dA C

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 5 6 36
Çemberin Temel Elemanları 5 3 2 60
Çemberde Açılar 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
20,000 35,650 17 63 63 63 78

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 7 8 5,00 20 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 7 8 5,00 20 17,25 17,52 8,91

Matematik  Bad beBd C C   Aad  cAB 

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 3 6 21
Çemberin Temel Elemanları 5 2 1 40
Çemberde Açılar 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
70,000 35,650 11 41 41 41 43

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 2 17,50 70 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 18 2 17,50 70 17,25 17,52 8,91

Matematik EBDCA DBdBCDC CAAE   AABd

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 11 1 79
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 35,650 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 25 0 25,00 100 17,25 17,52 8,91

Matematik EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 14 0 100
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 35,650 13 52 52 52 56

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 5 12,75 51 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 14 5 12,75 51 17,25 17,52 8,91

Matematik  BDC  eB cC C CAAEdaEcABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 5 4 36
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
72,000 35,650 10 37 37 37 38

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 0 18,00 72 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 18 0 18,00 72 17,25 17,52 8,91

Matematik EBDCAE BB C CCCAAE    ABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 9 0 64
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BAYCAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
55,000 35,650 12 50 50 50 54

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 1 13,75 55 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 14 1 13,75 55 17,25 17,52 8,91

Matematik EBDbA DB  C   CAA    AABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 7 1 50
Çemberin Temel Elemanları 5 4 0 80
Çemberde Açılar 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUALLİM NACİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
92,000 35,650 3 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 0 23,00 92 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 23 0 23,00 92 17,25 17,52 8,91

Matematik EBDCAEDBB CDCCCAAEE EAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 13 0 93
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 5 0 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
78,000 35,650 8 32 32 32 33

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 2 19,50 78 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 20 2 19,50 78 17,25 17,52 8,91

Matematik bBDCAEDBBBCbCCCAAE   AABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 11 2 79
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
81,000 35,650 6 21 21 21 22

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 3 20,25 81 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 21 3 20,25 81 17,25 17,52 8,91

Matematik EBDCA eBBBCDCCCAAEdDcAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 11 2 79
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
74,000 35,650 9 36 36 36 37

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 2 18,50 74 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 19 2 18,50 74 17,25 17,52 8,91

Matematik EBDCeEeBBBCDCCCAAE    ABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 10 2 71
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE ÇAVDAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
49,000 35,650 14 53 53 53 57

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 3 12,25 49 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 13 3 12,25 49 17,25 17,52 8,91

Matematik E DCA DBd C b CAA b   ABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 7 3 50
Çemberin Temel Elemanları 5 3 0 60
Çemberde Açılar 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 35,650 2 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 17 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 17,25 17,52 8,91

Toplam: 25 24 1 23,75 95 17,25 17,52 8,91

Matematik EBaCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 14 0 100
Çemberin Temel Elemanları 5 4 1 80
Çemberde Açılar 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 13 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 35,650 1 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 64 64 64 124

Katılımlar: 1 64 64 64 153

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 23,75 17,52 8,91

Toplam: 25 24 1 23,75 95 23,75 17,52 8,91

Matematik EBDCAEbBBBCDCCCAAEEDEAABC

Cevap Anahtarı A EBDCAEDBBBCDCCCAAEEDEAABC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 14 13 1 93
Çemberin Temel Elemanları 5 5 0 100
Çemberde Açılar 6 6 0 100
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