
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 2 (2024-2025)58 78 1142 7624

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,91 6 3 4,97 6 3 5,19 5 4 3,54 7 8 4,37 9 9 6,38 45 34 33,36 301,230

Okul Ortalaması 16 4 14,22 8 1 7,64 8 2 7,11 8 1 7,62 11 6 9,55 14 5 12,72 65 19 58,86 386,540

KATILIMLAR

1 0 ELİF DURLAK  19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 86 4 84,68 484,607 1 1 1 2 20
% 0,26

2 0 SENA KOLAK  20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 86 4 84,67 481,144 2 2 2 7 33
% 0,43

3 0 OSMAN BERTAN  20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 1 7,67 18 2 17,33 19 1 18,67 83 6 81,00 474,040 3 3 3 11 51
% 0,67

4 0 NEHİR YILMAZ 7 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 4 13,67 19 1 18,67 83 6 81,01 463,050 1 4 5 26 126
% 1,65

5 0 ALYA KUĞU  20 0 20,00 8 1 7,67 8 1 7,67 10 0 10,00 16 3 15,00 18 2 17,33 80 7 77,67 458,187 4 5 6 34 168
% 2,20

6 147 FATOŞ ALKAN 7G 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 16 3 15,00 18 2 17,33 80 9 77,00 453,834 1 6 7 44 217
% 2,85

7 1 YUSUF EMRE SÜLEYMANOĞ7C 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 5 13,33 18 2 17,33 82 8 79,33 453,267 1 7 8 46 226
% 2,96

8 0 HASAN YEKTA  17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 17 3 16,00 77 13 72,67 436,651 5 8 12 94 424
% 5,56

9 0 KEREM ATEŞ  17 2 16,33 10 0 10,00 9 0 9,00 8 0 8,00 16 1 15,67 15 4 13,67 75 7 72,67 435,349 6 9 13 100 442
% 5,80

10 0 YUSUF GERÇEK  18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 6 12,00 17 3 16,00 78 12 74,00 434,003 7 10 14 106 470
% 6,16

11 0 ÇINAR ASEFOĞLU  16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 17 2 16,33 15 4 13,67 75 13 70,68 429,700 8 11 15 120 524
% 6,87

12 0 KUTAY ATILGAN 7 18 2 17,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 12 4 10,67 18 1 17,67 75 10 71,67 429,461 2 12 16 121 526
% 6,90

13 0 YAVUZSELİM YEŞİLDAL 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 12 7 9,67 18 2 17,33 76 13 71,67 429,246 9 13 17 123 531
% 6,96

14 0 ÇAĞAN DEĞER  18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 11 7 8,67 19 1 18,67 76 11 72,35 428,381 10 14 18 125 548
% 7,19

15 0 YUSUF KABUCU  17 3 16,00 7 3 6,00 7 0 7,00 10 0 10,00 15 2 14,33 16 4 14,67 72 12 68,00 424,201 11 15 20 134 604
% 7,92

16 0 RÜZGAR YILDIRIM  18 2 17,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 14 5 12,33 16 4 14,67 73 16 67,66 421,019 12 16 22 145 659
% 8,64

17 0 NEHİR TANSUYU  17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 14 6 12,00 16 4 14,67 75 15 70,00 420,915 13 17 23 146 660
% 8,66

18 0 KEREM TANRIVERDİ  17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 14 6 12,00 16 4 14,67 74 16 68,67 419,257 14 18 24 151 683
% 8,96

19 0 ABDURRAHİM KÖZ  16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 14 6 12,00 18 2 17,33 73 17 67,33 419,159 15 19 25 152 684
% 8,97

20 0 EYLÜL TÜRK  16 2 15,33 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 15 2 14,33 16 3 15,00 69 14 64,32 417,554 16 20 26 158 707
% 9,27

21 0 ELİF ÖZTÜRK  18 2 17,33 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 13 6 11,00 16 4 14,67 72 17 66,34 414,870 17 21 27 163 747
% 9,80

22 0 HAKAN EROL  17 3 16,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 12 6 10,00 17 3 16,00 72 15 67,01 413,096 18 22 28 169 778
% 10

23 0 DERİN DEMİRALP  17 3 16,00 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 6 9,00 19 1 18,67 70 17 64,34 411,314 19 23 29 173 805
% 11

24 0 ÖMER GÜNDOĞDU  13 5 11,33 10 0 10,00 7 2 6,33 10 0 10,00 18 2 17,33 12 3 11,00 70 12 65,99 410,372 20 24 30 177 817
% 11

25 0 GÜNEŞ GÜRBÜZ  18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 11 7 8,67 15 4 13,67 71 16 65,67 405,402 21 25 31 188 914
% 12

26 0 EMİR EFE GÜRKAN 7 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 7 9,67 17 3 16,00 72 17 66,34 404,722 3 26 32 191 928
% 12

27 0 MERYEM BİLİCİ  19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 9 7,00 16 4 14,67 71 18 65,00 404,624 22 27 33 192 930
% 12

28 0 KAZIM ŞAHİN  18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 13 6 11,00 13 7 10,67 70 19 63,67 402,236 23 28 34 200 980
% 13

29 126 ELİF EYLÜL ÇELİK 7A 16 4 14,67 8 1 7,67 9 0 9,00 8 2 7,33 12 2 11,33 15 5 13,33 68 14 63,33 402,077 1 29 35 201 981
% 13

30 0 ZEYNEP OĞUZSOY  16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 13 7 10,67 17 3 16,00 68 22 60,67 401,938 24 30 36 202 983
% 13

31 0 HÜSEYİN ŞENCAN  14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 8 8,33 18 1 17,67 72 16 66,67 401,594 25 31 37 203 989
% 13

32 0 BADE FARSAK  15 4 13,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 1 6,67 14 6 12,00 16 4 14,67 65 22 57,68 394,463 26 32 40 234 1133
% 15

33 0 ZEYNEPİREM MEMİŞOĞLU 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 12 3 11,00 17 3 16,00 64 21 57,00 390,606 27 33 41 246 1219
% 16
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Genel Ortalama 11 7 8,91 6 3 4,97 6 3 5,19 5 4 3,54 7 8 4,37 9 9 6,38 45 34 33,36 301,230
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KATILIMLAR

34 0 DİLŞAT SEKERF  15 4 13,67 8 2 7,33 8 1 7,67 8 0 8,00 10 6 8,00 16 2 15,33 65 15 60,00 388,328 28 34 43 260 1266
% 17

35 0 BERİL KARAMAN 7 14 5 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 12 4 10,67 15 5 13,33 64 21 56,99 383,373 4 35 45 273 1354
% 18

36 0 BEREN TURNA  17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 11 8 8,33 12 8 9,33 66 23 58,32 379,338 29 36 47 288 1428
% 19

37 0 AHMET ÇINAR  15 4 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 10 8 7,33 13 6 11,00 66 19 59,67 376,726 30 37 48 295 1488
% 20

38 105 CEYLİN ATEŞ  17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 12 4,00 15 5 13,33 67 23 59,33 376,482 31 38 49 297 1494
% 20

39 0 YİĞİT KONURALP  13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 12 7 9,67 15 5 13,33 64 25 55,68 373,817 32 39 51 309 1554
% 20

40 0 YAVUZSELİM ULU 7F 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 13 4 11,67 5 4 3,67 62 14 57,34 371,104 1 40 52 317 1608
% 21

41 0 NEHİR ADA GÜLE R 7 11 9 8,00 8 2 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 13 6 11,00 15 5 13,33 62 27 52,99 366,352 5 41 53 333 1701
% 22

42 0 ZEYNEP ASİL 7 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 11 3,33 16 4 14,67 62 26 53,34 363,908 6 42 54 341 1757
% 23

43 0 HEVAL BERF İN YILMAZ 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 8 7,33 12 6 10,00 60 26 51,32 359,456 33 43 57 357 1853
% 24

44 0 BEYZA KARACASU  16 4 14,67 7 3 6,00 9 0 9,00 9 1 8,67 6 9 3,00 13 6 11,00 60 23 52,34 353,555 34 44 59 377 2007
% 26

45 0 EMİR AK AL  16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 8 5,33 11 9 8,00 60 26 51,33 352,234 35 45 60 383 2045
% 27

46 0 AYLİN PEHLİVANOĞ  15 3 14,00 9 1 8,67 7 1 6,67 9 1 8,67 5 5 3,33 11 6 9,00 56 17 50,34 344,950 36 46 61 417 2235
% 29

47 0 KAYRA ÖLMEZ  15 5 13,33 7 2 6,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 9 5,00 12 6 10,00 55 29 45,33 342,452 37 47 62 425 2294
% 30

48 0 ALİ* İR ÇETİNKAYA 7H 13 7 10,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 12 4 10,67 8 11 4,33 52 33 41,00 332,587 1 48 65 477 2595
% 34

49 0 YAKUP SÖKER  11 9 8,00 7 1 6,67 8 1 7,67 8 1 7,67 7 12 3,00 12 7 9,67 53 31 42,68 318,183 38 49 67 545 2997
% 39

50 116 CEYLİN DEDELER 7E 14 5 12,33 5 1 4,67 5 3 4,00 2 2 1,33 6 6 4,00 10 9 7,00 42 26 33,33 310,421 1 50 68 598 3263
% 43

51 747 EYLÜL ÖZÇELİK 7 12 6 10,00 6 0 6,00 1 0 1,00 6 3 5,00 8 4 6,67 7 5 5,33 40 18 34,00 309,171 7 51 69 606 3305
% 43

52 0 HÜMA DEDELER  14 6 12,00 5 0 5,00 9 1 8,67 6 3 5,00 7 11 3,33 41 21 34,00 306,441 39 52 70 618 3382
% 44

53 0 TUANA ACET  14 2 13,33 6 4 4,67 6 2 5,33 9 1 8,67 2 11 -1,67 9 6 7,00 46 26 37,33 301,928 40 53 71 645 3529
% 46

54 0 YÜSRANUR GÜNDOĞDU 12 8 9,33 6 4 4,67 6 3 5,00 4 6 2,00 8 11 4,33 8 11 4,33 44 43 29,66 292,108 41 54 72 694 3856
% 51

55 0 ELA ÖZÇELİK  9 7 6,67 3 3 2,00 7 2 6,33 6 3 5,00 5 2 4,33 7 7 4,67 37 24 29,00 284,857 42 55 73 731 4092
% 54

56 0 DERİN ÇAKMAK  8 12 4,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 9 8 6,33 6 13 1,67 44 42 30,01 279,486 43 56 74 765 4286
% 56

57 0 ALPERENÇAĞ RITOJ  3 10 -0,33 4 4 2,67 3 3 2,00 8 1 7,67 2 12 -2,00 15 2 14,33 35 32 24,34 261,724 44 57 77 857 4966
% 65

58 0 YAKUP ERTEMR 7 8 8 5,33 2 4 0,67 2 3 1,00 3 5 1,33 3 7 0,67 3 14 -1,67 21 41 7,33 220,142 8 58 78 1009 6333
% 83
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