
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6 (2024-2025)90 502 3192 31732

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,05 5 4 3,94 8 2 7,33 6 2 4,76 8 4 6,56 11 6 9,59 51 24 43,23 335,580

Okul Ortalaması 16 3 15,25 7 3 6,05 9 1 9,16 8 1 7,59 13 4 11,99 17 3 15,61 71 15 65,65 414,260

KATILIMLAR

1 0 FEYZA PİR  18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 87 3 86,00 486,741 1 1 9 23 243
% 0,77

2 827 ALİ KAT 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 20 0 20,00 87 3 86,00 485,606 1 2 10 27 284
% 0,89

3 3629 MURAT SOYLU 8E 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 20 0 20,00 18 2 17,33 85 5 83,33 480,068 1 3 14 56 559
% 1,76

4 99999 NİLSU NAZ AKTAŞ  18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 85 5 83,34 479,513 2 4 15 57 586
% 1,85

5 0 EGE GİRAY KURT 8B 18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 20 0 20,00 85 3 84,01 477,301 1 5 16 78 748
% 2,36

6 0 EMİR YILMAZ 8C 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 84 6 82,00 476,798 1 6 17 81 785
% 2,47

7 3306 RÜZGAR ERGÜNAY 8 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 83 7 80,67 473,912 2 7 19 102 1027
% 3,24

8 3378 EMİR DORUK GÜRLER 8E 20 0 20,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 17 3 16,00 82 8 79,34 472,793 2 8 20 111 1105
% 3,48

9 0 ATAKAN ERTÜRK  20 0 20,00 5 4 3,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 82 7 79,67 472,498 3 9 21 112 1123
% 3,54

10 0 DEFNE ÇATAL 8 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 84 6 82,01 470,481 3 10 25 128 1309
% 4,13

11 0 EYLÜL NİSA TÜMAY  18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 19 1 18,67 19 1 18,67 82 8 79,33 468,990 4 11 28 141 1425
% 4,49

12 0 KAAN ASLAN 8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 20 0 20,00 83 7 80,67 466,870 4 12 32 152 1629
% 5,13

13 0 NEHİR GÜLER 8 19 1 18,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 19 1 18,67 81 9 78,00 465,984 5 13 33 159 1707
% 5,38

14 11 YUNUS EMRE ERDEM 8 16 3 15,00 8 2 7,33 9 0 9,00 10 0 10,00 19 0 19,00 19 0 19,00 81 5 79,33 464,510 6 14 36 172 1865
% 5,88

15 0 DERİNSU AKIN 8 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 19 1 18,67 82 7 79,67 462,963 7 15 41 189 2034
% 6,41

16 0 ZEHRA AYAYDIN 8C 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 16 0 16,00 20 0 20,00 81 5 79,33 460,429 2 16 44 213 2300
% 7,25

17 61 OSMAN EFE MALKOÇ 8 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 81 9 78,00 457,342 8 17 53 251 2652
% 8,36

18 0 ERDEM AYAZ  17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 81 9 78,01 457,103 5 18 54 252 2677
% 8,44

19 0 ESİLA KIRAYLAR 8 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 20 0 20,00 17 3 16,00 78 11 74,33 455,480 9 19 58 268 2860
% 9,01

20 0 METEHAN DUMANLI  19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 14 5 12,33 20 0 20,00 81 8 78,33 454,396 6 20 61 281 2979
% 9,39

21 0 DURU NAZ BENGÜL  17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 81 9 78,00 452,361 7 21 65 302 3225
% 10

22 0 FATİH AHMADI  18 1 17,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 14 0 14,00 19 0 19,00 78 4 76,67 452,079 8 22 66 307 3266
% 10

23 0 AYLİN OKŞAR  16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 19 1 18,67 79 11 75,33 451,860 9 23 67 308 3281
% 10

24 0 ÇINAR ERGÜNAY 8E 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 18 2 17,33 80 9 76,99 451,600 3 24 68 310 3301
% 10

25 0 BB DÜNYA ETÜT KURSU 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 80 10 76,66 450,055 10 25 72 321 3458
% 11

26 0 ELİF KÖSE  18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 80 10 76,66 449,355 11 26 74 333 3527
% 11

27 0 YAĞMU ULU  18 2 17,33 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 18 0 18,00 18 2 17,33 75 13 70,66 448,685 12 27 76 339 3600
% 11

28 0 İRFM ARTUKSÜER  17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 17 3 16,00 78 11 74,34 447,978 13 28 77 346 3678
% 12

29 0 ŞÜKRAN ÇİFTÇİ  17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 16 3 15,00 19 1 18,67 77 12 73,00 444,222 14 29 83 373 4084
% 13

30 0 ZEYNEP S AKIMCILAR  19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 15 5 13,33 17 3 16,00 79 11 75,34 443,734 15 30 86 380 4142
% 13

31 0 ÇETİNDORUK TIRAŞOĞLU 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 15 5 13,33 19 1 18,67 77 13 72,66 442,242 16 31 90 392 4296
% 14

32 0 YİĞİT KIRÇAN  16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 78 12 74,01 441,283 17 32 91 402 4401
% 14

33 0 HALİL EFE EROL SANE  15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 20 0 20,00 17 3 16,00 74 16 68,66 439,433 18 33 96 425 4631
% 15
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,05 5 4 3,94 8 2 7,33 6 2 4,76 8 4 6,56 11 6 9,59 51 24 43,23 335,580

Okul Ortalaması 16 3 15,25 7 3 6,05 9 1 9,16 8 1 7,59 13 4 11,99 17 3 15,61 71 15 65,65 414,260

KATILIMLAR

34 0 ZEYNEP ELA KAYA 8 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 18 2 17,33 14 6 12,00 76 13 71,66 437,390 10 34 103 440 4862
% 15

35 0 AHMET EMİN AKBULUT 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 15 5 13,33 18 2 17,33 76 14 71,33 437,320 19 35 104 441 4867
% 15

36 0 IŞIK MEY ÖZPINAR  17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 18 2 17,33 76 14 71,34 437,226 20 36 106 443 4875
% 15

37 0 NESLİHAN KILIÇ  18 1 17,67 8 1 7,67 10 0 10,00 8 0 8,00 12 1 11,67 18 1 17,67 74 4 72,68 435,639 21 37 107 451 5050
% 16

38 181 ZEYNEP NAZ BURTUL 8C 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 16 4 14,67 77 12 73,00 434,350 3 38 111 463 5188
% 16

39 0 EFE KARACA 8C 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 16 4 14,67 77 13 72,67 433,505 4 39 112 473 5281
% 17

40 0 NECLA KOYUNCU  18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 12 2 11,33 18 1 17,67 75 8 72,33 433,170 22 40 113 476 5321
% 17

41 150 MERT ALİ ŞENTÜRK 8E 17 3 16,00 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 14 5 12,33 20 0 20,00 74 15 69,00 431,942 4 41 114 484 5453
% 17

42 0 ZEYNEP DURMUŞ  19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 13 4 11,67 17 3 16,00 75 12 71,00 431,666 23 42 115 488 5489
% 17

43 0 SERRA ALTU NTEPE  17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 16 4 14,67 76 14 71,34 431,464 24 43 116 491 5519
% 17

44 55 RASUL EMRE HOT 8H 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 14 6 12,00 20 0 20,00 75 15 70,00 430,299 1 44 121 507 5655
% 18

45 3655 ALİ YEKTA 8D 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 16 4 14,67 18 2 17,33 74 16 68,67 429,590 1 45 123 517 5747
% 18

46 0 ECRİN YILMAZ  17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 14 4 12,67 17 3 16,00 76 12 72,00 429,427 25 46 124 521 5765
% 18

47 0 DENİZ AKBABA  17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 3 13,00 16 3 15,00 76 10 72,67 429,387 26 47 125 522 5771
% 18

48 0 BEGÜM AYDIN  16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 17 3 16,00 16 4 14,67 73 17 67,34 425,512 27 48 131 571 6202
% 20

49 0 ÖMER SADİ SÜTÜTEMİZ 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 2 12,33 19 1 18,67 73 11 69,34 424,325 28 49 134 582 6341
% 20

50 0 FURKAN DEMİR  14 5 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 18 2 17,33 16 3 15,00 72 16 66,66 423,666 29 50 135 590 6422
% 20

51 1907 EMİRHAN KILIÇ  20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 9 0 9,00 17 1 16,67 69 8 66,33 421,260 30 51 140 609 6682
% 21

52 0 ÖZNİL SIÇ * R 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 7 6,67 20 0 20,00 74 12 70,00 420,893 1 52 143 613 6720
% 21

53 0 TARIK KARAMAN  15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 13 5 11,33 19 1 18,67 72 16 66,66 416,283 31 53 151 668 7222
% 23

54 0 İSMAİLEFE CEYLAN  17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 7 10,67 18 2 17,33 72 18 66,01 416,272 32 54 152 669 7223
% 23

55 614 METE TUNCE R HIZLI 8Z 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 14 3 13,00 14 6 12,00 71 16 65,66 414,500 1 55 155 685 7408
% 23

56 0 EMİREFE İYİLİKSEVE  19 1 18,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 12 4 10,67 16 4 14,67 70 16 64,68 414,428 33 56 156 688 7419
% 23

57 0 ECRİN SARI  20 0 20,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 12 6 10,00 16 4 14,67 69 19 62,68 413,118 34 57 163 705 7587
% 24

58 0 AZRA UZUN 8G 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 7 7,67 18 1 17,67 72 14 67,34 410,443 1 58 167 727 7865
% 25

59 342 YALIN CANDAŞ 8A 14 1 13,67 6 4 4,67 19 1 18,67 17 3 16,00 56 9 53,01 409,537 2 59 169 733 7975
% 25

60 0 DENİZ SEZGİN  17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 4 10,67 14 4 12,67 72 12 68,01 409,383 35 60 170 734 7993
% 25

61 0 POYRAZ PÜSKÜL  16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 4 9,67 17 3 16,00 70 15 65,01 405,442 36 61 174 770 8430
% 27

62 0 BAŞAK ÇEBİ  15 4 13,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 14 6 12,00 15 5 13,33 68 21 61,00 397,688 37 62 188 853 9304
% 29

63 0 BERRA DEMİR  15 4 13,67 5 5 3,33 10 0 10,00 10 0 10,00 11 3 10,00 16 4 14,67 67 16 61,67 395,386 38 63 194 878 9552
% 30

64 0 EREN ATLAS A  15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 6 9,00 17 3 16,00 68 19 61,67 394,717 39 64 196 884 9617
% 30

65 0 UMUT DEMİRKIRAN  16 4 14,67 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 14 6 12,00 14 6 12,00 67 23 59,33 394,303 40 65 199 892 9662
% 30

66 1905 İSMAİLEMRE ŞENTÜRK 8H 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 12 5 10,33 17 2 16,33 66 20 59,33 392,750 2 66 209 918 9839
% 31
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,05 5 4 3,94 8 2 7,33 6 2 4,76 8 4 6,56 11 6 9,59 51 24 43,23 335,580

Okul Ortalaması 16 3 15,25 7 3 6,05 9 1 9,16 8 1 7,59 13 4 11,99 17 3 15,61 71 15 65,65 414,260

KATILIMLAR

67 0 ZEYNEP KARAER  16 4 14,67 7 2 6,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 4 7,67 17 2 16,33 65 16 59,67 391,808 41 67 211 925 9929
% 31

68 0 BARIŞ KALEM  17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 5 10,33 13 7 10,67 67 20 60,34 391,101 42 68 214 931 9997
% 32

69 0 YUSUF KÜÇÜKKARIŞ  17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 13 6 11,00 13 7 10,67 66 23 58,34 390,225 43 69 216 946 10090
% 32

70 0 ASYA GÖK  14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 4 5,67 16 4 14,67 64 17 58,34 373,342 44 70 249 1155 11984
% 38

71 0 BATU KORKMAZ 8 17 3 16,00 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 13 0,67 16 4 14,67 61 27 52,01 357,269 11 71 279 1327 13822
% 44

72 0 DURU ÇINAR 8 14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 10 4,67 15 5 13,33 61 27 52,00 356,606 12 72 282 1334 13904
% 44

73 0 EYLÜL ATMACA  15 5 13,33 5 5 3,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 6 4,00 14 5 12,33 59 22 51,66 355,104 45 73 285 1350 14061
% 44

74 0 NEHİR KESKİN  15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 3 3,00 14 5 12,33 58 18 51,99 352,924 46 74 292 1379 14309
% 45

75 0 ZEYNEP ŞAR  11 9 8,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 3 7,00 15 5 13,33 58 23 50,33 351,514 47 75 294 1392 14453
% 46

76 0 IRMAK ECE YILMAZ  16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 5 12 1,00 15 5 13,33 59 28 49,67 349,062 48 76 301 1419 14745
% 46

77 79 TUBA ÖZCAN 8A 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 3 5 1,33 8 4 6,67 16 4 14,67 54 26 45,34 348,760 3 77 303 1426 14782
% 47

78 0 HAKKI TUNCİL  17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 16 4 14,67 50 10 46,67 347,949 49 78 304 1432 14876
% 47

79 0 ELİF BEREN ÜSTÜNGÜN8A 17 2 16,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 8 1,33 11 8 8,33 59 21 51,99 346,048 4 79 308 1449 15083
% 48

80 0 TUĞBA İLHAN  16 4 14,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 14 6 12,00 53 26 44,33 343,934 50 80 313 1462 15314
% 48

81 0 ÖYKÜ AKYOL  12 3 11,00 4 4 2,67 7 2 6,33 7 0 7,00 3 6 1,00 18 0 18,00 51 15 46,00 343,295 51 81 316 1469 15387
% 48

82 61 FATEH TEKKE 8 14 6 12,00 8 2 7,33 9 0 9,00 8 1 7,67 5 7 2,67 13 7 10,67 57 23 49,34 340,536 13 82 322 1496 15688
% 49

83 0 NEHİR DANIŞIKKAY  14 5 12,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 6 0,00 3 4 1,67 17 2 16,33 50 23 42,33 340,057 52 83 323 1505 15739
% 50

84 0 MEHMET EFE DAĞ  12 7 9,67 3 6 1,00 7 3 6,00 5 1 4,67 7 2 6,33 14 5 12,33 48 24 40,00 333,422 53 84 336 1586 16493
% 52

85 0 BUĞLEM ASAL  14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 5 5 3,33 7 4 5,67 11 9 8,00 52 29 42,33 332,328 54 85 340 1605 16620
% 52

86 0 SERRA BOZKURT  13 7 10,67 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 8 5,33 11 9 8,00 55 31 44,66 331,430 55 86 343 1615 16746
% 53

87 0 ÇAĞIN CANDAŞ  15 4 13,67 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 4 5,67 9 11 5,33 51 29 41,34 327,532 56 87 357 1673 17222
% 54

88 0 DİLE M  9 11 5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 10 3 9,00 13 7 10,67 47 36 35,00 318,519 57 88 372 1788 18235
% 57

89 0 IRMAK DURĞ UT  13 7 10,67 4 6 2,00 9 1 8,67 5 3 4,00 2 12 -2,00 12 7 9,67 45 36 33,01 294,109 58 89 397 2075 21095
% 66

90 0 POYRAZ KESKİN  4 9 1,00 1 5 -0,67 3 6 1,00 1 5 -0,67 1 5 -0,67 3 7 0,67 13 37 0,66 199,876 59 90 495 2980 29729
% 94
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