
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 7. SINIF LİMİT DENEME-2 48 48 48 956

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,73 7 2 6,75 6 3 5,10 6 3 4,72 11 6 8,67 13 6 10,62 55 26 46,59 350,170

Okul Ortalaması 16 4 14,46 9 1 8,91 8 2 7,32 9 1 8,05 15 4 13,35 17 3 15,63 73 15 67,72 419,770

KATILIMLAR

1 397 MERT ANIL ÖREN 7-XX 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 19 1 18,67 20 0 20,00 86 4 84,67 484,511 1 1 1 1 4
% 0,42

2 100 MİHRİNAZ SELÇUK 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 85 5 83,34 475,223 2 2 2 2 14
% 1,46

3 533 YİĞİT TUNA CINDIR 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 0 19,00 85 4 83,66 472,939 3 3 3 3 21
% 2,20

4 238 NAZ SELVİTOPU 7-XX 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 85 5 83,34 471,689 4 4 4 4 24
% 2,51

5 129 CANER POLATCAN 7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 85 5 83,34 471,437 5 5 5 5 27
% 2,82

6 127 ZEYNEP YILDIRIM 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 18 2 17,33 82 8 79,33 461,518 6 6 6 6 60
% 6,28

7 133 YAĞIZ KAR 7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 20 0 20,00 18 2 17,33 80 10 76,67 461,030 7 7 7 7 66
% 6,90

8 408 ELA NUR DEMİR 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 82 8 79,33 457,858 8 8 8 8 76
% 7,95

9 680 EMİR ERDUMAN 7-C 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 19 1 18,67 81 9 78,01 455,678 1 9 9 9 81
% 8,47

10 732 MELİS BAĞCI 7-XX 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 19 1 18,67 81 9 78,01 455,426 9 10 10 10 82
% 8,58

11 747 ÇINAR GÜNER 7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 17 3 16,00 19 1 18,67 80 10 76,67 453,019 10 11 11 11 93
% 9,73

12 612 ECESU DAĞLAR 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 15 5 13,33 20 0 20,00 80 10 76,66 452,771 11 12 12 12 98
% 10

13 236 ZEYNEP TURAN 7-XX 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 81 9 78,00 451,640 12 13 13 13 104
% 11

14 721 ENES ERCİYEŞ 7-XX 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 18 2 17,33 79 11 75,33 447,913 13 14 14 14 122
% 13

15 392 UMAY KILINÇ 7-XX 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 15 5 13,33 80 10 76,67 447,465 14 15 15 15 124
% 13

16 146 SELİM OCAKTAN 7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 6 4 4,67 8 1 7,67 18 1 17,67 17 2 16,33 76 11 72,34 443,906 15 16 16 16 144
% 15

17 306 MELİKE ERDOĞMUŞ 7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 17 3 16,00 79 11 75,34 441,410 16 17 17 17 157
% 16

18 155 YAĞMUR TAYFUR 7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 16 4 14,67 79 11 75,34 441,057 17 18 18 18 160
% 17

19 204 EMİR ALİ YILMAZ 7-XX 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 16 3 15,00 78 11 74,34 440,296 18 19 19 19 164
% 17

20 421 ŞULE KARGACI 7-XX 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 18 1 17,67 78 11 74,35 440,274 19 20 20 20 165
% 17

21 281 DURU ESEN 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 16 4 14,67 16 3 15,00 78 11 74,33 440,026 20 21 21 21 167
% 17

22 442 EYMEN KAYA 7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 78 12 74,01 438,082 21 22 22 22 178
% 19

23 0 EREN YAPRAKGÜL 7-XX 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 16 4 14,67 77 13 72,67 436,909 22 23 23 23 181
% 19

24 742 AYSİMA ÇİMEN 7-XX 17 2 16,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 5 13,33 17 2 16,33 77 11 73,32 435,510 23 24 24 24 188
% 20

25 405 SELİN UYAR 7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 16 4 14,67 17 2 16,33 76 13 71,67 435,188 24 25 25 25 189
% 20

26 332 ALİ ÇINAR KIRAN 7-A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 14 4 12,67 18 2 17,33 76 12 72,00 433,973 1 26 26 26 199
% 21

27 205 AHMET KAĞAN YILMAZ7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 15 5 13,33 17 3 16,00 76 14 71,33 431,196 25 27 27 27 213
% 22

28 131 MİNA ZALOĞLU 7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 15 3 14,00 18 2 17,33 75 13 70,66 428,256 26 28 28 28 228
% 24

29 450 SADIK ENDOĞAN 7-XX 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 15 4 13,67 16 3 15,00 74 12 70,01 428,223 27 29 29 29 229
% 24

30 604 KAAN ÖZER 7-XX 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 15 4 13,67 76 13 71,67 422,199 28 30 30 30 256
% 27

31 258 ÖYKÜ YILDIZ 7-XX 15 5 13,33 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 14 6 12,00 19 1 18,67 74 16 68,67 421,881 29 31 31 31 260
% 27

32 469 AZRA KARAHANOĞLU 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 15 1 14,67 15 3 14,00 70 14 65,34 418,799 30 32 32 32 277
% 29

33 463 EFE TEMEL 7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 16 2 15,33 15 5 13,33 72 16 66,66 414,367 31 33 33 33 302
% 32
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Genel Ortalama 13 6 10,73 7 2 6,75 6 3 5,10 6 3 4,72 11 6 8,67 13 6 10,62 55 26 46,59 350,170

Okul Ortalaması 16 4 14,46 9 1 8,91 8 2 7,32 9 1 8,05 15 4 13,35 17 3 15,63 73 15 67,72 419,770

KATILIMLAR

34 310 KERİM TOPSAKAL 7-XX 13 7 10,67 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 16 3 15,00 17 2 16,33 72 16 66,67 412,897 32 34 34 34 311
% 33

35 308 AYBÜKEADA ÖZBEK 7-XX 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 2 6,33 12 4 10,67 18 1 17,67 66 18 60,00 401,916 33 35 35 35 358
% 37

36 502 ALİ ORHAN BALAKAN 7-XX 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 14 6 12,00 16 4 14,67 69 21 62,00 397,884 34 36 36 36 375
% 39

37 182 ÖMER ÖZCAN 7-XX 14 5 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 13 4 11,67 16 3 15,00 67 18 61,00 396,553 35 37 37 37 378
% 40

38 0 MİNANUR DARÇIN 7-XX 14 5 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 2 6,33 10 5 8,33 18 2 17,33 65 18 58,99 390,701 36 38 38 38 391
% 41

39 507 IRMAK ÇAĞLAR 7-XX 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 11 4 9,67 17 2 16,33 66 18 60,00 389,041 37 39 39 39 402
% 42

40 998 BENYAMİN TABATABAİE7-XX 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 13 7 10,67 17 3 16,00 62 28 52,68 381,979 38 40 40 40 433
% 45

41 736 SEHERNAZ CİHANER 7-XX 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 11 9 8,00 16 3 15,00 66 23 58,34 379,188 39 41 41 41 443
% 46

42 370 ENDA ZEYNEP ŞEN 7-XX 13 6 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 1 6,67 13 5 11,33 13 5 11,33 64 19 57,66 378,157 40 42 42 42 445
% 47

43 639 ESMA HÜSREVOĞLU 7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 3 7 0,67 12 6 10,00 11 9 8,00 58 30 48,00 357,610 41 43 43 43 517
% 54

44 422 RÜZGAR ALİ KALDIRIMCI7-XX 12 5 10,33 7 2 6,33 3 7 0,67 9 1 8,67 4 1 3,67 13 4 11,67 48 20 41,34 328,286 42 44 44 44 592
% 62

45 0 EMİR CAHİT ESMER 7-XX 11 4 9,67 7 1 6,67 5 3 4,00 9 1 8,67 3 2 2,33 13 3 12,00 48 14 43,34 327,978 43 45 45 45 594
% 62

46 501 DENİZ ÖZMEN 7-XX 13 6 11,00 8 2 7,33 5 5 3,33 7 2 6,33 6 7 3,67 12 6 10,00 51 28 41,66 327,515 44 46 46 46 596
% 62

47 366 KEMAL YİĞİT 7-XX 13 7 10,67 8 2 7,33 3 7 0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 43 47 27,34 289,113 45 47 47 47 684
% 72

48 596 ELİDA DENİZ UÇAR 7-XX 13 7 10,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 10 0 10,00 5 15 0,00 10 10 6,67 41 49 24,68 278,502 46 48 48 48 721
% 75
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