
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI 178 178 184 1198

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,4 9,2 25,10 9,9 6,2 8,35 12,9 5,0 11,65 7,8 4,1 6,78 58,0 24,5 51,88 294,920

Okul Ortalaması 32,5 6,0 30,96 12,0 5,7 10,54 21,3 4,8 20,09 11,9 4,3 10,78 77,6 20,8 72,37 356,960

KATILIMLAR

1 0 AHMET DEMİRCİ 12-XX38 2 37,50 18 2 17,50 38 2 37,50 18 2 17,50 112 8 110,00 470,025 1 1 1 1 1

2 0 SÜMEYYE TOPALOĞLU 12-XX38 2 37,50 13 5 11,75 38 2 37,50 18 2 17,50 107 11 104,25 452,660 2 2 2 2 3

3 0 DOĞUKAN ÖZCAN 12-XX36 4 35,00 14 6 12,50 36 4 35,00 20 0 20,00 106 14 102,50 447,800 3 3 3 3 4

4 0 EYLÜL SU BERBER 12-XX36 4 35,00 17 3 16,25 35 5 33,75 18 2 17,50 106 14 102,50 447,700 4 4 4 4 5

5 0 KAĞAN BAŞAR 12-XX36 3 35,25 16 3 15,25 37 1 36,75 16 4 15,00 105 11 102,25 446,813 5 5 5 5 7

6 0 AHMET ENES AKKAŞ 12-XX36 4 35,00 17 2 16,50 34 2 33,50 17 2 16,50 104 10 101,50 444,640 6 6 6 6 8

7 0 BERİL GENÇYİĞİT 12-XX39 1 38,75 18 2 17,50 31 4 30,00 16 4 15,00 104 11 101,25 443,338 7 7 7 7 9

8 0 PELİN GİRGİN 12-XX39 1 38,75 18 2 17,50 32 5 30,75 15 5 13,75 104 13 100,75 441,778 8 8 8 8 11

9 0 MUHAMMET ARDA EKSİL12-XX38 2 37,50 15 5 13,75 36 3 35,25 15 5 13,75 104 15 100,25 440,430 9 9 9 9 13

10 0 TAHA KURBETOĞLU 12-XX37 3 36,25 17 3 16,25 31 5 29,75 18 1 17,75 103 12 100,00 439,998 10 10 10 10 14

11 0 EYLÜL ÖZTÜRK 12-XX39 1 38,75 15 4 14,00 33 4 32,00 16 3 15,25 103 12 100,00 439,573 11 11 11 11 15

12 0 M BAHADIR SERİN 12-XX38 2 37,50 16 4 15,00 36 4 35,00 13 7 11,25 103 17 98,75 435,800 12 12 12 12 16

13 0 REYYAN YILMAZ 12-XX39 0 39,00 17 2 16,50 30 4 29,00 15 4 14,00 101 10 98,50 434,960 13 13 13 13 18

14 0 FURKAN BOZ 12-XX36 4 35,00 16 3 15,25 29 0 29,00 19 0 19,00 100 7 98,25 434,925 14 14 14 14 19

15 0 YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU12-XX36 4 35,00 16 4 15,00 37 2 36,50 13 7 11,25 102 17 97,75 433,105 15 15 15 15 22

16 0 ARGEŞ ÖZDEMİR Mezun-XX37 3 36,25 15 5 13,75 35 5 33,75 15 4 14,00 102 17 97,75 433,053 1 16 16 16 23

17 0 SENA ATEŞ 12-XX37 3 36,25 13 7 11,25 35 2 34,50 16 3 15,25 101 15 97,25 431,593 16 17 17 17 25

18 0 MUHAMMED OKUMUŞ 12-XX32 7 30,25 13 7 11,25 38 2 37,50 18 1 17,75 101 17 96,75 430,963 17 18 18 18 28

19 0 EDANUR PARLAK Mezun-XX36 4 35,00 13 7 11,25 32 3 31,25 19 1 18,75 100 15 96,25 428,875 2 19 19 19 30

20 0 DEREN ŞENDURAN 12-XX39 1 38,75 18 1 17,75 27 4 26,00 15 5 13,75 99 11 96,25 428,188 18 20 20 20 33

21 0 SARP ERAY ÖZGEN 12-XX34 6 32,50 13 7 11,25 37 2 36,50 16 4 15,00 100 19 95,25 426,030 19 21 21 21 38

22 0 ADA ŞİMAL KARABULUT12-XX39 1 38,75 15 5 13,75 31 3 30,25 14 5 12,75 99 14 95,50 425,883 20 22 22 22 39

23 0 HÜSEYİN ENDOĞAN 12-XX37 3 36,25 13 6 11,50 33 2 32,50 15 2 14,50 98 13 94,75 424,013 21 23 23 23 42

24 0 EZEL NAZ KARIKSIZ 12-XX31 9 28,75 15 5 13,75 37 2 36,50 16 3 15,25 99 19 94,25 423,508 22 24 24 24 43

25 0 MİTHAT EFE ÖKSÜZ 12-XX37 3 36,25 15 4 14,00 30 3 29,25 16 4 15,00 98 14 94,50 423,278 23 25 25 25 45

26 0 CEREN ÖNGEN 12-XX32 8 30,00 15 5 13,75 34 6 32,50 18 2 17,50 99 21 93,75 421,925 24 26 26 26 47

27 0 BURAK ULUTAŞ 12-XX37 3 36,25 16 4 15,00 31 9 28,75 15 5 13,75 99 21 93,75 420,963 25 27 27 27 49

28 0 EREN ŞERİN 12-XX37 2 36,50 16 4 15,00 30 6 28,50 15 5 13,75 98 17 93,75 420,930 26 28 28 28 50

29 0 BORA TANER 12-XX33 7 31,25 16 4 15,00 33 5 31,75 16 3 15,25 98 19 93,25 420,163 27 29 29 29 51

30 0 MELEK BERDİBEK 12-XX38 2 37,50 13 6 11,50 32 5 30,75 15 5 13,75 98 18 93,50 420,045 28 30 30 30 52

31 0 GİZEM NUR ARTIK 12-XX36 4 35,00 14 6 12,50 33 5 31,75 15 4 14,00 98 19 93,25 419,625 29 31 31 31 53

32 0 EMRE GÜRLER 12-XX33 7 31,25 15 5 13,75 35 4 34,00 15 5 13,75 98 21 92,75 418,593 30 32 32 32 54

33 0 CEYLİN ECE KESKİN 12-XX36 4 35,00 14 6 12,50 30 9 27,75 18 2 17,50 98 21 92,75 418,255 31 33 33 33 55

34 0 YAREN AKTÜRK 12-XX37 3 36,25 14 4 13,00 30 3 29,25 15 4 14,00 96 14 92,50 417,198 32 34 34 34 57

35 0 IRMAK ŞEN 12-XX34 6 32,50 14 4 13,00 31 2 30,50 16 3 15,25 95 15 91,25 413,960 33 35 35 35 63

36 0 KÜBRA BEGÜM UYSAL 12-XX34 6 32,50 14 5 12,75 32 3 31,25 15 5 13,75 95 19 90,25 410,880 34 36 36 36 66

37 0 ALİ OSMAN DOKUZLAR 12-XX35 4 34,00 16 4 15,00 28 12 25,00 17 3 16,25 96 23 90,25 410,785 35 37 37 37 67

38 0 MUSTAFA BÖRKLÜ 12-XX23 10 20,50 17 3 16,25 36 2 35,50 17 3 16,25 93 18 88,50 407,255 36 38 38 38 79

39 0 İSMAİL CEM KAYA 12-XX35 5 33,75 10 8 8,00 32 5 30,75 17 2 16,50 94 20 89,00 407,053 37 39 39 39 80

40 0 SARP UÇAR 12-XX38 0 38,00 14 4 13,00 25 4 24,00 15 4 14,00 92 12 89,00 406,400 38 40 40 40 82

41 0 İBRAHİM YURTSEVER 12-XX34 4 33,00 11 6 9,50 34 4 33,00 14 4 13,00 93 18 88,50 405,500 39 41 41 41 83

42 0 TUĞRA DERE 12-XX37 3 36,25 12 5 10,75 28 2 27,50 15 4 14,00 92 14 88,50 405,118 40 42 42 42 86

43 0 DURU TAŞOLUK 12-XX38 2 37,50 12 8 10,00 26 4 25,00 16 1 15,75 92 15 88,25 404,270 41 43 43 43 90

44 0 RÜYA ŞEN 12-XX39 1 38,75 14 6 12,50 27 2 26,50 12 6 10,50 92 15 88,25 403,898 42 44 44 44 94

45 0 NEHİR ÇINAR 12-XX38 2 37,50 15 5 13,75 28 3 27,25 10 3 9,25 91 13 87,75 402,500 43 45 45 45 100

46 0 MUSA BAYBARS KISA 12-XX33 7 31,25 12 8 10,00 32 5 30,75 16 4 15,00 93 24 87,00 401,278 44 46 46 46 103

47 0 MUHAMMED ALTÜRK Mezun-XX33 7 31,25 12 8 10,00 32 7 30,25 16 4 15,00 93 26 86,50 399,768 3 47 47 47 105

48 0 EYMEN TOPALOĞLU 12-XX35 5 33,75 13 6 11,50 31 5 29,75 13 6 11,50 92 22 86,50 399,303 45 48 48 48 106
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49 0 SUDE GÜNDOĞDU 12-XX35 3 34,25 11 6 9,50 30 1 29,75 14 4 13,00 90 14 86,50 399,298 46 49 49 49 107

50 0 YUSUF ERTEM 12-XX35 4 34,00 14 5 12,75 28 5 26,75 14 5 12,75 91 19 86,25 398,565 47 50 50 50 109

51 0 ZEYNEP DEMİREL 12-XX34 6 32,50 15 4 14,00 29 3 28,25 12 4 11,00 90 17 85,75 397,180 48 51 51 52 114

52 0 ZEYNEP KABUCU Mezun-XX32 7 30,25 11 3 10,25 31 3 30,25 15 2 14,50 89 15 85,25 396,103 4 52 52 53 116

53 0 ECRİN ERSUZ 12-XX39 1 38,75 15 5 13,75 19 3 18,25 15 2 14,50 88 11 85,25 394,998 49 53 53 54 118

54 0 HAMZA KARAKAŞ 12-XX35 5 33,75 13 7 11,25 28 7 26,25 15 5 13,75 91 24 85,00 394,863 50 54 54 55 119

55 0 EFE ACAR 12-XX37 3 36,25 12 7 10,25 26 5 24,75 15 5 13,75 90 20 85,00 394,538 51 55 55 56 121

56 0 YUŞA BİLAL PİR 12-XX32 8 30,00 17 3 16,25 32 8 30,00 10 10 7,50 91 29 83,75 391,325 52 56 56 57 126

57 0 AYSU AZRA ÇALIK 12-XX36 3 35,25 13 6 11,50 25 4 24,00 14 4 13,00 88 17 83,75 390,863 53 57 57 58 127

58 0 ALİ ARMANC GÜNEL 12-XX35 5 33,75 14 6 12,50 24 4 23,00 15 5 13,75 88 20 83,00 388,823 54 58 58 59 133

59 0 AÇELYA KEKLİK Mezun-XX37 3 36,25 14 5 12,75 21 4 20,00 15 4 14,00 87 16 83,00 388,508 5 59 59 60 134

60 0 YAĞIZ VAROL 12-XX36 3 35,25 14 6 12,50 22 5 20,75 15 4 14,00 87 18 82,50 387,128 55 60 60 61 138

61 0 İREM ÖZCAN 12-XX33 6 31,50 11 6 9,50 28 3 27,25 15 4 14,00 87 19 82,25 386,860 56 61 61 62 140

62 0 AYDENİZ DÜŞÜNMEZ 12-XX34 6 32,50 13 7 11,25 28 9 25,75 14 5 12,75 89 27 82,25 386,680 57 62 62 63 141

63 0 IRMAK GÜLTEKİN Mezun-XX37 3 36,25 12 8 10,00 26 1 25,75 12 7 10,25 87 19 82,25 386,093 6 63 63 64 144

64 0 ASLI NUR OTCU 12-XX36 4 35,00 13 6 11,50 25 6 23,50 13 5 11,75 87 21 81,75 384,805 58 64 64 65 149

65 0 AZRA BİLLUR SAYIN 12-XX33 5 31,75 13 5 11,75 28 6 26,50 12 2 11,50 86 18 81,50 384,463 59 65 65 66 150

66 0 İSMAİL ÖZER 12-XX34 4 33,00 11 6 9,50 26 4 25,00 15 4 14,00 86 18 81,50 384,400 60 66 66 67 151

67 0 İREMSU GÜNDOĞDU 12-XX35 5 33,75 15 5 13,75 20 3 19,25 15 2 14,50 85 15 81,25 383,568 61 67 67 68 153

68 0 EKİN SU URKUN 12-XX37 2 36,50 12 5 10,75 25 5 23,75 12 7 10,25 86 19 81,25 383,040 62 68 68 69 156

69 0 YAĞIZ AVKAN 12-XX32 5 30,75 15 5 13,75 28 3 27,25 10 5 8,75 85 18 80,50 381,463 63 69 69 70 162

70 0 ASLI PULGU 12-XX37 3 36,25 11 7 9,25 22 8 20,00 16 4 15,00 86 22 80,50 380,998 64 70 70 71 163

71 0 ZÜMRA YAŞLAK 12-XX37 2 36,50 12 7 10,25 19 5 17,75 16 1 15,75 84 15 80,25 380,240 65 71 71 72 166

72 0 TUĞÇE ÖZTÜRK 12-XX34 6 32,50 13 5 11,75 21 2 20,50 16 4 15,00 84 17 79,75 379,220 66 72 72 73 167

73 0 TOPRAK ÇİMEN 12-XX34 6 32,50 14 6 12,50 21 1 20,75 15 4 14,00 84 17 79,75 379,180 67 73 73 74 168

74 0 KADİR KARAKAYA 12-XX31 7 29,25 16 4 15,00 20 5 18,75 17 2 16,50 84 18 79,50 378,948 68 74 74 75 170

75 0 KIVANÇ ASLAN 12-XX32 8 30,00 13 6 11,50 26 4 25,00 14 4 13,00 85 22 79,50 378,710 69 75 75 76 173

76 0 KAAN TERZİ 12-XX34 6 32,50 15 5 13,75 25 7 23,25 12 8 10,00 86 26 79,50 378,265 70 76 76 77 175

77 0 TALHA BERA GÖNÜL Mezun-XX36 3 35,25 11 3 10,25 24 7 22,25 13 5 11,75 84 18 79,50 377,978 7 77 77 78 177

78 0 ELİF MEN 12-XX35 5 33,75 15 4 14,00 21 5 19,75 13 6 11,50 84 20 79,00 376,653 71 78 78 79 182

79 0 ARHAN BADER ÇİL 12-XX36 3 35,25 16 4 15,00 18 3 17,25 13 7 11,25 83 17 78,75 375,693 72 79 79 80 187

80 0 SELMİN ECE ELARSLAN Mezun-XX37 2 36,50 15 4 14,00 18 5 16,75 13 6 11,50 83 17 78,75 375,540 8 80 80 81 190

81 0 CENGİZ MERT ÖSKEN 12-XX32 7 30,25 16 4 15,00 22 7 20,25 14 5 12,75 84 23 78,25 374,893 73 81 81 82 192

82 0 EZGİ TAKAZ 12-XX34 6 32,50 15 5 13,75 23 5 21,75 12 7 10,25 84 23 78,25 374,500 74 82 82 83 194

83 0 ALİ BERAT DEMİR 12-XX31 8 29,00 12 7 10,25 25 6 23,50 16 4 15,00 84 25 77,75 373,635 75 83 83 84 197

84 0 MELİS ÇARKCI 12-XX36 2 35,50 11 1 10,75 18 3 17,25 15 2 14,50 80 8 78,00 373,525 76 84 84 85 198

85 0 DİLAY BAŞARICI 12-XX34 6 32,50 9 1 8,75 24 10 21,50 16 4 15,00 83 21 77,75 373,180 77 85 85 86 199

86 0 BERFİN KALEM 12-XX36 4 35,00 12 8 10,00 21 9 18,75 15 4 14,00 84 25 77,75 372,815 78 86 86 87 200

87 0 TUANA TUNA 12-XX34 6 32,50 14 6 12,50 19 3 18,25 15 4 14,00 82 19 77,25 371,630 79 87 87 88 204

88 0 EYLÜL BESTE HAN 12-XX33 7 31,25 12 8 10,00 26 10 23,50 13 6 11,50 84 31 76,25 368,673 80 88 88 90 219

89 0 NAZ MERTEL 12-XX33 7 31,25 10 8 8,00 26 9 23,75 14 4 13,00 83 28 76,00 367,978 81 89 89 91 222

90 0 LALE TEKİN 12-XX33 7 31,25 14 5 12,75 25 8 23,00 11 8 9,00 83 28 76,00 367,818 82 90 90 92 223

91 0 YUSUF TÖRÜN 12-XX30 7 28,25 16 4 15,00 20 12 17,00 16 4 15,00 82 27 75,25 366,183 83 91 91 93 229

92 0 KEREM DENİZ MUTLU 12-XX30 10 27,50 16 4 15,00 23 7 21,25 13 6 11,50 82 27 75,25 366,140 84 92 92 94 230

93 0 AHMET BAĞCI Mezun-XX35 3 34,25 11 9 8,75 23 7 21,25 12 3 11,25 81 22 75,50 366,008 9 93 93 95 232

94 0 FEYZA KARADAĞ 12-XX32 7 30,25 13 5 11,75 26 9 23,75 11 6 9,50 82 27 75,25 365,703 85 94 94 96 233

95 0 AYBERK ERKAN 12-XX35 5 33,75 10 8 8,00 24 2 23,50 11 5 9,75 80 20 75,00 364,503 86 95 95 97 239

96 0 DAMLA DEMİR 12-XX37 3 36,25 11 6 9,50 17 6 15,50 14 3 13,25 79 18 74,50 362,808 87 96 96 98 246
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97 0 YUSUF BAYAR 12-XX33 7 31,25 14 6 12,50 20 4 19,00 12 6 10,50 79 23 73,25 359,573 88 97 97 99 256

98 0 ECE GÜNEŞ 12-XX35 5 33,75 11 8 9,00 20 5 18,75 13 6 11,50 79 24 73,00 358,533 89 98 98 100 260

99 0 TARIK DEĞİRMENCİ Mezun-XX34 6 32,50 8 9 5,75 22 6 20,50 15 4 14,00 79 25 72,75 358,040 10 99 99 101 263

100 0 ŞEVVAL BAKIROĞLU 12-XX34 4 33,00 14 6 12,50 15 1 14,75 13 4 12,00 76 15 72,25 356,385 90 100 100 102 270

101 0 DOĞU KOÇAK 12-XX33 6 31,50 10 10 7,50 22 5 20,75 13 3 12,25 78 24 72,00 355,835 91 101 101 103 275

102 0 METİN TUZLUOĞLU Mezun-XX29 8 27,00 14 6 12,50 23 10 20,50 13 6 11,50 79 30 71,50 354,880 11 102 102 104 277

103 0 AHMET ÖZHAN 12-XX31 8 29,00 8 12 5,00 26 5 24,75 14 5 12,75 79 30 71,50 354,670 92 103 103 105 281

104 0 ELİF ÖVGÜ AMAÇ 12-XX36 3 35,25 12 6 10,50 14 1 13,75 12 5 10,75 74 15 70,25 350,003 93 104 104 106 298

105 0 KAYRA ERĞÜN 12-XX26 11 23,25 10 8 8,00 28 6 26,50 13 5 11,75 77 30 69,50 349,338 94 105 105 107 300

106 0 EFE DEMİR CİNGÖZ 12-XX31 9 28,75 14 6 12,50 20 3 19,25 11 7 9,25 76 25 69,75 349,278 95 106 106 108 301

107 0 MEDİNE TÜRK 12-XX32 7 30,25 14 3 13,25 15 2 14,50 13 5 11,75 74 17 69,75 349,183 96 107 107 109 302

108 0 YAPRAK PULAT 12-XX32 7 30,25 14 5 12,75 18 7 16,25 12 6 10,50 76 25 69,75 349,133 97 108 108 110 303

109 0 FERİT TANRIÖVER Mezun-XX32 7 30,25 11 9 8,75 25 7 23,25 10 10 7,50 78 33 69,75 349,013 12 109 109 111 304

110 0 MEVA KAYMAZ 12-XX37 3 36,25 12 7 10,25 18 2 17,50 6 2 5,50 73 14 69,50 347,398 98 110 110 112 311

111 0 ZEYNEP ÇOLAK 12-XX30 9 27,75 13 6 11,50 24 2 23,50 6 3 5,25 73 20 68,00 343,963 99 111 111 113 328

112 0 FATMA İDİL KAYA 12-XX30 10 27,50 9 10 6,50 22 9 19,75 15 4 14,00 76 33 67,75 343,590 100 112 112 114 330

113 0 NEHİR DOĞAN 12-XX33 5 31,75 15 5 13,75 20 4 19,00 4 2 3,50 72 16 68,00 343,373 101 113 113 115 335

114 0 CEREN KALEM 12-XX35 5 33,75 11 7 9,25 18 9 15,75 11 7 9,25 75 28 68,00 343,343 102 114 114 116 337

115 0 EZEL KÖSE 12-XX33 5 31,75 9 6 7,50 17 4 16,00 13 3 12,25 72 18 67,50 342,213 103 115 115 117 340

116 0 ARDA KANTAR 12-XX35 3 34,25 14 5 12,75 12 4 11,00 11 6 9,50 72 18 67,50 341,778 104 116 116 118 342

117 0 CANER 12-XX33 7 31,25 12 7 10,25 21 5 19,75 6 3 5,25 72 22 66,50 338,978 105 117 117 119 362

118 0 DENİZ LAL POLAT 12-XX32 4 31,00 11 2 10,50 13 3 12,25 13 2 12,50 69 11 66,25 338,545 106 118 118 120 363

119 0 AHMET CAN 12-XX33 4 32,00 10 5 8,75 21 4 20,00 6 2 5,50 70 15 66,25 338,135 107 119 119 121 364

120 0 AHMET ADLIĞ 12-XX32 6 30,50 9 6 7,50 22 1 21,75 7 6 5,50 70 19 65,25 335,310 108 120 120 122 377

121 0 YAĞIZ DEMİR Mezun-XX32 8 30,00 9 6 7,50 21 6 19,50 8 0 8,00 70 20 65,00 334,720 13 121 121 123 380

122 0 ALARA ATASOY 12-XX31 2 30,50 9 6 7,50 18 3 17,25 10 2 9,50 68 13 64,75 333,960 109 122 122 124 385

123 0 AFFAN KUYUMCU 12-XX36 3 35,25 15 5 13,75 10 9 7,75 9 4 8,00 70 21 64,75 333,283 110 123 123 125 388

124 0 CEREN AYAZ Mezun-XX30 10 27,50 8 10 5,50 20 8 18,00 14 4 13,00 72 32 64,00 332,225 14 124 124 126 392

125 0 ESMA TURGUT 12-XX30 8 28,00 14 4 13,00 14 4 13,00 11 4 10,00 69 20 64,00 332,040 111 125 125 127 394

126 0 AHMET PAKSOY 12-XX33 7 31,25 9 9 6,75 18 6 16,50 10 3 9,25 70 25 63,75 330,833 112 126 126 128 401

127 0 ESLEM HAMARAT 12-XX33 7 31,25 10 4 9,00 13 7 11,25 13 4 12,00 69 22 63,50 330,188 113 127 127 129 403

128 0 ROTİNDA TURHAN 11-XX33 6 31,50 7 4 6,00 20 6 18,50 9 6 7,50 69 22 63,50 329,975 1 128 128 130 404

129 0 MEDİNE DEMİREL 12-XX27 13 23,75 8 7 6,25 23 4 22,00 12 7 10,25 70 31 62,25 327,318 114 129 129 131 413

130 0 PİRAYE ŞENTÜRK 12-XX31 8 29,00 9 10 6,50 19 4 18,00 11 9 8,75 70 31 62,25 326,575 115 130 130 132 415

131 0 CEYDA BAL* 12-XX32 7 30,25 8 8 6,00 18 7 16,25 10 2 9,50 68 24 62,00 325,688 116 131 131 133 420

132 0 ECEM EKİCİ 12-XX32 2 31,50 13 3 12,25 10 6 8,50 11 6 9,50 66 17 61,75 324,770 117 132 132 134 425

133 0 BELİS DURNA 12-XX33 4 32,00 11 6 9,50 13 6 11,50 10 6 8,50 67 22 61,50 323,910 118 133 133 135 430

134 0 DURU UYGAÇ 12-XX31 4 30,00 12 6 10,50 13 0 13,00 10 9 7,75 66 19 61,25 323,385 119 134 134 136 434

135 0 NEHİR 12-XX32 4 31,00 10 4 9,00 18 2 17,50 4 1 3,75 64 11 61,25 323,095 120 135 135 137 435

136 0 SUDE VURUCU 12-XX36 4 35,00 15 5 13,75 9 5 7,75 4 2 3,50 64 16 60,00 318,790 121 136 136 138 455

137 0 SELİN ERKİŞİ Mezun-XX34 4 33,00 10 8 8,00 10 6 8,50 12 7 10,25 66 25 59,75 318,565 15 137 137 139 457

138 0 EMİNE EBRAR SERT 12-XX27 11 24,25 12 6 10,50 15 5 13,75 12 5 10,75 66 27 59,25 318,213 122 138 138 140 459

139 0 MERYEM KAYA 12-XX25 15 21,25 9 10 6,50 24 8 22,00 10 8 8,00 68 41 57,75 313,963 123 139 139 141 478

140 0 İHSAN AKTAŞ 12-XX28 10 25,50 8 11 5,25 21 6 19,50 9 7 7,25 66 34 57,50 312,625 124 140 140 142 484

141 0 BURAY ÜNAL 12-XX29 9 26,75 11 6 9,50 13 3 12,25 10 5 8,75 63 23 57,25 311,768 125 141 141 143 492

142 0 AZRA İÇTEN 12-XX31 7 29,25 8 7 6,25 16 17 11,75 11 6 9,50 66 37 56,75 309,963 126 142 142 144 498

143 0 ÖMER DENİZ ÖNDER Mezun-XX29 9 26,75 6 5 4,75 16 4 15,00 11 7 9,25 62 25 55,75 307,258 16 143 143 145 515

144 0 TUNAHAN GÖKKAYA Mezun-XX33 6 31,50 9 9 6,75 10 9 7,75 10 7 8,25 62 31 54,25 302,070 17 144 144 146 550
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI 178 178 184 1198

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,4 9,2 25,10 9,9 6,2 8,35 12,9 5,0 11,65 7,8 4,1 6,78 58,0 24,5 51,88 294,920

Okul Ortalaması 32,5 6,0 30,96 12,0 5,7 10,54 21,3 4,8 20,09 11,9 4,3 10,78 77,6 20,8 72,37 356,960

KATILIMLAR

145 0 ŞEVVAL ERDOĞAN 12-XX30 5 28,75 10 9 7,75 14 8 12,00 7 7 5,25 61 29 53,75 300,798 127 145 145 147 556

146 0 BERAT TURHAN 12-XX27 6 25,50 6 9 3,75 17 2 16,50 8 2 7,50 58 19 53,25 299,800 128 146 146 148 561

147 0 NEYİR NAZ YOKUŞ 12-XX33 6 31,50 9 6 7,50 10 6 8,50 8 8 6,00 60 26 53,50 299,715 129 147 147 149 565

148 0 BUSE 12-XX32 5 30,75 8 4 7,00 10 2 9,50 7 4 6,00 57 15 53,25 299,058 130 148 148 150 569

149 0 DERYA ARSLAN 12-XX30 9 27,75 8 9 5,75 12 4 11,00 9 2 8,50 59 24 53,00 298,793 131 149 149 151 572

150 0 ECE KIRKGÖZ 12-XX35 4 34,00 10 9 7,75 6 4 5,00 8 8 6,00 59 25 52,75 297,125 132 150 150 152 581

151 0 TUNÇ SAĞLAM Mezun-XX33 7 31,25 6 8 4,00 8 3 7,25 10 1 9,75 57 19 52,25 296,123 18 151 151 153 589

152 0 ELİF AYTAR 12-XX34 3 33,25 5 2 4,50 5 3 4,25 11 3 10,25 55 11 52,25 295,883 133 152 152 154 590

153 1202 AZRA EMİNE ÖZOKUR 12-XX26 13 22,75 7 4 6,00 12 10 9,50 13 5 11,75 58 32 50,00 290,513 134 153 153 155 623

154 0 MEDVAN YILMAZ Mezun-XX33 5 31,75 9 5 7,75 11 1 10,75 53 11 50,25 289,628 19 154 154 156 626

155 0 ESRANUR KUŞ Mezun-XX30 9 27,75 17 3 16,25 2 3 1,25 5 2 4,50 54 17 49,75 288,818 20 155 155 157 632

156 0 EBRAR SARE KOCAK 12-XX29 7 27,25 7 3 6,25 11 4 10,00 6 2 5,50 53 16 49,00 286,658 135 156 156 158 643

157 0 BENGİSU AZAR Mezun-XX19 15 15,25 11 6 9,50 19 10 16,50 8 7 6,25 57 38 47,50 283,718 21 157 157 159 664

158 0 ZEHRA AYDIN Mezun-XX32 6 30,50 14 4 13,00 4 5 2,75 4 11 1,25 54 26 47,50 281,535 22 158 158 160 672

159 0 HASAN ALPARSLAN 12-XX23 14 19,50 10 4 9,00 12 7 10,25 8 4 7,00 53 29 45,75 277,910 136 159 159 161 683

160 0 FATİH TAHA DİZBAY 12-XX28 10 25,50 11 5 9,75 7 14 3,50 9 9 6,75 55 38 45,50 276,365 137 160 160 162 697

161 0 MELEK YASA Mezun-XX29 11 26,25 11 7 9,25 6 2 5,50 5 4 4,00 51 24 45,00 274,648 23 161 161 163 709

162 0 İLAYDA AĞGÜL 12-XX31 9 28,75 13 6 11,50 2 3 1,25 4 3 3,25 50 21 44,75 273,538 138 162 162 164 718

163 0 GÖKÇEN SÜRMELİ 12-XX26 12 23,00 12 8 10,00 4 2 3,50 8 2 7,50 50 24 44,00 272,190 139 163 163 165 723

164 0 M SELİM DEMİRCİ 12-XX26 10 23,50 11 7 9,25 5 11 2,25 10 7 8,25 52 35 43,25 269,890 140 164 164 167 737

165 0 HÜSNA GÜL HOT 12-XX33 7 31,25 6 7 4,25 8 9 5,75 4 8 2,00 51 31 43,25 268,633 141 165 165 168 749

166 0 BERAT DOĞUKAN SOLMAZMezun-XX26 12 23,00 7 9 4,75 4 1 3,75 11 7 9,25 48 29 40,75 262,445 24 166 166 169 785

167 0 PINAR BATİ 12-XX28 10 25,50 10 3 9,25 4 7 2,25 1 1 0,75 43 21 37,75 252,720 142 167 167 170 843

168 0 BEYZANUR AKAR 12-XX24 0 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 6 2 5,50 37 4 36,00 247,820 143 168 168 171 866

169 0 YAĞMUR VURAL 12-XX26 12 23,00 9 9 6,75 9 8 7,00 0 5 -1,25 44 34 35,50 246,170 144 169 169 172 874

170 0 ELİF ÖZTUNÇ 12-XX29 9 26,75 7 13 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 41 23 35,25 245,128 145 170 170 173 880

171 0 NESLİŞAH DEVECİOĞLU12-XX24 12 21,00 8 9 5,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 35 24 29,00 226,830 146 171 171 176 987

172 0 BORAY ATALAY Mezun-XX23 16 19,00 6 14 2,50 2 5 0,75 4 2 3,50 35 37 25,75 217,435 25 172 172 177 1030

173 0 MERT ÇALIK 12-XX17 15 13,25 8 4 7,00 6 10 3,50 31 29 23,75 212,143 147 173 173 178 1059

174 0 SEVİNÇ ÖZBEK 12-XX24 9 21,75 24 9 21,75 204,858 148 174 174 180 1083

175 0 ZÜBEYDE KARAMÜRSELMezun-XX15 24 9,00 10 7 8,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 27 38 17,50 193,660 26 175 175 181 1104

176 0 ESAT YAK 12-XX 8 6 6,50 11 8 9,00 19 14 15,50 187,965 149 176 176 182 1118

177 0 BARTU YAPICI 12-XX 4 24 -2,00 5 7 3,25 2 10 -0,50 11 41 0,75 144,505 150 177 177 183 1186

178 0 CEYDA BALCI 12-XX 4 12 1,00 1 6 -0,50 2 10 -0,50 2 9 -0,25 9 37 -0,25 141,105 151 178 178 184 1189

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI 178 178 184 1198

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,4 9,2 25,10 9,9 6,2 8,35 12,9 5,0 11,65 7,8 4,1 6,78 58,0 24,5 51,88 294,920

Okul Ortalaması 32,5 6,0 30,96 12,0 5,7 10,54 21,3 4,8 20,09 11,9 4,3 10,78 77,6 20,8 72,37 356,960

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROTİNDA TURHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,975 294,920 1 128 128 130 404

Katılımlar: 1 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,50 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,43 1,86

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 6,00 10,54 8,35

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 13,75 16,39 9,98

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,75 3,70 1,67

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 18,50 20,09 11,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,25 3,56 2,46

Kimya 7 5 0 5,00 71 5,00 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,25 2,49 1,43

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 7,50 10,78 6,78

Toplam: 120 69 22 63,50 53 63,50 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEeCCEBDEAABEBCDdCAecADdAABa EDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABbbD   e      

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BeBCAbeaDCAe EC EB    D  BCA  CB   e ECA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen cAc ADaEC E BCc c Cb

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 5 0 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 1 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 425,883 294,920 20 22 22 22 39

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 99 14 95,50 80 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCAeBADCAABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCeBECedDABdBECAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAeCCDCAaE CBEB DcCDCAB ABDCB EDB E A

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen Eea dDEECeEABCBEAeCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFFAN KUYUMCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,283 294,920 110 123 123 125 388

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 70 21 64,75 54 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEE cAECbECDEBABABECCDACACBADCAaBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEADECDBeDbEABEaBCc

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik e  A  eDeAeC c   BECD bCDb  a  a        

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen dEA DEAE   dCBcBc   

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 3 2 43
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ADLIĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,310 294,920 108 120 120 122 377

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 3 4 2,00 29 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 70 19 65,25 54 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEeDEcCCEBDEAAcEBCDCCAeeAD AABD EcB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDe B b bD BdBEC e

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCA CC CABEbCB BED CDC       B   B E  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAc ADbdCDEdcb      

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 4 0 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,135 294,920 107 119 119 121 364

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 70 15 66,25 55 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe bCBEEAE D aCCEBDEAABEeCDCCA BADCAAaDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal cEdD     DADABdBECcd

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BD CAbCCDCABE CaEBE dCDC   A  CB     a  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen Ed  A  d    BCB   C 

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 4 1 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 470,025 294,920 1 1 1 1 1

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 112 8 110,00 92 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEDCCEBDEdABEBCDCCAbBADCAABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABECDADABEBECAd

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAACCDCAeEECBEBEDdCDCABCABDCBAEDBAECA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAaAADEECDEABCBEAdCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ENES AKKAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,640 294,920 6 6 6 6 8

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 104 10 101,50 85 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEbCCEBDdAABEBCDCCACBADbAeBDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEc CABECDADABEBEaAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAeCCDCABE CBEB DECDCABCABa B EDBAECA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAE dDEECDEdBCBEABCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÖZHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,670 294,920 92 103 103 105 281

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 79 30 71,50 60 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe aCBEEAEA EDCCcBDEAdBEeeDCCbCBADCAABDabDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdaedBddbdbcBdBECAe

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBaAACaDCAe  CBEB DECDCeBCc  CB  D  ECA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAa ADEdCDEABacEAaCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 6 1 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET PAKSOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,833 294,920 112 126 126 128 401

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 70 25 63,75 53 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe aCBEEAEdDEeCCEBDEAbBEBCDCCAeBAeCAABDEaDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDe  cdDeDbeEBECde

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BD CAeCC CbB bCcEB DbCDCAcCA            

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA AdD E  E BCc d CD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 4 2 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALARA ATASOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,960 294,920 109 122 122 124 385

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 2 30,50 76 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 68 13 64,75 54 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe  bC EE cAECDECDEBABABEC DACA BA  ADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEAab D  cA  BEaBaA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCA b a          E CDA  DC BE E BA e

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen     D  ED AECBcBE eC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 0 56
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ARMANC GÜNEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,823 294,920 54 58 58 59 133

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 88 20 83,00 69 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BbCAEEDEAECDECDdBABABECCcACACBADdADBBDEd

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal bCEAabCDBAaeEABEaBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik D BACC DbbeCEB C BECD ACDABCDC B  E    a

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AcAaDEAEDCAdCBcBEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BERAT DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,635 294,920 75 83 83 84 197

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 84 25 77,75 65 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe bCBEEAEAaEDCCEBDdAAcEBeDdCAeBAe AABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEcDeAB eDdDcBEBEadC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAb CDCABEECBEB Dd DCbBC Bea   D eE A

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAcAADEECeEABCBEcdCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ OSMAN DOKUZLAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,785 294,920 35 37 37 37 67

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 21 9 18,75 63 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 28 12 25,00 63 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 96 23 90,25 75 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADE CbEBDEAABEBCDCCACcADdAABDdEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABECDdDABdBECAe

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDaCAbCeDCABEbCBbBdDdCDCABdAcDdBdEDBAECb

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAbAADEECDEABCBEceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KANTAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,778 294,920 104 116 116 118 342

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 72 18 67,50 56 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe B CAEEDcAEC ECDEBABABECCDACACaADaADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEADbdDBADbdABECBC 

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik  BBAdC DCA Ca  C BEC db                 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  cA D AEDCdECBcBceeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 3 0 43
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARHAN BADER ÇİL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,693 294,920 72 79 79 80 187

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 83 17 78,75 66 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCeEEDc ECDECDEBABbBECCDACACBADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal cCEADcCDBbDbEABECBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCA  beC   C B CD   D   De BE E B   

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen ecAaDEAEaCAECBcdEDaC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 3 0 43
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 1 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR OTCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,805 294,920 58 64 64 65 149

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 87 21 81,75 68 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe cCBEEAcADEDCCEBDEAABEBCDCCAbBdDCAABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AcdDC BdCDADABdBECcd

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAACCDCbcE CBEBcD  DCAB A   B  aBbECb

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EdE  DEECDddBCBEceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI PULGU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,998 294,920 64 70 70 71 163

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 86 22 80,50 67 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BcCAEEDEAECDECDEBABABEbCDACACcADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal deEAD dDB DddABECBdc

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCe bAdC BEC BECDcedD   DC BE E Bbc 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEAbDEAEDCAdCBcBEDdC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 4 0 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK ERKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,503 294,920 86 95 95 97 239

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 80 20 75,00 63 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEaEAECDECDEBbBABECCDeCACBADCAaBaDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal cCEAe dDB ebEAeECBed

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik D BACCeDCABC BEC B CD bCDAB  C B  E B   

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen d A DE EeCbECBcBE eC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYDENİZ DÜŞÜNMEZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,680 294,920 57 62 62 63 141

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 28 9 25,75 64 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 89 27 82,25 69 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe cCBEEAEADbDCCEBDdAABEBCDCCAbcADCAAaDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCAdbdDADAedBECcC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAb CDCAcEbCBEBEDb DCbBeAB CBAEDBbaaA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA AADEECeEAcCBdceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,863 294,920 53 57 57 58 127

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 88 17 83,75 70 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEDCCEBDEbABEBCDC ACBADdAABDEEDd

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AcdaC BbCDbDABEBECdC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBaAACC C  E CB B D CDCbB b eCB EDBAE A

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA  dDEECDEABCdEceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 1 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BİLLUR SAYIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,463 294,920 59 65 65 66 150

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 86 18 81,50 68 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBaEAE DEDCCEBD AABEBCDbCACcADeAABDdEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal eEdDCA bCD DABEBEadC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCA CbDCcBEbCBEBEDECbCABCb  CB E BcEC 

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen      D ECDEABaBEcBCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 6 1 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA EMİNE ÖZOKUR 1202 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,513 294,920 134 153 153 155 623

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 58 32 50,00 42 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BaCbEdcddECaECDEBABABEbeDACA aADCADBeaEc

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal c E  b    DAd aECBC 

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik   BA ab CAcCb  C BE  bbeDb   adBE  D    

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EA DbAEDCbEaBcBEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 2 1 29
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 1 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,963 294,920 126 142 142 144 498

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 12 16 8,00 27 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 16 17 11,75 29 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 66 37 56,75 47 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe bCaEEAcAD DCCEBDEAABEBCDdCA BADbAABDEEbd

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEd Cb ECa   eaBECca

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BeBaAbCCDCABEcCdbddcdCab abec  B   B ECe

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA  AbEECecAa BEAeCe

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 2 5 29
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU YAPICI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 144,505 294,920 150 177 177 183 1186

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 24 -2,00 -5 31,23 30,96 25,10

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 11 41 0,75 1 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe dDCedaabeddabbacebdeadbCedbA            

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Matematik a B   dDeAeCa  abB                      

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  ddacEb       eBceda

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 1 22
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 2 1 29
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Hücre teorisine ilişkin çalışmaları açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİS DURNA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,910 294,920 118 133 133 135 430

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 67 22 61,50 51 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCbEE   ECDECDEBABABECCDACAbcADCADBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal ceEA c DB DAEAeECBec

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik   BAb bDeAeC   C BEC  AdDA   C d        

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  E  DEAEDC daBceEbeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 4 0 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT TURHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,800 294,920 128 146 146 148 561

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 58 19 53,25 44 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BcCAEE   Eb ECDEBAB BbdeDACACcADCADBB E 

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal deEAabeD    dbeECB d

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik    A CADeA C cEC BECD ACDA   C          

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EA eEAE C EaB      

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 5 1 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,815 294,920 78 86 86 87 200

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 3 2,25 23 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 84 25 77,75 65 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADdeCCEBDdAABEBCDCCACBADCAABDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDbeBcCDcDABdBEadC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik cDBCAACbDCAcb CeEB DECDCb C    B d B aaA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAd ADbECDEABCBEceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 4 1 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL GENÇYİĞİT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 443,338 294,920 7 7 7 7 9

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 104 11 101,25 84 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAeBDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEcDCABECDADABdBECAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BD CAACCDCceEECBEBEDdCDCAB ABDCB  aBAE A

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAaAdDEECDEABCBEcdCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AKAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,820 294,920 143 168 168 171 866

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 0 24,00 60 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 37 4 36,00 30 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe   BEE E    CCE    A    DCCA BADCAABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal  E  e          BEC  

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik B        Cc      B                      

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen      D ECDE aCe     

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 0 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA TANER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,163 294,920 27 29 29 29 51

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 98 19 93,25 78 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEeDcDCbEBDddAcEBCDCCACBADCAABDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABECDdDAedBECAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAeCbDCAeEECBEBEDECDCbdCABDCBA  BAECA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen E aAADEECDEABCBdcBCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 6 1 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUTAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,963 294,920 25 27 27 27 49

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 31 9 28,75 72 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 99 21 93,75 78 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BcCAEEDEAECDECDdBABABECCDACACBADbADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEADECDBADbcABECBeA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCeDCAdCbBECEBECDdcCDABCeCcddAEDBAAC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen dEAcDEAEeCAECBcBdDBC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAY ÜNAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,768 294,920 125 141 141 143 492

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 63 23 57,25 48 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BcCAEE  AECDECDdBbcABbeCDcCACBADCAcBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEA be BAcAcABECaC 

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik   BA a D A C B   BEC  ACDb C   d        

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  E  Dc EDbAECBAeE ea

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 3 1 43
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,058 294,920 130 148 148 150 569

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 57 15 53,25 44 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BbCAEc E EC ECDdBAdABECCDACAeBADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCE e      bEABEaBC 

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik D BA Ce    C   C B C         Cd   E     

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  E  DE Eed E B B  da

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 2 0 29
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,978 294,920 105 117 117 119 362

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 72 22 66,50 55 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BcCAEEaEeEbDECDdBABABECCDAaACBADCADBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEAa CDBADAbAeEaBad

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik D  cCCeDCABCEBEC B d    DA  eCBdE    AAC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen     Db EDC    cBE e 

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 0 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ MERT ÖSKEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,893 294,920 73 81 81 82 192

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 84 23 78,25 65 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BcCAEE EeECDECDEBABABbCaDACAeBADeADBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEADbCDBADAdABECBdA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBAdabDCccCEaECEBECD ACDAB  C B   e    

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEA DbAEedAECBcBEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 1 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,343 294,920 102 114 114 116 337

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 75 28 68,00 57 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BbCAEEDEAECDECDcBABABECeDACACaADCADBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal ceEAedCDc DAdABECB d

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik b BACCADeceCcBbCEBECDE CDb    cBd       

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen eE cDEdEbCAEaBcB DeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 5 1 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖNGEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,925 294,920 24 26 26 26 47

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 99 21 93,75 78 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BbCAEEDbAECDECDdBAcdBECeDACAeBADCADBaDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal ECEADECDBADddAeECBed

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DaBACaAbCbeCEBECEBECDEACDABCDCBBdAEDBAAC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEAEDEAEDCAECccBEDBC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 1 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA BAL* 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,688 294,920 116 131 131 133 420

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 68 24 62,00 52 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAcAD DCCEeDEdABEBCDdCACBADeAeBDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDeb   b DABdBEacd

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BD CAeCeDCbe  CBEBceECDC d A  CB        

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen E  d D ECDEABCB    b

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 5 2 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA BALCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 141,105 294,920 151 178 178 184 1189

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 12 1,00 3 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 1 6 -0,50 -3 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 2 10 -0,50 -1 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 9 37 -0,25 0 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe ecbdadD   a     d a  E e       ed D    E

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal      d e     b dbBb 

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik bcaAe  Dd  ecd  a                 a     

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen   c D edb c  e cEba 

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 1 1 14
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ECE KESKİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,255 294,920 31 33 33 33 55

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 30 9 27,75 69 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 98 21 92,75 77 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEDEAECDdCDdBABABECCDACACBAbCADBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal bCEADdCbBADAEAeEaBdA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCbDCbeCbcECEBECDdACDABCDCcB AEaeAAC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEAEDcAEDCAECBABEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 1 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 0 1 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,808 294,920 87 96 96 98 246

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 79 18 74,50 62 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACcADCADBBDad

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal deEAD d B DbEABEaBdA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DdBAdC DeAeCdB CEB CD b DA     B  E     

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EA DdAEDCAE BcBEDdC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ LAL POLAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,545 294,920 106 118 118 120 363

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 69 11 66,25 55 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAE  E C EBDEbABEBCDCCACcADdAABaEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEd       dDABEBECAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik B    b   CA   Cc dE ECDCA  A  C      E  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA  AeEECDEABCB  dC 

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 2 2 29
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEREN ŞENDURAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 428,188 294,920 18 20 20 20 33

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 99 11 96,25 80 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEDEAECDECDEBABAcECCDACACBADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEADECDB DAEABECBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBAC ADCAeC B CEBEC EACDeB DC Bd E  bAC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen dEAbDEAEDCAdCBcBEDdC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 1 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ARSLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,793 294,920 131 149 149 151 572

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 59 24 53,00 44 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe b BEEAEADEDCbEBDdAABEBCDdCeeBADCAABDaacB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal dEcee  EeD DABdBEaca

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik B   AA eDCce aC  B      A  AB CB        

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen E    DEECDE  bB  eC 

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 4 0 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY BAŞARICI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,180 294,920 77 85 85 86 199

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 4 4 3,00 30 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 24 10 21,50 54 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 83 21 77,75 65 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEAcdDCCcBDEAABEBCDCCACcADdAABDdEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABECD          

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAACbDCceE CBbBdDdCDCA  A DCBdEDcba  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAaAADEECDEABCBbccCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 1 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU KOÇAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,835 294,920 91 101 101 103 275

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 78 24 72,00 60 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEcEADE CCEBDdAABEBCeCCACeADCAABaEEaB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABcdcADAedBdadb

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik cDBCAbCeDCAeE CB BE  C     A  CBAE  bECA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA   DEECDEABaBEceC 

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 5 0 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN ÖZCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 447,800 294,920 3 3 3 3 4

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 106 14 102,50 85 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe eCBEEAEAaEDCeEeDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEbaecBECDcDABbBECAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDdCAACCDCbBEcCBEBEDECDeABCABDCBAEDBAECA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAEAADEECDEABCBEABCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU TAŞOLUK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,270 294,920 41 43 43 43 90

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 92 15 88,25 74 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe cCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACcADCAABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABbCDdDcedBEadC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCA  CDCABEbCB B DdCDCA  bd CB E BAE A

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA   DEECDEABCBEAeCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 1 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU UYGAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,385 294,920 119 134 134 136 434

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 66 19 61,25 51 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEE Ee E CCEBD  ABEBCDdCAeBADCAABDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEd aABdCDAD edBECAe

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik    CAACC CA   CB B      A  A         E  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAa dDdEdeEABCcdcdCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 4 0 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR SARE KOCAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,658 294,920 135 156 156 158 643

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 53 16 49,00 41 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe cdBEEAcA   CCEBDEAABEBaDCCACBcDeAABD aDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AE  C      cAB BEa a

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BD  Abba      C EBE  C C       e  DB    

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen E    D  C EAd     Cb

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 2 0 29
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE GÜNEŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,533 294,920 89 98 98 100 260

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 79 24 73,00 61 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe cCBEEAEADEDCCEcDEAbBEBCDdCACBADCAABDEEcB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal bddaC BbdDADABEBECcd

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAbCCDCedEECcEB D CD      D    b  EC 

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAE dDEdCeEAcCBEceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 4 1 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KIRKGÖZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,125 294,920 132 150 150 152 581

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 59 25 52,75 44 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEa AECDECDdBABABEdCDACACBeDCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEADbeDa DbdABEaBdd

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik         aAeC   C B  b        C dE       

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  E dDbbEDC ECccaEe a

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 2 1 29
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,770 294,920 117 132 132 134 425

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 66 17 61,75 51 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe B CAEEDcAECbECD  ABA ECCDA ACBADCADBBD E

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal  CEA E DBADAdABEaB c

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik b B   bD ceC BEC   CD e Db     B        

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EdaDc E CAEbBcBEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 4 1 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERSUZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,998 294,920 49 53 53 54 118

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 88 11 85,25 71 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEDEAECDECDcBABABECCDACACBADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal cCEAabCDBADAEbBEaBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DB A CADCbeC  ECEB Cc   DAB  C B  E     

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EA DEAEeCAE BABEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 1 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ACAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,538 294,920 51 55 55 56 121

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 90 20 85,00 71 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe cCBEEAEADEDCCEBDdAABEBCDCCACcADCAABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEbDCABE DeebcdBEaAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAc CDCAcEbCBEB DdCDCAB Aa CBA  BA   

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAbedDEECDEABCBEcdCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DEMİR CİNGÖZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,278 294,920 95 106 106 108 301

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 76 25 69,75 58 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEaaAECDECDEBAcABEeCDACdbBADeAaBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCcADECDBcDAbbBECBaA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBA C   AeCEBEC B CDdACDA        E  bA 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EAaeb EDCAdCBcBEadC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 5 0 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN SU URKUN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,040 294,920 62 68 68 69 156

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 86 19 81,25 68 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEED AECDEeDdBABABECCDACACBADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEADba   DAcAeECBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBAC AD  eCbaECcB CD ACDAB DCBB  E BAb 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EAaDEAEDCAdaBcBdceC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 6 1 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYTAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,883 294,920 133 152 152 154 590

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 55 11 52,25 44 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe B CAEd bAECDECcEBABABECCD CACBADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEA b  B      E    

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik   B   eDe      C d  D          B        

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EA DbAEDC ECc B  eC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 3 1 43
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF MEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,653 294,920 71 78 78 79 182

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 84 20 79,00 66 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEDEAECDECDEBABABEdaDACAbBADCADBBeEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal cCEAD CDBADAEbBECBdd

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBA CbDCAeCbB C B CDd  D   DC B  EDBb  

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EAaDEAEDCAdCccBdDaC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 0 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖVGÜ AMAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,003 294,920 93 104 104 106 298

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 74 15 70,25 59 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEA cDCCEBDEAABEBCDCCACcADCAABDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDeee CcAD BEBECcC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAACb CA   C  B             B E   E  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen Ed   DddCDEABCBEceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 2 0 29
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTUNÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,128 294,920 145 170 170 173 880

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 41 23 35,25 29 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAE  dDCeEBDEbABEBCDCCebBADCAecDEacB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal ccdbedBcdbcDABaBdCAe

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik           A                             

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen        E  E  Cd    D

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EBRAR SERT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,213 294,920 122 138 138 140 459

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 66 27 59,25 49 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEdEdDE eeEBcdbABEBCDa ACcADCAAeDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEd CcB CDbDABdBECde

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik   BCAbCCDCAdEbaBEB c      CA   B        

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen Ee   DbECDEABaBEceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 4 2 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE GÜRLER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,593 294,920 30 32 32 32 54

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 98 21 92,75 77 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BbCAEEDEcECeECDddAcABECCDACACBADCADBBeEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEADaCDBeDAdABECBCc

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCbDCAeCbBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBdA 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen dEAcDdAEDCAECBeBEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ŞERİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,930 294,920 26 28 28 28 50

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 98 17 93,75 78 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEDdAEC ECDEBABABECCDACACBADCADBBDEd

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEADECDBADAdbBECBCd

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCAcCAeCEB C BECDaACDABCDCdBE EbBbA 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen dEAbDEAEDCAECccBEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 1 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Sayma Yöntemleri 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT YAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 187,965 294,920 149 176 176 182 1118

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 6 6,50 16 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,82 10,54 8,35

Toplam: 120 19 14 15,50 13 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAc    b EBeddb                     

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEcDCABbCDeD eaBdCcd

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM HAMARAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,188 294,920 113 127 127 129 403

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 69 22 63,50 53 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe bCBEEAEADaDCCEBDEAABEdCDdCACcADCAABDabDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEd C BE  eD B BECde

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BD CAedCDCbeabCBEB  dC         B        

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA  bDEECDEbBCB ceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 4 0 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA TURGUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,040 294,920 111 125 125 127 394

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 69 20 64,00 53 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DdBEEAEA  bCCEcDdAABEBCDdCAbBADCAAaDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdaC BbCD DABEBECcC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik B  CAdCC CAe  CBbB D CD       C   a     

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen E  dADEEC E BeBEceC 

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 4 0 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BESTE HAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,673 294,920 80 88 88 90 219

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 20 9 17,75 59 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 26 10 23,50 59 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 84 31 76,25 64 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEdEAaEDCbEBDEAABEeCDCCACcADCAABDabDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdaeeBbCDADcBaBECdC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBdAeCaDCAeEdbcEBEDdCDCbB ABDCB  DBcE A

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAa ADEdCaEAaCBEcdCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 5 2 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 439,573 294,920 11 11 11 11 15

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 103 12 100,00 83 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACeADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal bCEAD CDBADdEABEaBCd

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCADCABCEBEC BEaDEACDbBCDCBB  EaBbAC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEA DEAEDCAECccBEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 1 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL SU BERBER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 447,700 294,920 4 4 4 4 5

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 106 14 102,50 85 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCeEEDEAECDECDEBABeBECCDACACcADeADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal cCEADcCDBADAdABECBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCADeceCEBECEBEdDdACDABCDCBBEAEDBAAC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEAbDEAEDCAECBABEDaC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN TOPALOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,303 294,920 45 48 48 48 106

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 92 22 86,50 72 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEDbAECDECDEBAcABECeDACACBADCADBBaEd

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal bCEADbCDBAbbEAaECB d

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCADCAeCbBaCEBECD ACDABCeCBB AE a AC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEAbDEbEeCAdCBcB DaC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 1 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL KÖSE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,213 294,920 103 115 115 117 340

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 72 18 67,50 56 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe bdBEEAEA  DCCEBDEAABEeCDCCeCBADCAABDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEd e B   cDABbBECdd

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BD aAAeCDCcB bC EBEDE  CA     C         

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA   DEECeEABCBdAeC 

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 4 0 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL NAZ KARIKSIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,508 294,920 22 24 24 24 43

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 99 19 94,25 79 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEcDcAECDECDdBABAeECeDAaACeADdADBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEAeECDBADcEABEaBCd

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCADCABCEBECEBECDdACDAB DCdBEAEDBAAC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EAaeEAEDCAECBABEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,500 294,920 74 82 82 83 194

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 84 23 78,25 65 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe cCBEEAEADEDCCEBDEAAcEBaDCCACBADeAABDdbDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDebBbdDADABEBECAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAeCCDCABEbCBEBEDdd       DCB E  bE  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAc AcdECeEcBCBEceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 0 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TAHA DİZBAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,365 294,920 137 160 160 162 697

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 7 14 3,50 12 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 7 14 3,50 9 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 55 38 45,50 38 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCbEE b ECbECDEBABAebdCDACAbBeDCAcBBDEd

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal beEAe  DBAD E aECaCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DcBAdCebCAaCbda d   cad cc              

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen dEAdeEdE CbECceBEce 

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 0 4 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA İDİL KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,590 294,920 100 112 112 114 330

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 22 9 19,75 49 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 76 33 67,75 56 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe aCBEEAEADbDCCEBDdAAcEBCDCCACBADebAdcacDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal eEcDeAB dDADdedBdCce

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAbdaDCceEbC  BE  bDCABaA DCB E B Ea 

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen cA cADEECDEABCBEceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 5 0 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA KARADAĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,703 294,920 85 94 94 96 233

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 20 8 18,00 60 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 26 9 23,75 59 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 82 27 75,25 63 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADE CCEBDdAAcEBaDdCAbcADCAABDEEDd

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDe B CDdDABEBECdd

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDdCAACbDCceEbCBEB adCDCbB ABDaB  DBAE A

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA  ADEdCDEAcCd ceeD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 6 1 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 434,925 294,920 14 14 14 14 19

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 29 0 29,00 73 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 100 7 98,25 82 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEDEAECDcCDdBABABECeDACACBADCADBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEADECDBAD dAeECBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCA C  C B C BECDEACDAB D  B  EDBAAC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEA DEAEDCAECBABEDBC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM NUR ARTIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,625 294,920 29 31 31 31 53

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 98 19 93,25 78 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEcCbEBDEAABEBCDCCeCcADCAABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEcDCeBdCDbDABdBdCAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAACCDCAeEECBEBdDdCDCABCAcDCB EDBeE A

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAd ADEECDEABCBdceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN SÜRMELİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,190 294,920 139 163 163 165 723

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 50 24 44,00 37 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe cCBbEdE a DCCEBDddABEBaDdCACBADCAecDabDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AcdDeABadbADAdcBECAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik     A  eDCAe                            

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen E    DdEbDE   B A  D

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARAKAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,863 294,920 50 54 54 55 119

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 91 24 85,00 71 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEDCCEBDdAABEBCDdCACcADdAABDEbDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEceCbBcCDeDABdBECAe

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAACe CAe ECBEBED CDCA aAcDCd EaBbECA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAaAADcECDEdBCBEceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 5 0 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALPARSLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,910 294,920 136 159 159 161 683

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 53 29 45,75 38 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe bCBEEdE ec CC BDEdbcbBCDCCeCBADdAAaeabDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AcdeCAB  Dc  B BEC C

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BD aAbaCDCAe bC EB  E          e   B  a 

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen Ee  deEEC E BCcE    

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 3 0 43
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ENDOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,013 294,920 21 23 23 23 42

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 98 13 94,75 79 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEDcAECDECDEBABABECeDACACBADCADBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEADbCDB DcdABECBac

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCeDCABCEBECEB CDEACDAB DCBBE ED Ab 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EA DE EDCAECBABEbdC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNA GÜL HOT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,633 294,920 141 165 165 168 749

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 1 4 0,00 0 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 51 31 43,25 36 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEDCCEBDEAABbBCDdbAeBbcCAAaDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal    De Bd Dce B BEace

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik d  aA d  Cce  acEB D b         B E B b  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen      DbaCe bd edAcC 

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 2 2 29
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YURTSEVER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,500 294,920 39 41 41 41 83

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 93 18 88,50 74 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEE EeECaECDdBABABECCDACAC ADCADBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal  CEAabCDB DedABdaB A

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCbDCABCEBECEBECDdACDbBCDC B dEDBAAC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EAaebAEDCAECBcBED C

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 1 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN AKTAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,625 294,920 124 140 140 142 484

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 66 34 57,50 48 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAcda  CeEBDEAbBEBCDCCAeBADCAeBDdbaB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdcebBbCDce edBECcd

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAedeDCAe ECBdB D C CA      B EcBAE  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAd bDadCeEdBCB  dC 

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 5 0 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA AĞGÜL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,538 294,920 138 162 162 164 718

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 1 2 0,50 7 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 50 21 44,75 37 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe aCBEEAEADcbCCEBDEeABbBaDCCAecADCAABDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCdB dDcDABdBECAe

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik aD  Ad b                                

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen E    D dd E   Bd    

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,860 294,920 56 61 61 62 140

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 87 19 82,25 69 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCeEED AECDECDdBABABEdCDACACeADCADBBeEd

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal deEADb DBeD  AeECBCd

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCeDC BCEBEC BECD  CDA  eCBBE E BAb 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AcAaDEAEDCAE BcBEDaC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU GÜNDOĞDU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,568 294,920 61 67 67 68 153

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 85 15 81,25 68 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEcDEDCCEBDcAABEBCDCCAeBADeAABDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABbdcADABdBECAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAbdCDCdB  CBEBED  DCABC             

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA A DEECDEABCeEc CD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,960 294,920 33 35 35 35 63

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 95 15 91,25 76 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BbCAEEDEAECDECDEBAcABEdCDcCACcADCADBBDEd

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal  CEADcC BADAEAeECBdd

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCb CAeC B C BECDEACDAB DC BE EDBAAC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EAaDEAEDCAdCBABEDdC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL CEM KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,053 294,920 37 39 39 39 80

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 94 20 89,00 74 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEaEAECDECDcBAcABECCDACAbBADCADBeDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal bC AedbDB DcdAeECBdA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACaeDCABCbBECEBECD ACDABCDCBB  aDBAeC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen cEA DEAEDCAECBcBEDBC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ÖZER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,400 294,920 60 66 66 67 151

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 86 18 81,50 68 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEE dAEC cCDEBABAeECCDACACBADCADBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEA bCDB Dbd BEaBCd

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik D BACCADCAeCd ECEBECDd CDABC C Bd E B   

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEA DEdEDCAECBcBdDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TERZİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,265 294,920 70 76 76 77 175

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 86 26 79,50 66 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEDEAECDECDEBAcddbdCDACACBADCADBeDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal bCEADbCDBADddABECBCd

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DccACCc CAeCbBEC BECD ACDAB aCaB  EDB A 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AcAdeEAEeCdECBcBdDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Sayma Yöntemleri 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR KARAKAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,948 294,920 68 74 74 75 170

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 84 18 79,50 66 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BcCAEED  ECbECDEBbBABECCbACAbBADCAcBBDaE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal deEADECDBADAdAaECBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik D BACCbDCbeC BbC BECD A  b  DC B  E   A 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EAEDEAEDCAECBcBEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 1 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 446,813 294,920 5 5 5 5 7

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 105 11 102,25 85 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEDEAECDcCDEBbBABECCDACAC ADdADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEADd DBADeEABECBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCADCAeCEBECEBECDEACDABCDCBBE EDBAA 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEAcDEAEeCcECBcBEDBC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ERĞÜN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,338 294,920 94 105 105 107 300

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 77 30 69,50 58 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BbCAEc c Ed EbDdcAcAaECeDACACBADCADcBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEAebdDB DcddBECB b

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCeDCbBCEBECbBECDdACDABCDCeB      Ae

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEA DEAEDbAdCBcBcD b

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Sayma Yöntemleri 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM DENİZ MUTLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,140 294,920 84 92 92 94 230

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 82 27 75,25 63 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe eCBEEAEeDEDCCEBDEAbcbcCDdCACcADdAABDdEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABECDcDABbBECAe

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAdCCDCAe bCBbBdDdCDCA  A DCBdE      

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen cAdA DdECDEABCBbccCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,710 294,920 69 75 75 76 173

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 85 22 79,50 66 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEbEdcEDCCEBDEAABEBCDdCbCBADbAABDaEcB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDC BbCceDABcBECcC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAeCCDCAeEbCBEBED CDCAB A  Cd   B E  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAE  DEECDEdBCBdAeCb

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA BEGÜM UYSAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,880 294,920 34 36 36 36 66

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 95 19 90,25 75 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BcCAEEaEAECDECDEBABABbbCDACACcADCADBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEAaECDBbD EbBECBCd

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCA CbBCEBECEBECDdACDAB DCdBE   BAAC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEAaDbAEDCAECccBEDdC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LALE TEKİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,818 294,920 82 90 90 92 223

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 83 28 76,00 63 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BbCAEcDEAECbECDdBABABEdCDACACcADCADBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal deEADdCDBeDAEABE BCd

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DdBACCe CAeCbBEC B CDEACDbB  C BE EaBeAe

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen e ebeEAEcCAdCBABdDBa

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 1 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 435,800 294,920 12 12 12 12 16

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 103 17 98,75 82 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe cCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADbAABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABdCDeDABEBECcC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDdCAACCDdABEbCBEBEDECDCABCAcDCBAEDBAECA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAadADEECDEdBCBEcdbb

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M SELİM DEMİRCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,890 294,920 140 164 164 167 737

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 5 11 2,25 6 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 52 35 43,25 36 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAE bEaCbEdDEAABEBdDCCeb AeCbA  aEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCbBECDcD eEB aee

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik eD ded C  ce bCc d D  D        d    b   

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAc ADEEC EbaCBcb ea

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 5 33
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 2 2 29
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE DEMİREL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,318 294,920 114 129 129 131 413

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 70 31 62,25 52 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADaDCbEcDEAAcbBeDCCeCaADdAeaabEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDe     cDbedBECAd

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAb CeCAdEECBEBcD CDCAB A  CB        

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA AADEdCDEdcCBdcaCe

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 1 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE TÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,183 294,920 96 107 107 109 302

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 74 17 69,75 58 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe cCBEEAEADE CCEBDdAABEceDCCACcADCAAdDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AE De B dDADeBEBECAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAbCCDCAeEECB               B        

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA  ADbcCDEABCBdceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 3 0 43
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BERDİBEK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,045 294,920 28 30 30 30 52

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 98 18 93,50 78 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBeDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal cCEADb DBebcEABECBCc

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCADCcBCbBECEBECDEdCDAB DCdBE EDBAb 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEeaDEAEDCAECBcBdDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Sayma Yöntemleri 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ÇARKCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,525 294,920 76 84 84 85 198

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 80 8 78,00 65 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEE E ECDECDEBABABECCDACAbBADCADBeDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal d EA   DB D E BECB A

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBAC b CAeC B C B CDd   ABC   B  E     

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEA DE EDCAECBcB DdC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇALIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,143 294,920 147 173 173 178 1059

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 31,23 30,96 25,10

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 2 4 1,00 14 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 31 29 23,75 20 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BcdA*   dEa aCDEBAcABEdCDeCAbc Db   aDaa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Matematik    AC b  ceC   C B  D b      C    E     

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  Ed DcdEcb EbccBc dC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 4 33
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 3 0 43
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Hücre teorisine ilişkin çalışmaları açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,963 294,920 123 139 139 141 478

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 68 41 57,75 48 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEdDEAEdDEeDEeAcAebdCDeCACeeDdADBaaEb

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal ceEAabbD ADcdbBdCBeA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBA CbeCAdCEdEbaBECD ACDAB DCdB  E Be  

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEA ebA DCAEacbBdeaC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 4 3 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVA KAYMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,398 294,920 98 110 110 112 311

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 73 14 69,50 58 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BcCAEEcEAECDECDEBABABbCCDACACBADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEAabCDB cAEAeECBdc

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik D BAC  D b CbB C B C E CD  CDC B  E     

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  E  D  E b E  cB   C

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 4 0 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİTHAT EFE ÖKSÜZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,278 294,920 23 25 25 25 45

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 98 14 94,50 79 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BaCAEEDEAECbECDEBABABECCDACACBADCADBBDEd

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal beEAaECDB DAEcBECBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCADCAaCEcEC aECD ACD   DCBBEAE BAA 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen eEAaDEAEDCAEacABEDBC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 3 2 43
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 430,963 294,920 17 18 18 18 28

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 101 17 96,75 81 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEcEAEC ECDEBABAeECCDACAbBeDCAeBBDba

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEeecdDBAeAEABEaBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBAdCADCbBCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEA DEAEDCAECBABEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ARDA EKSİL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 440,430 294,920 9 9 9 9 13

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 104 15 100,25 84 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEDCCEBDcAABEeCDCCACBADCAABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdaCbBECDADABEBEaAe

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAbCCDCAeEECBEBEDECDCABCABDCB EaBAECA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAbAADEdCeEABCBEcaCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA BAYBARS KISA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,278 294,920 44 46 46 46 103

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 93 24 87,00 73 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BcCdEEDEAECDECDEBABABEeaDACAecADCADBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal deEdDcCDBADbdABEaBdA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCADCABCEBECdBECDdACD aCaCBBE cDBAA 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEAaDEAEDCAECBcBdDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 1 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,255 294,920 36 38 38 38 79

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 93 18 88,50 74 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAcea DCCcBDEAeBEBCaCCAecAebAA      

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABECDdDABdBECAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBaAACCDCABEECBEBEDECDCABdABDCB EDB ECA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAaAADEECDEABCBEceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ MERTEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,978 294,920 81 89 89 91 222

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 20 8 18,00 60 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 26 9 23,75 59 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 83 28 76,00 63 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEaEAECDECDEBAceeECCDACAecADCADBBDEd

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEAebC BeDeEbBEaB d

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DaBACCe eAeCdaECEc CDEAbDABCDCBBE ED eA 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EAdDEdEDCAECccBED C

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 4 2 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,095 294,920 120 135 135 137 435

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 64 11 61,25 51 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEAD DC EBD AA EBeDCCbCcADCAABDdEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDC    DcDABdaEC  

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAACC C eE CB B D    dB A  CB        

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen      D    E   B c C 

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ÇINAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,500 294,920 43 45 45 45 100

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 91 13 87,75 73 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCAbcADCAABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABECDbDABdBEaAa

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBaAACbDCABEECBEB D CDCe      BAEDBAE A

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA  bDEECD  B B ceC 

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 5 0 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR DOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,373 294,920 101 113 113 115 335

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 72 16 68,00 57 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEA  DCCEBDdAABEBeDdCACcADbAABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEcDeABbCDADABdBECdC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAe bDC B  CBEB DE Dd      CB E BbE  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen  e    EEC   a B     

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 5 0 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİŞAH DEVECİOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,830 294,920 146 171 171 176 987

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 35 24 29,00 24 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe eCBEEA  D  CeEBDEdABEceDCCeCBADbAAaDbaca

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEd eABbCcb Ae BdCda

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik d   A     A         E                   

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen      c d            

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEYİR NAZ YOKUŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,715 294,920 129 147 147 149 565

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 60 26 53,50 45 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEdEADEbCCEBDEAABEeC CCAeBADCAABDdEaB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdee B    DABdBECdd

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BD CAe d CAe bC EB   bD b               

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAc bDbECeE  CBcbed 

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 2 0 29
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN GİRGİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 441,778 294,920 8 8 8 8 11

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 104 13 100,75 84 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEDEAECDECDEBABABEdCDACACBADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEADECDBADAEeBECBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCADCAeCEBECEBECDEACDbaCDCB d EeBAA 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEAdDbAEeCAECBcBEDdC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 2 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR BATİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,720 294,920 142 167 167 170 843

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 43 21 37,75 31 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe cCBEEAEA EDCCaB dAAcEBeDCCACcADdAeeDdEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEc C Bc D   BEBEC a

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik    Ccde  Cee     B  E     e    e        

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen      D d            

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 0 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PİRAYE ŞENTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,575 294,920 115 130 130 132 415

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 70 31 62,25 52 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BaCAEE EAECcECDEBABecECeDACAbBADCeDBBDEa

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal deEAadC BcDedcBECBad

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik D BACCA CABCcB C B  a b D   DC B  E Bb  

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen eEAaDdbEcCAdCccBEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 3 1 43
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 434,960 294,920 13 13 13 13 18

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 0 39,00 98 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 101 10 98,50 82 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEE EAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEAD CDBADAEABECBCd

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCADCAeCbBECEBECDd CDAB DC a  EDB AC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen eEA DEAEDCAdCBcBEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ŞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,898 294,920 42 44 44 44 94

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 92 15 88,25 74 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACcADCAABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEcDeABbCDcDAcdBECAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAeCCDCA E CBEB D CDCA  AcDCB  D  E A

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA  ADEdCDEAcCadceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,030 294,920 19 21 21 21 38

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 100 19 95,25 79 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe cCBEEAEADEDCCcBDEAABEeCDdCACBADbAABDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal eEdDCABECDdDAedBEaAd

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAACCDCAeEECBEBEDECDCABCbBDCB EDBAECA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAadADEdCDEABCBEAdCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 1 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP UÇAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,400 294,920 38 40 40 40 82

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 0 38,00 95 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 92 12 89,00 74 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEED AECDECDEBABABECCDACAC ADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal cCEADb DBADdd BECBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBcACCdDC eCbBECEBECD ACDAB  C B  E B   

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEAcDE EeCAECBABEeeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,593 294,920 16 17 17 17 25

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 101 15 97,25 81 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEDEAECDECDdBABABECCDACACcADCAcBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal cCEADbCcBdDbEABdCBCc

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCADC eCEBECEBECDEACDbBCDCBB  EDBAAC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEA DbAEeCAdCBABEDBC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 1 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ ÖZBEK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 204,858 294,920 148 174 174 180 1083

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 31,23 30,96 25,10

Toplam: 120 24 9 21,75 18 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEEbEAECaEbDEBbBAdEdCDebAbBADC       

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL BAKIROĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,385 294,920 90 100 100 102 270

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 76 15 72,25 60 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEA EDCCEBDddABbBCDCCAb ADCAABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEceCABaCDcDABdBECAe

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BD CA CCDCc   C  B D C     A   B     E  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAa dDEECeE B BEAdCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 0 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERDOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,798 294,920 127 145 145 147 556

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 61 29 53,75 45 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCcEEDEAEbDECDd AcABEC DACACBADCADB   d

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal deEAebC ddaAdbBECBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik D  A CeDCAeCbeEC B Cc A  b b C B     c  

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  E  e eEDCdEeBde De 

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 3 3 43
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÜNDOĞDU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,298 294,920 46 49 49 49 107

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 90 14 86,50 72 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BaCAEEa AEC ECDEBABABECCDACACaADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal deEeDd  B DAdABECBdA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCADCABCEBECEBECD ACDAB eCBB   D    

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EA DEeEDCAECBcBEbdC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE VURUCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,790 294,920 121 136 136 138 455

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 64 16 60,00 50 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEcaEAECDECDEBABABECeDACACcADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEADcdDBADAdABEaBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik c BACa  CceC   C B C d         B        

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  E  DbA    d   B    

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 2 0 29
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE TOPALOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 452,660 294,920 2 2 2 2 3

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 107 11 104,25 87 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEDCCEBDEAABEdCDCCACBADCAAaDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdaC BcCDADABEBEad 

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAACCDCAeEECBEBEDdCDCABCABDCBAEDBAECA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAEAADEECDEABCBEcdCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KURBETOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 439,998 294,920 10 10 10 10 14

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 103 12 100,00 83 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEDCCEBDdAABEBCDCCACcADCAABDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABdCDADABdBECAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAeCCDCbBEECBEB DECDCABaAeDaB  DBAE A

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA AADEECDEABCBEcBCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK ÇİMEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,180 294,920 67 73 73 74 168

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 84 17 79,75 66 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe cCBEEdEAbEDCCEBDEAbBEBCDCCACcADCAABDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdeeABcCDADABdBECdC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAA CDCAeEECBEB   C CA      B      C 

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAb ADEdCDEABCBEceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 4 0 57
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA TUNA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,630 294,920 79 87 87 88 204

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 82 19 77,25 64 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEDCCEBDEbABEdCDCCAbcADCAABDdEcB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEbDCcBEeDADAedBEaAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BD aA  CDC B  CBEB D CDb  Cb DCB     E  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAc ADEdCDEABCBEceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 1 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE ÖZTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,220 294,920 66 72 72 73 167

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 84 17 79,75 66 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BbCAEEDEAECDECDdBbBAeECeDACACeADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEAD dDB DeEABECBdd

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik D BA Ce CAeC BEC BECDE  DA CD BB        

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEAaDEAEeCeECBABEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 0 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRA DERE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,118 294,920 40 42 42 42 86

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 92 14 88,50 74 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BbCAEEDEAECeECDEBABABECCDACACBADbADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal deEADEC c DAdAeECB A

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCbDCABCEBECEB CD b DAB DC B  EDB   

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEAdDE EDCAEaBcBEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ AVKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,463 294,920 63 69 69 70 162

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 85 18 80,50 67 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEE   ECeEbDdBABABEdCDACACBADCADBBDEd

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEADbCDBdDAdABdCBCA

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCADCAcC BECEBEC cACDABCaCB   E B   

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen AEA DbbE CAdCBeB   a

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ VAROL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,128 294,920 55 60 60 61 138

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 87 18 82,50 69 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe bCBEEAEAD DCCEBDEAABEBCDdCACeADCAABDEEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABdCDADAedBEacC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BD dAbCC CABE CB BdDbCDCbB A D B E   E  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAdeADEECDEABCBEceC 

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR VURAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,170 294,920 144 169 169 172 874

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 44 34 35,50 30 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEE bdE DcbcdBAcABEdbDeCACBADCADBaDEd

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal deEADb bB DedAeECBdd

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik   B  dAcecce  Eb BEC     A    dB A      

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  a   bd        e b  

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 2 2 29
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Sayma Yöntemleri 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 0 1 0
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,133 294,920 97 108 108 110 303

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 76 25 69,75 58 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe eCBEEdEA EbCCEBDdAABbBCDCCACBADdAABDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEEaCA dCDADAeEBECda

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BD CAeCe CbeE CBEB   CDCAe b eC  E   E  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA  ADEECeEABbdEcddD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 3 2 43
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,198 294,920 32 34 34 34 57

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 96 14 92,50 77 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BcCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACcADCADBBDEd

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEAabCDB D EABECBCd

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBACCe CcBCbB C BECD ACDABCDCBBE ED AA 

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EAcDEAEeCAdCBABEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,105 294,920 15 15 15 15 22

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 102 17 97,75 81 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADaDCCEBDEAABEeCDdCACBADCAABDdEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABECDADABcBEadC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAACCDCAeaECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAE A

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAcdADbdCeEABCBEcaCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL PİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,325 294,920 52 56 56 57 126

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 32 8 30,00 75 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 3 4 2,00 29 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 91 29 83,75 70 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe eCBEEAEADEDCCEBDdcABEBaDCCAbcADbAABDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdeCABECDADABdBECAC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDBCAACCDCceEbCBEBEDdCDCbaCbBDCBAdDBAECA

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EcbAdDcdCedABaBEceCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 2 71
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,573 294,920 88 97 97 99 256

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 79 23 73,25 61 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe DCBEEAEADEDCCEBDdAbBEcCaCCAecADCAABDaEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEEDCdBbCDADABaaEacC

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDB AbC DCAcE CB     CDCAdC    B EDBb   

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EA AADbdCeEABCB ceCe

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 3 1 43
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 1 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERTEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,565 294,920 47 50 50 50 109

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 91 19 86,25 72 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe BDCAEE dAECDECDdBABABECCDAaAbBADCADBBDEE

Cevap Anahtarı B BDCAEEDEAECDECDEBABABECCDACACBADCADBBDEE

TYT Sosyal dCEA bCDBbDAdABECBCc

Cevap Anahtarı B ECEADECDBADAEABECBCA

TYT Matematik DBBA CeDCAeCbBECEBECD  CDAB DCBB  Ea AbC

Cevap Anahtarı B DBBACCADCABCEBECEBECDEACDABCDCBBEAEDBAAC

TYT Fen  EAaDEAEDCAdaBcBEDeC

Cevap Anahtarı B AEAEDEAEDCAECBABEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ODAK TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TÖRÜN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,183 294,920 83 91 91 93 229

Katılımlar: 151 178 178 184 1198

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 31,23 30,96 25,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,62 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,43 1,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,53 2,43 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,07 2,69

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,82 10,54 8,35

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 17,01 16,39 9,98

Geometri 10 4 4 3,00 30 3,81 3,70 1,67

TYT Matematik 40 20 12 17,00 43 20,82 20,09 11,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,66 3,56 2,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,79 4,73 2,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,49 1,43

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,07 10,78 6,78

Toplam: 120 82 27 75,25 63 73,94 72,37 51,89

TYT Türkçe eCBEEAEe   CbEBDdAABEBCDCCACcADdAABDdEDB

Cevap Anahtarı A DCBEEAEADEDCCEBDEAABEBCDCCACBADCAABDEEDB

TYT Sosyal AEdDCABECDdDABdBECAe

Cevap Anahtarı A AEEDCABECDADABEBECAC

TYT Matematik BDaaA CbDCce  CBbBdDdCDCA  A DCBdEDcba  

Cevap Anahtarı A BDBCAACCDCABEECBEBEDECDCABCABDCBAEDBAECA

TYT Fen EAaAADEECDEABCBbccCD

Cevap Anahtarı A EAEAADEECDEABCBEABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 1 0 1 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Genleşme 1 1 0 100
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
