
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ Dünya Etüt Merkezi Paraf 146470704 7. Sn İnteraktif Müfredat İzleme-4 114 60 60 60

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 14.31 4.67 12.75 7.66 1.93 7.01 8.76 0.85 8.48 7.61 1.73 7.04 11.90 4.58 10.38 13.07 5.26 11.32 63.32 19.02 56.98 379.382

İl Ortalaması 15.22 4.02 13.88 7.97 1.62 7.43 9.15 0.50 8.98 8.58 0.97 8.26 13.63 3.55 12.45 14.42 4.02 13.08 68.97 14.67 64.08 403.980
Okul Ortalaması 15.22 4.02 13.88 7.97 1.62 7.43 9.15 0.50 8.98 8.58 0.97 8.26 13.63 3.55 12.45 14.42 4.02 13.08 68.97 14.67 64.08 403.980

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - CEYLİN SENA ATEŞ 7 / E 20 0 20.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 88.00 2.00 87.33 495.404 1 1 1 1
2 0 - NEHİR YILMAZ 0 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 89.00 1.00 88.67 494.543 2 2 2 2
3 0 - YUSUF HALİT AKAR 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 20 0 20.00 20 0 20.00 86.00 4.00 84.67 484.706 3 3 3 3
4 0 - OSMAN BERTAN 0 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 18 0 18.00 19 0 19.00 86.00 1.00 85.67 481.383 5 4 4 4
5 0 - SENA KOLAK 0 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 19 1 18.67 19 1 18.67 84.00 6.00 82.01 473.238 7 5 5 5
6 0 - MERYEM BETÜL AKAR 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 84.00 6.00 82.01 469.953 9 6 6 6
7 0 - KEREM ATEŞ 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 17 2 16.33 83.00 6.00 81.00 466.285 10 7 7 7
8 0 - NEHİR TANSUYU 0 / 0 19 0 19.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 17 1 16.67 18 2 17.33 82.00 5.00 80.33 465.471 11 8 8 8
9 0 - FATOŞ ALKAN 7 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 17 3 16.00 83.00 7.00 80.67 464.998 12 9 9 9

10 0 - ELİF DURLAK 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 18 1 17.67 18 2 17.33 82.00 7.00 79.67 460.097 14 10 10 10
11 0 - YAVUZ SELİM YEŞİLDAL 0 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 16 4 14.67 18 2 17.33 81.00 9.00 78.01 455.114 15 11 11 11
12 0 - MERYEM BİLİCİ 0 / 0 15 4 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 16 3 15.00 81.00 7.00 78.67 454.528 16 12 12 12
13 0 - ZEYNEP İ MEMİŞOĞLU 0 / 0 17 2 16.33 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 18 1 17.67 17 3 16.00 79.00 9.00 76.00 451.910 17 13 13 13
14 0 - ALYA KUĞU 0 / 0 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 18 2 17.33 80.00 10.00 76.67 451.359 18 14 14 14
15 0 - AYŞE PELİN COŞKUN 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 17 3 16.00 80.00 10.00 76.67 450.223 20 15 15 15
16 0 - HÜSEYİN KAAN ŞENCAN 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 16 4 14.67 19 1 18.67 80.00 10.00 76.68 449.384 21 16 16 16
17 0 - ELİF EYLÜL ÇELİK 7 / A 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 0 16.00 15 5 13.33 79.00 7.00 76.67 447.723 23 17 17 17
18 0 - KUTAY ATILGAN 7 / Ş 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 2 15.33 17 3 16.00 79.00 9.00 76.00 444.077 26 18 18 18
19 0 - ÇAĞAN DEĞER 0 / 0 15 4 13.67 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 18 1 17.67 17 3 16.00 77.00 11.00 73.34 440.754 27 19 19 19
20 0 - BEREN TURNA 0 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 15 2 14.33 15 4 13.67 77.00 9.00 74.01 439.268 28 20 20 20
21 0 - YAVUZSELİM ULU 7 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 17 2 16.33 16 4 14.67 77.00 12.00 73.00 438.800 29 21 21 21
22 0 - AHMET ÇINAR 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 4 14.67 16 4 14.67 78.00 12.00 74.01 435.834 31 22 22 22
23 0 - ZEYNEP ECE BATTAL 0 / 0 17 2 16.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 15 5 13.33 77.00 12.00 72.99 435.814 32 23 23 23
24 0 - YUSUF GERÇEK 0 / 0 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 15 5 13.33 15 5 13.33 77.00 13.00 72.66 433.054 33 24 24 24
25 0 - KEREM TANRIVERDİ 7 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 16 1 15.67 15 5 13.33 75.00 12.00 71.00 427.475 37 25 25 25
26 0 - EMİRKAANÇETİN 0 / 0 17 2 16.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 0 9.00 12 2 11.33 17 3 16.00 74.00 8.00 71.33 425.370 38 26 26 26
27 0 - GÜNEŞ GÜRBÜZ 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 14 5 12.33 17 3 16.00 76.00 13.00 71.67 424.729 39 27 27 27
28 0 - DERİN DEMİRALP 0 / 0 15 5 13.33 5 5 3.33 9 0 9.00 10 0 10.00 17 1 16.67 16 4 14.67 72.00 15.00 67.00 423.132 41 28 28 28
29 0 - NEHİR ADA GÜLER 0 / 0 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 14 4 12.67 18 2 17.33 74.00 14.00 69.34 418.485 42 29 29 29
30 0 - YUSUF EMRE SÜLEYMANO 7 / 0 13 7 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 17 3 16.00 16 4 14.67 73.00 17.00 67.34 415.766 43 30 30 30
31 0 - DİLŞAT SEKER 0 / 0 14 5 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 3 15.00 13 3 12.00 72.00 12.00 68.00 411.891 46 31 31 31
32 0 - RÜZGAR YILDIRIM 0 / 0 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 4 14.67 14 5 12.33 73.00 16.00 67.67 410.296 47 32 32 32
33 0 - ELİF ZEREN İBİK 0 / 0 15 4 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 14 2 13.33 14 5 12.33 71.00 13.00 66.67 408.531 48 33 33 33
34 0 - EMİR EFE GÜRKAN 7 / 0 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 12 7 9.67 16 4 14.67 72.00 17.00 66.34 401.728 54 34 34 34
35 0 - ELİF ÖZTÜRK 0 / 0 12 8 9.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 14 4 12.67 17 3 16.00 70.00 18.00 64.00 399.547 55 35 35 35
36 0 - EMİR AKBAL 0 / 0 16 2 15.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 8 9.33 14 5 12.33 69.00 18.00 63.00 394.773 56 36 36 36
37 0 - YUSUF KABUCU 0 / 0 15 4 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 11 0 11.00 13 5 11.33 67.00 11.00 63.34 394.208 57 37 37 37
38 0 - BADE FARSAK 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 8 9.33 12 8 9.33 69.00 21.00 62.00 391.281 58 38 38 38
39 0 - ÖMER GÜNDOĞDU 0 / 0 13 5 11.33 6 3 5.00 10 0 10.00 3 3 2.00 15 5 13.33 15 5 13.33 62.00 21.00 54.99 386.602 59 39 39 39
40 0 - BEYZA KARACASU 0 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 9 7.00 14 6 12.00 66.00 23.00 58.33 381.077 63 40 40 40
41 0 - ASYA IŞIK 7 / 0 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 10 5 8.33 15 4 13.67 64.00 20.00 57.33 380.867 64 41 41 41
42 0 - ZEYNEP BEREN ÖZDİNÇ 0 / 0 13 5 11.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 2 6.33 11 4 9.67 14 5 12.33 62.00 19.00 55.66 374.147 66 42 42 42
43 0 - CEYDA ÇELİK 7 / 0 13 7 10.67 7 2 6.33 5 0 5.00 10 0 10.00 12 3 11.00 14 6 12.00 61.00 18.00 55.00 373.459 68 43 43 43
44 0 - AHMET İHSAN KÖKDOGAN 7 / 0 14 6 12.00 9 1 8.67 9 0 9.00 6 3 5.00 12 4 10.67 12 6 10.00 62.00 20.00 55.34 373.174 69 44 44 44
45 0 - YİĞİTKONURALP 0 / 0 12 6 10.00 8 2 7.33 8 1 7.67 5 2 4.33 12 3 11.00 12 6 10.00 57.00 20.00 50.33 360.743 75 45 45 45
46 0 - AYLİN PEHLİVANOĞLU 0 / 0 14 5 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 13 5 11.33 59.00 18.00 52.99 358.167 76 46 46 46
47 0 - AZRA BÖREK 0 / 0 13 4 11.67 8 1 7.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 9 4.00 16 4 14.67 60.00 22.00 52.67 357.985 77 47 47 47
48 0 - YÜSRANUR GÜNDOĞDU 0 / 0 9 6 7.00 8 2 7.33 8 0 8.00 9 1 8.67 13 6 11.00 11 4 9.67 58.00 19.00 51.67 354.430 79 48 48 48
49 0 - ÇINAR ASEFOĞLU 0 / 0 18 1 17.67 9 0 9.00 10 0 10.00 9 0 9.00 10 7 7.67 1 4 -0.33 57.00 12.00 53.01 350.810 81 49 49 49
50 0 - ZEHRA TAŞCI 0 / 0 13 7 10.67 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 9 6.00 12 7 9.67 58.00 29.00 48.35 342.976 83 50 50 50
51 0 - HÜMA DEDELER 0 / 0 13 5 11.33 8 1 7.67 9 1 8.67 2 6 0.00 10 2 9.33 8 6 6.00 50.00 21.00 43.00 338.600 84 51 51 51
52 0 - HAKAN EROL 7 / J 12 8 9.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 13 7 10.67 9 10 5.67 55.00 34.00 43.67 337.566 85 52 52 52
53 0 - ÖMER ASAF GÖZTAŞI 0 / 0 12 8 9.33 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 11 5.33 12 8 9.33 59.00 31.00 48.66 337.387 86 53 53 53
54 0 - HEVAL YILMAZ 0 / 0 12 8 9.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 11 4.33 13 7 10.67 58.00 31.00 47.67 335.934 87 54 54 54
55 0 - ASLIHAN ÇAKIROĞLU 0 / 0 12 7 9.67 6 3 5.00 9 0 9.00 10 0 10.00 4 4 2.67 12 2 11.33 53.00 16.00 47.67 333.143 88 55 55 55
56 0 - CEYLİN DEDELER 7 / 0 13 5 11.33 8 2 7.33 8 2 7.33 2 3 1.00 10 3 9.00 7 8 4.33 48.00 23.00 40.32 329.084 89 56 56 56
57 0 - YAKUP SÖKER 0 / 0 11 7 8.67 8 1 7.67 5 5 3.33 6 4 4.67 5 7 2.67 10 9 7.00 45.00 33.00 34.01 298.253 94 57 57 57
58 0 - ELA ÖZÇELİK 0 / 0 11 8 8.33 5 2 4.33 9 1 8.67 5 3 4.00 3 6 1.00 9 5 7.33 42.00 25.00 33.66 293.320 95 58 58 58
59 0 - YLÜL ÖZÇELİK 0 / 0 11 5 9.33 0 3 -1.00 8 0 8.00 7 2 6.33 5 4 3.67 5 4 3.67 36.00 18.00 30.00 288.712 97 59 59 59
60 0 - SEMİNA KI *YLAR 0 / 0 8 5 6.33 0 2 -0.67 0 2 -0.67 0 4 -1.33 1 1 0.67 1 3 0.00 10.00 17.00 4.33 221.239 112 60 60 60


