
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ DUNYA ETÜT MERKEZİİ Yanıt 246471004 10. Sınıf Müfredat İzleme-4 1853 121 86 37

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.62 7.96 9.63 12.48 6.87 10.76 8.32 3.69 7.40 9.26 7.65 7.35 41.68 26.17 35.14 240.568

İl Ortalaması 11.22 8.05 9.21 12.87 6.74 11.18 9.50 3.36 8.67 10.48 6.98 8.74 44.07 25.12 37.79 251.174
Okul Ortalaması 12.78 7.08 11.01 14.84 5.89 13.36 13.62 3.24 12.81 13.84 6.84 12.13 55.08 23.05 49.32 297.270

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - ROZA ASLAN 0 / 0 16 4 15.00 19 4 18.00 25 0 25.00 23 2 22.50 83.00 10.00 80.50 422.000 18 1 1 1
2 0 - YAĞIZ KOCATÜRK 0 / 0 20 4 19.00 20 4 19.00 20 4 19.00 19 4 18.00 79.00 16.00 75.00 400.000 56 3 3 2
3 0 - ARDA KANAT 10 / 0 20 4 19.00 20 3 19.25 20 1 19.75 16 7 14.25 76.00 15.00 72.25 389.000 80 5 5 3
4 0 - OZAN YILDIRIM 10 / 0 17 8 15.00 17 3 16.25 20 1 19.75 16 5 14.75 70.00 17.00 65.75 363.000 158 7 7 4
5 0 - ÖMER ÖZGÜRBÜZ 10 / 0 14 8 12.00 14 8 12.00 21 1 20.75 20 2 19.50 69.00 19.00 64.25 357.000 181 9 9 5
6 0 - ROTİNDA TURHAN 0 / 0 16 6 14.50 15 9 12.75 16 3 15.25 20 3 19.25 67.00 21.00 61.75 347.000 230 11 11 6
7 0 - MUHAMMED AYGÜN 10 / 0 17 4 16.00 23 0 23.00 14 3 13.25 11 9 8.75 65.00 16.00 61.00 344.000 238 13 13 7
8 0 - DURU ÇATMAZ 0 / 0 15 6 13.50 13 10 10.50 18 1 17.75 19 6 17.50 65.00 23.00 59.25 337.000 273 15 15 8
9 0 - DEFNE DEMİREL 10 / 0 16 8 14.00 16 7 14.25 17 3 16.25 16 7 14.25 65.00 25.00 58.75 335.000 281 17 17 9

10 0 - SUDE KOLAK 10 / 0 20 3 19.25 11 8 9.00 20 4 19.00 12 9 9.75 63.00 24.00 57.00 328.000 309 20 19 10
11 0 - SALİH KARAKAŞ 10 / 0 13 7 11.25 20 5 18.75 13 1 12.75 16 8 14.00 62.00 21.00 56.75 327.000 315 22 21 11
12 0 - İZEM YILDIRIM 0 / 0 13 5 11.75 16 3 15.25 17 2 16.50 14 3 13.25 60.00 13.00 56.75 327.000 315 22 21 11
13 0 - YAĞIZ KARA 0 / 0 14 10 11.50 17 4 16.00 13 3 12.25 18 7 16.25 62.00 24.00 56.00 324.000 333 26 25 13
14 0 - ELİFSAADETYAVUZ 0 / 0 16 7 14.25 17 4 16.00 10 4 9.00 17 3 16.25 60.00 18.00 55.50 322.000 339 28 27 14
15 0 - AYŞEGÜL BÖRKLÜ 0 / 0 14 7 12.25 19 4 18.00 14 3 13.25 13 7 11.25 60.00 21.00 54.75 319.000 356 30 29 15
16 0 - KUZEY TEKE 10 / 0 10 5 8.75 16 6 14.50 12 1 11.75 19 4 18.00 57.00 16.00 53.00 312.000 390 32 31 16
17 0 - AHMET MERT 10 / 0 16 6 14.50 18 5 16.75 14 4 13.00 11 9 8.75 59.00 24.00 53.00 312.000 390 32 31 16
18 0 - KEREM EFE BAŞ 10 / 0 12 9 9.75 15 7 13.25 17 4 16.00 15 8 13.00 59.00 28.00 52.00 308.000 421 36 35 18
19 0 - DERİN ADIGÜZEL 10 / 0 10 4 9.00 17 1 16.75 12 2 11.50 16 7 14.25 55.00 14.00 51.50 306.000 429 38 37 19
20 0 - MİRAÇ ÇANDUR 10 / 0 14 8 12.00 15 9 12.75 14 3 13.25 13 10 10.50 56.00 30.00 48.50 294.000 488 40 39 20
21 0 - KUDRET CİP 0 / 0 12 6 10.50 15 5 13.75 13 3 12.25 12 8 10.00 52.00 22.00 46.50 286.000 541 42 41 21
22 0 - METİN ÖKSÜZOĞLU 10 / 0 11 8 9.00 16 2 15.50 12 2 11.50 10 4 9.00 49.00 16.00 45.00 280.000 583 44 43 22
23 0 - ATAY AKSOY 0 / 0 13 7 11.25 12 9 9.75 10 4 9.00 16 7 14.25 51.00 27.00 44.25 277.000 598 46 45 23
24 0 - BADE YILMAZ 0 / 0 15 9 12.75 14 8 12.00 8 2 7.50 13 6 11.50 50.00 25.00 43.75 275.000 613 48 47 24
25 0 - EGE GÜN 10 / 0 10 11 7.25 15 8 13.00 16 4 15.00 10 9 7.75 51.00 32.00 43.00 272.000 640 50 49 25
26 0 - DORUK TÜRKAN 10 / 0 14 10 11.50 15 8 13.00 13 5 11.75 10 15 6.25 52.00 38.00 42.50 270.000 651 52 51 26
27 0 - ETKA TURGUT 0 / 0 5 2 4.50 14 2 13.50 15 6 13.50 12 4 11.00 46.00 14.00 42.50 270.000 651 52 51 26
28 0 - ELİFNUR ÖZSOY 0 / 0 16 4 15.00 13 6 11.50 5 2 4.50 11 8 9.00 45.00 20.00 40.00 260.000 719 57 55 28
29 0 - BUKET BOZKONT 0 / 0 11 4 10.00 12 7 10.25 10 3 9.25 12 6 10.50 45.00 20.00 40.00 260.000 719 57 55 28
30 0 - HİDAYET MOLLAHAMUT 10 / 0 14 8 12.00 10 2 9.50 8 12 5.00 15 7 13.25 47.00 29.00 39.75 259.000 731 61 59 30
31 0 - EREN DENİZYILDIZ 0 / 0 9 16 5.00 12 10 9.50 14 4 13.00 13 11 10.25 48.00 41.00 37.75 251.000 796 66 61 31
32 0 - EMİNE MİNE AKYILDIZ 10 / 0 7 11 4.25 13 7 11.25 11 3 10.25 13 8 11.00 44.00 29.00 36.75 247.000 831 68 63 32
33 0 - SELİN GÖZİŞ 0 / 0 9 9 6.75 12 8 10.00 10 5 8.75 11 7 9.25 42.00 29.00 34.75 239.000 885 70 65 33
34 0 - ALPEREN ÇENTE 10 / 0 4 10 1.50 13 4 12.00 12 1 11.75 10 7 8.25 39.00 22.00 33.50 234.000 912 72 67 34
35 0 - BEGÜM ARAZ 10 / 0 10 9 7.75 6 11 3.25 6 3 5.25 7 3 6.25 29.00 26.00 22.50 190.000 1279 89 70 35
36 0 - MEHMET DEMİR TÜRKAN 0 / 0 2 1 1.75 11 11 8.25 9 3 8.25 6 7 4.25 28.00 22.00 22.50 190.000 1279 89 70 35
37 0 - MİNA DEDELER 10 / 0 8 14 4.50 8 6 6.50 5 10 2.50 7 16 3.00 28.00 46.00 16.50 166.000 1462 99 74 37


