
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT 7.SINIF GELİŞİM VE DEĞERLENDİRME-3 1122 271 56 56

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra / % Sıra / % Sıra / % Sıra / %

Genel Ortalama 12.38 6.19 10.31 7.21 2.27 6.46 6.80 2.66 5.92 6.75 2.24 6.00 9.79 6.62 7.58 11.18 6.89 8.88 54.11 26.88 45.15 340.920

Okul Ortalaması 14.82 4.88 13.20 8.23 1.71 7.66 7.43 2.52 6.59 8.68 1.25 8.26 12.62 5.34 10.84 14.00 5.54 12.15 65.79 21.23 58.71 386.963

1 0 - MERT ANIL ÖREN 0 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 19 1 18.67 87.00 3.00 86.01 487.631 5 1 1 1
%0.45 %0 %0 %0

2 0 - EREN YAPRAKGÜL 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 18 2 17.33 19 1 18.67 84.00 6.00 82.00 469.189 35 8 2 2
%3.12 %3.0 %3.6 %4

3 0 - NAZ SELVİTOPU 7 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 18 1 17.67 83.00 6.00 81.01 466.868 41 11 3 3
%3.65 %4.1 %5.4 %5

4 663 - EMİR ERDUMAN 7 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 18 2 17.33 18 2 17.33 82.00 8.00 79.33 461.970 49 13 4 4
%4.37 %4.8 %7.1 %7

5 0 - MİHRN AZ SELÇUK 0 / 0 19 1 18.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 18 2 17.33 17 3 16.00 80.00 10.00 76.66 457.585 67 15 5 5
%5.97 %5.5 %8.9 %9

6 0 - AYSİMA ÇİMEN 0 / 0 17 2 16.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 17 2 16.33 18 2 17.33 80.00 8.00 77.32 453.286 85 19 6 6
%7.58 %7.0 %10.7 %11

7 0 - UMAY KILINÇ 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 16 3 15.00 17 3 16.00 79.00 10.00 75.67 445.632 110 24 7 7
%9.80 %8.9 %12.5 %12

8 0 - KERİM TOPSAKAL 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 17 2 16.33 16 4 14.67 78.00 11.00 74.33 444.950 115 25 8 8
%10.25 %9.2 %14.3 %14

9 0 - CANER POLATCAN 0 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 16 3 15.00 16 4 14.67 78.00 11.00 74.33 440.560 131 29 9 9
%11.68 %10.7 %16.1 %16

10 0 - ŞULE KARGACI 7 / 0 16 4 14.67 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 18 2 17.33 16 4 14.67 77.00 13.00 72.67 439.609 137 31 10 10
%12.21 %11.4 %17.9 %18

11 0 - LİVA BIYIKLI 0 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 15 3 14.00 16 3 15.00 78.00 9.00 75.00 439.426 139 32 11 11
%12.39 %11.8 %19.6 %20

12 0 - EYMEN KAYA 0 / 0 20 0 20.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 16 4 14.67 15 5 13.33 76.00 14.00 71.33 437.598 148 35 12 12
%13.19 %12.9 %21.4 %21

13 1109 - EGE DİNÇER 7 / E 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 17 2 16.33 16 4 14.67 76.00 13.00 71.66 437.351 152 36 13 13
%13.55 %13.3 %23.2 %23

14 0 - ENES ERCİYEŞ 0 / 0 16 3 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 18 2 17.33 15 5 13.33 76.00 13.00 71.66 436.204 158 38 14 14
%14.08 %14.0 %25.0 %25

15 0 - DİLARA UYGAÇ 0 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 17 3 16.00 17 3 16.00 74.00 16.00 68.67 434.938 163 39 15 15
%14.53 %14.4 %26.8 %27

16 169 - YAĞIZ KAR 7 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 16 3 15.00 17 3 16.00 75.00 14.00 70.33 434.028 167 40 16 16
%14.88 %14.8 %28.6 %29

17 0 - DURU ÇİL 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 16 4 14.67 16 4 14.67 75.00 15.00 70.01 426.442 202 44 17 17
%18.00 %16.2 %30.4 %30
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Genel Ortalama 12.38 6.19 10.31 7.21 2.27 6.46 6.80 2.66 5.92 6.75 2.24 6.00 9.79 6.62 7.58 11.18 6.89 8.88 54.11 26.88 45.15 340.920

Okul Ortalaması 14.82 4.88 13.20 8.23 1.71 7.66 7.43 2.52 6.59 8.68 1.25 8.26 12.62 5.34 10.84 14.00 5.54 12.15 65.79 21.23 58.71 386.963

18 0 - MELİS BAĞCI 0 / 0 14 6 12.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 17 3 16.00 18 2 17.33 73.00 17.00 67.33 426.122 205 46 18 18
%18.27 %17.0 %32.1 %32

19 576 - ÇINAR GÜNER 7 / E 15 5 13.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 15 5 13.33 17 3 16.00 75.00 15.00 69.99 421.965 225 49 19 19
%20.05 %18.1 %33.9 %34

20 911 - ALİ ÇINAR KIRAN 7 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 5 5 3.33 9 1 8.67 17 1 16.67 16 4 14.67 70.00 18.00 64.01 417.034 244 51 20 20
%21.75 %18.8 %35.7 %36

21 0 - MİNA ZALOĞ LU 0 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 15 4 13.67 14 6 12.00 73.00 16.00 67.67 416.716 245 52 21 21
%21.84 %19.2 %37.5 %38

22 0 - UTKU BORAN ALMAZ 0 / 0 18 2 17.33 9 0 9.00 8 2 7.33 8 2 7.33 13 6 11.00 16 3 15.00 72.00 15.00 66.99 416.643 246 53 22 22
%21.93 %19.6 %39.3 %39

23 0 - AYKUT KUTLU 0 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 13 6 11.00 14 6 12.00 74.00 15.00 69.00 413.626 264 57 23 23
%23.53 %21.0 %41.1 %41

24 0 - MİNANUR DARÇIN 0 / 0 16 4 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 5 5 3.33 15 5 13.33 16 4 14.67 70.00 20.00 63.33 412.265 270 58 24 24
%24.06 %21.4 %42.9 %43

25 0 - AHMET EMRE ALAN 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 15 4 13.67 14 6 12.00 71.00 18.00 65.01 409.402 287 59 25 25
%25.58 %21.8 %44.6 %45

26 0 - ELA BEREN YILDIZ 7 / 0 15 4 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 13 7 10.67 17 2 16.33 72.00 16.00 66.67 409.084 289 60 26 26
%25.76 %22.1 %46.4 %46

27 0 - DORUK EGE ACAR 0 / 0 15 5 13.33 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 13 5 11.33 18 2 17.33 70.00 18.00 63.99 407.758 291 61 27 27
%25.94 %22.5 %48.2 %48

28 920 - TALHA TUNCER 7 / E 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 12 8 9.33 17 3 16.00 72.00 18.00 66.00 402.648 316 66 28 28
%28.16 %24.4 %50.0 %50

29 0 - BERKAY GÖKÇETİN 7 / 0 15 4 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 12 4 10.67 14 5 12.33 70.00 14.00 65.34 398.956 337 67 29 29
%30.04 %24.7 %51.8 %52

30 0 - ZEYNEP TURAN 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 13 6 11.00 14 6 12.00 70.00 19.00 63.67 398.446 339 69 30 30
%30.21 %25.5 %53.6 %54

31 0 - SELİM OCAKTAN 0 / 0 17 3 16.00 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 11 6 9.00 16 4 14.67 66.00 21.00 59.01 392.523 363 73 31 31
%32.35 %26.9 %55.4 %55

32 0 - OSMAN POYRAZ AKALAN 0 / 0 12 8 9.33 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 15 3 14.00 15 5 13.33 66.00 22.00 58.66 390.441 378 81 32 32
%33.69 %29.9 %57.1 %57

33 0 - SADIK ENDOĞAN 0 / 0 15 4 13.67 8 1 7.67 6 3 5.00 7 3 6.00 15 3 14.00 12 7 9.67 63.00 21.00 56.01 388.998 380 83 33 33
%33.87 %30.6 %58.9 %59

34 388 - TOPRAK EKİN KAPAR 7 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 12 7 9.67 11 8 8.33 68.00 20.00 61.34 386.215 398 86 34 34
%35.47 %31.7 %60.7 %61
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Genel Ortalama 12.38 6.19 10.31 7.21 2.27 6.46 6.80 2.66 5.92 6.75 2.24 6.00 9.79 6.62 7.58 11.18 6.89 8.88 54.11 26.88 45.15 340.920

Okul Ortalaması 14.82 4.88 13.20 8.23 1.71 7.66 7.43 2.52 6.59 8.68 1.25 8.26 12.62 5.34 10.84 14.00 5.54 12.15 65.79 21.23 58.71 386.963

35 0 - RÜZGAR ŞENTÜRK 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 3 9.00 14 6 12.00 64.00 19.00 57.67 382.780 417 90 35 35
%37.17 %33.2 %62.5 %62

36 0 - EFE TEMEL 0 / 0 15 4 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 5 8.33 13 7 10.67 65.00 19.00 58.67 376.676 444 94 36 36
%39.57 %34.7 %64.3 %64

37 145 - SEHERNAZ CİHANER 7 / 0 16 4 14.67 6 4 4.67 7 3 6.00 10 0 10.00 10 10 6.67 14 6 12.00 63.00 27.00 54.01 367.902 486 100 37 37
%43.32 %36.9 %66.1 %66

38 0 - BARBAROS ÖZALP 7 / E 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 6 8.00 12 8 9.33 63.00 23.00 55.33 363.588 505 103 38 38
%45.01 %38.0 %67.9 %68

39 0 - ÖMER ÖZCAN 0 / 0 12 7 9.67 10 0 10.00 5 4 3.67 10 0 10.00 10 5 8.33 13 4 11.67 60.00 20.00 53.34 360.948 517 108 39 39
%46.08 %39.9 %69.6 %70

40 0 - FURKAN TUNÇ 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 10 5.67 12 8 9.33 62.00 27.00 53.00 358.177 522 112 40 40
%46.52 %41.3 %71.4 %71

41 0 - DENİZ Ö *EN 0 / 0 13 7 10.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 8 9 5.00 15 5 13.33 60.00 26.00 51.33 352.996 547 115 41 41
%48.75 %42.4 %73.2 %73

42 764 - ECESU DAĞLAR 7 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 13 2.67 10 10 6.67 61.00 29.00 51.34 346.689 570 118 42 42
%50.80 %43.5 %75.0 %75

43 0 - KAAN ERDEM ÖZER 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 9 1.00 13 7 10.67 59.00 24.00 51.01 342.530 585 123 43 43
%52.14 %45.4 %76.8 %77

44 0 - BENYAMİN MOHSENİ 7 / 0 11 9 8.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 13 5 11.33 14 6 12.00 50.00 38.00 37.33 340.984 588 124 44 44
%52.41 %45.8 %78.6 %79

45 0 - ENDA ZEYNEP ŞEN 0 / 0 13 5 11.33 9 1 8.67 7 3 6.00 8 1 7.67 5 4 3.67 10 5 8.33 52.00 19.00 45.67 330.302 629 129 45 45
%56.06 %47.6 %80.4 %80

46 0 - AYBÜKE ADA ÖZBEK 7 / 0 5 14 0.33 8 2 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 12 8 9.33 16 4 14.67 53.00 36.00 40.99 329.138 633 131 46 46
%56.42 %48.3 %82.1 %82

47 0 - AZRA KARAHANOĞLU 0 / 0 11 9 8.00 5 5 3.33 7 3 6.00 8 2 7.33 10 6 8.00 11 8 8.33 52.00 33.00 40.99 328.410 638 132 47 47
%56.86 %48.7 %83.9 %84

48 0 - ZÜMRA ÖZÇELİK 0 / 0 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 10 5 8.33 7 13 2.67 54.00 31.00 43.67 328.309 639 133 48 48
%56.95 %49.1 %85.7 %86

49 0 - IRMAK ÇAĞLAR 0 / 0 14 6 12.00 6 3 5.00 5 4 3.67 9 1 8.67 5 5 3.33 10 6 8.00 49.00 25.00 40.67 320.961 669 137 49 49
%59.63 %50.6 %87.5 %88

50 0 - KEREM METİN 7 / 0 15 5 13.33 7 3 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 10 9 7.00 6 14 1.33 47.00 42.00 32.99 310.403 711 146 50 50
%63.37 %53.9 %89.3 %89

51 0 - EMİR CAHİT ESMER 0 / 0 9 8 6.33 8 2 7.33 4 6 2.00 6 3 5.00 5 2 4.33 10 7 7.67 42.00 28.00 32.66 298.377 754 152 51 51
%67.20 %56.1 %91.1 %91
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Genel Ortalama 12.38 6.19 10.31 7.21 2.27 6.46 6.80 2.66 5.92 6.75 2.24 6.00 9.79 6.62 7.58 11.18 6.89 8.88 54.11 26.88 45.15 340.920

Okul Ortalaması 14.82 4.88 13.20 8.23 1.71 7.66 7.43 2.52 6.59 8.68 1.25 8.26 12.62 5.34 10.84 14.00 5.54 12.15 65.79 21.23 58.71 386.963

52 0 - KUTAY KEÇİCİ 0 / 0 12 8 9.33 7 3 6.00 5 5 3.33 9 1 8.67 5 15 0.00 11 9 8.00 49.00 41.00 35.33 295.453 768 157 52 52
%68.45 %57.9 %92.9 %93

53 0 - EYMEN PAK 0 / 0 8 9 5.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 5 2.33 8 6 6.00 6 11 2.33 42.00 35.00 30.32 286.671 798 163 53 53
%71.12 %60.1 %94.6 %95

54 0 - BİLGE AKTAŞ 0 / 0 9 10 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 9 1 8.67 8 11 4.33 7 13 2.67 44.00 44.00 29.34 280.147 828 166 54 54
%73.80 %61.3 %96.4 %96

55 0 - KEREM BAĞ CI 0 / 0 6 14 1.33 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 8 12 4.00 6 14 1.33 33.00 57.00 14.00 242.252 951 182 55 55
%84.76 %67.2 %98.2 %98

56 901 - ELİDA DENİZ UÇAR 7 / 0 4 16 -1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 7 3 6.00 2 18 -4.00 9 11 5.33 27.00 63.00 6.00 204.134 1055 225 56 56
%94.03 %83.0 %100.0 %100


