
SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHU GÖNÜL KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
285,943 234,120 71 84 90 990 7393

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
233,505 218,750 83 99 106 1293 11226

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 8 5 6,75 23 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 12 5 10,75 27 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 6 4 5,00 36 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 3 3 2,25 17 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 17 10 14,50 36 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 106 38 96,62 35 111,84 114,43 78,87

Matematik   b DB    Decb eA  BCB E          D C AA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri e  bdDEA  AeEA aC d Bb D   edACEBEeC  AE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,893 184,880 33 40 42 760 8641

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
171,653 234,120 110 128 139 2165 23692

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
217,938 218,750 94 111 119 1547 14117

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 7 4 6,00 20

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 13 17,75 44 3,52 3,64 6,22

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,34 0,37 0,93

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 0,31 0,37 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,11 0,12 0,29

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,18 0,19 0,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,24 0,25 0,68

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 5 1 4,75 12 1,19 1,29 3,21

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 2 1 1,75 4 15,63 16,62 8,13

Toplam: 280 68 44 57,00 20 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 cDAcaBE baAAEEDCAe  cCe b ECCAd aAEaBCDe

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Sosyal-2   A          D      E           C  B c        

Cevap Anahtarı B DDACAEBBDEDABDCCEABEEDBECCDDDBEBCCABDEACDBCDEE

Matematik e            D     B                    

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
DİVAN EDEBİYATI 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 2 1 50
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 0 25
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 1 0
ŞİİR 3 2 0 67
ROMAN 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
318,405 184,880 1 1 1 60 680

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
199,913 234,120 106 124 134 1779 16379

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
257,885 218,750 54 67 71 930 7395

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 16 4 15,00 50

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 5 1 4,75 24

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 14 21,50 54 3,52 3,64 6,22

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 0,34 0,37 0,93

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 0,31 0,37 0,93

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,11 0,12 0,29

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,18 0,19 0,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 0,24 0,25 0,68

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 29 10 26,50 66 1,19 1,29 3,21

Matematik-2 30 0 4 -1,00 -3 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 0 4 -1,00 -3 15,63 16,62 8,13

Toplam: 280 121 47 109,25 39 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 aDABcBEcecAAEEDCAaacBe bbbECCAEECAEcBCDe

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Sosyal-2  DACcdBaDEDABDCCEcBbEcaECCDDDBbcCaABDEAC      

Cevap Anahtarı B DDACAEBBDEDABDCCEABEEDBECCDDDBEBCCABDEACDBCDEE

Matematik   b        b b e                        

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
DİVAN EDEBİYATI 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 2 1 50
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 3 25
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 1 0
ŞİİR 3 1 2 33
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 3 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 2 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 0 2 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
275,543 234,120 74 87 93 1052 8095

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
232,115 218,750 86 102 109 1320 11479

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 9 2 8,50 28 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 11 3 10,25 26 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 2 0 2,00 14 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 3 3 2,25 17 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 12 4 11,00 28 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 100 30 92,62 33 111,84 114,43 78,87

Matematik  Db   B   D   e   CBC C C  B   A C    e 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri        AA      aC d c  DA  D ACEBEeC    

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,340 184,880 57 67 70 1091 11231

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
349,080 234,120 37 47 50 513 3632

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
281,190 218,750 33 44 46 614 4459

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

Matematik-1 30 19 4 18,00 60

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 25 4 24,00 60 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 1 7,75 55 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 22 8 20,00 50 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 131 27 124,25 44 111,84 114,43 78,87

Matematik ADACDC BE DeeDe  BA C  D E  CC CCdCADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri   AC AC  EEdAACBC DAdDa beAeBEDACE ec  E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,178 184,880 42 50 52 866 9571

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
374,328 234,120 23 32 34 356 2436

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
276,798 218,750 37 48 50 670 4978

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 21 5 19,75 66

Geometri 10 5 2 4,50 45

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 19 6 17,50 58 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 3 4 2,00 20 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 22 10 19,50 49 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 32 6 30,50 76 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 146 35 137,25 49 111,84 114,43 78,87

Matematik ADACDCD EBDcd CDb ADCBCeCcB a cC AdA b d

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCACbAEEBcACB dDACeBDECACaEDeCEBC ADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 2 2 50
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
344,388 234,120 40 50 54 541 3886

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
275,205 218,750 38 49 51 687 5133

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 16 1 15,75 53 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 26 1 25,75 64 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 10 2 9,50 68 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 23 9 20,75 52 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 126 33 117,87 42 111,84 114,43 78,87

Matematik  DAAD   EDDC eDCA  BC C  D   CCADCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri B A CDEAACAdaAeBCD  aCCDd bD AeEBECe  Ac

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
239,118 184,880 12 15 15 332 4229

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
226,378 234,120 93 110 120 1502 12362

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
281,668 218,750 32 43 45 608 4399

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 19 4 18,00 60

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 7 5 5,75 29

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 7 8 5,00 28 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 20,75 52 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 9 9 6,75 23 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 9 9 6,75 17 15,63 16,62 8,13

Toplam: 280 106 51 93,25 33 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 BDccDeEaCccAEEceADbe e  ECbACCEECABEDAcC

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik eDb a   a DeCedc BAa  CDCE              

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 1 3 25
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 1 25
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 1 0
ŞİİR 3 1 2 33
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,628 184,880 41 49 51 857 9487

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
391,645 234,120 15 22 24 269 1713

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
286,978 218,750 30 40 42 553 3877

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 21 3 20,25 68

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 24 4 23,00 58 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 34 4 33,00 83 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 150 27 143,25 51 111,84 114,43 78,87

Matematik  eACD   E D CeCaCBADCBC  E  CaDCCA  DAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACdACDAEEBAACBC DAd BDECAeaEDACEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,623 184,880 20 25 27 531 6621

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
447,550 234,120 3 4 5 46 306

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
333,418 218,750 5 7 9 146 985

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 25 5 23,75 79 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 35 5 33,75 84 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 177 23 171,25 61 111,84 114,43 78,87

Matematik CDAADdBCEDDeeeDCcDCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBAeEBECCDDeb

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,418 184,880 94 110 116 1521 14472

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
261,325 234,120 77 90 99 1181 9208

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
231,713 218,750 87 103 110 1327 11541

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 18 10 15,50 52

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 26 11 23,25 58

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 9 11 6,25 31

Matematik-2 30 12 16 8,00 27 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 5 5 3,75 38 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 17 21 11,75 29 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 2 11 -0,75 -5 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 4 8 2,00 15 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 12 24 6,00 15 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 106 82 85,50 31 111,84 114,43 78,87

Matematik ebbcDBabdacdcDDCAabBCc EbbC BCCdcdDbCAAb

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri eecbbecbA cdEeddaebABeeDc E BeeEcEdCD cE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 4 2 2 50
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,625 184,880 32 39 41 717 8465

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
416,600 234,120 8 14 16 149 978

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
308,835 218,750 15 22 24 315 2207

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 19 5 17,75 59

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 21 8 19,00 63 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 31 8 29,00 73 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 35 4 34,00 85 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 161 25 154,75 55 111,84 114,43 78,87

Matematik eDbdD DBEBDeCeCcaBADCBCDCEBBeCDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAdCACDAEEBAACBCdDACDBDECAeBbDACEBCDA E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR VATANSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,790 184,880 48 57 59 931 10057

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
397,028 234,120 13 20 22 238 1523

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
291,000 218,750 24 33 35 505 3507

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 25 1 24,75 83

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 26 2 25,50 64 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 11 0 11,00 85 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 34 3 33,25 83 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 149 21 143,75 51 111,84 114,43 78,87

Matematik CDA DBBCE DbDDD AD  CBCa DCBBC AD D  A  

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACbDEAACAdEAC CDEABC DADED AeEBECCDDAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,850 184,880 55 65 68 1050 10941

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
339,648 234,120 43 54 58 576 4116

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
235,500 218,750 81 97 104 1261 10897

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 20 2 19,50 65

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 8 4 7,00 18 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 11 3 10,25 73 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 34 5 32,75 82 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 127 22 121,50 43 111,84 114,43 78,87

Matematik  Db D eBE c  e   BA C C                 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAbCACDAEEdeACBCEDACDBDECAeBEDbCEBCDA E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,893 184,880 100 116 122 1687 15873

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
252,933 234,120 81 96 105 1258 9853

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
212,088 218,750 98 116 124 1647 15218

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 16 6 14,50 48

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 5 10 2,50 8 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 10 13 6,75 17 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 7 5 5,75 41 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 15 16 11,00 28 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 96 62 80,50 29 111,84 114,43 78,87

Matematik e be B    DC eeeAea C     e  beAeCDb AA 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri eB b DEeACbdEACaC c Be    aDeAebBdCec Ab

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN   AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,760 184,880 30 37 39 687 8225

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
327,533 234,120 49 62 67 669 4809

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
262,740 218,750 47 60 62 847 6674

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 10 8 8,00 27 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 14 8 12,00 30 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 7 7 5,25 38 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 22 14 18,50 46 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 133 40 123,00 44 111,84 114,43 78,87

Matematik C bADB  c Ddee dA dBC  EC    e A CDA    

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBcbdbEdACbdEACBCDEbcee A  DBeeEBECCD eE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,493 184,880 54 63 66 995 10538

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
315,940 234,120 55 68 74 760 5503

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
246,913 218,750 66 82 88 1110 9057

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

Matematik-1 30 27 1 26,75 89

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 11 2 10,50 26 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 9 3 8,25 59 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 23 9 20,75 52 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 121 28 114,00 41 111,84 114,43 78,87

Matematik  DACD  B  D  DCD dAD  b                 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri ed  bACDAEEBAACBCEDAC BD e CBEbA ccd  eE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
260,548 184,880 6 9 9 232 2713

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
174,613 234,120 109 127 138 2128 23094

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
224,843 218,750 91 107 115 1427 12793

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 7 4 6,00 20

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 16 19,00 48 3,52 3,64 6,22

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 0,34 0,37 0,93

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 0,31 0,37 0,93

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,11 0,12 0,29

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,18 0,19 0,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,24 0,25 0,68

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 22 10 19,50 49 1,19 1,29 3,21

Toplam: 280 91 53 77,75 28 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 abAccecBdEAAEEDCADC aCbbbCECCAddeAcBBCDe

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Sosyal-2 a AbcEBeDE ABDCCEd bEaccC  DDB  CbABDEA       

Cevap Anahtarı B DDACAEBBDEDABDCCEABEEDBECCDDDBEBCCABDEACDBCDEE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
DİVAN EDEBİYATI 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 3 0 75
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 3 1 75
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 1 0
ŞİİR 3 2 0 67
ROMAN 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 3 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 1 50
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,453 184,880 24 29 31 560 6952

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
446,368 234,120 4 5 6 49 325

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
331,863 218,750 6 9 11 153 1048

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 24 5 22,75 76

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 35 4 34,00 85 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 175 22 169,50 61 111,84 114,43 78,87

Matematik CDAADBBCEDDCeDeCcDCBCBCE DCBBCCAeCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACCDEAACABEACBCDdABCCDAbEDBAeEBECCDDAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
253,902 184,880 8 11 11 254 3096

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
214,138 234,120 100 117 127 1628 13853

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
229,065 218,750 89 105 112 1371 12011

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 20 8,00 20 3,52 3,64 6,22

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 0,34 0,37 0,93

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 0,31 0,37 0,93

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,11 0,12 0,29

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,18 0,19 0,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,24 0,25 0,68

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 17 7 15,25 38 1,19 1,29 3,21

Toplam: 280 107 50 94,62 34 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 deAccacBC A E   ADbc CeaEddAeCcbaAaaaA d

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Sosyal-2 AC eB cEDDEdaDcBA    Ea DEC  Ba   D A         

Cevap Anahtarı A ACDDBBAEDDEECDABACEBDEBCDECEDBDCCBDBACAEEBCDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 2 0 50
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 2 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 2 1 67
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 2 0 67
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 2 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KOÇİNKAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,945 184,880 51 60 62 955 10235

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
321,415 234,120 53 66 72 722 5198

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
248,435 218,750 63 79 84 1088 8817

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 16 5 14,75 49

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 12 6 10,50 26 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 9 3 8,25 59 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 126 36 117,00 42 111,84 114,43 78,87

Matematik CebA B    DeD  C   B  aE         CDbbAA 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri   AbCDdAACAdEACBCaEcBCbDA EDdAedBECeDbeE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
305,543 234,120 62 75 81 842 6125

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
245,320 218,750 68 84 90 1126 9293

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 11 8 9,00 30 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 17 8 15,00 38 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 5 6,75 48 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 21 14 17,50 44 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 115 45 103,87 37 111,84 114,43 78,87

Matematik  DAbeB  dDDb e eA  BC d b CBB    CDACAA 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri  BAbbDEdACedEACBC EbaeCDb EDaAeEaECeD  b

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN ÇAKMAKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
250,015 184,880 10 13 13 268 3376

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
214,210 234,120 99 116 126 1626 13840

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
260,823 218,750 52 65 68 888 6967

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 18 4 17,00 57

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 8 4 7,00 39 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 12 18,00 45 3,52 3,64 6,22

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 0,34 0,37 0,93

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 0,31 0,37 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,11 0,12 0,29

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,18 0,19 0,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,24 0,25 0,68

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 10 6 8,50 21 1,19 1,29 3,21

Matematik-2 30 5 8 3,00 10 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 7 9 4,75 12 15,63 16,62 8,13

Toplam: 280 103 43 92,25 33 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 eDAcDBd  cAAEEDCAD  a  ebCECCbE dAaeBCDd

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Sosyal-2 DaAbcd BDEb BDC  A  Ec                        

Cevap Anahtarı B DDACAEBBDEDABDCCEABEEDBECCDDDBEBCCABDEACDBCDEE

Matematik CDceDe    D cDea  dd            c  A A  

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 2 1 50
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 1 25
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 1 0 33
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 2 0 67
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
272,123 234,120 75 88 96 1077 8395

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
241,845 218,750 73 89 95 1171 9855

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 15 5 13,75 34 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 4 7 2,25 16 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 10 13 6,75 17 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 102 41 91,87 33 111,84 114,43 78,87

Matematik   A b DBE be     BA a C        CCACADeAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri e ebbd DeEEd A a E b  aDc Ae E A  Be    

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CERENNUR KABAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
252,547 184,880 9 12 12 259 3176

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
249,388 234,120 82 98 107 1290 10148

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
311,580 218,750 14 19 21 296 2065

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 23,00 58 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 13 7 11,25 38 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 2 3 1,25 13 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 15 10 12,50 31 15,63 16,62 8,13

Toplam: 280 118 45 106,87 38 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 abAeDBbcCaAAEEDCADC aCbb CECCAEECAaeaCDA

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Matematik  bA DB eEDDCc eCAD BC bc  C  bbb eD C   

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 2 1 50
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 2 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 2 0 67
ROMAN 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 2 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ETİRLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,155 184,880 93 109 114 1463 14137

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
307,695 234,120 61 74 80 823 5991

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
262,700 218,750 48 61 63 849 6680

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 15 7 13,25 44

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 23 3 22,25 56 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 4 6 2,50 18 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 4 5 2,75 21 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 15 14 11,50 29 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 114 44 103,00 37 111,84 114,43 78,87

Matematik CDAADB dE DCDD  A  c  CEC Cd C    DACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri eB bdc  d eBEACBaDEba  ed   BAebBECCc  E

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ DEMİRCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
240,198 234,120 88 104 113 1376 10964

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
214,045 218,750 97 115 123 1622 14859

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 5 5 3,75 9 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 3 5 1,75 13 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 4 4 3,00 23 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 9 14 5,50 14 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 91 42 80,62 29 111,84 114,43 78,87

Matematik CDb D     De b e    Ce                  

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri B b  e dd  eEA dC E Bb Dd b   edBdee   E

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,838 184,880 56 66 69 1051 10943

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
341,853 234,120 41 52 56 559 4017

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
271,618 218,750 40 52 54 728 5553

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 15 2 14,50 73

Matematik-2 30 15 3 14,25 48 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 21 4 20,00 50 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 10 4 9,00 64 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 6 3 5,25 40 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 24 12 21,00 53 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 131 34 122,50 44 111,84 114,43 78,87

Matematik  DACD a   D eDCc BA C CD E  CC C  CADbAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAdbACeAEEBcAC CEb   aDECdeBEbbCaBCDADb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SU KAHYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,758 184,880 107 125 136 2096 23568

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
257,845 234,120 79 92 101 1222 9479

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
201,343 218,750 104 122 131 1818 17343

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 11 8 9,00 30

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 9 11 6,25 21 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 14 13 10,75 27 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 6 6 4,50 32 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 20 16 16,00 40 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 89 71 71,25 25 111,84 114,43 78,87

Matematik eDAAcBd  eDe b ec b CB E bCd   b CDA AAb

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri eBAb ecAeC BcACaCed aeCDADbD AeEaECCDbAc

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
357,038 234,120 33 43 46 463 3209

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
271,035 218,750 41 53 55 731 5607

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 17 6 15,50 52 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 26 7 24,25 61 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 11 3 10,25 73 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 132 40 122,12 44 111,84 114,43 78,87

Matematik CDAbDBB  DDe DeCc dBCBCE  C BdeADCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACdDEAAeeBEACBCDEeaCCDdDbDBAeEBEeCD Ac

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CEYHUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,237 184,880 52 61 64 975 10379

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
326,223 234,120 50 63 68 677 4895

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
256,760 218,750 55 68 72 954 7569

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 1 4,75 12 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 12 1 11,75 39 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 14 1 13,75 34 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 4 7,00 50 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 27 6 25,50 64 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 123 31 115,37 41 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 BD eDB  C                               

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik  DA D DB  D eDCD  A   C  E     C  C     

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BB bb CcdEEBAACBCc ACDBD  Ae EDACEBC ADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,870 184,880 23 28 30 554 6896

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
356,745 234,120 34 44 47 465 3222

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
314,733 218,750 12 17 19 279 1867

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 8 11 5,25 26

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 2 12 -1,00 -6 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 17 12,75 32 3,52 3,64 6,22

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 0,34 0,37 0,93

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,31 0,37 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,11 0,12 0,29

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,18 0,19 0,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,24 0,25 0,68

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 3 3 2,25 6 1,19 1,29 3,21

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 31 3 30,25 76 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 149 74 130,50 47 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 BDAB Bd CcA a cedbd adbdEaECbAEcaAEB CDe

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Sosyal-2 bDACec                                        

Cevap Anahtarı B DDACAEBBDEDABDCCEABEEDBECCDDDBEBCCABDEACDBCDEE

Matematik CDbADBBCE DCDDDCADCBCBe C C  CCADCDAeA A

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA



Fen Bilimleri BBACCeEAACAeEA BCDEAeCdDd dDBAeEeECCbDAc

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
DİVAN EDEBİYATI 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 4 1 2 25
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 3 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 1 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,693 184,880 19 24 26 515 6478

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
201,795 234,120 105 122 132 1754 15959

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
244,935 218,750 70 86 92 1130 9355

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 12 3 11,25 38

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 16 17,00 43 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 3 6 1,50 4 15,63 16,62 8,13

Toplam: 280 87 41 76,75 27 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 BDAcDaaaCdAAEEcadDCe C eEbbAdCd bABEDeBC

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik  eb   Dd    C             d      bC    b

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 2 2 50
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 1 0
ŞİİR 3 1 2 33
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTINPINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
220,573 184,880 17 20 22 470 6117

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
426,240 234,120 6 9 11 110 738

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
313,173 218,750 13 18 20 289 1965

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 27 1 26,75 89

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 19 2 18,50 62 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 26 4 25,00 63 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 12 1 11,75 84 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 12 0 12,00 92 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 36 2 35,50 89 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 169 16 165,00 59 111,84 114,43 78,87

Matematik CD ADBB EDDC e CcDCBC  E  C BCaADCDA AAd

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACCDEAACd EACBCDEABCCDA EDBAeEBECCDDAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
239,273 234,120 89 105 114 1390 11056

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
207,095 218,750 100 118 126 1724 16189

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 3 7 1,25 3 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 3 2 2,50 19 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 10 12 7,00 18 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 90 42 79,62 28 111,84 114,43 78,87

Matematik  DAeb     e C      c       a  c    b    

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri e  dabe d E   Ca  D    D  cC d ACEBe deE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,573 184,880 105 123 134 2018 22043

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
237,483 234,120 91 107 116 1411 11245

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
199,378 218,750 105 123 133 1850 17816

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28

Matematik-1 30 14 3 13,25 44

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Matematik-2 30 10 6 8,50 28 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 10 7 8,25 21 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 2 2 1,50 11 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 12 10 9,50 24 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 78 46 66,50 24 111,84 114,43 78,87

Matematik  DbADB  E De  baA   C CEd  c      c     

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri        b d  EAC CDEead cA ED AeEdEde    

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOSTANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
334,938 234,120 45 57 62 616 4383

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
266,170 218,750 46 59 61 804 6230

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 24 6 22,50 56 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 9 4 8,00 57 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 8 1 7,75 60 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 23 10 20,50 51 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 124 39 114,37 41 111,84 114,43 78,87

Matematik ADb DdDBE D eeC aBADdBC  E   CDCC CADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eBAbbACDAEEBe C CE AC aD CAC EcAdEBebc E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,025 184,880 46 55 57 921 10012

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
366,058 234,120 27 37 39 403 2796

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
288,455 218,750 26 35 37 528 3716

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 7 3 6,25 63

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 17 5 15,75 53 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 26 6 24,50 61 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 8 1 7,75 60 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 143 41 132,75 47 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1                            A            

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik ADbCD bBE D CDec BA bBCD EB C DCCACADbAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCACbAEEBeACBCED   BDcC eBEcACEBece E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,165 184,880 96 112 118 1612 14994

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
248,933 234,120 83 99 108 1294 10180

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
205,750 218,750 101 119 128 1752 16477

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 5 7 3,25 8 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 4 5 2,75 20 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 4 3 3,25 25 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 90 39 80,25 29 111,84 114,43 78,87

Matematik C Ab B     b e C          C     ed c b  

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri  dbb eEdA   EAC CDE c  cd  DBAe BEde   E

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
145,693 184,880 108 126 137 2178 24637

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
204,445 234,120 103 120 130 1725 15433

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
180,123 218,750 109 127 138 2094 22836

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

Matematik-1 30 10 2 9,50 32

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 6 4 5,00 13 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 61 45 49,75 18 111,84 114,43 78,87

Matematik   AcDB    D cc     BC   d               

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri         be d cCaCcde  C      AeEBE   e  

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,345 184,880 21 26 28 535 6659

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
425,950 234,120 7 10 12 111 746

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
325,475 218,750 8 12 14 204 1318

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 32 4 31,00 78 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 169 23 163,25 58 111,84 114,43 78,87

Matematik  DbADBB EDDCDbcCADCBCBCECDC  CCADCDACAAc

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri cBACCDEAACABEACBCbEABaCDADEDBeC BECCDDcb

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BERKAY KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,245 184,880 95 111 117 1590 14768

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
296,938 234,120 70 83 89 904 6641

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
227,710 218,750 90 106 113 1389 12251

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 15 8 13,00 43

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 8 10 5,50 18 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 14 13 10,75 27 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 24 14 20,50 51 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 112 57 97,75 35 111,84 114,43 78,87

Matematik bbbC  eBd D dDCc BA     Ca  aacCCACdDb A

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri cBbddAeeAEEBAAC CEb CDaeECAeBdDAeEBeeADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
221,210 184,880 16 19 21 461 6046

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
461,130 234,120 2 2 3 26 121

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
345,800 218,750 3 4 5 94 559

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 30 28 1 27,75 93 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 37 2 36,50 91 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 181 13 177,75 63 111,84 114,43 78,87

Matematik CDAADBBCEDDCDeDCADCBCBCE DCBBCCbDCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACCDEAACeBEACBCDEABeCDADEDBAeEBECCDDAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,178 184,880 103 121 132 1919 20426

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
244,313 234,120 85 101 110 1338 10607

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
215,618 218,750 95 113 121 1598 14582

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Matematik-2 30 12 0 12,00 40 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 12 0 12,00 30 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 1 1 0,75 5 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 1 3 0,25 2 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 8 8 6,00 15 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 79 28 72,00 26 111,84 114,43 78,87

Matematik C A  B C   C  D A  BC CEC               

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri        d    E  ad    e D   DBAeEcECd  c 

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
243,508 184,880 11 14 14 305 3864

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
215,848 234,120 98 115 125 1606 13613

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
238,133 218,750 77 93 100 1216 10446

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

Matematik-1 30 11 7 9,25 31

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 9 12,75 32 3,52 3,64 6,22

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 0,34 0,37 0,93

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 0,31 0,37 0,93

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,11 0,12 0,29

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,18 0,19 0,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,24 0,25 0,68

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 18 9 15,75 39 1,19 1,29 3,21

Matematik-2 30 10 13 6,75 23 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 10 14 6,50 16 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 8 23 2,25 6 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 111 88 89,00 32 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 BeABDcc C c    CA       c bACC EbAaEeA C

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Sosyal-2    D  ecDcE  DcBAd daEd   CbDBDCC DBA AE      

Cevap Anahtarı A ACDDBBAEDDEECDABACEBDEBCDECEDBDCCBDBACAEEBCDED

Matematik cacCbdcBE DbCeeDaeADC b dE         b    

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA



Fen Bilimleri BddaddCedcacbbaa      dc   eBEbAdEcdDceE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 1 0 33
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 2 1 67
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 0 50
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 2 0 100
SEMBOLİK MANTIK 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,590 184,880 53 62 65 992 10511

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
365,550 234,120 28 38 40 406 2812

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
281,075 218,750 34 45 47 618 4478

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 26 4 25,00 83

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 18 8 16,00 53 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 25 9 22,75 57 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 5 6,75 48 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 143 48 131,00 47 111,84 114,43 78,87

Matematik ADbCD DBdBDeCeeD BADC CbC BBeaeC ACAD AA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eBcCbAC dEEdAACaCEaACDacECAeBEDACEBCDAbE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 2 2 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,023 184,880 88 104 109 1417 13753

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
303,998 234,120 65 78 84 852 6214

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
243,778 218,750 72 88 94 1143 9542

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 17 1 16,75 56

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 16 5 14,75 37 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 4 9 1,75 13 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 21 17 16,75 42 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 113 43 102,25 37 111,84 114,43 78,87

Matematik  Dc    B  DeC    BA b C  E  Ca CC CbDAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eBAbbde ccEcbACBCEDAC aDECAeBdDAdEadcADb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,515 184,880 61 73 77 1239 12477

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
317,108 234,120 54 67 73 750 5430

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
243,900 218,750 71 87 93 1140 9513

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 15 5 13,75 46

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 8 8 6,00 20 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 15 9 12,75 32 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 25 11 22,25 56 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 121 42 110,50 39 111,84 114,43 78,87

Matematik  eb DB   ace DeCA  BC   d  B eCA dDACAA 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri B ACaDEAcCbBEACBCDdABeC A bcBAeEcE dDDAd

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FIRAT BÖREKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,655 184,880 90 106 111 1430 13828

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
310,230 234,120 60 73 79 801 5841

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
271,885 218,750 39 51 53 726 5530

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 15 8 13,00 43

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 26 4 25,00 63 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 13 12 10,00 25 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 117 47 105,25 38 111,84 114,43 78,87

Matematik CD  DB C  DCeDeCcDCBCBCE   B CCAeCDACA A

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBbbbDEAdCedEA          A   BbeEaEed  Ab

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GEDİKLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,450 184,880 64 77 82 1353 13398

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
310,855 234,120 59 72 78 792 5791

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
232,745 218,750 85 101 108 1307 11359

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 16 5 14,75 49

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 8 8 6,00 20 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 13 11 10,25 26 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 4 7,00 50 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 26 10 23,50 59 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 117 45 105,75 38 111,84 114,43 78,87

Matematik  DA a  B  D abee  A a Cb E  aC Ce CADbdA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri B AdbA bbEEBAACBCcD C aDECAeBEDAbEBCDebE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,550 184,880 58 68 72 1143 11640

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
300,673 234,120 68 81 87 876 6412

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
247,380 218,750 65 81 87 1104 8984

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 17 5 15,75 53

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 16 1 15,75 79

Matematik-2 30 7 6 5,50 18 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 14 6 12,50 31 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 3 6 1,50 12 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 19 14 15,50 39 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 116 36 107,00 38 111,84 114,43 78,87

Matematik  Db    B  DbCbec  A C bD         ACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACaACcA EBeACBdd  C acbe ecEDeeEBd A E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
271,843 234,120 76 89 97 1079 8422

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
219,605 218,750 93 110 118 1518 13792

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 2 7 0,25 1 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 8 9 5,75 14 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 6 4 5,00 36 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 3 3 2,25 17 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 17 10 14,50 36 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 102 42 91,62 33 111,84 114,43 78,87

Matematik  ac   a   D ee a    a C        CCACc eAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAdb  a EEd ACa  D   B ce eB DAdEBC AeE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,030 184,880 14 17 18 431 5735

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
186,928 234,120 108 126 136 1970 20271

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
248,033 218,750 64 80 85 1092 8873

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 12 10 9,50 32

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 5 0,75 4

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 14 22,50 56 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 2 7 0,25 1 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 2 7 0,25 1 15,63 16,62 8,13

Toplam: 280 85 53 71,75 26 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 eDABDacdaEAAEEDCcDaDBbeabCECCAbEeAaBBCDA

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Matematik bedc       db   AD   c                  

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 3 0 75
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 4 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 1 0
ŞİİR 3 2 1 67
ROMAN 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SOYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,425 184,880 98 114 120 1654 15431

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
260,110 234,120 78 91 100 1193 9295

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
204,645 218,750 102 120 129 1773 16700

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 11 10 8,50 28

Geometri 10 4 3 3,25 33

TYT Matematik 40 15 13 11,75 29

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 5 9 2,75 9 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 6 10 3,50 9 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 6 7 4,25 30 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 4 4 3,00 23 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 19 14 15,50 39 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 98 59 83,25 30 111,84 114,43 78,87

Matematik be CD  Bc e ec c  c   C  E c   C d      

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri  BeCaACeccEdeACBC  eC aed  bdEcACEBCDA E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,730 184,880 99 115 121 1669 15592

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
254,358 234,120 80 94 103 1246 9749

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
222,695 218,750 92 109 117 1458 13182

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 14 6 12,50 42

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 30 12 8 10,00 33 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 1 3 0,25 3 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 13 11 10,25 26 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 4 8 2,00 14 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 12 19 7,25 18 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 96 59 81,25 29 111,84 114,43 78,87

Matematik CbbADB  E DCeee ADdBC   C a d eAe c     

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri e bbbeEAd bdEA aCD  dbeD   ccAeEcECe bAb

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,353 184,880 44 52 54 888 9763

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
387,053 234,120 17 24 26 288 1899

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
294,698 218,750 22 31 33 465 3218

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 1 28,75 72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 26 0 26,00 87

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Matematik-2 30 27 0 27,00 90 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 27 3 26,25 66 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 11 1 10,75 77 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 8 1 7,75 60 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 0 10,00 77 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 29 2 28,50 71 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 144 12 141,00 50 111,84 114,43 78,87

Matematik CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDC    d a d    

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACCDEAAC aE CBCDEABe D   DBACEBECC D  

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
304,953 234,120 63 76 82 845 6160

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
231,420 218,750 88 104 111 1333 11597

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 8 7 6,25 21 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 12 8 10,00 25 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 9 4 8,00 57 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 25 11 22,25 56 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 114 42 103,62 37 111,84 114,43 78,87

Matematik  Db bd B  DeCbd  BA CeC          ACbD A 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri B AdbACDdEEBeAaBCE  C BDECAeBdcACEBeDAec

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
156,103 184,880 104 122 133 2013 21904

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
238,573 234,120 90 106 115 1401 11130

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
207,563 218,750 99 117 125 1718 16088

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 13 8 11,00 28 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 5 5 3,75 27 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 3 2 2,50 19 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 11 14 7,50 19 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 82 58 67,50 24 111,84 114,43 78,87

Matematik eDc    Bb   CDac BA   C  E   da  ACe AAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri c c beC dEEB ACaCd A       eaEeAdEa   eb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,995 184,880 63 75 80 1281 12836

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
321,528 234,120 52 65 71 721 5191

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
234,685 218,750 82 98 105 1281 11038

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 18 2 17,50 58

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 12 8 10,00 33 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 12 8 10,00 25 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 11 2 10,50 75 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 119 31 111,25 40 111,84 114,43 78,87

Matematik ADACD aBd ccC ec BADa CD  c             

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACbA DdEEBAACaCdDAC aDECAedEDA EBCDAbE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLBİLGE BUÇUKCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,515 184,880 26 31 33 598 7402

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
387,140 234,120 16 23 25 287 1896

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
301,025 218,750 17 26 28 392 2734

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 27 2 26,50 88

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 16 3 15,25 51 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 25 4 24,00 60 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 9 3 8,25 59 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 154 29 146,75 52 111,84 114,43 78,87

Matematik CbbbDB  E DCDD CAD BC CE D    CAeCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri dBAbCb AAC BEACBCc  BCdDADEDcAeEBECCDDAc

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,912 184,880 47 56 58 928 10033

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
247,983 234,120 84 100 109 1303 10253

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
236,245 218,750 80 96 103 1251 10785

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 7 5,25 13 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 6 1 5,75 14 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 3 6 1,50 11 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 1 3 0,25 2 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 10 16 6,00 15 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 100 47 88,37 32 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 eDAcDa  C               E bA    b   bd C

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik A      BE Db     B    C                 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri     bA cAcadcA   b  C  e e eedDACEcCbceE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,540 184,880 60 72 76 1217 12278

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
332,260 234,120 47 59 64 632 4517

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
253,990 218,750 57 73 77 1004 7972

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 23 2 22,50 75

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 10 3 9,25 31 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 17 4 16,00 40 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 9 5 7,75 55 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 26 10 23,50 59 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 126 41 115,75 41 111,84 114,43 78,87

Matematik  Db DB  E De D Cc CBC          A CDbCAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri eBACCecAAecBEAC C d aeCDADE BACEBEbCDbAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,475 184,880 101 119 129 1804 17698

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
281,558 234,120 73 86 92 1014 7695

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
233,250 218,750 84 100 107 1300 11271

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

Matematik-1 30 19 3 18,25 61

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 15 5 13,75 46 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 4 4 3,00 30 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 19 9 16,75 42 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 4 1 3,75 27 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 4 2 3,50 27 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 14 4 13,00 33 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 98 44 87,00 31 111,84 114,43 78,87

Matematik CDbADBB EDDeDDDeb CBC a       eAeC bC Ae

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri     b   AC  EACaC   B  cA    AeEBE C   E

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARTALER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,900 184,880 89 105 110 1420 13776

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
353,078 234,120 36 46 49 491 3415

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
248,520 218,750 62 78 83 1086 8805

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 17 1 16,75 56

Geometri 10 2 4 1,00 10

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 10 3 9,25 46

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 18 6 16,50 41 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 11 0 11,00 85 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 34 3 33,25 83 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 127 26 120,50 43 111,84 114,43 78,87

Matematik  DbAD BC cDC D Ce C    d  CBB  ADCbA A b

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BeACCDEAACABEACBCDEABCC A EDBACEBECeD Ab

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
223,488 184,880 15 18 19 438 5793

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
461,818 234,120 1 1 2 22 111

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
349,548 218,750 2 2 3 73 458

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 18 0 18,00 90

Matematik-2 30 27 0 27,00 90 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 37 0 37,00 93 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 182 12 179,00 64 111,84 114,43 78,87

Matematik ADACD DBE D CDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eBACbACDAEEBAACBCEDACDaDECAeBEDACEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜRDAMAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,325 184,880 91 107 112 1434 13895

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
313,670 234,120 58 71 77 774 5637

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
245,135 218,750 69 85 91 1128 9328

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 16 5 14,75 49

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 17 6 15,50 39 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 4 7,00 50 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 7 2 6,50 50 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 23 11 20,25 51 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 116 41 105,75 38 111,84 114,43 78,87

Matematik ADbCb DB  D CDCc  A aB  d    CD CA A e A

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BB CbAC cEEdeACB EDbC BD e eeaDAeEBCDAeE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TAHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,870 184,880 35 42 44 785 8844

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
372,808 234,120 25 34 36 368 2499

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
270,880 218,750 42 54 56 732 5615

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 20 4 19,00 63

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 14 9 11,75 39 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 19 12 16,00 40 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 10 4 9,00 64 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 146 33 137,75 49 111,84 114,43 78,87

Matematik CDAAbB    eCbbDdAa BCBbE eCB bed  DACAAd

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri eBAbbDEAACAdEACBCDEABCeDA EDBAeEBECCDDAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 2 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,648 184,880 109 127 138 2241 25582

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
204,093 234,120 104 121 131 1731 15509

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
163,118 218,750 110 128 139 2234 25445

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 4 1 3,75 13

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 3 6 1,50 8

Matematik-2 30 0 0 0,00 0 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 2 2 1,50 4 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 6 6 4,50 32 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 1 2 0,50 4 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 14 12 11,00 28 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 57 40 47,00 17 111,84 114,43 78,87

Matematik                               c     Dd A

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri B dCbeC AEEded a      Be   eBbcACEBC A b

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
364,058 234,120 29 39 41 413 2869

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
268,255 218,750 43 55 57 768 5950

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 14 3 13,25 44 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 24 3 23,25 58 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 11 2 10,50 75 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 31 5 29,75 74 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 132 31 124,37 44 111,84 114,43 78,87

Matematik eDA D  BE D C e  BA C CD  B CeDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAbdA DAEEBAACBCdD  DBDECdeB DACEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,818 184,880 62 74 79 1261 12679

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
302,393 234,120 66 79 85 863 6308

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
236,928 218,750 78 94 101 1232 10667

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 15 7 13,25 44

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 15 2 14,50 73

Matematik-2 30 9 5 7,75 26 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 12 6 10,50 26 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 6 5 4,75 34 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 22 13 18,75 47 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 114 39 104,25 37 111,84 114,43 78,87

Matematik  bb DB  E D cDe A  BC a C        CDb  A 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri  BAbb EAAeed ACaCcd aCeDA EDBAeEBECCDcAb

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,448 184,880 97 113 119 1628 15194

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
315,823 234,120 56 69 75 761 5510

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
241,153 218,750 75 91 98 1178 9958

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 15 5 13,75 46

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 17 5 15,75 53 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 18 7 16,25 41 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 7 6 5,50 39 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 114 42 103,50 37 111,84 114,43 78,87

Matematik ADACDCDB  Deb C bBAbC CbCE  C   a C    c

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eB dbAeDAEEdAeCdCEa C BDaCACBEcACEBeDAeE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,730 184,880 29 35 37 622 7685

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
377,480 234,120 21 30 32 337 2302

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
284,608 218,750 31 42 44 583 4120

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 21 1 20,75 69

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 1 3,75 9 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 20 5 18,75 47 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 10 4 9,00 64 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 148 30 140,50 50 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 BeA DB                                  

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik  DACD  BE D eea bBA C C      C CCACADcAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAbbACDAEEdeACBCEDACDBDECAeBEDACEBCDADb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
329,188 234,120 48 60 65 652 4698

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
249,490 218,750 60 76 81 1073 8656

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 18 6 16,50 41 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 6 1 5,75 44 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 26 7 24,25 61 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 121 36 112,12 40 111,84 114,43 78,87

Matematik dDbADB   DaCcD  A  BCBCE e  B  b CDA  A 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri eBAbCbEAA ABEA  C EA C DA aDeAeEBECCDeAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,000 184,880 28 33 35 617 7643

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
381,263 234,120 19 26 28 317 2149

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
295,985 218,750 21 30 32 453 3104

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 23 6 21,50 72

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 24 5 22,75 57 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 11 3 10,25 73 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 153 34 144,50 52 111,84 114,43 78,87

Matematik CDbcDB  EDDCee CAD BC CE  C   CA CDACAAe

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAbCDEAACddEACBCeEABeCDADEDaAedBEeCcDAb

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,678 184,880 102 120 131 1841 19069

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
219,755 234,120 96 113 123 1564 13111

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
191,453 218,750 106 124 135 1945 19757

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

Matematik-1 30 12 4 11,00 37

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 4 5 2,75 7 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 2 4 1,00 7 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 9 11 6,25 16 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 75 43 64,25 23 111,84 114,43 78,87

Matematik cDb e  c  D      B    C        d        

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri     bc ebE   ACa ED    D bAec  AdEcb    

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZIM KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
341,053 234,120 42 53 57 564 4057

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
248,795 218,750 61 77 82 1085 8761

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 10 6 8,50 28 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 18 7 16,25 41 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 11 3 10,25 73 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 126 39 116,37 42 111,84 114,43 78,87

Matematik aDb DB dbD Ca  CcDCBC         Cd CDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAbCeEAACeBEACBCDEAaCCcADEDBACdBEdCDeAd

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,983 184,880 92 108 113 1441 13965

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
321,730 234,120 51 64 70 719 5179

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
253,808 218,750 59 75 79 1008 8014

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 18 5 16,75 56

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 12 8 10,00 33 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 21 9 18,75 47 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 24 16 20,00 50 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 123 59 108,25 39 111,84 114,43 78,87

Matematik ADb adaBE DeCeee BA C C  E   CeCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eBebbACcAEEBeACBCbDeCDacECAedbDAdEBdDAeE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AZRA AYTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
314,253 234,120 57 70 76 769 5599

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
241,845 218,750 73 89 95 1171 9855

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 11 5 9,75 33 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 5 4 4,00 40 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 16 9 13,75 34 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 118 46 106,62 38 111,84 114,43 78,87

Matematik  Db DB d  DCce CAD  C aE  C   eb dDACAAe

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri eBAbbDEcACedEACBCDEcBeCDcDbDBAeEBEee bAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 2 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
282,392 184,880 4 6 6 137 1730

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
224,713 234,120 94 111 121 1522 12535

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
253,860 218,750 58 74 78 1007 8004

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 5 9 2,75 15 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 18 12,50 31 3,52 3,64 6,22

Tarih-2 11 8 1 7,75 70 0,34 0,37 0,93

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 0,31 0,37 0,93

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,11 0,12 0,29

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,18 0,19 0,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,24 0,25 0,68

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 23 9 20,75 52 1,19 1,29 3,21

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 4 1 3,75 9 15,63 16,62 8,13

Toplam: 280 121 51 108,37 39 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 Bbecaaca E  EaceAcac eACECbAaCE CAeaDABC

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Sosyal-2 AC D BAEDbEaaDcBA EBbcceDbC  BDCC DBA  E      

Cevap Anahtarı A ACDDBBAEDDEECDABACEBDEBCDECEDBDCCBDBACAEEBCDED

Matematik ADb       D  D                          

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 2 1 50
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 1 25
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 2 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 1 0
ŞİİR 3 1 2 33
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 2 0 67
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 1 50
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 2 0 100
SEMBOLİK MANTIK 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
398,003 234,120 12 19 21 234 1494

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
300,920 218,750 18 27 29 393 2740

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 36 4 35,00 88 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 145 34 136,62 49 111,84 114,43 78,87

Matematik ADbCDCDBEBDeCeCDCBADbBCDCEBBCCDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eBACCcCDAEEBAACBCcDACbaDECAeB DAeEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ZEREN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,100 184,880 37 44 46 803 8987

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
298,275 234,120 69 82 88 892 6548

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
262,453 218,750 49 62 64 852 6706

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 15 8 13,00 43

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 3 9,25 23 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 15 7 13,25 33 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 10 4 9,00 64 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 5 5 3,75 29 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 23 14 19,50 49 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 122 60 107,00 38 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 BDABaa                  E bA C  C   D  C

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik AD CD  B  bbCeCb c  b C     C  CCACeD A 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACbACDdEEdeACBCEcd  aDde eBEDACEBeDced

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,903 184,880 59 71 75 1208 12191

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
332,600 234,120 46 58 63 631 4506

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
258,543 218,750 53 66 70 924 7303

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 16 8 14,00 47

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 22 9 19,75 49

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 13 9 10,75 36 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 20 10 17,50 44 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 4 7,00 50 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 128 47 116,25 42 111,84 114,43 78,87

Matematik Abb a bBE DeCb  aBADC C  EdBCa CCbCAD AA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BB CdA DdEEdeACBCdDAebaDEC eBEDAeEBCaAeE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 2 2 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
215,917 184,880 22 27 29 543 6725

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
224,003 234,120 95 112 122 1525 12615

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
236,807 218,750 79 95 102 1236 10691

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 1 3 0,25 1 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 12 11,00 28 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 1 6 -0,50 -2 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 1 7 -0,75 -2 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 7 13 3,75 9 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 99 55 85,37 30 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 BbABDe    A aaa         aCbACCEdCAaaDdeC

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik cebC   d    ec                     c    

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri B    e  ccce    bd    ab  ceBEeACEB    b

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 1 2 25
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 1 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,053 184,880 106 124 135 2044 22899

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
207,005 234,120 102 119 129 1704 14941

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
185,308 218,750 108 126 137 2031 21426

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 6 7 4,25 14

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 5 5 3,75 9 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 3 8 1,00 7 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 2 2 1,50 12 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 8 16 4,00 10 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 68 50 55,50 20 111,84 114,43 78,87

Matematik  Db D   d Da  e A       C          c    

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri ecbe  ceeCe EAC C   a  c   DaAebcE d e  

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
362,683 234,120 30 40 42 421 2929

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
266,865 218,750 44 57 59 796 6139

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 24 5 22,75 57 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 133 36 124,12 44 111,84 114,43 78,87

Matematik  DAcDB  Ecc aD CAD BCBCECDC    AeCDAC AA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACbbEAACABEACBCcEbBCCDAbEDeAeEBECdDDAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR UZUNOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,598 184,880 45 54 56 904 9903

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
358,975 234,120 32 42 45 448 3112

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
288,363 218,750 27 36 38 529 3723

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 20 2 19,50 65

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 25 3 24,25 61 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 5 6,75 48 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 139 33 130,75 47 111,84 114,43 78,87

Matematik  DbCD  BE D CeC  BA d CD EBBCC CC CADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri  BACddCbcEEBeACBC DeCDBDEbce EDACcBCDebb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,493 184,880 18 21 23 488 6239

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
194,965 234,120 107 125 135 1842 17685

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
245,438 218,750 67 83 89 1124 9269

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 13 6 11,50 38

Geometri 10 0 3 -0,75 -8

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 8 10 5,50 28

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 15 19,25 48 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 4 8 2,00 7 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 4 12 1,00 3 15,63 16,62 8,13

Toplam: 280 90 64 74,00 26 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 BDABbBEdCEcAEEDCeDa BCeabaEdCAd dAadBCbA

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Matematik debcbd       D CbD e     D     cadc     

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
DİVAN EDEBİYATI 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 2 1 50
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 4 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 2 0 67
ROMAN 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,173 184,880 110 128 139 2244 25659

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
209,468 234,120 101 118 128 1671 14535

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
189,718 218,750 107 125 136 1968 20252

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 7 10,25 26

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 9 7 7,25 24 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 5 4 4,00 40 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 14 11 11,25 28 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 3 0 3,00 21 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 1 1 0,75 6 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 4 1 3,75 9 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 55 25 48,75 17 111,84 114,43 78,87

Matematik bDb b  d  DDC C eBA a CbC     Dd AacDbAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri      A  AE            Be                

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET POYRAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
272,213 184,880 5 8 8 184 2159

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
218,065 234,120 97 114 124 1581 13312

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
261,053 218,750 51 64 67 881 6924

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 18 2 17,50 58

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 9 3 8,25 46 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 12 17,00 43 3,52 3,64 6,22

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 0,34 0,37 0,93

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 0,31 0,37 0,93

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,11 0,12 0,29

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,18 0,19 0,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,24 0,25 0,68

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 19 6 17,50 44 1,19 1,29 3,21

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 7 2 6,50 16 15,63 16,62 8,13

Toplam: 280 111 41 100,75 36 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 BDAeaaE CEAAdEDCA b   b EbbAdC  bAeEDdBC

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Sosyal-2 Ad     ED EECDAdA ba ac  EC DBD C DBA  E      

Cevap Anahtarı A ACDDBBAEDDEECDABACEBDEBCDECEDBDCCBDBACAEEBCDED

Matematik  DAe   B   DCD                 d  C     

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 3 1 75
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 1 25
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 1 0 33
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 1 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 2 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 2 0 100
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,460 184,880 50 59 61 943 10120

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
344,395 234,120 39 49 53 540 3885

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
280,235 218,750 35 46 48 625 4571

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

Matematik-1 30 22 2 21,50 72

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 23 5 21,75 54 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 6 3 5,25 38 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 21 11 18,25 46 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 133 33 124,75 45 111,84 114,43 78,87

Matematik ADACaCDBE DeCeC  BADaBC  EB CC C d    AA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri  B CbdC d EB ACB dD d aDbCAeBEDACEBeDAec

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,475 184,880 36 43 45 796 8917

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
379,420 234,120 20 27 29 327 2227

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
297,580 218,750 19 28 30 433 3001

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 22 6 20,50 68

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 29 8 27,00 68

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 19 4 18,00 60 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 27 5 25,75 64 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 11 3 10,25 73 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 150 37 140,75 50 111,84 114,43 78,87

Matematik  DA DC BE ceCbCeCBADC CD  BBCC CCACADAAe

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACbACbAEEBeACBCEDdCDcDcCdeBEDedEBeDADb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,500 184,880 27 32 34 608 7569

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
407,145 234,120 10 16 18 188 1235

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
325,695 218,750 7 11 13 201 1307

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 26 4 25,00 83

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 26 2 25,50 85 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 34 3 33,25 83 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 5 6,75 48 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 161 30 153,50 55 111,84 114,43 78,87

Matematik ADACDCDBEBbDCDeDCBADCBCDCE  CCDC bCADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri dBACbACDd EdeACBCEDACDaDECA BEeACEBdbebE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
335,833 234,120 44 56 61 607 4328

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
256,440 218,750 56 70 74 959 7621

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 13 7 11,25 38 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 21 8 19,00 48 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 10 4 9,00 64 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 125 42 114,62 41 111,84 114,43 78,87

Matematik CDbbDB  EaDeDe bA  BC  Eb C B CA CDACAAb

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAbCDcAAecBEACBCbEbBCCDdDED AebBEeCD cE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA BAYER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,765 184,880 40 48 50 855 9457

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
355,220 234,120 35 45 48 479 3303

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
289,203 218,750 25 34 36 522 3657

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 0 2 -0,50 -3 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 9 -0,25 -1 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 25 5 23,75 59 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 6 4 5,00 36 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 6 3 5,25 40 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 21 10 18,50 46 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 141 44 130,00 46 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1                     c c  e     cCbcaD aa

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik ADA D DBEBDeCeCb BADC C e B C  CCbCAD AA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri dBAb d   EEBeAC C   CDaDEedeBEDAbEBCDe E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLAY GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
359,388 234,120 31 41 44 444 3089

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
261,305 218,750 50 63 66 875 6883

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 22 5 20,75 52 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 32 6 30,50 76 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 131 34 122,62 44 111,84 114,43 78,87

Matematik ADA D  BE  eCDec BADCBCD E  C eC dCAD A 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACbA DAEEddACBCEDACDBDECAeBEDAeEBeDA E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,970 184,880 31 38 40 707 8382

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
405,838 234,120 11 17 19 192 1255

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
304,325 218,750 16 24 26 361 2517

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 22 3 21,25 71

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 28 3 27,25 68 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 11 3 10,25 73 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 156 21 150,75 54 111,84 114,43 78,87

Matematik  DA DB  E DCcD CADdBCBCE  e BCCADCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACbDEAACedEACBCDEABCCDdDEDcAeEBECCD AE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,143 184,880 25 30 32 578 7151

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
414,470 234,120 9 15 17 158 1033

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
317,993 218,750 10 15 17 251 1697

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 25 3 24,25 81

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 17 1 16,75 84

Matematik-2 30 21 6 19,50 65 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 31 6 29,50 74 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 164 26 157,50 56 111,84 114,43 78,87

Matematik CDbAbB CEDDCee CcDCBCBCEaDC BCCADCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAbCDEAACeBEACBCDEABCeDdDEDaAeEBECCbDeE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
313,700 184,880 2 2 2 66 766

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
347,888 234,120 38 48 52 519 3694

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
433,945 218,750 1 1 1 4 16

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 30 0 30,00 100

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 31,25 78 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 25 5 23,75 79 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 35 5 33,75 84 15,63 16,62 8,13

Toplam: 280 174 25 167,75 60 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 BDAeDabBCEAAEEDCADCDBCACECbAdCEEbABaDABC

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik ADbCDCDBEaDeCeCDCBADCBCDeEBBCCDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 4 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 4 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 3 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAAN MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,610 184,880 49 58 60 938 10098

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
429,840 234,120 5 7 9 98 652

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
317,905 218,750 11 16 18 252 1705

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 25 5 23,75 79

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 36 3 35,25 88 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 163 33 154,75 55 111,84 114,43 78,87

Matematik CDAADB CEDDeDDDCcDCBCBCECDCBBCCdDCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACbDEAACAdEACBCDEAaCCDAbEDBACEBECCDDAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
284,825 184,880 3 5 5 126 1633

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
241,633 234,120 87 103 112 1366 10836

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
337,357 218,750 4 6 7 127 829

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 33,75 84 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 11 5 9,75 24 15,63 16,62 8,13

Toplam: 280 123 33 114,87 41 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 BDAaDaEaCEAAEEDCAcCDBCACECbACCEECABEDABC

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik cb     B  De  e   A   C  E     C ACdD AA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 4 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 4 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 3 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
256,263 184,880 7 10 10 244 2962

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
244,275 234,120 86 102 111 1339 10611

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
320,995 218,750 9 14 16 237 1547

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 10 9 7,75 26

Geometri 10 5 3 4,25 43

TYT Matematik 40 15 12 12,00 30

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 9 27,75 69 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 13 10 10,50 35 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 5 4 4,00 40 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 18 14 14,50 36 15,63 16,62 8,13

Toplam: 280 119 56 105,00 38 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 BDAeDaacCEAAEEDCA CecCbCECbACCEdCABEDABC

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik bDdCDdaBd D CbCDdBA   CeCE  dab CbCAbAAe

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 4 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 3 1 75
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 2 1 67
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN EYLÜL OLCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,260 184,880 34 41 43 781 8766

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
391,650 234,120 14 21 23 268 1712

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
287,970 218,750 28 37 39 534 3772

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

Matematik-1 30 21 2 20,50 68

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 14 0 14,00 70

Matematik-2 30 15 0 15,00 50 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 22 0 22,00 55 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 12 1 11,75 84 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 10 0 10,00 77 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 33 2 32,50 81 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 147 7 145,25 52 111,84 114,43 78,87

Matematik  D ADB  E DC D CA  BC CE D       CDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACbDEAA ABEACBCDE BC DA EDBAeEBECCD AE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA EŞKİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
230,298 234,120 92 108 117 1467 11969

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
204,315 218,750 103 121 130 1777 16770

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 3 11 0,25 1 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 3 11 0,25 1 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 4 7 2,25 16 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 3 7 1,25 10 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 11 22 5,50 14 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 91 56 77,12 28 111,84 114,43 78,87

Matematik   bb  d   Db D  c  eCc d c dd           

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri B dbC cbAe dEdeaeDEAa ecc  eBAeEccdeee E

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,335 184,880 38 45 47 820 9147

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
377,470 234,120 22 31 33 339 2304

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
293,610 218,750 23 32 34 480 3306

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 26 4 25,00 83

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 18 8 16,00 53 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 27 9 24,75 62 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 150 46 138,50 49 111,84 114,43 78,87

Matematik CbcADB  aDDCcDbedD BC CECcCBBCCAeCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBcCaeEdACdeEACBCDEeBCeDADcDBAeEBECCaeAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,063 184,880 43 51 53 871 9595

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
384,688 234,120 18 25 27 299 1990

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
296,123 218,750 20 29 31 451 3090

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 24 2 23,50 78

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 28 6 26,50 66 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 150 37 140,75 50 111,84 114,43 78,87

Matematik ADACDCDBb DeCDCedBADC C  E  CCbCCbCADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAbCACbAEEBAACBCccACbBDECACBaeACEeCDAbc

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
283,033 234,120 72 85 91 1002 7579

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
215,435 218,750 96 114 122 1600 14608

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 4 5 2,75 28 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 6 7 4,25 11 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 10 0 10,00 71 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 3 1 2,75 21 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 21 2 20,50 51 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 104 32 96,12 34 111,84 114,43 78,87

Matematik    e      D         a C       eCCda DAee

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCAC A E  A B  D   Be     EDAeEB DA E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSA ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
373,133 234,120 24 33 35 362 2481

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
266,865 218,750 44 57 59 796 6139

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 24 5 22,75 57 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 136 33 127,87 46 111,84 114,43 78,87

Matematik CDA DB    De e CcDCBCBCEC C  CbA CDAaAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAbCDEAACABEACBCDEAaCCDADEDBAeEBECCDbeE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELKATM* 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
234,937 184,880 13 16 16 357 4779

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
300,948 234,120 67 80 86 871 6395

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
277,375 218,750 36 47 49 663 4921

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,62 0,63 0,94

Edebiyat 18 7 1 6,75 38 1,27 1,36 2,27

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 1,00 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,62 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 6 17,50 44 3,52 3,64 6,22

Matematik-2 30 7 1 6,75 23 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 7 1 6,75 17 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 7 3 6,25 45 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 8 2 7,50 58 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 25 6 23,50 59 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 128 36 119,12 43 111,84 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 BDABDBEB EA E   Ac   C  a bAaC Eb BaD  C

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik Ac C   B  D C    BA                     

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri B   CA eAEEdbACBCED   BcECcCBEDAeEB  ADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 3 0 75
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 1 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 2 0 67
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,055 184,880 39 46 48 824 9204

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
367,863 234,120 26 35 37 389 2714

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
287,075 218,750 29 39 41 550 3868

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 18 4 17,00 57

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 16 1 15,75 79

Matematik-2 30 14 2 13,50 45 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 23 2 22,50 56 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 5 6,75 48 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 8 1 7,75 60 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 26 8 24,00 60 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 141 23 135,25 48 111,84 114,43 78,87

Matematik     DB   DDCDeDCAD  C CEbD    C DCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAbb EAACedaACBC   BCeDA EDBAeEBECCD Ad

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAĞMUR UÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 65 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
304,443 234,120 64 77 83 849 6189

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
240,455 218,750 76 92 99 1189 10072

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 110 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 13 6 11,50 38 11,11 11,86 5,86

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,53 4,77 2,28

Matematik 40 15 7 13,25 33 15,63 16,62 8,13

Fizik 14 8 5 6,75 48 6,24 6,47 2,92

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,78 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 6,11 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 22 13 18,75 47 18,12 18,71 8,78

Toplam: 280 114 43 103,37 37 111,84 114,43 78,87

Matematik  bAADB  b DCDbDecb BC   C CB     CDd    

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri  BAbCeEAdCedEAC C EbaeCDA EDdAC BEdCDeec

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GUGULOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
281,037 184,880 2 7 7 141 1777

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
254,323 234,120 4 95 104 1249 9754

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
345,942 218,750 1 3 4 92 555

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 5 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,90 0,63 0,94

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 5,10 1,36 2,27

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 2,65 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,15 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 11,80 3,64 6,22

Matematik-2 30 11 6 9,50 32 12,05 11,86 5,86

Geometri 10 5 1 4,75 48 5,30 4,77 2,28

Matematik 40 16 7 14,25 36 17,35 16,62 8,13

Toplam: 280 127 36 118,12 42 120,30 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 aDAcDBcBCdAAEEcCADCDBCACbCECCAEECAEBBCDA

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Matematik  Dc DB  bDD cDbaAD BC bE       A  DcCAA 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 2 1 50
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 4 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 3 0 100
ROMAN 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,045 184,880 3 36 38 638 7781

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
416,720 234,120 1 13 15 147 974

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
310,280 218,750 2 21 23 308 2136

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 5 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 26 1 25,75 86

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 12,05 11,86 5,86

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,30 4,77 2,28

Matematik 40 29 3 28,25 71 17,35 16,62 8,13

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,30 6,47 2,92

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,50 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,95 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 13,75 18,71 8,78

Toplam: 280 162 22 156,50 56 120,30 114,43 78,87

Matematik  DA D  BE DeCeeD BADCBCD  BBCCDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCACDAEEBAACBCdDeCDBDECAeBEDACEBCDAec

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA HAÇAT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
296,410 184,880 1 4 4 102 1223

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
228,943 234,120 5 109 118 1477 12110

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
301,630 218,750 3 25 27 386 2682

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 5 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,90 0,63 0,94

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 5,10 1,36 2,27

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,65 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,15 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 6 26,50 66 11,80 3,64 6,22

Tarih-2 11 5 1 4,75 43 0,95 0,37 0,93

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 1,30 0,37 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,12 0,29

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,19 0,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,25 0,68

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 12 3 11,25 28 2,25 1,29 3,21

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 12,05 11,86 5,86

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,30 4,77 2,28

Matematik 40 6 3 5,25 13 17,35 16,62 8,13

Toplam: 280 123 35 114,37 41 120,30 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 BDABDBE CEAAEEeCAD cB cCc ECCA  CcEBBCaA

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Sosyal-2  DA cEB D  ABDCdEc EE                         

Cevap Anahtarı B DDACAEBBDEDABDCCEABEEDBECCDDDBEBCCABDEACDBCDEE

Matematik b AAe  C  D    C c B                    

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 3 0 75
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 1 1 33
ROMAN 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 3 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAN TURAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,145 184,880 4 69 73 1185 11941

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
377,528 234,120 2 29 31 336 2300

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
287,595 218,750 4 38 40 540 3806

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 5 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 5 14,75 37

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 19 6 17,50 58 12,05 11,86 5,86

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,30 4,77 2,28

Matematik 40 29 6 27,50 69 17,35 16,62 8,13

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,30 6,47 2,92

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,50 6,04 2,74

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,95 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 13,75 18,71 8,78

Toplam: 280 140 30 132,50 47 120,30 114,43 78,87

Matematik AabCD DBc DD  eDCBADbBCD EBBCbDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCACeAEEdAACBC DACbBDbCAeBdbACEBCDA d

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,300 184,880 5 118 126 1716 16196

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
255,095 234,120 3 93 102 1239 9686

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
223,650 218,750 5 108 116 1446 13024

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 5 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 17 3 16,25 54

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

Fizik 7 3 0 3,00 43

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 10 2 9,50 48

Matematik-2 30 10 1 9,75 33 12,05 11,86 5,86

Geometri 10 2 1 1,75 18 5,30 4,77 2,28

Matematik 40 12 2 11,50 29 17,35 16,62 8,13

Fizik 14 1 0 1,00 7 5,30 6,47 2,92

Kimya 13 3 2 2,50 19 4,50 6,04 2,74

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 3,95 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 8 4 7,00 18 13,75 18,71 8,78

Toplam: 280 86 24 80,00 29 120,30 114,43 78,87

Matematik  D   B  EDDCD    D BC e        A   cC   

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri              A aC  Aa  D     A EB ddD   

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YAĞCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,963 184,880 3 34 36 618 7648

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
426,583 234,120 2 8 10 109 731

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
323,053 218,750 3 13 15 224 1446

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 11 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 22 4 21,00 70

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 17,50 11,86 5,86

Geometri 10 8 2 7,50 75 6,27 4,77 2,28

Matematik 40 34 6 32,50 81 23,77 16,62 8,13

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,39 6,47 2,92

Kimya 13 11 2 10,50 81 8,41 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 7,61 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 24,41 18,71 8,78

Toplam: 280 167 26 160,50 57 131,39 114,43 78,87

Matematik ADeCaCeBEBDDCDCcCBADCBCDCEBBCCeCCbCADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCACDAEEdAACBCEDACbBDbCACBEDACEBCDecb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
300,505 184,880 1 3 3 90 1104

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
200,985 234,120 11 123 133 1763 16153

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
254,075 218,750 10 72 76 1003 7962

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 11 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 14 6 12,50 42

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 6 7 4,25 21

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,20 0,63 0,94

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 0,73 1,36 2,27

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,57 1,01 1,84

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,32 0,64 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 16 20,00 50 1,82 3,64 6,22

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 0,43 0,37 0,93

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 0,55 0,37 0,93

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,32 0,12 0,29

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,36 0,19 0,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,43 0,25 0,68

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 26 12 23,00 58 2,09 1,29 3,21

Toplam: 280 118 56 104,00 37 131,39 114,43 78,87

Edebiyat-Sosyal-1 cbAeDBcddEAAEdDCADaeaeACdCECCAddCAEaBCbA

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Sosyal-2 DDACcaaaDEaABDdCacBEEcabCCDDDB  CCABDEAe      

Cevap Anahtarı B DDACAEBBDEDABDCCEABEEDBECCDDDBEBCCABDEACDBCDEE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 3 0 75
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 2 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 1 0
ŞİİR 3 1 2 33
ROMAN 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 2 1 67
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 1 50
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 1 0 50
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKPOLAT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 9 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
379,363 234,120 6 28 30 328 2229

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
285,630 218,750 6 41 43 568 4003

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 11 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 25 0 25,00 83 17,50 11,86 5,86

Geometri 10 5 2 4,50 45 6,27 4,77 2,28

Matematik 40 30 2 29,50 74 23,77 16,62 8,13

Fizik 14 10 2 9,50 68 8,39 6,47 2,92

Kimya 13 8 2 7,50 58 8,41 6,04 2,74

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,61 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 30 5 28,75 72 24,41 18,71 8,78

Toplam: 280 137 30 129,62 46 131,39 114,43 78,87

Matematik CDAADBBCEDDCDD CADCBC CEC CB  CADd AdA  

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri eB CCeEAAC BEA BCDE cCeDA EDBAeEBECCDDAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,918 184,880 4 47 49 829 9233

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
421,908 234,120 4 12 14 128 848

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
311,253 218,750 4 20 22 298 2081

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 11 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 24 4 23,00 77

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 17,50 11,86 5,86

Geometri 10 9 0 9,00 90 6,27 4,77 2,28

Matematik 40 32 3 31,25 78 23,77 16,62 8,13

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,39 6,47 2,92

Kimya 13 13 0 13,00 100 8,41 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 7,61 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 24,41 18,71 8,78

Toplam: 280 161 25 154,75 55 131,39 114,43 78,87

Matematik ADA DdDBE DeCDC CBbDCBCDCEB CCDCC CADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAbCACDAEEBAACBCEDACDBDECAeeEDACEBCcADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,995 184,880 8 75 80 1281 12836

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
328,138 234,120 9 61 66 657 4769

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
254,135 218,750 9 71 75 1001 7953

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 11 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 20 5 18,75 63

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 13 6 11,50 38 17,50 11,86 5,86

Geometri 10 6 2 5,50 55 6,27 4,77 2,28

Matematik 40 19 8 17,00 43 23,77 16,62 8,13

Fizik 14 7 6 5,50 39 8,39 6,47 2,92

Kimya 13 9 4 8,00 62 8,41 6,04 2,74

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 7,61 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 25 13 21,75 54 24,41 18,71 8,78

Toplam: 280 125 49 112,75 40 131,39 114,43 78,87

Matematik ADbCD bBa DaCeC aBA   C C    C  CACADeAb

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri B AbCAecddEBeACBCbcACbBDECdeBEDACEBCbA b

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ GÖREN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
194,320 184,880 6 64 67 1037 10818

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
338,595 234,120 8 55 59 586 4182

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
267,950 218,750 7 56 58 772 5985

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 11 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 21 5 19,75 66

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 13 8 11,00 37 17,50 11,86 5,86

Geometri 10 8 2 7,50 75 6,27 4,77 2,28

Matematik 40 21 10 18,50 46 23,77 16,62 8,13

Fizik 14 8 6 6,50 46 8,39 6,47 2,92

Kimya 13 8 3 7,25 56 8,41 6,04 2,74

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 7,61 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 24,41 18,71 8,78

Toplam: 280 133 47 121,25 43 131,39 114,43 78,87

Matematik  DbCDd Bb D aeecCBADC CeCE    DCCdCADbAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAdeACaAEadbACBCEb a BDECdeBEDACEBeDe b

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM DEMİRCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,718 184,880 7 70 74 1195 12033

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
343,868 234,120 7 51 55 544 3915

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
256,598 218,750 8 69 73 957 7598

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 11 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 18 2 17,50 58

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 13 9 10,75 36 17,50 11,86 5,86

Geometri 10 6 1 5,75 58 6,27 4,77 2,28

Matematik 40 19 10 16,50 41 23,77 16,62 8,13

Fizik 14 11 3 10,25 73 8,39 6,47 2,92

Kimya 13 9 1 8,75 67 8,41 6,04 2,74

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 7,61 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 24,41 18,71 8,78

Toplam: 280 130 37 120,75 43 131,39 114,43 78,87

Matematik CDb DB CEDDCee eeD BaBbE  a  aCA CDAeA  

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACbDEAACcdEACBCD  BeCDA EDdACEBEeeDDAb

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,750 184,880 5 53 55 900 9869

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
403,068 234,120 5 18 20 212 1339

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
328,815 218,750 2 10 12 175 1177

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 11 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 17,50 11,86 5,86

Geometri 10 10 0 10,00 100 6,27 4,77 2,28

Matematik 40 39 1 38,75 97 23,77 16,62 8,13

Fizik 14 8 6 6,50 46 8,39 6,47 2,92

Kimya 13 10 2 9,50 73 8,41 6,04 2,74

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 7,61 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 25 13 21,75 54 24,41 18,71 8,78

Toplam: 280 156 40 146,00 52 131,39 114,43 78,87

Matematik ADACDCDBEBDDCeCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eBACdACecEEdeACBCED CbaDECAeBbDAdEBCcAb 

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAMİ TOK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,913 184,880 2 22 24 497 6323

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
444,333 234,120 1 6 8 55 369

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
332,303 218,750 1 8 10 152 1025

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 11 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 25 3 24,25 81

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 17,50 11,86 5,86

Geometri 10 8 2 7,50 75 6,27 4,77 2,28

Matematik 40 34 6 32,50 81 23,77 16,62 8,13

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,39 6,47 2,92

Kimya 13 12 1 11,75 90 8,41 6,04 2,74

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,61 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 24,41 18,71 8,78

Toplam: 280 176 22 170,50 61 131,39 114,43 78,87

Matematik ADACDCDBEBeeCeCDCBADCBCDCEBBeCeCCACADeAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACaACDAEEBAbCBCdDACDBDECAeBEDACEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT AYHAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,815 184,880 11 117 123 1689 15895

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
251,530 234,120 10 97 106 1270 9973

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
216,875 218,750 11 112 120 1574 14342

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 11 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 10 2 9,50 32

Geometri 10 5 2 4,50 45

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 8 5 6,75 23 17,50 11,86 5,86

Geometri 10 2 1 1,75 18 6,27 4,77 2,28

Matematik 40 10 6 8,50 21 23,77 16,62 8,13

Fizik 14 4 4 3,00 21 8,39 6,47 2,92

Kimya 13 4 3 3,25 25 8,41 6,04 2,74

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 7,61 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 12 14 8,50 21 24,41 18,71 8,78

Toplam: 280 91 45 79,75 28 131,39 114,43 78,87

Matematik  D  DB  b DCce eA   C bE       d C   A  

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri B  b  Eed  dEACaC   a CcA  DcAedcEd  eAb

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE TEMEL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 9 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
422,558 234,120 3 11 13 127 835

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
305,090 218,750 5 23 25 352 2460

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 11 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 17,50 11,86 5,86

Geometri 10 10 0 10,00 100 6,27 4,77 2,28

Matematik 40 37 2 36,50 91 23,77 16,62 8,13

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,39 6,47 2,92

Kimya 13 13 0 13,00 100 8,41 6,04 2,74

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,61 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 24,41 18,71 8,78

Toplam: 280 152 27 145,37 52 131,39 114,43 78,87

Matematik ADACDCDBEBDeCeCDCBADCBC CEBBCCDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECAeBEDACEBCDADb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÖKSEL 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,223 184,880 1 23 25 509 6410

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
449,650 234,120 1 3 4 41 282

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
338,543 218,750 1 5 6 123 791

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 2 128 139 2367 28730

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 21,75 11,86 5,86

Geometri 10 10 0 10,00 100 8,38 4,77 2,28

Matematik 40 36 4 35,00 88 30,12 16,62 8,13

Fizik 14 13 1 12,75 91 11,50 6,47 2,92

Kimya 13 13 0 13,00 100 11,12 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 9,25 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 31,88 18,71 8,78

Toplam: 280 178 22 172,50 62 148,94 114,43 78,87

Matematik ADACDCDBEaDeCeCDaBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAbCACDAEEBAACBCEDACDBDECAeBEDACEBeDADc

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞA R 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,845 184,880 2 78 83 1365 13520

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

SAY
366,633 234,120 2 36 38 398 2769

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

EA
273,815 218,750 2 50 52 703 5271

Puanı Hesaplanan: 128 139 2359 27740

Katılımlar: 2 128 139 2367 28730

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,91 67

Tarih-1 5 4 1 3,62 72

Coğrafya-1 5 2 2 1,71 34

Felsefe 5 4 1 3,48 70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,68 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,49 62

Matematik-1 30 18 4 16,55 55

Geometri 10 5 1 4,35 44

TYT Matematik 40 22 5 20,90 52

Fizik 7 5 1 4,25 61

Kimya 7 5 1 4,53 65

Biyoloji 6 3 2 2,30 38

TYT Fen 20 12 4 11,08 55

Matematik-2 30 20 6 18,50 62 21,75 11,86 5,86

Geometri 10 7 1 6,75 68 8,38 4,77 2,28

Matematik 40 27 7 25,25 63 30,12 16,62 8,13

Fizik 14 11 3 10,25 73 11,50 6,47 2,92

Kimya 13 10 3 9,25 71 11,12 6,04 2,74

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 9,25 6,20 3,12

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 31,88 18,71 8,78

Toplam: 280 135 39 125,37 45 148,94 114,43 78,87

Matematik Cab DBBCEDDCceDCc CBC CECD aBC A CDACAAb

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri dBACCDEAACedEACBCbEAaCeDADEDBAeEBECCDeAc

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

