
SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,188 280,320 109 124 131 2559 27211

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 1 1 0,75 11 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 40 29 32,75 27 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe bADaDECE Bd    cCDAAbBaCaeceDCbaDBDcaabc

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal cADbCeBcCabBADcDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik  E      dB  E  a    Dc C   AcE          

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen   C a    A          

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Virgül 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,773 280,320 72 86 88 1397 12118

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 2 1 1,75 25 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 67 19 62,25 52 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbeEDCCECBdDaEBECDAAABdCDacADCcBDBeABCbc

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAdcACBDbABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C CEAe cABD  ECc B B DBE cC A           

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen  d B C A E        A 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,270 280,320 90 105 110 1901 18148

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 2 2 1,50 21 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 55 20 50,00 42 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCbECEbB  DEBECDA bB Ca  ADCaBDBbABCba

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAD      DABAD DDCbB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik     cd  Ae CE  B Bd c              B e  

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen B ad B EDABeA cCADcD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Virgül 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,350 280,320 43 51 52 622 5136

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 84 15 80,25 67 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCbECECB  D BECDA AB da EADCEBDBbcBCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADAbAB C  BADDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC EBDAAB C  cB BeBDcdCDCE A DEDD BBBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEC cB bDABBAe dADE 

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Virgül 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,413 280,320 26 32 32 386 3204

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 92 19 87,25 73 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCbECECBEDDEBECDAAABBCDDEbDCEBDBcABC B

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADbCABdCD cADDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCdB AABCCbAA AcCaD CCcCE AE  eDC BBdE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCdBdEDAaBcBAbADcD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,625 280,320 66 78 79 1254 10787

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 71 23 65,25 54 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAaDCCECBEDDEBECDAAdBBCDDacDCEaDBbABCbc

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAbeAEDeaBDDAa aECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C CEABCbAB   E  dB              D bBEc  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen e BBECEA bDaABDDEacA

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 2 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,033 280,320 63 75 76 1199 10436

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 73 29 65,75 55 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbeEDCCdCddeDaBECaAAdBaCeDEADCEBDcbABdaB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAabAaDACBDDABd ECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCE B cABD AEeDCBAB  B DcC AbaBD D EBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen edBBECEA Ee      eb 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU KUVVET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,928 280,320 105 120 127 2430 25305

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 45 33 36,75 31 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ceDabECaCBcecE ECcAAbBBCeDEADCbaeBeAeCDc

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal  ADAdd d   aADccDCE      

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik eEC c  AAB  E  B d                      

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECb cEbDAB dBeb   b

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Virgül 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,670 280,320 25 31 31 373 3105

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 92 19 87,25 73 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe eADCbECECBEbDEBECcAAABBeeDEADCEBedeABCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACeBdCbABADcDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik C CCc DAbBCCE ABA CBDc CDCEAA D D aBBB E

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCEBEEDABBABACADdD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 1 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,593 280,320 88 103 108 1829 17401

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 0 4,00 57 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 58 26 51,50 43 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbeEDCCECBb cdBECcA ABBCDD bDCEcDBbABC B

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADC deeCBDbABAa CeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C CE eacAc   E DbB   Da   C A       aB  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen    BECEA cDad  Dd A 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Virgül 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
443,550 280,320 8 10 10 92 661

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 105 15 101,25 84 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAEDCCECBEDDEBECDAAeBBCDDEADCEBDBDABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAeCAEceCBDaAcABECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCEABDAAEeDCBABCDBEDACCAabeDDDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CcBBECEABEDBAdDDECAd

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 2 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,490 280,320 76 91 94 1446 12767

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 68 28 61,00 51 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECECBEDDEBECDAAbBdCbDEAaCEBeeDAdCDc

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal cADACecECe BAbDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik C CbcdaAABCCE  BAB d   Cb  AA bE   B e  

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECe BbdeA   B db c 

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,085 280,320 59 71 72 1128 9695

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 18 10 15,50 52 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 26 11 23,25 58 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 3 4 2,00 29 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 77 37 67,75 56 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AeDCbECaCBEeDEBECDA ABBCbDEADCEBDeDAeCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal acDcC  daeABADDDDCcB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCEBeAcBCbEA BABdaDeaCbaa AEDaDDCBB CE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEbbEBbceAecABcCdedD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
415,430 280,320 18 23 23 255 2111

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 95 13 91,75 76 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe A DCDECaCBEDDEB CbAAABBC DEADCEBDBDABC B

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACABbC ABADaDeCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCcBDAAd CEA B cbaD  CDCEAA D DDCBcBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECeEBEbDABBABACADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR VATANSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,338 280,320 32 39 39 449 3735

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 89 16 85,00 71 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe A DbDECEbBEDDEBEdDAAAcBCDeEAcCEBDBcABCDB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal eADACe EC  BAcDDDCE      

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik C CCEBDAABd EAABABCBDDCCD  AAEDa c BBB  

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCEBEEDABcdB  ADcD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 1 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,278 280,320 41 48 49 569 4740

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 85 13 81,75 68 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAEDCCEbBE DEBECDAAABBCDDEADCbeaBDABCaB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DA CAE eCBDcABA ECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCcABDAAECDdBAB      C A           

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CdBBECEABEDBdBDDEdAA

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAY KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
438,058 280,320 10 12 12 113 862

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 103 15 99,25 83 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAEDCCECBEbDEBECbAbABBCDDEADCEcbBDABCDB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAabAEDeCBDcABAaECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCEABDAAECDCBABCbBEbdC AaCBDDDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CEBBECEABED ABDDEdAA

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 2 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,048 280,320 70 82 83 1368 11813

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 71 33 62,75 52 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AeDCDECECBEeDEdECebAeBBCDaEADd BbdDcBCae

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADcCAadCeAaADDDeCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC cBaAAB CEb  AddBD  bD EAA D c a     

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCEcEEDABcAaedADcD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,363 280,320 16 21 21 228 1894

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 97 18 92,50 77 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADaDECabBEDDEBEbDAAeBdCaDEADCEBDBbABCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACABECeABADaDeCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik dECCcBDAABC EAeBABCBDD CDCEcA bEDD BBBC 

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCEBcEDABBABACADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,500 280,320 38 45 46 517 4289

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 87 17 82,75 69 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AcDabECa BaDD BECaA bBBCDDEADCcBDBeABCb 

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACABECDABAD DeC       

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCEBDAABCCEAAaABC DDCCDCEAA D    de   

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEaCEBEEDABBAcACAcED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 2 0 100
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,368 280,320 102 117 124 2338 24004

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 3 2 2,50 36 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 1 2 0,50 7 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 46 27 39,25 33 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbeEDCCE caeaaBECDA ABBCDD ADCb   bAebbe

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DA CAbDeCBDDAc  bCDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik Cb  AB cea   E D          C A           

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen e BB CcA d  d  ba A 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Virgül 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 4 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 0 2 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,965 280,320 44 52 53 625 5178

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 86 23 80,25 67 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AeDCDECECBEDDEBECDAbeBBCbaEADCEBeBDAaCcB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACeBEC AaADcDeCEd     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC EBDAABd E ABABeBDc C  EbA DED  BcBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECacBEcDABcA bCADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
438,008 280,320 11 13 13 114 866

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 103 15 99,25 83 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADcEDCCECBEDDEBECDAcABdCDDEADCEBDaDABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAcCAEDACBDaABAdECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCcABDAAECDeBAB DBEecCCbECBDDDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CEBBECEABEDBA DDEdAc

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 2 0 100
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KOÇİNKAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,140 280,320 35 42 42 477 3935

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 89 18 84,50 70 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECaCBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDebABCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACeBaCDAcADDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCcdDAAd CE  B BCac  CD E A DE DCB  C 

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECdEBEEDABBddACAeca

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,365 280,320 62 74 75 1196 10379

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 2 4 1,00 10 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 73 29 65,75 55 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe eDAEDCCEbdE DaBECbAAABdCDeEADCE DdbdaC c

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAaCAb eCBDDABe cCeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C CEABbEABDA aCDbB B   Ec CdA  ee baEB  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CEBBEC ABdDBABDeECAA

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 2 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN OTSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,060 280,320 83 98 101 1618 14825

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 65 35 56,25 47 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDbCaCBdeDdBECbAbcBBCDDaADCbaecbAebba

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal eADACe d   BADcDeCa      

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCcd AABdCEA B BCBD dCD   A D a  B B  

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCdBEbDABdABc AecD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN ÇAKMAKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,075 280,320 77 92 95 1453 12845

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 2 0 2,00 29 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 65 16 61,00 51 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe eADCDECEbBaDDEBECDAAbBBCDDEADCEBDBcABCaB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACecdC  BADDaeCa      

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECddBDAABCaEA BAB BDc  D   A           

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen   C  B              

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA E *RLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,555 280,320 58 70 71 1059 9113

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 2 5 0,75 11 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 76 27 69,25 58 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAEDCCECcEbbaBECDAAABBCeDEADCbcDBDABCDa

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAebAd bC DDABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABacABDc a DeBAB  aE  d A C D D  BE 

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen bacBddEABEbcAcDDE A 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ARDA AKKOYUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,788 280,320 29 36 36 420 3514

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 92 25 85,75 71 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAEDCCECBEbDaBECcAAABBCDDEAbCdBadDABCae

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DcebAbDedBDDABc ECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCcABDAAEeDCBAB DBEcAdCAECcDDDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen C BBECEABEDBAdcDEaAc

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,233 280,320 42 49 50 570 4747

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 86 18 81,50 68 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECECBEDDEBabaA bBBCaD ADCEBecbAaCDB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal cADbCedE   BADDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC EBDcAB CaAcB BC DD CD EAA DEDDCB BCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEdCcBEEDA BAB C DED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SU KAHYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,955 280,320 99 114 119 2100 20927

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 55 42 44,50 37 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe Abe DCabbdcDDaBECDA eBBCbbdbDCb bdeAaCDB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADeAb eCBDbAe BaCeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C CEAedcABDc adcCB c      C A be  D     

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen acBBECEABEDBABbecdAc

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 2 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,905 280,320 98 113 118 2046 20183

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 1 3 0,25 4 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 52 22 46,50 39 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe bbAEDCC  B DDEBECDA ABBCDDEADCbebBDAcCDB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAcCAacbCBDbAB  ECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik   e AB  d  e E            d A           

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen  a Bad A EDB cDb d  

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,420 280,320 78 93 96 1463 12961

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 70 41 59,75 50 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe bbDabECEecacD dcCDA bBa aedADCbBD  b  c 

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADcbeBcCeeBADDDeCEa     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCEBDAABCeEAABbBCBDDCCDdEAAEDEcDCBBBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen dECeaBEEbABcAd aebde

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,195 280,320 80 95 98 1552 14139

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 1 0 1,00 14 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 63 19 58,25 49 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCCdCBEDDEBcCbAAABBCeD ADCbBDaDABCcB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAbaeCBDDAB BECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C  EAB cA D AE DdB      e C A     eBaB  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen C      A        ba c

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTINPINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
453,650 280,320 6 6 6 48 357

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 107 10 104,50 87 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECECBEDDEBECDAAeBBCaDEADCEBDdDABCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACeBcCDABADDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCcBDAABCCEAABABCBDD CDCE AEDEDDCBBBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCcBEEDABcdB CADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELIF BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,253 280,320 93 108 113 1939 18683

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 0 4,00 57 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 56 29 48,75 41 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AcAEDCC CBaDDaBECcAAeBaCDD eDd abaDcaCba

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DeDCc  b d  A  dECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C CEABCcAc   ECDbB B      C A  B   cE   

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen   BB CEAdEDBAe ecCA 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ GÖREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,470 280,320 40 47 48 551 4605

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 88 24 82,00 68 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAEDCCECBEDDaBECaAbABBCeDEAaCEB dDABCbc

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DA CcbceCBDaAaABECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCdEABCcABD AECDeB B bBEcAC AE  DDDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen eEBBECcABEDBAcDDcCAA

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,653 280,320 91 106 111 1921 18420

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 2 4 1,00 14 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 56 27 49,25 41 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe beDbbECabBEcDEdECDb bB CbDEADCcaDBDAcCb 

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal D DAC B C ABAD DDaE      

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik eEC E  AAB  E d   e D  C      DE   B d  

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen ddCecB E AB AB eAedD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,858 280,320 39 46 47 536 4463

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 89 27 82,25 69 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDaCaCBEDDEBECDAeABBCaadADCbdDdDdBbbc

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal  ADACeBbCDAcADDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCEBDAABCCE ABABCaD CCedEAA DEcDaBeBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECdcBEcDABBABAeADcD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 2 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKE N 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,388 280,320 64 76 77 1216 10540

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 71 21 65,75 55 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAEDCCECBEbDaBECDA eBBCecEADCEBadeABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAd eC DDAB cECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CbCEABaEABD  ECD B B    e C A           

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CcBBEdEABcDBA D  Ccc

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,955 280,320 101 116 123 2283 23349

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 3 4 2,00 29 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 48 31 40,25 34 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe bADCbaCa Bcbc  dCDc eBBCaD ADCdBDBDAaaac

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADAae cd  dADbDDCca     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik  EC cB AAB  E c AB     C                

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECaadcEDAB A    DbD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Virgül 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
442,870 280,320 9 11 11 93 675

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 104 13 100,75 84 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECEdBEaDEBECDAAdBBCDDEADadBD DABCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACABdCDABADDDeCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCcBDAAeCCEAbBABCBDDCCDCEAAEDEDDCB BC 

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCEBEEDcBBABACADEb

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BERKAY KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,188 280,320 61 73 74 1168 10118

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 74 30 66,50 55 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCbaCECBEDDEBdCDA bBdace ADCEBDBeAcCDc

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal cADAaABbCeABADDcDCEd     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC cB AdcadEA   BCBDDdCbCb A DED C     

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECb BEEacBBABcCADEc

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
455,350 280,320 5 5 5 42 323

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 107 8 105,00 88 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDeEADCEBDeDAaCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAEDeCBDDABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEbBCcABDAAECDCBABdDBED C A CBD D EBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 2 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,518 280,320 85 100 105 1722 16240

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 59 20 54,00 45 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECa cEDDEBECDAeeBcCaDEADCEBDBDABCa 

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal  ADbee     BADcDeCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik C C c D Ad  E eB BCBDe C          C     

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEa   EcDAdc B   D  

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,163 280,320 87 102 107 1820 17303

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 60 33 51,75 43 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADbbECaCcaDDEBaCDAbeBBCDDEADCEBDBDcaCcB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADcCe cdDbBAbDeeCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC EBeAcBCC eee B  Dc  a               

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen dECdc EEDAe  BbaA cD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,675 280,320 37 44 45 515 4275

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 90 28 83,00 69 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe cbAEDCCE eEDDaBECeAAABdCDaEADCEBbBDAcCcB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAeCAdeeCBDDAcbeECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCcABDAAECDbBABCDBEDeCCAbCeDDDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen baBBECEABcDdAcDeE AA

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,388 280,320 53 64 65 989 8470

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 76 21 70,75 59 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAEDCCECBdbDEBECbAeABBCDDbADCEaDdeABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAcCAEce aDDABbBECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEAB cABD AECDCB B        A       E   

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen eaBBECEABEDBA DeddAc

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,458 280,320 48 58 59 810 6744

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 81 22 75,50 63 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECECBEDDEBECDAebBBCbDdADCEBecDAaCDB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADAdeBbCDABADaDeCE      

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC EBDAABa Eb e BbBD  CD   e      BBBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEae BEEDABBABeCAbEb

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FIRAT BÖREKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,505 280,320 55 67 68 1008 8593

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 78 31 70,25 59 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCCECBEDcEBECDAcABaCeDEdDCEccdbcBCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAbeeCBDaABdBECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCC bB cABD  aebCBAd DaE AC Aae  cD  BEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CcBBECEABEceABDDEbAA

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GEDİKLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,060 280,320 51 62 63 944 8036

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 78 24 72,00 60 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCbECddBEDDEdECDAAdBBCDDEADCbBDBDdBCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADAbeBcC bBADDDeCEc     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC c DAAB  E ABABbac  CD  AAa    eB  CE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCcBEEDAB AB dAeEa

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 27 0,25 1 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 13 -1,25 -6 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 5 19 0,25 1 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 5 21 -0,25 -1 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 3 4 2,00 29 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 18 73 -0,25 0 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe bcadebaceBEaDbecabdbAcedbaEcDbac Be     

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal ceadbeBEbae bc  a c      

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik ebdacebAced cAcedB db eC a d Ebc        

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BcdaEBdaD ecba  ce b

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 6 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 2 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,823 280,320 45 53 54 681 5612

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 83 16 79,00 66 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AeDCDECECBEDDEBECDAAeBBCDDEADCEBeBDAdCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal cADACeBEC  aADccDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik C CCEBDAAe CEc B BC D Cdb EcA D D       

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECC BEEDABBA  dADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,598 280,320 94 109 114 1947 18818

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 1 4 0,00 0 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 57 32 49,00 41 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECaCBabcEBaCbcAABBCDDEADCEaeaDABCDa

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADAbeBECedBADaDeCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik dE dca AAdC Ed a BCBc aCD EcA           

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen daCeb    A    c     

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SOYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,960 280,320 68 80 81 1304 11193

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 15 13 11,75 29 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 73 35 64,25 54 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCCECBEbDEBEdDAAbBBCDDEADCceaBDAcdbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCcdDeCBDDABeabCDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCcdB dcBDb E DeB c  BEce   bCeDce  B C

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen eEBBECEABEDBABbcceAe

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,118 280,320 69 81 82 1331 11481

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 71 29 63,75 53 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AeDCbECEbBEDDEBECDAAbBBCaDEADCcBDaDABdbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DeDACe bCeABADDDDCda     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCcBDAAB bE e dBbBDc C      DEe  B    

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen eECecBEEaA  A bCeeED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEY İN EFE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,598 280,320 92 107 112 1922 18434

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 58 36 49,00 41 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AeDabbea BaDac dCDA ABBCDadAaCdBDBeAeabe

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal bADcCeBEC eBADcDDCEa     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCc DAAB a           CeC  AaDE  aBBBC 

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCcBEEaA  Ac a ecD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Virgül 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 1 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,358 280,320 28 34 34 406 3380

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 1 28,75 72 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 88 7 86,25 72 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAEDCCECBE DEBECbAAABBCD   DCE    ABC  

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAcDACcDDABABEC       

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCEABDA ECDCBAB  B DACCAE  ca  E   

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CEBBEC AeEDBeBD ECAA

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
457,320 280,320 3 3 3 36 266

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 108 9 105,75 88 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCbECECBEDDE ECDAAABBCDDEADCEBDBDABCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACABcCDABADDDDbEa     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCEBDAABCCEAABABC DcCCDCEAAaDEDD BBBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCEBEcDABBABbCADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
457,320 280,320 3 3 3 36 266

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 108 9 105,75 88 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCbECECBEDDE ECDAAABBCDDEADCEBDBDABCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACABcCDABADDDDbEa     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCEBDAABCCEAABABC DcCCDCEAAaDEDD BBBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCEBEcDABBABbCADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,538 280,320 50 61 62 864 7224

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 78 15 74,25 62 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCC CBEDDEBECDAAABBCDDaADCE bBDABacB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DA CAb eCaDDABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEAB cAB  AECDCB B  B D Ca            

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen ba BECEABEDBAcDed A 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLBİLGE BUÇUKCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,420 280,320 13 16 16 155 1230

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 101 17 96,75 81 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AeDCDECECBEDDEBECbAAABBCDDEADCEBDdeABCbe

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACeBdCDABADaDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCcBDAABCCEAABABCBDD CDCEAAbDEDDCBBBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECbEBEbDAaBABd ADcc

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NAZ DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,033 280,320 100 115 120 2175 22005

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 2 0 2,00 29 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 47 15 43,25 36 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAEDCCE daD aBECbA bBBCDDEADCEBbBDABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCA  e  DaAB BEbDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik        c     E D      c                 

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen   B  C c        beA 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,925 280,320 74 88 91 1416 12403

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 3 0 3,00 43 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 66 18 61,50 51 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCCECBdDDaBECbAbABBCe  bDCb bBbABCDB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAcb    C DDAB aECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CbCEABCdAB  AE DdB B DBE  C   C         

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen    B CEA EDBA  cEeA 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,020 280,320 47 57 58 779 6467

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 83 27 76,25 64 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbeEDCCdCBEbDEBECaAbABBCDDEcDCEBaBbABCcB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAaeAEceCaDDABABdCDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CbCEABCEABDAAE DCBABCDaE A  A  B DD cBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen ecBBECcAaEDBAeae eA 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,588 280,320 81 96 99 1580 14421

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 65 31 57,25 48 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECa BE  EdECDcAbBBCabdADCbBedeAaCaB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal cADcCe dCe cADDceCEa     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCEBDAABC Eb  ABeBDc C  EA   E  bB    

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEC  BEcDABBAac A ca

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Virgül 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,015 280,320 110 126 133 2863 31197

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 2 5 0,75 11 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 31 31 23,25 19 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe Aec DcCa B ec  cCDA ABBCb  ADbc cd      

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal  AD be cd ABA eDeCcB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik  E       B aa dB    D  Cb  dAb          

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen ebCebBcd A  A       

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Virgül 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARTALER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,038 280,320 54 66 67 996 8519

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 2 4 1,00 10 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 75 17 70,75 59 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AcDCDECECBEDD dECDAAdBBCDD ADC BeBDABCcB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal aADAbeBEC cBADDDDC B     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC EB AAB  E dBAB  DD  D  AA Dcc  ae C 

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen B Cb BEcDA BA   A dD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KED 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,045 280,320 96 111 116 1989 19469

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 9 10 6,50 22 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 13 11 10,25 26 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 2 1 1,75 25 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 56 33 47,75 40 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADeEDCCEbBEaDaBaCDAcABBCDcdAbCdBDeDABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAceAdeeaBDDAB aECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik   e  BecA D  E DeB dabB eeC AaCa D  EB  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen    BEd A         ae 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 1 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AKARSU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
410,908 280,320 20 25 25 299 2432

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 94 15 90,25 75 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCbECECB DDEBECDAAdBBCaDEADCEBDdDABCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal aADACeBbCDABADDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCcBDAABa EA BABCeD  Cb EAA D  DCBBB E

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCEBEcDABBAa eADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
461,148 280,320 2 2 2 25 189

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 109 8 107,00 89 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBedDABCaB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACecEC AcADaDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCEBDAABCCEAABABeBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCEBEEDABBA A ADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜRDAMAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,645 280,320 56 68 69 1018 8728

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 76 24 70,00 58 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCbECaCBEDDEBECD bABdC DEADCdBDdbABdbc

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal eADAaeBbCD BADDDDCEa     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCEBDAAe eEA B BC Dedb    A  E   BB   

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEdCEBEcDABBABcdADE 

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,813 280,320 107 122 129 2508 26456

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 2 5 0,75 11 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 41 26 34,50 29 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDeC   dea BECDAbeeBCDDEcDCa DBDcaCaB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADd bceCBDDeB  EC D     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C C    cA      D                 c   B  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen ecBddCc    B    d   

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Virgül 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MARVA NOORİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,158 280,320 97 112 117 2027 19981

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 2 4 1,00 14 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 53 25 46,75 39 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AAD bECECBdDDEBaCDA  BBCa  ADC  DdDABC  

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal aADACeBdCe BADaDeCEc     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik  EC c D  e          Dc        Da D B B  

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen dEaa BcEDcB A  eccdD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİ SBALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,693 280,320 49 59 60 841 6967

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 80 20 75,00 63 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCCdCBdDDEBECDAAeBBCDDEADCEBDBDABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal bADaAbcbCBDDABABECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEAa cA D AaCDbB B DaED d c C         

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen  EBBECEABEDBAB  dCAb

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,543 280,320 67 79 80 1256 10801

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 71 23 65,25 54 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCbECECBEbDEBECDAAbBBCaeEADCE DBDABCbe

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal eADAC  Eb cBADeDDCbB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCcBDAAB CE  B Bd cDaCb               

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen B CbcBcEDABcAB CAeEa

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,043 280,320 73 87 89 1406 12236

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 69 29 61,75 51 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCCdeBacDbBEdDAAeBdCDDEAbCcBaBeAcCaB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DA CAdDeCBDcAad ECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCcAdDcAaCDCBABeDBE AC A           

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen dbBBECEc EDaA D     

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,780 280,320 31 38 38 428 3593

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 90 18 85,50 71 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDaCECBEDDEBECDdAABBCbDEAbCEcDebABCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACccdC ABADDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCcBDAABCCE  B BCBD  CD E A DEc CBBBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECb BEEDABBdBA Aedb

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,855 280,320 36 43 43 491 4062

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 33 0 33,00 83 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 89 22 83,50 70 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAcDCCECBEeDEBaCaAceBBCDcdADCEdadeAeCDB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADaAaeeCBDDAB BECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAE B  D  B  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen bcBBECEABEDBABDDcCA 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,573 280,320 15 18 18 171 1405

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 100 18 95,50 80 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADeEDCCEbBEeDEBECDAAABBCDDEADCEBDeDABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAbDeCBDDABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CbCEAeCcABDAAECDdBAB DBEDACaAbCBDDDB BEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CcBBECEABEDBAcDeddAA

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KABAKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,388 280,320 89 104 109 1846 17596

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 55 16 51,00 43 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAEDaC  B  DEBECDAAA BCD E DCd aBe Bdaa

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADbbEceCBDDAB BECDa     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C CEAB cAB   E D  b            B        

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen  cBBEC A bD       A 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Virgül 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
475,953 280,320 1 1 1 4 39

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 113 4 112,00 93 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAEeACBDDABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCEABDAAECDCBAB DBEDAaCA CB DDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen bEBBECEABEDBABDDECAA

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,375 280,320 84 99 104 1669 15595

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 1 3 0,25 4 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 62 27 55,25 46 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCCEeBEDDaBECDAAbBBbDD ADCEaDBDcBCcB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADb   b  ecbB BECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C CEABCcAdDd E D B    B   d   Cc  e  B  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen   Bd ebABEDBAcbDceA 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 1 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,740 280,320 57 69 70 1029 8831

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 78 34 69,50 58 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCCEbcbbDEBECDAAeBBCDeEADCccbdecaCba

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAbCAdDeCBDaABABECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCC AeCcABDA ECDeB B aB e CCA b DDDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen abBBECEABEDBAcaeEdAb

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 1 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ZEREN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,290 280,320 65 77 78 1241 10700

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 74 36 65,00 54 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDbCdCaEDDdBECDAdABaCeD ADaEdaBecBbbc

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADaAEeeCaDDAcABECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCC AB cA DcAECDeBeBaDe edC   CBDDDBEB C

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen ecBBdCEABEDBABDecdA 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,970 280,320 46 56 57 766 6365

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 22 9 19,75 49 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 83 25 76,75 64 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCCECBaDDaBEdDAAABBCDDEADCEBDdDABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAd eCcDDAB BECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C dEAe cABD bEaDCBAc D EeAC Aa   DDeEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CbBBECcABED eaDDddAc

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,310 280,320 95 110 115 1986 19427

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 3 4 2,00 29 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 55 29 47,75 40 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCCEeBE eaBEdDAbABBCDeEADCd DB ABCbc

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAEDbCaDbAc  ECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CdC AcCcb  c EeDd                       

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen baBadCEABcD A D c Ac

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 2 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR UZUNOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,380 280,320 30 37 37 423 3548

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 90 17 85,75 71 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECECBEDDEBECDAcABBCbDEdDCEcD DAeCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACeBbC  cADDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCEBDAAB  a AdABC D  C CEAA  EDDaBBBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECb BdEDABcABddADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT BALIKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,960 280,320 104 119 126 2388 24752

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 45 28 38,00 32 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCC     DEBECDAAcBBCD  ADCEaaBbAeaaB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADaAdceCBDDAa  dbeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik bCdbAB  b      cCc          e           

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen acBBECcA cD  c      

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Virgül 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,970 280,320 86 101 106 1728 16322

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 3 4 2,00 29 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 63 37 53,75 45 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCbECaCBbeDdBcbDAcABBCDDEADCEBDdbABCDB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DcDACbBdacecADcDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC EdcAABCeEb dAB  c  C    A   e  de   

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEaabBcEDABc  bdcacD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,593 280,320 108 123 130 2518 26656

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 7 10,25 26 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 20,37 20,90 11,68

Toplam: 120 37 13 33,75 28 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe bbAEDa       E E  A A BCD  eD    eb B b 

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal      d     DA    CeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C CEABCcAB  AECDbB   b    CCA eB  D EB C

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Virgül 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 1 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET POYRAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,465 280,320 79 94 97 1482 13273

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 3 2 2,50 36 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 65 21 59,75 50 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe eADCDECECBEDDEBECcAAeBdCDD AbCbBDecA    

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADbCedcC ABADaDDCd      

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC cBDAAB CEb B B  DD C  EAA           

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECb  cEcAB  B  Ae b

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,425 280,320 34 41 41 461 3812

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 3 2 2,50 36 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 89 17 84,75 71 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECaCBEDDEBECaAAbBBCbDEADCEaDBbAeCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACeBEC ABADDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCEcDAABCCEAAB BC D aCD E A DED  B B E

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BdC c EEDABcA ceADEe

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,910 280,320 21 26 26 312 2513

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 29 8 27,00 68 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 95 20 90,00 75 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECECBEbDEBECDAAABBCDDEADCcBDBDABCbd

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal aADAbee CDAcADDDDCEa     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCcBDAAeCCEA BABCaDc CDCEAeaeED CBBdCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCcBcEDAB ABACADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,280 280,320 103 118 125 2358 24331

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 43 18 38,50 32 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe eADCbECa BE aEd C bAb BCac ADCEcDBDb  cB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal     b  E   BA  DcCE      

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik eEC E  AAB  E    B  Dc C    A           

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen B C  BcEbA  A       

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 1 63
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,810 280,320 14 17 17 163 1344

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 100 16 96,00 80 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECECBEbDEBECDAbABBCDDEADCEBeBDABCaB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal eADACeBdCDABADDDeCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCcBDAABCCEAABABCBDcCCDCEcAaDEDDCBBBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECe BEEDAB AB dAed 

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA BAYER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,845 280,320 24 30 30 351 2936

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 93 20 88,00 73 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADcEDCCECBEDDEBECDAbeBBCDDEcDCEcbBbAabbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAe AE ACaDaAcABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEdBCEABDAAECcCBAB DB c CCAaCB DDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen  cBBECEABEDBABDDECAc

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,678 280,320 106 121 128 2497 26323

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 20,37 20,90 11,68

Toplam: 120 40 20 35,00 29 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbeEDCCEeBdDDdBECDAAABBCDD   CEdbBbAadbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAceAb Aaa       C       

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CdCEABacAB   E c B                      

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 0 63
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
416,333 280,320 17 22 22 249 2045

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 95 12 92,00 77 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAEDCCECBEDDaB CDAAbBBCDDEADCEBadDABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADaAb ACBDaABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCEABDAAECDeB B  BEc C AbCB    EB  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CEBBECEABEDBAcDDECAA

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,665 280,320 12 15 15 134 1023

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 101 12 98,00 82 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAED CECBaeDEBECDA ABBCeDEAbCEBDaDABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAEeeCBDDABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEAeCEABDAAECDCBAB DBEeAC AaC DDDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen C BBECEABEDBABDDEdA 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
448,378 280,320 7 8 8 68 491

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 106 13 102,75 86 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCCECBEDDaBECcAAABBCDDEADCEBDdDABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAbDbCBDDABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen eEBBECEA bDBABcDddAc

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞ*M  ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,760 280,320 75 90 93 1433 12594

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 1 4 0,00 0 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 68 27 61,25 51 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEcCCEC EDDEBEdDAccBBCDDEdDCcBDdbABdDB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAc ACBDDAa aECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEAB ccBDA E cdB B DB   b   C      B  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen e BBEaEe  edAaDedCAe

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ABUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,323 280,320 52 63 64 977 8344

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 78 28 71,00 59 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECECBEeDEBcCbA baBCaDEADCbcDdDABC B

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal eADbaeBbd AaADDDeCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECbcBDAABCCEAcB BC D  CDCE e DaDD B BCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen B aCaBEEDA cABb AaEa

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE ESMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,850 280,320 60 72 73 1142 9862

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 71 15 67,25 56 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCCE  d cEBECDAbABBCDDEADCEBDdDABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DA Cca eC DDAc BECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C dEABCcAB  AE DeB B   b       B        

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CcBBECEABED A DDE A 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Virgül 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAAN MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,925 280,320 33 40 40 454 3771

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 91 26 84,50 70 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe cDAEDCCECBEDDaBEdbAeABBCDaEcDCcebBeAadaB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADeAbDeecDDABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCcABDAAECDbBABeDaEcACCAEC  DDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CcBBECEABEDBABDDE Ac

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,310 280,320 71 84 85 1380 11921

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 15 12 12,00 30 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 71 33 62,75 52 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECECBEDDEBcCDdAeBBCDDEADCbcedbABCac

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADAbeBECDABADcDeCdB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik   C cd  cB    caABdBDc CDaE AdDEc  BccCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECacBEEDcB AB eAc a

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 2 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN EYLÜL OLCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,880 280,320 19 24 24 294 2365

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 0 4,00 57 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 14 0 14,00 70 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 92 5 90,75 76 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECECBEbDEBECDAAABBCaDEADCEB BDABCDB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADA eBEC ABADDDDCE      

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC c DAABC EA B BCBD CCD EAAaD    B BC 

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen B C  BEEDABBAB CAD  

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,950 280,320 22 27 27 331 2765

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 95 25 88,75 74 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AeDCDECECBaDDEeECacAABBCDDEADCdBeBDAeCba

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACeBECeABADDDeCEc     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCEBDAABCCEAABABeBDcCCDCEdAaDEDDCBeBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEdCEBEEDABcABdeAeEe

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,173 280,320 27 33 33 390 3227

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 92 21 86,75 72 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECEeBEDDEBaCbAAbBBCDDEAaCbaDeDAcCbe

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal cADAbeBcC ABADDDDCE      

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC EBDAABCCEAcBABCBD CC  EAAaDEDD BBBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEdebBEEDABBABACADdD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,535 280,320 82 97 100 1581 14428

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 3 4 2,00 20 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 20 9 17,75 44 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 66 35 57,25 48 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe ADeEDaCE BEDDaBECDAcAB Ceb ADCbebdDcBC a

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DbeCAd ea DDABcBcCDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CbCEAeCcA  cAECDCB B DB DcC   a D eB cbC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen aEBcECEA EDBAd bcdAe

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 1 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,268 280,320 23 28 28 337 2826

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 111 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,82 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,59 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,33 12,49 9,51

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 16,24 16,55 9,55

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,13 4,35 2,13

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 20,37 20,90 11,68

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,13 4,24 2,39

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,53 2,51

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,22 2,30 1,23

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 10,74 11,07 6,13

Toplam: 120 92 13 88,75 74 70,27 71,37 48,78

TYT Türkçe AeAEDCCECBEbDEBECDAAeBBCDDEADCEcDBDABCaB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAbDbCBDaABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEAc cABDAAb DCB d   ED C AE    DBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen e BBECEABED ABDDECA 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,190 280,320 1 20 20 187 1534

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 4 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,69 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,75 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,56 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,94 12,49 9,51

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 17,44 16,55 9,55

Geometri 10 5 1 4,75 48 6,00 4,35 2,13

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 23,44 20,90 11,68

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,88 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 6,38 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,56 2,30 1,23

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 13,81 11,07 6,13

Toplam: 120 98 14 94,50 79 75,88 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCbECEbBcbDEBECDAAABBCbDEADCEeDdDABCaB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACeBd DABADDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCEBDAABCCEAAB BCBDc CDC AAEDEc  B  CE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCEBEEDABBABeCADEc

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAYEĞİT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,265 280,320 4 89 92 1428 12511

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 4 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 24,69 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,75 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,71 0,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,56 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,69 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 13,94 12,49 9,51

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 17,44 16,55 9,55

Geometri 10 6 1 5,75 58 6,00 4,35 2,13

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 23,44 20,90 11,68

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,88 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 6,38 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,56 2,30 1,23

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 13,81 11,07 6,13

Toplam: 120 69 31 61,25 51 75,88 71,37 48,78

TYT Türkçe  eDCbECECBaDDEdECDAAeBadDD ADCEBDBeA    

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal aADcCABbCe aADaDeCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC ccDAABC EAcB Be cc ea  A  bE DCB BC 

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen Bcdb BEEDABaABddAeED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAN TURAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,273 280,320 2 54 55 732 5999

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 4 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 5 14,75 37 24,69 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,75 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,56 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,94 12,49 9,51

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,44 16,55 9,55

Geometri 10 9 1 8,75 88 6,00 4,35 2,13

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 23,44 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,88 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 6,38 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,56 2,30 1,23

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 13,81 11,07 6,13

Toplam: 120 81 16 77,00 64 75,88 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECE B     ECbc cBBCb EA  c         

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACbBdCe cADDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCcBDAABCCEAdBABCBDeCC  EAA DEDDbBBBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCdBEEDABBABcCADEb

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Virgül 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 1 63
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN BORA KESKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,215 280,320 3 65 66 992 8492

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 4 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,69 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,75 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,56 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,94 12,49 9,51

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 17,44 16,55 9,55

Geometri 10 5 1 4,75 48 6,00 4,35 2,13

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36 23,44 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,88 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 6,38 4,53 2,51

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,56 2,30 1,23

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 13,81 11,07 6,13

Toplam: 120 78 29 70,75 59 75,88 71,37 48,78

TYT Türkçe bbAEDCCECBEDDaBEdDAeABBCDDEADCEBDBecBCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADacEceCBDDABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik ddCEAB EABce ECeeB B c  c a A  B  DeEB C

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen ecBBECEABEDdABDcEebc

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YAĞCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,528 280,320 4 19 19 172 1409

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 12 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,46 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,88 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,02 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,60 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,50 12,49 9,51

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 19,15 16,55 9,55

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,83 4,35 2,13

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 24,98 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 5,08 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,15 4,53 2,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,94 2,30 1,23

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 13,17 11,07 6,13

Toplam: 120 99 14 95,50 80 80,10 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCbECECBEDDEBECDAAbBBCDDEADCE eBDABCDB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal ebDACeBECDAcADDDeCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECdEBDAAeCCEA B BCBD dCDCEeA D DDCB BCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECbbBEEDABBABACADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 2 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,898 280,320 5 29 29 340 2852

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 12 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,46 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,88 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,02 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,00 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 13,50 12,49 9,51

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 19,15 16,55 9,55

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,83 4,35 2,13

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 24,98 20,90 11,68

Fizik 7 5 1 4,75 68 5,08 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,15 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,94 2,30 1,23

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 13,17 11,07 6,13

Toplam: 120 93 18 88,50 74 80,10 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECaCBE DEBECDAcABBCDDEADCdcedDABCaB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal bADACeBE  ABADDD Cd      

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCcBDAABCCEAABcBCBcb CDCEAA DEDDCB BCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEC cBEEDABcABcdADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 0 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 0 0
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILDIZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,505 280,320 12 125 132 2679 28842

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 12 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 28,46 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,88 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,02 1,71 0,88

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,60 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 13,50 12,49 9,51

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 19,15 16,55 9,55

Geometri 10 1 1 0,75 8 5,83 4,35 2,13

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 24,98 20,90 11,68

Fizik 7 2 2 1,50 21 5,08 4,24 2,39

Kimya 7 2 2 1,50 21 5,15 4,53 2,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,94 2,30 1,23

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 13,17 11,07 6,13

Toplam: 120 38 35 29,25 24 80,10 71,37 48,78

TYT Türkçe eADabECE cdDa  ECDde eaCDa ADCdcDaDAeCDc

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal  ADAae  d eceD DDCcB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik dEC c  AA   E dc B  a   ad         B c  

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen B C a cbDc  A       

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Virgül 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 0 1 0
Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 2 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,578 280,320 9 60 61 863 7220

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 12 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,46 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,88 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,02 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,00 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,50 12,49 9,51

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 19,15 16,55 9,55

Geometri 10 3 2 2,50 25 5,83 4,35 2,13

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 24,98 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 5,08 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,15 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,94 2,30 1,23

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 13,17 11,07 6,13

Toplam: 120 81 28 74,00 62 80,10 71,37 48,78

TYT Türkçe cDAEDCaEeBdDDbBECDAbdBBCDDEADCbBDdceBCDB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAceeCBDDABAcECDa     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CaCEAB cABDA E DbBABdDaE ACCA aB  D aB  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen ecBBECEABEcBAcDD CAb

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 1 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÖKSEL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
447,650 280,320 2 9 9 75 522

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 12 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,46 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,88 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,02 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,60 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,50 12,49 9,51

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 19,15 16,55 9,55

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,83 4,35 2,13

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 24,98 20,90 11,68

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,08 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,15 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,94 2,30 1,23

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 13,17 11,07 6,13

Toplam: 120 106 14 102,50 85 80,10 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAEDCCECBEDDEBECDAAdBBCDDEADCEcDaDABCaB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAEcACBDaABABECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCEdBDAAECDCBABCDBEcACCAbCBDDbBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CEBBECEABEDBAdbDECAc

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YAVUZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,880 280,320 7 50 51 574 4788

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 12 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,46 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,88 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,02 1,71 0,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,60 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,50 12,49 9,51

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 19,15 16,55 9,55

Geometri 10 6 3 5,25 53 5,83 4,35 2,13

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 24,98 20,90 11,68

Fizik 7 6 0 6,00 86 5,08 4,24 2,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,15 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,94 2,30 1,23

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 13,17 11,07 6,13

Toplam: 120 87 22 81,50 68 80,10 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCbaCECBEDDEBECDAbeBBCbD ADCbBDBeABCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal cADACeBdCD BADDDDCEa     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC cBDAABCCEA BABCaD  Cb EAA eE DCBcaCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEC EBEEDAacAB CAecD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM DEMİRCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,118 280,320 8 55 56 745 6133

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 12 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,46 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,88 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,02 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,60 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,50 12,49 9,51

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 19,15 16,55 9,55

Geometri 10 3 0 3,00 30 5,83 4,35 2,13

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 24,98 20,90 11,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 5,08 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,15 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,94 2,30 1,23

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 13,17 11,07 6,13

Toplam: 120 82 19 77,25 64 80,10 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCCECBEDDdBaCDAAdBBCDDEADCEBbdeABCce

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAeCAd cCBDDAaABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEAB cABD AE DCB B bB  AC     D  B B  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen baBBECEABEDBAcaDECA 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,803 280,320 6 35 35 419 3513

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 12 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 28,46 26,91 21,46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,88 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,02 1,71 0,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,60 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,50 12,49 9,51

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 19,15 16,55 9,55

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,83 4,35 2,13

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 24,98 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,08 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,15 4,53 2,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,94 2,30 1,23

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 13,17 11,07 6,13

Toplam: 120 92 26 85,50 71 80,10 71,37 48,78

TYT Türkçe bDcEcCCEC dbDEBEbDAbeBBCDDEADCcBbdDABdbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADbcdDeCBDaAB cECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAbdBDDDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen eEBBECEABcDBABaecCAA

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GENÇAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,850 280,320 11 85 87 1396 12110

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 12 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 28,46 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,88 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,02 1,71 0,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,50 12,49 9,51

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 19,15 16,55 9,55

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,83 4,35 2,13

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 24,98 20,90 11,68

Fizik 7 4 1 3,75 54 5,08 4,24 2,39

Kimya 7 4 1 3,75 54 5,15 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,94 2,30 1,23

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 13,17 11,07 6,13

Toplam: 120 69 27 62,25 52 80,10 71,37 48,78

TYT Türkçe AeDCbECaCBEDDddECbAAbBBCDDEcDCEBDB cBCaB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal eADACeBdC ABADDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCE cAABCCc c  Bd Dc ba  eA      BB   

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen B Ca BEcDAB A e Aedc

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAMİ TOK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
449,473 280,320 1 7 7 62 453

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 12 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,46 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,88 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,02 1,71 0,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,60 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,50 12,49 9,51

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 19,15 16,55 9,55

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,83 4,35 2,13

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 24,98 20,90 11,68

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,08 4,24 2,39

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,15 4,53 2,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,94 2,30 1,23

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 13,17 11,07 6,13

Toplam: 120 106 12 103,00 86 80,10 71,37 48,78

TYT Türkçe AADCDECECBEDDEBECbAAABBdDDEADCEBDeDAaCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACeBECedBADaDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCcBDAABCCEAAB BeBDD CDCEAAaDEDDCBBBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCEBEEDABBABACADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT AYHAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,825 280,320 10 83 84 1374 11847

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 12 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 28,46 26,91 21,46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,88 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,02 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,60 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,50 12,49 9,51

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 19,15 16,55 9,55

Geometri 10 5 2 4,50 45 5,83 4,35 2,13

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 24,98 20,90 11,68

Fizik 7 6 0 6,00 86 5,08 4,24 2,39

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,15 4,53 2,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,94 2,30 1,23

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 13,17 11,07 6,13

Toplam: 120 69 25 62,75 52 80,10 71,37 48,78

TYT Türkçe AbAEDCCEbdEDDbBdCDAAABBCDb bDadBDdDABCac

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADaAdceCBDDAcABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCE B cABD    DbB            ac  DBEB C

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen C BBECEABbDBA   Edec

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 0 2 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 0 2 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER DURU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,795 280,320 3 14 14 116 878

Puanı Hesaplanan: 126 137 3233 36338

Katılımlar: 12 127 138 3302 38083

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,46 26,91 21,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,88 3,62 2,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,02 1,71 0,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,60 3,48 2,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,68 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,50 12,49 9,51

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 19,15 16,55 9,55

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,83 4,35 2,13

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 24,98 20,90 11,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,08 4,24 2,39

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,15 4,53 2,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,94 2,30 1,23

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 13,17 11,07 6,13

Toplam: 120 103 15 99,25 83 80,10 71,37 48,78

TYT Türkçe ADAEDCCECBEDDEBECDAAbBBCDDEADCEBcdDABCaB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAbDeCBDaABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCEABDAdECcCBABCDBEcACCA CcDcDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen eEBBECEABEDBAcaDECA 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Virgül 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 2 1 1 50
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci 1 1 0 100
Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yay Dalgaları 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
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