
SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÇINAR KIRAN 911 7-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 364,165 327,880 1 28 28 29 195

Katılımlar: 1 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,33 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,33 5,40 4,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 7,68 5,61

Matematik 20 11 7 8,67 43 8,67 9,83 7,33

Fen 20 16 4 14,67 73 14,67 12,60 9,00

Toplam: 90 61 27 52,00 58 52,00 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DbaDCabDCCBAaCBbAacB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DdBADbBCBC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) ABDBcaadCc

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) dBCDDCACBA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) DCDaBb BDBa dCabaDCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) ABBDCDBDBCAcACDcCbaC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 1 40
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM BAĞCI 0 7-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 232,981 327,880 1 42 42 46 459

Katılımlar: 1 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 1,33 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,33 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 -2,00 5,40 4,89

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,00 7,68 5,61

Matematik 20 10 10 6,67 33 6,67 9,83 7,33

Fen 20 4 16 -1,33 -7 -1,33 12,60 9,00

Toplam: 90 30 60 10,00 11 10,00 53,49 40,76

Sözel (TÜR) aCdbaBDaCacAbbcAcacc

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DAacDDaadC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) bdbaccdbCa

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) dBaDabAbdA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) DbDadbcBDaaABCdDaDCd

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) cdBbabBDdbcbAbcdbbad

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 2 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 1 2 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 3 40
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE DİNÇER 1109 7-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,739 327,880 2 14 14 15 92

Katılımlar: 2 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,66 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,00 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,34 5,40 4,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,34 7,68 5,61

Matematik 20 15 5 13,33 67 14,00 9,83 7,33

Fen 20 16 4 14,67 73 16,67 12,60 9,00

Toplam: 90 72 18 66,00 73 70,00 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DCbcCBDDCCdAcCBAcCbB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DABADDBdBC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) ABDBDDCAaB

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABCDDCAbBA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) DCDaBAABDBbAaCaDaDCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) ABBDCDBDBCADAaDcddDC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 4 1 80
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA TUNCER 0 7-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,112 327,880 1 5 5 5 37

Katılımlar: 2 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,66 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,00 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,34 5,40 4,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,34 7,68 5,61

Matematik 20 16 4 14,67 73 14,00 9,83 7,33

Fen 20 19 1 18,67 93 16,67 12,60 9,00

Toplam: 90 78 12 74,00 82 70,00 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CBDDCaDBAcbCCBAabBAC

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) bDDABBCDBd

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) DBABACBDDC

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDABACDCBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) aBADCDDBDABCbDAcCAcD

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) aDABBCDCDBACADCDBCAD

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 5 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ORHAN BALAKAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 309,886 327,880 33 36 36 39 323

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 0 1 -0,33 -3 6,03 6,09 5,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,72 7,68 5,61

Fen 20 17 3 16,00 80 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 38 13 33,67 37 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CBDDCCDcAcbCCBdbdaAa

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) b         

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (İNG) CDABAdDCBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (FEN) BDABBCDCDBACAcdDaCAD

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ÇİMEN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 436,206 327,880 6 7 7 7 43

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 14 3 13,00 65 9,73 9,83 7,33

Fen 20 20 0 20,00 100 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 76 11 72,33 80 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CaDcCCDBAcDCCBACbBAC

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) ADDdBBCDBd

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) cBABAaBDDC

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDABACDCBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) a ADCD BcABCCDA CAaD

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) BDABBCDCDBACADCDBCAD

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 1 40
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARBAROS ÖZALP 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 321,608 327,880 32 35 35 38 293

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 10 8 7,33 37 9,73 9,83 7,33

Fen 20 12 8 9,33 47 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 51 35 39,33 44 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CBDDC cBbcDbCBdad cC

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) ADDcBBaDad

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) cBbdddBDab

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDABACDCBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) a Aa DDBcddCaDAcCbBD

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) aDABBCDCDBAbAbbaaCca

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 2 40
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENYAMİN MOHSENİ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 342,487 327,880 29 32 32 34 255

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 11 7 8,67 43 9,73 9,83 7,33

Fen 20 15 4 13,67 68 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 49 38 36,33 40 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DCCDCBDDCCdAcaBbAddB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DbBbDDabcb

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) bcDBbbdcaa

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) cdbbDCcbcA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) bCDC b BaBaAcCaDaDCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) ABBDCDBDcCAaACcBb DC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 2 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 1 2 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 2 20
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY GÖKÇETİN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,665 327,880 10 11 11 12 62

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 12 8 9,33 47 9,73 9,83 7,33

Fen 20 19 1 18,67 93 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 77 13 72,67 81 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DCCaCB*aCCBADCBAACAB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DbBADDBCBC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) ABDBDDCACB

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABCDDCACBA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) DCDdaAcBDBbdaCaaBDCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) ABBDCDBDaCADACDBCADC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 4 20
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE AKT* 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 284,121 327,880 35 38 38 42 371

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 7 9 4,00 20 9,73 9,83 7,33

Fen 20 7 13 2,67 13 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 44 42 30,00 33 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CcbDCabBAcaCCBbabBAC

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) bDDcBBdDBa

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) DBABAddacC

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDbcAdDCBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) aBcba  Bb dCa AdCAaD

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) aDcBcaDCDBcabcCaaabc

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 2 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 1 40
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER POLATCAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,055 327,880 9 10 10 11 60

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 14 5 12,33 62 9,73 9,83 7,33

Fen 20 16 4 14,67 73 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 76 13 71,67 80 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CBDDdCDBADDCCBbCABAC

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) ADDdBBCDBC

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) DBAcACBDDC

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDABACDCBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) a ADCDaBbABCaDAaCABD

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) BDABBdDCDBACADdDBCda

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 2 40
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR GÜNER 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 388,228 327,880 19 21 21 22 147

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 13 7 10,67 53 9,73 9,83 7,33

Fen 20 15 5 13,33 67 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 65 25 56,67 63 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CBDDCCDBAaDCCBbCAdcC

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) bDDdBBaDBC

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) DBAaAaBDca

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDdBbCDCBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) acbDCDDBbcBCCaABCABb

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) BDABBCDCDBAaAaCccCdD

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 3 40
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN DENİZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 369,289 327,880 25 27 27 28 182

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 11 6 9,00 45 9,73 9,83 7,33

Fen 20 15 5 13,33 67 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 61 26 52,33 58 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DCabCBDDCCBADCadcCcB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DcBbDDBbBa

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) ABDBDadbbB

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABCDDCACdA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) D aCcA BDabc CbDBDCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) AcBDCDBcBCADACcBCdaC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 3 20
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA UYGAÇ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 396,782 327,880 17 19 19 20 125

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,73 9,83 7,33

Fen 20 15 5 13,33 67 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 68 22 60,67 67 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) dabDCCDdAaDCCBACcBAC

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) bDDABBCDBb

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) DBAaACBaDC

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDAaAaDCBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) aBADCDDBDABCdDccCbBD

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) BDABBaDCDBACADdcaCdD

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 4 1 80
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇİL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,201 327,880 8 9 9 10 53

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 16 3 15,00 75 9,73 9,83 7,33

Fen 20 16 4 14,67 73 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 75 14 70,33 78 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DCCDCBDaCCBbDaBAACAB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DABbDDBCBa

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) ABcBDDCAbB

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABCDDCACBA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) DCDC AABDBDAaCaDBDCc

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) AacDCDBDBCADAbDBCAcC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 4 0 80
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECESU DAĞLAR 764 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,371 327,880 13 15 15 16 95

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 13 7 10,67 53 9,73 9,83 7,33

Fen 20 18 2 17,33 87 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 70 20 63,33 70 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CBaDCCDBAbDCCBAaABAd

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) bDDdBdCDBb

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) DBABAaBDDa

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDdBACDCBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) aaADCDDBbbBCCaddCABD

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) BDABcCDCDBACADCDBCAa

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 4 20
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA YILDIZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 382,657 327,880 22 24 24 25 155

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 10 3 9,00 45 9,73 9,83 7,33

Fen 20 10 5 8,33 42 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 64 11 60,33 67 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DCCbCB DCCBADCBbACAB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DbBADDBCBC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) A DBDDCA B

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABCDDCACBA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) DCDa AABDBa  C Da   

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) AaBDCDBaB A ACaa   d

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 1 40
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR CAHİT ESMER 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 261,381 327,880 36 39 39 43 414

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 1 3 0,00 0 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 2 6 0,00 0 9,73 9,83 7,33

Fen 20 11 6 9,00 45 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 32 34 20,67 23 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DdbDCBca CBAcaBccdcd

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DdBbDDBac 

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN)  cDc b    

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) bBbDDdb BA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) b      dcB      daCc

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) A aDCDBD dbDACaB ccC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ERDUMAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 455,064 327,880 3 3 3 3 16

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,73 9,83 7,33

Fen 20 18 2 17,33 87 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 78 12 74,00 82 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DCCDCBDDCCBAcCBAACAB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DdBbDDBCBC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) AaDBabCdaB

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABCDDCACBA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) DCDaBAABDBDAcCCDBDCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) ABcDCDBDBCADACcBCADC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 5 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENDAZEYNEP ŞEN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 338,759 327,880 30 33 33 35 263

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 7 1 6,67 67 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 6 6 4,00 20 9,73 9,83 7,33

Fen 20 13 2 12,33 62 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 52 17 46,33 51 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DbCDCBDa CBAc c cCAB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DdBADDBCBa

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) A cBDD A B

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABbDDC C A

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT)   aa b dDB   CCa DCc

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) A BDC  DBCADAdc CA C

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 1 0 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 0 20
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA HÜSREVOĞLU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 297,891 327,880 34 37 37 40 350

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 5 2 4,33 43 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 10 9 7,00 35 9,73 9,83 7,33

Fen 20 7 13 2,67 13 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 46 40 32,67 36 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CBDDCbDBAcaCadAdcacC

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) bDDdBcCDaC

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) cBAcACBaDC

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDA b D dA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) CabDCDaBDbdCbD BCbab

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) aDccdabCDaAdAbdcBaAa

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 0 67
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 0 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 1 2 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 3 20
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN EFE YILDIRIM 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 245,283 327,880 38 41 41 45 443

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 4 7 1,67 8 9,73 9,83 7,33

Fen 20 4 16 -1,33 -7 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 29 47 13,33 15 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) c bbCBbDCCBADCB AdAd

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DdBccDcCc 

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) cBDccaac  

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ccCaDabbcA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) baDa   d B   C  cbCc

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) cccabDacaddDAaacCccb

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 2 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 1 2 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN KAYA 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 400,619 327,880 14 16 16 17 113

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 13 7 10,67 53 9,73 9,83 7,33

Fen 20 14 6 12,00 60 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 69 21 62,00 69 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DCCDCBDaCCBAaCBAACAB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DdBbDbBCdC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) AcDBDDCAdB

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABCDDCACBA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) aCDacAABDBcAcCaaBDCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) ABBDCDBDBaAcACcadbDC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 3 2 60
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÇAĞLAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 321,633 327,880 31 34 34 37 292

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 6 1 5,67 57 6,03 6,09 5,07

İngilizce 10 4 0 4,00 40 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 6 4 4,67 23 9,73 9,83 7,33

Fen 20 10 9 7,00 35 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 42 18 36,00 40 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DCCDCBDDCaBAcdBAAdAB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DdBADD C  

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (İNG)  B D  AC  

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) b a   bB B   C  BDCc

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) ABBDaDccdCbbACc dAaC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 0 33
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 0 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 1 0 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ÖZER 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 372,792 327,880 24 26 26 27 175

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 11 6 9,00 45 9,73 9,83 7,33

Fen 20 14 5 12,33 62 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 64 21 57,00 63 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) a dDCBDDCCBADCdbcCcB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DABADbcCBC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) ABDBDaCAbB

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABCDDCACBA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) b DC AABDBbcaCd BbCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) ABBDCDBDBCAbAbDdCcc 

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 2 40
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM TOPSAKAL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 384,741 327,880 21 23 23 24 151

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 15 3 14,00 70 9,73 9,83 7,33

Fen 20 14 6 12,00 60 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 64 24 56,00 62 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CBDDdCDdAcbCaBACABcd

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) bDDABBCcBC

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) DBABbbBaDC

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CaABbCDdBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) a ADCDDBbABCdDA CABD

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) BDABBCDCDBACAbdcaCbc

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 3 1 60
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ERDOĞMUŞ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,642 327,880 5 6 6 6 39

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,73 9,83 7,33

Fen 20 18 2 17,33 87 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 77 13 72,67 81 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DdCDCaDDCCBAcdBcACcB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DdBADDBCBC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) ABcBDDCACB

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABCDDCAdBA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) DCDaBAABDBDAaCCDBDCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) ABBDCDBDBCADACDBCdcC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 5 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BAĞCI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,430 327,880 7 8 8 8 45

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 14 3 13,00 65 9,73 9,83 7,33

Fen 20 20 0 20,00 100 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 75 12 71,00 79 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DCCDCBaDCCBAcaBAACbB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DdBADDBCBC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) ABDBaDaACB

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABCDDCcbBA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) DCDC AABDB d adDBDCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) ABBDCDBDBCADACDBCADC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 1 40
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ANIL ÖREN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 482,855 327,880 1 1 1 1 1

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 19 0 19,00 95 9,73 9,83 7,33

Fen 20 20 0 20,00 100 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 85 4 83,67 93 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DCCDCBDDCCBAcCBAACAB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DABbDbBCBC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) AaDBDDCACB

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABCDDCACBA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) DCDCBAABDBDA CCDBDCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) ABBDCDBDBCADACDBCADC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 5 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA ZALOĞLU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 414,964 327,880 12 13 13 14 84

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,73 9,83 7,33

Fen 20 18 2 17,33 87 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 72 18 66,00 73 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DdCDCBDDaadAcaBbACAB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DdBADDBCBC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) AaDBaDCAaB

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABCDDCAdBA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) bCDacAABDBDAaCCDBDCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) ABBDCDcDBCADACcBCADC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 4 1 80
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNANUR DARÇIN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 386,838 327,880 20 22 22 23 148

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 12 3 11,00 55 9,73 9,83 7,33

Fen 20 15 5 13,33 67 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 64 21 57,00 63 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CBDDdCbBAcDCCdbCABAC

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) bDDdBBaDBd

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) DBAaACBaDC

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDdBACDdBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) a Ab D Bc BCCD BCABD

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) BDccBCDCDBAdADCDcCdD

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED HACIHASANO 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 400,276 327,880 15 17 17 18 115

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 15 3 14,00 70 9,73 9,83 7,33

Fen 20 17 3 16,00 80 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 68 19 61,67 69 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) D CbCaaDCCBAcCBdcCdB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DdBADDaCBC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) AacBDaCACB

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABCDDCAdBA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) DCDadAABDB A CdDBDCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) AdBDCDBDBCADACDaCAcC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 3 1 60
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA PAK 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 248,678 327,880 37 40 40 44 432

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 3 3 2,00 20 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 9,73 9,83 7,33

Fen 20 7 9 4,00 20 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 32 36 20,00 22 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR)   bD  DBbabCCBdaABcd

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS)  DD BBCDaa

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) DBcaACBDca

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG)     AbaaBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT)    ba acDba ba  C aa

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) aD cc DCcaACAb aaCb 

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 0 33
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 2 20
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN KULA 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 397,239 327,880 16 18 18 19 122

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 13 6 11,00 55 9,73 9,83 7,33

Fen 20 17 3 16,00 80 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 67 22 59,67 66 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CBaDCaDBAaDCCBbaABAC

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) ADDABBCDcC

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) DBAacbBDDb

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDAdbCDaBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) aaADCDDa ABCdbcBCABD

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) BDcBBCDCDBACADCDaCAa

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 2 40
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ALİ KALDIRIMCI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 194,669 327,880 39 43 43 48 524

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 0 10 -3,33 -17 9,73 9,83 7,33

Fen 20 7 13 2,67 13 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 23 57 4,00 4 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) dabcaCDabcDCbadacdcb

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) babdacaDab

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) addcAbcaDb

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDABAbDCBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) ad c  b  d a  c b da

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) BDABcCcacacdAbCadbda

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 4 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SADIK ENDOĞAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 395,034 327,880 18 20 20 21 132

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 17 2 16,33 82 9,73 9,83 7,33

Fen 20 16 3 15,00 75 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 63 22 55,67 62 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DCCDCBDD CdAbdBbcddB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DbBbDDBdBC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) A cBbDdAbB

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) dBaDDCbC A

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) DCDCBAABDBDc CaDBDCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) ABBDCDBDcdADACDBC aC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 1 1 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 4 1 80
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM OCAKTAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 375,784 327,880 23 25 25 26 168

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 12 5 10,33 52 9,73 9,83 7,33

Fen 20 14 4 12,67 63 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 62 22 54,67 61 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CaDDCCDdADDCCBcCdBcd

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) ADDdBdaDBC

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) cBA daBDDC

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDABACDbBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) a bDCDaB ABCCD dCAaD

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) aDABBCDCDBACAbdD C c

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK KAPAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,420 327,880 26 29 29 30 211

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 12 6 10,00 50 9,73 9,83 7,33

Fen 20 8 10 4,67 23 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 60 25 51,67 57 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) cCCDCBDDbCBADCBdACcB

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DdBbDDBCBC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) A DBaDCAdd

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABCDDCACBA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) bCDaBbABDB c CdbBDCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) AacDCD DaaA ACadbcca

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 3 1 60
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU BORAN ALMAZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 418,703 327,880 11 12 12 13 71

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,73 9,83 7,33

Fen 20 15 3 14,00 70 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 71 14 66,33 74 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CBDDC DaADDCCBbCABcC

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) bDDdBBCDBC

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) DBA A BDDb

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDABAbDCBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) aBAbCDDBDABCdDAcCABD

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) BDAcBabCDBACAD DBC D

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 5 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 440,953 327,880 4 4 4 4 35

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,73 9,83 7,33

Fen 20 17 2 16,33 82 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 78 11 74,33 83 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) DCCDCBDDCCdAabBAACAa

Cevap Anh. B DCCDCBDDCCBADCBAACAB

Sözel (SOS) DABbDDBCBC

Cevap Anh. B DABADDBCBC

Sözel (DİN) ABDBDDCACB

Cevap Anh. B ABDBDDCACB

Sözel (İNG) ABCDDCACdA

Cevap Anh. B ABCDDCACBA

Sayısal (MAT) DCDCBAABDBaAaCCDcDCA

Cevap Anh. B DCDCBAABDBDABCCDBDCA

Sayısal (FEN) AcBDaDBDBCADACDBC DC

Cevap Anh. B ABBDCDBDBCADACDBCADC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 4 1 80
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TUNA CINDIR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 463,922 327,880 2 2 2 2 11

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,73 9,83 7,33

Fen 20 20 0 20,00 100 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 83 6 81,00 90 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CBDDCCDaAaDCCBbaABAC

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) ADDABBCDBC

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) DBA ACBDDC

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDABACDCBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) CBADCDDBDcBCCDAaCABD

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) BDABBCDCDBACADCDBCAD

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 4 1 80
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BAĞCI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 345,606 327,880 28 31 31 33 246

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 4 12 0,00 0 9,73 9,83 7,33

Fen 20 17 3 16,00 80 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 58 28 48,67 54 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CBDDdCDBADaCCBddcBAC

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) bDDdBBaDcd

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) DBABbCcaDC

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDABACDCBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) bcb dDaa dBCd  aCcac

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) BDAaBCDCDBACADCccCAD

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2026 7. SINIF 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA ÖZÇELİK 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 357,028 327,880 27 30 30 31 216

Katılımlar: 39 43 43 48 540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,18 11,88 8,86

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,03 6,09 5,07

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,44 5,40 4,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,72 7,68 5,61

Matematik 20 10 4 8,67 43 9,73 9,83 7,33

Fen 20 13 6 11,00 55 12,69 12,60 9,00

Toplam: 90 60 23 52,33 58 53,80 53,49 40,76

Sözel (TÜR) CaDDbCDdAcDbCBcaABcC

Cevap Anh. A CBDDCCDBADDCCBACABAC

Sözel (SOS) bDDbBdCDBd

Cevap Anh. A ADDABBCDBC

Sözel (DİN) cBABACBDDC

Cevap Anh. A DBABACBDDC

Sözel (İNG) CDABACDCBA

Cevap Anh. A CDABACDCBA

Sayısal (MAT) a A CDbB  dCdD  CABD

Cevap Anh. A CBADCDDBDABCCDABCABD

Sayısal (FEN) BDABcCDCDBACAbdaB ba

Cevap Anh. A BDABBCDCDBACADCDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
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