
SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA      ŞEN 0 12-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,865 206,300 1 47 47 133 557

SAY 382,095 259,080 1 44 44 68 229

EA 311,590 239,380 1 42 42 57 250

Katılımlar: 1 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 21 6 19,50 65 19,50 17,90 10,15

Geometri 10 8 1 7,75 78 7,75 5,40 2,42

Matematik 40 29 7 27,25 68 27,25 23,30 12,58

Fizik 14 7 5 5,75 41 5,75 6,41 3,12

Kimya 13 11 2 10,50 81 10,50 6,50 2,62

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 4,25 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 24 14 20,50 51 20,50 18,14 8,42

Toplam: 280 155 38 145,50 52 145,50 128,42 88,04

Matematik ECeBCDDEcECcDacCD  DbBE DDBDADAEA EaADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BbEec Dd AAeCBbEDACeEAEBBDBEbDAcCeeedeCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 363,312 259,080 53 54 54 94 302

EA 279,918 239,380 77 78 78 136 533

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 24 3 23,25 58 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 3 6,25 45 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 136 27 129,24 46 128,27 128,42 88,04

Matematik BBEC EBaDADEC DBAe  E  eDDD  E   AA CDA 

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri aCBA D d  CBAaACCEaBDBDEAEBEE ADAceCDAed

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 363,312 259,080 53 54 54 94 302

EA 279,918 239,380 77 78 78 136 533

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 24 3 23,25 58 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 3 6,25 45 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 136 27 129,24 46 128,27 128,42 88,04

Matematik BBEC EBaDADEC DBAe  E  eDDD  E   AA CDA 

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri aCBA D d  CBAaACCEaBDBDEAEBEE ADAceCDAed

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFFAN     KUYUMCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 271,083 206,300 5 5 5 42 177

SAY 237,453 259,080 101 102 102 343 1213

EA 300,798 239,380 52 53 53 71 316

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47

TYT Fen 20 7 2 6,50 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 7 3 6,25 35 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 6 23,50 59 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 9 4 8,00 20 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 109 21 103,75 37 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 BEEBeBADaCC   CE  Cba   bCDbEC ADBEDAABC

Cevap Anahtarı B BEEBABADDCCEDBCEADCABDAEECDAECBADBEDAABC

Matematik   ECaE e   EC  B a    A      b      C A 

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 3 1 0 33
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 0 1 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     ADLIĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,673 206,300 103 104 104 267 1226

SAY 317,553 259,080 78 79 79 178 568

EA 270,303 239,380 82 83 83 166 647

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,25 63

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 25 4 24,00 60 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 3 6,25 45 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 5 3 4,25 33 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 16 12 13,00 33 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 117 35 108,25 39 128,27 128,42 88,04

Matematik ECB bDDE  Cd d  DE b  EEDDBDADAEAE  ADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri Bba DE   AAeCB E  CeEcE  eB EbdceeAe C D

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     BERTAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,990 206,300 46 46 46 132 556

SAY 409,835 259,080 27 27 27 35 121

EA 320,760 239,380 29 29 29 43 190

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 31 2 30,50 76 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 11 3 10,25 73 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 9 2 8,50 65 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 29 7 27,25 68 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 161 21 155,75 56 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCDcEBECA BACD  DAdEEDD  ADAEAE  ADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECDEDdDcACCeCED CDE EaBDaEEDAEe Ae CCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     DEMİRCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,745 206,300 17 17 17 69 296

SAY 490,825 259,080 1 1 1 1 1

EA 367,605 239,380 3 3 3 6 20

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 40 0 40,00 100 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 39 1 38,75 97 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 195 5 193,75 69 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECDEDEDAAeCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     ÖZHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,778 206,300 73 74 74 207 939

SAY 369,123 259,080 50 51 51 84 279

EA 286,293 239,380 66 67 67 109 450

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 18 7 16,25 54 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 27 7 25,25 63 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 11 2 10,50 75 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 10 3 9,25 71 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 143 43 132,25 47 128,27 128,42 88,04

Matematik BBEC acCD DbCeDa D  EEABDDbBAb DEAAECDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAED dDdCBACACCEaBbBeEAEBEEaADcECaDde 

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 0 1 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     PAKSOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 258,400 206,300 13 13 13 57 249

SAY 276,390 259,080 88 89 89 263 875

EA 323,125 239,380 26 26 26 40 178

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68

TYT Fen 20 7 1 6,75 34

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 9 4 8,00 44 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 10 18,50 46 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 4 2 3,50 35 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 22 5 20,75 52 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 122 33 113,75 41 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 dEBBABACCDDBC  Ddb   dBa   CeAadB abBCAA

Cevap Anahtarı A EEBBABACCDDBCEEDCAADAEBDDAECBAECBDDEBCAA

Matematik ECB CD EBECc aA DECDABd DD    e A c A CD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 3 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALARA     ATASOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,398 206,300 74 75 75 210 959

SAY 368,283 259,080 51 52 52 85 283

EA 288,673 239,380 64 65 65 99 425

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 5 19,75 49

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Matematik-2 30 18 2 17,50 58 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 27 3 26,25 66 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 6 3 5,25 38 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 25 6 23,50 59 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 136 21 130,75 47 128,27 128,42 88,04

Matematik B ECDEBeDcDEC D AD    ABDD   ECDEbAECDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAEc   E  daACCEDBDBeEAE EECAbcECCD   

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ       ÖZPEHLİVAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 332,182 259,080 71 72 72 148 478

EA 269,493 239,380 83 84 84 169 656

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 5 1 4,75 48 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 21 6 19,50 49 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 9 4 8,00 57 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 8 2 7,50 58 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 21 10 18,50 46 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 127 32 118,99 42 128,27 128,42 88,04

Matematik B ECD  eD D CCD ADa cEAdD  BAb  EA bC AD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri EdBAED AcdCBAaACCED baDEA  EE db EeCb   

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 0 1 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ARMANC GÜNEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,558 206,300 26 26 26 95 431

SAY 379,580 259,080 45 46 46 72 242

EA 307,403 239,380 46 47 47 62 276

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 35 0 35,00 88

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 20 1 19,75 66 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 4 2 3,50 35 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 24 3 23,25 58 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 8 1 7,75 55 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 7 2 6,50 50 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 23 7 21,25 53 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 153 19 148,25 53 128,27 128,42 88,04

Matematik EC BCDDEBECb    DE DA EED B AD  A E AadD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri B  CD D  dACCBaED C EbE  DBE aAEeAAcEeCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BERA TDEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 366,462 259,080 52 53 53 88 286

EA 297,293 239,380 57 58 58 79 337

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 21 6 19,50 65 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 31 6 29,50 74 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 9 3 8,25 63 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 140 35 131,24 47 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDEBeDcDECdDa a  EEABDDbBAECDEAAECDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAEe ADdCBAeACCdD DBDEcEcEEdeebEeCDe d

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FURKAN ÇAĞLIER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,568 206,300 49 50 50 139 580

SAY 411,425 259,080 24 24 24 31 115

EA 329,723 239,380 20 20 20 29 136

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 35 3 34,25 86 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 11 1 10,75 77 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 10 1 9,75 75 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 163 27 156,25 56 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDEBCDb ECCDBAaECEEAdDDDBAECDEAA CDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAED AD CBAeACCED DBeEAE bb AaecCCbADE

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI      PULGU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 232,493 206,300 37 37 37 118 499

SAY 414,953 259,080 23 23 23 26 103

EA 319,878 239,380 30 30 30 44 197

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 30 3 29,25 73 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 8 2 7,50 54 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 30 5 28,75 72 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 163 19 158,25 57 128,27 128,42 88,04

Matematik BBEC EBac  ECCDB DE EE BDDDBAECDEA EdDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri  CBAED c  CBAaACCED DBDEAEdEECAbcECCDADE

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA DENİZ İLHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,926 206,300 33 33 33 108 470

SAY 237,282 259,080 102 103 103 344 1215

EA 245,013 239,380 98 99 99 281 1038

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 3 4 2,00 11 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 12 6,00 15 3,14 3,11 4,70

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,16 0,16 0,50

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 0,29 0,29 0,74

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,13 0,36

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,16 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,30

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 2 0 2,00 5 0,90 0,89 2,23

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 5 4 4,00 10 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 101 32 92,99 33 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 aEBBA e      EacC     eD   a c ad cb CAe

Cevap Anahtarı A EEBBABACCDDBCEEDCAADAEBDDAECBAECBDDEBCAA

Sosyal-2              D  B                             

Cevap Anahtarı A EADBBCBEDEADADECBCDABEDBDBBDECDBCBABECADECAEAB

Matematik Eb B         B  a  c e ED               

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
ŞİİR 2 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 3 2 1 67
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Sosyo-Ekonomik Hayat 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 2 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Tanımı analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE      BEŞİNCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,308 206,300 24 24 24 91 408

SAY 435,920 259,080 10 10 10 12 60

EA 349,513 239,380 7 7 7 11 56

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 28 1 27,75 93 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 38 1 37,75 94 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 10 2 9,50 68 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 8 5 6,75 52 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 174 21 168,75 60 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCDDEBECdDBACDE DABEEDDBDADAEAEECADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECDE E cAaCBbEaACDEcEcBbBEEDAE AAe CCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR   İRKİLMEZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 244,033 206,300 22 22 22 83 345

SAY 434,808 259,080 11 11 11 13 62

EA 351,268 239,380 5 5 5 9 49

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 37 3 36,25 91 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 8 3 7,25 52 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 10 2 9,50 73 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 27 9 24,75 62 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 176 20 171,00 61 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCDDEBECcDaACDEdDABEEDDBDADAEAEECADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECD a  cAaCBCEaACDdAEB DBEEDcEeAADdeCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,573 206,300 40 40 40 124 524

SAY 401,998 259,080 30 30 30 40 141

EA 329,343 239,380 23 23 23 32 140

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 34 4 33,00 83 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 8 0 8,00 57 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 5 2 4,50 35 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 22 3 21,25 53 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 159 22 153,50 55 128,27 128,42 88,04

Matematik B ECDEBCD DECCDBADEedEAdDDDBeECDEAAECDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBA D    CBA Ae Ea   DEA  EE  DcECCDA E

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 1 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAYBARS   KISA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,593 206,300 55 56 56 159 722

SAY 397,150 259,080 32 32 32 46 162

EA 312,768 239,380 37 37 37 52 243

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 32 5 30,75 77 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 8 4 7,00 54 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 156 36 147,00 53 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCDDbdECADBA DE bABE DDeDADAEAaECADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECcEDE cAbCBCEDACDEcca bBEEDcEeeADECCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 0 2 0
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT     EKMEKÇİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,308 206,300 106 107 107 514 1878

SAY 237,195 259,080 103 104 104 345 1216

EA 217,598 239,380 107 108 108 423 1569

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,50 56

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Matematik-2 30 12 2 11,50 38 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 12 2 11,50 29 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 3 6 1,50 11 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 3 8 1,00 8 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 8 19 3,25 8 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 81 39 71,25 25 128,27 128,42 88,04

Matematik EC   D E Eb   ACD  DABdE                

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri Bc C Ecccc   cdbbc bddd BDBcdccbCA      

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 2 0
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL     GENÇYİĞİT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 248,160 206,300 19 19 19 73 311

SAY 397,240 259,080 31 31 31 45 161

EA 339,573 239,380 13 13 13 18 101

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 1 2,75 7 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 23 6 21,50 72 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 32 6 30,50 76 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 6 4 5,00 36 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 8 1 7,75 60 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 21 9 18,75 47 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 165 26 158,50 57 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1       A    B     b   E                  

Cevap Anahtarı A EEBBABACCDDBCEEDCAADAEBDDAECBAECBDDEBCAA

Matematik ECBBCDDEaECdDBACDE bAdEEDDBbAeAEAEE ADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BA Cb  d dAeCBC DAC EcEB  BEEDcEeAb  eCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 0 50
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE     SERDAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 262,143 206,300 10 10 10 54 232

SAY 241,010 259,080 98 99 99 334 1175

EA 232,228 239,380 102 103 103 357 1279

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 21 4,75 12 3,14 3,11 4,70

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 0,16 0,16 0,50

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 0,29 0,29 0,74

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,13 0,13 0,36

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,16 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,15 0,15 0,30

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 22 8 20,00 50 0,90 0,89 2,23

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 2 1 1,75 18 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 10 3 9,25 23 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 2 4 1,00 7 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 4 4 3,00 23 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 8 14 4,50 11 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 117 67 100,25 36 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 BdEdeeA cCC bBCcb dbBa c abbadeccB  cA  

Cevap Anahtarı B BEEBABADDCCEDBCEADCABDAEECDAECBADBEDAABC

Sosyal-2 Ba cbbEABEDEba AD BE   DDd DCEDC  A bBDA      

Cevap Anahtarı B BBCEADEABEDECBDADABECDBDDBBDCEDCBBAECBDACEAAEB

Matematik B EC    D  b    e     AB D B    cA    A 

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri  dBb       Bbab dcD D Da E dc  e c Cc Da

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 2 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 3 0 2 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Sosyo-Ekonomik Hayat 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 2 1 1 50
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 1 0 100
Tanımı analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA      TANER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,280 206,300 18 18 18 71 301

SAY 423,228 259,080 17 17 17 20 84

EA 335,880 239,380 14 14 14 21 113

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 2 5,50 14 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 23 7 21,25 71 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 31 9 28,75 72 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 11 2 10,50 75 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 12 0 12,00 92 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 10 0 10,00 77 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 33 2 32,50 81 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 174 28 167,00 60 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 BdEBcBA   C                             

Cevap Anahtarı B BEEBABADDCCEDBCEADCABDAEECDAECBADBEDAABC

Matematik cBECDEBCDbDEeCDBADEeEEAdDDcdAEaDEAAECDAb

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAED dDECBAdACCEDBD DEAEBEE A AE CDADE

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 0 50
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 1 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK     ULUTAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 417,062 259,080 21 21 21 24 98

EA 312,583 239,380 38 38 38 53 244

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 36 4 35,00 88 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 12 1 11,75 84 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 34 5 32,75 82 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 155 25 148,74 53 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDEBCDeDECCDaADEaEEABDDDBAECcEAAECDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAED ADECBAeACCEDBDBDEcEBEECADcECCDAed

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA     TAHİNCİOĞL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,705 206,300 67 68 68 192 838

SAY 378,443 259,080 46 47 47 73 246

EA 280,270 239,380 76 77 77 135 527

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 1 27,75 69

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 19 2 18,50 62 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 3 1 2,75 28 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 22 3 21,25 53 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 9 4 8,00 57 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 10 0 10,00 77 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 31 4 30,00 75 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 140 12 137,00 49 128,27 128,42 88,04

Matematik  BEC E CDADEC DB aE EdAB D  AE D Ae    D

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri  CBAEbDdcECaAC CCEDBDBDE E EECADAECCDAD 

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR    YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 235,295 206,300 30 30 30 102 451

SAY 430,333 259,080 14 14 14 16 70

EA 335,280 239,380 15 15 15 22 116

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 25 5 23,75 79 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 35 5 33,75 84 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 31 8 29,00 73 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 172 27 165,25 59 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCDDaBbCADcACDECDAdEEDDBbADAEAEECADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECDEDd AAeaBCEDACDEAcBBaBEEDcECAceECCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 0 2 0
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU     NOZOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 260,815 206,300 11 11 11 55 236

SAY 309,985 259,080 82 83 83 191 628

EA 341,583 239,380 11 11 11 16 92

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92

TYT Fen 20 11 3 10,25 51

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 7 8 5,00 28 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 13 13,75 34 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 22 4 21,00 70 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 6 2 5,50 55 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 28 6 26,50 66 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 138 37 128,75 46 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 BdEB BAbDbCEeBCdb dbB  a a  EC AcB b ABd

Cevap Anahtarı B BEEBABADDCCEDBCEADCABDAEECDAECBADBEDAABC

Matematik BBECDEBCDc EC DB aE cEABDDbBAE DdAA CDAa

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 1 50
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 3 1 1 33
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE     AYDOĞDU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,855 206,300 45 45 45 130 540

SAY 247,563 259,080 94 95 95 322 1102

EA 284,210 239,380 68 69 69 117 475

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 6 6 4,50 25 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 12 15,00 38 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 15 0 15,00 50 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 17 0 17,00 43 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 98 24 92,00 33 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 BcEBABA aCC eBe e Cbc  Eba bEC ADB aAe C

Cevap Anahtarı B BEEBABADDCCEDBCEADCABDAEECDAECBADBEDAABC

Matematik  BEC EB D  EC D AD    A DD   E   A    A 

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 2 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN     GÖKBUL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 240,700 206,300 23 23 23 87 380

SAY 217,788 259,080 108 109 109 395 1472

EA 258,238 239,380 94 95 95 221 810

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 5 24,75 62

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 6 2 5,50 31 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 3 16,25 41 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 4 0 4,00 13 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 4 0 4,00 10 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 88 10 85,50 31 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 BEEB BAa eC DB    C  D      E  d B DAA C

Cevap Anahtarı B BEEBABADDCCEDBCEADCABDAEECDAECBADBEDAABC

Matematik   EC    D  E                            

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 1 50
HALK EDEBİYATI 2 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 3 1 0 33
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA     BALCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 292,973 206,300 3 3 3 24 107

SAY 308,815 259,080 83 84 84 195 639

EA 283,603 239,380 71 72 72 121 484

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59

TYT Fen 20 9 3 8,25 41

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 5 1 4,75 26 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 1 9,75 24 3,14 3,11 4,70

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 0,16 0,16 0,50

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 0,29 0,29 0,74

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,13 0,13 0,36

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,16 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,15 0,15 0,30

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 19 7 17,25 43 0,90 0,89 2,23

Matematik-2 30 14 3 13,25 44 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 14 3 13,25 33 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 2 0 2,00 14 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 9 0 9,00 69 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 16 3 15,25 38 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 144 26 137,50 49 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 BEEB B   CC  a  A C B                   

Cevap Anahtarı B BEEBABADDCCEDBCEADCABDAEECDAECBADBEDAABC

Sosyal-2       Ebed d B A  BE DBDDc DCEDbBBc CBDA      

Cevap Anahtarı B BBCEADEABEDECBDADABECDBDDBBDCEDCBBAECBDACEAAEB

Matematik  BEC EBCDA EC  Bea    AdDD              

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri   B E         ACCED DB E E bc ADAEeC    

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Tekke Edebiyatı 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Sosyo-Ekonomik Hayat 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 2 1 0 50
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Çıkarım 1 0 1 0
Tanımı analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN    ŞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,560 206,300 68 69 69 195 863

SAY 353,855 259,080 64 65 65 110 352

EA 290,910 239,380 61 62 62 95 396

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 21 5 19,75 66 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 6 1 5,75 58 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 27 6 25,50 64 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 6 5 4,75 34 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 7 3 6,25 48 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 21 13 17,75 44 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 137 35 128,25 46 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBB DDaBECc BA DE aABbEDDBbADAEA E A aD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri Bb CDbD  dAeCebEDACDEed  D EEDccCAAedCCc

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA     DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,803 206,300 96 97 97 232 994

SAY 312,925 259,080 81 82 82 187 608

EA 262,363 239,380 91 92 92 198 746

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 16 7 14,25 48 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 3 1 2,75 28 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 19 8 17,00 43 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 8 4 7,00 50 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 5 3 4,25 33 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 122 39 112,25 40 128,27 128,42 88,04

Matematik   bC EdaDc ECaDBADE d ABDD BbE   cA C A 

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAEc dD CBea CbED e Dd E dE Aeec CD   

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 1 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 1 0
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KARA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,523 206,300 101 102 102 259 1145

SAY 324,495 259,080 75 76 76 164 523

EA 263,173 239,380 90 91 91 195 740

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 4 0 4,00 40 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 21 4 20,00 50 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 8 2 7,50 54 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 8 2 7,50 58 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 20 8 18,00 45 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 120 29 112,75 40 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBB DDE bCA cA D  eAdE DD DA  EA   A C 

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BA CDE   dAaCBCcD CDEcEB  B Eedc   D CCa

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 0 50
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ     MERCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 278,510 206,300 4 4 4 35 149

SAY 182,933 259,080 112 113 113 528 2139

EA 213,888 239,380 108 109 109 449 1648

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 5 29,75 74

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 5 6 3,50 19 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 12 13,00 33 3,14 3,11 4,70

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 0,16 0,16 0,50

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 0,29 0,29 0,74

Felsefe 6 4 0 4,00 67 0,13 0,13 0,36

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,16 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,15 0,15 0,30

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 25 9 22,75 57 0,90 0,89 2,23

Toplam: 280 91 35 82,25 29 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 BcEBeBA ad   dC  De eDcE aDbE  A  EbAAaC

Cevap Anahtarı B BEEBABADDCCEDBCEADCABDAEECDAECBADBEDAABC

Sosyal-2 Bab  aEdBEDaCBDADAdECDBDD  DCEDbdBAd  DA      

Cevap Anahtarı B BBCEADEABEDECBDADABECDBDDBBDCEDCBBAECBDACEAAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 1 0
HALK EDEBİYATI 2 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 3 1 0 33
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Sosyo-Ekonomik Hayat 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 2 1 1 50
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 1 0
Çıkarım 1 0 1 0
Tanımı analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,108 206,300 105 106 106 289 1431

SAY 241,690 259,080 97 98 98 333 1166

EA 221,608 239,380 104 105 105 402 1481

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 12 21,00 53

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27

TYT Fen 20 8 3 7,25 36

Türkçe 6 2 0 2,00 33 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 0 5,00 13 3,14 3,11 4,70

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,16 0,16 0,50

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,29 0,29 0,74

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,13 0,36

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,16 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,15 0,15 0,30

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 2 0 2,00 5 0,90 0,89 2,23

Matematik-2 30 13 2 12,50 42 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 13 2 12,50 31 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 4 1 3,75 27 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 3 0 3,00 23 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 10 4 9,00 23 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 79 23 73,25 26 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1  EB                                E  AA

Cevap Anahtarı A EEBBABACCDDBCEEDCAADAEBDDAECBAECBDDEBCAA

Sosyal-2                                   A    D      

Cevap Anahtarı A EADBBCBEDEADADECBCDABEDBDBBDECDBCBABECADECAEAB

Matematik ECBB D E bC   A D  eAB E D              

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri B   Db    A  B ED         BEbe c A    C 

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Sosyo-Ekonomik Hayat 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 2 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Tanımı analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEREN     ŞENDURAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,890 206,300 44 44 44 129 539

SAY 405,043 259,080 29 29 29 37 128

EA 316,835 239,380 32 32 32 46 213

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 22 4 21,00 70 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 30 5 28,75 72 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 9 2 8,50 61 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 28 5 26,75 67 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 159 18 154,50 55 128,27 128,42 88,04

Matematik B EC a CDADEaCDaADE EEABDDbBAE DEAeECDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBb D A ECBAaACCEDBDBcEAE cECADA eCDA  

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ARSLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,788 206,300 107 108 108 524 2018

SAY 242,483 259,080 96 97 97 332 1160

EA 220,563 239,380 106 107 107 407 1503

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 17 18,75 47

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 15 3 14,25 36 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 2 3 1,25 9 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 3 3 2,25 17 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 7 12 4,00 10 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 82 45 70,75 25 128,27 128,42 88,04

Matematik ECaBaD EBEC   A D      EDD  e       A C 

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri    Cc   e Ab  bda   E E   B  bd  e DcedD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 1 0 50
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN   ÖZCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 354,696 206,300 1 1 1 4 16

SAY 441,742 259,080 7 7 7 9 49

EA 381,368 239,380 2 2 2 4 14

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 10 18,50 46 3,14 3,11 4,70

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 0,16 0,16 0,50

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 0,29 0,29 0,74

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,13 0,13 0,36

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 0,16 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,15 0,15 0,30

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 31 8 29,00 73 0,90 0,89 2,23

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 39 1 38,75 97 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 214 37 204,74 73 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 BEEB eAbDCC   C   Cbea  EaDbEadADBdDAABC

Cevap Anahtarı B BEEBABADDCCEDBCEADCABDAEECDAECBADBEDAABC

Sosyal-2 BBaEbaEdBbDEbaDADABECDBDDdBDCEDCBBA CBDA      

Cevap Anahtarı B BBCEADEABEDECBDADABECDBDDBBDCEDCBBAECBDACEAAEB

Matematik BBECDEcCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAEDDdDECBACACCEDBDBDEAEcEECADAECCDADE

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 3 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Sosyo-Ekonomik Hayat 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 2 1 1 50
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Çıkarım 1 1 0 100
Tanımı analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 1 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK     ÖZHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,933 206,300 64 65 65 180 789

SAY 356,333 259,080 60 61 61 105 342

EA 289,518 239,380 63 64 64 98 414

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

TYT Matematik 40 31 0 31,00 78

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 6 2 5,50 55 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 25 5 23,75 59 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 3 6,25 45 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 6 3 5,25 40 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 21 7 19,25 48 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 137 26 130,50 47 128,27 128,42 88,04

Matematik EbBBbD b EC    CDE DABE DDBDADAd EdCA CD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECe    dAaCBbEDcCDE   Bb E DAE AA  eCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU      TAŞOLUK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 357,297 259,080 57 58 58 101 334

EA 281,308 239,380 74 75 75 129 509

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 25 5 23,75 59 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 2 6,50 46 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 9 1 8,75 67 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 24 6 22,50 56 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 134 27 127,24 45 128,27 128,42 88,04

Matematik B EbDa eDcDEC DB DEaEEABDDDB E D AA C A 

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri  CBb D  DE BAbACCED bBDE E bECbDAEeCDA  

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU      UYGAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 313,857 259,080 79 80 80 184 593

EA 266,018 239,380 87 88 88 181 695

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 19 3 18,25 46 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 5 7 3,25 23 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 7 0 7,00 54 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 16 13 12,75 32 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 120 32 111,99 40 128,27 128,42 88,04

Matematik ECa CDDa  C   ACDE DABdEDD  A  E    A   

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri Bb dDbad eAaCBCED  DE E   Bcdc cCAAD e b

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 1 0 50
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE       BEYHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 264,083 206,300 8 8 8 50 218

SAY 209,005 259,080 109 110 110 429 1631

EA 266,460 239,380 86 87 87 176 689

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 9 9 6,75 38 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 14 21,50 54 3,14 3,11 4,70

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 0,16 0,16 0,50

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,29 0,29 0,74

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,13 0,36

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,16 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,30

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 4 2 3,50 9 0,90 0,89 2,23

Matematik-2 30 6 15 2,25 8 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 6 15 2,25 6 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 102 50 89,50 32 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 BEEBdBAaDCCEDdCacedbBadEEaDbEC AeBaDAABC

Cevap Anahtarı B BEEBABADDCCEDBCEADCABDAEECDAECBADBEDAABC

Sosyal-2 Bd   bEA E                                    

Cevap Anahtarı B BBCEADEABEDECBDADABECDBDDBBDCEDCBBAECBDACEAAEB

Matematik BcECbEceebcaCdcdcDb  b e                

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Tekke Edebiyatı 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 3 1 2 33
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Sosyo-Ekonomik Hayat 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 2 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Tanımı analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÇAĞIL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,215 206,300 53 54 54 153 685

SAY 388,783 259,080 38 38 38 57 193

EA 311,670 239,380 41 41 41 56 249

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 22 5 20,75 69 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 31 5 29,75 74 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 10 2 9,50 68 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 8 1 7,75 60 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 25 7 23,25 58 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 153 31 145,25 52 128,27 128,42 88,04

Matematik B ECDEdCDADECCDBAbE EEAdDDc eE DEAAECDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBA D ADdCBAaAC EDB  DEAc EE AecE CDAed

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE       ACAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 244,065 206,300 21 21 21 82 344

SAY 442,523 259,080 6 6 6 8 47

EA 342,275 239,380 10 10 10 15 85

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 34 4 33,00 83 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 9 3 8,25 59 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 32 6 30,50 76 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 178 17 173,75 62 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDEdCDADbCCDBADEbEEbBDDDBAE DEAA CDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBA D ceECBAeACCEDBDBDEbEBEECbaAECCDADE

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DEMİR CİNGÖZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,500 206,300 71 72 72 202 899

SAY 387,525 259,080 41 41 41 60 204

EA 301,280 239,380 50 51 51 69 313

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 31 4 30,00 75 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 12 1 11,75 84 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 9 1 8,75 67 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 28 5 26,75 67 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 147 29 139,75 50 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBdCDDEBbC   ACDEeDABEEDDB ADbEAEE ADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BeECDEDE AACCBCEDACDE E  eBEEaAEaA   CbD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFEKAN    DURMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,895 206,300 56 57 57 162 733

SAY 389,588 259,080 37 37 37 55 190

EA 306,480 239,380 47 48 48 63 279

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 22 4 21,00 70 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 30 5 28,75 72 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 9 5 7,75 55 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 154 41 143,75 51 128,27 128,42 88,04

Matematik BaECDEBCD  ECCDaAaE E ABDDeBAECDEAA bDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAEDcdDdCeAeACCEDBbBDEAEaEEeAaccCCDAcE

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE EYMEN TOPAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 411,142 259,080 26 26 26 33 117

EA 323,008 239,380 27 27 27 41 179

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 39 1 38,75 97 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 10 3 9,25 71 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 154 27 147,24 53 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCDDEBECADaACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECDEDEDcACCBCEaACDEcEBBDacEDcEeAAeaeCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA       ALTAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,325 206,300 60 61 61 171 760

SAY 354,800 259,080 63 64 64 108 347

EA 279,850 239,380 79 80 80 138 535

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 26 0 26,00 65

TYT Fen 20 16 0 16,00 80

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 4 1 3,75 38 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 21 5 19,75 49 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 9 2 8,50 61 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 8 1 7,75 60 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 24 6 22,50 56 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 136 19 131,25 47 128,27 128,42 88,04

Matematik  BECDEB DcDbC DBAe  E AeDD   E aEA  C A 

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAED   dCBAe CCED DB EdE EE AbeE CDb E

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF     MEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 358,777 259,080 56 57 57 100 327

EA 291,038 239,380 60 61 61 94 393

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 28 3 27,25 68 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 8 3 7,25 52 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 6 4 5,00 38 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 22 9 19,75 49 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 135 28 127,99 46 128,27 128,42 88,04

Matematik   EC E bD DEC DBAD CEEABDDbBAE DEAAbC AD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri EdBAED c  CBAa eaED DdbEAE EECADAceCD   

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR   GÖNÜLLÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 263,158 206,300 9 9 9 52 222

SAY 238,228 259,080 100 101 101 340 1200

EA 301,663 239,380 49 50 50 68 309

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 10 23,50 59 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 12 3 11,25 28 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 106 23 100,25 36 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 EEBBABACC DBeEE CcAD decDbEa cECBDDEBCce

Cevap Anahtarı A EEBBABACCDDBCEEDCAADAEBDDAECBAECBDDEBCAA

Matematik EC   D b bC   A D  DABE DD  e           

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 2 1 0 50
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 3 2 1 67
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN   A *IN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 141,940 206,300 113 114 114 549 2359

SAY 147,243 259,080 113 114 114 550 2380

EA 145,768 239,380 113 114 114 549 2371

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 5 14,75 37

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 2 2,50 6 3,14 3,11 4,70

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,16 0,16 0,50

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 0,29 0,29 0,74

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,13 0,36

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,16 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 -0,50 -8 0,15 0,15 0,30

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 0 3 -0,75 -2 0,90 0,89 2,23

Matematik-2 30 1 6 -0,50 -2 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 1 6 -0,50 -1 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 24 18 19,50 7 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 dEBB             e                      

Cevap Anahtarı A EEBBABACCDDBCEEDCAADAEBDDAECBAECBDDEBCAA

Sosyal-2                  e                    cc      

Cevap Anahtarı A EADBBCBEDEADADECBCDABEDBDBBDECDBCBABECADECAEAB

Matematik  C d b     d d      c       d           

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Sosyo-Ekonomik Hayat 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 2 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Tanımı analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE      ÇEVİK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,683 206,300 47 48 48 135 563

SAY 422,025 259,080 19 19 19 22 87

EA 329,468 239,380 21 21 21 30 137

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 25 5 23,75 79 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 35 5 33,75 84 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 168 32 160,00 57 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCDDEBECADcACDEeeABEEDbBbADAEAEECADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECDEDEcAAbCBCEDACDEbEBBDBEbDcECeAeEeCa

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE      GÜRLER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,183 206,300 42 42 42 127 534

SAY 423,120 259,080 18 18 18 21 85

EA 334,493 239,380 16 16 16 24 124

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 36 4 35,00 88 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 168 29 160,75 57 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDaBCDADECCDBAaECEEAcDDcBAECDEAAECDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAcD AadCBACACCEDBDBDEAEaEbCADcEeCDd  

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE      NAS 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 250,148 206,300 16 16 16 66 288

SAY 305,733 259,080 84 85 85 204 661

EA 296,475 239,380 59 60 60 83 345

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,25 68

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 7 12,25 31 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 13 7 11,25 38 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 3 0 3,00 30 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 16 7 14,25 36 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 8 2 7,50 54 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 2 1 1,75 13 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 15 6 13,50 34 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 132 36 123,00 44 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 cEBBAB          C     a DbEe cECBDaEBa  

Cevap Anahtarı A EEBBABACCDDBCEEDCAADAEBDDAECBAECBDDEBCAA

Matematik ECB CDD  bCc BA Dc bAdE  D  eeAE    A   

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BA CD DE dAbC   aAC          eAE AA  edD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asitler ve Bazlar 2 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN      ŞERİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,755 206,300 32 32 32 105 459

SAY 384,240 259,080 43 43 43 65 217

EA 313,870 239,380 35 35 35 50 231

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 6 0 6,00 60 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 27 3 26,25 66 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 5 3 4,25 30 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 8 1 7,75 60 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 8 0 8,00 62 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 21 4 20,00 50 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 153 19 148,25 53 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDEBbDbDEC DcAD  EEABDD   E D A  CDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBA b    a AaACeED D DE E EE ADAE CD   

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA     DALKIRAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 146,218 206,300 112 113 113 545 2339

SAY 183,055 259,080 111 112 112 527 2135

EA 172,958 239,380 112 113 113 540 2229

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 8 10,00 25

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 3 0 3,00 30 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 9 2 8,50 21 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 1 1 0,75 5 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 1 2 0,50 4 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 40 20 35,00 13 128,27 128,42 88,04

Matematik EC   D EBbCb                    A   A C 

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri             bB E       e  adb      e  b 

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asitler ve Bazlar 2 0 0 0
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM     HAM ARAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 303,602 259,080 85 86 86 210 674

EA 261,848 239,380 92 93 93 202 756

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 17 5 15,75 53 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 18 5 16,75 42 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 8 1 7,75 55 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 3 0 3,00 23 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 12 2 11,50 29 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 115 23 109,24 39 128,27 128,42 88,04

Matematik B EC EBbDc EC DaA    EABDDbBcE D        

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri  CBAED    CBAe  C D    E   b     E      

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 1 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BESTE HAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,970 206,300 97 98 98 236 1015

SAY 329,075 259,080 73 74 74 154 502

EA 280,950 239,380 75 76 76 130 516

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 30 20 7 18,25 61 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 6 1 5,75 58 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 26 8 24,00 60 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 7 5,25 38 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 5 6 3,50 27 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 18 20 13,00 33 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 131 56 117,00 42 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDEBeDbaEC Dd DE EbAdDDDdAE cEAA  DAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri EbeAbDcbDECcAbcCbdD cBDEed dECAbcEeCaAec

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 0 2 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 1 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 0 2 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL SU  BERBER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 437,592 259,080 8 8 8 10 55

EA 316,058 239,380 33 33 33 47 218

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 37 3 36,25 91 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 39 1 38,75 97 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 161 20 155,99 56 128,27 128,42 88,04

Matematik ECaBCDDEBECADBACDaCDABEEDDBDADAEAEECAaCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAAeECCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN     TOPALOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,920 206,300 43 43 43 128 538

SAY 415,265 259,080 22 22 22 25 101

EA 329,365 239,380 22 22 22 31 139

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 34 3 33,25 83 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 3 6,25 45 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 7 4 6,00 46 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 27 7 25,25 63 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 164 27 157,25 56 128,27 128,42 88,04

Matematik ECB CDDE ECADBACDE DABEEDDBbbDAEAEEeADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri Bb CD  E dAaCBbcDACbEAc  DBEEDAECAADECCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TAHA DİZBAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,795 206,300 110 111 111 535 2197

SAY 218,743 259,080 107 108 108 390 1458

EA 185,570 239,380 111 112 112 525 2066

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 11 20,25 51

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 5 15 1,25 3

TYT Fen 20 8 11 5,25 26

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 7 5 5,75 14 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 5 6 3,50 25 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 3 3 2,25 17 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 12 15 8,25 21 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 72 59 57,25 20 128,27 128,42 88,04

Matematik EC Be  EB  b BA    e     b     c        

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri dbECc b  dAdCBCd  CeE c    ddeAE   DbebD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA     KARADAĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,585 206,300 52 53 53 146 621

SAY 388,323 259,080 40 40 40 59 198

EA 305,420 239,380 48 49 49 66 286

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 22 6 20,50 68 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 6 1 5,75 58 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 28 7 26,25 66 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 12 1 11,75 84 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 28 9 25,75 64 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 155 32 147,00 53 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBcCDDaBECc cACDE cAdEEDDBDADAE EE A dD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECDEDE AAaCBeEDACDEAE BDBEEecECeee dbD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ     YILDIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,215 206,300 72 73 73 203 926

SAY 370,975 259,080 48 49 49 80 270

EA 283,980 239,380 70 71 71 119 480

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

TYT Fen 20 8 10 5,50 28

Türkçe 6 1 0 1,00 17 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 21 1 20,75 69 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 4 2 3,50 35 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 25 3 24,25 61 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 6 5 4,75 34 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 9 0 9,00 69 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 28 5 26,75 67 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 139 30 131,50 47 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 E                                       

Cevap Anahtarı A EEBBABACCDDBCEEDCAADAEBDDAECBAECBDDEBCAA

Matematik ECB CD E E AcB  DE DABEEDDB ADAE    AcdD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri db CDE a ddCCBCEDACDE E   BEEDAECAADECCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 1 0 50
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA     KARAKAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,035 206,300 36 36 36 117 488

SAY 355,563 259,080 61 62 62 106 345

EA 296,800 239,380 58 59 59 82 341

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 18 6 16,50 55 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 5 3 4,25 43 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 23 9 20,75 52 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 9 4 8,00 57 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 7 4 6,00 46 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 21 16 17,00 43 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 148 39 138,25 49 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDEBeDeDECCDaAbE E AdD    be  AAbCDAb

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri EdBAED cDdCBAaceCED DBeEAc EEabebEedDAec

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 0 1 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN   ENDOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 235,188 206,300 31 31 31 103 454

SAY 393,188 259,080 34 34 34 50 175

EA 310,153 239,380 43 44 44 59 264

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 6 1 5,75 58 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 26 5 24,75 62 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 5 3 4,25 30 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 26 7 24,25 61 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 157 22 151,50 54 128,27 128,42 88,04

Matematik B ECDa CDcDECCDBAaE EEbBDD B   DEAb C AD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri aCBe D b    ACACCEDBbBDEcEBEECADcECCDA d

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM   YAZAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,235 206,300 70 71 71 198 870

SAY 329,650 259,080 72 73 73 151 496

EA 268,335 239,380 84 85 85 170 669

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 4 32,00 80

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 16 2 15,50 52 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 18 2 17,50 44 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 10 2 9,50 68 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 2 6 0,50 4 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 21 12 18,00 45 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 127 27 120,25 43 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDEBCDAebCCDBA            E D A      

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri aCBAED  DEbBAC C cDeea a a EECADdbeCaADE

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 1 0
Asitler ve Bazlar 2 0 2 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM   YURTSEVER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 446,462 259,080 3 3 3 5 42

EA 326,483 239,380 25 25 25 36 160

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 40 0 40,00 100 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 12 1 11,75 84 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 38 1 37,75 94 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 163 17 158,74 57 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECDEDE AAeCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN     AKTAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,450 206,300 104 105 105 280 1325

SAY 295,740 259,080 86 87 87 222 731

EA 240,585 239,380 101 102 102 310 1131

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 13 9 10,75 36 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 5 2 4,50 45 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 18 11 15,25 38 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 5 4 4,00 31 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 20 13 16,75 42 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 111 48 99,00 35 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDEeaec baCDdAa  EEA    d EbDEcA C A 

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAEDbADECBAb eCED aBcE d bEaADbcdda   

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 0 2 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK      SARIKAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,735 206,300 34 34 34 110 474

SAY 390,330 259,080 36 36 36 54 187

EA 312,125 239,380 39 39 39 54 245

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 21 6 19,50 65 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 7 2 6,50 65 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 28 8 26,00 65 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 9 4 8,00 57 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 8 4 7,00 54 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 26 11 23,25 58 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 158 30 150,50 54 128,27 128,42 88,04

Matematik B ECDbBbDcDbC DBADE EEABbDaBAECDEA EdDAa

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri EdBAEc dDECBAaeCCEDBDBbE dadECAbAEeCD DE

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IR*K      ŞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,560 206,300 41 41 41 125 525

SAY 428,015 259,080 15 15 15 17 76

EA 330,720 239,380 17 17 17 26 131

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 34 2 33,50 84 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 11 1 10,75 77 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 10 2 9,50 73 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 31 4 30,00 75 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 167 17 162,75 58 128,27 128,42 88,04

Matematik ECB aDDE EC DBACDE DAdEEDDBDADAEAEECADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECD aE AACCBCEDACbEcE BDBEEDAECAA  CdD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,560 206,300 58 59 59 169 756

SAY 377,005 259,080 47 48 48 74 251

EA 298,860 239,380 55 56 56 76 331

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 21 5 19,75 66 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 28 6 26,50 66 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 8 0 8,00 57 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 24 2 23,50 59 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 145 23 139,25 50 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBcaDDE ECcDBA D  aABEEDDBbADAEAE  AbCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BA CD    AA CBCEDACDEAE BeB EbAE      CD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU    GÜNDOĞDU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,023 206,300 62 63 63 173 763

SAY 355,283 259,080 62 63 63 107 346

EA 298,303 239,380 56 57 57 78 335

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 4 2 3,50 35 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 28 6 26,50 66 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 2 6,50 46 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 9 3 8,25 63 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 18 7 16,25 41 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 139 30 131,50 47 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDEBCDdDECCDBAaE EEABDDb Ad   AA dDAb

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri  CBA D c  CBAaACCEDBD eEcbB    e E Ca   

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 0 1 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN      ERBAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,085 206,300 54 55 55 157 704

SAY 380,225 259,080 44 45 45 70 238

EA 308,415 239,380 45 46 46 61 273

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 22 4 21,00 70 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 30 4 29,00 73 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 3 6,25 45 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 10 2 9,50 73 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 23 8 21,00 53 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 148 27 141,25 50 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDE CDADbCbDabD  EEABDDD AE DEAA CDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBb D b  CBAeACCED DBeEcEBEEC ecECCa   

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA     BOZDAĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 171,165 206,300 108 109 109 529 2100

SAY 335,170 259,080 67 68 68 139 454

EA 265,485 239,380 88 89 89 183 700

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 8 19,00 48

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53

TYT Fen 20 8 12 5,00 25

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 34 6 32,50 81 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 8 4 7,00 54 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 114 49 101,75 36 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECaEBCDcDECCDaADECEEABDDDBAcCDEAAEdDAc

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAEDDcDECBAaACCEa baDEAEdEEeAbccedDAea

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 0 1 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA     ÇORAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,723 206,300 38 38 38 121 513

SAY 431,613 259,080 13 13 13 15 69

EA 342,698 239,380 9 9 9 14 83

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 38 1 37,75 94 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 171 26 164,50 59 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBeADAEAE CADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECDEDEDAAaCeCEDACDEAEBBbBEbDbEeeADdedD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA     ERGÜN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 158,425 206,300 111 112 112 539 2270

SAY 252,205 259,080 93 94 94 315 1066

EA 207,120 239,380 109 110 110 475 1757

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 4 9,00 23

TYT Sosyal 20 0 2 -0,50 -3

TYT Matematik 40 22 10 19,50 49

TYT Fen 20 9 2 8,50 43

Matematik-2 30 15 13 11,75 39 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 5 2 4,50 45 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 20 15 16,25 41 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 2 5 0,75 5 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 9 3 8,25 63 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 15 13 11,75 29 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 76 46 64,50 23 128,27 128,42 88,04

Matematik cBcbDaBCDbcECbDebDd EEAeDcc AE DEAAc  Ab

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri  beb      CBcecCCcD DBeEAEBEE b Ac  Dded

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA     KURT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 294,482 259,080 87 88 88 226 739

EA 243,083 239,380 99 100 100 293 1074

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 10 0 10,00 33 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 10 0 10,00 25 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 3 1 2,75 20 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 4 0 4,00 31 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 7 0 7,00 54 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 14 1 13,75 34 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 109 17 104,74 37 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDE     E    A  C E                  

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri    A       BdC CC    BD    EE   AE CD  E

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asitler ve Bazlar 2 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM     KARAKURT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,913 206,300 95 96 96 231 990

SAY 313,388 259,080 80 81 81 185 600

EA 268,033 239,380 85 86 86 171 674

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 5 30,75 77

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 3 0 3,00 30 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 20 4 19,00 48 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 6 2 5,50 39 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 5 2 4,50 35 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 14 7 12,25 31 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 119 27 112,25 40 128,27 128,42 88,04

Matematik EC  eD E  Cc BACD  eABEEDD bAD      ADC 

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BA C     dAeCB cDA DEb B    be E A    dD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 0 0 0
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMDENİZMUTLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,735 206,300 65 66 66 182 794

SAY 370,220 259,080 49 50 50 82 273

EA 281,685 239,380 73 74 74 128 508

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 21 4 20,00 67 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 2 4 1,00 10 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 23 8 21,00 53 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 8 0 8,00 62 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 29 5 27,75 69 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 143 26 136,50 49 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCcDb EC D ACDc DAdEEDDB AD aea  cD D

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAaCDEDEDAACCBCEDACD  E  D dEebECeA ECCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET    GÜVEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 275,637 259,080 89 90 90 265 879

EA 247,253 239,380 97 98 98 270 1005

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 11 4 10,00 33 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 2 2 1,50 15 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 13 6 11,50 29 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 5 1 4,75 34 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 0 0 0,00 0 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 8 6 6,50 16 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 106 28 98,99 35 128,27 128,42 88,04

Matematik e ECDaB Dd bC D  D    A  D   E e e  C A 

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri  CB    A   BAb             bE eebE C  e 

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 2 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asitler ve Bazlar 2 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET    TÜTÜNCÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 235,578 206,300 29 29 29 101 448

SAY 388,343 259,080 39 39 39 58 197

EA 330,013 239,380 18 18 18 27 133

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 33 5 31,75 79 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 5 5,75 41 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 7 4 6,00 46 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 19 11 16,25 41 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 158 29 150,75 54 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBbDDEBECbDcACDE DAdEEDDB ADAEAEEbADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECcb d AAeCaCbDAC EcEe bBEE  cCA   Ca 

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET HAN AKSAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,538 206,300 50 51 51 140 581

SAY 421,330 259,080 20 20 20 23 90

EA 328,988 239,380 24 24 24 33 143

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 35 4 34,00 85 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 2 6,50 46 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 29 5 27,75 69 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 165 26 158,50 57 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCDDEBECbDaAaDaCDABEEDDBDADAEAEE ADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BA CD    eAeCBCEDACDEAEBBDBEEDcECA eECCa

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS     AĞAÇBİÇER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 323,662 259,080 76 77 77 168 531

EA 261,153 239,380 93 94 94 205 768

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 18 12 15,00 50 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 2 2 1,50 15 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 20 14 16,50 41 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 10 4 9,00 64 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 5 4 4,00 31 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 22 14 18,50 46 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 127 44 115,99 41 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBbecEBECbDBAeDcCbAdEEeeBcAadd    A C 

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECDEDacAAbeBbEa CDEec   BEdeAcdAADEeCc

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS     ÇARKCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,888 206,300 98 99 99 237 1019

SAY 318,188 259,080 77 78 78 176 564

EA 264,198 239,380 89 90 90 192 724

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 3 33,25 83

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42

TYT Fen 20 14 2 13,50 68

Matematik-2 30 17 0 17,00 57 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 18 0 18,00 45 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 0 7,00 50 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 8 3 7,25 56 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 17 6 15,50 39 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 117 13 113,75 41 128,27 128,42 88,04

Matematik  BECD   D  ECCD  DE EEABDD         E    

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri  CBA D    CBA ACbED D DEdEd E Aec e     

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN   SARAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,920 206,300 102 103 103 263 1211

SAY 333,578 259,080 69 70 70 143 468

EA 255,615 239,380 95 96 96 227 854

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 19 3 18,25 46 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 8 2 7,50 54 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 10 1 9,75 75 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 25 6 23,50 59 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 121 27 114,25 41 128,27 128,42 88,04

Matematik a EC        a D  DE cEABD   AECDEAA CDA 

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri EdBAED A  C AaACCEDBD DEAd EECeacEC DA  

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVA      KAYMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,525 206,300 14 14 14 59 257

SAY 253,188 259,080 92 93 93 312 1055

EA 310,093 239,380 44 45 45 60 265

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

TYT Fen 20 3 1 2,75 14

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 10 21,50 54 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 15 9 12,75 43 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 4 0 4,00 40 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 19 9 16,75 42 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 112 35 103,25 37 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 eEEBABAbDCC D CEA CABc aEaebE  ADBdcAeBC

Cevap Anahtarı B BEEBABADDCCEDBCEADCABDAEECDAECBADBEDAABC

Matematik a Ee b eDc bCCDaADE EEAdDDeBA  D A  C A 

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 3 1 1 33
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİTHAT EFEÖKSÜZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,470 206,300 48 49 49 137 566

SAY 433,050 259,080 12 12 12 14 67

EA 329,950 239,380 19 19 19 28 134

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 35 4 34,00 85 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 33 5 31,75 79 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 168 19 163,25 58 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDbBCDcDECCDBAaECEEABDD BAECDEAAECDAb

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAEDDdedCBA ACCEDBDBDEAEBEECAeAECCDA b

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN     KOCA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,353 206,300 75 76 76 211 961

SAY 194,440 259,080 110 111 111 518 1943

EA 228,243 239,380 103 104 104 369 1352

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 8 14,00 35 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 6 6 4,50 15 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 6 6 4,50 11 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 72 33 63,75 23 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 BEEB BAa CCa BC  D bd  b d  ad A B  AA C

Cevap Anahtarı B BEEBABADDCCEDBCEADCABDAEECDAECBADBEDAABC

Matematik B EC E  De  e Dab  d       c            

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 2 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 3 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ       MERTEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,390 206,300 66 67 67 189 816

SAY 391,458 259,080 35 35 35 52 180

EA 310,870 239,380 42 43 43 58 257

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 33 4 32,00 80 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 10 4 9,00 64 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 8 3 7,25 56 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 153 41 142,75 51 128,27 128,42 88,04

Matematik B ECDEBCDdDECCDBADE EEABDDb AEaeEAAECDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAEDceeECBAbACCEa DaDEeE EECAaeECCDAeb

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR     ÇINAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 318,395 206,300 2 2 2 11 52

SAY 356,363 259,080 59 60 60 104 341

EA 428,298 239,380 1 1 1 1 1

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 12 2 11,50 58

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 37 3 36,25 91 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 172 20 167,00 60 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 EEBBABACCaDBCaEDCceD EaDDAEa AaCBDDdBCAe

Cevap Anahtarı A EEBBABACCDDBCEEDCAADAEBDDAECBAECBDDEBCAA

Matematik ECBBCDDEBbCcDBACDECDAdEEDDBDADAEAEECADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 3 2 1 67
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR     DOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 235,640 206,300 28 28 28 100 447

SAY 253,458 259,080 91 92 92 311 1053

EA 285,680 239,380 67 68 68 113 461

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49

TYT Fen 20 5 1 4,75 24

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 8 4 7,00 39 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 9 13,75 34 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 15 5 13,75 46 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 17 5 15,75 39 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 104 28 97,00 35 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 dEaBABACCbDBCa  dA   bB    a AE  e  dC A

Cevap Anahtarı A EEBBABACCDDBCEEDCAADAEBDDAECBAECBDDEBCAA

Matematik ECB CD c bCc a CD  DABdE DB A A     A   

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 3 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR     YALÇIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,685 206,300 35 35 35 111 476

SAY 408,590 259,080 28 28 28 36 125

EA 313,465 239,380 36 36 36 51 237

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79

TYT Fen 20 19 0 19,00 95

Matematik-2 30 21 1 20,75 69 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 6 1 5,75 58 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 27 2 26,50 66 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 9 2 8,50 61 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 11 0 11,00 85 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 30 4 29,00 73 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 160 13 156,75 56 128,27 128,42 88,04

Matematik ECB CDDE ECc BA DE DAB E DB ADAE  EaA CD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECDE   dAeCB EDACDEA BBDBEEDcECA bECCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 1 0 50
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN     ODABAŞI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 260,375 206,300 12 12 12 56 238

SAY 234,110 259,080 104 105 105 353 1258

EA 300,878 239,380 51 52 52 70 315

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18

TYT Fen 20 6 1 5,75 29

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 11 8 9,00 30 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 3 0 3,00 30 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 14 8 12,00 30 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 106 35 97,25 35 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 BEEBABADaCbEDBCEeDCd DbEbaDbE  d BEDAABC

Cevap Anahtarı B BEEBABADDCCEDBCEADCABDAEECDAECBADBEDAABC

Matematik d EC E be  dCCD AeEe b BD  dA    AA   A 

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 1 50
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 3 3 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 1 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN     GİRGİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 252,620 206,300 15 15 15 65 277

SAY 480,013 259,080 2 2 2 2 3

EA 363,630 239,380 4 4 4 7 24

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 38 2 37,50 94 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 193 7 191,25 68 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDEBCDcDECCDBADEdEEABDDDBAECDEAAECDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAEDDdDECBAaACCEDBDBDEAEcEECADAECCDADE

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PİRAYE    ŞENTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,568 206,300 63 64 64 176 775

SAY 337,883 259,080 66 67 67 132 431

EA 290,183 239,380 62 63 63 96 406

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 25 5 23,75 59 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 6 6 4,50 32 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 6 2 5,50 42 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 16 13 12,75 32 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 134 37 124,75 45 128,27 128,42 88,04

Matematik ECB CDDEBECd cACD deAdE DDB ADAEA   A C 

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAaecEc  eAaCBaEDAC E E   ccbe E AcD  dD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 1 0 50
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ    ÖZDEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,810 206,300 100 101 101 249 1084

SAY 344,068 259,080 65 66 66 119 396

EA 279,755 239,380 80 81 81 139 537

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 5 18,75 47

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

TYT Matematik 40 29 0 29,00 73

TYT Fen 20 17 1 16,75 84

Matematik-2 30 17 1 16,75 56 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 25 1 24,75 62 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 3 6,25 45 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 6 3 5,25 40 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 21 10 18,50 46 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 125 19 120,25 43 128,27 128,42 88,04

Matematik   EC E CD  bC D  D  EEABD DBAE DEA ECDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri  CBbED e  CBAbACCEa  BeE d EECAebceCDA E

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP      BOLCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,298 206,300 61 62 62 172 761

SAY 333,158 259,080 70 71 71 144 470

EA 272,873 239,380 81 82 82 160 608

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 6 0 6,00 60 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 18 3 17,25 43 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 4 6,00 43 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 7 2 6,50 50 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 19 7 17,25 43 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 130 26 123,50 44 128,27 128,42 88,04

Matematik EC  b  d ECA    DE DAdEE D    AEA   A CD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri cbaCDE   AAeCBCED C EcE  bBE   c A   CCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN     ÖZVERDİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 266,286 206,300 6 6 6 47 207

SAY 242,922 259,080 95 96 96 330 1154

EA 283,996 239,380 69 70 70 118 479

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 9 7 7,25 40 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 14 16,50 41 3,14 3,11 4,70

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,16 0,16 0,50

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,29 0,29 0,74

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,13 0,36

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,16 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,30

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 2 0 2,00 5 0,90 0,89 2,23

Matematik-2 30 6 8 4,00 13 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 8 8 6,00 15 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 115 38 105,49 38 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 aaEBABAeDCeE BeaAbCbe AEEaD E  AeacDbA C

Cevap Anahtarı B BEEBABADDCCEDBCEADCABDAEECDAECBADBEDAABC

Sosyal-2       E            E                          

Cevap Anahtarı B BBCEADEABEDECBDADABECDBDDBBDCEDCBBAECBDACEAAEB

Matematik   EC  dbbc Ee DdecE     D      D A      

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 1 50
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 3 1 1 33
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Sosyo-Ekonomik Hayat 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 2 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Tanımı analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATICI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 256,817 259,080 90 91 91 305 1025

EA 241,693 239,380 100 101 101 304 1106

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 10 6 8,50 28 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 11 6 9,50 24 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 3 4 2,00 14 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 2 4 1,00 8 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 1 9 -1,25 -10 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 6 17 1,75 4 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 102 39 92,24 33 128,27 128,42 88,04

Matematik  BEC E  c   CaDBd cda AB D       A      

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri E eb c d   BA    caBaa E   a  eeeced Acb

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 0 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 2 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SU   YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 386,297 259,080 42 42 42 63 211

EA 311,888 239,380 40 40 40 55 246

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 35 1 34,75 87 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 8 4 7,00 50 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 10 1 9,75 75 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 24 8 22,00 55 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 144 25 137,74 49 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBeDDEBECADBACD  DABEEDDBDAD EAEE ADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECDEad dAbC CEDACDE EB DaEEDcE  A  edD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE   TOPALOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 245,420 206,300 20 20 20 78 329

SAY 436,060 259,080 9 9 9 11 58

EA 349,925 239,380 6 6 6 10 55

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 36 3 35,25 88 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 10 2 9,50 73 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 177 18 172,50 62 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDEBCDADECCDBADE cEABDDbBAEeDEAAECDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBbdD ADECBAaACbED DBDEAEaEECd AEeCDAe 

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA      KURBETOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,508 206,300 25 25 25 94 419

SAY 445,623 259,080 4 4 4 6 43

EA 341,048 239,380 12 12 12 17 96

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 36 4 35,00 88 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 177 20 172,00 61 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDEBCDADEaCDBbDEbEEABDDDBAECDEAAEdDAD

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAEDDcDECBAaACCEDcDBbEAEBEECADAEeCDADd

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 2 0 200
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA     OCAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,970 206,300 51 52 52 141 595

SAY 411,380 259,080 25 25 25 32 116

EA 320,765 239,380 28 28 28 42 189

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 2 35,50 89

TYT Sosyal 20 9 0 9,00 45

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 32 3 31,25 78 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 9 2 8,50 61 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 29 6 27,50 69 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 159 15 155,25 55 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCDDEBbC DB CDE DABdEDDB ADeEAEE ADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECD a  cACCBCEDACDEeEeBDBEE cECAA ECdD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA     TUNA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,398 206,300 59 60 60 170 758

SAY 334,103 259,080 68 69 69 141 462

EA 282,713 239,380 72 73 73 126 498

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 4 1 3,75 38 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 22 5 20,75 52 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 3 6,25 45 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 5 3 4,25 33 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 131 27 124,25 44 128,27 128,42 88,04

Matematik ECB Ce EBECdDcACDE DAdE D   A  EA   AbC 

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BA CD a  eAaCBb D eDa E  DBEcbeE   DdeCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 1 0
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİ      ÖNAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,983 206,300 77 78 78 213 969

SAY 393,572 259,080 33 33 33 49 173

EA 313,973 239,380 34 34 34 49 229

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Matematik-2 30 28 1 27,75 93 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 36 2 35,50 89 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 9 2 8,50 65 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 148 26 141,49 51 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDD bAD EbEECADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECDEDEDAACCBCEDACDEAbaB  cEe  CAc debD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 0 0 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ     AVKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,373 206,300 57 58 58 167 744

SAY 360,728 259,080 55 56 56 98 317

EA 300,398 239,380 54 55 55 73 319

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 3 33,25 83

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76

TYT Fen 20 12 2 11,50 58

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 5 2 4,50 45 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 28 5 26,75 67 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 2 6,50 46 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 8 5 6,75 52 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 20 11 17,25 43 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 141 28 134,00 48 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDEBbDA ECCDBAaE EEABDDcB   c AAEC Aa

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBA   d  CBAeACCEaabaDEbEBccCAa E CDd  

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 0 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ     VAROL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,520 206,300 69 70 70 196 865

SAY 327,145 259,080 74 75 75 157 507

EA 255,425 239,380 96 97 97 228 858

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 10 7 8,25 28 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 5 2 4,50 45 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 15 9 12,75 32 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 7 4 6,00 43 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 7 3 6,25 48 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 23 8 21,00 53 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 128 37 118,75 42 128,27 128,42 88,04

Matematik     C  b de  a  Da eAdEE DBDADAbA EbAD  

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri ebECD  E dAeCBdEDAaDE E  DaEEDcE AA E CD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR    OTCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,290 206,300 76 77 77 212 963

SAY 226,055 259,080 105 106 106 371 1365

EA 221,323 239,380 105 106 106 403 1489

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

TYT Fen 20 8 7 6,25 31

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 6,00 15 3,14 3,11 4,70

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,16 0,16 0,50

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 0,29 0,29 0,74

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,13 0,36

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,16 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,30

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 5 4 4,00 10 0,90 0,89 2,23

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 7 2 6,50 16 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 3 2 2,50 18 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 2 2 1,50 12 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 88 44 77,00 28 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 dEBBcB                e           DcB  A

Cevap Anahtarı A EEBBABACCDDBCEEDCAADAEBDDAECBAECBDDEBCAA

Sosyal-2            DADdbBa A d                        

Cevap Anahtarı A EADBBCBEDEADADECBCDABEDBDBBDECDBCBABECADECAEAB

Matematik EC  bD E       CD  a    D               

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri Bb e E   A    b D   E a    cbab C    dC 

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Sosyo-Ekonomik Hayat 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 2 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder. 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Tanımı analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN     TURNA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,830 206,300 109 110 110 534 2184

SAY 218,940 259,080 106 107 107 389 1455

EA 195,680 239,380 110 111 111 511 1930

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,50 56

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 10 4 9,00 23 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 3 2 2,50 18 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 2 4 1,00 8 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 68 40 58,00 21 128,27 128,42 88,04

Matematik EC B D E bC   A D  cA c     e         C 

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri  A bc     A  BbcDc  E     a  b E e    Ca

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 0 50
Üriner Sistem 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF     BAYAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,790 206,300 99 100 100 242 1037

SAY 356,590 259,080 58 59 59 103 338

EA 300,560 239,380 53 54 54 72 317

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 20 14,00 35

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 32 2 31,50 79 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 8 5 6,75 48 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 5 6 3,50 27 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 20 17 15,75 39 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 137 45 125,75 45 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCDDEBECc BACDE DAd EDD  AD EAEECADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri Bc dDEDceAAbCBCcD C EcdcBbaEEecEeAeDECea

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 1 1 50
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 0 2 0
Elektroliz 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF     ERTEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,670 206,300 39 39 39 122 519

SAY 443,355 259,080 5 5 5 7 45

EA 345,435 239,380 8 8 8 12 70

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 39 1 38,75 97 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 10 1 9,75 70 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 31 4 30,00 75 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 173 19 168,25 60 128,27 128,42 88,04

Matematik ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEcCADCD

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD

Fen Bilimleri BAECD c  AACCBCEaACDEAEBBD EEDcECAA cCCD

Cevap Anahtarı A BAECDEDEDAACCBCEDACDEAEBBDBEEDAECAADECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dörtgenler ve Özellikleri 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 1 1 50
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF     TÖRÜN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 235,738 206,300 27 27 27 99 446

SAY 425,560 259,080 16 16 16 19 81

EA 317,673 239,380 31 31 31 45 210

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 30 24 1 23,75 79 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 4 2 3,50 35 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 28 3 27,25 68 23,27 23,30 12,58

Fizik 14 11 2 10,50 75 6,42 6,41 3,12

Kimya 13 11 0 11,00 85 6,47 6,50 2,62

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 5,23 5,23 2,68

Fen Bilimleri 40 34 2 33,50 84 18,12 18,14 8,42

Toplam: 280 167 13 163,75 58 128,27 128,42 88,04

Matematik BBECDE CD DECC aADECEEABDD B Ea  A  CDAb

Cevap Anahtarı B BBECDEBCDADECCDBADECEEABDDDBAECDEAAECDAD

Fen Bilimleri ECBAED dDECBAd CCED DBDEAEBEECADAECCDA E

Cevap Anahtarı B ECBAEDDADECBACACCEDBDBDEAEBEECADAECCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 2 2 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Sığaçlar 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 2 2 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712012 AYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP    BAKIR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 266,141 206,300 7 7 7 48 209

SAY 239,397 259,080 99 100 100 337 1186

EA 286,658 239,380 65 66 66 106 447

Katılımlar: 113 114 114 550 2433

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,54 71

TYT Sosyal 20 15 3 14,38 72

TYT Matematik 40 27 3 26,18 65

TYT Fen 20 13 3 11,91 60

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,90 0,89 1,35

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 1,14 1,13 1,76

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 0,53 0,53 0,79

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,56 0,56 0,80

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 3,14 3,11 4,70

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 17,88 17,90 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,38 5,40 2,42

Matematik 40 6 5 4,75 12 23,27 23,30 12,58

Toplam: 280 113 35 104,24 37 128,27 128,42 88,04

Edebiyat-Sosyal-1 cEBBABdCCcDBCEEbC eeAEaD cE  AaeBeadaCAA

Cevap Anahtarı A EEBBABACCDDBCEEDCAADAEBDDAECBAECBDDEBCAA

Matematik EC  eDcaBE d  c             A           

Cevap Anahtarı A ECBBCDDEBECADBACDECDABEEDDBDADAEAEECADCD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
ŞİİR 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 3 3 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 2 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
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