
SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,818 205,500 108 133 265 1663 13711

SAY 297,605 263,490 64 77 153 616 5893

EA 253,298 245,160 75 94 187 823 7701

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,50 56

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 29 6 27,50 69 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 4 7 2,25 16 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 16 18 11,50 29 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 100 47 88,25 31 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCeB EB AACDeAaCBABDdD CEAADD bBDdEB 

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri bECea e dE DcbD BADCBDeBbcbeCDd ace eBEe

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,975 205,500 98 123 245 1460 11984

SAY 350,120 263,490 45 55 109 365 3710

EA 250,265 245,160 77 96 191 855 7987

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 8 26,00 65

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 22 0 22,00 73 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 23 0 23,00 58 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 12 0 12,00 86 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 32 2 31,50 79 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 118 25 111,75 39 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCB DBCEBBAACDCACCBA    CC          E  

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EECCCCAE  ADACDCB DCBD cEA CCDC cDCBDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EVRİM KESER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 300,778 205,500 4 6 11 73 681

SAY 245,510 263,490 88 105 209 925 8585

EA 341,300 245,160 11 13 25 90 1124

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 13 1 12,75 71 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 1 33,75 84 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 12 2 11,50 38 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 12 2 11,50 29 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 119 11 116,25 41 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 EBECCACBDACBd  DE  DBBCABD EADBCEDCEDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CDCBCDBCEB db    CC                     

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,110 205,500 33 48 95 712 6431

SAY 395,095 263,490 20 26 51 170 1952

EA 297,735 245,160 39 51 101 380 3978

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 2 32,50 81

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64

TYT Fen 20 13 2 12,50 63

Matematik-2 30 21 1 20,75 69 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 28 1 27,75 69 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 9 2 8,50 61 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 31 5 29,75 74 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 146 12 143,00 50 108,39 109,06 89,53

Matematik  DCBCDB EB AACDCACC A DA aCE  DD  BD EBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EaCC CAEdEAD  DCBADCBD BEccCCDCEEDeBDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,018 205,500 42 58 115 804 7208

SAY 183,275 263,490 109 137 273 1668 14007

EA 221,600 245,160 94 118 235 1234 10777

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 14 19,50 49

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 2 6 0,50 3 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 11 15,25 38 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 4 7 2,25 6 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 69 41 58,75 21 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1  cECbAbca   a   be D B  aDcEADBCbDCEDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik ecb   B  B d     d  A          D   a b  

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,948 205,500 99 124 247 1464 11991

SAY 232,168 263,490 91 111 221 1027 9459

EA 209,233 245,160 102 127 253 1417 12127

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

TYT Fen 20 8 8 6,00 30

Matematik-2 30 8 3 7,25 24 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 9 3 8,25 21 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 5 5 3,75 29 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 9 20 4,00 10 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 82 50 69,50 24 108,39 109,06 89,53

Matematik  d A Bd B  BCD    C     A  b     D      

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri e aedcE  be b eCa   DdAdBaDaE ec Cd cDce

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 78 96 191 1233 10229

SAY 349,481 263,490 47 57 113 372 3741

EA 263,064 245,160 65 82 163 702 6798

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 23 6 21,50 72 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 26 8 24,00 60 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 126 40 115,71 40 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBaEBaAACcCACCBbBb bCCEAAeD c D  B 

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri cECCbCAcbEADbCDCBADCBDaBEccCCDedEDCeDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN S 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,543 205,500 35 51 101 734 6645

SAY 396,845 263,490 18 24 47 157 1886

EA 321,833 245,160 20 29 57 207 2231

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 28 0 28,00 93 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 37 0 37,00 93 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 4 7 2,25 16 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 24 11 21,25 53 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 150 30 142,50 50 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBCEB AACDCACCBAB ADCCEAADDC BDEEBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEbea edbEeD  DCBADCBD BEcEeCDCEE dBDBEe

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,460 205,500 31 46 91 703 6378

SAY 182,125 263,490 110 138 275 1696 14196

EA 232,848 245,160 85 107 213 1076 9659

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 12 19,00 48

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 2 1,50 25 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 19,25 48 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 6 7 4,25 14 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 6 7 4,25 11 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 69 39 59,25 21 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1   bbBCACCEBc eB DBBEeDCbDAEebcD   DECacA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik  b b BE c dBC     db   BA  b            

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AL* R 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 306,728 205,500 2 4 7 62 566

SAY 206,711 263,490 99 122 243 1282 11466

EA 279,767 245,160 54 68 135 540 5378

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 7 26,25 66 4,05 4,59 6,28

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 0,16 0,24 0,56

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 0,11 0,18 0,55

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,10 0,11 0,30

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,10 0,12 0,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,09 0,10 0,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 14 10 11,50 25 0,56 0,76 1,98

Toplam: 286 113 38 103,21 36 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 dCAbBdACCEd A BaDBBEDDCCDAEBDBaECBa C  A

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2 ae BaEbCAaC b BCbdb E C        A DD  DCd      

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 306,171 205,500 3 5 9 64 573

SAY 259,586 263,490 85 101 201 837 7774

EA 367,039 245,160 1 1 1 29 346

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 38 2 37,50 94 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 18 1 17,75 59 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 19 1 18,75 47 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 128 24 121,71 43 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 EBECCACBDACBaCDDEBBDBBeABDBEADBCEDCEDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CDCBCeBCEBBA CDC  C A     CE   D        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 2 0 100
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 78 96 191 1233 10229

SAY 328,641 263,490 55 67 133 476 4558

EA 252,639 245,160 76 95 189 830 7755

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 21 1 20,75 69 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 21 3 20,25 51 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 11 1 10,75 77 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 25 6 23,50 59 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 117 30 109,21 38 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBCEBBAA DCACC AB    C  b   a   c  

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EECCCCAE dADA DCBADCBDeB  b  ee  a BDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 78 96 191 1233 10229

SAY 245,981 263,490 87 104 207 918 8551

EA 233,179 245,160 84 106 211 1070 9621

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 15 7 13,25 33 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 3 8 1,00 7 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 1 9 -1,25 -10 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 7 25 0,75 2 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 93 53 79,46 28 108,39 109,06 89,53

Matematik DC A BE BedBbDe      d BA C  CBc D   c D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri e debEEbdbd  Ec e  bbceddCebc eD eeEebdC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,505 205,500 18 26 51 469 4215

SAY 423,270 263,490 7 12 23 83 1068

EA 344,230 245,160 10 12 23 79 986

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 39 1 38,75 97 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 26 12 23,00 58 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 167 27 160,25 56 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDeEBDEEBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEbCaCeECcdDe DbBADCBDeBdAEeCDCEc CBDBbA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 152,070 205,500 116 144 287 2045 16342

SAY 169,085 263,490 114 142 283 1895 15557

EA 155,390 245,160 116 144 287 2073 16529

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 14 17,50 44

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3

TYT Fen 20 6 2 5,50 28

Matematik-2 30 2 8 0,00 0 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 2 8 0,00 0 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 1 4 0,00 0 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 5 15 1,25 3 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 46 53 32,75 11 108,39 109,06 89,53

Matematik CeedCad    d   a       d                

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri E ed  c b b     a   B  dd aebD aE C c ce

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,978 205,500 97 122 243 1458 11982

SAY 264,575 263,490 80 95 189 800 7495

EA 229,408 245,160 88 110 219 1130 9999

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 4 23,00 58

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28

TYT Fen 20 15 1 14,75 74

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 17 6 15,50 39 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 2 3 1,25 9 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 4 3 3,25 25 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 11 11 8,25 21 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 87 25 80,75 28 108,39 109,06 89,53

Matematik  CAA BE a  BCDa  aa    eA CCA BE D B  cD

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ea  b    D E    D  eD  bBCe c CDCe EeDde

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,128 205,500 102 127 253 1501 12431

SAY 203,940 263,490 103 130 259 1334 11716

EA 199,383 245,160 108 134 267 1555 13188

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 6 27,50 69

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 2 0 2,00 33 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 0 2,00 5 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 6 1 5,75 14 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 61 13 57,75 20 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1  BE                                     

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik  DCB  B  B      A         a             

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri                    C       ea a         

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,275 205,500 57 74 147 967 8525

SAY 385,735 263,490 26 32 63 199 2323

EA 283,765 245,160 49 63 125 509 5064

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 28 2 27,50 69 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 12 0 12,00 86 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 33 4 32,00 80 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 140 24 134,00 47 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBC B  B AACDCACCBAe AD CEAd D EBD E B

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri E CCCCAECEAD CDCBADCeeeBEAECCDCdEDCBD EA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,718 205,500 56 73 145 959 8443

SAY 405,360 263,490 15 20 39 136 1608

EA 302,298 245,160 26 36 71 322 3619

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 4 32,00 80

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 25 0 25,00 83 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 34 0 34,00 85 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 8 1 7,75 55 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 32 2 31,50 79 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 145 18 140,50 49 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBCEB AACDCACC AB A CCEA DDCEBDE BB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri E CC CAc  ADA DCBADCBD BEAcCCDCEEDCBDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 294,460 205,500 5 7 13 87 821

SAY 260,440 263,490 83 99 197 830 7732

EA 363,980 245,160 2 3 5 35 390

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 37 3 36,25 91 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 21 0 21,00 70 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 22 0 22,00 55 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 123 23 117,25 41 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 EBECCACBaACBCCDDEBBDBBCABDBEAbBCEDbEDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CDCBCDB EB A    ACCBA DADCCE      B     

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 2 0 100
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,863 205,500 38 54 107 749 6752

SAY 351,210 263,490 44 54 107 358 3659

EA 300,968 245,160 33 43 85 345 3736

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 31 5 29,75 74 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 6 8 4,00 29 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 18 18 13,50 34 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 138 45 126,75 44 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAAaBECBDCBCDC   aCDA BABCCACBECDeeBdED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ACCCbbEabbdEadBeDABCDccEBaeaE CeCeccB   

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,163 205,500 32 47 93 708 6422

SAY 376,448 263,490 30 39 77 238 2688

EA 296,398 245,160 40 52 103 391 4065

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 5 30,75 77

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 28 3 27,25 68 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 26 12 23,00 58 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 145 37 135,75 47 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBd B EB AACDdACCBAB  DCdEA DD EBD  BB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEbeadAd  eDedDCBADCBDdBEAECCDCcEDeBDBbA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,180 205,500 55 72 143 952 8374

SAY 392,215 263,490 23 29 57 182 2075

EA 290,260 245,160 43 56 111 443 4528

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 30 2 29,50 74 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 12 0 12,00 92 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 144 31 136,25 48 108,39 109,06 89,53

Matematik cCAA BECBDCBCD dAECCDA BABCCA BE D B  ED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri caCeeEECADAECEBCDABCDEAEB DaEECDCCcEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,038 205,500 25 38 75 608 5562

SAY 416,735 263,490 11 16 31 111 1257

EA 325,408 245,160 17 23 45 180 1992

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 30 9 27,75 69

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 36 2 35,50 89 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 162 34 153,50 54 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCeBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADD EaD EBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EECCaaAEdEADcbDCBADCBDeBEecCCDCEcDCBDBcA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EFE ÖZYILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 78 96 191 1233 10229

SAY 397,156 263,490 17 23 45 155 1876

EA 301,289 245,160 32 42 83 341 3705

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 28 1 27,75 93 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 38 1 37,75 94 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 7 7 5,25 38 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 140 31 131,96 46 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBCEB AACDCACCBAeDADCCEAADDCEBDEEBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri cbbebCAECaAaACDCBADCBDCBEbECCDCEEDCBDeEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,345 205,500 19 27 53 486 4351

SAY 392,683 263,490 21 27 53 178 2056

EA 331,920 245,160 15 20 39 144 1635

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 1 36,75 92

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 26 1 25,75 86 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 35 1 34,75 87 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 20 14 16,50 41 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 155 24 149,00 52 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAABBECBDCBCDCeAEC  A BABCCACBECDDBBE D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri cb ebEE  DeE cBCDABCDcAbBdecEceDCC E cBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,010 205,500 37 53 105 746 6734

SAY 380,858 263,490 28 36 71 217 2512

EA 293,480 245,160 41 53 105 415 4278

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 24 3 23,25 78 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 28 4 27,00 68 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 145 32 137,00 48 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAAaBE BDCBCDCAAECaDA  ABCCeCBa D B   D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri cCbeebECADAECEBCDABdDcddBbDDEECDCCcEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORAN UMUT KURGAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,633 205,500 105 130 259 1549 12839

SAY 223,380 263,490 94 116 231 1105 10131

EA 203,033 245,160 107 133 265 1511 12812

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 10 8 8,00 27 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 10 8 8,00 20 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 7 15 3,25 8 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 77 53 63,75 22 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDB dB cc DCebd       e c           

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EaeedCecac a  Dbd c     EAc C    c   dE 

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,928 205,500 94 118 235 1335 11007

SAY 323,813 263,490 57 69 137 496 4759

EA 272,413 245,160 61 75 149 613 6000

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41

TYT Fen 20 5 12 2,00 10

Matematik-2 30 24 1 23,75 79 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 29 1 28,75 72 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 6 8 4,00 29 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 7 5 5,75 44 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 19 20 14,00 35 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 118 51 105,25 37 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAA B CBDCBCDCAAECC A BAaCC CB  DD B  D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCdebaEbADbEdEBCDA aDEcdBdbeEdCDCecEaDad

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,608 205,500 15 23 45 429 3854

SAY 456,550 263,490 3 3 5 15 284

EA 347,443 245,160 8 10 19 68 833

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 39 1 38,75 97 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 179 21 173,75 61 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCAeBECDDBBEED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri AdCebEECADAECEBCDABCcEAEBCDDEECDCCcEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 78 96 191 1233 10229

SAY 245,091 263,490 89 107 213 933 8618

EA 205,379 245,160 105 131 261 1482 12557

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 4 3 3,25 8 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 2 6 0,50 4 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 14 16 10,00 25 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 89 40 78,71 28 108,39 109,06 89,53

Matematik       b  c B D    C        a     D      

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eC  eaEC D  ece    aeccdB DcEECDCeAEeeaC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞ * ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,743 205,500 107 132 263 1646 13509

SAY 268,820 263,490 78 93 185 774 7272

EA 237,573 245,160 83 105 209 1017 9190

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 12 21,00 53

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36

TYT Fen 20 8 3 7,25 36

Matematik-2 30 19 2 18,50 62 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 22 2 21,50 54 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 3 5 1,75 13 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 11 16 7,00 18 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 89 42 78,50 27 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAA BE BDCBCD c EC  c  ABCCA B CD      

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri b  eC E dDd  c Ca   DccdB cac CDC eEaacC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CER EN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,668 205,500 43 59 117 819 7274

SAY 349,030 263,490 48 58 115 378 3762

EA 298,358 245,160 38 49 97 370 3936

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71

TYT Fen 20 12 3 11,25 56

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 31 4 30,00 75 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 133 36 124,00 43 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDaCEB AACD AdCBABDcbCCEAA D EBDE BB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri cEee  c CEeb CD eAeCBD dEddCCDeEc bBDeE 

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 177,583 205,500 104 129 257 1530 12662

SAY 237,678 263,490 90 108 215 984 9084

EA 205,403 245,160 104 130 259 1480 12554

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 15 21,25 53

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 10 6 8,50 28 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 10 6 8,50 21 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 0 14 -3,50 -25 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 5 7 3,25 25 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 13 26 6,50 16 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 85 67 68,25 24 108,39 109,06 89,53

Matematik cC A B  B CBCD   cda A  A   be          

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri cddeadcbcaedbcBCDbedebcEd DbEcCDeeAEBDBe

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 267,051 205,500 10 14 27 203 1726

SAY 295,541 263,490 67 80 159 632 5993

EA 361,962 245,160 3 4 7 39 421

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 33 6 31,50 79 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 131 36 121,71 43 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1  BECCACBabbead DEBBD B ABDeEcDaCEDCEDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CDCBCeBedBBAACDCACCBABDADCCEAeDDCEBD aBa

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 2 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 78 96 191 1233 10229

SAY 380,396 263,490 29 37 73 219 2533

EA 284,609 245,160 48 62 123 498 4984

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 33 5 31,75 79 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 8 6 6,50 46 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 31 8 29,00 73 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 135 34 126,21 44 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBCEBBAAbDCACCBABDADCbEAcDD aBD EBa

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEbCaCAEaEdbbCDC ADCBDeBEAECCDCEEaCBDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 78 96 191 1233 10229

SAY 316,171 263,490 60 73 145 535 5074

EA 265,844 245,160 63 78 155 674 6545

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 26 4 25,00 63 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 17 17 12,75 32 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 114 42 103,21 36 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBC Be B AACD AbC AB dDCCEAc D  BD EBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri cEee decdE a dbedADCBD BdebCCDeEc CBDBE 

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,188 205,500 22 32 63 552 5071

SAY 451,035 263,490 4 4 7 18 386

EA 332,133 245,160 13 17 33 137 1618

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 37 1 36,75 92 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 172 19 167,25 58 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAA BECBDCBCDCeAECCDA BABCCACBECDDBBEED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ACCCbEECADAECEBCDABCDEcEBCDDEECDCCAEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,353 205,500 100 125 249 1470 12109

SAY 282,330 263,490 74 88 175 703 6556

EA 232,248 245,160 86 108 215 1087 9714

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36

TYT Fen 20 7 11 4,25 21

Matematik-2 30 16 1 15,75 53 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 17 1 16,75 42 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 3 8 1,00 7 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 8 2 7,50 58 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 100 53 86,75 30 108,39 109,06 89,53

Matematik CbCBCDB EB A CD   C A  A  CE   D        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri E dedde CceD bDd  DCBD BEAdeCeC Ece DBEc

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,130 205,500 16 24 47 435 3902

SAY 195,405 263,490 105 133 265 1428 12498

EA 260,188 245,160 69 87 173 741 7074

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 6 23,50 59

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 8 2 7,50 19 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 77 26 70,50 25 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1  aECCACBDbaBCCDcEBBD B AaD EAD CbaCaDAdD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik  DCBCDB c     D     A     d             

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 2 0 100
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,275 205,500 70 88 175 1114 9474

SAY 285,500 263,490 72 86 171 681 6412

EA 231,695 245,160 87 109 217 1098 9776

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Matematik-2 30 11 4 10,00 33 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 12 4 11,00 28 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 102 29 94,75 33 108,39 109,06 89,53

Matematik DC A Bd B  BCDC   aC    d  C d   D      

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri edaCbcE  D   d Ca   DbcdB  cEECDCCAE DBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,083 205,500 62 79 157 1031 8872

SAY 190,950 263,490 106 134 267 1489 12947

EA 211,335 245,160 100 125 249 1388 11912

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 10 23,50 59

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 17 9,75 24 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 3 3 2,25 6 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 70 42 59,50 21 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 B baBdAaCEddA Bdce   Dda   dbaDbC eECeBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik        bBc BCc                          

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 1 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,358 205,500 45 61 121 848 7516

SAY 374,288 263,490 33 42 83 245 2775

EA 289,363 245,160 44 57 113 450 4590

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 24 5 22,75 76 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 29 7 27,25 68 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 144 42 133,50 47 108,39 109,06 89,53

Matematik CDbBCDBCdBBAACDCACCBAc ADCdEAe D EBDc dB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEdCCCAECEADACabBADCBDbBEbaCCDe EDCBeeEe

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,720 205,500 106 131 261 1602 13265

SAY 226,373 263,490 93 114 227 1081 9891

EA 194,805 245,160 109 135 269 1632 13637

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,25 63

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

TYT Fen 20 9 3 8,25 41

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 7 5 5,75 14 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 5 5 3,75 29 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 11 14 7,50 19 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 74 39 64,25 22 108,39 109,06 89,53

Matematik  C    E B e eD   Ed     A Ce    b       

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri e  dC E A   d BCDd da Ade D c ecCecEe  C

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,860 205,500 66 84 167 1078 9211

SAY 389,305 263,490 24 30 59 188 2192

EA 298,660 245,160 37 48 95 368 3920

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 35 2 34,50 86 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 141 33 132,75 46 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAA BECBDCBCDCeAECCDADBABCbACBE DDBBE D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ACaebEECcDeECEBCDABCDceEBCDcEECDCCeEBDBe

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 240,920 205,500 12 18 35 369 3141

SAY 478,405 263,490 1 1 1 4 37

EA 358,480 245,160 4 5 9 43 482

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 2 36,50 91

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 40 0 40,00 100 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 39 1 38,75 97 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 187 9 184,75 65 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1                                     C   

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri cCCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 0 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ADIYAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 280,678 205,500 7 9 17 130 1185

SAY 289,030 263,490 69 82 163 668 6257

EA 353,135 245,160 7 8 15 52 626

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 12 24,00 60 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 22 3 21,25 71 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 24 3 23,25 58 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 135 34 126,50 44 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 cBECbACeaACBaCDDEBBaaB AaaBEAbBCaDCEaABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CDCBCeB dB AACDCACCBAB A  dEAADD        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 2 0 100
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,218 205,500 73 91 181 1175 9983

SAY 332,930 263,490 54 66 131 456 4383

EA 266,048 245,160 62 77 153 670 6531

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 12 21,00 53

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 30 23 7 21,25 71 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 27 10 24,50 61 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 4 10 1,50 11 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 23 17 18,75 47 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 124 57 109,75 38 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCaBaEBeAACDdACCabBDADCCEAc b EBDb Bd

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEbeedbddEcDedDCBADCBcdBEAECCDecEDdBaBbA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ASİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,285 205,500 69 87 173 1111 9471

SAY 185,945 263,490 108 136 271 1594 13635

EA 219,220 245,160 99 123 245 1275 11056

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 20 15,00 38

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 6 10 3,50 19 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 17 13,75 34 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 8 10 5,50 18 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 9 10 6,50 16 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 69 61 53,75 19 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 cccCCAaeceCBa  DdedDeBCdcD E b CbDCEcABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik  eCBe a  BB e   ACCaAc be d b D         

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,915 205,500 60 77 153 1018 8751

SAY 360,565 263,490 40 50 99 318 3305

EA 283,755 245,160 50 64 127 511 5067

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 4 32,00 80

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55

TYT Fen 20 9 10 6,50 33

Matematik-2 30 22 6 20,50 68 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 30 8 28,00 70 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 8 6 6,50 46 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 26 13 22,75 57 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 136 47 124,25 43 108,39 109,06 89,53

Matematik eCAA BdCaDCBCDCdAECCDA BbBCCAeBbeDDBBEED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCbCeEEbeDAEdEBCDA CaccEBCDcccCDCCAEBDBb

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,673 205,500 103 128 255 1511 12492

SAY 217,643 263,490 96 119 237 1162 10600

EA 210,713 245,160 101 126 251 1400 11981

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Matematik-2 30 11 6 9,50 32 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 12 8 10,00 25 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 0 7 -1,75 -13 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 4 22 -1,50 -4 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 77 56 63,00 22 108,39 109,06 89,53

Matematik CD BdDB cB AeC   Cb A     dE d b  B c   

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri cbCdede d db  ad      dedcceC eEEcd  d d

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,078 205,500 44 60 119 832 7366

SAY 375,508 263,490 32 41 81 242 2725

EA 302,613 245,160 25 35 69 316 3595

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 30 24 5 22,75 76 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 33 5 31,75 79 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 7 7 5,25 38 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 25 15 21,25 53 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 145 47 133,25 47 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAAaBbCBDCBCDCcAECCDA BABbbACBECDDBBE D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCdCdEECdbdEdEBCDABbDEcEBCDaEaeDCeAEBDad

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 398,248 205,500 1 2 3 5 26

SAY 205,185 263,490 101 127 253 1310 11596

EA 301,675 245,160 30 40 79 335 3678

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 33,75 84 4,05 4,59 6,28

Tarih-2 11 11 0 11,00 100 0,16 0,24 0,56

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 0,11 0,18 0,55

Felsefe 6 6 0 6,00 100 0,10 0,11 0,30

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 0,10 0,12 0,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,09 0,10 0,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 35 4 34,00 74 0,56 0,76 1,98

Toplam: 286 138 23 132,25 46 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 ccECCAdeaACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2 ECBCABCEACDCCBeADDcEDeCDEABCDDAECEA bECD      

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 2 0 100
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 1 0 100
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 1 0 100
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM TEZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,915 205,500 14 21 41 399 3515

SAY 473,423 263,490 2 2 3 9 70

EA 354,335 245,160 6 7 13 49 584

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 40 0 40,00 100 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 185 14 181,50 63 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ACCCCEECAbAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBe

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,395 205,500 52 69 137 931 8160

SAY 355,073 263,490 41 51 101 342 3513

EA 259,555 245,160 71 89 177 754 7138

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 30 17 9 14,75 49 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 21 12 18,00 45 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 10 3 9,25 66 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 31 6 29,50 74 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 134 40 124,00 43 108,39 109,06 89,53

Matematik  DCBdDabEBaAAeDeAdCBAB A CdE c bbEBD  aB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EECCCbAcCEADb DdBADCeD BEAECCDCEEbC DBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,110 205,500 53 70 139 936 8225

SAY 411,835 263,490 14 19 37 122 1396

EA 300,265 245,160 35 46 91 352 3788

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66

TYT Fen 20 9 10 6,50 33

Matematik-2 30 25 0 25,00 83 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 33 1 32,75 82 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 152 32 144,00 50 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAABBECBDCBCDCAAEC     ABCCACBdCDDBBE D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ACCCCEECADeEdEBCDABCDEAdBdDDEECDCCAEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,170 205,500 34 50 99 723 6555

SAY 168,083 263,490 115 143 285 1905 15637

EA 219,705 245,160 98 122 243 1269 10999

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,25 58

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 19,00 48 4,05 4,59 6,28

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 63 36 54,00 19 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 BCeDBaAabEB A B DB aDDCaD E cacECaDceDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Fen Bilimleri                                e  b     

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GUNEY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 157,245 205,500 115 142 283 2011 16035

SAY 146,825 263,490 116 144 287 2101 16793

EA 157,120 245,160 114 142 283 2060 16470

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 9 16 5,00 13

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 7 9 4,75 26 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 15 6,25 16 4,05 4,59 6,28

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,16 0,24 0,56

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 0,11 0,18 0,55

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,10 0,11 0,30

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,10 0,12 0,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,09 0,10 0,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 4 3 3,25 7 0,56 0,76 1,98

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 3 3 2,25 6 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 35 48 23,00 8 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1  cECbAaBbcCaaCD EeBeB ec  d      aea    

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2             C  b D  Da               dC       

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Matematik  cCB    E      e          a             

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,978 205,500 11 16 31 289 2511

SAY 414,458 263,490 13 18 35 117 1318

EA 346,998 245,160 9 11 21 71 850

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 30 25 1 24,75 83 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 33 2 32,50 81 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 3 8 1,00 7 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 22 15 18,25 46 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 171 20 166,00 58 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAA BECBDCBCD  AECCDA BAdCCACBECDDBdE D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eebebEc  b ECcBCDABeDccEBbDDcECDCCAEBcBd

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,098 205,500 59 76 151 1015 8725

SAY 306,950 263,490 62 75 149 583 5508

EA 260,318 245,160 68 86 171 738 7057

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 2 34,50 86

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 20 2 19,50 49 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 2 5 0,75 5 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 5 4 4,00 31 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 15 13 11,75 29 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 112 28 105,00 37 108,39 109,06 89,53

Matematik  DCBCDBCEBa ACD AdC AB    C    D  BD    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri cEC   e b eb  Db AD  e BdAceCDecE CBDBdA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÖNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,805 205,500 20 29 57 502 4551

SAY 209,470 263,490 98 121 241 1246 11235

EA 256,733 245,160 72 91 181 781 7386

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 8 26,00 65

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 15 18,25 46 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 11 8 9,00 30 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 11 11 8,25 21 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 88 50 75,50 26 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 dCbcBCACCEBcb B eeBEaDCabA cDaDEbBcEeDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik  a AcBd BDCB Da  EdC c  b CeA  c ec     

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,723 205,500 47 64 127 884 7759

SAY 363,160 263,490 39 49 97 305 3213

EA 285,593 245,160 46 60 119 491 4902

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 2 34,50 86

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 22 5 20,75 69 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 28 6 26,50 66 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 25 10 22,50 56 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 135 30 127,50 45 108,39 109,06 89,53

Matematik DCeA BE BDCBCDCcAECbDAbeA CCACBb D BB ED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri cC e ac AbAEaEBCDA CDEAEBeDc EeDCCAEBDaC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,058 205,500 49 66 131 904 7900

SAY 263,331 263,490 81 96 191 809 7570

EA 242,534 245,160 79 100 199 949 8693

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 5 1 4,75 26 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 1 4,75 12 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 12 3 11,25 28 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 3 7 1,25 9 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 5 3 4,25 33 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 13 18 8,50 21 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 101 43 89,96 31 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1       ACCEB b                           

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik e  A Bc B CBbDC   C     A C  C   D      

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri edCee c  DeE deC    DEcEa DccdeDaecEBaBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,870 205,500 92 114 227 1281 10520

SAY 326,433 263,490 56 68 135 488 4649

EA 278,920 245,160 55 69 137 546 5447

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,25 68

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 31 4 30,00 75 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 3 10 0,50 4 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 17 20 12,00 30 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 119 49 106,75 37 108,39 109,06 89,53

Matematik CDbBCDB EB AACDCACC AB ADdCEAA DdEBDdEBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri d bebaeECceaeCcb  DCBDeBEeECCeeccaCBDBEe

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GENCO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,243 205,500 110 135 269 1676 13833

SAY 206,525 263,490 100 124 247 1289 11490

EA 185,983 245,160 112 139 277 1758 14459

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 14 20,50 51

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Matematik-2 30 5 6 3,50 12 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 5 6 3,50 9 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 8 17 3,75 9 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 69 52 56,00 20 108,39 109,06 89,53

Matematik e     E ae  CD    da    d  C C          

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri Ad beEE      d    a cEeda  DcdeeCeAE ace

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 78 96 191 1233 10229

SAY 320,496 263,490 59 71 141 511 4898

EA 254,029 245,160 74 93 185 810 7636

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 18 1 17,75 59 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 21 1 20,75 52 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 6 6 4,50 32 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 6 3 5,25 40 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 114 34 105,21 37 108,39 109,06 89,53

Matematik  DCBCDBCEB A C C CC AB   CdE   D EB     

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EbbebdeECEAD  bC  DCBe BEc eCDCEEbCaDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 78 96 191 1233 10229

SAY 365,061 263,490 38 48 95 297 3144

EA 300,594 245,160 34 44 87 348 3757

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 38 2 37,50 94 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 131 35 121,96 43 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAABBECBDCBCDCAAEbCDADBABCbACBECDDBBEED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ACCCCcECeDAEad    a  EcEBCDccEaDCCeEdDaC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 192,378 205,500 75 93 185 1216 10123

SAY 342,760 263,490 50 61 121 405 4015

EA 255,468 245,160 73 92 183 793 7492

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Matematik-2 30 18 7 16,25 54 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 23 8 21,00 53 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 5 7 3,25 23 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 28 9 25,75 64 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 124 44 113,00 40 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAdeBE BedB D AAECCac BA CbACB  bD BEE 

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eaCebEc A dEdEBCDA CDEAEBeDDEECDCCAEBDBe

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,788 205,500 68 86 171 1104 9384

SAY 186,895 263,490 107 135 269 1564 13509

EA 220,453 245,160 97 121 241 1253 10906

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 12 15,00 38

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 12 13 8,75 22

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 8 10 5,50 31 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 21 13,75 34 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 8 5 6,75 23 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 8 5 6,75 17 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 69 59 54,25 19 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 EdEeeAdBbACBabeaEBeDedbAaDeEAbaCaDbEDdeD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CeCB Dc    A     C  b De Cd             

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 239,803 205,500 13 19 37 378 3237

SAY 421,610 263,490 8 13 25 91 1122

EA 336,473 245,160 12 15 29 114 1378

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 25 5 23,75 79 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 34 6 32,50 81 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 7 7 5,25 38 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 171 28 164,00 57 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBCcBaAACDCACCBAecADCCEAdDDCEBDcEBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEbebdeECEebACDCBADCBeCBEcECCDCcEbCaDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,568 205,500 41 57 113 790 7112

SAY 427,278 263,490 6 10 19 74 967

EA 323,613 245,160 19 27 53 195 2110

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 39 1 38,75 97 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 11 1 10,75 77 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 12 0 12,00 92 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 33 3 32,25 81 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 160 30 152,50 53 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAABBECBDCBCDCAAECCDcDBABCCACBECDDBBEED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ACCCCEE  DeECEBCDABCDEAEB DbEEaDCCAE DBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,730 205,500 21 30 59 525 4860

SAY 419,170 263,490 9 14 27 100 1184

EA 324,005 245,160 18 26 51 192 2093

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 34 3 33,25 83 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 164 30 156,50 55 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAA BEaBDCBCDCAAECCDAbBABCCACB  DDBBEdD

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri cCCeCacCADeECEeCDABCDEcEBeDaEECDCCAEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ KAYRALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 78 96 191 1233 10229

SAY 271,271 263,490 77 92 183 762 7150

EA 222,059 245,160 93 117 233 1230 10735

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 10 3 9,25 23 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 98 39 87,96 31 108,39 109,06 89,53

Matematik  D BCe   B A    ACC A     eE  c         

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EbbedCe b dDdCD  ADCBDeBEAcCCDe  a ec bA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,875 205,500 63 81 161 1037 8898

SAY 373,108 263,490 34 43 85 250 2820

EA 282,665 245,160 51 65 129 521 5158

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 29 4 28,00 70 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 11 2 10,50 75 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 139 43 128,25 45 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCdCDB EBBAACDdACCBAd Ac CEAADD EBD   B

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EcCCCCAECEADe DbBADCeDCBEcECCDCdEDCae EA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZELER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 283,046 205,500 6 8 15 121 1120

SAY 230,681 263,490 92 112 223 1033 9556

EA 314,607 245,160 23 32 63 251 2704

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 30,00 75 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 10 6 8,50 28 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 10 6 8,50 21 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 113 35 103,96 36 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 EBECCACBDACBCCDcEeBeBaCABadEADBCdDCEDbBD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CDCBdDB dBab  D beC A                   

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 2 0 100
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
N 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 78 96 191 1233 10229

SAY 222,766 263,490 95 117 233 1113 10178

EA 208,159 245,160 103 128 255 1436 12262

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 5 3 4,25 11 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 3 8 1,00 7 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 5 14 1,50 4 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 81 38 71,21 25 108,39 109,06 89,53

Matematik D     EbBe cCD                          

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri edd  bE cbbECc         d        beeEBb d

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,115 205,500 101 126 251 1486 12278

SAY 267,973 263,490 79 94 187 777 7321

EA 222,620 245,160 92 116 231 1222 10675

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 5 23,75 59

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39

TYT Fen 20 10 3 9,25 46

Matematik-2 30 13 1 12,75 43 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 14 1 13,75 34 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 14 8 12,00 30 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 87 23 81,25 28 108,39 109,06 89,53

Matematik  CAA B  BD BCDC         A CCe    D      

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri e  ebEE   AEe  C    DccEB D E a CC E Da 

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,088 205,500 46 63 125 876 7710

SAY 315,148 263,490 61 74 147 546 5125

EA 262,338 245,160 66 83 165 711 6873

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 16 3 15,25 51 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 19 4 18,00 45 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 5 5 3,75 29 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 18 15 14,25 36 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 120 36 111,00 39 108,39 109,06 89,53

Matematik  DCB  B dB AACDe CC A  ADaC  A b EB   B 

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEaddCed E Dd D a aCBD BbeceCDa EDbBcBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TAR* K 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 78 96 191 1233 10229

SAY 260,341 263,490 84 100 199 832 7736

EA 223,449 245,160 90 114 227 1206 10580

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 11 4 10,00 33 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 11 5 9,75 24 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 5 3 4,25 33 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 93 36 83,71 29 108,39 109,06 89,53

Matematik D  e Bd B  B D d  Ca    ABCCA d         

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri cd a           CD  CDcdEa  ac C eCAEB Be

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,210 205,500 26 39 77 625 5690

SAY 395,838 263,490 19 25 49 165 1921

EA 319,695 245,160 21 30 59 217 2372

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 1 36,75 92

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 28 1 27,75 93 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 34 1 33,75 84 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 24 10 21,50 54 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 151 23 145,25 51 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAA BECBDCBCDCdAECCDADBABCCACBE D B E D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri cCeeC c   eE  BCDABdDcAEBCDccECDCCeEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ESMERAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 157,483 205,500 114 141 281 2007 16017

SAY 262,255 263,490 82 97 193 816 7615

EA 192,268 245,160 110 136 271 1671 13887

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 8 21,00 53

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 12 3 11,25 28 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 7 1 6,75 48 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 23 8 21,00 53 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 77 34 68,50 24 108,39 109,06 89,53

Matematik D  AcBEdBDCBCDb       D      C          

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri    C EEC DAcC BCeAB DEcdBdDcE eDCC EBDBe

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,103 205,500 71 89 177 1119 9497

SAY 289,558 263,490 68 81 161 663 6236

EA 241,253 245,160 80 102 203 968 8814

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36

TYT Fen 20 8 8 6,00 30

Matematik-2 30 14 3 13,25 44 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 16 6 14,50 36 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 5 3 4,25 33 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 16 12 13,00 33 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 107 40 97,00 34 108,39 109,06 89,53

Matematik CDC  DB E aA CbC    A bAD CE  c e  D Ea 

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEaCedA  bAa  DC  c B CedA eCeC cD BD Ed

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 2 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 192,353 205,500 76 94 187 1218 10129

SAY 295,990 263,490 66 79 157 627 5967

EA 248,493 245,160 78 97 193 880 8145

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 30 18 2 17,50 58 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 19 2 18,50 46 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 4 9 1,75 13 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 5 7 3,25 25 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 17 19 12,25 31 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 109 48 97,00 34 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAAdBECBDdBCD   EC     A CC C   D      

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCddCbEbbDecb eCDA eDbeddeDcE CDCCeEBD e

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,845 205,500 27 40 79 632 5731

SAY 400,470 263,490 16 22 43 146 1763

EA 299,850 245,160 36 47 93 358 3825

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 28 5 26,75 67 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 155 30 147,50 52 108,39 109,06 89,53

Matematik CDbBCDa  B AACDCACC AB cDCCEbdDD  BDEEBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EbdCCCeECEADACDCBADCBDCBEcECCDCEEaCBDBcc

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,813 205,500 96 121 241 1443 11855

SAY 205,125 263,490 102 129 257 1316 11606

EA 204,565 245,160 106 132 263 1488 12637

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 14 17,50 44

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Türkçe 6 1 1 0,75 13 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 3 7 1,25 7 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 14 6,50 16 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 8 7 6,25 21 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 8 7 6,25 16 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 2 11 -0,75 -5 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 9 23 3,25 8 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 77 80 57,00 20 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1   b B ACacB d   ed  e  aee  aaDbC D CDcA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik  ecdB   dD BCDCd Ead    A               

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eabdeaE eebEdaB c  daccde  aEdC CebEB Bd

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,538 205,500 54 71 141 946 8318

SAY 382,290 263,490 27 34 67 206 2454

EA 292,713 245,160 42 54 107 420 4333

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52

TYT Fen 20 13 1 12,75 64

Matematik-2 30 24 3 23,25 78 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 31 3 30,25 76 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 12 0 12,00 92 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 28 5 26,75 67 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 138 22 132,50 46 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDB cBaAACDCACCBAB ADCCE d D EBD EBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri   Ce ac CEADA DCBADCBDCBE ECCDeEED aDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TALAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,620 205,500 65 83 165 1045 8937

SAY 282,615 263,490 73 87 173 699 6540

EA 263,645 245,160 64 81 161 692 6731

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 22 3 21,25 53 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 4 9 1,75 13 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 1 8 -1,00 -8 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 9 25 2,75 7 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 109 51 96,25 34 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAA BE BDCBCD c EC cA BABCdA B  D      

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCdd bcCebbEdEa c eb ccbB eac eDbeeEcaBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,443 205,500 39 55 109 768 6963

SAY 392,453 263,490 22 28 55 180 2063

EA 302,278 245,160 27 37 73 324 3622

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 3 29,25 73

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 25 4 24,00 80 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 32 5 30,75 77 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 149 34 140,50 49 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAA BEaBDCBCDCeAEdCDADcABCCACBECD eBE D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCCeCEbCADeECEBCDABCDccEBdDaEECDCCAEdDBb

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,340 205,500 40 56 111 772 6977

SAY 348,368 263,490 49 60 119 382 3786

EA 277,155 245,160 57 71 141 571 5621

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 19 6 17,50 58 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 24 9 21,75 54 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 25 15 21,25 53 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 137 47 125,25 44 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBdEBaA CD dCC Ac A CeEAdcD EBDc cB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EECCdCeEbEdDeCDdBADCBDeBEdECeDdEccdacBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,450 205,500 51 68 135 928 8150

SAY 197,323 263,490 104 131 261 1404 12321

EA 221,415 245,160 95 119 237 1236 10804

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 26,25 66

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Türkçe 6 1 2 0,50 8 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 8 11,00 28 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 6 7 4,25 14 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 6 7 4,25 11 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 73 38 63,50 22 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1   Abc AbCdd AC  De  D  a    Da    DECD A

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik D eA  EacDb aDCd  d                     

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 1 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZ    GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,303 205,500 109 134 267 1674 13823

SAY 211,595 263,490 97 120 239 1222 11068

EA 191,613 245,160 111 137 273 1680 13950

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 6 25,50 64

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Matematik-2 30 7 6 5,50 18 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 7 6 5,50 14 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 2 1 1,75 13 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 5 6 3,50 9 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 66 32 58,00 20 108,39 109,06 89,53

Matematik dDCB eB aB  c    C   c    aE            

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EE   a                     ed b E d cB A

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,368 205,500 112 137 273 1891 15254

SAY 176,655 263,490 111 139 277 1775 14799

EA 166,043 245,160 113 141 281 1998 16026

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 4 30,00 75

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 2 3 1,25 9 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 48 23 42,25 15 108,39 109,06 89,53

Matematik           b       e              a      

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri d   ecE  D    e                  e b    

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,933 205,500 77 95 189 1229 10189

SAY 287,260 263,490 71 85 169 677 6334

EA 260,563 245,160 67 85 169 729 7025

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 30 19 8 17,00 57 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 25 8 23,00 58 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 1 12 -2,00 -14 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 5 6 3,50 27 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 11 25 4,75 12 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 109 62 93,50 33 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBCcB bACDeAeCBA  eaaCEAdDD  BDE B 

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri Ebbebaecb dedbDC ADCeeddd ceC edEbCBbBcc

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,508 205,500 95 119 237 1412 11586

SAY 279,368 263,490 76 91 181 722 6725

EA 220,920 245,160 96 120 239 1243 10852

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 1 0,75 2 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 12 6 10,50 35 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 13 6 11,50 29 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 10 3 9,25 66 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 5 3 4,25 33 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 20 7 18,25 46 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 98 40 88,00 31 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1             a D                         

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CD B eaCdB de DdAC    DA  CE   D        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEbCCdAEbEAD Ca   cdBD BEA CC C  c  D  A

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,748 205,500 30 45 89 699 6349

SAY 370,008 263,490 37 47 93 270 2945

EA 301,868 245,160 28 38 75 329 3650

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76

TYT Fen 20 14 2 13,50 68

Matematik-2 30 24 3 23,25 78 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 30 4 29,00 73 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 4 7 2,25 16 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 142 32 134,00 47 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAA BECB CBCDCdAEdCDA BABCCAeBE DDB  dD

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ACdeb c  becCEBCDA CbEcEB DDE CDCeAcBDBb

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,095 205,500 23 36 71 593 5416

SAY 417,160 263,490 10 15 29 108 1239

EA 327,895 245,160 16 21 41 170 1860

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Matematik-2 30 28 0 28,00 93 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 36 0 36,00 90 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 160 24 154,00 54 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAA BECBDCBCDCAAECCDA BABCCACBE DDBBEE 

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCdCbaEC bAECdBCDABCDEcEBCDaEECDCeAEeDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,395 205,500 50 67 133 917 7999

SAY 386,303 263,490 25 31 61 197 2302

EA 301,580 245,160 31 41 81 337 3686

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 33 1 32,75 82 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 7 7 5,25 38 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 145 41 134,75 47 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAA BE BDCBCDCAAEdCDADBABCCACBE D BB  D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri cCaeCEcbeDeECEBCDABCDccEBeDaEcCDCCAEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 192,723 205,500 74 92 183 1185 10050

SAY 323,055 263,490 58 70 139 500 4793

EA 278,748 245,160 56 70 139 550 5466

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 30 3 29,25 73 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 16 22 10,50 26 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 120 56 106,00 37 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAA BECBDCBCDCeAEa DA BA CCAdBECDDB   D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ca eeba ecdcbEcCDABbDaebBeDbEdCDCeeEcDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 78 96 191 1233 10229

SAY 339,071 263,490 51 63 125 428 4175

EA 275,574 245,160 59 73 145 582 5745

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 23 0 23,00 77 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 29 2 28,50 71 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 8 0 8,00 57 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 3 2 2,50 19 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 8 0 8,00 62 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 19 2 18,50 46 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 119 25 112,46 39 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDB EB AACDCACCBAB AD C   DDCbBDc  B

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEC   AE   DACD  A e b B   CC C ED   BEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 159,568 205,500 113 140 279 1989 15858

SAY 171,898 263,490 112 140 279 1852 15295

EA 156,198 245,160 115 143 285 2064 16498

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 15 20,25 51

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 10 13 6,75 17

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Matematik-2 30 2 15 -1,75 -6 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 2 18 -2,50 -6 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 2 4 1,00 8 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 1 8 -1,00 -8 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 7 18 2,50 6 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 58 80 38,00 13 108,39 109,06 89,53

Matematik c cdaec a  Bbe b  C  bbcc   d  d c d    

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eC dCEc  edb E  cc    AEdd ac  adee daB 

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 2 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,825 205,500 67 85 169 1081 9217

SAY 349,853 263,490 46 56 111 367 3721

EA 275,690 245,160 58 72 143 579 5735

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 5 29,75 74

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 27 3 26,25 66 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 7 7 5,25 38 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 25 13 21,75 54 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 127 33 118,75 42 108,39 109,06 89,53

Matematik  DCBCDBeEBBAACDCACCBAB A CCEAd D  B  a  

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEbCadAddEdbACDC ADCBb BEAEeCDCEEaCacBEc

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,135 205,500 58 75 149 995 8569

SAY 333,043 263,490 53 65 129 454 4373

EA 259,995 245,160 70 88 175 746 7099

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 23 9 20,75 52

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 30 17 7 15,25 51 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 21 8 19,00 48 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 5 7 3,25 23 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 24 12 21,00 53 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 126 46 114,50 40 108,39 109,06 89,53

Matematik  DCBCDB EB bbbDeeCC A  dDCCEAc D  BbE  B

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEaeabe CEbbA aC ADCBDdBE ECCDeEEcCBDBEd

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,983 205,500 29 44 87 685 6148

SAY 372,830 263,490 35 44 87 252 2832

EA 301,753 245,160 29 39 77 332 3662

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 26 1 25,75 86 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 29 2 28,50 71 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 23 10 20,50 51 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 143 28 136,00 48 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAA BECBDCBCDCAAEC DA BABCbACBE D     b

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eC eb EC DeE EBCDA dDEAbB DcEE DCCeceDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 269,193 205,500 9 12 23 187 1612

SAY 170,408 263,490 113 141 281 1874 15432

EA 223,275 245,160 91 115 229 1209 10598

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 9 24,75 62

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 19,75 49 4,05 4,59 6,28

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 0,16 0,24 0,56

Coğrafya-2 11 3 8 1,00 9 0,11 0,18 0,55

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,10 0,11 0,30

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,10 0,12 0,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,09 0,10 0,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 20 15 16,25 35 0,56 0,76 1,98

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 85 50 72,50 25 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 aCAbBaAbCdcEA BBceBEDDCeD  BDeDEC aEbDeA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2 eedBaEDC EbbAdBCecbbdaCBcEDC  EADDD  DCd      

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Matematik              e                          

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 1 0 100
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 1 0 100
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,425 205,500 93 115 229 1286 10584

SAY 336,418 263,490 52 64 127 443 4271

EA 279,845 245,160 53 67 133 538 5372

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 26 2 25,50 85 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 31 2 30,50 76 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 5 9 2,75 20 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 20 18 15,50 39 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 124 55 110,25 39 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBCEB AACDCACCBcB ADCCEAdDD  BD   B

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEbebbccdEAbeCDC ADCBe BEAaeCDeEEbbBDdce

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 271,853 205,500 8 11 21 177 1513

SAY 296,158 263,490 65 78 155 623 5959

EA 356,540 245,160 5 6 11 45 527

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 13 22,75 57 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 22 1 21,75 73 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 28 1 27,75 69 20,81 20,64 14,72

Toplam: 286 133 31 125,25 44 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 dCAaBCACCEdcACBBDeBEDDCaDAceDBDbC abbeBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik  CAA BECB CBCDCdAEC DA  A CCACB  DDB E D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR D* DAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,703 205,500 64 82 163 1042 8928

SAY 370,505 263,490 36 45 89 263 2924

EA 275,543 245,160 60 74 147 585 5748

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 26 2 25,50 64 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 31 7 29,25 73 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 135 32 127,00 44 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDB dB AAdDCACCBA  A  CEA DDC B    B

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEaCaacECEADACDCBADCBaCBEeECCDCEED  DBEc

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRA YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 171,263 205,500 111 136 271 1705 14030

SAY 279,663 263,490 75 90 179 720 6704

EA 227,368 245,160 89 111 221 1160 10204

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,75 59

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 20 5 18,75 47 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 19 17 14,75 37 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 95 54 81,50 28 108,39 109,06 89,53

Matematik  C A BE BcCBCDCAd dCDA  ABCCe  c D     D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ACaebEbC aeECEBCD  Cbcd cCDacdCDCeAEeDaa

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AĞDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,608 205,500 61 78 155 1023 8806

SAY 352,560 263,490 43 53 105 353 3606

EA 285,523 245,160 47 61 121 493 4909

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 25 1 24,75 83 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 29 1 28,75 72 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 22 15 18,25 46 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 129 35 120,25 42 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDB EB AACDbACCBAB ADCCE A D E D  B 

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri cceeaCecb dDd DC ADCBDdBEeECCDCaEcCaDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,268 205,500 48 65 129 898 7847

SAY 352,828 263,490 42 52 103 350 3596

EA 280,253 245,160 52 66 131 535 5340

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 21 1 20,75 69 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 25 1 24,75 62 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 3 9 0,75 5 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 23 11 20,25 51 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 130 28 123,00 43 108,39 109,06 89,53

Matematik  DCBCDBCEB A CDC CC AB  D CEAd D  B   BB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEbe bcceEeab DdBADCBD BEd CCD EE CBDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,603 205,500 72 90 179 1148 9776

SAY 288,360 263,490 70 84 167 673 6283

EA 240,388 245,160 81 103 205 976 8899

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22

TYT Fen 20 12 1 11,75 59

Matematik-2 30 15 0 15,00 50 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 15 1 14,75 37 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 2 2 1,50 11 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 1 1 0,75 6 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 0 10,00 77 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 13 3 12,25 31 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 99 16 95,00 33 108,39 109,06 89,53

Matematik  DCB  BCEB AA   ACC A      EA  b        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri c     e C A   D         d  CCDCEE CB  EA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AD 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,038 205,500 24 37 73 596 5427

SAY 427,660 263,490 5 9 17 70 954

EA 331,998 245,160 14 19 37 142 1628

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 38 2 37,50 94 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 8 6 6,50 46 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 165 30 157,50 55 108,39 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDbEBeEEBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EbCebCAECEebcCDdBADCBDCBEAECCDCEEabBDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 78 96 191 1233 10229

SAY 304,081 263,490 63 76 151 596 5632

EA 238,739 245,160 82 104 207 1002 9088

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 16 9 13,75 46 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 18 11 15,25 38 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 6 8 4,00 29 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 23 17 18,75 47 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 112 49 99,46 35 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAAaBcaBeCBCDCc Eb  c  ABdCAeB bD     e

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eadCbcEbeDAEdEBCDABCaEeEBdecEdeDCCeEBcBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇOLAK       M 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,040 205,500 17 25 49 439 3919

SAY 247,630 263,490 86 103 205 910 8449

EA 287,855 245,160 45 58 115 464 4712

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,59 0,66 0,96

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 1,77 2,00 2,84

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,94 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,75 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 16 16,00 40 4,05 4,59 6,28

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 18 2 17,50 44 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 102 37 92,75 32 108,39 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 eCcae ACCEd ddB DdaEDeCCDA aacDECeDEeDeA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik DC ABBE BDCBCD    d DA   aCCA    D      

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri  d                                      

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 1 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,468 205,500 36 52 103 738 6659

SAY 376,280 263,490 31 40 79 240 2695

EA 309,248 245,160 24 34 67 289 3102

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 33 2 32,50 81 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 3 10 0,50 4 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 22 15 18,25 46 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 144 36 135,00 47 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAA BE aDCBCDCAAECCDA BABCCAbBE D BBEED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri cabCbacdADdd dBCDABCDcdEBde EEeDCC EBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVNĞL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,713 205,500 28 41 81 635 5750

SAY 416,675 263,490 12 17 33 113 1261

EA 317,778 245,160 22 31 61 232 2497

Katılımlar: 116 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 26 2 25,50 85 17,02 16,88 11,96

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,79 3,77 2,76

Matematik 40 34 3 33,25 83 20,81 20,64 14,72

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,69 3,65 2,17

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,60 5,55 3,50

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,81 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 15,10 14,83 9,46

Toplam: 286 160 29 152,75 53 108,39 109,06 89,53

Matematik DCAAaBEbBDCBCDC AECCDA BABCCACBE DDBBEEc

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri AdCebEECADAEbEBCD BCDEcEBdDDcECDCCAEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,265 205,500 4 33 65 571 5246

SAY 206,375 263,490 10 125 249 1293 11500

EA 245,785 245,160 7 99 197 916 8393

Katılımlar: 13 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,90 0,66 0,96

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 2,87 2,00 2,84

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,56 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,37 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 17 15,75 39 6,69 4,59 6,28

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 13,60 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,04 3,77 2,76

Matematik 40 7 4 6,00 15 15,63 20,64 14,72

Toplam: 286 83 38 73,50 26 96,36 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 cadbBdACCEBcebBc BBEDDCae EebBDaC DceeBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik  acAB   BD Bd           A Cb            

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 1 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEFE YILMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,935 205,500 6 80 159 1034 8887

SAY 197,045 263,490 13 132 263 1406 12343

EA 218,825 245,160 10 124 247 1280 11097

Katılımlar: 13 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 24,00 60

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,90 0,66 0,96

Edebiyat 18 1 5 -0,25 -1 2,87 2,00 2,84

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,56 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,37 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 11 10,25 26 6,69 4,59 6,28

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 13,60 16,88 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,04 3,77 2,76

Matematik 40 6 4 5,00 13 15,63 20,64 14,72

Toplam: 286 69 30 61,50 22 96,36 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1  BECCA cb   a  c     B eaaed D C cCaDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik  D    d  B AA e b  Be                 B 

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HABİBOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,145 205,500 5 35 69 590 5403

SAY 425,035 263,490 2 11 21 79 1021

EA 326,545 245,160 2 22 43 178 1940

Katılımlar: 13 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 13,60 16,88 11,96

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,04 3,77 2,76

Matematik 40 36 2 35,50 89 15,63 20,64 14,72

Fizik 14 9 5 7,75 55 2,50 3,65 2,17

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,17 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,38 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 10,06 14,83 9,46

Toplam: 286 164 29 156,75 55 96,36 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBCEB AACDCACCBeB ADCCEAADDbEBDEEBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEbeeCeEaEADACDCBADCBDCBEAECCDCEccCBDBEc

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,963 205,500 12 139 277 1918 15559

SAY 220,573 263,490 9 118 235 1136 10357

EA 187,873 245,160 12 138 275 1733 14302

Katılımlar: 13 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 13,60 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,04 3,77 2,76

Matematik 40 9 4 8,00 20 15,63 20,64 14,72

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 2,50 3,65 2,17

Kimya 13 2 3 1,25 10 4,17 5,55 3,50

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 3,38 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 10,06 14,83 9,46

Toplam: 286 66 42 55,50 19 96,36 109,06 89,53

Matematik  DCBC B dBaAb  C d        C             

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri Eb edbe   e   D      c cdA  C   EaCBDcEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜLTEKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 163,890 205,500 11 138 275 1896 15315

SAY 225,465 263,490 8 115 229 1088 9958

EA 207,920 245,160 11 129 257 1440 12291

Katılımlar: 13 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 12 18,00 45

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Matematik-2 30 13 5 11,75 39 13,60 16,88 11,96

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,04 3,77 2,76

Matematik 40 16 6 14,50 36 15,63 20,64 14,72

Fizik 14 4 6 2,50 18 2,50 3,65 2,17

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 4,17 5,55 3,50

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 3,38 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 10,06 14,83 9,46

Toplam: 286 69 41 58,75 21 96,36 109,06 89,53

Matematik  C A B  BDaBCD dAEd D  BA  eb BE D     e

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri Ae aeEd  DbEb   e      d        Ce      

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP AKGÜN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,155 205,500 10 117 233 1312 10816

SAY 255,080 263,490 7 102 203 868 8017

EA 224,335 245,160 9 113 225 1193 10495

Katılımlar: 13 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 12 2 11,50 38 13,60 16,88 11,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,04 3,77 2,76

Matematik 40 12 4 11,00 28 15,63 20,64 14,72

Fizik 14 3 10 0,50 4 2,50 3,65 2,17

Kimya 13 4 0 4,00 31 4,17 5,55 3,50

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 3,38 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 11 17 6,75 17 10,06 14,83 9,46

Toplam: 286 94 51 81,25 28 96,36 109,06 89,53

Matematik cC   BE cDC CD         BA CC C   e     c

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri edbeeEcCA ecdb  D  CD    C DE e CeAbdace

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ŞENGÖZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 7 96 191 1233 10229

SAY 348,801 263,490 3 59 117 380 3771

EA 265,844 245,160 5 78 155 674 6545

Katılımlar: 13 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 22 5 20,75 69 13,60 16,88 11,96

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,04 3,77 2,76

Matematik 40 27 8 25,00 63 15,63 20,64 14,72

Fizik 14 8 6 6,50 46 2,50 3,65 2,17

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,17 5,55 3,50

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,38 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 10,06 14,83 9,46

Toplam: 286 126 41 115,46 40 96,36 109,06 89,53

Matematik DC AdBECBDCBCDCdAECCaA cA CCAbBE DcBc bD

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ACaebEEbcDAECdBCDABCDEAEBdDDEceDCCAceDaC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBO 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 267,728 205,500 2 13 25 197 1697

SAY 262,115 263,490 6 98 195 819 7625

EA 325,123 245,160 3 25 49 184 2008

Katılımlar: 13 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56

TYT Fen 20 7 3 6,25 31

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,90 0,66 0,96

Edebiyat 18 9 1 8,75 49 2,87 2,00 2,84

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 1,56 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,37 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 6 23,50 59 6,69 4,59 6,28

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 13,60 16,88 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,04 3,77 2,76

Matematik 40 19 4 18,00 45 15,63 20,64 14,72

Toplam: 286 119 33 110,75 39 96,36 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 BbbaBC      A B DBBEDDCaeAEBD aECBDECDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik DC A BEbB CBCDC  EdCD  BA CCAe    c     

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 1 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 0 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 401,978 205,500 1 1 1 3 19

SAY 205,585 263,490 11 126 251 1303 11560

EA 313,920 245,160 4 33 65 257 2752

Katılımlar: 13 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15

TYT Fen 20 7 2 6,50 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,90 0,66 0,96

Edebiyat 18 18 0 18,00 100 2,87 2,00 2,84

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 1,56 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,37 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 38 2 37,50 94 6,69 4,59 6,28

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 0,75 0,24 0,56

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 0,65 0,18 0,55

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,37 0,11 0,30

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,37 0,12 0,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,37 0,10 0,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 34 6 32,50 71 2,50 0,76 1,98

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 13,60 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,04 3,77 2,76

Matematik 40 1 0 1,00 3 15,63 20,64 14,72

Toplam: 286 140 26 133,50 47 96,36 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 BCADdCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDeA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2 BAdBCEDCAECDAeBCdBDEEDCBAEDeECEAcDcEADCE      

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Matematik            B                            

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED
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100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0
Şiirde Ahenk 0 1 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 1 0 100
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 1 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,190 205,500 9 116 231 1310 10812

SAY 281,970 263,490 5 89 177 707 6580

EA 242,440 245,160 8 101 201 951 8702

Katılımlar: 13 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 4 31,00 78

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44

TYT Fen 20 10 4 9,00 45

Matematik-2 30 16 2 15,50 52 13,60 16,88 11,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,04 3,77 2,76

Matematik 40 18 2 17,50 44 15,63 20,64 14,72

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,50 3,65 2,17

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,17 5,55 3,50

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 3,38 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 12 8 10,00 25 10,06 14,83 9,46

Toplam: 286 98 28 91,00 32 96,36 109,06 89,53

Matematik CDCBCDa EB A CDCACC A     d    D  B     

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri E  C ae    D  Da ADCBD Bdec      c   BEe

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YAĞCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 155,523 205,500 13 143 285 2024 16141

SAY 205,148 263,490 12 128 255 1313 11601

EA 173,548 245,160 13 140 279 1930 15538

Katılımlar: 13 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 11 13,25 33

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 13,60 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,04 3,77 2,76

Matematik 40 6 3 5,25 13 15,63 20,64 14,72

Fizik 14 3 7 1,25 9 2,50 3,65 2,17

Kimya 13 6 4 5,00 38 4,17 5,55 3,50

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 3,38 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 12 18 7,50 19 10,06 14,83 9,46

Toplam: 286 60 52 47,00 16 96,36 109,06 89,53

Matematik  C   BE BcC bD c                        

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri c eddcE dD E c CD  aDceEBdDe bCeeecE aB 

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DENİZ ÖNDER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 7 96 191 1233 10229

SAY 288,781 263,490 4 83 165 670 6265

EA 248,469 245,160 6 98 195 883 8150

Katılımlar: 13 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 13,60 16,88 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,04 3,77 2,76

Matematik 40 20 5 18,75 47 15,63 20,64 14,72

Fizik 14 4 4 3,00 21 2,50 3,65 2,17

Kimya 13 5 2 4,50 35 4,17 5,55 3,50

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 3,38 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 13 11 10,25 26 10,06 14,83 9,46

Toplam: 286 104 37 94,46 33 96,36 109,06 89,53

Matematik CDCBCeB EB AACDCACCBeB c  bEA  b        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EbbC  eEdE    DC  eCBe B   eeeC cc B  EA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYN EP NAZLI CAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,038 205,500 3 20 39 397 3502

SAY 450,730 263,490 1 5 9 21 397

EA 348,213 245,160 1 9 17 65 803

Katılımlar: 13 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 2 36,50 91

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 29 0 29,00 97 13,60 16,88 11,96

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,04 3,77 2,76

Matematik 40 38 1 37,75 94 15,63 20,64 14,72

Fizik 14 10 4 9,00 64 2,50 3,65 2,17

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,17 5,55 3,50

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 3,38 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 10,06 14,83 9,46

Toplam: 286 178 19 173,25 61 96,36 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBCEB AACDCACCBABDADCCEAADDCEaDEEBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EaCebCAECEA*ACDCBADCBDeBbdECCDCEEDCBDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,795 205,500 7 31 61 540 4992

SAY 435,538 263,490 3 8 15 55 750

EA 332,075 245,160 4 18 35 140 1624

Katılımlar: 15 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 18,67 16,88 11,96

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,05 3,77 2,76

Matematik 40 37 2 36,50 91 23,72 20,64 14,72

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,33 3,65 2,17

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,30 5,55 3,50

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 6,20 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 16,83 14,83 9,46

Toplam: 286 168 25 161,75 57 125,31 109,06 89,53

Matematik DCAABBECBDCBCDCdAECCDADBABCCAeBE DDBBEED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri  CCebEECebAECEBCDABCDEcEBeDDEECDCCAEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,868 205,500 11 49 97 715 6466

SAY 380,158 263,490 7 38 75 223 2547

EA 290,533 245,160 9 55 109 438 4502

Katılımlar: 15 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 22 4 21,00 70 18,67 16,88 11,96

Geometri 10 5 3 4,25 43 5,05 3,77 2,76

Matematik 40 27 7 25,25 63 23,72 20,64 14,72

Fizik 14 5 9 2,75 20 4,33 3,65 2,17

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,30 5,55 3,50

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,20 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 16,83 14,83 9,46

Toplam: 286 145 33 136,75 48 125,31 109,06 89,53

Matematik CcCBaDB EB AACDCdCCBAB A CCEAd DeEBcEb B

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri bECeadAECcebebDCBADCBDCBdAECCDCEEDCaDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KILIÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,465 205,500 8 34 67 579 5344

SAY 403,550 263,490 4 21 41 140 1658

EA 336,615 245,160 2 14 27 111 1370

Katılımlar: 15 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 29 0 29,00 97 18,67 16,88 11,96

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,05 3,77 2,76

Matematik 40 39 0 39,00 98 23,72 20,64 14,72

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 4,33 3,65 2,17

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,30 5,55 3,50

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,20 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 22 16 18,00 45 16,83 14,83 9,46

Toplam: 286 157 33 148,75 52 125,31 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBCEB AACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri cEbedaecdE ae DCBADCBDeBEcECCDeEEadBDBEc

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÜNSAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 280,483 205,500 2 10 19 132 1194

SAY 245,330 263,490 11 106 211 930 8602

EA 325,163 245,160 5 24 47 182 2006

Katılımlar: 15 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,00 0,66 0,96

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 2,98 2,00 2,84

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,47 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,48 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 9 28,75 72 6,93 4,59 6,28

Matematik-2 30 14 9 11,75 39 18,67 16,88 11,96

Geometri 10 2 2 1,50 15 5,05 3,77 2,76

Matematik 40 16 11 13,25 33 23,72 20,64 14,72

Toplam: 286 118 37 108,75 38 125,31 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 cBECCACBbeCdCCDDEBBeBBCABbeEADBCbDCEcABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik C CBCeB dBeAAba bCC Aecc CCE   e  B   dB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 2 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİSEM ATIK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 183,193 205,500 15 120 239 1434 11778

SAY 237,410 263,490 12 109 217 987 9110

EA 225,113 245,160 15 112 223 1183 10416

Katılımlar: 15 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 6 26,50 66

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38

TYT Fen 20 8 7 6,25 31

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 18,67 16,88 11,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 5,05 3,77 2,76

Matematik 40 15 6 13,50 34 23,72 20,64 14,72

Fizik 14 1 4 0,00 0 4,33 3,65 2,17

Kimya 13 0 0 0,00 0 6,30 5,55 3,50

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 6,20 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 4 14 0,50 1 16,83 14,83 9,46

Toplam: 286 84 47 72,25 25 125,31 109,06 89,53

Matematik d CB DB dB A C bACC ba    CEAA D   e    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri c   dCd    e               eCeaacaeaecEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU  DEMİRKILIÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 313,213 205,500 1 3 5 48 449

SAY 206,711 263,490 15 122 243 1282 11466

EA 286,889 245,160 10 59 117 477 4803

Katılımlar: 15 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,00 0,66 0,96

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 2,98 2,00 2,84

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,47 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,48 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 9 28,75 72 6,93 4,59 6,28

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 0,40 0,24 0,56

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 0,35 0,18 0,55

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,11 0,30

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,12 0,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,10 0,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 13 7 11,25 24 0,75 0,76 1,98

Toplam: 286 115 37 105,46 37 125,31 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 BCADBCdCCEBdACBeDBcEDDCCbAdBDcDECeDaCDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2 dACBdEDCedCbACBdCBaE                          

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMİREL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 13 96 191 1233 10229

SAY 370,051 263,490 8 46 91 268 2941

EA 268,624 245,160 11 76 151 647 6313

Katılımlar: 15 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 18,67 16,88 11,96

Geometri 10 7 2 6,50 65 5,05 3,77 2,76

Matematik 40 27 4 26,00 65 23,72 20,64 14,72

Fizik 14 12 1 11,75 84 4,33 3,65 2,17

Kimya 13 8 4 7,00 54 6,30 5,55 3,50

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 6,20 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 33 5 31,75 79 16,83 14,83 9,46

Toplam: 286 131 30 123,21 43 125,31 109,06 89,53

Matematik C CBC  C BB ACDCACC AB  DbCEAbDDCdBcEE B

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EECCCdAECEA AC CBbDCBeCBdbECCDCEEDCBDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM MENEKŞE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,636 205,500 5 22 43 427 3847

SAY 232,796 263,490 13 110 219 1020 9422

EA 265,507 245,160 12 80 159 680 6578

Katılımlar: 15 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,00 0,66 0,96

Edebiyat 18 7 8 5,00 28 2,98 2,00 2,84

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,47 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,48 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 17 13,75 34 6,93 4,59 6,28

Matematik-2 30 11 7 9,25 31 18,67 16,88 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,05 3,77 2,76

Matematik 40 11 7 9,25 23 23,72 20,64 14,72

Toplam: 286 100 45 88,46 31 125,31 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 abebBCACCdB bdBaeBe aD abAc DBDcC eaCDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik DC A Bd Ba BC  b Eb  ec d CC C          

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 1 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 2 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAİDE SU YAVUZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 255,028 205,500 3 15 29 253 2273

SAY 227,015 263,490 14 113 225 1075 9853

EA 298,118 245,160 8 50 99 375 3952

Katılımlar: 15 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20

TYT Fen 20 7 2 6,50 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,00 0,66 0,96

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 2,98 2,00 2,84

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,47 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,48 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 26,00 65 6,93 4,59 6,28

Matematik-2 30 13 7 11,25 38 18,67 16,88 11,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 5,05 3,77 2,76

Matematik 40 15 8 13,00 33 23,72 20,64 14,72

Toplam: 286 102 43 91,25 32 125,31 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 EBECaAdBD eeCCDDEBBD BCbabe A BCEDCEDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CcCBCDd  B A ae ACC A  Ab aE d D  B  d  

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜNEYSULU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 248,285 205,500 4 17 33 306 2635

SAY 436,028 263,490 2 7 13 51 732

EA 366,095 245,160 1 2 3 32 365

Katılımlar: 15 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,00 0,66 0,96

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 2,98 2,00 2,84

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,47 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,48 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 6 5,50 14 6,93 4,59 6,28

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 18,67 16,88 11,96

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,05 3,77 2,76

Matematik 40 40 0 40,00 100 23,72 20,64 14,72

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,33 3,65 2,17

Kimya 13 9 4 8,00 62 6,30 5,55 3,50

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,20 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 16,83 14,83 9,46

Toplam: 286 179 31 171,25 60 125,31 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1                        bbAEe a  C DaCDeA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCCebaECADAECEeCDABCDccEBeDDEEeDCecEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 0 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR AYDEMİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,290 205,500 9 42 83 678 6098

SAY 381,593 263,490 6 35 69 211 2484

EA 322,235 245,160 6 28 55 202 2206

Katılımlar: 15 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 3 35,25 88

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83

TYT Fen 20 9 3 8,25 41

Matematik-2 30 28 1 27,75 93 18,67 16,88 11,96

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,05 3,77 2,76

Matematik 40 36 1 35,75 89 23,72 20,64 14,72

Fizik 14 3 5 1,75 13 4,33 3,65 2,17

Kimya 13 9 1 8,75 67 6,30 5,55 3,50

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 6,20 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 18 8 16,00 40 16,83 14,83 9,46

Toplam: 286 145 23 139,25 49 125,31 109,06 89,53

Matematik DCAA BECBDCBCDCAAECCDcDBABCCACBE DDB EED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri    CbEc ca Ed BCDABCD c B DaEE DCeAE    

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİL SAB 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,465 205,500 6 28 55 493 4465

SAY 447,773 263,490 1 6 11 25 456

EA 335,160 245,160 3 16 31 122 1457

Katılımlar: 15 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 26,25 66

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 37 0 37,00 93

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 18,67 16,88 11,96

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,05 3,77 2,76

Matematik 40 37 3 36,25 91 23,72 20,64 14,72

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,33 3,65 2,17

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,30 5,55 3,50

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,20 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 16,83 14,83 9,46

Toplam: 286 172 17 167,75 59 125,31 109,06 89,53

Matematik CDCBCDBCEBaAACDCACCBABDbDCCEAdDDCEBDEEBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EECebCAdCEADACDCBADCBDCBEAECCDCEcDCBDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,666 205,500 13 96 191 1233 10229

SAY 339,311 263,490 9 62 123 423 4160

EA 261,674 245,160 13 84 167 719 6925

Katılımlar: 15 144 288 2196 17476

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,43 69

TYT Sosyal 20 12 5 11,27 56

TYT Matematik 40 20 4 19,01 48

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 18,67 16,88 11,96

Geometri 10 5 1 4,75 48 5,05 3,77 2,76

Matematik 40 25 6 23,50 59 23,72 20,64 14,72

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,33 3,65 2,17

Kimya 13 10 1 9,75 75 6,30 5,55 3,50

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,20 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 16,83 14,83 9,46

Toplam: 286 122 36 112,71 39 125,31 109,06 89,53

Matematik DC ABBd BDCBCDCc ECCDA aABbb CdE D BB  D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri AC CCEEdADAbCbeCDA CDEAEB DDEaCDCeAcd  e

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR SESSİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,635 205,500 12 62 123 862 7619

SAY 383,258 263,490 5 33 65 203 2406

EA 300,425 245,160 7 45 89 350 3777

Katılımlar: 15 144 288 2196 17476

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 5 27,75 69

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79

TYT Fen 20 9 3 8,25 41

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 18,67 16,88 11,96

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,05 3,77 2,76

Matematik 40 32 2 31,50 79 23,72 20,64 14,72

Fizik 14 6 4 5,00 36 4,33 3,65 2,17

Kimya 13 12 0 12,00 92 6,30 5,55 3,50

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 6,20 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 26 6 24,50 61 16,83 14,83 9,46

Toplam: 286 140 20 135,00 47 125,31 109,06 89,53

Matematik DC A BECBD BCDCd ECCDA eABCCACBECDDBBE D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri A  CbEb  beECEBCDABCDEAEB DDcEdDCCAEB   

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH DOĞANAY 28 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,175 205,500 10 43 85 682 6119

SAY 319,808 263,490 10 72 143 516 4925

EA 258,865 245,160 14 90 179 765 7198

Katılımlar: 15 144 288 2196 17476

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 31 9 28,75 72

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 1,00 0,66 0,96

Edebiyat 18 6 12 3,00 17 2,98 2,00 2,84

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,47 1,05 1,35

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,48 0,88 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 31 1,25 3 6,93 4,59 6,28

Matematik-2 30 15 9 12,75 43 18,67 16,88 11,96

Geometri 10 2 7 0,25 3 5,05 3,77 2,76

Matematik 40 17 16 13,00 33 23,72 20,64 14,72

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,33 3,65 2,17

Kimya 13 5 7 3,25 25 6,30 5,55 3,50

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,20 5,63 3,79

Fen Bilimleri 40 23 16 19,00 48 16,83 14,83 9,46

Toplam: 286 140 92 117,00 41 125,31 109,06 89,53

Edebiyat-Sosyal-1 adebcaeCaEBdbecaDBcbeaCdbdaebdcECaDceadb

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik b AAaBEacDdBCDC d C D  eABCCbeda cbeBdEc

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ACCCCbEdAbAdCdB cbBCcadbcCDDEcCDaCAbBDaC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 1 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 1 0
Edebî Sanatlar 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0                                         144 / 144


