
SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,584 265,870 1 1 1 1 5

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 100 19 95,25 79 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe eCCbBEDb CEBdDDAEBDBCBDDECABDCECDAACDeeA

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACDecCAABCABECDbADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CEbAEBDABBCDEDcDaCCEdEeBCEBBDCBdACECABBE

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEDBAcaEEcBCCDADDeEB

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALARA ATASOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,279 265,870 21 33 34 34 262

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 63 23 57,25 48 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CDB   Ce B  DAEeDa BDeaCbBDCECDAA DeeA C

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal b dAC  aC  CDB  BDA      

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  AEBD ECC EDaDEaCc ECB   a CBB  bCb    B

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen DcecDEBcBCC EEe EB b

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ARMANC GÜNEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,369 265,870 12 20 21 21 131

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 75 20 70,00 58 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CDBd bCeEB DbAEBDBbcDDECABDCECDAACDeDAbC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DcEdeABCCdECDBADBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  AEBD ECC ED D  CcdECB   Ba    CE    E B

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen cBADeEBc   DdEcCEB  

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÖZPEHLİ * N 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,132 265,870 29 43 44 44 414

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 54 25 47,75 40 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCDB  cA  B DadbdbcCdDbba   CEeDAAab  A

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACbc C A aABECDDADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik Cd A Bb BB  ED D  Cc ECB E a C    E   B 

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen e b ADDdE aCC     EB

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA DALDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,173 265,870 5 7 7 7 40

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 87 24 81,00 68 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CaBEDeCCEBADDAEBDBCBDecCABDCECDAACDADAbC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DedACABCCdECDBeDBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik DAEBeAECCcEDBDEbCEdECB EBB CBBA E     d 

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen DcAcDEBcBCCadEDeaeec

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAN AKBIYIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,441 265,870 36 52 59 59 811

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 31 24 25,00 21 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCDBE e Cca b A aDBCBDcEbd e ECDccC    

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal c  BcCeA aeB   DAe D     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik     EaD da  b      c              E     

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen e D   eEE           

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 3 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,587 265,870 4 5 5 5 35

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 29 9 26,75 67 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 89 29 81,75 68 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CCdbBEDceCEBbDDAEBDBdBDDECABcCECDAAdeADb

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACeBECAdaCeBECDDADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CEbAEBDABBCDaDcDdeCc ECBCEBBbCBd CbCABBE

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEDaAebEEcBCCacDDCEB

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 2 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,114 265,870 18 30 31 31 215

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 70 33 61,75 51 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCbBE b adBdaDAbeDBCcDDEdbBcCECDAcCDeDA

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACDeECdd CeBECDDADBa     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CE AEBD BBCDdDBDE CcdE B EdB C    b   BE

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEDdAe EaaBCCDeeDdae

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,389 265,870 31 47 49 49 588

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 43 24 37,00 31 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe bbBE bCC BdaDAbBDBCBDeEdbcDCECDAcCDe    

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DeEACABCCdE D  DBaAe     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  AEBc EC b      Cbdab  d                

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen           CDd       

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA B 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,749 265,870 35 51 54 54 699

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 36 19 31,25 26 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCbB eAeadB Db EB B BDDE ABbCECDA      

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal      C   a    D A  D     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik    A Bb  Bb  D    CadEe      C d  a     

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen       ecc  CCD   d B

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 2 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,709 265,870 26 39 40 40 340

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 59 27 52,25 44 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe b Bb bCCEBdDbAEBDBbBDD  ABeCECDAACDeDAbC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DedACA CCbbCDBece AD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  AEBD ECd b BDd Cc EC  d    BB        B 

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen    bc   aCaDEEDCaBe 

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEREN ŞENDURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,096 265,870 14 23 24 24 156

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 73 24 67,00 56 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe eCCDB  AeCEBAcDAEBDBCBDDcCABcCECbAAC ADA

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACbBbCAA aeBECDeADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CE AEBDcBB   D Dd Cc E BC BB C    bC  B 

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen B Dcd cdacaCaDbDDCEB

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK CAN  KÜÇÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,501 265,870 6 9 9 9 54

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 86 28 79,00 66 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCDBEDbACdBADbAEBDBeBDDECbBDbECDAAabAeb

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACDeEbAA CABECDDADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CEDAEBDABBb EDcD  addbCBCEBBDCBB CbCABBE

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEbBdeDdEcaCC AeDdaB

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ÖZHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,852 265,870 27 40 41 41 344

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 57 20 52,00 43 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe dDBb  CC B cbAEBDBCcDDE bBeCECDAACcA A  

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal b EA ABCC EC BA BDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  A    EC  E B a Ccd C  EBB  BB  d     dB

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen bc  D e BCaa ED Ee  

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 2 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,100 265,870 8 12 12 12 62

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 81 16 77,00 64 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CCdDB  eeC B DaAEBDBCBDDECABDCECDAACDA A

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACDB C A CeBECDDADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CEDAEBDbBBb EDBD CCc ECcCE B  BdbaEC    

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEe AD dE  CCDbDD aB

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÇAĞIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,846 265,870 20 32 33 33 239

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 66 23 60,25 50 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCDB  bAC B DDAEBDBb DcECABDbECDAACDeeA

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal dCbeECdd a BECD ADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CE AEBaeBBCDdD Dab cbEeB EBB  BdA EC  B 

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen   D    d    Ce D C B

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ALTAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,696 265,870 13 21 22 22 140

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 74 21 68,75 57 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CaB  bCCEBeDbAcBDBCBcDECbBDCECDAcbcADAea

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal      A CC ECDBeDBDA      

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  AEBDAECb EDBDb Cc ECBCE   CBB  E  B  dB

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen bBc DEBaaCCDEEDCEBD 

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF MEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,293 265,870 15 26 27 27 187

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 69 21 63,75 53 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CDBE cCCEBcDDAEBDBbBDDcCbBDaECDAACeeDAAC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal D cAbA CC EdDBA  DA      

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  AEBD EC   D D CCcdcCB E   CBB  c b   d 

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen aBc  EBc CCDEEDCEe  

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 2 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ENDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,687 265,870 2 2 2 2 19

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 90 13 86,75 72 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe bDBE ACCEBADDAEBDBCBDDECbBDCECDAcCcA  AC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DBEdCA C  aCDBADBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik aAEBDAECCDEDBDEbCc ECBCEBaDCBB CECA  EdB

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen  BA   B BCC  EDdEBDb

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,037 265,870 23 36 37 37 282

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 64 35 55,25 46 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CaBE cCeEBAbaeEBDB BDDabbecaEaDcA De  bC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DedAeAdaCdaCcBAbBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  AEcD ECC E cDaCCEd eB E B CBB CEC B    

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen D ADaEBcBCC dEeCEBcA

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN AKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,624 265,870 33 49 52 52 634

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 44 39 34,25 29 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CaBd eCe B DDebB BCcDebeABcbECDAcCeA b a

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal bec Cd aC ECDBeDBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  AEB eECCc        b b dE B  B  Cb dd    

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen DedeD ec CacEae  B  

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ DERİN KARTAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,363 265,870 9 14 15 15 100

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 79 24 73,00 61 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CDBE cCCdB DDAEBDBCBDDEddBDCECDAACDeDAAC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal D cACABCCbECDBADBeAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  AcdD ECCb D Da Cd dCB dBB CBB  ECeB    

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen DcceDEBcaCCDEEDdaBDb

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE  *ŞAN ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 214,189 265,870 37 53 61 61 834

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 17,36 18,31 9,86

Toplam: 120 30 25 23,75 20 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CcBc  CC B  cAEdDaCcDDcdbecCECDcACbAbA  

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal ceE CA                   

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  d BD a e   BDc  b  eB   e CBB  c      a

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE BOZDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,039 265,870 7 10 10 10 56

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 85 26 78,50 65 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe C BE ACCdB DDdEBbBCBDDE ddeCECDAACDA Ada

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal bBEACA CCAECDBADBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik aAEBDAECCDcDBDa CcdcCBCEBBDCBB CEC BBEdB

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen DdcaeEBaBCCDdEDdEecb

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN İSMAİL SARAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,647 265,870 32 48 51 51 619

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 40 19 35,25 29 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CDBE  CCc  bDAEBDBbBDDECABDCECDAAabAcedC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal   d  AB                  

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik     D EC                                

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen Da ecEe aCaDdEDd Bcd

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVA KAYMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,382 265,870 24 37 38 38 329

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 58 18 53,50 45 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CbBE bCCdBdDDAdBDBCBDD CABcCECDAAebeDA b

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal D EACA CCAEdDBeDBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  AbB  EC   D D  C dECB  BB CBd        da

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen           C d       

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ AKDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,921 265,870 11 18 19 19 113

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 77 21 71,75 60 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CaBEDACCEBdDbAEBDaCBD  CdBDCECDAACceeAeC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal D cACAc C cCDBeDBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  AE DAEC  ED D  CE  CBCd B CBB CE  dBEdB

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen DBA D B aCCDEEDCceeb

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,569 265,870 28 42 43 43 405

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 17,36 18,31 9,86

Toplam: 120 52 14 48,50 40 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCDBd b CEB DDAcBDBeBDDEadBcCECbA CD   

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACD  C A CeBbC DAD D     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CE  EBD BB   DBDb CddEC b  B C          

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SOYLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,930 265,870 30 44 45 45 441

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 4 19,00 48 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 51 21 45,75 38 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe eCCDBE AeCEB DDA     BD        CDAACcA e

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal     bCdd aAB Ce ADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CE AEBDb BC    Da CcbECB E    Bd        

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEDd  bEa  CCD eeeEe

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
Paragrafın Konusu 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE TOPALOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,176 265,870 3 4 4 4 26

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 89 19 84,25 70 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCDBdDbeC BADaeEBDBCcDDbCABDCECDAACbADb

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACbBbCAA CAaECDDADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CEDAEBDbBBCDEDBDa CE ECBCEBBDCBBcCbC BBE

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen B D    EEaBCCD  DeaB

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA OCAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,515 265,870 10 16 17 17 110

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 77 19 72,25 60 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CdCeBcbbeCEBeDbAdBDBCBDDECbBDCECDAACDADA

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal     EC      E  D   D     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CEDAEBaABB DED D  Cc EeBCEBBDCBd CEC BBE

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEe A DcEaaCCDADDeEB

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR KARAYEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,467 265,870 34 50 53 53 637

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 4 15,00 38 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 36 8 34,00 28 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CDBE  CC B D AEBDBacDDc Ae              

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DBEd                     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik   EBD EC    BD  Cc         CBB  c       

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen      E   CCDdE   B  

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİ  Ö*L 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,151 265,870 22 35 36 36 281

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 64 32 56,00 47 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCbBE eb bB c AEBDBbcDDECABDCECDAACDeDA

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal dbbdECdAdCeBEdDDAaBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik Cd  EB   BC E  D  CcdECB EBBa B  CEC   E

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen edccADedEaBCaa  cd B

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ AVKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,712 265,870 16 27 28 28 195

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 71 30 63,50 53 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCbBE  bd B cDAEBDBCBDDEdABDaECDAACDAbA

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACbeECeAaCeBcCaDADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CEDAEBeeBBb  D DbCCEdEC bEBdDCBd  E     

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEbd eDEEcaCaa  c EB

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ VAROL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,854 265,870 25 38 39 39 331

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 2 4 1,00 10 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 60 29 52,75 44 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CbBd ACC BdDaeEB BCBDDE bBcCECDAACcA AAa

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DeEACABaC ECDBeDBaAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  AEBD cC  d  DabCc              bCee  dB

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen e dDeE aaCCDEEcdEBD 

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 2 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERTEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,413 265,870 17 29 30 30 203

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 70 28 63,00 53 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCbBdDAeCEB DDAbeDBCBDDcadBDCECDAAaDAec

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal dbbBcCdA aeBECDDA* D     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CE AEBDABBCDEDBD CCcbE B E BDCBd  b     

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEeBc  d  aCCD  D aB

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 2 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TÖRÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,913 265,870 19 31 32 32 216

Katılımlar: 37 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 24,00 24,33 19,54

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,01 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,36 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,61 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,03 11,53 9,41

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,89 15,80 8,79

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,47 2,50 1,07

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 17,36 18,31 9,86

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,22 2,30 1,11

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,02 3,18 1,52

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,87 2,04 0,83

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 7,11 7,51 3,47

Toplam: 120 66 18 61,50 51 59,50 61,69 42,28

TYT Türkçe CbB   CC B c AEBDBCdDDECAeDaECDAAC     d

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal cddAC BCC ECDBe BDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik DAEBDAE   EDB   CEdEC adB DCBB dd       

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen DB  DEBBBCCad D  Be 

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL GENÇYİĞİT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,932 265,870 4 13 14 14 74

Katılımlar: 15 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,90 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,49 2,09

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,53 11,53 9,41

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 17,75 15,80 8,79

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,50 2,50 1,07

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 20,25 18,31 9,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,32 2,30 1,11

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,18 1,52

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,52 2,04 0,83

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,30 7,51 3,47

Toplam: 120 82 24 76,00 63 65,98 61,69 42,28

TYT Türkçe CDBEDcCCEBADbAcBDBCcDDEbdBDCECDAAaDADAeC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DccACABCCe CDBADBeAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik DAEBDAECCeEDBD  Cc ECB   B  BB  bC  BEdB

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen e AecEBcaCCDEEDdEBeb

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 2 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA TANER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,805 265,870 6 17 18 18 112

Katılımlar: 15 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,90 24,33 19,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,72 2,49 2,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,53 11,53 9,41

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 17,75 15,80 8,79

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,50 2,50 1,07

TYT Matematik 40 26 10 23,50 59 20,25 18,31 9,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,32 2,30 1,11

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,47 3,18 1,52

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,52 2,04 0,83

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,30 7,51 3,47

Toplam: 120 79 27 72,25 60 65,98 61,69 42,28

TYT Türkçe CaBE cCC B DDdEBDBeBDDEddBDCECDAAebAeAbC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DBEeCA CCAECDBAcBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik aAEBDAECCeEDBDbCCdbbCBbEBBDCBB CbC d  dB

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen bB cD Bc CaD ED EB e

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 2 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ÖZBABACAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,221 265,870 15 46 48 48 534

Katılımlar: 15 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 24,90 24,33 19,54

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,17 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,49 2,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,53 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,53 11,53 9,41

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 17,75 15,80 8,79

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,50 2,50 1,07

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 20,25 18,31 9,86

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,32 2,30 1,11

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,47 3,18 1,52

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,52 2,04 0,83

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 8,30 7,51 3,47

Toplam: 120 51 43 40,25 34 65,98 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCDBd  cCcBbDDedBDBdcDDEaABDaECDA abeec

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ddbBcCAABeeBaCDDADcD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik     EBDd B caD  a Ccd    EBB CBd     e d

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEeabecdE a Ca eDdEd

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ECE KESKİN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,430 265,870 1 3 3 3 22

Katılımlar: 15 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,90 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,49 2,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,53 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,53 11,53 9,41

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,75 15,80 8,79

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,50 2,50 1,07

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 20,25 18,31 9,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,32 2,30 1,11

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,47 3,18 1,52

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,52 2,04 0,83

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,30 7,51 3,47

Toplam: 120 91 24 85,00 71 65,98 61,69 42,28

TYT Türkçe CDBdDbCCEBAaDAdBDBCBDDECABDCECDAACDAeAeC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal Dc ACAdCCd CDBeDBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik DAEBDAECC EbBDE CbdEeBCEBBDCBB CECeBBaBB

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen edAcDEBcaCCDdEeCaBDA

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ACAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,588 265,870 10 25 26 26 175

Katılımlar: 15 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,90 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,12 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,53 11,53 9,41

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 17,75 15,80 8,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,50 1,07

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 20,25 18,31 9,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,32 2,30 1,11

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,18 1,52

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,52 2,04 0,83

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,30 7,51 3,47

Toplam: 120 70 22 64,50 54 65,98 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCaBc ccaEBeDDAcBDBbBDcECbBeCECDAACD   

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal AeDeECAABCeBECDDAaBa     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CE AEBDcBBCD D D  Cc bC  E              

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEDcAeDEEcBCCD DD EB

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ SEZDİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,351 265,870 3 8 8 8 45

Katılımlar: 15 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,90 24,33 19,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,49 2,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,53 11,53 9,41

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 17,75 15,80 8,79

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,50 2,50 1,07

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 20,25 18,31 9,86

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,32 2,30 1,11

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,47 3,18 1,52

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,52 2,04 0,83

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,30 7,51 3,47

Toplam: 120 85 19 80,25 67 65,98 61,69 42,28

TYT Türkçe CaBEDbCCEBdDDAEBDBCBDDECbBeCECDAACDADbAC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DeEACAdCC ECDBADBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  AcBDcEC  EDBDd CcdECBC BBDCBB CbCA B d 

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen b   DEBcBCC dEDCEe  

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 2 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA *RADAĞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,834 265,870 11 28 29 29 199

Katılımlar: 15 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,90 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,53 11,53 9,41

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 17,75 15,80 8,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,50 1,07

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 20,25 18,31 9,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,32 2,30 1,11

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,47 3,18 1,52

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,52 2,04 0,83

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,30 7,51 3,47

Toplam: 120 69 23 63,25 53 65,98 61,69 42,28

TYT Türkçe CbBE cCeEB  bAEBDBbcDDECbBDCECDAACDADAcC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DeEAbA aCdECDBeDBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik DAEBDAECCDEDBD bCcd CB      BB          

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen bcA DEBcaCbDdE   c  

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARAKAŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,346 265,870 9 24 25 25 170

Katılımlar: 15 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,90 24,33 19,54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,49 2,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,53 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,53 11,53 9,41

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 17,75 15,80 8,79

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,50 2,50 1,07

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 20,25 18,31 9,86

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,32 2,30 1,11

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,47 3,18 1,52

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,52 2,04 0,83

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,30 7,51 3,47

Toplam: 120 73 31 65,25 54 65,98 61,69 42,28

TYT Türkçe CeBdabCCEBAcDAcBDBbBDDEbABDCECDAcebAeAAC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DBdACABCCd CDBeDBDAc     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  AEBDAECbcaD D  Cc  CBCdBB CaB  E   B dB

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen bdceeEBa CC dEDCEBDe

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR YILMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,158 265,870 12 34 35 35 271

Katılımlar: 15 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 24,90 24,33 19,54

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,17 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,72 2,49 2,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,53 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,12 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 12,53 11,53 9,41

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 17,75 15,80 8,79

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,50 2,50 1,07

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 20,25 18,31 9,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,32 2,30 1,11

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,47 3,18 1,52

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,52 2,04 0,83

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 8,30 7,51 3,47

Toplam: 120 61 16 57,00 48 65,98 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCDB  beCEBADDAEBDBb DDE AaDCECDAA De  

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal d    CdA   BE e ADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CEDAEdD BBCDEDa a Cc ECBCdBB Ced C      

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen        E    CD  D a 

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL ÇİL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,461 265,870 5 15 16 16 104

Katılımlar: 15 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 24,90 24,33 19,54

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,17 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,53 11,53 9,41

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 17,75 15,80 8,79

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,50 2,50 1,07

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 20,25 18,31 9,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,32 2,30 1,11

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,18 1,52

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,52 2,04 0,83

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,30 7,51 3,47

Toplam: 120 78 22 72,50 60 65,98 61,69 42,28

TYT Türkçe dbBcDdCCEBAcDAEBDBbBDDcddBDCECbAACcAebdC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DBEACAaCC EaDBADBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik DAEBD EC  ED D  Cd ECB EBB CBB CE       

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen eB  aEBaBCCDEEDCaeDA

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK SARIKAYA 167 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,737 265,870 8 22 23 23 150

Katılımlar: 15 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,90 24,33 19,54

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,17 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,49 2,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,53 11,53 9,41

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 17,75 15,80 8,79

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,50 2,50 1,07

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 20,25 18,31 9,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,32 2,30 1,11

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,47 3,18 1,52

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,52 2,04 0,83

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,30 7,51 3,47

Toplam: 120 74 27 67,25 56 65,98 61,69 42,28

TYT Türkçe CaBd ACCEBdDDddBDBCBDccCABDCECDAACbAeAAC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal b bdCA aCdECDBADBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik DAEBD ECe deBD  Cb EeBbdBB CBB   C    dB

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen bcA aEB BCCDEED aBeA

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU GÜNDOĞDU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,458 265,870 13 41 42 42 371

Katılımlar: 15 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 24,90 24,33 19,54

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,17 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,72 2,49 2,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,53 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 12,53 11,53 9,41

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 17,75 15,80 8,79

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,50 2,50 1,07

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 20,25 18,31 9,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,32 2,30 1,11

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,47 3,18 1,52

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,52 2,04 0,83

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 8,30 7,51 3,47

Toplam: 120 57 25 50,75 42 65,98 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCDdbeA eEB cDdEBaBCBDDEadBDbECDAAbeAcA

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal eCb       e E DDADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CEaAEBD BBC ED DcCCcdEeBCdBBDCBd        

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen                 cdEB

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,196 265,870 7 19 20 20 120

Katılımlar: 15 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 24,90 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,17 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,72 2,49 2,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,12 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,53 11,53 9,41

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 17,75 15,80 8,79

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,50 2,50 1,07

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 20,25 18,31 9,86

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,32 2,30 1,11

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,47 3,18 1,52

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,52 2,04 0,83

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,30 7,51 3,47

Toplam: 120 76 21 70,75 59 65,98 61,69 42,28

TYT Türkçe eCbbBE AbCEB D A B BCBDeEab DbECbAACbeae

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal AC  EC ddaABECDeAD D     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CE AEBD BB  EDBD  Cc  CB  BBDC dACECABBE

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEDcA DEE BCCDADDdEB

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM DENİZ MUTLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,263 265,870 14 45 46 46 489

Katılımlar: 15 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 24,90 24,33 19,54

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,17 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,49 2,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,53 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,53 11,53 9,41

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 17,75 15,80 8,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,50 1,07

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 20,25 18,31 9,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,32 2,30 1,11

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,47 3,18 1,52

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,52 2,04 0,83

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 8,30 7,51 3,47

Toplam: 120 53 39 43,25 36 65,98 61,69 42,28

TYT Türkçe baBE eCCcB DbAEBDBCdDDabbecCEaDAA ceaebC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal bedcCABCCdaCDBeeBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  AEBD E   EDBDcCCb     dB D B           

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen eB DcdBcaCCadEedEe b

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA BEGÜM UYSAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,366 265,870 2 6 6 6 37

Katılımlar: 15 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,90 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,49 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,53 11,53 9,41

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 17,75 15,80 8,79

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,50 2,50 1,07

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 20,25 18,31 9,86

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,32 2,30 1,11

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,47 3,18 1,52

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,52 2,04 0,83

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 8,30 7,51 3,47

Toplam: 120 86 18 81,50 68 65,98 61,69 42,28

TYT Türkçe CCCDB  bACEBeDDdEBDBbcDDcCABDCECDAAbDADA

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACccECeABCeBECDeADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CEDAEBDbBB DEDBDEbCddE BCE BDCBB  EC  BE

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEe   DEE B C  DDCbB

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BERTAN 1665 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,892 265,870 1 11 11 11 57

Katılımlar: 1 53 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,25 24,33 19,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,07 1,50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,49 2,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,22 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,76 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 15,25 11,53 9,41

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 20,25 15,80 8,79

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,00 2,50 1,07

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 24,25 18,31 9,86

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,75 2,30 1,11

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,75 3,18 1,52

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,00 2,04 0,83

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,50 7,51 3,47

Toplam: 120 84 23 78,25 65 78,25 61,69 42,28

TYT Türkçe eCCbBE  dCEB DDAEcDBCcDDECABDCECDAcCDeDA

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACDedCAAcCABECD ADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik CdbAEBaABBCDEDcDaCCEdEeB EBBDC   C CA  E

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEDBAb EEcBCC beeeEB

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
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