
SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 429,653 314,390 26 50 76 1003 11232

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 100 14 96,50 80 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAaABADBAABADCCaDBCEeDECCEaCDdBBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCeEDbADBCBECABB CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCeBBDEDCDAEDBCA DcC EeDAB EBaCADE AEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEDCaDCDEAC bEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,973 314,390 187 247 751 11838 128478

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 3 0 3,00 60 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 20,74 21,19 14,81

Toplam: 120 41 11 38,25 32 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DbEBEEAB EcADB AbCCDDde DEEDCCcCdDABCE D

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal b CEa  CDB  BEBB EbD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E          c                            

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,958 314,390 69 103 189 2595 30538

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 89 21 83,75 70 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBbEAB EeAbB AebCDDECBcEEDbCBCEDdBCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEabACDBCABEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDdACaDBaCeDcADBACDABECB CABED D C   A E

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADE*eDC CDaeAEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,023 314,390 95 131 254 3542 40702

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 83 17 78,75 66 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBADd AACCDD CB EdDCCBCEDABCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal bBCEaEdC eCABEBeCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAA  DBaCDbEAcBACD   C D    cB AC   ABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD  bCCDdAaDEBbEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 0 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,238 314,390 179 236 688 10715 115829

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 20,74 21,19 14,81

Toplam: 120 48 14 44,50 37 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB  BbDc AbCCbDdCBDE    eCaDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEaEACDBCAedBBCbce     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E AA  D  C D  D                c C      

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,640 314,390 140 183 421 6712 74035

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 69 25 62,75 52 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DbEBEEAB EBeDBAeACCDDadBcEdDCCBCdDAaCEBa

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal bBCda e  aCeBEBeCcbD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E AAaEDBaCDDEADB      C  CA    c e     E

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDA E  DCACDEBbEcCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,018 314,390 141 184 430 6840 75268

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 68 22 62,50 52 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe bbEBEEAB aBeDBAeACCDDaCBDEEDCCBCdDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal bcCEa  CDBCABEBBbEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E AAba BBCDDEAD A     C DC B            

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD bE  Ddde EdbcD Bb

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,395 314,390 27 52 78 1071 12117

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 100 17 95,75 80 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABADBeABADCCdDBCEeD CCEeCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEaEADdCBECABBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCAaBDEDCbAEDBCAeDBCdEebA DEB adDEBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEDdaDCDEACdAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 3 1 2 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,573 314,390 152 197 488 7728 84086

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 2 2 1,50 30 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 66 30 58,50 49 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDbEBE EdBcDBAABADCCaDBCEcDdCbEeCDABBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal aCbdbEAeBCBEbe Bbebc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA CAaBD DCDc DB d D C   D     ca       

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDE CCDCbEcaBdEBdDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,970 314,390 31 56 87 1196 13594

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 98 13 94,75 79 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EBbDBAAACCDDECBDEEDCCeCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCE cA DBCABEBBCEcc     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAbCEDBaCDDEADBAC ABEC eCABEcBaAC B ABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDA ECCDCA DEdbEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,860 314,390 184 244 737 11600 125604

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 20,74 21,19 14,81

Toplam: 120 45 21 39,75 33 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDbcBE  AdbbBeA ADCCdDBCEbDECbEBCDABBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BaAdeaAeBaBECeBBcCEb     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik     cBBc DC A DB                        

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 439,568 314,390 19 39 61 702 7774

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 103 13 99,75 83 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABcaBcDBAeACCDDECBeEEDCCBCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEaEACDBCABEBBCEeD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBaCDDbADBAC ABEC DdABEcBDACb EABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADEC DCACDEdAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 443,500 314,390 16 34 52 603 6553

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 105 15 101,25 84 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABcEBADaAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEDbACDBCABEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBaCDDEADBdCcABECBDCABccBcACDcEABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDAbECaDCACDEdbEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,673 314,390 61 93 166 2231 26543

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 90 15 86,25 72 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE EABbDBAA ADCCaDBCEDDE CaBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEabADBCBECABBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA CAaBDEcCDAcDBCA cBC ECDABDbBcC       

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen eBDE eCDCDEdC AEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,073 314,390 102 138 280 3935 45199

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 81 18 76,50 64 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABcEebDBAAACCDDECBDEEDCCBCdDAdCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEDbeCDBCABEBBebAb     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E AACEDBBCDe ADBbC             a CD  ABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen B cDEC DCdd EdAEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,963 314,390 48 76 134 1785 20812

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 3 1 2,75 55 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 94 17 89,75 75 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBADBAcACCDDECBDEEDCCaCEDAeCEB 

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABbEaEACDBCdBE BeEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBcCDe E BD AcE BaA DB AB 

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADcbaDCbCDcBAEaCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,445 314,390 122 162 361 5501 61611

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 73 17 68,75 57 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABeEBADBAAACCDDaCBDEEDCbBCaDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABaEa  dccCABEBBCE D     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACdbBaCDDcADBA     C   A d           

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen B   E  DCd  EdAEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,423 314,390 189 249 760 11962 129907

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 43 24 37,00 31 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EebbB A CCcDdeBcE DbeBbbDAeCEBa

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal  cbEbEe DBCeBEBBeE b     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E      B C            e                 

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen B  DEC D c  E bc  B 

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,343 314,390 120 160 359 5436 60945

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 73 17 68,75 57 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABe BADBcbACCDDbCB EdDCaBCEDeBCEB 

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdaEe DdCABEBBCE D     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E A  EDB CDDEAD     B b   A   B  C   ABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDcDEbaDC C E bEb BE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,043 314,390 180 237 689 10727 115942

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 50 22 44,50 37 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB   bDddAACCDbaCBaEEDCbBCdDdBCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal  da   ACaBeABEBBdEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik    ACaDB   D ADBAC    C b        e      

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen a  b   D    a    a  

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYGAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 150,575 314,390 197 262 905 14446 159935

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 32 -1,00 -3 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 1 4 0,00 0 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 7 20 2,00 7 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 7 22 1,50 4 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 23 81 2,75 2 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EcebeEAb ebecbcaccCddacbdeedCabcdDdBcebc

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal cbcdDbdcddccbeBececD     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EdaadedbbcdDeaDBacd Bec dcAB c   c     e

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen eaebeCCDC c ecbEB  e

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 8 0 8 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 3 0
Kesir Problemleri 3 0 3 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,185 314,390 155 202 514 8119 88233

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 64 29 56,75 47 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE aABcD AAcAcCCaDBdEDDcdC BCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal dCA edeDBCBECABB CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik bA CeBBbbDCDccDBCd   C         b        

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen A bEbaCDCeEeCdAcBaDa

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,550 314,390 44 71 121 1585 18494

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 93 7 91,25 76 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEB DBAAACCDDECBbEEDC BCEDbBCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdaEACDdCABEBBCE D     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E AACEDBBCDDEADBA  ABEC   ABb  D C   A E

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDA E  DC CDEdAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,585 314,390 154 199 501 8014 87154

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 15 0 15,00 38 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 61 16 57,00 48 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe E CEBE EABeeBAABA CCaDBCEcD eCacCDeBBaeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal  C d    B dECcBB C b     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik  A CABBD DCDAEDB     C   D              

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BDE  CDCD ACdbEBE C

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,493 314,390 89 125 241 3401 39126

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 83 14 79,50 66 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB aBADaAAACCcDECBbEdDCCBCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal  BCEbb CDedABEBBdEbD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDA  EDBBCDDEADB  DABcC D A             

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BcADECCDCcC EBAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,823 314,390 71 106 196 2729 31884

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 87 14 83,50 70 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE EABeD AABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAED  DcaBECABBbCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EAcdABBDEDCD EDBCd D C E DA cb    DE  EB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BDEbd DCDEd dAEBEeC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,655 314,390 40 67 115 1541 17921

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 97 22 91,50 76 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABcEBADdAbACCDDaCBDEEDCCBCdDABCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cBCdebdCcBCABEBeCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBACDAdECBDCABbcBDACD aABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADECaDCdCDEceEaCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,045 314,390 94 130 253 3540 40687

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 85 26 78,50 65 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBdAaABbDBbABcDCCEDBCEeDdaCEBCDbBBDeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcEeEADdCBECABBcCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADC aBDEDCDAEDBCA  BC ECbABcb cdA  c E 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABaEDdaDCDEdCdAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,150 314,390 112 149 310 4379 49924

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 80 24 74,00 62 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABbDBAABADCCaDdCEDDcbCEeCDABaDeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal cCcdabeD  BEbcBB CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EAe AaBDEDCDAEDB d DBCBE D  c BDC    bEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  aDE CCDCDEACBbEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 437,835 314,390 20 40 63 747 8255

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 103 15 99,25 83 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBADBAAACCDDaCBcEEDbCBCEDABCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEabeeDBCABEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBdCDcEADBACDABEC DCAB cBDACDBEABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDcbEbCDCACDEBAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 462,313 314,390 7 14 18 209 2349

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 110 10 107,50 90 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABADBAABADCCaDBCEDDECCEBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAdeEdDBCBECABBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCAaBDEDCDAEDBCdADBCBECDABDdBDCADbBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEDCCDCDEACdAEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EFE ÖZYILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 466,463 314,390 5 8 10 137 1639

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 111 9 108,75 91 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBeDBAAACCDDECBeEEDCCBCaDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEaEdCDBCABEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEAbBACDABcCBDCABEDBDACDdEABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADEeCDCACDEBAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAĞIZ CANPOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 481,238 314,390 2 2 2 31 361

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 115 5 113,75 95 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABbEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEabACDBCABEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBaABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADECCDCACDEBAEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,125 314,390 105 141 288 4074 46485

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 80 17 75,75 63 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE aABcDBAeBADCCEDBCEDDECCa CDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal    d bAaBaBECABB CEc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EAc AaBDEDCDAbDB A  BC    A  bBc     AE 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEaCCDCDEACdAEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,870 314,390 45 73 131 1746 20362

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 93 12 90,00 75 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABeEBeDBAAACCDDECBeEEDCCBCEDABbEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdaE a cCABEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBC DEADBACD BE  D A ED cAC   A E

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD cEC DCACDEBAEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,430 314,390 41 68 116 1552 18052

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 95 14 91,50 76 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEcBAEBADBAAACCDDaCBDEdDCCBCEDABCEBa

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEeEACDeCABEBeCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EcAeCEDBBCDDEADBAC ABEC D AB   c C  E B 

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADEeCDCAdDEdAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 467,268 314,390 3 6 8 125 1515

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 111 8 109,00 91 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABcDBAABADCCEDBCEDDECCEBCDdBBDeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcEaEADBCBECABBcCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAdDBCdADBCBECDABD BDCADEBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,733 314,390 72 107 198 2737 31955

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 87 14 83,50 70 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBADBcAACCDD CBDEEDCCBCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEabeCDBdABEBBCEAc     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEeDB CD cEC b  B     C      

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADEa DCce EdbEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 0 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,118 314,390 78 113 215 3012 34865

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 86 18 81,50 68 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEcAa   ADBAAACCDDaCBcEEDCCBCa dBCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cBCEa    BCABEBedEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDbABEcBD e B A  

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDA E aDCAe EdAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,153 314,390 90 126 242 3420 39326

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 85 22 79,50 66 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABeDBdABAcCCEDBCEDDECCaBCDABBDeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEDbAacCBECABBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EAeCA BD DCD EDdCA  cb E  ABccBaCA    E 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ceDEcbaDCDEACdAEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,183 314,390 33 58 92 1228 13942

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 99 19 94,25 79 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAaBbDBcAACCDDECBeEEDCCdCcDdBCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCaaEAaDeCABEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDdADBACDABEC DCABEcBDACcBcABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD bECCDCACDEBdEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 467,235 314,390 4 7 9 126 1520

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 111 8 109,00 91 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBbDBAAACCDDaCBDEEDCCBCED BCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ccCEaEACDBbcBEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDaABEDBDACDBEABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADECCDCACDEBAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,433 314,390 174 228 644 9994 107792

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 55 29 47,75 40 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe bDCcBa EABeDBde ADCCdDBdEDD  bceC dBcaeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BbcEDbADBCBE ABd  ED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA dA Bb D DAEc C               C  c AE 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen eBDE beDC EA dbEBEb 

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 4 30
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,630 314,390 151 195 478 7574 82480

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 64 18 59,50 50 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE aABeDBAA ADCCaDBCEDDECCEBCDABBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BacE be BaBECABB eEc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA C aB  DC AEDBCd   C E                

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BaE   DC E ea EB ba

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN AHMET KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,795 314,390 157 204 517 8156 88539

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 62 22 56,50 47 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABca bD  AcCaDDaCBDEEDCbBCdDeBeEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEaE eDBCABEBeCE b     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik  DA CEDBa DD AD dC           c          

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDA EbbDd e E  EbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,213 314,390 137 179 402 6363 70604

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 69 19 64,25 54 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE aAB a  c AcCCaD CEeDE CdBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcEDEADBCBECABecCbD     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik  A C  B  DCD EDBCA   C       EBaCA    E 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABcEbe DC cced EBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,518 314,390 126 166 366 5629 63002

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 2 2 1,50 30 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 74 25 67,75 56 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCbBEEAB cB DB ecCCDDdCBDEEDbeBCaDABCEBa

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdaEACaBacB BBCEdD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDB CDDEADBA DdB C eCAB  Ba bD  A  

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDA  C DCcd b edD Bb

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEFE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,050 314,390 190 250 773 12099 131241

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 3 1 2,75 55 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 42 23 36,25 30 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCE EEAB EceD   eCCDDaC cEEDb BabD BbEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal Ade    eDe cBEB          

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDA dEDBBCcDEebB             cBc a      

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen e   E  D           E

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,470 314,390 53 83 145 1913 22209

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 93 17 88,75 74 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEaABeEBcDBAeACCDDECBeEEDbCBCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdabAaDBCABEBBdEdD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBAC  B b DaAB cB  CDaE BE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD DE CDCACDEdAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,228 314,390 176 233 670 10388 112283

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 53 29 45,75 38 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EbbEcE  daAD bccAcCCaDBCE  E CdBeDABBDaE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BebdeaADaeBbCABB CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik Ee CeaBDEcCD ED C        D     b        

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  B E   DC EAed EBEaC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 4 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,655 314,390 127 167 371 5695 63633

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 74 26 67,50 56 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEcBeDBAdccDCCaDBCEcDEaCdBCDABBDaE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCbdDEADaCBECABecCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCAaBD DCD EDdCA bBC   D B   a     d  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen cdDEcC DCDEda A BEeC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,378 314,390 136 178 400 6349 70491

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 3 0,25 3 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 70 22 64,50 54 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCbBEEAB E ADcAAACCDDaCBDEdDCCBCdDdBCEBa

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABeE bA  dCABEBBCE D     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik   A C DdBCeDEADBdCe   C    BE cb C     c

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD DEC DCcC Ed dbaBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN COŞANDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,868 314,390 168 217 563 8825 95329

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 60 25 53,75 45 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABcaBADcAAcCCDDaC DEEcCCBCacdBCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal bBCdbbdCDaCAdEBBCEAc     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik Ec cCaDBBdDDdADBA   ccC D A             

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen B      D    d    CB 

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,543 314,390 96 132 256 3567 41004

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 82 13 78,75 66 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABeDBAABbDCCEDBCEDDECCdBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAd EcDB BECABe CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDaDC AEDBCd D C  C A             

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen eBDEbC DCDEd eAEBEb 

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,753 314,390 81 117 227 3259 37661

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 84 15 80,25 67 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEcEABbDBdABADCCaDBCEDDECCdBCDeaBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAdb ADBCBECABBdeED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADa BaD DCDAEDBC ADBC    AB   DC  E  EB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BDE   DC EAedAEBE C

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMI ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 445,223 314,390 12 27 43 541 5924

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 104 9 101,75 85 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABbDBbABADCCEDBCEDDECCEBCDdBBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEaEADBCBECABBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EAbCA BD DCDAEDBCA DBC   DABDEBaC DEBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEDCCDCDEACdbEBEDe

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAT BÜYÜKDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,068 314,390 181 238 703 10979 118781

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 1 4 0,00 0 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 14 15 10,25 34 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 21 18 16,50 41 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 58 61 42,75 36 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe eCEBEcABbEBADBdeeCCcDaCdbccDbCBCcDbBCbBa

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal dBddeceabeCdcddedcdc     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik ceAcCEDBaCDDEADdcCccdbb DCbddcBDbCbBaABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDcDEedDCdCbEBbEeaBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 5 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 3 0
Kesir Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,848 314,390 34 60 97 1274 14522

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 97 12 94,00 78 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe  DCEBEAEABbDBAABADCCEeBCEDDECCaBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcE a D bBECABBcCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EAbCAaBDEDCDAEDBCAADBC ECDABD BaCAaEBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEc  DC EAC AEBE C

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,290 314,390 64 96 170 2309 27370

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 3 2,25 23 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 91 21 85,75 71 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABbDBAAaADCCaDBCEDDEaCdBCDABBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcEabADBCBECABBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EAcC B DEDeDAEDBCAA BC ECDABcc cCd d AE 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen cBDEDCCDCDEdCddEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,488 314,390 97 133 261 3626 41661

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 84 23 78,25 65 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABADBAABccCCaDBCEDDECCdBCDABBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcEabbDd BECABBcCEc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEcCDAED  d   C E a dcEBaCA a AE 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen cBDE aCDCDEdCBAEBEeC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,370 314,390 158 206 528 8269 89669

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 62 23 56,25 47 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe bCEBEEdB EdAD  eACCDDECBDEEDCCBCd ABCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABb   A aBCABaBBCE       

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EcAACdDB CbDcADB C A b     Ba           

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen Bcc Ed DCde a bEa BE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,768 314,390 91 127 244 3444 39605

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 84 19 79,25 66 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE EAB DBAABADCCaDBCEbDECCdBCDeBaDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BC dac aBCBECABB CEc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCAaBDEDCDAEDBCA D a  C AB dBcC b   E 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BDEDeaDCDEcCdAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 430,165 314,390 25 49 75 988 11032

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 100 14 96,50 80 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBb aABbDBAAB DCCaDBCEcDECCEeCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEaEADBCBECABBcCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADbAaBDEDCDAEDBCA DeC E  ABcEBDCADEBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEbCCDCDEACBAEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU   GÜROY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,408 314,390 185 245 738 11628 125874

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 3 1 2,75 55 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 44 18 39,50 33 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EBeDB AcCCDDd B E  C aC DeBeEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal  dCEa e  d ABdB CEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik    cC  BeCe E   A b   C                 

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen B      cC      E  Bb

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 3 30
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,063 314,390 68 102 188 2586 30471

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 86 7 84,25 70 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEdEABADBAeBADCCEDBCEeDECCEBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEaEADBCBECABeACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAEDB A DBC    A    D        

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  a     DC E C AEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,325 314,390 178 235 685 10635 115070

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 20,74 21,19 14,81

Toplam: 120 50 20 45,00 38 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEcBbaBADBcAACCDcaCBDEEDCdBCdDeBCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal AaCEaEdeaBeABEBebEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E A CbDBaCDD                            

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,260 314,390 104 140 284 4059 46393

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 81 21 75,75 63 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEaEAEABADd ABcDCCaDB EDDECCaBCDABBDeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCA aEADdCBEddBBdCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCecBDEDCDAEDBCd D Ce  DA   BDC       

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen cBDEDaCDC EAadbEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,953 314,390 173 224 619 9590 103623

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 20,74 21,19 14,81

Toplam: 120 54 15 50,25 42 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EaCEBEAaABADB ABcDCCaDBCEeD CbaBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCA  bbDBCBE ABBcCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik    CbaBD DCbAEDB          d  a          

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,803 314,390 116 155 340 5003 56492

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 75 15 71,25 59 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABADBAABADCdEDBCEDDEbCEBCDABBDeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAda  DBCBECABe CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADC BBD DC  EDB     C    A    cd    d  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BDE e DecEdbdAEB DC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ELBEYOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,468 314,390 84 120 232 3337 38478

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 83 12 80,00 67 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAaAa DBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBaCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcd  ADBCBECABBcCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EAb AdBDEDCDAcDBC  DBC E DA   B         

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen eBDE b DC EA dAEBE C

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,250 314,390 99 135 264 3688 42474

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 81 13 77,75 65 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EBeDBAAACCDDaCBbEEDCdBCEDABbbBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cBCED    dCABEBBCE D     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDd b DBBCDDEADBA   BEC     b BDA    A E

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDA E  DCAaDEdAE CBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,113 314,390 73 108 201 2773 32308

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 89 23 83,25 69 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBADBAAACCDDaCBDEEDbCBCEDABCEBa

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cBCdDb aDBCABEBBCcAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EbAACaDBBbecEADBdCDABEC DCAB cBa C   ABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen aDccEbCDCAe EBAEbeBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,650 314,390 143 186 436 6935 76272

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 66 16 62,00 52 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB a ADB AACCDDaCB EEDCCBCdDdBCEB 

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cBCd    DBCABEBB EAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik Ee AC DB C DEeb  C    C   b  c D C     E

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen B   E  DCde EcAEbaBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,770 314,390 77 112 210 2913 33797

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 87 19 82,25 69 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBeDacAACCDDaCBeEEDCCBCEDABeEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ceCEaaACDBCABEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EbAACEDBBCDDEADBb D  Eb D ABb  D   B    

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDAbEdCDCAaDEdAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,035 314,390 47 75 133 1780 20776

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 93 14 89,50 75 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe cDCEBEAEABADBAABAcCCaDBCEcDd CdBCDABB CE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAdaEAbBCBECABB dED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAdDBCA   C E DA   BDdAbE AEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEDCCDCDEAeBAEBE C

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 456,515 314,390 11 20 28 283 3246

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 108 10 105,50 88 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEAB DBAAcADCCEDBCEDDdCCEBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BacdeEADBCBECABBdCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAEDBCAADBC ECDABDEBDCADEBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen AaDEDeCDCDEACdAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,480 314,390 123 163 362 5566 62298

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 73 19 68,25 57 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEcEABAD bbBADCCaDBCEDDECCaBCDABBDaE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCbEb AcB BdCABB CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EbDCABBc DCbAcDdCd  c  E DA     C       

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDE   DC EcC AEBEa 

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BENZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 211,425 314,390 194 257 854 13403 147921

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 0 0 0,00 0 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 12,13 12,18 10,55

Toplam: 120 27 12 24,00 20 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DbdBEEAec B b eAACCDDaCBcEEDCCBCE cBCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal        e        d A      

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,310 314,390 28 53 81 1108 12584

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 100 19 95,25 79 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBeD AAdCCDDaCBDEEDbdBCdDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCaaaACDeCABEBeCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EeAACEDBaCDDcADBACDABECBDCAaEcBDACDcEABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADECCDCACDEBAEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 458,488 314,390 8 17 24 266 3025

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 109 11 106,25 89 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABADBAABADCCaDBCEDDECCEBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcEaEADBCBECABBdCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADdABBDEDCDAdDBCAADBCBECDABccBDCADEBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEbCCDCDEdCdAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KASİMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 457,150 314,390 10 19 26 279 3160

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 108 9 105,75 88 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBADBAAACCDDaCBeEEDCCBCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdabACDBCABEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBACDABEC DCABEcB ACDBEABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADECCDCAeDE AEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,505 314,390 130 171 379 5911 65962

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 73 27 66,25 55 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe caCEBd EABeDBAcccDbCEDBCEDDEbCdBeDcBBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal      bADdCBECbBBcCEc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik   eCcBBDdDCDAEDBCAc  CdEC     B    E AEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEDCCDCDEeaeeEBEcC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA TORAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,845 314,390 88 124 239 3382 38898

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 82 8 80,00 67 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABeDBAABADCCEDBCEDDECCdBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEa cbBCBECABBdCEc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAdDBCAADBC E DAB    C     E 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  B     D        B   

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANU RÇÖLLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 445,178 314,390 13 28 44 543 5942

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 105 13 101,75 85 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDD CbEBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcdacADBaBECABBcddD     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCAaBDED DAEDBCdADBaBECDABDcBDCADEBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYBÜKE GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,385 314,390 111 148 309 4365 49763

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 78 15 74,25 62 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB E bDBAcACCDDECBeEEDCCBCdDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal bBCdcbA DdCABEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EeA dEDBBCDDEAD AC A E           C     E

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDe E aDCAeDEd E CBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,220 314,390 54 84 149 1966 22928

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 92 15 88,25 74 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEdEABADBAAa cCCaDBCEDDE CdBCDABBcCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEac bdCBECABB CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADb BBDEDCDAEDBCAA BC ECDAacaBDC DE  E 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen eBDED  DCDEACBAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,875 314,390 153 198 496 7917 86190

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 64 25 57,75 48 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABcEcbDBAAcCCDDadBDEEDC BCdDABCEBa

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal A dEDbACDBCcBEBeCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EeAd EDBaCDDbADB                        

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD  EbCDCce  cedbaBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,113 314,390 80 116 226 3233 37428

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 84 14 80,50 67 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEAaADBeABADCCaDBCEbDECCEBCDABBDCb

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAda ADBaBECABedCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADdAaBD DCDAEDBCA DBC   DAB    CdD  AE 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen        DC EACBcEBE C

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,215 314,390 39 66 113 1514 17653

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 32 7 30,25 76 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 97 21 91,75 76 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABbDBAcBADCCEDBCEDDd CEBCDeBBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEabbDBCBEdABBcCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA CAaBDEDCDAEDBCAADcCeECDABcEBcCAbEBAEc

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen eBDEDCaDCbEACdAEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,853 314,390 166 215 560 8761 94605

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 60 24 54,00 45 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB  decBAbcCCDDdCBeEEDCdBCaDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal c CEa eb  CABEBBCE c     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E bACaDBaCDDE D   DA  C                 

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen Bcd Ed DCda EeAE bB 

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EBRAR SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,720 314,390 161 210 537 8472 91687

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 60 19 55,25 46 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB    D  AcCCDDaCBDEEDCbBCaDcBCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cBb  E  DdCAdEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik c b C DBBCDDE DBAC    b                 

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDc E  DCd  c AEeaBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,363 314,390 118 158 350 5294 59496

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 75 23 69,25 58 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB E bDB bACbDDdCBbEEDC  Ca ABCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdaE  adCABEBeCEca     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E AeCEDB C DEAD ACDABEC DbAB c   C   A d

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen aD DECCDCeeDEdeEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLANDC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,653 314,390 49 77 135 1803 20975

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 93 14 89,50 75 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE EABeDBAABcDCCaDBCEDDECCaBCDABBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcdeEADcCBEbABBdCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADdABBDEDCDAEDBCAAD C   DAB    CAD  AEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDE C DCDEACBAEBdeC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,538 314,390 139 181 411 6568 72609

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 68 18 63,50 53 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EBADe cACCDDaCBcE DCCBCdDAeCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal  cbdD ACaBCABEBBCE D     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E A CbDBaCDDcAD AC    C                 

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen Bac E  DCAe EdAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,005 314,390 134 175 393 6240 69283

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 68 11 65,25 54 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBADBcAACCDDaCBDEEDbCBCaDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCaaEdCDBCABEBeCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik  eA          A        C                 

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD  E CDCdC EBeED BE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 466,350 314,390 6 9 11 141 1697

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 111 9 108,75 91 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABADBAABADCCaDBCbDDECCEBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEaEADBeBEdABBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAEDBCdADBCdECDABcEBDCADaBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,813 314,390 75 110 204 2850 33138

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 89 26 82,50 69 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEcEABbDBdABADCCaDBCEDDEbCdBCDdBBeeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEDbcDBaBECABBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EAaCeBBDEDCDAEDBCA DBCdE bABc BDCAb  AEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen bBaEbdCDCDEACdcEBEba

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SÜMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,655 314,390 186 246 741 11663 126296

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 44 20 39,00 33 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DbEBEEAB  BeD ce CCcDdaBDE    BC  AabEBa

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cBCEa ACDBCcBEBBCEdD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik    eC DB CbD c  b     e                 

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen e   EC D          B 

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 3 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM TEZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,955 314,390 14 30 47 552 6005

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 105 14 101,50 85 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABcEBeDBAeACCDDECBeEEDCaBCEDeBCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEa ACDBCABEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBaCDDEADBACDABECBDCABbcBDACDBEABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDAcECCDCACDEeAEeCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,898 314,390 103 139 281 3945 45300

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 83 27 76,25 64 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DbEBEEABeEBbDcAAACCDDaCBeEEDCCBCaDbBCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdaadCDBCABEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EcAACbDBBCDDEADBdCD  EC D A E Be Cb c BE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BaebEe DCceDEdAaDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,025 314,390 119 159 356 5386 60426

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 73 16 69,00 58 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe cDCEBE EABADBAABccCCdDBCEDD CCaBCDABBDeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal dCAEaaADBCBECcBBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik E eC a                        BcCA E AEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BDEaeaDCDEACBAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,470 314,390 144 187 444 7003 77133

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 67 22 61,50 51 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EBeDB ecCCcDadBeEEDCCBCdDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cBCdD AebdCABEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E  bbaDBaCDDEeD AC AB C    Ba           

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD  E  DCA  a d DCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,783 314,390 36 63 105 1386 15934

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 98 20 93,00 78 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEcEABbDBAABAcCCaDBCEDDECbEBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BbeEbbADBCBECABBcCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBE DABDbBDCADEBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen bB EcbCDCDEdeddEBEba

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,875 314,390 125 165 365 5596 62701

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 3 1 2,75 55 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 72 16 68,00 57 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDbEBE EABcDBAAcADCCEDBCEDD CCEcCDeBBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal        D CBa ABBcdED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik cAD ABBD DCDAEDBCdAD C E       bC       

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  aaE  CDCDEeCcAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 439,610 314,390 18 38 60 700 7757

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 0 38,00 95 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 101 4 100,00 83 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EBADBAAACCDDECBDEEDCCBCED BCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEacACDBCABEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBACDABEC DCA  D  d DBEA  

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD  Ee DCACDE  EDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,655 314,390 193 255 827 13022 142760

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 1 3 0,25 5 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 35 26 28,50 24 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEaAB   AcBAeeCCDDaCBcEdDCaeCdDdBCbaa

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal caCdDE  DBCdc aed  c     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik       Dce     e       C D               

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen        D       ED   

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 190,375 314,390 196 260 881 13818 153502

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 0 0 0,00 0 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 22 22 16,50 14 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EaC Ba aABeDBb cAD  ae  EcD  CdBdD B bec

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal c   a   d      B  a      

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik d  d  BD DaD E   c                      

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 8 3 4 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 4 20
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,655 314,390 101 137 271 3772 43515

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 82 19 77,25 64 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe E CEBE EABbDBAAdADCCEDBCED ECCbBCDABBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal dCA cbADBaBECABB CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCAaBD cCDAabBCA a b   D    BcCA EBAE 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDE C DCDaACBcaBEDa

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 441,913 314,390 17 36 55 631 6917

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 104 14 100,50 84 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABeDdAA ADCCaDBCEDDECCaBCDABBaCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcEeaADBbBECABBcCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABcEBDCADEcAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDE CCDCDEAadAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,968 314,390 107 143 299 4272 48654

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 79 17 74,75 62 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EBeDBAAeCCDDaCBDEEDCCBCdDcBCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cBCda deDeCABEBBeEdD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDA   DBBCD EAD A    EC     E   AC  EABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDc E aDCA DEdAEaCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,783 314,390 60 92 165 2202 25919

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 91 17 86,75 72 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABADBAABADCCaDBCEDDECCdBCDABBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEabADdCBECABBdCEc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADC aBDEDCDAEDBCA  Be   DABc BDC Dc  E 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BaEDbCDCDEACebEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZGÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,123 314,390 51 79 138 1833 21266

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 95 23 89,25 74 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABeEBbDBdAACCDDECBeEEDbCeCEDABCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABbEabACDcCABEBBCEdD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEbBBCDDEAeBdCD BECdD ABbcBaACDBcABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADECaDCACDEdbEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÖNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,435 314,390 169 218 567 8927 96423

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 20,74 21,19 14,81

Toplam: 120 58 19 53,25 44 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EbCEBE EAa D dc cDCCaDBCEDDECCEBCDdBBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCA abcDBCBECABBACEc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA CABB EDCa EDBC    a   b e  BaC   cd  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,658 314,390 63 95 168 2280 27141

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 89 12 86,00 72 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBbDB AdCCDDECBDEbDCCBCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal  BCdD e D CABEBBCE D     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDcADBb D BEC DCABb  D    E  E

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD  EaCDCAeDEdAEeCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,235 314,390 24 46 72 886 9870

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 102 17 97,75 81 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABbEBAD dAACCDDaCBDEEDCCBCEDABCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cBCEaEACDBCABEBBCEbD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBACDAeECBDCABEcBDACDBaABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BaeDEaCDCAeDEdbEDaBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN TAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,143 314,390 147 190 455 7203 78908

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 66 21 60,75 51 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DaEBEEAB EBeaBAAACC DaC DEEDCCBCaDbBCEBc

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal e   D      ABEBBeE D     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik  eAbCEDBBCDDEADBd     e D    cBa  b  ABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD cE  DCA DEd dbCBd

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,703 314,390 32 57 89 1205 13717

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 98 14 94,50 79 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE EABeDBAcBADCCEDBCEDDECCdBCDABaDeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAdD dDdCBECABeA ED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAEDBCAADBC ECDABcEB CA cBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDE  aDCDEACBdEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GENCO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,983 314,390 156 203 515 8138 88393

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 63 25 56,75 47 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EB D  AeCCDDaCBDEEDbdBCaDdBCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal AcCdDbeCaBCcBEBBdEdD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E AbCdDBBC DEADB C  a C D AB c          

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen aDc EbaDC       aa E

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,258 314,390 50 78 136 1827 21189

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 93 14 89,50 75 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EBbDBAAACCDDaCBDEEDCaBCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEDbbCDBCABEBBCEAc     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBACD cE     BEcBbAC      

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDAaEaCDCACDEdbEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,088 314,390 85 121 236 3366 38728

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 85 21 79,75 66 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EcCEBE EABeDBbABADCCEDBCEDDECCEBCDeBBDaE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BbcEaEADBCBEeABBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EAbdA BDEDCDAEDB d DeC EC AB b       cEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen bBDEaCCDCbEdadAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,085 314,390 66 100 181 2487 29270

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 89 17 84,75 71 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE aABbDBAABcDCCaDBCEDDECCEBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcEabA cCBECABBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EAeCAdBDEDCDAEDBC ADBC   DA cE cC    dE 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDE daDCDEACdAEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM TEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,233 314,390 142 185 434 6894 75840

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 1 2 0,50 10 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 69 27 62,25 52 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABeEBbDa AACCDDECBbEEDCbBCdDABeEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABdded bacCce  BbE a     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACE BBCDDE         CB  ABEDecACDBEABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen dDbcE a C aDE b  bB 

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,463 314,390 192 252 777 12178 132155

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 7 12 4,00 10 20,74 21,19 14,81

Toplam: 120 43 29 35,75 30 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEbEABebdAAc aCCaDBeEcDaCCdBCD      

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcdDEeaBCBEdABBACEb     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EbeddcBDdDbD EedCd   b         c        

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 2 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 457,230 314,390 9 18 25 277 3149

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 108 9 105,75 88 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEB DBAAACCDDECBDEEDCCeCaDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEaEA aBCABEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBcABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDcDEC DCACDEdAEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 205,573 314,390 195 258 861 13537 149659

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 7 16,25 41 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 0 0 0,00 0 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 20,74 21,19 14,81

Toplam: 120 24 9 21,75 18 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCdBEEAB  eAeB AcCCDDd  cE  C BCb       

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal dBb     D        E       

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E      B     A                          

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 2 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 1 30
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ZEYNEP KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,440 314,390 148 191 458 7259 79415

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 3 0 3,00 60 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 65 18 60,50 50 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB aB DaAAbCCDDaCBcEdDCCBCaDdBCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cBCda    BCAB  BCEbc     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EeA C DBaCDDEADBACDA                    

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen a c E  DC C EdAE CBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS İREM BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,748 314,390 46 74 132 1756 20428

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 94 16 90,00 75 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBADcAAACCDDECBDEEDCCBCEDABedBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal baCEaE CDBCcBEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EcAeC DBBCDDbADBAC ABEC DCAB cBc C  a BE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD cECaDCACDEBAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,373 314,390 59 91 164 2172 25572

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 93 25 86,75 72 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEcABAEBeDBAAACCDDaCBcEEDbbBCEDABeEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal bBCEaEACDdCABEBeCacD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EbAACEDBBbDDcADBcCDABEC D ABEDBDACDBEABd

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDbbECaDCAaDEedEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,338 314,390 165 214 556 8719 94234

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 60 24 54,00 45 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCE E aABADBeccAcCCdD CEDDECCaeCDABBcab

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcED  Dd BECABB CEb     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EAeC  BD DCD cD    DBC                  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen eaDE a DC cACddEBEba

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 5 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ KAYRALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,673 314,390 150 194 469 7469 81611

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 65 22 59,50 50 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE aABAeeAcadcCCaDBCEcD CCEBC ABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal aCAd  ADBCBECABB CbD     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA  ABBbEcCD EDB d D            C       

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen dBDEDb DC EAedbaBbD 

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,248 314,390 191 251 776 12137 131711

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 45 37 35,75 30 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEaEadB   eDBcbcdCDDdaBcEa CCeCaDAaaEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal beCdD A baCdBEBBdE       

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik  eA CEDB Ce dA  bC    b D        C      

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDA E  DCAe beeac db

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRACE REİS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,983 314,390 62 94 167 2267 26927

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 89 12 86,00 72 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABbEBADdcAACbDDECBeEEDCCBCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEaa CDdCABEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAAC DBBCDDEADBA DA              D  ABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADEbaDCACDEdAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MKAAN AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,335 314,390 70 105 193 2639 30928

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 88 17 83,75 70 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE EAB DBAAB DCCaDBCccDE bEBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEab DBCBECbBBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAEDBCAADed E DABcd c   cBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen eBDE b DC EACe EBEeC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 416,078 314,390 38 65 110 1476 17212

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 97 21 91,75 76 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEaE aABADBAcBcDCCEDBCEeDECbceCDAaBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEebADBCBECABBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EbDdAaBDEDCDAEDBCAADBCBd DABccBDCADEBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEDeCDCDEACebaBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZELER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,628 314,390 160 209 534 8393 91012

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 20,74 21,19 14,81

Toplam: 120 61 21 55,75 46 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEbacBADBAABcDCCaDBCEDDEdCdBCDeBBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal aCAEaEdDBeBEeABeAbED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA C aBDbDCbAEDBCd D C   DAB         b  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA UTKU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,703 314,390 76 111 206 2866 33219

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 4 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 87 17 82,75 69 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABeEBADBAAcCCDDECBDEEDCCBCaDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEebdCDBCAdEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik ED ACEDBBCDDEAD d DABE    A    c e   daE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD bdeaDCACDEdAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
N 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,053 314,390 167 216 561 8813 95198

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 3 28,25 71 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 3 1 2,75 55 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 57 13 53,75 45 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE EABAD beB   C D CEDD aCEBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal   AdD ADBCaE ABBdCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik          DC AEb           d    c        

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BDE b D  EdCdAEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,290 314,390 100 136 269 3740 43098

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 83 23 77,25 64 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABbEB Dc  cCCDDaaBDEEDCC CdDAB EBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal bBC abdC ddABEBeCE c     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EbA  EDBBCDDEADBdCDABEC DCABccBcAC BcABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADE  DCcCDEdAEeCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,998 314,390 149 192 464 7366 80557

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 3 28,25 71 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 62 8 60,00 50 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEAdbDBeABA CCEDBCE    CE  DABB CE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCbda A   BE ABB C D     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA   BB  D D EDB     C               cE 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BDE  aDC EAC AEBE  

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 0 40
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,988 314,390 86 122 237 3374 38812

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 84 17 79,75 66 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEeEABADBeABADCCaDBCEcDEaCEBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcdDbeDBaBECABecCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCeAEDBCd   C E  AB   D     A  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BcE  eDCDEACdAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARL K 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,253 314,390 145 188 445 7021 77289

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 65 14 61,50 51 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE EABeDB Ad DCCEDBCEeDECCEBCD BBeeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcda A B BECABBcCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA CcBaDaDbD ED CA                      

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  B E   DC EA  AEBE d

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,930 314,390 87 123 238 3377 38844

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 85 22 79,50 66 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe cbEBEEAB EBeDBAeACCDDaCBDEEDCCeCEDABeEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal AB da   DebABEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EbAACEDBBCDDEAbBd DABEC DCA d  cAC Bc BE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDA ECaDCdeDEBAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,328 314,390 109 145 304 4313 49082

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 79 19 74,25 62 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE aABADB cBADdCEDBCEeDECbdeCDABaeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCbEaadDBCBE ABe CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA CABBDEaCDAEDBCA D C   D    BcC D     

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BDEbC DCDEAeBbEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,445 314,390 135 177 399 6345 70439

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 71 25 64,75 54 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABADB ABADCCaDBCEDDEaCdBCDABBDeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAdebeaBCBECeBBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik Eb C cBbEDC AEDB d   C      cc  C    d  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen dBcEDe DCbEd dbEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,768 314,390 114 151 325 4669 52983

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 20 9 17,75 44 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 79 25 72,75 61 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABbDBAABADCCaDBCEeDECCaBCDABBDeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal  CAda A B BEdABB CdD     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EAaCdaBaaDCDAEDB A DBC a  AB d ab D  AE 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen eBDEDbaDCDEdeBAEBEbe

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA Z 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,730 314,390 172 223 615 9539 103048

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 9 11 6,25 16 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 59 35 50,25 42 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABb BAD cbcCCDDaeBDEcDCaBCdDeBCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal bBCEaccCbdCeBEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EecdCbbBaCc E DBd     C  d  E  a b      

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDd E  DecC cebEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,290 314,390 64 96 170 2309 27370

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 6 4 5,00 50 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 27 10 24,50 61 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 92 25 85,75 71 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABeDBAABADCCEDBCEeDEbCEBCDbBBDeb

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEDEAeceBECABBcCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EAeCAaBDbDCDbEDBCdADBC E DA cEBDbAbEBdbB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen cBDEDCaDCDEcedAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,513 314,390 57 88 154 2043 23853

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 91 12 88,00 73 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EBcDB AACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cBCda eCDBCABEBBCEbD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik  eAACEDBBCDDEADB CDABEC   ABc B  Cc   BE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD DE  DCAeDEdbEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,255 314,390 15 32 50 572 6236

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 105 14 101,50 85 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABADBAABADCCaDBCEDDECCEBCDABBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcdabADBCBEdABB CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAdDBCAADBCBECDABcEBDCADEaAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABaEDeCDCDEACdAEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TALAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,898 314,390 117 156 342 5066 57099

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 78 30 70,50 59 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEeBbaabDBAbACCDDECBcEcDbCeCdDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal AdCEacAbadCABEBBCEAc     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAAbEDBaCDDEADBACDA Eb D  BEc D C      

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BaecEeCDCdCDEcAEbdBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,968 314,390 74 109 203 2842 33049

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 87 18 82,50 69 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE aABeDBAAdADCCaDBCEDDE CaBCDd BeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAE EA  CBEdABBcdED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAdDBCdADBC  CDABc B CADc AEd

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen AB Eb CDCDE edAEBE C

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER * R 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,195 314,390 30 55 85 1191 13502

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 98 13 94,75 79 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABADBAAaADCCEDBCEDDECCaeCDABBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal cCAdaEADBCBECABBcCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAEDBCAADBC    A  EBDCA aB E 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen eBDEaCCDCDEAbdAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,860 314,390 55 86 152 2028 23660

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 92 16 88,00 73 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBeDBAAACCDDaCBDEEDbCBCEDABCEcD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdabeCDdCABEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E AACEDBBCDDEADBACD a C  C  dDBcAC     E

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADECCDCAaDEeAEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,400 314,390 177 234 682 10572 114328

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 3 1 2,75 55 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 49 15 45,25 38 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE  AB D cA  DCCdDBCEbDEeCaBCDABBcCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal           Bd ABecCEc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EAbC aB aDC  ED CA   b               A  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BDE   D         E b

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,473 314,390 171 222 597 9304 100280

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 57 23 51,25 43 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCcBE EABeDeAcBdDCCdDBacDcEebEBCDcBaeeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal    EaEe B BECABBdCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik E  C BBDbDCDAED            Bc           

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BDE   D  a C dEBEDa

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 5 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR TÜRKÖLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,045 314,390 113 150 311 4387 50003

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 79 20 74,00 62 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB  BeDB AACCDDdCBeEEDCbBCaDABCEBa

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal AcCEDbbeDBCABEBBaE D     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEAD       C D   E  D  D  dBE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDAcEbaDCcCDEcAEbaBb

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,668 314,390 182 240 709 11045 119717

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 47 17 42,75 36 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE aABeDBAcBdDCCEDBCEeDEaCdeCDABBDeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal  bAEa  D  BE ABB e D     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik c     B a C          C                  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen    EbC D  c   d BE  

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,585 314,390 188 248 756 11899 129238

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 2 9,50 24 30,18 29,97 26,05

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 38 4 37,00 31 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB E eD c                         

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Matematik EDAACEDBBCDDcADBACDAdECB CA   BD        

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen B A                 

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 8 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz ve Eşeyli Üreme Karşılaştırma 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,463 314,390 93 129 252 3517 40427

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 84 21 78,75 66 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE aAdbDBAABcDCCEDBCEDDcCaaBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcda A d BEdeBBdeED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDaDCDAEDBCdADBCBE  AB    C b  AEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEc  DCDEACdbEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,308 314,390 146 189 453 7195 78785

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 68 29 60,75 51 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEcAB a eDcAAcCCDDaCBDEEDCCdCaDABCEaD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal AdCEa ACaBCABEBeCEdD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E  cCaDBaC DcA B CcABEC     b B  C a    

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen aDebECaDCce E AaDdBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,085 314,390 42 69 119 1569 18243

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 93 6 91,50 76 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABeEBADBAAACCDDECBDEEDbCBCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdeEACDBCABEBBCEdD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAAC DBBCDDEADB C          E BDAC B    

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen B A EaCDCACDEBAE CBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,425 314,390 92 128 245 3459 39820

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 86 28 79,00 66 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEeEAaABADBAAccaCCEDBbEeDECbddCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEabdDcCaECcBBACEb     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAED Cc DBCB CDABcEeaCAcE AEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABcE  dDCDEdCBcEBEba

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,180 314,390 29 54 82 1119 12643

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 99 15 95,25 79 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe cDCEBEAEABAbBdABccCCEDBCEDDECCEBCDeBBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcdaEADB BECABBACEb     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA CABBDEDCDeEDBCdA cCBECDABDE DCADb AE 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEDCCDCDEACdAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,423 314,390 98 134 262 3629 41702

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 84 24 78,00 65 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEeaABADceABADCCaDBedDDECCaBCDeBBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcdDEeDd BECeBB CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCeBBDbDCDAEDBCAA BC EeDAB E ce    b  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEDCaDCDEcCdAEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,718 314,390 58 90 161 2162 25372

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 91 16 87,00 73 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBeDBAAACCDDECBDEEDC BCaDABeEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal bdCdDbe DBCABEBBdE D     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAdCEDBBCDDEADB C ABEC D AB cBDAC  b  E

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDAcECCDeAC EdAEeCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,123 314,390 121 161 360 5455 61113

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 5 13,75 34 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 73 20 68,00 57 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe    B   B  eADBAdACC     c     cC  ABeEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEa eCDBCABEBBdEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAAbEDBaCDeaADBA  ABEC DCABac cACDBE  E

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDAbEeCDCdCDEdeEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 2 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 2 30
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,760 314,390 183 243 731 11489 124394

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 50 40 40,00 33 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EeCEBE  ABeDcAccADCCaD aEcDdebcBCadBaDeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal da d bADBaBECABebCEc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik aA C aBa DCeAdD Cc D C   eb     C    AEc

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen   DE C Da Ec eeaB ea

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM KARADAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,315 314,390 159 207 531 8343 90496

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 61 21 55,75 46 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe c CEBE EABbD  ABAcCCaDBCEeD bCa CDABBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcEac DBCdECABe CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA CdaBDEDCcAEDBCdADBCBE Dba a          

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen        Da E         

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,455 314,390 131 172 387 6127 68229

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 71 22 65,50 55 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EBea  AACCDDaCBDbEDCCBCdDABeEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdab  DdCcBEBeCEdD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EeA  EDBaC DE D dC    C  aABd    C B   E

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDA EC DCdCbEdAEeCB 

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,525 314,390 56 87 153 2041 23845

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 93 21 87,75 73 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABcEdbDcbAACCDDaCBDEEDCbeCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEaadCDBCABEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBdC ABbC DCABEDBaeCD  ABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDdDE  DbdCDEecEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,703 314,390 82 118 228 3261 37692

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 86 22 80,50 67 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABADBAABADCC DBCEbDECCEBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal Bbbda  bd BECeBBdCbD     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EbDCA dDEDCDAEDBCA bBC E  ABD BcCAc  AEd

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen bBDEbeCDCDEACccEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 0 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,970 314,390 129 170 375 5869 65590

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 71 17 66,75 56 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE EABADBbABADCCdDBCEDDECCaBCDABBeea

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal cCAda ADd BECABBbCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA  ABB dDCD EDBC    d                  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDED CDC EA deEBEce

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,595 314,390 115 153 331 4756 53797

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 78 24 72,00 60 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCcBd aABbbBAAc DCCEDBCEeDECCdBCDABBeeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcdab DBCBECABB CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA CAaBDaDCDAEDBCA DBC    Aa d cC    AEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BDEb CDCDEAedbEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 437,623 314,390 21 41 64 751 8321

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 103 15 99,25 83 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABADBAABccCCEDBCEDDECCEBCDABaDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEba DBCBECABBACdc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAEDBCdADeC ECDABcdBDCADEBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEDbaDCDEACdbEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,770 314,390 175 232 660 10205 110354

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 51 15 47,25 39 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe bCEBEEAB E eDBAAACCDDECBeEEDCdBCdDABeEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdaaeCDBCcBEBeCE D     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik       bBaC cEA        C                 

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR SÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,905 314,390 43 70 120 1574 18334

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 95 15 91,25 76 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EBeDB AACCDDaCBDEEDCCBCEDAaCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal  aCd EACDdCABEBBCE c     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBACDAcEC DCABEcBD C acdBE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADE aDCACDEdAE CBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,718 314,390 163 212 546 8534 92440

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 59 16 55,00 46 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB a ADBAcACCDDad DEEab BCdD BCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEDEACDBCABEBBbEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E   e bBaCDDEADBdCD   b D   a           

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen e      D            

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ÇAŞURLUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 436,225 314,390 22 42 65 793 8881

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 103 17 98,75 82 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABcEdcDBAAACCDDECBcEEDCCBCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEacACDBCABEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBaCDDcADBACDABECBDCABdDBcACbBaABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BadcECCDCACDEdAEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,690 314,390 83 119 229 3262 37704

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 11 1 10,75 54 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 83 11 80,25 67 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EBbDBAeACCDDdCBDEEDCCBCEDdBeEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cdCEe ACDBCABEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDA  E BBCDDEADB C    C   AB  BD C  cABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD  E  DCA  E AE aBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,288 314,390 37 64 107 1440 16681

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 95 10 92,50 77 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAEABADBAABADCCaDBCEDDECCaeCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEaEADBCBECABBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDbeAED CA DBC   DAB d        E 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen dBDcDCCDCDEACdAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ÖZBAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,395 314,390 170 221 585 9157 98763

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 58 24 52,00 43 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDbcBE  AabD Ac  DCCdDBCEDDECbdBCDeeBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcEb ADdCBECcBBdCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA CA BDaDCeA D         b       e D  d  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  caE   DC  dC  EBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AĞDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,295 314,390 110 146 305 4317 49105

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 79 18 74,50 62 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABeEBADBAbACCDDaCBcEEDCbBCaDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEb e DBCABEBeCE D     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAAd DBBbDDEAbBdCD e C   A    a       E

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD  Ea DCdCDEdAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,278 314,390 52 80 141 1872 21741

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 92 11 89,25 74 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE EABADBAABADCCEDBCEeDECCE CDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcEa  DB BECABBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCAaBDEDC AEDBCdAD C E DA DE ae    AEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABaEaC DCDEdC AEBEbC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,638 314,390 133 174 390 6197 68830

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 69 15 65,25 54 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB E  D AbACCDDbCBeEEDCbBCEDAdCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal  dCda A  dCABEBBC AD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAAC DBaCDDcADBdC        A             

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD  Ea DCd D dAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,948 314,390 128 169 374 5726 64144

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 74 27 67,25 56 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EBbDB AcCCDDaCBcEcDbCeCaDdBCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdeEda BCABEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EeAACEb aC DaADBACDABEC DC  Ec c C      

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDeDE  DCce EdAEbaBb

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,998 314,390 124 164 364 5587 62607

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 75 28 68,00 57 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DbEaEEAB aBeDB AcCCDDECBcEEDCCBC DdBCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCda  CadCABEBBCE D     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EaAAbEDBBCeDEADBbCDABEe D ABbc c     A  

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BaebECCDCAabEdAEcbe 

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 0 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ERGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 481,350 314,390 1 1 1 25 334

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 115 5 113,75 95 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBADBAeACCDDaCBDEEDCCBCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEaEACDBCABEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADECaDCACeEBAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ADAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,530 314,390 23 45 70 876 9744

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 102 17 97,75 81 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABcEBbDadAACCDDaCBDEEDbCBCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABedDb CacCABEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBACDABECdDCABEDBDACDBEABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDAbEdCDCAeDEBdEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,580 314,390 108 144 303 4300 48920

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 3 3 2,25 23 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 82 30 74,50 62 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DbEBEEAB EBbDcAAbCCcDaCBDEdDCCBCaDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal AdCEecACDdCcBEBeCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAdCdDBBCDDEADBcCD BEdBDCAB cBc C  c cE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDbDECaDCbeD cAbaaBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,868 314,390 132 173 389 6172 68658

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 70 18 65,50 55 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEAB EBADB AcCCDDECBeEEDCCBCdD BCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal AcCEacdCDdCABEBBCdAc     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E AAaaDBB  DE D  C                   A E

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDdcEb DCda EBbED BE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN DALGIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,630 314,390 67 101 182 2505 29533

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 88 13 84,75 71 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCdBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCaDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEabeC dCABEBeCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEeBeCDDEADBAC A E    A    D C      

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDbDE CDCACDddbEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇOLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,723 314,390 162 211 545 8533 92436

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 60 20 55,00 46 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE aAB DBAABdDCCaDBCEeDbCbEeCDcBBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAdaaebBaaECABB CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA C aBDEDCDAEDBC    C    A    a        

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen        D  a   cE   C

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TÜRE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,560 314,390 138 180 404 6414 71042

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 68 15 64,25 54 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBEAaABeDBAABADCCaDBCEeDEdCaBCDAB D E

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal Be E b  B BECABB CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCc c  DCDAcDB A          e           

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen AB E CCDC E aBAEBEbe

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,280 314,390 164 213 553 8638 93534

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 62 30 54,50 45 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE cABeDBed  DCCaDBCEDDaCCdBCDdBBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAdabADBCBECABBdCEc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik c   e BDEDb A D C  c    d c   Ba  Dc AEd

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen AaDE dCDa Ede  Edcb 

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,293 314,390 79 115 224 3223 37317

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 85 18 80,50 67 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBADBAeACCDDaCBcEEDCCeCEDABeEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCda eCbdCABEBBCE b     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EbAACEDBaCDDEADB C   Eb D A  b D C   ABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BD DEb DCcCDEdAEDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVNĞL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,738 314,390 35 61 98 1280 14579

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 98 16 94,00 78 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBEEABAEBbDBAAACCDDaCBDEEDCCeCEDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdaa CDBCABEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAAbEDBBCDDEADBdCDABEC DCABce  ACaBcABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen Bac ECCDCACDEdAE CBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,485 314,390 106 142 290 4110 46933

Katılımlar: 197 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,18 29,97 26,05

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,27 2,41 2,04

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,29 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,13 12,18 10,55

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 17,29 17,38 12,50

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,44 3,81 2,31

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 20,74 21,19 14,81

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,38 3,51 2,13

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,93 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,68 3,75 2,52

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,99 11,22 7,42

Toplam: 120 79 14 75,50 63 74,04 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCaBE EABAbBAABcDCCaDBCEbDECCE CDABBbCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEa  D aBE ABBACED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCAaBDEDCDAEDBCAA  C     B  Ba        

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDc a DCDEACBc BE a

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AKKOÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,755 314,390 17 241 711 11115 120358

Katılımlar: 22 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 25,98 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,69 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,16 2,41 2,04

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 3,31 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,94 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 10,10 12,18 10,55

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,08 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,08 3,81 2,31

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 13,16 21,19 14,81

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,44 3,51 2,13

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,70 3,97 2,78

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,92 3,75 2,52

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 8,07 11,22 7,42

Toplam: 120 47 19 42,25 35 57,31 74,56 58,82

TYT Türkçe dDCEBE  ABeDBAA  cCCdDBCEe   CddCDABBaCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BC    dD Cc    B CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA   ad a CDAE  Cd D C                  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  ebE e D  E     BEbd

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 229,765 314,390 19 254 819 12906 141092

Katılımlar: 22 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 25,98 29,97 26,05

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,69 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,41 2,04

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,31 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,94 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,10 12,18 10,55

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 11,08 17,38 12,50

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,08 3,81 2,31

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 13,16 21,19 14,81

Toplam: 120 38 33 29,75 25 57,31 74,56 58,82

TYT Türkçe DCEBaEABe dbDBAccCCDabCBccd b eCd ABeEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cdCdbb CDddA E BCEc      

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik cae d DBaC eEADedC   aC         A    A  

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 4 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 5 30
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK YÜKSEL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,788 314,390 10 196 486 7715 83909

Katılımlar: 22 263 929 14848 163839

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,98 29,97 26,05

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,69 2,29 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,41 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,31 4,22 3,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,94 3,26 2,94

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,10 12,18 10,55

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 11,08 17,38 12,50

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,08 3,81 2,31

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 13,16 21,19 14,81

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,44 3,51 2,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,70 3,97 2,78

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,92 3,75 2,52

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,07 11,22 7,42

Toplam: 120 65 26 58,50 49 57,31 74,56 58,82

TYT Türkçe EDCEBE EABcDBdAceDCadDBCdeDECaEBCDABBaaE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcdeEeDdeBECABBcCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA   dBD cCDAED CA D C c  b             

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BDE  CDCDddC dEBcD 

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%
