
SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,175 205,460 81 112 272 4182 51301

SAY 325,998 260,040 78 104 183 2178 27784

EA 250,045 225,850 86 117 240 3254 39228

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 17 4 16,00 52 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 20 4 19,00 48 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 7 2 6,50 46 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 0 8,00 62 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 28 2 27,50 69 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 137 27 130,25 47 114,74 116,81 94,29

Matematik BB EcCeCeD  EDEB DBAcBA   EA   E AE     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C AbBB  B Db CEE EAEADC    EDBBACECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABU UT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,953 205,460 101 135 326 4999 60024

SAY 331,593 260,040 72 98 169 2011 25903

EA 256,828 225,850 73 102 205 2795 34012

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 3 33,25 83

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 31 21 1 20,75 67 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 0 5,00 56 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 26 1 25,75 64 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 7 5 5,75 44 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 22 15 18,25 46 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 131 33 122,75 44 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDC  cACE CDBEADBA BAC  AE   E BB E C 

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AC deBADcBEaaCbEAEbDaEcCe CBBEeEb bEbbCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 183,425 205,460 154 198 474 7263 84482

SAY 265,715 260,040 123 159 317 4237 49871

EA 205,690 225,850 148 190 452 6713 77383

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40

TYT Fen 20 15 2 14,50 73

Matematik-2 31 11 7 9,25 30 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 1 0,75 8 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 12 8 10,00 25 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 5 4 4,00 29 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 23 8 21,00 53 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 104 41 93,75 33 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDC EDA    a  cDaAeB    ba c d    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri Ab  AcdDDd E  EEAE aedACA CBBEDEC C CEbD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,848 205,460 155 199 481 7322 85244

SAY 215,138 260,040 156 201 466 6834 78060

EA 190,508 225,850 161 206 520 7868 90406

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Matematik-2 31 5 4 4,00 13 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 5 5 3,75 9 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 2 4 1,00 8 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 7 15 3,25 8 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 80 42 69,50 25 114,74 116,81 94,29

Matematik BBcD   c     c   DcA           d        

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri bC  d  aaa  c b  E  a c e CeBd c eC C bD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,008 205,460 43 67 176 2824 33851

SAY 345,930 260,040 51 74 132 1610 21335

EA 271,308 225,850 51 76 149 1997 24091

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 20 6 18,50 60 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 4 3 3,25 36 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 24 9 21,75 54 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 8 6 6,50 46 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 25 13 21,75 54 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 149 39 139,25 50 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDC dDdCE bDBEADBAaBcCb AEC  adB  EAdC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBddAcDBEccdEEbEEDCdAe  CBaEDECACdCdCe

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,330 205,460 163 207 510 8333 94314

SAY 238,018 260,040 140 179 379 5505 63578

EA 205,985 225,850 147 189 449 6695 77150

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 13 7 11,25 36 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 13 7 11,25 28 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 4 6 2,50 18 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 2 7 0,25 2 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 11 21 5,75 14 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 90 58 75,50 27 114,74 116,81 94,29

Matematik BBcEEC C DC ED   DcbeBc  aEb            

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CcAAde bBcc   EcbcAacc c   aeBcAdEeCbdDe

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN S 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,683 205,460 46 71 184 2962 35414

SAY 388,720 260,040 26 46 68 683 8990

EA 288,013 225,850 32 54 95 1238 14309

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 2 36,50 91

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 31 26 4 25,00 81 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 34 4 33,00 83 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 11 2 10,50 75 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 160 25 153,75 55 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDC EDAaEbCDBEADBABBACDEbECaDEABBDEAC 

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACc bBADDBEEECdEAEEDadACAdCeBE cCA EC CD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,670 205,460 50 77 197 3058 36583

SAY 182,580 260,040 174 224 613 9489 105645

EA 225,205 225,850 128 166 372 5106 59928

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 20,75 52 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 4 5 2,75 9 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 4 5 2,75 7 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 73 39 63,25 23 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 aADcCEBEaeEACaBDEDdc DEdeEA e BDCEbaBAaB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BB  Eb a        dDc a                   

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE EDİZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,401 205,460 73 102 247 3820 47054

SAY 227,595 260,040 148 190 418 6064 69757

EA 211,034 225,850 142 184 427 6292 72594

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 4 13 0,75 4 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 28 3,00 8 2,72 3,05 5,23

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 0,09 0,11 0,41

Coğrafya-2 11 1 8 -1,00 -9 0,12 0,14 0,69

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,20

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,04 0,05 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,06 0,07 0,40

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 14 1,50 4 0,36 0,41 1,87

Matematik-2 31 7 18 2,50 8 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 6 -0,50 -6 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 8 24 2,00 5 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 3 11 0,25 2 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 2 4 1,00 8 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 5 15 1,25 3 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 107 99 82,32 29 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 edceBE eabadcBCaaDccadBceDeE cDeCdebbace

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Sosyal-2  CadaaDaBCbEcabbdced                          

Cevap Anahtarı B ACDEBBDDBCAEECECEBABEEEDAACDEECBDBBDCDEABACDBE

Matematik eadcCAbDbdc aaBbcD d c eDd bC bcc  acAeb

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri bbaebeADcdEacdaEbEda                    

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
ROMAN 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
MİLLİ MÜCADELE 3 2 1 67
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 2 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,755 205,460 35 56 151 2444 28927

SAY 402,283 260,040 19 36 50 447 5971

EA 297,065 225,850 23 42 69 922 10153

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 31 27 4 26,00 84 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 7 0 7,00 78 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 34 4 33,00 83 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 167 26 160,50 57 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEeCAEDACEACDBEADBABBdCaEAECaDEA BDEAC 

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBbBADeBEEECEEAEcDCdACAdCBBEDECda CdaD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 286,705 260,040 109 141 266 3459 41580

EA 237,971 225,850 107 140 302 4142 49034

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 16 1 15,75 51 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 17 1 16,75 42 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 0 8,00 62 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 19 9 16,75 42 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 115 28 108,07 39 114,74 116,81 94,29

Matematik BBD ECAC  C  D  ADB B  D a A  E    D    

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri eB de   adc adEE E  ADC CC EDB ACEb EEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,310 205,460 32 52 139 2323 27456

SAY 370,145 260,040 33 54 87 1033 13899

EA 283,390 225,850 33 57 105 1425 16801

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 22 6 20,50 66 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 6 2 5,50 61 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 28 8 26,00 65 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 7 5 5,75 44 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 158 35 149,25 53 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCcEDACE CcBEADBABBAe abE aDEAdBDE Ce

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AecBABADDBEEcCEcAEEDedebA CBBc cCbC CaCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA A KK* 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 159,303 205,460 177 228 625 9837 111710

SAY 212,310 260,040 159 204 481 7023 80110

EA 178,663 225,850 172 220 568 8672 99931

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 8 23,00 58

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Matematik-2 31 9 2 8,50 27 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 11 2 10,50 26 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 2 5 0,75 5 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 2 4 1,00 8 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 4 12 1,00 3 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 62 33 53,75 19 114,74 116,81 94,29

Matematik BBED   D  d  DBE D   c         E    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri cC ebad  B    bE c     Cc a    c      de

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,250 205,460 110 144 353 5280 63376

SAY 293,623 260,040 104 134 250 3238 39041

EA 235,270 225,850 113 146 319 4332 51271

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 31 16 8 14,00 45 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 0 5,00 56 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 21 8 19,00 48 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 7 6 5,50 39 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 3 5 1,75 13 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 119 41 108,75 39 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEdddaAc  EeEcADBdBBA C EA   E  EDB  C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C AbaBDddEDEca b c c aC CCeEe BAdECaa DC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,828 205,460 62 89 223 3507 42561

SAY 363,633 260,040 37 58 98 1179 15793

EA 277,788 225,850 42 66 119 1679 19955

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 3 35,25 88

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 31 24 2 23,50 76 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 26 3 25,25 63 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 29 7 27,25 68 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 149 27 142,25 51 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEECACADCAEDE ADBAB A  EEAab E  E c   

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABcDAaEbEECEEEdAEAcC  CAEDBc CECd EDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,295 205,460 178 229 634 10103 114357

SAY 182,778 260,040 173 223 611 9480 105520

EA 158,545 225,850 178 229 636 9962 112496

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 13 19,75 49

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7

TYT Fen 20 7 3 6,25 31

Matematik-2 31 4 2 3,50 11 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 5 2 4,50 11 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 1 1 0,75 6 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 4 14 0,50 1 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 52 40 42,00 15 114,74 116,81 94,29

Matematik BBE          cB   a                 E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri db  da      d    E a       eca Eb CcCdbe

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,370 205,460 142 184 435 6358 75190

SAY 257,798 260,040 129 165 337 4568 53478

EA 216,350 225,850 137 177 406 5848 67834

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 31 11 2 10,50 34 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 13 3 12,25 31 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 2 5 0,75 5 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 4 2 3,50 27 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 11 11 8,25 21 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 97 31 89,25 32 114,74 116,81 94,29

Matematik Be   C C b  ED   DBA      EAC  E  E a   

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C eA c bd a   EE E E a  a  EDBB bcCa  e 

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYGAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 113,890 205,460 179 231 669 10519 119968

SAY 158,050 260,040 178 229 647 10262 116179

EA 137,925 225,850 179 231 657 10380 117643

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 7 32 -1,00 -3

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6

TYT Matematik 40 7 22 1,50 4

TYT Fen 20 6 10 3,50 18

Matematik-2 31 12 5 10,75 35 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 2 0,50 6 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 13 7 11,25 28 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 3 16 -1,00 -3 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 39 104 13,00 5 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDE b C DC E a AD bca     AC  d  E    d

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri   cba Dda   b  c    ce      c  bdcbba DC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 276,005 260,040 116 150 290 3834 45615

EA 237,971 225,850 107 140 302 4142 49034

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 16 1 15,75 51 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 19 1 18,75 47 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 0 0 0,00 0 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 11 5 9,75 24 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 109 24 103,07 37 114,74 116,81 94,29

Matematik BB EEC C cC  D  ADB B A C EA   E  ED    

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri               bE aA ee  C    BBb ECCE DC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 226,405 260,040 149 191 423 6137 70539

EA 198,356 225,850 156 200 493 7288 83807

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 4 10 1,50 5 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 2 -0,50 -6 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 4 12 1,00 3 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 13 13 9,75 24 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 96 43 85,32 30 114,74 116,81 94,29

Matematik BB eC cc a     d Dcba     e b  d    c   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri d  c     B aaaEd c a   CA aeBEDECAaECEba

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 262,430 260,040 125 161 326 4370 51359

EA 216,426 225,850 135 175 402 5840 67746

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 9 4 8,00 26 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 4 0 4,00 44 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 13 4 12,00 30 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 3 2 2,50 18 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 2 2 1,50 12 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 9 7 7,25 18 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 101 29 93,82 34 114,74 116,81 94,29

Matematik BB DC Ec    C    D b Be   bE   EA B E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri  C  eBA  a    E      bA e   cE E bd C C 

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,253 205,460 165 209 521 8530 96713

SAY 215,720 260,040 155 200 463 6776 77630

EA 182,988 225,850 170 217 553 8401 96588

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,00 68

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 31 6 9 3,75 12 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 2 -0,50 -6 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 6 11 3,25 8 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 4 6 2,50 18 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 2 4 1,00 8 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 11 14 7,50 19 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 81 54 67,50 24 114,74 116,81 94,29

Matematik BBccdCcaAc  E  a   e       b D d  c     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CeAdBc Ad e c EE b   aec   E   deECdEc C

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,608 205,460 58 85 211 3336 40342

SAY 339,675 260,040 59 83 148 1794 23379

EA 262,253 225,850 62 90 181 2457 30063

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 2 35,50 89

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64

TYT Fen 20 15 1 14,75 74

Matematik-2 31 18 3 17,25 56 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 4 0 4,00 44 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 22 3 21,25 53 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 6 6 4,50 32 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 137 22 131,50 47 114,74 116,81 94,29

Matematik BBED   DcCE CD   DBABBAd EbEC  E  BDE   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBeed caEE aEEAEEDad CAECBcE cCeC C Ca

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 333,550 260,040 70 96 164 1969 25289

EA 252,566 225,850 80 111 227 3071 37258

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 22 4 21,00 68 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 2 4,50 50 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 27 6 25,50 64 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 27 10 24,50 61 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 133 34 124,57 44 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEECdCAcC EDEcADdABBA   EACD E AEDBe d

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAAdB ABdaEaCEEEEAEAaecCd cDBB CECCbEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,898 205,460 96 130 316 4895 58724

SAY 301,093 260,040 99 128 239 2976 36310

EA 241,123 225,850 103 136 287 3875 46386

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 31 16 5 14,75 48 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 2 2,50 28 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 19 7 17,25 43 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 7 4 6,00 43 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 4 1 3,75 29 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 18 8 16,00 40 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 120 29 112,75 40 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEc CE  e  ADBccB    bECE bAdB E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBbBA  Bcd dE A      CA bBeEDE Ae CE a

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,360 205,460 82 114 278 4297 52423

SAY 346,438 260,040 50 73 131 1598 21188

EA 262,425 225,850 61 89 180 2448 29944

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 1 36,75 92

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 31 21 1 20,75 67 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 6 0 6,00 67 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 27 1 26,75 67 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 2 8,50 61 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 27 6 25,50 64 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 141 21 135,75 48 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEEC CA   EDEBADBA Bd   EACD EBAE B  C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAbBB ABED c EE EAbAee CC EDBBACECC aDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 284,101 205,460 4 7 19 540 6412

SAY 266,960 260,040 121 157 313 4180 49292

EA 330,091 225,850 3 5 12 266 2271

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 15 1 14,75 82 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 6 28,50 71 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 17 2 16,50 53 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 18 2 17,50 44 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 127 26 120,57 43 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 CdDBaEBEBCEACDBDaDAAB  CCEAcD BDeEe BADB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BBD cCeCA   ED  ADBABB  C   CD         C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 328,260 260,040 76 102 177 2110 26998

EA 250,481 225,850 84 115 238 3227 38897

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 21 3 20,25 65 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 6 0 6,00 67 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 27 3 26,25 66 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 8 2 7,50 54 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 3 5,25 40 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 19 7 17,25 43 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 125 28 118,07 42 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEEC CAb AEDEBdDB  aA CEEAC  EBAEDB   

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CB b BDA  DEbCEEdEAd D  eC E e  dE C  DC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,043 205,460 56 83 209 3304 39801

SAY 358,490 260,040 39 60 105 1290 17327

EA 273,818 225,850 49 73 138 1874 22454

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 22 3 21,25 69 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 2 4,50 50 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 27 5 25,75 64 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 5 1 4,75 37 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 20 9 17,75 44 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 144 36 135,00 48 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEDACEA DBEAeBbBBACbE     E dBDE Ca

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBABADDBEcEbEEAEEc         b Ebbdc ECe

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,953 205,460 101 135 326 4999 60024

SAY 309,705 260,040 87 114 211 2672 33325

EA 249,173 225,850 88 119 245 3309 39916

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 19 4 18,00 58 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 0 5,00 56 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 24 4 23,00 58 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 5 8 3,00 21 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 21 16 17,00 43 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 130 46 118,50 42 114,74 116,81 94,29

Matematik BBD EC CAcCbEaE ADBA BAa EE C  EBAED    

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri babeBBbdB cEbCEdEEAbbe bCC cDBeAdECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,523 205,460 135 174 391 5594 67011

SAY 337,085 260,040 63 87 155 1856 24192

EA 242,868 225,850 97 129 272 3746 44974

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 31 19 5 17,75 57 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 22 5 20,75 52 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 135 36 126,00 45 114,74 116,81 94,29

Matematik BBdD  EDACE CD EADBcBBde aAEC  E    E  C

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBABADDBEEaCEEAcEDadACAdCBcEDECACECcCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,088 205,460 36 57 153 2498 29508

SAY 394,550 260,040 23 40 58 572 7608

EA 292,208 225,850 27 48 83 1074 12262

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 25 2 24,50 79 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 1 2,75 31 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 28 3 27,25 68 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 167 22 161,50 58 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEECACADCbEDE ADBA BA C EACDaE bED    

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAbBBDABEDdECEEEEAEADaECCAEDeBACECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 235,648 205,460 23 35 102 1837 21660

SAY 442,273 260,040 3 4 5 34 602

EA 316,693 225,850 10 15 24 408 4056

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 39 1 38,75 97 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 186 14 182,50 65 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECaDEABBDEACC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBABADDBEEECEEAEEDCdACAECBBEDEabCECECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EFE ÖZYILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,260 205,460 20 28 90 1741 20568

SAY 419,423 260,040 9 19 25 223 2972

EA 304,455 225,850 17 29 49 693 7340

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 26 5 24,75 80 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 34 6 32,50 81 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 179 21 173,75 62 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEcACEACDBEADBbBBdCcEAECaDEAcBDEACC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBdbBADDBEEECEEAEEDCEACAcCBBEccCAbECECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAĞIZ CANPOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 243,035 205,460 13 18 72 1483 17668

SAY 442,848 260,040 2 3 4 31 568

EA 320,855 225,850 4 6 15 345 3305

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 38 2 37,50 94 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 190 10 187,50 67 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEdCACADCAEDEBADBcBBADCEEACDEEBAEDBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEbCEdEEAEADCECCAEDBBcCECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,458 205,460 112 146 358 5377 64459

SAY 285,900 260,040 110 142 270 3502 41880

EA 223,328 225,850 130 169 377 5285 61612

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 11 4 10,00 32 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 14 4 13,00 33 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 7 6 5,50 39 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 116 33 107,75 38 114,74 116,81 94,29

Matematik BBbDC  c CE   a  D eBB   EA    EA   E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri Ab BeeADcBEEdbE AcbDaEcCc CB EDEC C CbCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,165 205,460 60 87 221 3480 42153

SAY 340,595 260,040 57 81 146 1769 23057

EA 257,285 225,850 72 101 204 2771 33682

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Matematik-2 31 17 4 16,00 52 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 0 5,00 56 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 22 4 21,00 53 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 137 28 130,00 46 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEeC EDbCE  cc ADBA BA   AEC  E   DEAC 

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACaBbBd DB EcCEEAEE CdeCAdCB c cCAb CcCa

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK BESNİLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,788 205,460 174 224 610 9457 107302

SAY 230,953 260,040 144 186 403 5858 67622

EA 195,793 225,850 157 202 505 7469 86018

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 7 24,25 61

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

TYT Fen 20 10 2 9,50 48

Matematik-2 31 13 3 12,25 40 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 14 3 13,25 33 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 2 0 2,00 14 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 2 4 1,00 8 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 9 7 7,25 18 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 74 23 68,25 24 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDC Ec CE  e  ADB   A   eE        E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AC            b  a   c Ce CaeED   d C CD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,943 205,460 57 84 210 3309 39932

SAY 375,805 260,040 28 49 79 908 12283

EA 276,498 225,850 45 69 125 1737 20792

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 23 3 22,25 72 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 1 4,75 53 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 28 4 27,00 68 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 155 26 148,50 53 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEDACE  eBEADBd BcC EAEC Dd  B EACC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBdBADDBEEbCEEAcEDedACAECBBEDECbdECdCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,568 205,460 18 26 87 1725 20372

SAY 440,633 260,040 4 5 6 47 736

EA 318,673 225,850 6 10 19 374 3662

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 39 1 38,75 97 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 186 13 182,75 65 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECaDEABBDEACC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBABADDBEEbCEEAcEDCEACAECBBEDECAabCECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,320 205,460 83 115 279 4307 52476

SAY 331,128 260,040 73 99 173 2025 26056

EA 247,790 225,850 91 122 251 3396 41034

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 1 37,75 94

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 31 16 2 15,50 50 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 0 5,00 56 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 21 2 20,50 51 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 11 2 10,50 75 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 22 13 18,75 47 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 130 29 122,75 44 114,74 116,81 94,29

Matematik BBaE C C DCbED B  B B A   EA D EBAED    

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBcABED bCEE aAc Dad CAEaeBddca EbDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK  YÜKEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,428 205,460 162 206 509 8327 94205

SAY 274,043 260,040 119 153 296 3909 46409

EA 198,438 225,850 155 199 492 7282 83744

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Matematik-2 31 10 6 8,50 27 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 10 6 8,50 21 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 26 13 22,75 57 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 101 45 89,75 32 114,74 116,81 94,29

Matematik BBcDC EbAaE  cc AD   B    b             

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBcABAbDBEEcCEcAEE CEebbECBBEccaACdCaCe

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,795 205,460 97 131 318 4909 58849

SAY 297,578 260,040 101 131 244 3110 37623

EA 234,765 225,850 115 148 321 4367 51688

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 31 14 6 12,50 40 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 1 2,75 31 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 17 7 15,25 38 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 7 5 5,75 41 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 19 14 15,50 39 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 121 43 110,25 39 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDc e d D  EDEc DBbcBA   EAC  Ed ED    

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CabbBcDAB D cCEEE Ad caEeCeE BBcbcaC  DC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,365 205,460 48 73 190 2991 35764

SAY 414,748 260,040 12 27 33 287 3684

EA 300,880 225,850 21 35 56 778 8604

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 39 1 38,75 97 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 172 26 165,50 59 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECcDEABBDEACC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBABAcDBEEECEEAEEDadcCAECBBEDcCbCECECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,739 205,460 89 122 297 4592 56280

SAY 236,300 260,040 141 181 387 5581 64544

EA 207,596 225,850 146 188 442 6572 75714

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 2 2,50 6 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 3 4 2,00 6 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 5 4 4,00 10 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 1 4 0,00 0 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 3 2 2,50 19 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 9 10 6,50 16 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 96 34 87,57 31 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 CdDBa                                   

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BBa            a   Aca         E  E     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri   dc   Ad   c EE   Eca     c  B CEbC deC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 378,870 260,040 27 47 75 852 11400

EA 269,941 225,850 54 79 153 2072 25013

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 28 3 27,25 88 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 7 1 6,75 75 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 35 4 34,00 85 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 12 0 12,00 92 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 34 4 33,00 83 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 148 26 141,57 51 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEECACADCAEDEBADBcBBADCEEbCDaaBAEDBA C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABbbEbCEEEEAEADC CCAEDBBA ECCaEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,555 205,460 19 27 88 1727 20380

SAY 426,095 260,040 8 16 20 154 2088

EA 318,660 225,850 7 11 20 375 3665

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 2 36,50 91

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 38 2 37,50 94 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 181 18 176,50 63 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECcDEABBeEACC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBbBAcDBEEECdEecEDCEACAECBBcDECACaCdCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,178 205,460 173 223 590 9419 106743

SAY 257,843 260,040 128 164 335 4565 53454

EA 201,743 225,850 152 195 471 7028 80877

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 15 16,25 41

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Matematik-2 31 15 3 14,25 46 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 1 2,75 31 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 18 4 17,00 43 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 6 3 5,25 38 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 4 3 3,25 25 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 15 10 12,50 31 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 88 43 77,25 28 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDC Eb CE CDc ADd B A    E   E  B a  C

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri Ad BdBAD B  c EE    Cd de CBac cC   CEaD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,178 205,460 161 205 505 8019 91841

SAY 229,520 260,040 146 188 407 5948 68510

EA 191,583 225,850 160 205 514 7803 89525

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31

TYT Fen 20 7 5 5,75 29

Matematik-2 31 7 5 5,75 19 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 2 -0,50 -6 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 7 7 5,25 13 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 3 5,25 40 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 78 34 69,50 25 114,74 116,81 94,29

Matematik B  De  c CE  b  A dA d     E   d    b   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri  C cde  a b   cEAdd C AC  C  c          

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 258,668 205,460 9 14 46 1049 12495

SAY 254,028 260,040 132 168 347 4743 55292

EA 301,668 225,850 19 33 54 758 8322

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 17 5 15,75 51 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 17 5 15,75 39 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 116 39 106,25 38 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 CdDcbEBEBCEAC BcaD A DcCCEABDc De bEB DB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BBD dCebADCbdD  ADBABBA   EA            

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,828 205,460 67 96 232 3610 43903

SAY 337,120 260,040 62 86 154 1855 24181

EA 268,408 225,850 56 83 164 2154 25988

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68

TYT Fen 20 17 1 16,75 84

Matematik-2 31 21 2 20,50 66 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 4 1 3,75 42 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 25 3 24,25 61 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 8 3 7,25 52 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 7 4,25 33 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 17 17 12,75 32 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 135 37 125,75 45 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEEC CAeC EDE ADB BBA a EAC  EdAE    C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CaAbBBDAB D  bEaEcAddbadCCAcb aA cbCd Dd

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 163,750 205,460 175 225 618 9587 109007

SAY 218,233 260,040 153 198 452 6623 75914

EA 172,825 225,850 176 224 590 9081 104336

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 13 17,75 44

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

TYT Fen 20 10 3 9,25 46

Matematik-2 31 10 21 4,75 15 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 12 21 6,75 17 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 7 5 5,75 44 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 0 11 -2,75 -21 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 8 21 2,75 7 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 73 71 55,25 20 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDc*CbbdcdcaacBbDabBBcbaadbCbEE  E     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri accd        bCEEEEAbcDe Cdcdcdcebcabc c 

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,930 205,460 144 186 440 6502 77090

SAY 257,535 260,040 130 166 338 4577 53595

EA 209,995 225,850 144 186 431 6387 73574

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 31 11 9 8,75 28 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 11 9 8,75 22 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 4 5 2,75 20 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 14 16 10,00 25 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 99 51 86,25 31 114,74 116,81 94,29

Matematik BdDcEd CAb  Ebbc DBbBB D  c             

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CcAccc bB D   EcaEA A b CCec cBbbcaCE Dd

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN COŞANDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 241,233 205,460 15 21 78 1556 18526

SAY 202,758 260,040 165 211 514 7737 88170

EA 223,115 225,850 131 170 379 5309 61802

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 17 13,75 34 2,72 3,05 5,23

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 0,09 0,11 0,41

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 0,12 0,14 0,69

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,20

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,04 0,05 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,06 0,07 0,40

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 4 9,00 23 0,36 0,41 1,87

Matematik-2 31 6 8 4,00 13 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 6 9 3,75 9 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 94 55 80,25 29 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 DCdecEEBEeB aBCaeDAb a DeebE cDdeE EDBad

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Sosyal-2    E c   C EEaECE AeE             a  D        

Cevap Anahtarı B ACDEBBDDBCAEECECEBABEEEDAACDEECBDBBDCDEABACDBE

Matematik aB  a  D Cd  Da bD b      ec  D     b   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 3 1 1 33
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 2 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,780 205,460 103 137 330 5020 60237

SAY 258,298 260,040 127 163 334 4537 53257

EA 209,395 225,850 145 187 436 6429 74124

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 31 6 9 3,75 12 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 1 0,75 8 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 7 10 4,50 11 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 3 7 1,25 9 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 14 14 10,50 26 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 103 37 93,75 33 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDc d CAD  db   a  ca b a     d  E     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri Cccb cDdB e c EEcEAdAc  CC b e  CEdCa  C

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,808 205,460 91 124 303 4692 57476

SAY 291,693 260,040 106 137 258 3306 39772

EA 231,638 225,850 121 156 339 4621 54396

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59

TYT Fen 20 12 2 11,50 58

Matematik-2 31 12 4 11,00 35 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 2 4,50 50 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 17 6 15,50 39 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 7 3 6,25 45 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 2 0 2,00 15 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 15 6 13,50 34 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 116 27 109,25 39 114,74 116,81 94,29

Matematik BaDcEC C D  Eb  ADB   A   Eb   EB cD dCC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C b BBDd c EECE    E       Ec BAe  CaED 

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,975 205,460 28 46 130 2258 26735

SAY 415,348 260,040 11 26 32 278 3576

EA 313,265 225,850 11 17 28 474 4787

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 39 0 39,00 98 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 173 17 168,75 60 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEA C

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBabBAD dEEECEEAEEDeEA eECeBEeECeCECECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,258 205,460 76 105 251 3937 48556

SAY 322,455 260,040 82 108 191 2276 28950

EA 253,598 225,850 79 109 223 2996 36442

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 19 10 16,50 53 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 3 2,25 25 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 22 13 18,75 47 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 7 5 5,75 41 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 137 47 125,25 45 114,74 116,81 94,29

Matematik eBEDddEDAaEAab EADBcdBACDEeEb DbAa  EdC 

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AC ceBADDaEc dEEAEEDeEbCcc BBEDECbbcCaCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,348 205,460 104 138 335 5065 60765

SAY 324,578 260,040 80 106 187 2216 28261

EA 233,268 225,850 118 151 329 4479 52991

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 31 14 6 12,50 40 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 6 2 5,50 61 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 20 8 18,00 45 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 11 1 10,75 77 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 132 39 122,25 44 114,74 116,81 94,29

Matematik BBD  C abDa Ea BADBdBcA   EA   EBAEcBe C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBbABB ABEDE CEEEEAdAea CCbcDeBAbECCEE C

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,628 205,460 98 132 319 4927 59108

SAY 341,513 260,040 55 79 143 1735 22761

EA 246,403 225,850 93 124 258 3498 42113

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 31 18 5 16,75 54 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 0 5,00 56 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 23 5 21,75 54 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 10 2 9,50 68 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 29 4 28,00 70 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 136 28 129,00 46 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDcdCca D AEbE  DBABBAD  EAC  E AE B  C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CaAb BDABED ECEEEEAd DCECC cDB A ECCE DC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,080 205,460 41 64 172 2739 32650

SAY 402,745 260,040 18 35 49 446 5875

EA 295,345 225,850 25 45 74 976 10838

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 27 1 26,75 86 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 36 1 35,75 89 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 166 23 160,25 57 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEDAdE CDBEADBABBACDEAEC  EABBDEACC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACaB BdDDBEEbCEEAEEDedACAECeaE ECcCECECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,248 205,460 80 111 271 4169 51196

SAY 328,398 260,040 75 101 176 2106 26945

EA 242,493 225,850 99 132 277 3772 45267

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55

TYT Fen 20 9 2 8,50 43

Matematik-2 31 14 3 13,25 43 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 1 0,75 8 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 15 4 14,00 35 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 31 8 29,00 73 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 132 19 127,25 45 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDC EDAdE  D   D A  d  EbE   a    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACacbBADDBEEECdEAEEDCcACA CBBEDECbaECdCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,751 205,460 10 15 50 1101 13052

SAY 235,235 260,040 142 182 390 5628 65143

EA 270,511 225,850 52 77 150 2037 24622

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 11 2 10,50 58 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 10 19,50 49 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 6 3 5,25 17 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 7 3 6,25 16 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 108 31 100,32 36 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 CADeCEBEB EACDBDaD   D baEeBDc DdEbaa D 

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BB   C a D       Da c     E       E     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,923 205,460 22 31 95 1759 20863

SAY 193,248 260,040 170 219 553 8760 97279

EA 240,970 225,850 104 137 289 3889 46516

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 11 2 10,50 58 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 6 22,50 56 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 3 4 2,00 6 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 3 4 2,00 5 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 81 25 74,75 27 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 DdACcEEBEAd aBCE D  EC DcD E  D CECaDBB 

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Matematik BB Db d  b     a                        

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 192,908 205,460 139 181 421 6059 71788

SAY 252,678 260,040 134 170 349 4799 55930

EA 210,648 225,850 143 185 428 6321 72953

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Matematik-2 31 8 2 7,50 24 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 9 2 8,50 21 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 2 5,50 42 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 12 12 9,00 23 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 96 29 88,75 32 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDE   C ce EDE                E        

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C  c   edcad  EE EAdb   CC E eB CcbCa  C

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 247,454 205,460 11 16 62 1333 15963

SAY 233,000 260,040 143 185 399 5748 66437

EA 261,554 225,850 63 91 183 2502 30564

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 6 16,50 41 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 7 6 5,50 18 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 8 6 6,50 16 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 4 9 1,75 4 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 109 39 99,32 35 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 C DBCEa a EAC cD  cA D  eE  D  DC Ca  DB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BBDcdC C      ccA aA       b   E        

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri    ed a     b              b Be dE C dbC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,865 205,460 106 140 338 5107 61340

SAY 301,975 260,040 95 124 234 2938 36007

EA 234,850 225,850 114 147 320 4363 51616

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51

TYT Fen 20 14 2 13,50 68

Matematik-2 31 14 3 13,25 43 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 17 3 16,25 41 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 18 13 14,75 37 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 116 29 108,75 39 114,74 116,81 94,29

Matematik BBa EC C c  EDEB DdABBA        E  ED    

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CaAbBB AeEeE CdE cAdA abCCA cBc bcCC   C

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,085 205,460 84 116 281 4333 52765

SAY 335,213 260,040 67 91 159 1911 24770

EA 260,055 225,850 66 94 187 2587 31592

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 31 22 8 20,00 65 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 0 5,00 56 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 27 8 25,00 63 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 6 6 4,50 32 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 23 14 19,50 49 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 139 45 127,75 46 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEEdeCAcCAEDEBADBcBBAbaEEdC aE AED   C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri a AdeB bBEDcbCEEEEAdbDaECCbcD eAaECCEdDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,140 205,460 88 120 289 4449 54005

SAY 336,220 260,040 64 88 156 1885 24448

EA 256,290 225,850 75 104 208 2827 34396

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 20 4 19,00 61 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 0 5,00 56 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 25 4 24,00 60 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 2 8,50 61 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 7 5 5,75 44 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 140 31 132,25 47 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEEC CADCbEDEBADa BBc C Eb   E AEDB   

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C AAcBbAB DE CEEEEAdAedbCb EDBBACECCbEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,823 205,460 63 90 224 3508 42570

SAY 372,025 260,040 31 52 85 992 13338

EA 274,993 225,850 47 71 132 1812 21728

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 31 23 2 22,50 73 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 1 2,75 31 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 26 3 25,25 63 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 1 7,75 60 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 29 3 28,25 71 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 148 20 143,00 51 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEECACADC EDEBbDaABBA C EA   E  EcB   

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEECEEEEAbA C C  ED B CEC c Dd

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,388 205,460 27 41 115 1940 23118

SAY 438,445 260,040 5 7 8 60 892

EA 317,828 225,850 9 14 23 394 3837

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 2 36,50 91

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 7 0 7,00 78 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 38 0 38,00 95 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 184 12 181,00 65 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDB  C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEECEEEEAdADCECCAEDBBACECCEEDb

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,568 205,460 44 68 179 2878 34370

SAY 410,120 260,040 15 32 40 343 4454

EA 291,698 225,850 28 49 85 1094 12506

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 27 4 26,00 84 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 35 5 33,75 84 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 173 26 166,50 59 114,74 116,81 94,29

Matematik cBEDCedDACEACDBEADBABBACDEAECaDEAdBDEACC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBABADDBEEaCEEAEEDCdACAECBBEDECACECECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ADIYAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 242,606 205,460 14 19 73 1499 17863

SAY 306,880 260,040 90 118 221 2768 34305

EA 309,341 225,850 13 21 38 564 5827

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 8 10 5,50 31 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 20 15,00 38 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 25 2 24,50 79 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 33 2 32,50 81 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 132 40 122,07 44 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 adACcEEBEbaeDBaEcDebbaBeeDeEAaDdecCEDBdA

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Matematik BBEDCAEDACEbCcBEADBABBAC  AEC  EABBDE CC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
ROMAN 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,160 205,460 24 38 111 1909 22669

SAY 416,703 260,040 10 22 28 259 3357

EA 305,425 225,850 16 28 48 665 7018

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 27 3 26,25 85 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 35 4 34,00 85 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 178 21 172,75 62 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAdbACEACDBEADBABBAdDEAEC DEABBDEdCC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBcBdbDBEEECEbAEEDCEACAECBeEeECACECECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KASİMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,635 205,460 26 40 113 1930 22975

SAY 413,420 260,040 13 30 36 304 3891

EA 301,405 225,850 20 34 55 767 8401

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 31 26 4 25,00 81 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 34 4 33,00 83 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 35 4 34,00 85 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 177 17 172,75 62 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEEdACADCAE EcADBABBeDCEEACDaEBAEDB CC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEECdEEaAd DCECCAEDBBbCECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,673 205,460 147 190 445 6648 78953

SAY 303,360 260,040 94 123 232 2901 35548

EA 224,673 225,850 129 167 374 5157 60433

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 12 24,00 60

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 17 10 14,50 47 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 25 11 22,25 56 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 8 3 7,25 52 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 21 15 17,25 43 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 119 53 105,75 38 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDedcDACE CDcEADBAaBdababE   EABBbEACC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBaABbDDB   bdcAEEDabbCe CBacDcCdbdCECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ÇÖLLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,938 205,460 29 47 131 2262 26774

SAY 431,218 260,040 6 11 14 115 1536

EA 313,228 225,850 12 18 29 477 4801

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 1 37,75 94

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 40 0 40,00 100 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 182 16 178,00 64 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEbCdEEEAEADeECCAEDBBACECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,338 205,460 68 97 234 3655 44556

SAY 374,390 260,040 30 51 84 945 12682

EA 276,933 225,850 44 68 123 1713 20512

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70

TYT Fen 20 17 1 16,75 84

Matematik-2 31 24 1 23,75 77 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 7 0 7,00 78 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 31 1 30,75 77 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 10 2 9,50 68 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 22 8 20,00 50 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 145 24 139,00 50 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEECbCADC EDE ADBABB  C EACD E AEDBA C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CaAbBBDABEDE  EE EAbAD  CCAceB  bEaC   e

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 177,315 205,460 164 208 516 8436 95561

SAY 223,890 260,040 150 194 429 6284 72189

EA 195,210 225,850 158 203 506 7514 86502

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

TYT Fen 20 8 8 6,00 30

Matematik-2 31 9 5 7,75 25 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 2 0,50 6 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 10 7 8,25 21 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 2 5 0,75 5 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 2 6 0,50 4 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 8 16 4,00 10 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 82 48 70,00 25 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDE e   D      dDadBB    Ee   ad E     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri Cadc   Ac  c  dd a E a  aCecDBe dc Ca  C

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,263 205,460 55 82 207 3277 39509

SAY 343,850 260,040 53 77 137 1668 21967

EA 258,063 225,850 71 100 200 2718 33072

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 32 7 30,25 76

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 17 6 15,50 50 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 6 0 6,00 67 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 23 6 21,50 54 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 24 11 21,25 53 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 144 38 134,50 48 114,74 116,81 94,29

Matematik BBD E  aAcC EbEebDdABBA CEEA   E AEDBA  

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri Cabd B ABEDEbCEEEEAdADCd eAEeBe CcaCE DC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,005 205,460 170 215 539 8839 100014

SAY 201,383 260,040 167 213 522 7876 89461

EA 183,105 225,850 169 216 551 8393 96480

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31

TYT Fen 20 8 7 6,25 31

Matematik-2 31 7 8 5,00 16 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 7 8 5,00 13 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 1 7 -0,75 -6 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 3 22 -2,50 -6 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 70 54 56,50 20 114,74 116,81 94,29

Matematik aBb C  cA E  D  dDdd  A   ed            

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri cb cdad bab  Ca  E ae  be acBa ca dc c  

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EBRAR SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,508 205,460 167 212 532 8701 98540

SAY 205,705 260,040 163 209 499 7488 85507

EA 179,793 225,850 171 219 560 8599 99070

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 6 26,50 66

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 31 5 7 3,25 10 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 5 8 3,00 8 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 2 7 0,25 2 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 1 1 0,75 6 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 5 15 1,25 3 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 70 42 59,50 21 114,74 116,81 94,29

Matematik BBcc e dADd E a    b              b     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C cda  Aa a ddEc           cD e bc ba aC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLANDC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,688 205,460 64 91 225 3521 42740

SAY 340,148 260,040 58 82 147 1781 23216

EA 269,993 225,850 53 78 152 2067 24976

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Matematik-2 31 22 5 20,75 67 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 4 1 3,75 42 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 26 6 24,50 61 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 5 4 4,00 31 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 20 13 16,75 42 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 139 33 130,75 47 114,74 116,81 94,29

Matematik eBbDCdEDACE CcBEADBABBACDEbE   aA BDE   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBcbBADDB EbbdEAE  CbcC  aBeE cCbdECaC 

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDIN 61   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 228,575 260,040 147 189 414 6009 69154

EA 205,306 225,850 149 191 454 6750 77706

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 5 4 4,00 13 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 5 4 4,00 10 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 1 2 0,50 4 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 6 16 2,00 5 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 90 38 80,57 29 114,74 116,81 94,29

Matematik Be  C     E     c Bc B    b             

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri bC  bdb cdb      E      e aa bDEd bdCbaD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 394,365 205,460 1 1 2 16 123

SAY 206,170 260,040 162 208 497 7451 85095

EA 283,195 225,850 35 59 107 1436 16913

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7

TYT Fen 20 13 2 12,50 63

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 5 31,75 79 2,72 3,05 5,23

Tarih-2 11 11 0 11,00 100 0,09 0,11 0,41

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 0,12 0,14 0,69

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,04 0,04 0,20

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,04 0,05 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 0,06 0,07 0,40

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 37 2 36,50 91 0,36 0,41 1,87

Toplam: 280 138 18 133,50 48 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 DCAaeEEBEbB DBCEeDAAEC DBDCEABDACECEDBaA

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Sosyal-2 ACDEBBDDBCAEECEeEBABEEEDAACeEEC DBBDCDEA      

Cevap Anahtarı B ACDEBBDDBCAEECECEBABEEEDAACDEECBDBBDCDEABACDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
MİLLİ MÜCADELE 3 3 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 2 2 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,210 205,460 21 29 91 1744 20636

SAY 443,935 260,040 1 2 3 28 519

EA 318,305 225,850 8 12 21 383 3731

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 39 1 38,75 97 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 39 1 38,75 97 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 189 11 186,25 67 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEcACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAdCBBEDECACECECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,798 205,460 107 141 340 5112 61399

SAY 180,750 260,040 175 225 617 9596 106757

EA 204,948 225,850 150 192 456 6783 78044

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 10 17,50 44

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 17 14,75 37 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 4 6 2,50 8 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 4 7 2,25 6 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 67 44 56,00 20 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 DabacEEBEeaeDaCEDDbA b  BDeE eDbCcbEDBad

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Matematik B   d    a AC    Dabc     b    d        

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,573 205,460 86 118 283 4396 53441

SAY 278,153 260,040 114 148 283 3752 44731

EA 227,543 225,850 124 161 356 4923 57884

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 31 11 10 8,50 27 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 11 11 8,25 21 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 7 5 5,75 41 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 5 7 3,25 25 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 17 16 13,00 33 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 117 53 103,75 37 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEdCdabcb ED  A dABBd  a b   d        

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBb BB daEcEaCEEaEAde dbCbebD e CEaC  eC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM TEZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,868 205,460 30 48 133 2271 26840

SAY 429,270 260,040 7 13 16 130 1734

EA 306,198 225,850 15 26 46 646 6775

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 7 2 6,50 72 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 36 4 35,00 88 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 39 1 38,75 97 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 180 19 175,25 63 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEDACEACDBEADBABBACbaAECEDEAdBDEACb

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEeECACECECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,188 205,460 111 145 354 5291 63450

SAY 296,858 260,040 102 132 247 3130 37878

EA 231,028 225,850 122 157 344 4660 54865

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 31 14 6 12,50 40 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 16 7 14,25 36 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 6 5 4,75 34 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 2 7,50 58 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 24 8 22,00 55 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 123 42 112,50 40 114,74 116,81 94,29

Matematik BB DC dDACEA  B  DBAaddC  bc   E    Ed  

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri cC Bedd DBd ECEEAEE abAC  CBBE EC CECbCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,608 205,460 141 183 433 6331 74859

SAY 301,275 260,040 98 127 238 2969 36236

EA 237,448 225,850 111 144 309 4184 49490

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 19 4 18,00 58 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 19 5 17,75 44 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 8 6 6,50 46 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 27 13 23,75 59 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 119 34 110,50 39 114,74 116,81 94,29

Matematik BB DC EDACd CD EADBcBB  bdAEC  d        

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri eCaBbdADDBEEbdEEccEDaEbCAcCBBEDEbAaECECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,825 205,460 156 200 489 7443 86710

SAY 216,360 260,040 154 199 461 6738 77187

EA 183,885 225,850 168 215 550 8350 95875

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31

TYT Fen 20 10 2 9,50 48

Matematik-2 31 3 4 2,00 6 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 5 5 3,75 9 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 1 2 0,50 4 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 2 4 1,00 8 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 8 9 5,75 14 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 80 36 71,00 25 114,74 116,81 94,29

Matematik BBc e     d          c    A    d    EA  

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri  b  A   a     EE c     be bBab E  b C CD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,690 205,460 51 78 200 3140 37694

SAY 353,983 260,040 43 65 112 1401 18767

EA 280,390 225,850 37 61 112 1564 18498

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 31 24 4 23,00 74 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 7 0 7,00 78 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 31 4 30,00 75 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 5 6 3,50 25 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 20 15 16,25 41 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 149 39 139,25 50 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEdCACdDCAED BcDBABBAD EEAC cEB ED ACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C cb B dBEDbcdEccEAbcDbECCAbD BAbE CaEDb

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 297,600 260,040 100 130 243 3107 37610

EA 237,971 225,850 107 140 302 4142 49034

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 17 5 15,75 51 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 19 6 17,50 44 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 7 6 5,50 39 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 18 19 13,25 33 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 116 43 105,32 38 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDC  DAdEcCbB ADBA  A  EccC  E d  E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri bCBBbBADDa aabEcAE  bcbCeECeecDEeAdcabCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,798 205,460 34 55 149 2438 28895

SAY 390,900 260,040 24 44 65 650 8457

EA 279,048 225,850 41 65 116 1619 19254

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 0 38,00 95

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77

TYT Fen 20 14 1 13,75 69

Matematik-2 31 20 2 19,50 63 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 7 1 6,75 75 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 27 3 26,25 66 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 36 3 35,25 88 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 164 10 161,50 58 114,74 116,81 94,29

Matematik BBD EC bADC EDEBADBA cA   EAC  E AEDBcCC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDbECEEEEAdADaECCAEDBBACECCE DC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,650 205,460 137 178 407 5863 69529

SAY 165,535 260,040 177 227 638 10111 113929

EA 193,043 225,850 159 204 512 7690 88318

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 14 19,50 49

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 16 17,00 43 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 1 2 0,50 2 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 1 2 0,50 1 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 1 0 1,00 7 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 3 0 3,00 8 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 60 44 49,00 18 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 CdceCEdEBdEcCaBDaDcA eECbE Bbd beECEcADB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik aB   e                                  

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri           D                           DC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY İNAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,525 205,460 146 189 443 6536 77519

SAY 155,125 260,040 179 230 652 10324 116870

EA 187,380 225,850 163 209 531 8088 92978

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 14 11,50 29

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 2,72 3,05 5,23

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,09 0,11 0,41

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,12 0,14 0,69

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,20

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,04 0,05 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,06 0,07 0,40

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 0 2,00 5 0,36 0,41 1,87

Matematik-2 31 3 0 3,00 10 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 3 0 3,00 8 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 47 32 39,00 14 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 b DdaEdEB EcCbBD DA dDEa c BD a  ECEB DB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Sosyal-2 D               E                             

Cevap Anahtarı A DEBACDBBDCAEECECEBEBAEEDADEACDBECBCDBDEABABECD

Matematik BB E                                    

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 3 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 2 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 19   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 369,010 260,040 35 56 91 1060 14239

EA 258,126 225,850 69 98 198 2713 33030

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 24 4 23,00 74 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 32 4 31,00 78 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 146 27 139,32 50 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEcCAEDACEbCDBEADBABBAd  AECa EABBDEAC 

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBeBAbDBEEECdEAEEDaEACAECBBEDECAaECECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,245 205,460 109 143 346 5179 62141

SAY 320,745 260,040 83 109 195 2330 29553

EA 241,160 225,850 102 135 286 3869 46364

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 4 32,00 80

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 31 17 5 15,75 51 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 0 5,00 56 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 22 5 20,75 52 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 6 7 4,25 30 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 21 14 17,50 44 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 125 38 115,50 41 114,74 116,81 94,29

Matematik BB DCcED CEb Da ADdb BA   AEC DEA  DE C 

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri bC BAedacBEccC EAEEDCb CAECeBEDcC ddCae 

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEJA NAZO ÇAKIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 261,214 205,460 8 13 44 988 11752

SAY 230,640 260,040 145 187 404 5879 67833

EA 273,019 225,850 50 74 141 1911 22962

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 21,00 53 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 6 6 4,50 15 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 6 6 4,50 11 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 109 36 100,07 36 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 DCACcd aEcBdDaCEDDAbEd DBbCE cDcCEbEDBB 

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Matematik BB e   c a   cB ADBd         c          

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,678 205,460 33 54 144 2368 27959

SAY 388,828 260,040 25 45 67 681 8967

EA 309,138 225,850 14 22 39 570 5883

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 31 30 0 30,00 97 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 7 1 6,75 75 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 37 1 36,75 92 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 5 6 3,50 25 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 19 12 16,00 40 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 160 27 153,25 55 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAEC DEAdBDE CC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AC  AedDaacd CEEAEEc EAC  Ce  eEa dbCECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,248 205,460 113 148 364 5499 66044

SAY 282,363 260,040 112 146 278 3616 43200

EA 226,248 225,850 126 164 367 5035 59016

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 31 12 2 11,50 37 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 15 2 14,50 36 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 3 3 2,25 16 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 1 5,75 44 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 15 9 12,75 32 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 109 28 102,00 36 114,74 116,81 94,29

Matematik dBEDC  c CE  DB  DB  BA        EA   E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri  C  b A Da  b EEAE   d C  CBec Ee CbCdCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,240 205,460 74 103 248 3841 47298

SAY 325,368 260,040 79 105 184 2196 27995

EA 249,755 225,850 87 118 241 3273 39459

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 16 5 14,75 48 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 1 4,75 53 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 21 6 19,50 49 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 24 11 21,25 53 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 136 34 127,50 46 114,74 116,81 94,29

Matematik BBcEEC aAD  EcE ADB cBA   EbC  Ea ED A C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CaAbaB ABEDEbdEc EAb Da CCAE BBbCcCCEEDd

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ERBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 275,709 205,460 5 8 30 674 8138

SAY 221,475 260,040 151 195 441 6427 73709

EA 233,101 225,850 120 153 332 4491 53137

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 19 11,25 28 2,72 3,05 5,23

Tarih-2 11 1 6 -0,50 -5 0,09 0,11 0,41

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 0,12 0,14 0,69

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,04 0,04 0,20

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,04 0,05 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,06 0,07 0,40

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 17 14,75 37 0,36 0,41 1,87

Matematik-2 31 2 3 1,25 4 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 2 3 1,25 3 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 116 57 101,82 36 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 DCAbBcEaEba addE DAA a DeeaE dDbbEbEaBed

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Sosyal-2 beDd cc   dEEddCEeAcEEcDAAbbEEdaaBBDCDaA      

Cevap Anahtarı B ACDEBBDDBCAEECECEBABEEEDAACDEECBDBBDCDEABACDBE

Matematik BB        c     d a                     

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 3 0 2 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 2 2 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZGÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,475 205,460 65 92 227 3547 43037

SAY 339,313 260,040 60 84 149 1805 23489

EA 264,210 225,850 60 88 178 2361 28710

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 20 5 18,75 60 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 4 1 3,75 42 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 24 6 22,50 56 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 11 2 10,50 75 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 5 7 3,25 25 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 141 41 130,75 47 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDbcC CADC EDE ADBceBADCaEA   dBAE B   

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CaAcBBDABEDE CdEEaAbcceECb cD aA ECC  De

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÖNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,458 205,460 72 101 246 3814 46971

SAY 199,330 260,040 168 214 531 8120 91490

EA 217,375 225,850 134 174 398 5761 66887

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 8 26,00 65

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 16 13,00 33 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 6 12 3,00 10 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 6 13 2,75 7 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 81 48 69,00 25 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 DaACBdEBEeadDBCa DAb b c DeE  ebd CacBdA

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Matematik BB eb ac d  Ce  dDcbc A b  c E a        

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KESİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 243,610 260,040 138 177 368 5232 60625

EA 216,426 225,850 135 175 402 5840 67746

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 8 0 8,00 26 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 8 0 8,00 20 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 0 0 0,00 0 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 88 18 83,57 30 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEE  CA         B                     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri                         C               

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,408 205,460 75 104 250 3922 48363

SAY 328,758 260,040 74 100 175 2097 26822

EA 246,113 225,850 95 126 261 3522 42352

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 3 35,25 88

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 31 15 5 13,75 44 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 2 0,50 6 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 16 7 14,25 36 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 30 6 28,50 71 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 135 25 128,75 46 114,74 116,81 94,29

Matematik BBD  C CAcabED cbDBA BA   EA   d  E    e

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAbddDABdDE CEE EAEdDCECCAEDB ACECCa DC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,895 205,460 42 65 173 2755 32854

SAY 350,883 260,040 47 69 121 1480 19779

EA 280,565 225,850 36 60 111 1554 18407

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 23 6 21,50 69 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 4 2 3,50 39 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 27 8 25,00 63 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 5 7 3,25 25 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 23 16 19,00 48 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 150 38 140,50 50 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEbACEbCbBEADBbBBAd aAEC DEA BDb  d

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBcABADDaEEabdEAEEbed eAbbBBEcECdddCaCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,318 205,460 40 61 161 2635 31287

SAY 404,275 260,040 17 34 47 424 5566

EA 288,293 225,850 31 53 93 1225 14164

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 31 25 5 23,75 77 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 6 3 5,25 58 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 31 8 29,00 73 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 169 29 161,75 58 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEECACAc AEDEBADBbBBAcCEEACbaEdAcDBAdC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEbCEEEEAEADCECCAEDBBcCcCCdEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN KUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 317,545 260,040 85 111 199 2440 30655

EA 240,751 225,850 105 138 293 3906 46705

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 18 5 16,75 54 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 4 0 4,00 44 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 22 5 20,75 52 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 7 4 6,00 43 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 0 8,00 62 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 23 5 21,75 54 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 124 28 117,07 42 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDC EDAC b DBEADaAdBcC     cDE  BDE   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBbe Dac E CEEAEED E    CeBEDE  C CEC 

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN TAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,920 205,460 157 201 495 7555 87865

SAY 277,588 260,040 115 149 285 3774 44977

EA 225,345 225,850 127 165 371 5095 59799

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 31 18 3 17,25 56 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 20 3 19,25 48 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 2 5 0,75 5 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 7 1 6,75 52 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 10 9 7,75 19 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 96 33 87,75 31 114,74 116,81 94,29

Matematik BBcEcC bAD  EDEBADBABB    EA      ED    

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C dce   a   cCEE EA  Db CC d     cb    C

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,575 205,460 47 72 187 2971 35540

SAY 375,018 260,040 29 50 81 925 12501

EA 293,455 225,850 26 46 79 1037 11669

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 31 27 0 27,00 87 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 1 4,75 53 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 32 1 31,75 79 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 3 1 2,75 20 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 24 5 22,75 57 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 154 20 149,00 53 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEECACADC EDEBADBABBA CEEA D b AEDB  C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C        EaE  EEEEAbADCECCAEa BAbECCEaDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GENCO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,198 205,460 166 210 522 8534 96766

SAY 219,208 260,040 152 197 450 6566 75273

EA 185,018 225,850 167 213 545 8256 94898

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,25 68

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Matematik-2 31 6 6 4,50 15 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 8 6 6,50 16 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 4 4 3,00 21 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 9 16 5,00 13 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 80 47 68,25 24 114,74 116,81 94,29

Matematik BB Dd    C    B  cac Bc   b    E    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AC BbBd ea    bb       be  acEDcacddCcCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,153 205,460 93 126 312 4872 58402

SAY 333,213 260,040 71 97 165 1977 25397

EA 269,188 225,850 55 81 157 2107 25480

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 31 26 5 24,75 80 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 6 1 5,75 64 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 32 6 30,50 76 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 6 7 4,25 30 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 4 0 4,00 31 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 17 12 14,00 35 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 134 39 124,25 44 114,74 116,81 94,29

Matematik BBcEECcCADCbEDdBADBABBADCEEbCDEE dEDBAC 

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri aBbA BDAdbaEcb E E      CC EDddc ECCEdeC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,005 205,460 78 109 260 4096 50219

SAY 340,990 260,040 56 80 145 1753 22928

EA 250,915 225,850 83 114 235 3191 38520

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 31 17 4 16,00 52 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 19 4 18,00 45 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 10 2 9,50 68 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 31 6 29,50 74 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 139 27 132,25 47 114,74 116,81 94,29

Matematik BBE e EDACE  D E DBcaB C EAE a E    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBB BADDcbEE bcAEEDCEACAECBBEDcCAb CECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIYMET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 266,426 205,460 7 11 36 857 10343

SAY 243,015 260,040 139 178 370 5260 60947

EA 283,304 225,850 34 58 106 1428 16843

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 13 22,75 57 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 8 7 6,25 20 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 11 7 9,25 23 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 116 38 106,57 38 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 CADBCEaEadEACaBDEDAA DdCeEbeDbdDCECEabaB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BBDEbCACbc      d ddeB         E  ED    

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖ * * 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,045 205,460 148 191 447 6714 79708

SAY 171,538 260,040 176 226 629 9955 111571

EA 185,160 225,850 166 212 543 8239 94778

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 19,25 48

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 7 12 4,00 10

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 6 11 3,25 18 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 22 11,50 29 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 2 6 0,50 2 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 2 6 0,50 1 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 62 57 47,75 17 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 CbDBaE deaEcCDaDccdbBbEbbEABDcdeCbebadDB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BB   b       b     bc ce                

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
ROMAN 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,673 205,460 25 39 112 1928 22949

SAY 400,025 260,040 21 38 52 486 6441

EA 298,663 225,850 22 40 64 866 9514

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 2 36,50 91

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 25 4 24,00 77 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 6 0 6,00 67 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 31 4 30,00 75 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 11 2 10,50 75 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 33 4 32,00 80 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 172 17 167,75 60 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEdCeCAcCbEDEBADBABB DCEEACD E AE BA C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAbBBDABEDE bEEEEAE De CCAEDBBACECCEdDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ZEYNEP KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,643 205,460 158 202 496 7576 88192

SAY 213,375 260,040 158 203 475 6944 79320

EA 186,833 225,850 165 211 536 8123 93482

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39

TYT Fen 20 10 3 9,25 46

Matematik-2 31 4 2 3,50 11 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 4 2 3,50 9 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 1 0 1,00 7 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 70 20 65,00 23 114,74 116,81 94,29

Matematik BB Db  c C                              

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri  C                                      

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS İREM BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,113 205,460 61 88 222 3485 42224

SAY 337,663 260,040 61 85 152 1837 24014

EA 255,843 225,850 76 106 211 2853 34721

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 31 17 6 15,50 50 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 19 6 17,50 44 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 2 8,50 61 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 26 7 24,25 61 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 139 29 131,75 47 114,74 116,81 94,29

Matematik BBbeCAEcACE CD  AD b BAa EeEC  E    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AdB  BA DBEEaCEEAE D b CAECBaEDcbAd CECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,188 205,460 169 214 537 8825 99844

SAY 215,108 260,040 157 202 467 6835 78082

EA 188,153 225,850 162 208 526 8023 92342

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,25 58

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 31 8 5 6,75 22 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 8 6 6,50 16 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 9 11 6,25 16 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 77 41 66,75 24 114,74 116,81 94,29

Matematik BdDc  bC cC E   AD c      E        c    

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri ec e          EcEE ce   d  EcBB  cCaa DC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ KAYRALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,565 205,460 160 204 500 7775 90124

SAY 266,253 260,040 122 158 315 4215 49626

EA 203,785 225,850 151 194 463 6877 79090

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 31 11 4 10,00 32 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 13 4 12,00 30 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 8 2 7,50 54 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 5 5 3,75 29 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 15 13 11,75 29 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 93 39 83,25 30 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDc b  AD  a   ADdA B    EA   E  E     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAeB  AB DEb Ec cAa  adCCAEcB  bcbd   e

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,895 205,460 38 59 159 2586 30707

SAY 399,308 260,040 22 39 53 501 6597

EA 288,890 225,850 30 52 91 1200 13886

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 3 35,25 88

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 25 5 23,75 77 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 33 6 31,50 79 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 167 29 159,75 57 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEcCACAcCAEDEBADBABBAaCEcAC aEBAEDBAaC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEECEEEcAdADadCCAEeBBcaECCbEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 278,700 260,040 113 147 282 3736 44512

EA 227,546 225,850 123 160 355 4921 57881

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 14 8 12,00 39 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 16 9 13,75 34 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 6 7 4,25 30 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 5 7 3,25 25 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 15 21 9,75 24 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 110 48 98,07 35 114,74 116,81 94,29

Matematik BBcDe cDddE  DaE DBbcBA   AEC  E d  E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri bCacbaADDBE cda AEEeeddCeEeeBb ca bdCbCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,588 205,460 54 81 204 3245 39097

SAY 348,383 260,040 48 70 127 1548 20611

EA 279,238 225,850 40 64 115 1610 19154

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 24 4 23,00 74 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 32 4 31,00 78 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 5 6 3,50 25 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 17 16 13,00 33 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 146 41 135,75 48 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEECdCADCbEDcBADBABBeDC EAC  EBAEDB CC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri bBAbeBab  DE ddaaEAbADedCC c  B bEeCaEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA UTKU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,520 205,460 87 119 284 4407 53527

SAY 335,578 260,040 65 89 157 1903 24648

EA 258,080 225,850 70 99 199 2715 33062

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 21 6 19,50 63 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 2 1,50 17 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 23 8 21,00 53 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 29 9 26,75 67 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 139 34 130,50 47 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEbCbCAD AEDEBADBAcBAaCaEb   b  EeB   

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CaAe c ABEDEECEEEEAbADaaCCeEDBBACECCEbDb

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,483 205,460 108 142 343 5147 61816

SAY 351,435 260,040 46 68 120 1469 19616

EA 259,468 225,850 68 96 190 2620 32006

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 6 27,50 69

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 31 23 3 22,25 72 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 6 1 5,75 64 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 29 4 28,00 70 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 25 11 22,25 56 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 137 38 127,50 46 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEEC CADCbEDE ADBb BADC EbCD E AEDaA C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CaAbdcDABEDE CEEEEA cDaECCAE BecdECCE ae

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,065 205,460 159 203 498 7644 89248

SAY 252,203 260,040 135 171 350 4822 56188

EA 199,440 225,850 154 198 483 7214 82887

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 3 28,25 71

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27

TYT Fen 20 12 1 11,75 59

Matematik-2 31 9 3 8,25 27 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 12 3 11,25 28 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 6 0 6,00 43 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 2 3 1,25 10 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 0 4,00 31 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 12 3 11,25 28 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 86 14 82,50 29 114,74 116,81 94,29

Matematik BB  C Eb CE  c  A BA      e    EA   E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri A BB  AD B    Ec     d  c C B  E    C  D

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,110 205,460 94 127 313 4880 58455

SAY 307,773 260,040 89 117 218 2740 34016

EA 242,040 225,850 100 133 280 3806 45640

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 31 16 4 15,00 48 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 17 4 16,00 40 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 6 5 4,75 34 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 0 8,00 62 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 24 8 22,00 55 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 125 29 117,75 42 114,74 116,81 94,29

Matematik BBcDe ED CE bDB ADBA Bc   AE        E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri  C Bbee DBEdcCEEAE D E C  CeeEDECACECaCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,073 205,460 95 128 314 4882 58498

SAY 348,095 260,040 49 71 128 1556 20686

EA 250,333 225,850 85 116 239 3232 38992

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 20 8 18,00 58 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 4 0 4,00 44 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 24 8 22,00 55 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 12 1 11,75 84 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 31 7 29,25 73 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 140 37 130,75 47 114,74 116,81 94,29

Matematik aBEDCAEDAbEACD EcDBc BAdDEeaCa E  B E C 

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AC BABADDBEEbCEEAEEDabACAEeBBEDECcb CEaD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,653 205,460 172 221 578 9202 104408

SAY 202,685 260,040 166 212 516 7753 88245

EA 176,518 225,850 173 221 576 8830 101531

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 9 11 6,25 16

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 31 7 11 4,25 14 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 8 11 5,25 13 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 3 5 1,75 13 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 7 19 2,25 6 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 74 65 57,75 21 114,74 116,81 94,29

Matematik BBce  Ec bc  e  AccAa c   dE E E        

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri cbc bee     c b bE  eE Ce dcdE cbAb aEeD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,345 205,460 152 196 456 6938 81931

SAY 253,660 260,040 133 169 348 4761 55472

EA 218,115 225,850 132 172 395 5707 66254

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 31 14 4 13,00 42 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 16 5 14,75 37 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 5 5 3,75 27 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 9 16 5,00 13 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 96 46 84,50 30 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDE CA A   ED a DccB eD     DEE  E  d  

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CaAbB DdaE  c dc   d   c  dEced aE CEc e

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,830 205,460 136 176 405 5805 69280

SAY 263,898 260,040 124 160 322 4307 50666

EA 217,495 225,850 133 173 397 5749 66780

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 20 9 17,75 44

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 31 11 7 9,25 30 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 1 0,75 8 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 12 8 10,00 25 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 5 8 3,00 21 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 5 5 3,75 29 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 17 18 12,50 31 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 108 51 95,25 34 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDc b C c  d EB DBce eD  EA   a  E     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CcbddeDABac cCEEEcAa  abC eEDBacaECCa De

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 284,275 260,040 111 144 276 3550 42482

EA 247,006 225,850 92 123 255 3448 41644

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 20 4 19,00 61 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 2 0,50 6 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 21 6 19,50 49 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 2 5 0,75 5 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 4 4 3,00 23 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 11 15 7,25 18 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 111 39 101,32 36 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEECA AD AEeEBADBAeB b  EA  aa  E   d 

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C be  a a D c EcEE Ec e  b cD e dEbadEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,258 205,460 76 105 251 3937 48556

SAY 358,170 260,040 40 61 106 1296 17423

EA 275,143 225,850 46 70 131 1804 21617

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 27 10 24,50 61

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 25 3 24,25 78 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 7 1 6,75 75 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 32 4 31,00 78 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 149 41 138,75 50 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEECACADebEDEB DaABBAD EEA DEEBAEDeAC 

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C AcdBDAcEDEE EEcEAbeaaECbAc BBAbcCCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,695 205,460 70 99 237 3713 45369

SAY 352,558 260,040 45 67 118 1440 19227

EA 260,295 225,850 65 93 186 2572 31418

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 1 36,75 92

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 31 19 4 18,00 58 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 1 4,75 53 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 24 5 22,75 57 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 144 25 137,75 49 114,74 116,81 94,29

Matematik BBaEEC CAc AEDEcADBA B c  EAC  aBAEDB   

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAbaBDABEDEbCEdEEAcAeC CCAb BBAdECCEED 

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,605 205,460 31 50 136 2292 27087

SAY 409,785 260,040 16 33 41 350 4504

EA 295,510 225,850 24 44 73 969 10779

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 26 5 24,75 80 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 2 4,50 50 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 31 7 29,25 73 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 174 23 168,25 60 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCecDACEbCbBEADBABBACDEAECcDEAaBDE d 

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBbBADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECAbECECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TALAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 192,538 205,460 140 182 422 6110 72326

SAY 301,303 260,040 97 126 237 2968 36222

EA 244,303 225,850 96 127 267 3637 43843

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 31 20 1 19,75 64 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 22 1 21,75 54 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 4 8 2,00 14 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 17 18 12,50 31 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 117 49 104,75 37 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDC EDACE  D EADBABB C  bE   E    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri eeacbB  aBcEcCEEAc DCcACeEdBeEecC  dCdCe

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,620 205,460 85 117 282 4389 53399

SAY 357,263 260,040 41 62 108 1326 17726

EA 267,205 225,850 58 85 169 2208 26781

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

TYT Fen 20 13 3 12,25 61

Matematik-2 31 24 5 22,75 73 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 7 2 6,50 72 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 31 7 29,25 73 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 145 36 136,00 49 114,74 116,81 94,29

Matematik BBcEECAaADCbEDEBADBABBAaC EAC cEBAEDBdCd

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAbcc ABEDEaCEE EAdADaECbAcDBBcaECCbEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 369,500 260,040 34 55 90 1051 14095

EA 274,806 225,850 48 72 133 1823 21866

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 29 0 29,00 94 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 7 0 7,00 78 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 36 0 36,00 90 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 145 26 138,57 49 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEAC  EB EDBA C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDbBEDEbCEcEEAEA a aCcEDBBAacCCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,813 205,460 69 98 236 3703 45223

SAY 326,100 260,040 77 103 182 2175 27735

EA 254,158 225,850 77 107 217 2963 36016

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 17 5 15,75 51 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 4 0 4,00 44 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 21 5 19,75 49 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 5 6 3,50 27 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 25 13 21,75 54 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 138 34 129,50 46 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDd dDACE  DB A BABeAe EA b  E  B E  C

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri cCaBbBADDBEEaCEbAcE ebeCc CBBcDECACcCaCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 162,678 205,460 176 226 621 9670 109683

SAY 210,545 260,040 160 206 486 7126 81482

EA 173,123 225,850 175 223 589 9056 104131

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 6 26,50 66

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

TYT Fen 20 5 1 4,75 24

Matematik-2 31 6 3 5,25 17 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 8 3 7,25 18 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 2 4 1,00 7 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 2 0 2,00 15 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 4 7 2,25 6 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 61 25 54,75 20 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDc C a      E  D         e   E  E     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CaAe    a   a EE             e   cb     

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 170,105 205,460 171 219 563 9092 103121

SAY 188,138 260,040 171 220 578 9158 101460

EA 165,500 225,850 177 227 617 9594 108958

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 15 20,25 51

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

TYT Fen 20 9 3 8,25 41

Matematik-2 31 2 9 -0,25 -1 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 2 10 -0,50 -1 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 59 33 50,75 18 114,74 116,81 94,29

Matematik aaEca  c      d      c    bE c a        

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
P      Ş 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 294,635 260,040 103 133 249 3200 38711

EA 235,886 225,850 112 145 315 4287 50765

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 16 4 15,00 48 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 18 4 17,00 43 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 5 0 5,00 36 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 20 6 18,50 46 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 117 28 110,07 39 114,74 116,81 94,29

Matematik BB De  DACEA Dc ADBA  c b AEC  E    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri A     A   EE CEEAcc ebACA d BE ECcC CECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,115 205,460 100 134 325 4984 59812

SAY 292,748 260,040 105 136 256 3273 39390

EA 247,955 225,850 90 121 249 3384 40898

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 31 19 6 17,50 56 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 21 7 19,25 48 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 4 6 2,50 18 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 4 5 2,75 21 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 13 18 8,50 21 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 118 46 106,50 38 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEEbACbcCAEDEd DBbBBA   EcC  Ed E     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CcAeB  dc aEc EEEaAde a a  cbBB bcCdaEDd

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,510 205,460 99 133 320 4938 59301

SAY 334,945 260,040 68 92 160 1920 24854

EA 248,360 225,850 89 120 247 3353 40540

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 31 19 6 17,50 56 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 22 6 20,50 51 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 8 2 7,50 54 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 26 7 24,25 61 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 134 41 123,75 44 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEdCeC D bEDEB DBAaBAaCEaA   E  E    C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C AcBB AB Dc CEEbEAdADCECCAE ecA cCCE DC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,518 205,460 45 69 180 2888 34449

SAY 367,580 260,040 36 57 93 1084 14638

EA 277,053 225,850 43 67 122 1708 20418

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 22 5 20,75 67 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 6 0 6,00 67 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 28 5 26,75 67 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 2 8,50 61 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 29 6 27,50 69 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 156 26 149,50 53 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDcdCACADeAEDE ADBABBc CEEbC  E AEDB  C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAbBB Ad DE CEcEEAEdDa CCAEDBB dECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,313 205,460 105 139 336 5068 60795

SAY 342,093 260,040 54 78 140 1710 22548

EA 254,073 225,850 78 108 220 2969 36080

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 22 8 20,00 65 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 30 8 28,00 70 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 26 14 22,50 56 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 140 46 128,50 46 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEdCcCAeadEDEaADBABBADaEEbCD EBAEDB CC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAdeBDbBEDEbCEcbcAEcDedCCAEDBaddECCEdDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 335,505 260,040 66 90 158 1906 24676

EA 251,871 225,850 81 112 229 3121 37789

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 21 1 20,75 67 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 6 1 5,75 64 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 27 2 26,50 66 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 11 1 10,75 77 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 5 3 4,25 33 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 20 9 17,75 44 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 126 29 118,82 42 114,74 116,81 94,29

Matematik B EDC  DACE CD  ADB  Bb DEAECEDdA BDEA C

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri A BBbBA DBEEEC EA  Dac CAd BBce C e Cd e

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,598 205,460 71 100 244 3803 46787

SAY 352,783 260,040 44 66 116 1430 19150

EA 256,378 225,850 74 103 207 2823 34330

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 3 35,25 88

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 31 18 4 17,00 55 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 6 0 6,00 67 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 24 4 23,00 58 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 143 28 136,00 49 114,74 116,81 94,29

Matematik BaDcEC C DC EDEBADBb BA d EA   E AEDB  C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C AbBBDAB aEbCEEEEAEdDaECCAED ec ECCEcDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,250 205,460 143 185 437 6380 75384

SAY 259,563 260,040 126 162 331 4493 52611

EA 187,010 225,850 164 210 534 8108 93329

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 5 13,75 34

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 21 12 18,00 45 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 94 32 86,00 31 114,74 116,81 94,29

Fen Bilimleri CBAbBBDAcEbE CEEEEAbeDCc CcbD e ec Cb  C

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 308,505 260,040 88 116 214 2718 33768

EA 259,516 225,850 67 95 189 2617 31968

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 24 2 23,50 76 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 4 0 4,00 44 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 28 2 27,50 69 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 3 3 2,25 16 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 3 2 2,50 19 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 13 6 11,50 29 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 120 26 113,57 41 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEDACEb DBEADcA BAC  AEC DEAB  E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri  Ca A c  B   bdEAE        d  d E ACEC CD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,495 205,460 149 192 450 6775 80372

SAY 304,920 260,040 92 120 223 2842 34988

EA 246,400 225,850 94 125 259 3499 42116

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 31 23 1 22,75 73 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 26 1 25,75 64 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 1 1 0,75 6 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 17 9 14,75 37 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 114 32 106,00 38 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEEC CAD  EDE ADBAc ADCEEAC  EBA      

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAbdBDdB D ECdE            cBadCEaCEbDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,788 205,460 92 125 304 4693 57498

SAY 304,353 260,040 93 121 226 2862 35177

EA 234,408 225,850 117 150 324 4388 51987

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 1 37,75 94

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 31 14 8 12,00 39 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 4 3 3,25 36 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 18 11 15,25 38 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 24 14 20,50 51 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 128 47 116,25 42 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDE b dAD dEc BADcABBd   Ee b E dEcB Ca

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CedcBBDABEaEbCEEcc bAbC aCAEDBBbdECCEbDe

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,363 205,460 138 179 410 5897 69881

SAY 323,450 260,040 81 107 189 2243 28635

EA 237,848 225,850 110 143 305 4150 49137

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 31 18 5 16,75 54 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 2 2,50 28 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 21 7 19,25 48 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 10 1 9,75 70 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 28 5 26,75 67 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 127 36 118,00 42 114,74 116,81 94,29

Matematik BBcDC EcACEbCDc  DBABBcC  AE   E  BcE  e

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AC B BbDDBEE CEEAE DC dCAcCBBEDECAb CdC 

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,013 205,460 37 58 154 2503 29577

SAY 410,593 260,040 14 31 39 337 4396

EA 303,253 225,850 18 30 51 722 7754

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 38 2 37,50 94 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 173 24 167,00 60 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEDACEACDBEADBABBeCDEAECaDEABBDEACC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBbBADDaEEaCEEAEEDeb CAECBBcDECACECEeD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,755 205,460 17 25 86 1715 20291

SAY 185,960 260,040 172 222 594 9294 103234

EA 238,360 225,850 106 139 300 4116 48703

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 8 24,00 60 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 1 1 0,75 2 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 1 1 0,75 2 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 78 24 72,00 26 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 CADBCEaEBaEeCDBD DAcB aabE  Dc DCECEB DB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik Be                                      

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,605 205,460 59 86 212 3337 40344

SAY 206,353 260,040 161 207 496 7426 84938

EA 226,858 225,850 125 163 362 4986 58490

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 26,25 66

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 7 6 5,50 31 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 12 14,00 35 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 5 2 4,50 15 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 5 2 4,50 11 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 81 30 73,50 26 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 Dd CdEEadAcCaBCEaD   d    CEb D daCEDBd 

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Matematik BBcDC        a    B                     

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ÇAŞRL UK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 310,018 205,460 3 5 10 257 2962

SAY 344,225 260,040 52 76 136 1654 21864

EA 390,240 225,850 2 3 3 45 271

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 9 27,75 69 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 7 2 6,50 72 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 36 4 35,00 88 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 169 30 161,50 58 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 CdDBCEBEaCEACaBDaDAbaDECaEABDccDCECEB DB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BBDEECACADCAEDEBADBAaBADCEEACDaEBAbcBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 271,938 205,460 6 9 31 749 9025

SAY 288,520 260,040 108 139 260 3401 40913

EA 320,288 225,850 5 9 18 354 3388

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57

TYT Fen 20 11 1 10,75 54

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 18 2 17,50 56 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 6 1 5,75 64 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 24 3 23,25 58 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 132 25 125,75 45 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 abDBCEBEBCEACDBDcD c DEC EABD cDCcbbabaB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BBDc C CAD  ED  ADB eBA C EAC  E AEcBA C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,060 205,460 52 79 202 3207 38534

SAY 354,568 260,040 42 63 110 1386 18589

EA 265,840 225,850 59 87 172 2271 27639

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 19 4 18,00 58 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 4 1 3,75 42 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 23 5 21,75 54 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 2 5,50 42 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 30 3 29,25 73 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 148 18 143,50 51 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEEC C c bEDEBADaABB    EACc E bE B  C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CaAABBDABEDEECEcEEAcA   C  EDBBACECC  DC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAG 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 114 149 366 5507 66137

SAY 306,720 260,040 91 119 222 2773 34379

EA 233,106 225,850 119 152 331 4490 53131

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 16 8 14,00 45 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 4 2 3,50 39 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 20 10 17,50 44 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 7 5 5,75 44 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 22 17 17,75 44 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 121 45 109,82 39 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDaEbeCADC  DEcdDdbBBA   Eb D Ec EDa C 

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBbbBBDABEaEbbEEcEAEAee eCdEaeeedECCdEeC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AĞDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,978 205,460 134 172 389 5544 66391

SAY 301,590 260,040 96 125 235 2955 36128

EA 241,258 225,850 101 134 285 3858 46289

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 31 18 4 17,00 55 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 1 2,75 31 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 21 5 19,75 49 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 4 6 2,50 18 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 17 14 13,50 34 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 117 37 107,75 38 114,74 116,81 94,29

Matematik BBcDC dDACE  D   DdA BA DEbECE E   DcA  

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACccbBAaaa    EEAEEbbdACA d ec ECdC aE D

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,168 205,460 66 93 229 3580 43452

SAY 318,158 260,040 84 110 197 2419 30428

EA 251,393 225,850 82 113 234 3160 38174

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 1 36,75 92

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 31 15 3 14,25 46 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 0 5,00 56 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 20 3 19,25 48 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 19 12 16,00 40 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 131 26 124,50 44 114,74 116,81 94,29

Matematik BB D  ED CE  eBE DB eBbC  AE   EA B EA  

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri cCcBABbDaBEEE EEA aa b b   BBEDcCA  Cada

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 245,231 205,460 12 17 66 1406 16768

SAY 255,145 260,040 131 167 343 4691 54752

EA 279,406 225,850 39 63 114 1606 19070

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 7 10 4,50 25 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 17 15,75 39 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 14 5 12,75 41 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 1 2 0,50 6 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 15 7 13,25 33 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 114 42 103,57 37 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 bADBCEeEaCEdCaBabDe aecCbE BDeaDbECEd aB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BBDaECdC Db EDEB  Be B    Ee   Ede      

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,180 205,460 151 194 452 6842 80847

SAY 248,758 260,040 137 174 358 4988 57866

EA 199,510 225,850 153 197 482 7208 82830

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 5 29,75 74

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36

TYT Fen 20 12 3 11,25 56

Matematik-2 31 6 0 6,00 19 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 6 0 6,00 15 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 6 1 5,75 41 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 3 1 2,75 21 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 14 7 12,25 31 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 89 22 83,50 30 114,74 116,81 94,29

Matematik BBD  C C    E                           

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABB d      E      a  CC EbaBAac CE  d

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,660 205,460 145 188 442 6518 77369

SAY 250,483 260,040 136 172 353 4901 57027

EA 211,800 225,850 139 181 421 6213 71905

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 31 11 6 9,50 31 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 13 6 11,50 29 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 4 8 2,00 14 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 3 7 1,25 10 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 13 17 8,75 22 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 100 50 87,50 31 114,74 116,81 94,29

Matematik BB cC  cACE Cc  ADed B    Ac   E    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri eCceeBd aBEb bEc ab ebbCe CB E cC e CEC 

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ERGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 338,503 205,460 2 3 5 101 1139

SAY 358,825 260,040 38 59 104 1282 17235

EA 412,775 225,850 1 1 1 16 78

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 31,25 78 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 27 4 26,00 84 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 35 5 33,75 84 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 183 17 178,75 64 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 CADcCEeEaCEACDBDEDAABDECbEABDABDeEbEaADB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BBDEECACADCbEDEBADBABBADeEEeCDadBAEDBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AD 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,418 205,460 39 60 160 2627 31172

SAY 400,090 260,040 20 37 51 483 6431

EA 291,173 225,850 29 50 86 1117 12765

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 26 5 24,75 80 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 6 2 5,50 61 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 32 7 30,25 76 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 167 30 159,50 57 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEECeCADCbEDEBADBAdBADCEEbCDcdBAEDB eC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABdDEECEEEEAdeDCECCAEDeBAbcCCE DC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,110 205,460 133 171 388 5534 66228

SAY 313,055 260,040 86 113 207 2569 32182

EA 242,780 225,850 98 130 273 3752 45034

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 31 19 6 17,50 56 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 2 2,50 28 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 22 8 20,00 50 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 7 4,25 33 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 22 18 17,50 44 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 126 56 112,00 40 114,74 116,81 94,29

Matematik BBDEddeCAD bEDEBdDBABB   EEbC  b AE B e 

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CcAABBDbBEaEbCEEcbAccDeECbecaeBAdcbCbEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,283 205,460 150 193 451 6821 80728

SAY 274,083 260,040 117 151 294 3905 46392

EA 211,438 225,850 141 183 424 6252 72207

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 3 33,25 83

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 31 11 3 10,25 33 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 13 4 12,00 30 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 5 7 3,25 25 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 23 14 19,50 49 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 106 36 97,00 35 114,74 116,81 94,29

Matematik BB e   DACE  c   D   BA  aAE   E    E e 

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AC BdBA DBEcbCEaAEcaad bAbCeBEDECbddCECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİD KARARMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,094 205,460 16 24 85 1701 20130

SAY 274,060 260,040 118 152 295 3908 46404

EA 279,644 225,850 38 62 113 1596 18923

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 5 0 5,00 28 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 6 13,50 34 2,72 3,05 5,23

Matematik-2 31 16 2 15,50 50 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 0 5,00 56 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 21 2 20,50 51 18,62 19,21 12,53

Toplam: 280 115 26 108,57 39 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 bdDaaEBEB EA             EA  c   EeEBADB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BBD dC bADC ED   DBAB     EA D EB E  A C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN DALGIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,830 205,460 79 110 261 4112 50468

SAY 291,340 260,040 107 138 259 3319 39903

EA 234,755 225,850 116 149 322 4368 51699

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 31 12 7 10,25 33 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 14 7 12,25 31 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 6 7 4,25 30 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 21 16 17,00 43 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 123 36 114,00 41 114,74 116,81 94,29

Matematik BBcDCeEeACEA ca  DdA B    c    E    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AC BdBdeadbEcCEcAcEa dAeA CBaEcECAaECbCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇOLA*L 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,993 205,460 53 80 203 3212 38604

SAY 193,673 260,040 169 218 552 8714 96941

EA 214,373 225,850 138 180 414 6005 69589

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,50 0,54 0,92

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 1,21 1,33 2,19

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 0,59 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,43 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 12 14,00 35 2,72 3,05 5,23

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 0,09 0,11 0,41

Coğrafya-2 11 0 4 -1,00 -9 0,12 0,14 0,69

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,04 0,04 0,20

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,04 0,05 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 0,06 0,07 0,40

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 11 0,25 1 0,36 0,41 1,87

Toplam: 280 80 43 69,25 25 114,74 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 CADceEaaa EcCaBDd  A  bCbE  D  D ceEB DB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Sosyal-2 Dbe  c caC      ad db   c E       b           

Cevap Anahtarı A DEBACDBBDCAEECECEBEBAEEDADEACDBECBCDBDEABABECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 3 1 2 33
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 2 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TÜRE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,973 205,460 153 197 458 6980 82412

SAY 268,775 260,040 120 155 307 4113 48557

EA 211,468 225,850 140 182 423 6248 72173

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

TYT Fen 20 13 3 12,25 61

Matematik-2 31 13 9 10,75 35 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 16 9 13,75 34 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 3 0 3,00 21 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 6 2 5,50 42 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 12 6 10,50 26 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 96 30 88,50 32 114,74 116,81 94,29

Matematik BBcDe EDbaEbCDe ADBb  A b eE   E  B E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri       A  B   CEEA    dcCA C  Eec    CbbD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,570 205,460 168 213 535 8785 99467

SAY 203,690 260,040 164 210 507 7651 87340

EA 176,045 225,850 174 222 577 8861 101877

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,00 68

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Matematik-2 31 4 7 2,25 7 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 2 2 1,50 17 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 6 9 3,75 9 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 3 6 1,50 11 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 7 18 2,50 6 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 75 57 60,75 22 114,74 116,81 94,29

Matematik BB a b C  e bb d   d B         Ec E   a 

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CcAbaB  ad  b cc c      a eEee  bEbbadDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,005 205,460 90 123 301 4666 57206

SAY 334,088 260,040 69 95 163 1959 25126

EA 260,340 225,850 64 92 185 2566 31383

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 31 22 3 21,25 69 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 25 3 24,25 61 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 21 15 17,25 43 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 131 36 122,00 44 114,74 116,81 94,29

Matematik BBEDC EDACE  bc ADBABBAC EAECa E   DE   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AbcBd ADDaEEbCEcAEE acACAbCBaccca C CbCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVNĞL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,810 205,460 49 75 195 3045 36407

SAY 370,778 260,040 32 53 86 1019 13698

EA 268,345 225,850 57 84 165 2156 26026

Katılımlar: 179 232 673 10594 121265

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 31 20 7 18,25 59 15,22 15,63 10,38

Geometri 9 5 2 4,50 50 3,40 3,58 2,15

Matematik 40 25 9 22,75 57 18,62 19,21 12,53

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,62 5,88 3,77

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,16 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,42 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 16,20 16,74 10,68

Toplam: 280 153 34 144,50 52 114,74 116,81 94,29

Matematik BBdDCAdceCE CDBEADBAaBbC  bEC DbA BDEAd 

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACaBbBADDBEEECEEAEEDadACAECBBb ECbbcCdCD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EVRİM KESER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 269,751 205,460 3 10 33 788 9540

SAY 244,400 260,040 10 176 365 5205 60184

EA 292,966 225,850 4 47 81 1048 11882

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,02 0,54 0,92

Edebiyat 18 12 2 11,50 64 3,08 1,33 2,19

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,74 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 1,50 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 7,34 3,05 5,23

Matematik-2 31 9 2 8,50 27 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 1 0 1,00 11 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 10 2 9,50 24 13,32 19,21 12,53

Toplam: 280 115 29 107,82 39 94,42 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 bdacaE EBCEACDBcbD A  ECCEABDccDCECE ADB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik eBDEECA AbCA                          C 

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,925 205,460 9 129 315 4894 58690

SAY 164,260 260,040 18 228 640 10145 114373

EA 201,608 225,850 13 196 472 7032 80981

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 16 16,00 40

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,02 0,54 0,92

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 3,08 1,33 2,19

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,74 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,50 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 19,00 48 7,34 3,05 5,23

Matematik-2 31 3 10 0,50 2 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 3 10 0,50 1 13,32 19,21 12,53

Toplam: 280 63 55 49,25 18 94,42 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 DCeacEEaEeB DBC DcAdEbB eDaEA DAeEC DBa 

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Matematik B cDb dcbb    e  Dcbc                   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HABİBOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,698 205,460 7 76 196 3054 36551

SAY 392,960 260,040 2 41 61 603 7934

EA 286,293 225,850 5 55 100 1311 15177

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 25 1 24,75 80 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 34 1 33,75 84 13,32 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,65 5,88 3,77

Kimya 13 8 4 7,00 54 2,89 5,34 3,40

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 3,40 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 27 12 24,00 60 9,94 16,74 10,68

Toplam: 280 160 34 151,50 54 94,42 116,81 94,29

Matematik BBDE C CADCAEDE ADBABBADCEEA  aEBAEDBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEbCEEEcAb DaECCeceBaAbcCCddDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE IŞIK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 288,085 205,460 2 6 17 486 5729

SAY 334,460 260,040 5 94 162 1939 25006

EA 361,983 225,850 1 4 6 121 830

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,02 0,54 0,92

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 3,08 1,33 2,19

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,74 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,50 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 20,75 52 7,34 3,05 5,23

Matematik-2 31 27 2 26,50 85 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 5 0 5,00 56 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 32 2 31,50 79 13,32 19,21 12,53

Toplam: 280 157 25 150,75 54 94,42 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 DCACBEEaEcBdDaCEDcAdbC DceaEA D dECEDBdc

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Matematik BBEDCAEDACE CDBEADBABBAe EAECcDEAB DE   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 171,640 205,460 15 216 546 8976 101480

SAY 197,045 260,040 15 215 537 8384 94016

EA 180,318 225,850 16 218 559 8563 98656

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,02 0,54 0,92

Edebiyat 18 4 14 0,50 3 3,08 1,33 2,19

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 1,74 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,50 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 31 1,25 3 7,34 3,05 5,23

Matematik-2 31 5 2 4,50 15 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 5 2 4,50 11 13,32 19,21 12,53

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 3,65 5,88 3,77

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 2,89 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 3,40 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 9 15 5,25 13 9,94 16,74 10,68

Toplam: 280 78 68 61,00 22 94,42 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 acDdCceEeCccdDeebbbcBcddedcBcddbacdEcbDe

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BBDc b      E  B                        

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri  c eBa dd a a  c   dc   eCeEDBe CEeCb  C

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
ROMAN 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜLTEKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,973 205,460 19 230 644 10240 115972

SAY 224,488 260,040 13 192 426 6238 71776

EA 171,798 225,850 18 226 594 9159 105044

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 9 13,75 34

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 31 11 3 10,25 33 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 4 0 4,00 44 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 15 3 14,25 36 13,32 19,21 12,53

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,65 5,88 3,77

Kimya 13 3 2 2,50 19 2,89 5,34 3,40

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 3,40 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 10 6 8,50 21 9,94 16,74 10,68

Toplam: 280 64 36 55,00 20 94,42 116,81 94,29

Matematik BB D   DACE CD   Dad      bE   E  BDE   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AC BedA aB   b E E    cb  C   D     C   

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP AKGÜN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,900 205,460 11 173 390 5552 66485

SAY 250,443 260,040 9 173 354 4905 57052

EA 216,160 225,850 11 178 407 5873 68023

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 3 33,25 83

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 31 10 8 8,00 26 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 1 2 0,50 6 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 11 10 8,50 21 13,32 19,21 12,53

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,65 5,88 3,77

Kimya 13 2 4 1,00 8 2,89 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 3,40 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 10 19 5,25 13 9,94 16,74 10,68

Toplam: 280 101 51 88,25 32 94,42 116,81 94,29

Matematik BBcDe  a CE  D EAD eaB  ab  b  d d  E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri eC BAabDada bb aAE  e c   aeecDE  bECbde

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F BİLGE ÜÇSULAR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 169,863 205,460 17 220 566 9117 103376

SAY 149,773 260,040 19 231 656 10402 117954

EA 152,290 225,850 19 230 641 10144 114632

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 15 18,25 46

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,02 0,54 0,92

Edebiyat 18 5 8 3,00 17 3,08 1,33 2,19

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,74 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,50 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 20 8,00 20 7,34 3,05 5,23

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 0,42 0,11 0,41

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 0,56 0,14 0,69

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,09 0,04 0,20

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,05 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,25 0,07 0,40

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 5 3,75 9 1,58 0,41 1,87

Matematik-2 31 1 7 -0,75 -2 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 1 7 -0,75 -2 13,32 19,21 12,53

Toplam: 280 47 60 32,00 11 94,42 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 bdcCdd BEeB D Caee c dab eaE cDbCbCEDBcc

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Sosyal-2  bbE a e    E ECb A                           

Cevap Anahtarı B ACDEBBDDBCAEECECEBABEEEDAACDEECBDBBDCDEABACDBE

Matematik  B    a c         a d     bdb           

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 3 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 2 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ŞENGÖZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,080 205,460 8 113 275 4203 51435

SAY 334,503 260,040 4 93 161 1938 24997

EA 256,215 225,850 7 105 209 2832 34470

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Matematik-2 31 20 7 18,25 59 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 4 0 4,00 44 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 24 7 22,25 56 13,32 19,21 12,53

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,65 5,88 3,77

Kimya 13 8 5 6,75 52 2,89 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,40 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 27 13 23,75 59 9,94 16,74 10,68

Toplam: 280 141 44 130,00 46 94,42 116,81 94,29

Matematik BBDcdCbCAcCbED  ADBceBADCEEAC  E  E B  C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CaAddcDABEDEcCEEdEcdADCbCbAEcBeAdECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN BOZTAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,374 205,460 12 175 392 5607 67206

SAY 287,005 260,040 7 140 264 3451 41482

EA 227,424 225,850 10 162 358 4937 57995

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,02 0,54 0,92

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 3,08 1,33 2,19

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 1,74 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,50 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 7,34 3,05 5,23

Matematik-2 31 15 11 12,25 40 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 4 2 3,50 39 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 19 13 15,75 39 13,32 19,21 12,53

Fizik 14 5 7 3,25 23 3,65 5,88 3,77

Kimya 13 6 3 5,25 40 2,89 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 3,40 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 16 16 12,00 30 9,94 16,74 10,68

Toplam: 280 114 48 102,07 36 94,42 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1                             e           

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Matematik BBceCAEDbCE bDaEdDBc Bc eaeEC  E dB E dC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri cCcBbedD a EcCbEAE  CEcC  a BbDEab aCbCe

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBO 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,02 0,54 0,92

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 3,08 1,33 2,19

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,74 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,50 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 14 20,50 51 7,34 3,05 5,23

Matematik-2 31 12 7 10,25 33 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 12 7 10,25 26 13,32 19,21 12,53

Toplam: 280 36 21 30,75 11 94,42 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 dADeacaEBCEcCDBDbDcAa  bbEABDcBDeECEBbDB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BBDEce C D  Ee cADecB A   Eb            

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 377,668 205,460 1 2 3 31 250

SAY 211,948 260,040 14 205 483 7040 80374

EA 302,788 225,850 2 31 52 738 7910

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7

TYT Fen 20 10 1 9,75 49

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,02 0,54 0,92

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 3,08 1,33 2,19

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,74 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,50 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 37 3 36,25 91 7,34 3,05 5,23

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 0,42 0,11 0,41

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 0,56 0,14 0,69

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,09 0,04 0,20

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,25 0,05 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,25 0,07 0,40

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 29 5 27,75 69 1,58 0,41 1,87

Matematik-2 31 3 1 2,75 9 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 3 1 2,75 7 13,32 19,21 12,53

Toplam: 280 135 18 130,50 47 94,42 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 DCACBEdBEABCDBCEDDAAECeDBDCEbBDACECEDBBA

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Sosyal-2 ACDEBBDaBCcEE ECEddBEEdDA   EEC DBBDCD A      

Cevap Anahtarı B ACDEBBDDBCAEECECEBABEEEDAACDEECBDBBDCDEABACDBE

Matematik dBED                                    

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
MİLLİ MÜCADELE 3 3 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 2 2 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,880 205,460 6 74 194 3036 36320

SAY 392,850 260,040 3 42 62 607 7969

EA 284,400 225,850 6 56 104 1386 16221

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 25 4 24,00 77 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 7 1 6,75 75 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 32 5 30,75 77 13,32 19,21 12,53

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,65 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 2,89 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,40 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 9,94 16,74 10,68

Toplam: 280 163 28 156,00 56 94,42 116,81 94,29

Matematik BBDEECeCADC EDEBADBcBBAD aEACDaE AEcBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CcAcBBDABEDEaCEEEEAdADCECCAEcBBbbECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 10 149 366 5507 66137

SAY 298,965 260,040 6 129 241 3041 37080

EA 229,631 225,850 8 158 347 4758 56021

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 13 1 12,75 41 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 13 1 12,75 32 13,32 19,21 12,53

Fizik 14 9 0 9,00 64 3,65 5,88 3,77

Kimya 13 6 0 6,00 46 2,89 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,40 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 27 1 26,75 67 9,94 16,74 10,68

Toplam: 280 119 20 114,07 41 94,42 116,81 94,29

Matematik BBDEECACADCcED                          

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri     BBD BEDEECE   AEAD  C  EDBBACECCEbDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER BERBER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,763 205,460 5 70 183 2957 35335

SAY 195,830 260,040 16 216 541 8506 95106

EA 227,708 225,850 9 159 353 4905 57738

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,02 0,54 0,92

Edebiyat 18 8 10 5,50 31 3,08 1,33 2,19

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,74 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,50 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 18 17,50 44 7,34 3,05 5,23

Matematik-2 31 4 3 3,25 10 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 4 3 3,25 8 13,32 19,21 12,53

Toplam: 280 79 35 70,25 25 94,42 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 CdDBCEBEadEbebcDaDeABDdbbEbBDedDbECEccDB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BB     a c      ADc                     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ANLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,873 205,460 14 211 530 8661 98145

SAY 233,065 260,040 12 184 398 5745 66402

EA 184,348 225,850 15 214 549 8312 95453

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8

TYT Fen 20 11 3 10,25 51

Matematik-2 31 6 5 4,75 15 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 6 5 4,75 12 13,32 19,21 12,53

Fizik 14 8 2 7,50 54 3,65 5,88 3,77

Kimya 13 2 4 1,00 8 2,89 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,40 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 17 10 14,50 36 9,94 16,74 10,68

Toplam: 280 82 28 75,00 27 94,42 116,81 94,29

Matematik BBb CA bebEbC                           

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AC BbBAbDB  E b      aeCA aBBE cbAC bEdD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DENİZ ÖNDER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,588 205,460 18 222 588 9394 106396

SAY 237,308 260,040 11 180 383 5532 63981

EA 197,308 225,850 14 201 499 7374 84728

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 11 20,25 51

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

TYT Fen 20 11 2 10,50 53

Matematik-2 31 13 2 12,50 40 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 1 0 1,00 11 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 14 2 13,50 34 13,32 19,21 12,53

Fizik 14 1 0 1,00 7 3,65 5,88 3,77

Kimya 13 4 2 3,50 27 2,89 5,34 3,40

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 3,40 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 5 5 3,75 9 9,94 16,74 10,68

Toplam: 280 73 30 65,50 23 94,42 116,81 94,29

Matematik BBdDC  aACE  D  AD   B    AE   E        

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri  C            dE E De A    eed          

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR GÜNBEYİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 171,040 205,460 16 218 557 9035 102205

SAY 195,513 260,040 17 217 543 8535 95393

EA 172,740 225,850 17 225 591 9089 104386

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 5 30,75 77

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Matematik-2 31 3 4 2,00 6 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 0 2 -0,50 -6 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 3 6 1,50 4 13,32 19,21 12,53

Fizik 14 1 1 0,75 5 3,65 5,88 3,77

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,89 5,34 3,40

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 3,40 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 9,94 16,74 10,68

Toplam: 280 62 31 54,25 19 94,42 116,81 94,29

Matematik BBcD  bc         c                  b  a

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri  a   B           c   c        acb    cC 

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EREN KOÇOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,655 205,460 13 177 406 5861 69524

SAY 267,608 260,040 8 156 311 4157 49011

EA 215,910 225,850 12 179 408 5887 68232

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 12 13 8,75 28 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 3 3 2,25 25 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 15 16 11,00 28 13,32 19,21 12,53

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,65 5,88 3,77

Kimya 13 6 6 4,50 35 2,89 5,34 3,40

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 3,40 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 12 14 8,50 21 9,94 16,74 10,68

Toplam: 280 106 57 91,75 33 94,42 116,81 94,29

Matematik BBDE C Cece Ec  ADdAeeba dEAdbcEddEcB   

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CccbdBD d D   EacEAbceCE CecD ee E      

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZLI CAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,768 205,460 4 49 134 2278 26934

SAY 416,570 260,040 1 23 29 262 3376

EA 302,623 225,850 3 32 53 745 7982

Katılımlar: 20 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95

TYT Matematik 40 31 9 28,75 72

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 28 3 27,25 88 11,05 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 2,28 3,58 2,15

Matematik 40 37 3 36,25 91 13,32 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,65 5,88 3,77

Kimya 13 10 3 9,25 71 2,89 5,34 3,40

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 3,40 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 9,94 16,74 10,68

Toplam: 280 178 21 172,75 62 94,42 116,81 94,29

Matematik BBDEECACbDCAEDEBADBAaBADCEEACDaEBAEDBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBeABBDABEDEECEEEEAddDeECCAEDBBACECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM YILDIZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,063 205,460 20 94 230 3591 43601

SAY 376,433 260,040 17 48 77 897 12082

EA 265,863 225,850 21 86 171 2268 27620

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 31 20 2 19,50 63 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 6 0 6,00 67 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 26 2 25,50 64 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 11 1 10,75 83 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 150 22 144,50 52 142,06 116,81 94,29

Matematik BB  EC CAcC Ec  ADBABBADCEEA   EB EDB  C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBbABEDEECEEEEAEADa CCAEeBBedcCCEEDa

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,215 205,460 18 63 171 2723 32498

SAY 414,013 260,040 14 28 34 292 3791

EA 289,930 225,850 17 51 87 1157 13353

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 31 25 1 24,75 80 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 7 0 7,00 78 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 32 1 31,75 79 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 13 0 13,00 100 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 40 0 40,00 100 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 172 14 168,50 60 142,06 116,81 94,29

Matematik BBEDC EDACE  DBEADBABBAd EAEC DEA BDEAC 

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,485 205,460 12 43 121 2066 24602

SAY 413,423 260,040 15 29 35 303 3890

EA 305,430 225,850 10 27 47 663 7012

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 28 3 27,25 88 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 8 1 7,75 86 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 36 4 35,00 88 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 10 2 9,50 73 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 175 24 169,00 60 142,06 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEDACEACbBEADBAaBACDEAECaDEAdBDEACC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACaBAdADDBEEECEEAE DCdbCAECBBEDcCAaECEeD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİSEM ATİK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 171,365 205,460 30 217 548 9004 101862

SAY 233,708 260,040 28 183 395 5705 66020

EA 189,050 225,850 30 207 523 7972 91620

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 31 9 5 7,75 25 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 2 1 1,75 19 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 11 6 9,50 24 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 3 4 2,00 14 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 4 2 3,50 27 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 11 15 7,25 18 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 82 51 69,25 25 142,06 116,81 94,29

Matematik BBc  C a c  E   ADBd B    Ee   Ed E     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C  A   bB  dbdEE EAd    b  bDeacbcaCaEDe

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT HALİLOĞULLARI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 263,091 205,460 2 12 42 943 11248

SAY 224,295 260,040 29 193 427 6255 71900

EA 268,714 225,850 20 82 161 2134 25765

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,52 0,54 0,92

Edebiyat 18 9 3 8,25 46 1,02 1,33 2,19

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 0,47 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,38 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 9 21,75 54 2,38 3,05 5,23

Matematik-2 31 3 3 2,25 7 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 3 3 2,25 6 25,99 19,21 12,53

Toplam: 280 106 30 98,57 35 142,06 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 DCACBEEBEcB D  cDDA  C bdebEAde CECEDBaA

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Matematik BBaD c    d                             

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET TEKGEZER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,298 205,460 16 53 140 2325 27471

SAY 391,255 260,040 16 43 63 638 8369

EA 298,668 225,850 14 39 63 865 9513

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 26 0 26,00 84 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 8 0 8,00 89 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 34 0 34,00 85 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 10 4 9,00 64 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 8 5 6,75 52 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 167 27 160,25 57 142,06 116,81 94,29

Matematik BBDEEC CADCAEDEBADB  BADCEEAC  E AEDBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAdBcDAcEDEbCdEcEAdcDeECCAcDBBbaECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,085 205,460 6 30 94 1753 20800

SAY 440,285 260,040 2 6 7 49 767

EA 314,705 225,850 5 16 27 446 4505

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 40 0 40,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 38 2 37,50 94 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 187 13 183,75 66 142,06 116,81 94,29

Matematik BBaEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDaEBAEDBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEECEEEEAEADaECCAEDBBAdECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA TOPKAYA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,100 205,460 14 45 129 2250 26639

SAY 428,743 260,040 7 14 17 134 1795

EA 306,440 225,850 9 25 45 638 6707

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 8 1 7,75 86 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 37 3 36,25 91 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 180 18 175,50 63 142,06 116,81 94,29

Matematik BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEbCDacBAEDBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEECEEEEAEADCdCCAEDBBAdECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜNGÖR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,785 205,460 5 23 82 1669 19728

SAY 426,515 260,040 8 15 19 153 2035

EA 320,625 225,850 2 7 16 350 3338

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 30 0 30,00 97 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 6 3 5,25 58 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 36 3 35,25 88 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 11 1 10,75 83 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 32 5 30,75 77 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 180 16 176,00 63 142,06 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAEC DaABBDEbdC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBbBADDBbEECEEAEEDCE CAdCBBE EC bECECa

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA İNCİ *İ N 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 26 149 366 5507 66137

SAY 308,945 260,040 22 115 213 2706 33618

EA 243,531 225,850 24 128 268 3687 44439

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 19 5 17,75 57 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 1 2 0,50 6 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 20 7 18,25 46 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 5 5 3,75 27 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 10 3 9,25 71 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 25 10 22,50 56 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 124 35 115,32 41 142,06 116,81 94,29

Matematik BBEbeAEbACE CD EAD AeBAC dAE   a  B b   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri Abaed A  B EbCEEAEEDeEACcEdBBEDECAe CEeD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE AKSU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 235,910 205,460 9 34 101 1803 21348

SAY 429,693 260,040 6 12 15 128 1705

EA 306,530 225,850 8 24 44 637 6691

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 27 4 26,00 84 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 8 0 8,00 89 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 35 4 34,00 85 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 13 0 13,00 100 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 182 17 177,75 63 142,06 116,81 94,29

Matematik BBDEECACADCAEDEeADBABBdDCEEACaaE AEDBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAbBBDABEDEECEEEEAEADCECCAEbBBACcCCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN CENGİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 241,573 205,460 3 20 77 1538 18305

SAY 434,128 260,040 4 9 11 89 1255

EA 310,308 225,850 6 19 35 546 5556

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 31 26 3 25,25 81 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 7 1 6,75 75 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 33 4 32,00 80 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 13 0 13,00 100 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 185 12 182,00 65 142,06 116,81 94,29

Matematik BBDEEe CADCAEDE ADBABBADaEEACaEEdAEDB CC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBAdECCEdDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM MENEKŞE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,678 205,460 7 32 97 1764 20946

SAY 220,075 260,040 30 196 445 6503 74679

EA 259,468 225,850 22 96 190 2620 32006

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21

TYT Fen 20 4 0 4,00 20

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,52 0,54 0,92

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 1,02 1,33 2,19

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,47 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,38 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 20,00 50 2,38 3,05 5,23

Matematik-2 31 10 5 8,75 28 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 0 0 0,00 0 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 10 5 8,75 22 25,99 19,21 12,53

Toplam: 280 94 35 85,25 30 142,06 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 DeACcEEBEAcdaBCcDDA  C b ebE dDACECEDBdc

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Matematik BB Db  D CE    E  BeB  b adE            

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,375 205,460 29 195 455 6929 81894

SAY 245,138 260,040 27 175 364 5164 59784

EA 204,258 225,850 29 193 461 6848 78667

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

TYT Fen 20 11 2 10,50 53

Türkçe 6 2 1 1,75 29 0,52 0,54 0,92

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,02 1,33 2,19

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,47 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,38 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 1 1,75 4 2,38 3,05 5,23

Matematik-2 31 9 4 8,00 26 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 1 1 0,75 8 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 10 5 8,75 22 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 2 3 1,25 9 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 6 2 5,50 42 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 15 9 12,75 32 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 92 34 83,50 30 142,06 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 DbA                                     

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Matematik BBED   D aE    bADdb       E   d    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri  Cc b b   E    E Ec  cACA CBcceEd C CECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,608 205,460 23 108 256 4006 49399

SAY 304,320 260,040 23 122 228 2865 35192

EA 252,928 225,850 23 110 226 3045 36967

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 18 6 16,50 53 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 1 1 0,75 8 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 19 7 17,25 43 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 6 6 4,50 32 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 5 5 3,75 29 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 20 15 16,25 41 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 129 41 118,75 42 142,06 116,81 94,29

Matematik BBEcC EDAaE CDB ADBdcBA  EbE c a    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AC d eADcaaEcCE Ac edbbCA CBeEDEbAbdCECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ARDAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,360 205,460 10 36 108 1885 22410

SAY 416,240 260,040 12 24 30 266 3436

EA 298,675 225,850 13 38 62 864 9507

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 25 5 23,75 77 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 34 5 32,75 82 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 10 3 9,25 71 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 179 20 174,00 62 142,06 116,81 94,29

Matematik BBDEdCcCADbdEDEBADBABBA CEEbCDEEBAEDBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEECEEEEAbeDaECCAEDBBACEaCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,388 205,460 13 44 125 2139 25459

SAY 417,265 260,040 11 21 27 251 3261

EA 298,743 225,850 12 37 61 858 9469

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 26 3 25,25 81 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 8 1 7,75 86 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 34 4 33,00 83 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 175 21 169,75 61 142,06 116,81 94,29

Matematik BBDEECACdDCcEcEBADBABBA CEEAC EEBAEDBeCC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBbABEDEECEEEEAdADCECCAEaBBACECCadDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜNEYSULU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,735 205,460 19 66 174 2768 33050

SAY 421,285 260,040 9 17 23 197 2694

EA 299,855 225,850 11 36 58 816 8991

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 38 2 37,50 94 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 11 2 10,50 81 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 174 21 168,75 60 142,06 116,81 94,29

Matematik BBDEaCACADCAEDEBADdABBADCEEACDEEBAEDBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEECEEEEAdAbCECCAccBBACECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR AYDEMİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,960 205,460 22 107 253 3966 48932

SAY 347,850 260,040 19 72 129 1563 20743

EA 269,275 225,850 19 80 156 2102 25433

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80

TYT Fen 20 14 2 13,50 68

Matematik-2 31 23 3 22,25 72 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 6 1 5,75 64 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 29 4 28,00 70 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 6 2 5,50 39 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 8 2 7,50 58 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 16 6 14,50 36 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 135 28 128,00 46 142,06 116,81 94,29

Matematik BBDEdCdCADC ED  AD ABBAaCEEACD EBcEDBA  

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAb B Ae D   EE EAdA CdCC      dc C   C

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİL SAB 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,733 205,460 17 62 165 2680 31957

SAY 419,720 260,040 10 18 24 218 2919

EA 298,103 225,850 15 41 65 885 9764

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 28 2 27,50 89 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 37 2 36,50 91 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 175 16 171,00 61 142,06 116,81 94,29

Matematik BBDEECACADC EDEBADBABBADCEEbCDaEBAEDBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAAdBDABEDEECEEEEeEADCECCAEDBBACECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY SENA KARACAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 323,920 205,460 1 4 6 159 1906

SAY 345,145 260,040 20 75 134 1630 21574

EA 395,608 225,850 1 2 2 35 199

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,52 0,54 0,92

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 1,02 1,33 2,19

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 0,47 0,67 1,13

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,38 0,51 0,99

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 2,38 3,05 5,23

Matematik-2 31 26 3 25,25 81 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 8 0 8,00 89 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 34 3 33,25 83 25,99 19,21 12,53

Toplam: 280 173 22 167,50 60 142,06 116,81 94,29

Edebiyat-Sosyal-1 dADBCEBEBCEACDBDceAA DECCEABDAcDeECEaAeB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BBDaEC CAcCAEDEBADBABBADCEEAC aEBAEDBA C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,164 205,460 26 149 366 5507 66137

SAY 293,545 260,040 24 135 251 3243 39082

EA 231,716 225,850 27 155 338 4614 54333

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 29,97 75

TYT Sosyal 20 13 5 12,19 61

TYT Matematik 40 22 4 21,19 53

TYT Fen 20 12 4 11,23 56

Matematik-2 31 16 10 13,50 44 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 4 3 3,25 36 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 20 13 16,75 42 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 6 5 4,75 34 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 6 4 5,00 38 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 17 17 12,75 32 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 116 48 104,07 37 142,06 116,81 94,29

Matematik BBDE CeaAc bEDEBAD dcBceCEEb a ddeEDB  C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CccbB  bB DEbCEEEaAdd a CC bcdBcbEdCEEad

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR SESSİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,993 205,460 21 95 231 3598 43702

SAY 354,383 260,040 18 64 111 1394 18651

EA 272,038 225,850 18 75 146 1954 23627

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 3 23,25 58

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 31 22 1 21,75 70 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 4 1 3,75 42 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 26 2 25,50 64 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 10 2 9,50 68 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 7 2 6,50 50 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 24 6 22,50 56 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 141 18 136,50 49 142,06 116,81 94,29

Matematik BBDEEC CAD  EDEBADcABBA C EA   b AED   C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAbBBDABdD  CEEbEA A   CCe  BeA cCCEE C

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM GÜNBEYİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 159,660 205,460 31 227 624 9812 111495

SAY 186,703 260,040 31 221 589 9250 102547

EA 160,970 225,850 31 228 626 9852 111434

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Matematik-2 31 2 0 2,00 6 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 0 2 -0,50 -6 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 2 2 1,50 4 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 1 3 0,25 2 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 1 0 1,00 8 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 3 6 1,50 4 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 52 25 45,75 16 142,06 116,81 94,29

Matematik BB                             d  b     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri d Ab         a E           b e   E a    

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,328 205,460 15 51 138 2318 27440

SAY 415,718 260,040 13 25 31 275 3516

EA 296,603 225,850 16 43 71 934 10323

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 26 3 25,25 81 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 8 0 8,00 89 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 34 3 33,25 83 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 172 21 166,75 60 142,06 116,81 94,29

Matematik BBDEECAdADC EDEBADBABBdDCEEbC EEBAEDB CC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEbCEEEEAEADCdCCAbDcBAbcCCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 240,223 205,460 4 22 79 1600 18929

SAY 435,823 260,040 3 8 10 79 1106

EA 317,943 225,850 4 13 22 390 3806

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 38 2 37,50 94 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 10 3 9,25 71 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 187 13 183,75 66 142,06 116,81 94,29

Matematik BBDEECACADaAEDEBADBABBADCEEACDaEBAEDBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEECEEbEAdADaECCAEDBBbCECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÜNDOĞDU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,270 205,460 28 180 416 6008 71270

SAY 283,743 260,040 26 145 277 3571 42672

EA 232,545 225,850 26 154 334 4538 53637

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,25 58

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 28 0 28,00 70

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 31 16 3 15,25 49 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 2 0 2,00 22 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 18 3 17,25 43 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 5 7 3,25 23 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 5 4 4,00 31 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 14 17 9,75 24 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 109 44 98,00 35 142,06 116,81 94,29

Matematik BBcDC EDA E  DBEADBb B    bE   E    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri bCaebaAD B daCddAE aCEb   CB cbcC  dCcCe

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,918 205,460 24 121 295 4575 56055

SAY 316,633 260,040 21 112 203 2469 30971

EA 242,508 225,850 25 131 276 3769 45252

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 31 16 6 14,50 47 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 6 0 6,00 67 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 22 6 20,50 51 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 7 6 5,50 39 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 7 4 6,00 46 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 20 17 15,75 39 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 129 47 117,25 42 142,06 116,81 94,29

Matematik BdcDC   ACE  DBEADBcBacC  bEC  EABBDE   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACccABd adEEbCEaAEE acACe CeBcDECcadCEde

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRÖRS 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 235,955 205,460 8 33 99 1797 21315

SAY 446,133 260,040 1 1 2 23 393

EA 320,485 225,850 3 8 17 351 3353

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 9 0 9,00 100 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 40 0 40,00 100 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 12 1 11,75 90 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 188 11 185,25 66 142,06 116,81 94,29

Matematik BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBABADDBEEECEEAEEDaEACAECBBEDECAbECECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,288 205,460 11 37 109 1897 22521

SAY 432,288 260,040 5 10 13 107 1425

EA 309,723 225,850 7 20 36 558 5733

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 31 28 1 27,75 90 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 8 1 7,75 86 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 36 2 35,50 89 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 13 0 13,00 100 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 182 11 179,25 64 142,06 116,81 94,29

Matematik BBEDCAcDACEACDBE DBABBACDEAE EDEABBbEACC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBABADDBEEbCEEAEEDCEACAECBBEDECACaCECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,235 205,460 25 147 360 5396 64729

SAY 285,145 260,040 25 143 272 3523 42146

EA 223,790 225,850 28 168 375 5244 61226

Katılımlar: 31 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 31 12 7 10,25 33 20,61 15,63 10,38

Geometri 9 1 1 0,75 8 5,38 3,58 2,15

Matematik 40 13 8 11,00 28 25,99 19,21 12,53

Fizik 14 8 4 7,00 50 8,64 5,88 3,77

Kimya 13 6 5 4,75 37 7,94 5,34 3,40

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 7,24 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 18 16 14,00 35 23,81 16,74 10,68

Toplam: 280 110 38 100,50 36 142,06 116,81 94,29

Matematik BB  b  DbCE  bcE DB a bCb AEC  d    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri AC BdBe DaEEbCEa EE adeCAdCedcbcCA  CbCa

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÖZGAN 391 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,673 205,460 1 187 441 6517 77357

SAY 273,405 260,040 1 154 299 3935 46673

EA 221,533 225,850 1 171 385 5429 63200

Katılımlar: 1 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 14 21,50 54

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 15 8 13,00 42 13,00 15,63 10,38

Geometri 9 5 3 4,25 47 4,25 3,58 2,15

Matematik 40 20 11 17,25 43 17,25 19,21 12,53

Fizik 14 6 8 4,00 29 4,00 5,88 3,77

Kimya 13 4 9 1,75 13 1,75 5,34 3,40

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,75 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 18 22 12,50 31 12,50 16,74 10,68

Toplam: 280 113 65 96,75 35 96,75 116,81 94,29

Matematik BB De cbAbE Ca   cBABcACDEbEC  E cBDEeaC

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACcBAddDcddcbCEEAcccdbbCeaaBBcDEaAdECbCe

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025
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Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÜLÇUBUK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,630 205,460 1 42 119 2052 24478

SAY 418,643 260,040 1 20 26 231 3067

EA 306,975 225,850 1 23 43 629 6556

Katılımlar: 1 232 673 10594 121265

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 28 1 27,75 90 27,75 15,63 10,38

Geometri 9 7 2 6,50 72 6,50 3,58 2,15

Matematik 40 35 3 34,25 86 34,25 19,21 12,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 12,75 5,88 3,77

Kimya 13 11 2 10,50 81 10,50 5,34 3,40

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 10,50 5,51 3,51

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 33,75 16,74 10,68

Toplam: 280 177 20 172,00 61 172,00 116,81 94,29

Matematik BBDEEC CADCAEDEBADcABBADCEEACD EdAEcBACC

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABBDABEDEaCEEEEAdADCECbAcDBBACECCEcDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
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