
SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARA UL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,927 301,080 76 106 324 6655 61056

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 79 17 74,75 62 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDC DCEADAABaEEcDBBDDC BE EAECDCeA DAEaB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbCdC DAe BABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDbED EDCDAAC BB DeA DDAB A B CDB d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E cadCebBDCAB  Cd E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 2 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,721 301,080 156 245 1007 19815 169942

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 18,55 17,44 12,98

Toplam: 120 53 15 49,25 41 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE d   EBccBDDBdDBAEECCdEACDAEBbDAa

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAEdDEC BABb CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBb E baDA D BC  B            D d       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 0 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,942 301,080 14 26 62 1515 13408

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 98 14 94,50 79 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAdAADEBEBBaDBdDBeEECCAEeCDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDEeABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBAB DCCBD CD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcbBCebB Ce e  BEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 15 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFFAN KUYUMCU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,311 301,080 141 213 813 16138 140173

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 61 22 55,50 46 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEde AbcBEBBDDBCDBAEEaCbEeCDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal bCAECDbbABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik cBDD cCcDA        C  ab    AcC          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  aadbB  DB  e   b   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 3 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,253 301,080 124 183 650 13329 116855

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 67 28 60,00 50 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDaEA AABacEBDaeDeCeBECEAdCDCAebDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EeCdCaD CBBAdbAdEDBa     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDEDDdDCDA CadB D c          CD D      

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEc  eebBD ABEDCcdEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM YILDI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,564 301,080 30 46 116 2589 23609

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 91 10 88,50 74 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAADcBEBBDDBCbBAEECCAEACDAaBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal AaAECDECABABAdCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EDCEDAADBBC A             DC BDE DbD

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECAEBCBbBACDECcbdE 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 0 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SEYFİ ALTIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,767 301,080 51 74 198 4135 38527

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 87 16 83,00 69 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAcAA cBEBBDDBCDcAEECCbEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDEeABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DdDDEDCEDAADBBC ABC AB  DB    DCCBDECD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen ad caBeeDad    cD E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 1 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,292 301,080 169 268 1191 22820 194786

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 50 25 43,75 36 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcDAA da BbBeacCAaECEAECDCAebDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC ed bCBBA eAA DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BcbEDDEDa e eca                         

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEd   eDe  A    c   

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 0 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,111 301,080 88 120 365 7437 67615

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 80 29 72,75 61 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEcDCDEABAADEBacBDDeCbBAEECeAEeCDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECadCAaAeA CeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADcBbedcCDABADDB  dC C eb     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EcCAEBeecBA edCbaBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 4 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,016 301,080 152 237 967 19203 164727

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 57 28 50,00 42 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe bDCaDa A AdadcEceBBDDdAaECE ECDCAbbDAE a

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbCeCc  aB A CAdEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DDEDDEDCcAA cB  bDAC   BB     D   D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcc C Dee A  c e E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 1 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,109 301,080 18 31 71 1733 15540

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 96 11 93,25 78 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDEeABABABCdBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDD D EDAADBBCDAB DcBAD   A CDC BDECD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEaA BCBb AbDcCbb Eb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,090 301,080 177 295 1404 25957 222445

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 18,55 17,44 12,98

Toplam: 120 43 21 37,75 31 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CabDCDE        aBDcBCeBAEECCdEACDAEaEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ceAdCc bABABA eAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b a  DCaDA DcBa  B  d           d       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EM * EDİ *R 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,597 301,080 148 229 923 18477 158914

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 62 43 51,25 43 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEcabbDdBEBBaeBdaBeEECCAEebDebdaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCbEeDEbdcABA CABCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik Da bEDCaDAADaaC   CcbB  D   aC CCBDEbD  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen cECbdBeebdAbD  cbBEa

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 5 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,221 301,080 166 263 1175 22477 191809

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 46 7 44,25 37 67,45 64,05 53,58

TYT Sosyal EACAeEDACBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDA CcBBADDACDDAB               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E db CCb  bA       d

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 12 0 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÜLCUBUK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,907 301,080 16 29 67 1626 14540

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 98 18 93,50 78 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE dAADEBEaBDDBdbBeEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECeECAcABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEDCEDAADBBCDABCDABAD B AcCDCCBDcCD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcEBCBDBACbECbDebb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 12 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,029 301,080 4 10 24 640 5149

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 105 14 101,50 85 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABaEEBDBBDDCdBEdEbECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdeEDAeBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBBADDACcDABBABBCCDBDCDECDA

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAEBaCbeDCABE ecbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 14 1 93
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,361 301,080 21 34 79 1836 16573

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 95 12 92,00 77 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE aAAbEaEBBDDBCbBAEECCAEACDcEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDECABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBCeABCDABeDD     DCd       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcEBCBbBACDbCADBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 438,688 301,080 5 15 34 807 6796

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 0 39,00 98 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 102 9 99,75 83 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECE ECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACEDACdBAaCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACeBBADDACDDAB A B C BDCDcCD 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEccBCCDBaaA c  ACEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 0 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 13 0 87
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,815 301,080 66 93 274 5626 51846

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 84 24 78,00 65 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE DAA ea BDBBDeCABEddAECDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeeEDACBBABCAdEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDbEDDEDCDAACaBBA DACceABBAcBC DBD D C  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcdBaeb baAB  bcbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 3 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,864 301,080 97 139 435 9329 83673

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 74 22 68,50 57 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEccAA ccccBDbBCbBAEECCbEeCDAEBdDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDEaABABA CABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBCe B  cBA Dd A CDCC D     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EcCc BC c  bD  cc   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 2 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,200 301,080 142 216 822 16382 141955

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 62 28 55,00 46 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEAbAAc E BDBBDbdeBECEcECaCeAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal E acCd cbdBA CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDb DDdDCDA  cBBA       B      DB C     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen cEdbdaeDBD dcEc db B

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇETİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,024 301,080 63 90 262 5348 49616

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 81 10 78,50 65 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEAD ABBEEBDaBDDCABECEAECDCAeEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACde DAeaBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEeDEDCDA CBBBADD  DeAB               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E d  C bB  A   CACEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 1 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,861 301,080 185 307 1486 27104 232646

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 0 7 -1,75 -4 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 41 24 35,00 29 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDC DCE DAA ac aDBBDcCdBECdAdCDCAeEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal E   CED bc A b daDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  cb  bc   b aa                          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E e BaC a  A    A  a

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,490 301,080 138 204 777 15548 135119

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 61 18 56,50 47 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADE  BBDDBCcBAEECCAEcCDAEeaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDE AaAaA eABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D D    c A    C               DCee  CD  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen   a ceCBb A c Cc eEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ŞAHİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,679 301,080 176 294 1362 25374 217277

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 43 17 38,75 32 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe d   CD        E BaDBCDBeEEdeAEACaAEeEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  bAdCc   BAeA  dBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik baDD DbaDA D BC     AB                  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE  E e             

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYGAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,467 301,080 115 172 562 11684 103195

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 67 13 63,75 53 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDbEDCEADAABaEE DBBDDCeBECEAEdDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDd BdA eAeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDED EDCDA  B     ACD A  A   C         

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E    aCbeD    b     

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 0 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFENUR DEMİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,423 301,080 122 181 646 13124 115077

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 63 8 61,00 51 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADA B EEcDeBDDCABECEAECbCAeEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbC  E  CBeA CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DDEDDED DA   BB D A D         e  d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  E                E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI AYDIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,030 301,080 74 104 304 6183 56678

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 79 11 76,25 64 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADE EBcDDaCDBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal   AECDEC BABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bdDDEDCEDAADBBb    D          D  BDE    

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen ca    aBbBAaDEbA BE 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR OTCU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,423 301,080 93 131 408 8640 77962

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 74 17 69,75 58 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEAbAAeBEEBDBBDDCdBECEAE DCAbbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbC CEDbaB ABCAAEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDcbbBBB DDA          dD  e     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E d dCCDB  AB D  bE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 0 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,402 301,080 135 199 764 15322 133565

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 62 21 56,75 47 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcD AceEEBDBBDedcBECEAEeDCAAbDcEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEDbeaBA aAeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DDED EDCDA  B   DDA          C         

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen bEcc  CDaD A   ec   

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,952 301,080 96 138 434 9320 83568

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 1 34,75 87 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 72 14 68,50 57 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE  AAD BEBBDDB bBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDE  BA              

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBD EDbaDAAD BC bB  ABADD     DC BDE D a

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  ECcaBeeD db   bbBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 1 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AY* AYDOĞDU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 219,273 301,080 192 327 1714 30668 265333

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 13,04 12,53 10,92

Toplam: 120 29 14 25,50 21 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEbDCD AB   EdcBBbDed B E  d EAbDAEBEDAd

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACbdC  C c     dcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 4 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,923 301,080 110 161 536 11282 99790

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 69 18 64,50 54 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDC DCE DAABBEE DeBD CABECE ECDCAAaDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEc  aBAeCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEbCDbACBBeeDDAC          D        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcaB  bdD A d dbb  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 2 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,414 301,080 52 75 200 4169 38847

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 86 14 82,50 69 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEcBaDBCbBcEECCAEACcAEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDEebBAcABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDA D BCDAB DABA D   d D CBDECD  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E CAdd BDBAC b cb   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,353 301,080 86 118 363 7408 67345

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 78 19 73,25 61 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAADEcEcBDDBCDBdEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDECABAdA CecCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DeDDEDCbDAADBBCD   DcB Dca  BCDCCBe  b  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  E  E eebd  D    dEd

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 3 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,484 301,080 147 227 897 17924 154237

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 56 14 52,50 44 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEAD AcBcEcDBBDDCABECEAECDCA bDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCb d e A CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik   D   a bcA a  B   A   AB A   C    b    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen Ed  B               

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,473 301,080 89 122 369 7530 68364

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 77 17 72,75 61 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEbDCDE BAADEBEcBDDBCDBAEECC EACDedBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAE  E   AdABCABCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik  BDDEDCEDA DBBdDABCDA         DC BD CD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen Ecb bBeeDBA Dc cb E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 0 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARAS 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,801 301,080 19 32 72 1748 15698

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 97 17 92,75 77 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe eEDDCDEABAADcBaBBDbBCcBcdECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDECABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBeD BCecBADDBBAc DCCBD CD  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECccBCBbBACD bcDBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 3 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,554 301,080 67 94 276 5659 52132

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 82 18 77,50 65 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAAbEBEBBDDeCDBeEbCCAEACDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CeEC ce dABABCdBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik cBDDEDCEDAADBBC AB  cBAD    B D  B   D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEaAaBeBDBACDbCcb E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 1 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BASAN DOĞAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,322 301,080 53 76 201 4176 38938

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 86 14 82,50 69 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEcBAAbcBEBBDDBCDBAEECCAEACaAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCeEC aeABAdA CeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DdDeEDCEDAADBBCDABCDABADDBBA CDCaB   D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E CAEBeBD           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 12 2 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,476 301,080 35 51 131 2899 26530

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 92 19 87,25 73 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEcEBBbDeCDBeEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDEe BABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEDbE eAcBBCDABC cBA cB  BCDCCBDcCDbD

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcEBCBbBAdD Ce  EC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BE ÜL KARAKAYA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 189,360 301,080 194 330 1834 32507 285442

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 18,55 17,44 12,98

Toplam: 120 23 31 15,25 13 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCbaCc bA a cE bBeDcdABECEAdCDbccEeeEba

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal cbCd c e caA d A DBb     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik da    aa                                

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,600 301,080 81 113 348 7115 64801

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 78 18 73,50 61 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEaacBbDBCDBAEECCAEeCDAEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACbECDECABAeABCABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EDCE e D BCe    A         Dd BDE   D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcaBCeDBAbDE cbBca

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,641 301,080 22 35 86 1947 17543

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 94 8 92,00 77 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDC DCEADAABBEEBDBBDbC BECE ECDCAAEDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CE A BBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDEDDEDCDAACBBBAD AC DABB  BCCDBDCD C  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen aEcE CC BbCAB b  bEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK GÜNEY SARIÇİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,820 301,080 120 179 610 12520 109969

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 67 21 61,75 51 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEbDCDEABAADEBaBBaDaCDBAEECC  A  AEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAEecECbBAdABCABCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDbEDCaDAAD     B         c   C       D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EbCc BCaD AeDa cD bC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 2 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,774 301,080 60 87 246 5050 46941

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 83 14 79,50 66 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEABAADEBEcBDDBdDBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal   A    C  A    ABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEDCaDAADBBCDABCDABAe  B  CDC BD  D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcccCdbBA DbCdD Eb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 1 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA TERZİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,316 301,080 178 296 1415 26092 223682

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 44 28 37,00 31 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEaCEcbAeaBaEceeBD deBECEAE           

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal      EbACBeA bAA DcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDb Db bCD  aa B e b          CDBD Dc   

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen aE bB  DB     beACcB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 6 2 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 3 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,159 301,080 62 89 261 5339 49495

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 82 14 78,50 65 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DbC DC AD ABB E DBBebCeBECE ECDCAAEDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAa CEDACBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDED EDCDA CBBB D    D B   BCCDBDCD C  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  EcbBCCbBDbABb CbbE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 1 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK  *N 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,993 301,080 143 218 826 16431 142339

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 59 16 55,00 46 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEe AA ccEBBDDBCcBeEECCAEACDAEcbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCbECDEeABAdA eABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D   E CbDA D BC      B       C   B      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE  b  eDa          

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 0 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,601 301,080 113 168 547 11497 101584

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 71 28 64,00 53 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BA DE EBBaDedeaAEECCAEACDAdBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal caAECaECAcAddBCdBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DcD E CaDAADBB e BCDA Ab    BCDC BD  D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEdcbaeBbBe    cbdEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 3 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK YÜKSEL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,623 301,080 188 311 1510 27433 235654

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 6 11,50 29 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 39 20 34,00 28 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEAbebBaEEabB              A       

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAdACcDA B A   dEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDEDDE a                               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EdAc CebBDbAa Dbcb B

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
PARAGRAF YORUMU 20 1 0 5

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,992 301,080 167 264 1176 22501 192062

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 47 10 44,50 37 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDeEDCE    B E BDBBaDCdBECEdEeDC AEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CED CB A aAAdDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  cbE D                  B     C         

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen            A    c   

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 0 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKASLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 451,837 301,080 2 7 16 407 3233

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 107 11 104,25 87 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEBBDDaCDBAEECCAEACDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACeECDECABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bcDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcEBCBDdAaD e bBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 14 1 93
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 425,087 301,080 12 24 58 1408 12375

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 99 16 95,00 79 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCaDCEADAAB EEcDBBDedABECEAECDCAcaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACcCEDACBdABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBBADDACceAB A BCCDBDCDECD 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcEBCCbBDCAcaDCAbb 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 2 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,742 301,080 179 298 1434 26379 226032

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 45 32 37,00 31 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDeaDaEADeAeBE aDcce CABECcbEeDCAbdDeEda

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC  cD CB dB  A DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDED EDa AA   B e d           DB  D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E c  ddbee e   ec   

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 3 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,539 301,080 150 232 951 18911 162310

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 56 21 50,75 42 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe bDCEDCE b  e Ec D BDb  Bb EAECaCAbEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EeC CED CdBA bAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  eDbDDEDCDAACBB d       d      DBD D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen b  cBaeDe     b  C  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,963 301,080 121 180 627 12868 112828

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 68 27 61,25 51 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DbCEDCE  d aBEcBbeBDDCedECEAEdDaeAaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACAC  ACcBA bAAcDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDbEcDbDCDAACBBB DcACDaABBAcd CD        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcbeC bBD  a    C  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 3 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,648 301,080 38 54 140 3037 27955

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 89 9 86,75 72 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAADEBcBBaDBdDBAEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECDE ABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDA DBBCDABC   ADD     DddB    A 

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE AEBCebBACD     Eb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 0 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,651 301,080 111 163 540 11322 100151

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 69 18 64,50 54 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEcbBBDDC BECEAECDCAbbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAa eEDACBBA CAAdbBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dD   DE CDAACBBB   A           DBDCb    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  Ecc C bce e  b cCE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN COŞANDAL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,329 301,080 155 244 1001 19714 169087

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 55 22 49,50 41 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDC DCEADAbBBEdBDBBDbaeBECEAECDCeAEDAEaB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEDAaBdA eAeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  Db b cDbDeA   BAD c eDeB     e         

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen        c            

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 3 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 3 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,405 301,080 91 126 388 8092 73137

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 78 26 71,50 60 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBaBBDDBCDBdEECeAEACDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDEaAdABA CABCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDbEDCE A DBBd cBCbABAD     eDCCBbc D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EaCccBeebeAbDd c  Eb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 3 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,380 301,080 42 62 171 3450 32058

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 89 17 84,75 71 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBcBBDDBCbBdEECC EACDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAECc eddABABaABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DaDDEDCEDAADBBCDABCDABAeD   e DC BDb    

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECAc CBDBA eECA BEd

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 3 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAT BÜYÜKDERE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,833 301,080 164 257 1102 21370 182740

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 56 38 46,50 39 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CcDDCDEAB AbEcb BDeed BAEECebbACDbEBdDcE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAEeD e dAdA eABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEDbEDA DBBCe B D B        Ddd D  D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen abCccdaeadebD eA Bbb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YILDIZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,334 301,080 140 210 804 15941 138542

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 62 25 55,75 46 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcDAABBEEcDBBDDCAaECEdEC CAAdDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACbDACecABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik acedD  Db A          D  B               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcdBd eBc eaaeabaEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT HALİLOĞULLA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,001 301,080 172 275 1239 23601 201411

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 18,55 17,44 12,98

Toplam: 120 46 14 42,50 35 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAA ccEBDeBe dABECEAECDCA aD    

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal dACAeEDAaBdA CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  Db   EaC A  a     c                    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,067 301,080 159 250 1068 20780 177654

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 55 31 47,25 39 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE c   EcEBBDDBdDBAEECedEeCDAEB e E

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCbaCaEadcABABeAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DdbeEDCdadAD Bd  B bAc         C        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE dE Ceaed D   b EC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 4 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 3 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,655 301,080 90 124 377 7669 69292

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 76 15 72,25 60 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBcEBDeBDeCeBECE ECDCAeEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal  bC CEDcCaaAaCAA DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAA BBBAD  a DAB A             

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcbcCCDB  Ac    CE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 1 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,571 301,080 158 249 1057 20676 176752

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 55 29 47,75 40 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEcc  b dEcBDDBdcBAcE CAEAbbeEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCeEC EeABAeA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDbcDCbDA DeBC    DA  Dc               

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEacb  ebdA    bca  

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 2 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,537 301,080 31 47 121 2670 24336

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 91 11 88,25 74 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEBBDDeCDBAEECCAEACDAEBbDcE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDECABABAaCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAAD  CDA  DABADc    C C        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcEBCBbBACDceAbBE 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 1 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,887 301,080 182 302 1463 26816 230075

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 42 24 36,00 30 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe cDCEeCE  AAd EccDBBD CABECE E DecA  AEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdec caeBA aAdEcBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DbEDDc eDe CaB    d        aC          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen               c     

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 2 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERDEM 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,347 301,080 80 110 338 6872 62817

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 1 35,75 89 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 76 7 74,25 62 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDB EECC Ee DAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAaC bCA ABA eeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAAD BC  B D          DC BD     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E  cbBCBD A DE      

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 0 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GÜRSOY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,028 301,080 134 198 760 15227 132635

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 18,55 17,44 12,98

Toplam: 120 59 7 57,25 48 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe  EDDCDEABA DEBEBBDDBdDBAEE CAEACDAEBaDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CA CDEC aABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D D E bEDA D  C      a   B    b  B      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,894 301,080 162 255 1091 21210 181135

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 54 29 46,75 39 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcb A BEcc BBDDdeBECEAECDCAA DAEd 

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EA   bD  BdA ebAdDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik   bEDDcDbDA bcBBb     D       CDBD      

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen bEdca  bB  ABcbecbE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,595 301,080 160 251 1073 20869 178349

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 18,55 17,44 12,98

Toplam: 120 51 14 47,50 40 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDaEDCEADAcBdEEBDBBDDCdBECdAEC CeAdeeEdB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC  EDdbB A CAA DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  Db DDED DAA     a             D        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,439 301,080 101 145 466 10008 89386

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 71 16 67,00 56 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEA AAD cEBBDDBCeBAEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  dAEe  C eABABCAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bdDDEDCE AADBBC  B D B     A  D  B      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE  b CeeBc   ecbB C

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÇORLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,261 301,080 107 155 502 10696 95044

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 70 17 65,75 55 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE dAAbEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDEe BABA eecbED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADdBC AB D          D         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dE ccd BbaAa   b  E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,540 301,080 59 84 241 4966 46186

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 83 14 79,50 66 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEA AADE EBBDDBCDBdEECCAEACDAEBEDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDECAaABA CdBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EDCE AADBcCD  dDAB eD     DddBa     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcbBCBbBAC Eb   EC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 2 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 3 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KIRKGÖZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,084 301,080 163 256 1099 21339 182453

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 52 21 46,75 39 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEcB   E EcaDDeCbBAEECCAEACD EBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECb C BABA CA CdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBe  DbEDb D  C  B   B  c               

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen d a cc  Ddc    cb  b

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KÜLEKCİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,934 301,080 117 174 578 11941 105394

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 69 23 63,25 53 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADceEBBDDBCDBeEECCcEeCDAEBEDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDEeAdABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDD DCaDA DBBde BeDdB bD cA C          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen Eaa d   D     bcc E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 5 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AKBAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,852 301,080 103 148 480 10272 91556

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 70 15 66,25 55 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABcEEBeBBaDCABECEcECDCA aDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeeE A BBABCAe DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDA b    D             D  dD    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E cE CCbB  Ad  Cc Ee

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMIREL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,247 301,080 187 310 1506 27357 234968

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 41 25 34,75 29 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEcDCeE dAA c EcBDDBC BAEEC  EceD EB  AE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAEe caceABA adBCEc     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b DDEDec e DBaC     d    a   Cb         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen                   c 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,081 301,080 49 71 190 3939 36475

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 87 17 82,75 69 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEAcAdDEaEBBaDBCcBAEECCAEACDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDEC BAaABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBcD DCaDAADBBbDABC cBAe B b  DC  D     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECAEBaBDBACDcCA BEa

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 3 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,354 301,080 29 44 112 2454 22304

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 36 0 36,00 90 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 92 10 89,50 75 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDbCDE B    eEBBDDBCDBdEECCAEeCDAEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEC E ABABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBCDABC ABADDB  BCDCCBDECD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  EaAEBCBDBA e  cbaEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 12 0 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,579 301,080 10 21 52 1289 11142

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 98 8 96,00 80 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAAcBEEBDBBDDCcBECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDAeBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDAB   B  DBDdD  D 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEc BCCDeDaA   CAbE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 12 0 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YASİN YILDIZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,158 301,080 161 254 1087 21138 180509

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 54 29 46,75 39 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DbCEDCEAbb eBEbcbeBD dbBECEcECDCeAbDAcEa

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal E Cde DbCdBA edAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDbDAACcB   DA           De d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EcdE Ce B b         

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 0 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,899 301,080 26 40 97 2202 19936

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 95 18 90,50 75 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEA AADb EBBDDBdDBAEECCAEeCDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDECAdABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EDCEDbADccCD BCDcBAe aBABCDCCBDECDeD

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcEBCBbBACDbe DeEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA İNCİ ESİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,369 301,080 82 114 349 7136 65044

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 0 34,00 85 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 75 6 73,50 61 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAADE  BB DBC BAEECCAEACDAEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal   AEC Ea  ABABCA CED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDbEDAADBBCDAB D          De        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEac  CB  A  E A cEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 0 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 0 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,313 301,080 181 300 1440 26426 226450

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 30,12 29,09 26,17

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 4 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 46 38 36,50 30 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCaDCE bccBcEcBa BDc eBEdEAEdaCeeaDAabc

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Matematik BDDEDD DC AA cB  DD  beAB ABB dD  dDce  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen cacEeCCbBedecbDbcCEe

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 8 11 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 2 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,578 301,080 55 78 207 4266 39619

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 85 12 82,00 68 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBaBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEcAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDECABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D DbEDCEDAADB C  B  cB  D     DedB      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEC beCBeBAeDb A BE 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,327 301,080 145 221 844 16757 144957

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 61 27 54,25 45 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DbeEDCEADA dBEbBDBBDDCdBECEAEeDCAeEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCbaA cBA eAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik aebEDDc CDAACccd c b D         D  d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EdcE a DBe A  D c   

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 4 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU ASİL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,183 301,080 153 239 975 19329 165976

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 56 24 50,00 42 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEAaAADbBEcBDDBCDBdEECCbEACDAaBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACbEC EC dAeA becCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik c D EDbbaA DBBa  B            D d       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EdCe    D     e b  b

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 0 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DİKEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,982 301,080 137 201 768 15421 134273

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 63 26 56,50 47 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAAddEccDeBDDCABECEAECDCAdbDcEdB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbC CE  aBBA edAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDbEc dDCDA  BBabD A    B      D        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen b dbBb edD AB DecC B

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 2 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,415 301,080 165 260 1156 22209 189782

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 52 28 45,00 38 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEA A decc DBcD ddBECEbECDbAdEDAEdB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCEc aBBA eAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  Db D E b A          D  B    C DBD      

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen cEcaeb beD eB b b  d

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 0 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,064 301,080 133 197 758 15217 132543

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 60 12 57,00 48 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCeEAaAADEBEBBaDBCDBAEbCbAEACDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAEeDECABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DdD     D            B                  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E  dcB BD          b

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 436,084 301,080 6 16 36 909 7725

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 102 14 98,50 82 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABaEEBD BDDCdBECEbECDCeAEDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACEDAaBBAdCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDedDbDAACBBB DDAC DAB ABBCCDBDCDECDA

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcEBaCbBDCABEDCAbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 1 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SÜMER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,396 301,080 190 323 1654 29856 257339

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 18,55 17,44 12,98

Toplam: 120 35 27 28,25 24 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe C DD DE d A aaacBDbadbBdEECeA ACcAEadDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cdbECDEeAaA     BC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bca   dcDe D a   B DAB       b          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 1 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,719 301,080 39 56 145 3112 28645

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 91 18 86,50 72 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAADEaEcBaDBCDBAEECCcEACDAEcbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAECDdCABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBC ABC ABdD  c  eDC BDE DAD

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EcCdEcCBDBe D bbDBEe

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 2 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,640 301,080 109 157 511 10799 95912

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 70 21 64,75 54 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDaEADdAcBEdBDBBDedABECEAECDCAeaDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAbAeEDAeB ABeAdEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  aDEDDbD                      CDBDCDE   

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEccBCCbBD AB bCcCEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 0 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,644 301,080 123 182 648 13253 116205

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 66 22 60,50 50 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE D AeBEEBDBBabdeBECEAECDCAeaDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeebDAedBABeAAcDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDbDDEDCDA aB    DA D  B    C D        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  Ec   eDe  AB  dbCE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 0 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ZEYNEP ŞEN * 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,166 301,080 139 205 781 15601 135544

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 62 22 56,50 47 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe C DDCDEAdAAD BEBBDDad BAEECC EACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDECABABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik adce  bbDA D BCD ed A                   

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEacb  dcdA e ebb Ee

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 4 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,456 301,080 36 52 132 2902 26546

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 92 17 87,75 73 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcDAAdBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDACBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDbEDDEDeDAACBBB DeA  DAB    CCDBcdDECD 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EddcaCeDeDCABc ebbE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 1 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,945 301,080 83 115 353 7201 65534

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 79 22 73,50 61 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAcA DEBEBecDBCDBAaECCAEACDAEBEDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CbECbEebBABABCAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDaEDAADBBC AB       B ABCDC        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEacbcCBDdAdeaebbBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 0 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,047 301,080 118 176 603 12478 109675

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 66 16 62,00 52 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcDA a EEcDeBDaCABECEbECDCAA DAcEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeC  Aaa     eEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DDEDDEaCDAACBBBAD   DDAB A             

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEd  C bBD     ecC  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 0 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,629 301,080 45 65 179 3694 34341

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 88 16 84,00 70 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAA  EEBDBae CABE EAECDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeeEDAeBaABdAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDbEDCDAAaBBBADDA D   B    CDBDCD CD 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAb CCDeDaA cbCAbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 1 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKEM  EBİNÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,189 301,080 191 324 1656 29884 257712

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 0 7 -1,75 -4 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 34 23 28,25 24 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEeC   A BeE cbBBe CeBECEAECDCA aDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACA bc acBA aed DcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik ccb   dbb b                             

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen b                   

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 3 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNE  İNAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 191,545 301,080 193 329 1829 32443 284427

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 18,55 17,44 12,98

Toplam: 120 23 28 16,00 13 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCaEAdAdDEBcc  babb dEE e  eCDb ebDbE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal d eE     a   abeBC b     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik ba  c    e   eC  B             C        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 6 9 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,537 301,080 129 191 694 13982 122498

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 66 27 59,25 49 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe bDCEDaEAD Aa EEBDaBD CABECEbECDCebbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDACddABC AdDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DbED EDCDAAbdeB   c  DAB     eD D DE   

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcbBd beb Adbb  eE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 1 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEJA NAZO ÇAKIL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,698 301,080 171 272 1229 23480 200361

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 50 29 42,75 36 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE DA BBcEcDeaebdABECEAECDCcdaDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCEDAecBA CAAdDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik cab cbEa DAAbaB    A           D  d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen d  c   ec     c   E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA NUR ÇİÇEK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,405 301,080 69 96 283 5814 53314

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 81 16 77,00 64 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAcAADEBEBBDDBCeBAEECCAEACDAEBdDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECcEa aABABCABCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDddeA DB CDcB  AB  D    CD         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEdAc CBDBd DECA dEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 1 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA UR UÇAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,669 301,080 180 299 1435 26387 226117

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 43 25 36,75 31 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDccBA D  ccBbDeC BeEECCAEAbDeEabDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACeEee adaABe CeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik eB     b     e   B        B   DC        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EcC     D      e   e

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBO 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,499 301,080 131 195 738 14902 130333

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 62 17 57,75 48 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAAB ccBDBBDDCABcCE ECDCAbED    

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCE deB     AdDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAAdB Bb DAd e B A  CCb   D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen b      be a       E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 2 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 3 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,654 301,080 17 30 69 1649 14690

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 98 17 93,75 78 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAaAADcBEBBDDedDBAEECCAEeCDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal AeAECDEeABABABeABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCaDAADBBCDABCDcBAD BBABCDCCBDECD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen cECcbBCBb ACD  cbBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 13 1 87
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,104 301,080 78 108 332 6776 62004

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 79 18 74,50 62 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAAeBEEBDaBDeCAdECaAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACEDACdBA aAeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAAbBBB D c eDAB               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EE b CeDBD Aaabeb EB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 2 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,714 301,080 71 98 289 5891 54026

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 83 24 77,00 64 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABaEEBDBBacCABECEAEbDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACceEbAeBBAdCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  cbED dDdDAACBdBAD A DeABB    CDB C  C  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcaBdCbBDCAdabCcbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 1 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZGÜLER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,903 301,080 40 58 155 3252 30016

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 90 16 86,00 72 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe C DDCDEABAADEBEcBDDBCDBdEECCAEACDbEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dbAECDEeABAaABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDbDCEDAADBBC  B DABADD     DCCBDECD  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEaAddCeDaeC E AeeEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 0 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM MENEKŞE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,911 301,080 119 178 608 12508 109860

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 65 11 62,25 52 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEccAADEBEBBDDBCeBdEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDECABAeABCAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBcDE CEbAA   C  B  AB   B    D         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen                   E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,220 301,080 43 63 175 3561 33053

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 87 10 84,50 70 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEA AADEBEBBDDBCbBdEECCAEACDAEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAcC EaABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DaD EDCE AADBBdD B D BADDB    DC BD     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcd CB BAbD CA BE 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 1 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPAL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,918 301,080 170 270 1218 23283 198635

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 48 19 43,25 36 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcDAAccEEaDaBaDCABECEdEeDCAebDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbC C e  BBA CAe DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DDE  E bDA  B                 D        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen ccda                

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,854 301,080 70 97 288 5882 53872

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 82 19 77,25 64 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADdABaEcaDBBDDC BECEAECDCAAaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC   eACBBA CAdEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BcDEDDEDCDeACBBBADDAC e B    CCDBDCD    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen Ed EBaebecCAB b bCE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 1 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,624 301,080 34 50 127 2801 25704

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 92 17 87,75 73 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEcBDDBCDaeEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCeECcbe aABAeCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBCD BCDABADD  AeCDaCBD CD  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcc CBDBACDbCb  E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 12 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAANBERK GÜNER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,095 301,080 108 156 505 10720 95267

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 73 29 65,75 55 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe eEDDCDE BA DEddcBaDBdDBeEECCAEACDAdB DeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDbCABABABaABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDD  CEDA D BC A C ABADDBa   DCCB   D a

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dbacdBeeedebD debBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 1 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ŞAHİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,540 301,080 64 91 266 5435 50155

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 84 23 78,25 65 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCaDCEADAABaEEBDBBDcdABEdEcECDCAd      

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEDdeBBA CAeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDbEDDEDCDAACBBBADDACDD BBb BCCDBb   CD 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen bEcceCeDeDCABEDecbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 9 5 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 12 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRÇAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,451 301,080 65 92 267 5446 50243

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 83 19 78,25 65 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcDAAaBEEcDBBDDCdBECEAECDCAAdDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEDAeBeA bAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDbDCDA aBB   DA    B     CDBDCD C  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEddBCCbBe AdcbCcCEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,707 301,080 37 53 139 3034 27885

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 92 22 86,50 72 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAAc EEBDBBDDbdaECEAECDCAbEDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACEeAeBeABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDcDDbDCDAAdBBBADDcCDDAB A BbdDB aDaC  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcEdCCbBDCABbbCACEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 12 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,870 301,080 61 88 250 5136 47839

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 84 19 79,25 66 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEcBAADEaEBBDDBCDBAEECCAEACDAEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAECDEeddABA CAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EDCEDAADBadD B cABAD B   dDCC DE    

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEacbBCeaBAC  bb BEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 0 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 1 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,327 301,080 173 277 1248 23729 202451

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 18,55 17,44 12,98

Toplam: 120 49 27 42,25 35 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEeCc D eBaEcaDBBaDeeaECEAECaCebEDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCbccCddA CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DbbDDEDb A dB B DcA e  B     dD        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,433 301,080 41 60 165 3368 31231

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 92 26 85,50 71 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEABAADEBaBBDDaCedAEEdCAEeCDeEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCeECDEeABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDeEDCEDAADBBCDABCDABAeDBBABeDCCBDcCb D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EdCcdBCBbdAaDbebDBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 13 2 87
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,576 301,080 24 38 94 2095 18857

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 95 16 91,00 76 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABdEEcDBBDeCABECEAEeDCAAdDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEDACdBABCAAdDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBB DD C DABB    dDBDCDEC  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcEBCCbBDCABabCcbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ERDEM IŞIK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,392 301,080 73 103 299 6139 56323

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 81 19 76,25 64 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEaCEADAcBBEEcDBBaDCedECEAECDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCED bBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDEDDEDCDA CB B eDcCc ABdA    DB C  C  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EE  BaCDeDbA   eb EB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 5 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜNEYSULU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,777 301,080 27 41 103 2282 20725

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 95 19 90,25 75 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CcDDCDEA AADEBEBBDDBdcBdEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAE cEedBAaA edBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDB ABCDCCBDEdD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECAEBaBD ACedbdbBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 14 0 93
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,869 301,080 50 73 197 4127 38426

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 87 18 82,50 69 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe bDCEDCEADAABBEEBbeBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EeC CEDAaBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDD DDEDaeAAC BB eD   eABB    CDBDCDc   

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEccBCCeBD AcbbCbCEa

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 2 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,519 301,080 56 79 213 4461 41505

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 89 30 81,50 68 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAdAAbEaEBBDDeCDBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECcEecBABAcabced      

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik eBbDEDbEDAADcBCDABCDABADccBABCDCCBDECDAD

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dEadbBCeaBACbceADBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 14 1 93
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,005 301,080 112 166 544 11433 101048

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 67 12 64,00 53 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDC DC ADAABBEEBD BDb ABE E ECDCAAEDAcEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAe    ACBBA CAAEcBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BabEDDEDCDAAC BB D A                    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEc    De bAB  CdbEc

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 452,039 301,080 1 6 14 404 3190

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 107 13 103,75 86 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe eEDDCDEABAADEBccBDDeCeaAEECCAEACDcEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECDECAdABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBCDABCcABADeBBABCDCCBDECDcD

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECAEBCBDBACDECdDBbC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 13 2 87
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 435,646 301,080 8 18 39 934 7904

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 100 7 98,25 82 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEBBDDBC BAEECCAEACDAEBdDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECaEC aABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEDCEDAADBBCDABCDAB D d A  DCdB   D D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECAb CBDBACD CADBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 0 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,026 301,080 104 149 484 10412 92664

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 73 29 65,75 55 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDcA AAedaccBDDaCbBdEECabEACDAEeEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCbdC Ea BA ABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DaDDEDC  AADaBae B  ABADDB    DCdBD  D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEecd CBbBAbDaCdcBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 2 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRACE REİS 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,814 301,080 44 64 178 3676 34164

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 87 12 84,00 70 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcDAABBEEBDBBDbCdBECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCE AaBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBBA  c    B      DB       

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAEdCCbeDCAB eCcbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,995 301,080 46 67 183 3755 34857

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 91 28 84,00 70 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDaCDE BAADEBaBBaDBCDBdEEdCdEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAECaEaAcAaABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DdDDEDCEDeADBBCDAaCDcBADDBBABCDCCBDECDba

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dcbcbBCeDBACDcbADeEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 12 3 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,761 301,080 84 116 355 7228 65743

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 26 9 23,75 59 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 79 22 73,50 61 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCcEA  ADEBEBBDeB  BAEECCbEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAE DEC  AeAaCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bdDDEDCdbAADBaCDAB eAB DcB ABCDddBDECD  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  ECd  ddDdACe   bBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 3 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKGÜN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,531 301,080 146 226 896 17918 154164

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 56 14 52,50 44 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAA BaEcDBBDDCABECEAEeDbeeaDeE d

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EA   Ea          DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik cDDEDDEDC A Cc B DDACD dB   B         D 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen        De   B       

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 2 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,585 301,080 128 190 692 13978 122427

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 63 16 59,00 49 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe C DDCDEcdA DEBEBBDDeCDBeEECC EACDe B DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CddCDE AdAdA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EeCdDA DB     dD   D      D dB      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E CAc CBb A    b B  

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR CEYHAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,575 301,080 106 152 494 10638 94664

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 18,55 17,44 12,98

Toplam: 120 67 4 66,00 55 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABA DEBbBB DBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDEC BAeABCAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D DDEDbEDA DBB      A         DC        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 0 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,759 301,080 77 107 327 6683 61259

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 80 21 74,75 62 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEABAADEaEBBDDBCbBAcECCAEACDbEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAEeDbCABAdc CAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBCDAB            DCCBDE c  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECc  eBbBA DabcbBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,701 301,080 132 196 747 15088 131605

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 63 23 57,25 48 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEdD A BaEBDBBDDCABECEbECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EeCdCdDA dBAaCAedbc      

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDaED EDCDA dBB    c  eAd      D  C     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E c    eaD AcEc  Cc 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 3 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,208 301,080 48 70 189 3924 36370

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 85 9 82,75 69 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADdA  EEcDBBDDCABECEAECDCAA DAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal        A ccAdCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDE  DAACBBBA DA  DAB     dDB dD C  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAE CCDBDCABEbCcCEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 0 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 0 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERMİN ÖYK Ü T* 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,557 301,080 189 316 1574 28723 247142

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 30,12 29,09 26,17

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 36 19 31,25 26 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEAD  a E cDeeaDCeBEbEAEdDCAAaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Matematik Beba DED De  a                          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcc C cea A        

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 0 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,084 301,080 99 142 445 9600 85934

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 73 21 67,75 56 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEBBaDB DBAEECCAdACDcEBbDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCbECD acBAeA eABCEb     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAAD BCD    Ad   a    DC BD     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECc  CBeBA eE bbe b

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 1 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,563 301,080 114 169 549 11504 101627

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 71 28 64,00 53 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDbCDEABAADdBEBBDDBCDBdEECCcEeCDcEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCeECabeABABABaABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D D  DCEDA DBBCD c DABe   cd  DCb    D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECdb eeD d e adbBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 4 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR ZERENÜZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,966 301,080 174 278 1256 23827 203162

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 50 32 42,00 35 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CabDCDEcdA DEBcceDDBC BdEECCcEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAE Dd  aAeA aAcC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DecbEDCbab c B   c  A         DCdB      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEddb ee a  D  A   b

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 3 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 3 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,703 301,080 54 77 206 4250 39490

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 86 14 82,50 69 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEcBDDBCDBdEECCAEACDeEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDEC BAcABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEDCEDA DBBC  B DABA DB   CDC BD  D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcd CeDde  ae  cEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 0 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYDIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,440 301,080 79 109 336 6860 62718

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 79 18 74,50 62 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABA DEBEBBDDBCDBAEECC EACDAEBdDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECaE ABAdA CeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik Dd DE CEDA De C AB  ABAD   A CDdCBD  D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE cc eeD eaDECbbBdb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 1 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,320 301,080 20 33 76 1773 15962

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 97 16 93,00 78 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCdBECEbECDCAeEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACEDACBdABCAAEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBBADbcC DAB  BBCCDBD DEC  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcbdCCbeDCAB ebebEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,942 301,080 102 147 472 10097 90073

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 71 18 66,50 55 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe cDCEDCE D ABBEEcDBBDDdeBEaEAECDCeAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EA  CE AeaBAdCAdEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dabEDDaDCDAAdBBBA DA     B    CD        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EE   CCbBb AB    eEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 1 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,406 301,080 15 28 65 1542 13705

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 97 13 93,75 78 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAADEBEBBDDBCDBddECC EACD EB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEC EebBABA CABCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBbeABCaABADeBB BCDCCBDcC  D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcEBeBDBACDECADBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 3 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,992 301,080 33 49 126 2773 25439

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 93 19 88,25 74 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEABAADEB cBDDBCDBAEECCAEAbDbEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDECABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DdcDEDCEDAADBBCDABCDABADc B  CDCdBDECD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EbCc BeebaACcbCd BEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 2 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,631 301,080 168 265 1179 22576 192777

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 51 26 44,50 37 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDaEaCE D    bEcbeBDbd BECEAECDCAA DAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAabCEDACBBA bAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik cDDE DbDb A dc   e  C         CD        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen dc b  aec  e  b b  B

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 2 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,232 301,080 85 117 360 7292 66369

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 79 23 73,25 61 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEaEceDDBCDBAEECCAEACDAaaEDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECeEeAcABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBde BdeAB   B   CDCdB   b  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcdd Bb AbD ed BE 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 3 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇELEBİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,028 301,080 149 231 942 18801 161411

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 55 16 51,00 43 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEAdAAD BEcBDDBdeBeEECCAEACDAEBaDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECaEeAdABABCAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD  cCEDA  Bc c                        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen         D           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REBER ÇAKAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,015 301,080 127 189 682 13914 121780

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 65 21 59,75 50 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEcDCDEAd  DcaEBBDbBCDdeEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAEC E AeAdABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBCD B   d eD     D d   b   

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  b db  db e e       

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,877 301,080 68 95 279 5748 52836

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 84 25 77,75 65 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEAaAADbBEBBDDBCcBAEECCAEAaDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEC aeABABABCeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DdDDE CdDAADBBCDAaCDAB DD B cCDCbBD  D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEacceaBbBAaDbeb dEe

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 3 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,524 301,080 130 194 711 14334 125533

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 15 10 12,50 31 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 66 29 58,75 49 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEAbAABaEEcDBBbDdeBECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdC Dc BBA eAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDbEDDEbCDAeCBaB e b    B    aeDBD    a 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EacbeC cec    e bC a

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 3 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,926 301,080 23 36 87 1994 17978

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 95 14 91,50 76 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEeCDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eabECDEebBABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEDCEDAADBBCDAB   B       CDCCBDECD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcEdCBDBACDcbbbBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 0 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN TEZAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,641 301,080 175 279 1259 23864 203492

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 47 20 42,00 35 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDbE bA B c BDBBD CdBECc ECbCA EDAE B

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbC   D  B       DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik eDb  D D DA                  CCDBDdDc   

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen aEebBee       bacd B

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 3 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,729 301,080 144 220 828 16477 142691

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 62 29 54,75 46 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAcAAbcdEcBDDBdcBAEECCAEACDeEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACbEdabadaABA CeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D D EDCEDdAD BC      BA a               

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dEadcBCeb caDaCbDB  

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,140 301,080 87 119 364 7431 67578

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 78 20 73,00 61 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe eEDDCDEAaAADEBEBBDDaCDBAEECCAEeCDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDbe BABA CABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EDbEDAADaBC AB          cCDeCBDE D D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEacdeeBDaA D ec  Eb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,146 301,080 183 304 1473 26928 231124

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 45 38 35,50 30 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe C bDCebAaAADcBcaebDBdeBeaECacEeCDbEB DeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECc ebBAeA aABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DaD  aCdD  eaBC    D B          bBc  D a

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen   Ccc e Dee   CdDe  

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TAYFUN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,166 301,080 32 48 124 2753 25300

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 93 22 87,50 73 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADeAcBEEcDBBDDCeBEdEAECDCAAbDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACEeAeBeAdCAAEDaC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDbD dDbDAACcBBADD CcDABB   CCDBDbDECDA

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcEBCCbBDCABbDCACEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM KARADAĞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,064 301,080 116 173 576 11923 105226

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 67 15 63,25 53 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEeDCDEA A DEe BBDDeCeBdEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECeECdcABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D DDEDCaDAADBBC Aa DAB e                

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dE  c  dD A        b

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERCAN İÇKE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,298 301,080 184 306 1483 27060 232251

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 13,04 12,53 10,92

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 41 22 35,50 30 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE  c B E aDBBDbdAaECEAEeDCAbEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAecCcDbeBBABadAEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Fen  b aBa ca      b   a

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,517 301,080 125 187 669 13644 119512

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 64 18 59,50 50 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCc bcA  EdcDcBDDCABECEeECDCAeaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CE  CBdABbAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDD DDb   A    B  DA c        CD D D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen Eac BCebBD A  DC   B

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 2 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERSİVRİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,169 301,080 28 43 106 2325 21117

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 93 13 89,75 75 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEcBcDBCDBdEECCAEACDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECDECbBABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D DDEDCEDAADBBa cBCDABA DB   C C       D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECdEBCBeBACccCAbBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 1 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,671 301,080 58 83 240 4951 46060

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 85 21 79,75 66 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDeEDCdADAABBEEBDBBD CdBEdEAECDCAAbDAEEc

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CE AeBBABCeAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDbEDbEDCDA CBBB DDAC b BB  BCeDBDCD C  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcE CabaDCABa eAbEa

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 3 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ KAYA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,744 301,080 154 240 981 19441 166811

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 18,55 17,44 12,98

Toplam: 120 52 8 50,00 42 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE aAADcBEBBDDaCDBAEECCAEACDAEBEDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  aAEC E   AeA CeBC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBD    EDA D  C                         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 0 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,466 301,080 11 22 54 1340 11667

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 99 14 95,50 80 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcDAABBEEcDBBD C BECEcECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDACc ABCAeEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBBAeDAC eABB BBCCDBDCDECDA

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAEBaCbBDCAcb CbeEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 2 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,386 301,080 186 309 1505 27313 234629

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 18,55 17,44 12,98

Toplam: 120 39 17 34,75 29 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEcDCDEAdA D BE BbDaC    E d EAb Aac DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAE  Ea BA   CeBC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b D   CabA c Bb     A  D B   bD         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 8 4 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 0 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ÇAŞURL UK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 435,650 301,080 7 17 38 933 7902

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 103 17 98,75 82 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEaEaBDDBCbBAEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECeECbBABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DaDDEDCEDAADBBCDABeDABADDBBABCDCCBDECDAD

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEacEeCBDBACDbbcaBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 13 2 87
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,591 301,080 105 151 487 10466 93179

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 71 19 66,25 55 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEAbAABaEEcbBBDDCdBECEAEaDCAcEeAcEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACEDbCBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DDEDDE  DAACBBeADDA  D       CD  db    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E e   ebe  d    c E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 1 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,624 301,080 100 144 464 9981 89156

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 72 20 67,00 56 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABcdEBDBBDDCABECEAEeDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEeACedAdCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDbbDDEDCDA CB      C a BB              

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen bEcb eCbBc AB eCc E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KAYAKAĞINLI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,556 301,080 13 25 60 1491 13117

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 97 10 94,50 79 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEc

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdeEDACBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDdDCDAACaBB DDA  D B A BCCDB   EC  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAE CCDBDCABE ecbda

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 0 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ÖZBAKIR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,101 301,080 136 200 767 15396 134116

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 61 18 56,50 47 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE aA   dccBDDBCDBAEECCAEACDbEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECc CABAd  C BC b     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D DDEDCE A DB  D Bac  d                 

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EbCcb  aD A D  cDB b

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 3 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR FİDAN GÜMÜ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,146 301,080 47 68 185 3829 35562

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 87 12 84,00 70 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADaBEBBDDBC BAEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEC E ABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DdDDEDCEDAADB C  B  ABAD B A CDCdBDE D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE cb CeDd C  ecb Eb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 1 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,578 301,080 92 128 395 8322 75312

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 75 16 71,00 59 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEABAADEBEcBDDBCDBeaECCAEACbAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  dAECDcaeBAeABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBCD B DABADeB A aD      b  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen         D e    c  E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,223 301,080 157 246 1021 20109 172440

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 4 26,00 65 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 18,55 17,44 12,98

Toplam: 120 51 9 48,75 41 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEA AAab EBBaDBCDBAE CCAEACDb      

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal    E  ECAaA A eeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEDCbDA DBB   B DA                   

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 12 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,312 301,080 98 141 442 9552 85617

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 73 20 68,00 57 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAAB EccDBBDDdABEdEAECDCAAbDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC C DA BBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDED EDC AACB B   cCDDAB b  a          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E ccda bBcbAB b cCbB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 3 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKTÜRK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,100 301,080 57 80 228 4711 43714

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 85 18 80,50 67 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEA AADEBEceDDBCbBAEECCAEeCDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEC EC BABdBCe CED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBcDEDCEDeADBBCD B DcBAe   AB DC BD C  D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EdCcdBCBbBACDc c BEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT GÜVENO 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,445 301,080 25 39 95 2159 19551

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 96 20 91,00 76 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEAbAABcEcBDBBDbCeBECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDACBdABCcAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDEDDEDCDAACBBBAeDACDDABBA BCCDBDdDEC  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEdcBCCbBDaABabeebEe

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 12 2 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ADAŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 428,488 301,080 9 20 49 1248 10714

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 100 15 96,25 80 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABaEEBDBBabC aECEAECDCeAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDAaBBABCAdEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABdA aCCDBDCDECDA

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcEBaCee CABE CbbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 13 1 87
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YILDIZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,795 301,080 126 188 675 13759 120618

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 63 13 59,75 50 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEc   aBE  DBB  CdBE E ECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EA dCE  ea A CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDED  A C  B DeAC eAB A   C B     D 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  Ecc aCeB e         

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN DALGIÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,988 301,080 72 99 291 5969 54703

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 81 17 76,75 64 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEBDeBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCEDAedBABCAeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDbEDDE CDAACdB    A    B     CD  d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEdEdaCbBDCAd bCcbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRBİLEK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,449 301,080 95 134 417 8935 80409

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 75 23 69,25 58 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBaBBDeBCDBeEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal bCAECeEeAdABABCeBCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBacEDeEDAADaBbDc     c  B A  DC B      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dEbcdB  DBA D ecDB b

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 3 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,170 301,080 94 133 416 8821 79486

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 1 34,75 87 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 73 13 69,75 58 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE  AADEBEcBDDB DBAEECCAEACDAEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAE DEeA A A CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b DeEDCEDA DBBbD B  AB e      DCdBDE D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E ad   B  eC   c  Eb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 0 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 2 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZLI CAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 450,246 301,080 3 9 19 455 3641

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 106 11 103,25 86 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABeEE DBBaDCABECEbECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDAedBABCAdEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDbDAAbBBBADDACcDABBABBCCDBDCDECDA

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAEcCCDBDCABE CAbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 14 1 93
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,930 301,080 151 234 957 19038 163364

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 57 25 50,75 42 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEd A  c EcBaDBCDaAEEaCAEcCDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAE c C aABA aABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bB D  ebDA D ad   CDbd DD     DCCBD CD  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen cae a  dD e e       

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 2 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,395 301,080 75 105 307 6248 57308

Katılımlar: 194 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 30,12 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,04 12,53 10,92

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 15,09 14,30 10,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,46 3,14 2,29

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 18,55 17,44 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,29 2,04 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,17 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,29 1,13 0,76

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,74 4,99 3,52

Toplam: 120 80 15 76,25 64 67,45 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEA AADcBEBBDDBCbBAEECC EACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDECdBA ABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEDCEDAADBBCD    ABdDe     DCdBD  D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEac d eDBcb      E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 2 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA RÜYA BALK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,306 301,080 45 262 1174 22470 191712

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 2 13 -1,25 -6 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 55 41 44,75 37 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDeCDb aAcacBEBBDDBCcBeEECCbEebaeEBdDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCeEdDE ddAdA eeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDD cb DA DdBdD B DABAD B   CD d D     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dcadEd  Daed   eeabb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 0 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BERTAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,955 301,080 25 185 654 13387 117318

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 65 19 60,25 50 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE cAADEccBBDDBdeBdEdCaeEeCDAEBEDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDE ABABA aABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D DDEDCcDA D B    CDAB D                

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECebB cb     b b EC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 0 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,965 301,080 1 72 192 3950 36562

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 90 26 83,50 70 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEBBeDBCcBdEEaCAEACDcEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDEaABABABaABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDbDCEDAADBBCDABdDABADDBeABCDddBD  D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EbacEBeBDBeaDbbebdEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 13 2 87
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALARA ATASOY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,966 301,080 11 132 413 8708 78543

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 76 25 69,75 58 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEcBAADEBcBBDDeCeBeEECdAEeCDAEBEDAc

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECbEaABAdABeeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDbDCaDAAD BbD B DAB D B  BCD d D     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEacaeeBDBAe b A  Eb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 0 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÇINAR ÇAK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,081 301,080 44 258 1116 21683 185598

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 52 25 45,75 38 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEdbA cddcBeBBD  ecECEAECDCAeEDAEdB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EA d c  Cc A   AdDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDbED EDC A dB B e   eeAB   B C         

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen Eddbc  cB     D    B

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 3 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA DALDAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,086 301,080 10 129 399 8411 75955

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 75 18 70,50 59 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEcEBBD BCcBAEEdCAEeCDAEBEDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDECAcABA CeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBcDEDaEDA DBBCe BC ABAD d    D         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  E cEBCeb ACe   b E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 1 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI PULGU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,700 301,080 57 289 1341 25041 214244

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 26,43 29,09 26,17

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 18 10 15,50 39 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 45 21 39,75 33 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE D Ad EEceeBDDCeBECEAECDCebaDAa B

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Matematik  DbEccEDbDAAaBdBA cA DDAd   BCCDe d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen        be           

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 3 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR İRKİLMEZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,121 301,080 5 111 339 6905 63071

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 81 26 74,50 62 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAcAADEcEaBDDeCDBAEECCeEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAEeDbeABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAAD Bbe  CDABADDB  B DCbB      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECdbedebBAacaec cEa

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEHRAM TÜRK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,723 301,080 55 286 1322 24830 212593

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 13,07 17,44 12,98

Toplam: 120 45 20 40,00 33 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEeCE D  dec cDeBDDCABEaEAECaCeeEDAcEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbC C DAC BA eAdEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BaD  Dd bD  bc     A  e B   B           

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 1 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EKMEKÇİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,147 301,080 64 314 1553 28355 243873

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 38 23 32,25 27 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe bDCEaaE       aaeaBD CABEdEAEeDCAAdDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EeC            AEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DbE    CD  C    c A                    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen bcccddCbc C B bd    

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAN AKBIYIK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,660 301,080 68 319 1627 29500 253918

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 38 36 29,00 24 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe bDCEDCE DA aecaBbeBbDdAdEeEAceDCeAaDeEbB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal abC CdD  c A e e cBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik d bE bdDb   d      c          CD  dD    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcE  ebB d B     E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 3 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA YAZICI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,727 301,080 38 225 888 17693 152210

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 59 25 52,75 44 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEec ADaBEcBDDeCDBAEECCAEACDeEBEeAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAdeaaCABABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik   D EDb D  D Bd              bDe        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEaece eDe bD b DB e

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR YILMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,279 301,080 37 224 872 17366 149773

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 58 18 53,50 45 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe bDCEDCE DAAceEEaDBBDcCABEaEAECDCeAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEDAedBABCAeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  e  D a C b  B    bA cc B     CD D D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen        De           

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 3 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ UÇAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,078 301,080 61 305 1474 26942 231238

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 43 29 35,75 30 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDeCDE aAcacBEBBDDBbcBeEECCbEeCDeEadDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCeEdDE  B aA   BCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b D               C  B  D     D         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen dcadEd  Dae    ee bb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDABALCI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,191 301,080 58 291 1348 25117 214915

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 13,07 17,44 12,98

Toplam: 120 44 18 39,50 33 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe eEbDCDE a  b BEBB DBC BdEECCAEAC   BbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal    E  cacdABA  ABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik  Beb  eEDd  a d  BC ABceDB   C          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 3 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,006 301,080 14 146 471 10088 89981

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 72 20 67,00 56 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEdb A BEEBDeBDDCABECEAEdDaebEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCc dac A aAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDbDDEDbDAACBBB DDAdDD BB  BCCDBD      

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEca a eB           

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,230 301,080 69 320 1633 29551 254403

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 6 17,50 44 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 32 12 29,00 24 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDC   d   c   BDDcd BAEE e EACD   bDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal     C     A A aABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik         D                    aD         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E CcbBeB    e       

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 3 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE BEYHAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,834 301,080 28 202 769 15438 134455

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 61 17 56,75 47 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcDAAcBEccDBBDDCABECEAECDCAA DAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCbDAedBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDb D aD DA a     D  c  B b     d       

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen bEd eC              

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 0 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÇAĞIL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,634 301,080 19 159 524 10992 97295

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 68 11 65,25 54 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE aAADE EBBDDBC BeEECCAEACDAEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CeECDEaABABA eA CED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDbDCEDd DBBdDAcCDAB e BB    b        

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen                    C

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ACAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,106 301,080 26 192 697 14044 123081

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 64 19 59,25 49 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe bDCEDaE DAA BcEBDBBDbCeBECbAECDCAAaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACcCEDAaB ABeAAdDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDEDDaDCDA C  BA DA  e B   B           

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen   c B   e ae    d E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 2 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE EYMEN TOPAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,910 301,080 35 215 818 16228 140836

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 13,07 17,44 12,98

Toplam: 120 60 18 55,50 46 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDaEADAA cEEcDBBDDCbBECEAECDbAeaDAEce

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal cACeC    ddA CcA DcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDbEDDEDCDA CB B DDc  bAB A BCC  D      

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 2 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ALTAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,950 301,080 15 150 485 10422 92751

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 71 21 65,75 55 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CdbDCDE BAADEBEcBeDBCDB  ECCAEeCDAEBbDAc

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  Cb eDbeABABABCeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DaDDE CaDAADBeCDAB   B e B   aD      D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECc BCeDBeeD     EC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ŞAHİN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,783 301,080 33 211 808 16045 139385

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 61 22 55,50 46 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAAbEBEBBDbeCDBAEECCAEACDbEBbDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal           ABcdaA         

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDA DeBdeAB  ABA                 

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EaCdbBeeDBA c eeb Eb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 1 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSİNEM MEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,952 301,080 13 143 448 9627 86083

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 73 21 67,75 56 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCaDCE DAABBEEBDBBDbdeBECE ECDCAAbDAE  

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal dAC CEDAadBABCAAbDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAcCaB    A be BBA BCCD        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAcB Cce adB b  bE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 2 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN DOĞAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,255 301,080 46 266 1182 22634 193203

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 52 31 44,25 37 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAaAcadecaBDDeCeBdEcCCAEACDAEBdDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAdCDEeABABA aABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bcaDE aaDA                           D a

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen ccbecd ae     C eeEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE NAS 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,892 301,080 60 301 1460 26649 228496

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 4 21,00 53 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 40 15 36,25 30 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE a     EBBeDeCDBAEECC EeC A      

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal      D  AB               

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik  Be   Cab AD eb  B   BAeDa   C C BD  D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E acb e D           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 1 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN COŞKUN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,187 301,080 66 317 1605 29135 250979

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 37 28 30,00 25 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DcCEDbb D  aBEEaDBBabdA E deEbDbA   AE  

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACAecDAbcBA b AED C     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik cbb   a dDA  e       D                  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen cEccBaC       Da    

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 7 6 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA İĞDELİOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,174 301,080 24 184 653 13348 116999

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 65 18 60,50 50 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEcdAADcaEaBeDBCDBAEECCdEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAEeD eABABABeABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bdDDE Cc e D BCD  C c    B   CDCd    D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E C c   D           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN GELERİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,469 301,080 17 154 496 10657 94801

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 72 25 65,75 55 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCaEABAAaEBEBBDDBC BAdECCAEeCD EBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDceABABA CeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDbEDA D BbD B DAeA bd   CDa  D     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECdb eecB be  cc Eb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 2 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN KORKMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,882 301,080 56 288 1336 24998 213947

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 50 42 39,50 33 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCaEbcAADEacdBaeBCeBecEadeEACDcaBdDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECDEabdABA eABCbD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDD Db DA   abc    e d                 

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EcadEdCacBeecdabbdEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 3 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ NEHİR YILDI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,489 301,080 16 153 495 10653 94782

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 71 20 66,00 55 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE cAADEBEBBDDBd BdEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECD CABABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD   CEDA DB bD B DccAeDB   CDCb       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EbacbdC     e e ecdb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 3 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARAKAŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,630 301,080 32 209 794 15863 137976

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 65 36 56,00 47 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEADAABaEEBDacDeCdBECEcEaDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbdeCEDAaBdAcaAAdDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDD  DbDeDA aB   e AC   c    CCDBD D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EaebBaeDeDbcdabeebEa

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 3 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KORKULU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,993 301,080 6 112 341 6922 63220

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 78 14 74,50 62 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDC DCEADAAcBEEcDBBcDCABECE ECDCeAEDAE B

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAd CEDACBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDaDD DCDA eB B D AC eAB A BCC BD DcCD 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E c Ba eaD          

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 2 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YAZAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,260 301,080 53 281 1287 24445 208922

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 49 33 40,75 34 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCaaCEbDddB E BeBBaeCda  E             

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCEDAbBBABddAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDaDCDA CB BceDcb         CD        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen bE cBaCceabed bCebda

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 2 3 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 4 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN AKTAŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,839 301,080 54 285 1308 24657 211038

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 49 35 40,25 34 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEd   Dc dBBaeadaBbEE ecEeCD EBdDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECDbCAdAB  eABCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b DD DebDA D BC dB  Ad  e    dD dB cb   

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen aaCdc eBc      d  E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 3 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK SARIKAYA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,816 301,080 27 193 708 14288 125087

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 66 30 58,50 49 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDbCDE BAADdBEcBDbBCeBAEECC EACDeEBEDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  abECDEaAdAdAdCdBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bdD E CEDA DecbeAB   BA       DCaBD dD  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  ECcdBeebBe   bb BEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 2 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU GÜNDOĞDU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,585 301,080 29 203 773 15506 134893

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 13,07 17,44 12,98

Toplam: 120 61 17 56,75 47 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDb aAAbEaEBBeeBCDBAEECeAEACDeEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CbEC   AdABA CeBCcD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DcDDEDCcDA DBBCe BC ABdeDB    D         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 4 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,938 301,080 22 170 554 11608 102533

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 2 21,50 54 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 66 10 63,50 53 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe C DDC   BAADEaEaBDD C B    C   C A B DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAE    ABABA aABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EDCEDAADBcCD B   B       CDC BD CD  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  E cd CBeBAa E c cEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 9 0 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 0 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DURAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 187,228 301,080 71 332 1841 32585 286428

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 8 8,00 20 26,43 29,09 26,17

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 20 22 14,50 12 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe C cbCa  aAA a E  bDBCeBA b              

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Matematik baD   ecDA D  Ce    c         D C    D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen acCcd dBc  de       

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 3 2 15

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 3 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ERBAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,795 301,080 23 171 556 11632 102741

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 68 17 63,75 53 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE DAAaBEEcDBBDbCABECEAEdDC A DAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACcCED CedABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDbEDDEDCDA bB    DA        B      D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen dEcaBC De be     aE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN SATMAZER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,388 301,080 67 318 1616 29276 252019

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 13,07 17,44 12,98

Toplam: 120 34 16 30,00 25 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCa  aAAbc cBBeeeCeBAEE CAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal   d   c ABA da ABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik  d b                                    

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL ÇALIŞKAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,425 301,080 63 312 1527 27940 239947

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 40 26 33,50 28 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe bDCEaCE bA accdBeBBeeCABECEcECDCAA DAEEa

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal dAC CED aB A C AED C     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik   b  baD  b a  c  Dd    B               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen c d e   e   a       

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 3 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL UTKU ONAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,888 301,080 12 135 428 9158 82359

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 72 12 69,00 58 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEA AdDEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECDEeAaABA aABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EDCEDA    Ce              DC  D  Dc 

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EcCcbBeeD      e    

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ÇETİN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,122 301,080 70 321 1646 29770 256557

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 4 18,00 45 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 13,07 17,44 12,98

Toplam: 120 30 6 28,50 24 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE         DBaD        ECaCAAcDAEEc

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EA  C aA d A C A DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  D                                      

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 9 3 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA BEGÜM UYSAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,732 301,080 8 123 376 7651 69209

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 76 13 72,75 61 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE BAADEBEBBaDeCDBdEECCAEACDAEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECD  AaABA eABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBD  DCEDA DBBC     ABAD a A  DCbBDECD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E ac   e  e     b EC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 0 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜVEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,434 301,080 59 293 1356 25226 216096

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,00 12,53 10,92

Toplam: 120 42 11 39,25 33 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE a  a EEBDBBDDCe ECEdEaDCAAaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EeCeCEa eBBAB AAdDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT DEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,567 301,080 30 206 785 15709 136517

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 61 20 56,00 47 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEB  BbDBCbBbEE d EACDAEBaDA 

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDEacabaA aABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik Dac E aEDA  BBCe BC  BA  d    D         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE cEBe D       b E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 2 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KUŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,503 301,080 36 223 870 17333 149452

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 58 19 53,25 44 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcb   BEEBeeBDbCdeECEAECDCAcaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal cA   ED  BaA acAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDcEDCDA CaBB   A                    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcaeC  e   B    CE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE BOZDAĞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,516 301,080 7 121 368 7525 68328

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 25 9 22,75 57 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 80 30 72,50 60 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CaDDCDEABAAecBEBBcDaCeBAEECCcEACDcdBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDbCABAdA CABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bcDDEDbbDAADBBCD BCDABeeDB e CDCdBc  D D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EbCAbBCBDBee a cbBEa

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 4 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN İSMAİL SA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 237,215 301,080 65 315 1569 28646 246309

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 3 26,25 66 26,43 29,09 26,17

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 34 9 31,75 26 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe bEDDCDE        BBDDBCDB EECC EACDcEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Matematik D D      A    d               DC eD  D e

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen   acb               

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ AKDEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,185 301,080 21 165 543 11408 100811

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 70 24 64,00 53 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcDAABBEEBDBBDDCdcECEbEebbeAEeAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeC D CBBA aAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DbEDDaDCDA CBB   DA        B CD  dec   

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEc  CebBD ABabebbE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SOYLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,218 301,080 31 207 790 15769 137030

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 60 16 56,00 47 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDbCDE dAADEBEBBDeBCDcbEEdCbEeCDbEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal   A            ecC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCcDA   BC  BCDABA DB A     B   D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E  ece aDB  D     E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YALÇIN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,356 301,080 18 158 516 10848 96275

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 69 14 65,50 55 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCD  BAADEBEcBDDBCDBAEE CAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACbECDbaABABA aABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bdDDEDCEDA D BdDAB  cBAD     C          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen    ccdb D         E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 2 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN ODABAŞI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,398 301,080 62 308 1504 27311 234602

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 4 25,00 63 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 39 17 34,75 29 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe D  EDCEcDAABBE ce B DCABE EcE DC A DA EB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC C  A   A e AdDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik a b    D  Ac a e e   ba e               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen cE     c            

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
PARAGRAF YORUMU 20 14 1 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 6 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÖZDEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,822 301,080 47 267 1184 22728 193992

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 48 16 44,00 37 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE bAAcaEEBbBBabCdBECE ECDCAA      

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal E    EDA BdA a A DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDcb  EDCDA CB B                  a     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen  Ecc C beD          

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 2 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 0 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN Ö Z*RDİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,098 301,080 52 280 1276 24131 205894

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 48 26 41,50 35 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEcdA aEecaBDDaCcBeEEeCAEeCaAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAECDbaAcABABbABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik        aD  D       D B  c  b e C d      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen    eEe  c       a   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 2 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞİŞMAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,172 301,080 48 269 1201 23034 196491

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,43 29,09 26,17

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 47 14 43,50 36 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE bbAcBEEBDaBDbCeBECE ECDCeAEeAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Matematik  DbE DdDeDA CB BAeeA    c   BC DB       

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E                 E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 3 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR SÖNMEZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,862 301,080 3 86 245 5042 46831

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 84 18 79,50 66 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe cDCEDCEADAAc EEcDBBaDC BECEAECDCAedDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EeCdC   CBdAdCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDEDDcDaDAACBBBAD A DDABB  BCCDBD D CD 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAa   DBbCA   CcbEc

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE TOPALOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,116 301,080 2 85 244 5009 46592

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 0 13,00 65 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 81 4 80,00 67 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCE DAABBEEBDBBDDC BECEAECDCAAaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEDAC      AEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBB   ACDDABB  BedD D D C  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEc               E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KURBETOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,145 301,080 9 125 384 7877 71091

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 78 24 72,00 60 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDCEDCEcDAAaBEccDBBDcCeBEdEAECDCAAbDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbCACEDA BBABCAdEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDadDC AACBBBADDA DDAB A             

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen dEcEdCCbeeadBa ddbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 1 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TANER SARITAŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,583 301,080 51 276 1245 23689 202133

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 1 15,75 39 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 45 12 42,00 35 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEAB ADEB cBDD                     

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CbEC    cAB a ABCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDA D eb   aDAB         Cd       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  E     BeBe   Cb   C

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA OCAK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,650 301,080 4 100 293 6004 55053

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 81 17 76,75 64 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDaDE BAADEBEBBDDaC BdEE C EACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CbcCD CccAB  CeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCaDAADBBC  B   BADDB   CDCCBDE D a

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECAa CebeAee  e BEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 0 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR KARAYEL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,252 301,080 40 241 986 19502 167422

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 13,07 17,44 12,98

Toplam: 120 53 13 49,75 41 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe DDeEDCE D Ad E aDBcD CeBEdE E DCe EDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCEDAeB A eAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDbE DED  A CB   D cC        CCD        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 3 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UYGAR ATABEY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,065 301,080 43 253 1081 20968 179122

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 54 27 47,25 39 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDEeBAAbccEcBeDcaDBAEECCAEACDAEaEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAbCDEaAcABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D      bDA e  C       A e  d     d   e  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  dCccebaD       e Ed

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİ ÖNAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,622 301,080 50 273 1231 23503 200544

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 50 29 42,75 36 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE e  a  E BDaBdcBdEEdCbEeCDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCbEC caAdAdA aAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik edbDE aaDA D BCe a DABADDB A   dd D     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  b d                

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 3 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ AVKAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,250 301,080 20 164 542 11393 100679

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 68 14 64,50 54 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe CEDDCDE     c EBBbceCDBeEECCAEeCDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDEeABABb CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEDCEDA DBaCD BCD BAcDB A b   BD  D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen     b   c           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERTEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,020 301,080 34 214 814 16189 140581

Katılımlar: 71 332 1920 33652 302111

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,43 29,09 26,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,63 3,05 2,74

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,35 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,39 3,06 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,91 4,08 3,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,00 12,53 10,92

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 11,26 14,30 10,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,81 3,14 2,29

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 13,07 17,44 12,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,14 2,04 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,62 1,82 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,48 1,13 0,76

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 2,24 4,99 3,52

Toplam: 120 61 22 55,50 46 52,74 64,05 53,58

TYT Türkçe bDCEDCEAa A  EEBbBaDDdABEbEcECDCeeEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CEaACBaA CdA DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDbEDDEDbcAACc BAD cCDDAB   B           

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen   c    ce        eE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
