
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA CENGİZ 0 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 316,157 327,880 4 130 206 1399 12747

Katılımlar: 4 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 18,42 17,47 12,33

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,67 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,00 7,53 5,55

İngilizce 10 5 5 3,33 33 8,33 8,35 4,76

Matematik 20 6 10 2,67 13 10,50 9,03 4,94

Fen 20 10 8 7,33 37 13,16 13,76 8,22

Toplam: 90 47 36 35,00 39 65,08 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCbDa Db

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) cBAcaAdbDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BdCDAdBdDa

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) cdCaADBCbc

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d BdA dcdDCbDa  Cdbc

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CbdA bCaBdC CaBbDdBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 4 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 4 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 6 8 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA TAMER 24 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 400,431 327,880 3 77 122 579 5504

Katılımlar: 4 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 18,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,67 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,33 8,35 4,76

Matematik 20 11 4 9,67 48 10,50 9,03 4,94

Fen 20 12 8 9,33 47 13,16 13,76 8,22

Toplam: 90 70 15 65,00 72 65,08 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBbDBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBBbC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C  b CABdDCD BB CdbA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CbCAdaCBBaaCCbBbDBBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 8 8 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ KESGİN 559 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,915 327,880 2 25 37 161 1754

Katılımlar: 4 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 18,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,67 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,33 8,35 4,76

Matematik 20 15 3 14,00 70 10,50 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,16 13,76 8,22

Toplam: 90 80 8 77,33 86 65,08 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDd

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDAbBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C BC CAcbDCDDBBDCdDA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAAcCBBaCCCDBADBBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 0 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL ÇELİK 126 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 475,315 327,880 1 9 18 63 590

Katılımlar: 4 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 18,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,67 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,00 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,33 8,35 4,76

Matematik 20 16 1 15,67 78 10,50 9,03 4,94

Fen 20 20 0 20,00 100 13,16 13,76 8,22

Toplam: 90 84 3 83,00 92 65,08 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADbAdBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  CCBA DCABA cDDCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 0 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 16 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SELİM AYDOĞDU 806 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,055 327,880 1 40 59 254 2641

Katılımlar: 2 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 18,00 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,66 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,66 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,66 8,35 4,76

Matematik 20 14 6 12,00 60 12,66 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 15,34 13,76 8,22

Toplam: 90 78 12 74,00 82 70,00 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCcA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) ddCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dABaACdccDCDDBBDCaDA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDbAADCBBaCbCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EREN DAĞKES 324 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 421,451 327,880 2 62 95 403 3790

Katılımlar: 2 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 18,00 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,66 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,66 7,53 5,55

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,66 8,35 4,76

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,66 9,03 4,94

Fen 20 16 4 14,67 73 15,34 13,76 8,22

Toplam: 90 72 18 66,00 73 70,00 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDaAAACBADBCCDDaDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BcABDABCcC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dbCDACBdDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCaDADdCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CbBCACABcDCDDaaDCBcA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCcAbCBBBdCCDBADdBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 3 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÇEHRELİ 0 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 349,089 327,880 1 119 183 1097 9838

Katılımlar: 1 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,33 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 8,35 4,76

Matematik 20 8 8 5,33 27 5,33 9,03 4,94

Fen 20 10 10 6,67 33 6,67 13,76 8,22

Toplam: 90 60 26 51,33 57 51,33 63,70 40,91

Sözel (TÜR) aABDaAAACBADBCCDaCcA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dACDACBdDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCdDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) aAB bbc  DCb BBDbdDb

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcCcAaCdBaCdCaBADaaa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 6 10 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR KATIKSIZ 0 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 489,627 327,880 1 3 3 16 145

Katılımlar: 2 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 18,34 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,34 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,66 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,34 8,35 4,76

Matematik 20 20 0 20,00 100 9,66 9,03 4,94

Fen 20 18 2 17,33 87 11,83 13,76 8,22

Toplam: 90 88 2 87,33 97 62,16 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACCBADDCABABBDDCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBcBaBBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ANDİÇ 520 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 312,111 327,880 2 132 212 1438 13071

Katılımlar: 2 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 18,34 17,47 12,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,34 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,66 7,53 5,55

İngilizce 10 4 4 2,67 27 6,34 8,35 4,76

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 9,66 9,03 4,94

Fen 20 9 8 6,33 32 11,83 13,76 8,22

Toplam: 90 47 30 37,00 41 62,16 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADB BbBC AC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADbAdBCbcB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBdCbADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) C bDacB Bc

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) b aBbcbCb bd bcd D  

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) aCCCaBDBa acAc cD Bc

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 8 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÜSTÜN 1761 8-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 383,577 327,880 1 88 137 729 6867

Katılımlar: 2 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 18,84 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,50 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,00 8,35 4,76

Matematik 20 9 8 6,33 32 5,33 9,03 4,94

Fen 20 12 8 9,33 47 6,66 13,76 8,22

Toplam: 90 66 21 59,00 66 52,34 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) abCDAdBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCbB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) adBC dda DCDaB DCdbA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcCdAbCBBaCCCadbDdBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 3 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 9 7 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ACET 0 8-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 337,905 327,880 2 123 192 1190 10778

Katılımlar: 2 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 18,84 17,47 12,33

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,50 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 7,53 5,55

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,00 8,35 4,76

Matematik 20 6 5 4,33 22 5,33 9,03 4,94

Fen 20 7 9 4,00 20 6,66 13,76 8,22

Toplam: 90 53 22 45,67 51 52,34 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACB DBCCDDCaA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) B AcDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) adCDACBcDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADdCcB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d B  C B DCc a b aD 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) Ccd  bCBdBadC BAa ad

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 7 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATOŞ ALKAN 147 8-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,733 327,880 1 61 94 379 3596

Katılımlar: 1 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 18,67 17,47 12,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,00 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,35 4,76

Matematik 20 14 5 12,33 62 12,33 9,03 4,94

Fen 20 15 5 13,33 67 13,33 13,76 8,22

Toplam: 90 74 15 69,00 77 69,00 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBbBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AaDAaBCbBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBaCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) dCdBADDCABcacDDC DCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCaaBCBacADAcDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 5 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY ATILGAN 0 8-Ü

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 414,531 327,880 1 66 101 457 4350

Katılımlar: 1 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 16,00 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,35 4,76

Matematik 20 15 5 13,33 67 13,33 9,03 4,94

Fen 20 14 6 12,00 60 12,00 13,76 8,22

Toplam: 90 73 17 67,33 75 67,33 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCcABAAAcBDcCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) cDcABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) caCBdDDCABcBBaDCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) aCCCaaDBCBaDADdcDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 1 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 10 6 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA DURU ACAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 277,524 327,880 122 136 227 1722 15789

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 5 6 3,00 15 8,92 9,03 4,94

Fen 20 5 8 2,33 12 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 41 27 32,00 36 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCA cAcA B  ba cdb

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABcCaBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BcBb cDACa

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)   C caDC ac    b DaA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN)  baC   cbBdD  dbDC a

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 4 6 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 2 25



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA HALITOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 278,897 327,880 121 135 226 1717 15696

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 5 5 3,33 33 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 1 14 -3,67 -18 8,92 9,03 4,94

Fen 20 8 8 5,33 27 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 41 38 28,33 31 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CA DBcAACBbDBCCbDCDd

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) adcBbABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN)  ACDAaBBDb

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BaabdDBCbB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d c cdbd aac cabCab 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN)  bab bCBBBdCC aAadB 

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 0 5 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 6 6 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇINAR CANKURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,667 327,880 49 53 80 339 3318

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 15 5 13,33 67 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 75 15 70,00 78 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBbDdCCDDCcA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BdABDABCDb

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dbCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dABCACdBcDCDDBBcbBDA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBBCCCcBADdBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET İHSAN KÖKDOGAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,478 327,880 102 112 173 995 8980

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 5 7 2,67 13 8,92 9,03 4,94

Fen 20 14 4 12,67 63 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 58 20 51,33 57 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAA DBDBCBCaAb

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) a cCDbDACa

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCcDDdBdBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)   dBbDbC Bbc a b D  

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) aCCCCabBCBBcAD  DCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 10 4 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YAŞAR KARAOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,101 327,880 48 52 79 334 3285

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 13 6 11,00 55 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 4 14,67 73 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 75 14 70,33 78 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADcABBCCBd

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdaCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  aCBADaCbBbcBDDCaDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCaBbBbBaDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 3 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KEREM SAVAŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 353,370 327,880 106 116 178 1047 9426

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 6 11 2,33 12 8,92 9,03 4,94

Fen 20 12 6 10,00 50 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 61 24 53,00 59 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCcABAbADBDBCcCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADbAaBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDdDACb

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) A dB Dabbc cccaCBDac

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) aCCb BaBCBa ADAcDCBd

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 8 6 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KÖSE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 465,316 327,880 14 16 27 103 1043

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 18 2 17,33 87 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 82 8 79,33 88 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCcC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BbCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) cCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dABaACABADCDDBBDCBDA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) aDCbADCBBBCCCDBADBBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ URAS ARALIOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 387,869 327,880 78 87 135 681 6517

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 8 9 5,00 25 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 63 24 55,00 61 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AacABaCdBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBaCbdDACd

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCbDaBcCBd

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  CCBc bCca dcDDCcadA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCaBbBCBBDADAdDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 5 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇAĞRI TOK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 320,679 327,880 115 127 203 1356 12330

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 4 9,67 48 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 5 1 4,67 23 8,92 9,03 4,94

Fen 20 11 6 9,00 45 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 46 19 39,67 44 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAAa   DBbcd C AC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADcAcBCbBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) Bd bD DACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) C ADDaaaBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)   CBA  a         D A

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) dCaC abBCB DdcA DCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 0 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 8 5 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA KUĞU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 419,972 327,880 57 63 97 419 3915

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 14 4 12,67 63 8,92 9,03 4,94

Fen 20 14 6 12,00 60 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 73 15 68,00 76 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBbDBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BdAdDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dACDAaBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d BCACABccCDDBBDCdD 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CaCcAaCBBaCCCaBADBBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 10 6 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILMAZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 447,393 327,880 30 33 46 193 2025

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 16 4 14,67 73 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 4 14,67 73 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 79 11 75,33 84 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCbBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDbDAbC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACCBdDDbABdBBDcCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBaaBDADbdDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN ÇAKIROĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,350 327,880 90 100 152 871 7896

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 11 4 9,67 48 8,92 9,03 4,94

Fen 20 7 4 5,67 28 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 60 16 54,67 61 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAAaAAADBDBCBCcAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AbDcBBCacB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBcCDcDACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  CdBADDb  c BDDCBDb 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) B CCaBDBC a dc      

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 4 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 0 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA TÜRKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 373,214 327,880 87 97 148 849 7733

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 11 5 9,33 47 8,92 9,03 4,94

Fen 20 10 10 6,67 33 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 64 22 56,67 63 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAAcAAADBaBCBCcAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AbbABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBaBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) AdCBb  CABABcD d DCd

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCddbabaCBBcbcAcDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 8 8 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATLAS YURDAER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,090 327,880 50 54 83 343 3355

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 11 7 8,67 43 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 76 12 72,00 80 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BcBCDADACd

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) A dBdDDCABbacDaCdDC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCaBDBCBBcADAADaBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 1 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN PEHLİVANOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,105 327,880 65 73 118 553 5269

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 7 4 5,67 28 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 69 12 65,00 72 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBbBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADcABBCdBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBcCDADACa

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)   dBd  C  AaBc C DC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCabBCBBcADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE PELİN COŞKÜN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 470,503 327,880 10 12 23 82 794

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 18 2 17,33 87 8,92 9,03 4,94

Fen 20 18 2 17,33 87 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 83 7 80,67 90 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDAaBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BcBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADbBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACCBdDDCABAaBDDCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCaBcADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAD ARAS KARAKOÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 494,523 327,880 2 2 2 11 53

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 20 0 20,00 100 8,92 9,03 4,94

Fen 20 20 0 20,00 100 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 89 1 88,67 99 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBcAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CABCACABADCDDBBDCBDA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 16 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BÖREK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 366,436 327,880 92 102 155 915 8311

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 6 2 5,33 53 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 12 2 11,33 57 8,92 9,03 4,94

Fen 20 10 7 7,67 38 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 58 20 51,33 57 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CbBDBcAACBAD bCDDaDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) aBABbABC  

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BdCDAaBdDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BaCDADBCbB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C BC  d  DCDaBBDC DA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN)  D dA CBBaCCCcBAadac

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 7 6 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÇAKAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,373 327,880 89 99 151 869 7891

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 9 2 8,33 42 8,92 9,03 4,94

Fen 20 9 10 5,67 28 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 61 18 55,00 61 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCcAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AD ABcCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BaaCDADACa

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBaBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)   dBA aCAB   D CBD  

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCa BdaacbcdcDCBd

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 0 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 0 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 10 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE FARSAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 397,532 327,880 72 81 126 601 5745

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 9 11 5,33 27 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 4 14,67 73 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 69 21 62,00 69 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BcaCDdDACb

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADbBBCBd

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) caCBADbCcBdacDbCaDbc

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBaBCBaaADAcDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE YAMANER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 433,989 327,880 40 44 65 278 2863

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 9 3 8,00 40 8,92 9,03 4,94

Fen 20 19 0 19,00 95 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 76 4 74,67 83 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAA DBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBdCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  CCBb DCAB  ca C D  

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCBBDA AADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 15 0 94
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN TURNA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 443,433 327,880 32 35 50 215 2245

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 13 1 12,67 63 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 77 7 74,67 83 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) dBABDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BdCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C BC Cb  DCDDBBDC D 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAAaCBBaCCCDBADBBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL SİNEM KARAMAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 433,205 327,880 42 46 67 283 2916

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 13 4 11,67 58 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 76 11 72,33 80 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDaDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCcC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dbCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C BCd Ac DCDaBBDCBDc

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAAbCBBBdCCDBADBaB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRİN ÖZTOP 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,817 327,880 26 29 41 172 1884

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 16 4 14,67 73 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 4 14,67 73 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 80 10 76,67 85 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCcC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BdCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dABCACbBADCDDBBDCBac

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) abCAAaCBBBCCCcBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 1 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARACAS U 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 383,160 327,880 79 89 138 733 6902

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 6 9 3,00 15 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 4 14,67 73 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 67 18 61,00 68 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCcABAAADBDBaBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABdCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCcbDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  a Bd aCbcc cD CBDab

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBbBaBBDbDAdDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ŞENGÜL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 433,842 327,880 41 45 66 279 2874

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 15 5 13,33 67 8,92 9,03 4,94

Fen 20 15 5 13,33 67 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 76 14 71,33 79 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADbAdBCdBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BcBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) AaCBbDDCABcBBDDCBDbc

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCaBcdcAcDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 1 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 5 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA DÜNDAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 313,602 327,880 118 131 211 1425 12959

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 4 2 3,33 17 8,92 9,03 4,94

Fen 20 12 5 10,33 52 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 42 30 32,00 36 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCcABA AaBDBdaCbAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AbcAaBCdBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdaCbdDcdC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CdcacBcadc

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)   dB   C     D d D  

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCbBDBaBBcAD Aad  

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 0 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 0 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 10 4 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 1 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ÇİÇEK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 361,653 327,880 100 110 169 964 8711

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 6 6 4,00 20 8,92 9,03 4,94

Fen 20 12 6 10,00 50 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 59 19 52,67 59 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAAbBADBCCDDCD 

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BaABDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dACDAbBc C

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCcB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d  aA dB DCDD   bcb 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcCdAaCBBa dC BdDBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890

100
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 2 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 8 6 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ERDEM ÇAKIR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 469,491 327,880 11 13 24 85 837

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 18 2 17,33 87 8,92 9,03 4,94

Fen 20 18 2 17,33 87 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 84 6 82,00 91 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCaCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDAaBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACdBdDDCABABBDDCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCaBDADAdDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DEĞAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,334 327,880 55 59 88 355 3427

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 13 4 11,67 58 8,92 9,03 4,94

Fen 20 18 1 17,67 88 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 73 11 69,33 77 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABaaAAACB DBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BdABDABC C

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) ddCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDAcBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) ddBaACABADCDD B Ca A

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBaCCC BADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ASLAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 389,358 327,880 75 84 131 662 6397

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 8 8 5,33 27 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 4 14,67 73 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 67 19 60,67 67 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDdAdACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BdAdDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) cCCcADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C BCA ccdDCDaacD a b

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCbADCBBBCdCcBADBBc

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARDA KAYA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 376,772 327,880 85 95 144 813 7423

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 4 10 0,67 3 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 66 18 60,00 67 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCcABAAADBDBCBCcAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCaBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBaDADbCC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) bbdBdbaab   c DC D b

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCaBaBdBBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE KARAKAYACI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 381,775 327,880 80 90 139 752 7017

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 8 4 6,67 33 8,92 9,03 4,94

Fen 20 15 5 13,33 67 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 65 16 59,67 66 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDaAAACBADBbCaDCaA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR)  BABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dACDAaBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCcB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C  CAbA  DCDD aab   

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcdAAbCBBBCdCDBADBBd

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 0 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 5 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÇELİK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 379,610 327,880 83 93 142 776 7167

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 12 7 9,67 48 8,92 9,03 4,94

Fen 20 13 7 10,67 53 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 65 24 57,00 63 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDabAACBADcCCDDCaA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BdAcDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) aACDbCBabC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dcBCA dBcDCDDBBDddaA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAAaddBaCCacBADdBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 10 6 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN DEDELER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 365,750 327,880 95 105 159 923 8363

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,53 7,53 5,55

Matematik 20 3 4 1,67 8 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 53 12 49,00 54 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDdDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) daABaABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) c CDA BBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sayısal (MAT) d Ba  b  DC a       

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBBaCCcBADBBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 0 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN SENA ATEŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,873 327,880 56 60 93 378 3582

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 9 4 7,67 38 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 2 16,33 82 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 74 8 71,33 79 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDb

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BbCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) a Ba  AB DCDDB Dad  

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcCA DCcBBCCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 2 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN SU ÖZCAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,723 327,880 88 98 150 867 7863

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 7 3 6,00 30 8,92 9,03 4,94

Fen 20 15 5 13,33 67 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 61 19 54,67 61 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAAcAbADBaBCBCbAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABcCaBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBbDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCbDDdBaBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)   CBdb C B a D   DC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBbBaBaDADAdDbBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 5 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ASEFOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 361,260 327,880 101 111 172 970 8747

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 10 5 8,33 42 8,92 9,03 4,94

Fen 20 6 6 4,00 20 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 59 18 53,00 59 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBdDBCCbDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BcABbABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dACDbCBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCcB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dABCbCAd aCDD B C c 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) bDacAbCBBdd     D   

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 3 6 19
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇETİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 334,188 327,880 112 124 195 1226 11081

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 6 2 5,33 53 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 8 8 5,33 27 8,92 9,03 4,94

Fen 20 9 11 5,33 27 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 54 30 44,00 49 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDcbAACBcDBCdDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) adABaABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BbCDAaBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) a  DADdCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dcBb CbBbDabDBBDb   

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) aDCdAbdBBaaCCcdcDdcB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 7 9 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR YILDIZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 488,637 327,880 3 4 4 19 173

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 19 1 18,67 93 8,92 9,03 4,94

Fen 20 19 1 18,67 93 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 88 2 87,33 97 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACCBbDDCABABBDDCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCBBDADdADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 15 1 94
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ BEREN KURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 464,356 327,880 15 17 28 106 1080

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 16 3 15,00 75 8,92 9,03 4,94

Fen 20 19 1 18,67 93 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 83 5 81,33 90 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCbABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCD DACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) AaCBADDCABcaBDDCBDC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBaBCBBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 15 1 94
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÇINAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 472,254 327,880 8 10 21 72 712

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 18 2 17,33 87 8,92 9,03 4,94

Fen 20 19 1 18,67 93 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 84 6 82,00 91 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBbDBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BaABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) cACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CABCACABbDCDDBBDCaDA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBBCCCDBADBBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 15 1 94
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KÖSE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 468,791 327,880 12 14 25 88 876

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 17 3 16,00 80 8,92 9,03 4,94

Fen 20 18 2 17,33 87 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 84 6 82,00 91 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBd

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACdBAcDCABABBDDCBDbA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBaBCaBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 1 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN DEMİRALP 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 363,454 327,880 98 108 167 949 8552

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 2 2 1,33 7 8,92 9,03 4,94

Fen 20 14 5 12,33 62 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 57 14 52,33 58 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BaAcDABCbC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN)  cbDAa dDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d  a CA             

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDC ADdBBaCCCcBbDdBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 0 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLŞAT SEKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 454,031 327,880 20 22 33 147 1642

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 14 3 13,00 65 8,92 9,03 4,94

Fen 20 18 1 17,67 88 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 80 6 78,00 87 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCcB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) aABC CAcdDCDDBBDC D 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBaCCC BADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 0 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU AYKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 379,095 327,880 84 94 143 783 7217

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 10 9 7,00 35 8,92 9,03 4,94

Fen 20 13 7 10,67 53 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 65 24 57,00 63 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBdDBCCDDaDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BdABDABCba

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BcCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCbADBCcB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dcBaAbbBdDCDDaa CBcA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcCcdaCBBaCCCcBADBBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 9 7 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EGE İYİHUYLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 349,663 327,880 107 117 180 1087 9783

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 8 11 4,33 22 8,92 9,03 4,94

Fen 20 13 7 10,67 53 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 60 29 50,33 56 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAccAAbDBDBaBCDAb

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AbcABBCaBd

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BcBCDADACd

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) baCBAbaC*ccaaDbCaDC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCbBDBdBBaAbbADaBa

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 9 7 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEMSU UYAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 293,368 327,880 119 133 217 1597 14608

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 0 18,00 90 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 2 3 1,00 10 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 1 8 -1,67 -8 8,92 9,03 4,94

Fen 20 6 8 3,33 17 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 38 25 29,67 33 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAA AAADBDBCBC AC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AabA dCaBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) Bc C ADACd

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) b   a B Bd

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) A bcdacbb   a       

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN)  bCdbcDBaBB baAd    

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 4 8 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 0 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DEMİRÖRS 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 441,252 327,880 34 37 56 233 2386

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 12 4 10,67 53 8,92 9,03 4,94

Fen 20 19 1 18,67 93 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 78 8 75,33 84 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCbABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBCDdDACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  CCBADDCbB dcD C DCc

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBbBCBBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 15 1 94
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA MELİS KOÇAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,200 327,880 62 70 109 489 4698

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 8 2 7,33 37 8,92 9,03 4,94

Fen 20 15 3 14,00 70 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 71 7 68,67 76 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBcAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C B  Cd  DCD B  C a 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCcdDCBBaCCC BADBB 

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 3 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ÖZÇELİK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 316,614 327,880 117 129 205 1394 12712

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 1 15,67 78 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 6 2 5,33 53 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 6 1 5,67 57 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 3 5 1,33 7 8,92 9,03 4,94

Fen 20 7 6 5,00 25 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 45 16 39,67 44 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBbAACB DBCCD C A

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) B AcDABC b

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN)  cCDA BBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) B  bADBC B

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d   c c cDCDc       

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDa   d B CCb aADdd 

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 1 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 4 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR DALKIRAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,629 327,880 54 58 87 351 3402

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 11 7 8,67 43 8,92 9,03 4,94

Fen 20 19 1 18,67 93 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 76 12 72,00 80 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBdDBbCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BaABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BcCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d BC bbBdDCDDBBDbaaA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAAaCBBBCCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 15 1 94
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOZKURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,382 327,880 37 41 60 265 2762

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 13 5 11,33 57 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 2 16,33 82 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 77 10 73,67 82 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBcAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BaABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBdDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dABCAbABcDCDD BaCaD 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) aDCAAbCBBBCCC BADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 2 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 487,647 327,880 4 5 7 24 196

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 18 2 17,33 87 8,92 9,03 4,94

Fen 20 20 0 20,00 100 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 88 2 87,33 97 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACdBADDCABcBBDDCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 16 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF JİYAN İSSİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 472,010 327,880 9 11 22 76 722

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 17 3 16,00 80 8,92 9,03 4,94

Fen 20 20 0 20,00 100 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 83 7 80,67 90 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BaAcDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dACDACBaDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CABCACdBbDCDDBBDCaDA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 16 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZGÜZEL 135 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 356,147 327,880 105 115 176 1019 9185

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 6 12 2,00 10 8,92 9,03 4,94

Fen 20 14 5 12,33 62 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 59 28 49,67 55 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBcAACBADBCCDDCaA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) dcAcbABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BadDdDcCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT)   BabCdcbaCcDdcDaBcd

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcCcAaCBBaCdC BADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 3 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 4 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 10 5 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTÜRK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 447,283 327,880 31 34 47 194 2032

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 14 3 13,00 65 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 79 8 76,33 85 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BaABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C BCACdBcDCaDBBDC  A

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcCAADCBBaCCCbBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 0 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU UZUN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,946 327,880 46 50 75 317 3147

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 13 3 12,00 60 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 4 14,67 73 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 75 11 71,33 79 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBbDBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BcCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCcB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d BCA Ac DCDDBBDd DA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcCAAcCBBBCCCcBADBcB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELYESA AYBAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,919 327,880 51 55 84 346 3376

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 14 6 12,00 60 8,92 9,03 4,94

Fen 20 15 5 13,33 67 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 76 14 71,33 79 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBbBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADcABBCaBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ddCBdcDCABcBBDcCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCacBCaBDAaAcDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 1 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 5 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR A B* 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 397,953 327,880 71 80 125 597 5700

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 8 5 6,33 32 8,92 9,03 4,94

Fen 20 18 1 17,67 88 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 67 14 62,33 69 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCcABAAbDBDBCBCbAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AaDA aCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDcDACa

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCbDDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  dCBd DC ad B Dd DC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCBB ADAdDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKTAŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,946 327,880 46 50 75 317 3147

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 13 6 11,00 55 8,92 9,03 4,94

Fen 20 18 2 17,33 87 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 76 13 71,67 80 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDacA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBAaDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBaDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CcB ACdccDCDDBBDbBDc

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CbCdADCBBBCCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 2 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DAĞLI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,174 327,880 27 30 42 179 1925

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 13 4 11,67 58 8,92 9,03 4,94

Fen 20 19 1 18,67 93 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 79 8 76,33 85 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADcABBCaBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDcDACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACdBA aC BABaD CBDCb

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBbBBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 15 1 94
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KARADENİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 414,240 327,880 60 67 104 460 4375

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 8 5 6,33 32 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 72 11 68,33 76 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) adCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCbB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d Ba CdacDCD B DC   

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAAbCBBaCCCaBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL CEMRE AVCI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 320,487 327,880 116 128 204 1358 12349

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 5 1 4,67 47 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 2 1 1,67 8 8,92 9,03 4,94

Fen 20 11 7 8,67 43 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 46 18 40,00 44 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDaAcACBbDBCCaDCaA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) B ABDABC b

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dACDAC    

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) B dDADdCbB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d         C  B      

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDa AcCBBaaCdDBdD aB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 0 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 0 33
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 1 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 7 7 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZÇELİK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 263,324 327,880 124 138 232 1844 16840

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 2 13,33 67 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 4 3 3,00 30 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 3 0 3,00 30 7,53 7,53 5,55

Matematik 20 1 3 0,00 0 8,92 9,03 4,94

Fen 20 2 5 0,33 2 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 24 13 19,67 22 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCD AABAAdDBD   CDAb

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) Ac A  CbcB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) B  C  D   

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sayısal (MAT)   a      d     d D  

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN)  a   abBb   cD      

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 1 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 0 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 1 5 6
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 0 25



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TÜRK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,661 327,880 43 47 70 300 3038

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 10 6 8,00 40 8,92 9,03 4,94

Fen 20 20 0 20,00 100 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 76 10 72,67 81 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CdBDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) adCDAaBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C BC adccDCDDBBDbc  

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 16 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLİZAR İNCİ ÇAMDALI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,029 327,880 17 19 30 125 1372

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 14 2 13,33 67 8,92 9,03 4,94

Fen 20 20 0 20,00 100 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 81 5 79,33 88 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCcABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDAaBCdBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACdBd DCABA BD CBDC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 16 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ GÜRBÜZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,358 327,880 36 39 58 252 2621

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 16 3 15,00 75 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 3 15,00 75 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 76 12 72,00 80 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAdbDBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADcABBCdBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDcDACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBdBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACCBdDDCABb BDDCBDCb

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCdBaBCBB AcAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 3 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KAYA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 399,839 327,880 69 78 123 582 5547

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 10 1 9,67 48 8,92 9,03 4,94

Fen 20 9 1 8,67 43 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 65 5 63,33 70 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN)  ACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BbCDAbBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C B  CAB DCD  BDa   

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN)  D    CBB   CbBAD B 

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 0 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 1 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YEKTA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,680 327,880 45 49 72 310 3104

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 16 4 14,67 73 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 4 14,67 73 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 73 17 67,33 75 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDaAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BdAcDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) cdCDAaBBcC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCaDADBCbB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CABCbCbccDCDDBBDCBDA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcCcADCBBBCCCcBADBBd

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMA DEDELER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 363,501 327,880 97 107 166 948 8548

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 3 0 3,00 30 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 6 5 4,33 22 8,92 9,03 4,94

Fen 20 15 4 13,67 68 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 54 17 48,33 54 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAdDBDBdBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AaDAB Cdcd

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BB CDdDACa

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) C    B  B 

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  adB Dba    BD C Db 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCaDBCBBcADAAb dB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 0 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 2 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DURĞUT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 266,175 327,880 123 137 231 1819 16643

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 5 12 1,00 5 8,92 9,03 4,94

Fen 20 7 11 3,33 17 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 37 47 21,33 24 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) cdDdAAaAAbDdDBCBCcAd

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AaDABcadBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BccCDbDbCd

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) bbdD daaBd

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) cdCBdacCcad  cbb DbA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) aaCdCBbBaddcAb  DadB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 5 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 4 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 4 10 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN KAAN ŞENCAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 476,283 327,880 7 8 17 58 551

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 17 3 16,00 80 8,92 9,03 4,94

Fen 20 19 1 18,67 93 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 86 4 84,67 94 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CcBCACABADCDDBBcCBDc

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBBaCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 2 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 15 1 94
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL GÜNGÖR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 447,834 327,880 29 32 45 189 2008

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 16 2 15,33 77 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 79 8 76,33 85 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAAaAAbDBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDA aCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACCBADDCAB  cbDCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCaBcADAcDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKAY FIRAT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 412,617 327,880 61 68 105 469 4475

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 11 6 9,00 45 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 70 16 64,67 72 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADdCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR)  BABDABCcC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dcCDAbBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) cbCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dABddCAacDCcDB  C DA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CaCAADCBBaCCCaBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 0 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 0 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ULUDERE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 389,820 327,880 73 82 129 658 6360

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 6 2 5,33 53 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 11 5 9,33 47 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 4 14,67 73 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 65 15 60,00 67 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) C BDBAAACB DdbCaDC A

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACB DC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) B CDAb CcB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dABa C cdDCDDBB CaD 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcCbAaCBBBaCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 0 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 0 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARAN HAKBİLEN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,666 327,880 52 56 85 349 3399

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 16 3 15,00 75 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 4 14,67 73 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 76 13 71,67 80 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDdAAACBbDBCbDDaaA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDAcBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C BCbCdBADCDDBBDCaDA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDdAAbCBBBCCCaBADdBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 0 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ATEŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,885 327,880 19 21 32 130 1433

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 16 4 14,67 73 8,92 9,03 4,94

Fen 20 18 2 17,33 87 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 81 9 78,00 87 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADbAaBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) bCdBADDCABABBDcCBDbA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCaBDBCBBDADAdDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 2 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ORAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,200 327,880 91 101 153 902 8163

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 4 3 3,00 15 8,92 9,03 4,94

Fen 20 13 5 11,33 57 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 61 13 56,67 63 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAbADBDBCBCDAa

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDAa CbBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBbBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  adB  DC Bd         

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCC BaBCBa AcdcDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 0 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 9 5 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BİLİCİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 480,154 327,880 5 6 11 42 397

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 18 2 17,33 87 8,92 9,03 4,94

Fen 20 19 1 18,67 93 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 86 4 84,67 94 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDAaBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACdBbDDCABABBDDCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCBaDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 15 1 94
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ELİF AYYILDIZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 374,860 327,880 86 96 147 842 7596

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 5 2 4,33 43 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 3 0 3,00 30 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 8 1 7,67 38 8,92 9,03 4,94

Fen 20 15 3 14,00 70 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 54 11 50,33 56 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBb Ab

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AccA  CC B

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) Bd CcADACb

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CC  D     

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)   CB   CcB   D C DC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBbBdBB ADdADCB 

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 1 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 0 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 0 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 3 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİNAZ KUMRAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 344,384 327,880 110 121 187 1141 10262

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 6 2 5,33 53 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 6 1 5,67 57 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 2 3 1,00 5 8,92 9,03 4,94

Fen 20 15 4 13,67 68 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 51 15 46,00 51 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DC CAABA cDBDBCBCDAb

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AD A BCdBd

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) Bd bDADbCC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) C  DDB aBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)    Bd ba         D  

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBC acAcAcDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 0 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA ARSLAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 334,143 327,880 113 125 196 1227 11087

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 6 2 5,33 27 8,92 9,03 4,94

Fen 20 7 5 5,33 27 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 49 16 43,67 49 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBcAACBAaBCCDD  A

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) caABDABC a

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN)  ddDAdBcDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBC B

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C   A A  DCcb B     

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN)  ba  DdBBa C  Bc BB 

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 0 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 4 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 1 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EMİN ALAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 349,311 327,880 108 118 181 1091 9815

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 5 4 3,67 37 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 5 10 1,67 8 8,92 9,03 4,94

Fen 20 15 5 13,33 67 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 56 27 47,00 52 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCcABAAbDBDBCBCaAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDAaBCdBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBcC dDACa

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) C dDadBCBd

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ddCdA bCdB ac adcD  

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCdaaADAdDCaB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 0 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ADA GÜLER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 388,897 327,880 76 85 132 672 6443

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 10 2 9,33 47 8,92 9,03 4,94

Fen 20 15 5 13,33 67 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 65 16 59,67 66 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBcAACBADBbCbDaDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCD 

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) cdCDACBdba

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d BCAC B DC DBB b   

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcCdAcCBBaCCCaBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 0 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 0 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 0 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 5 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TANSUYU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,024 327,880 23 26 38 167 1873

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 16 2 15,33 77 8,92 9,03 4,94

Fen 20 15 5 13,33 67 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 80 8 77,33 86 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDdDACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACCBc DCABcBBDDCBDC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCaBDBCBBcAcAdDaBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 5 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YILMAZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 500,000 327,880 1 1 1 1 1

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 20 0 20,00 100 8,92 9,03 4,94

Fen 20 20 0 20,00 100 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 90 0 90,00 100 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CABCACABADCDDBBDCBDA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 16 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEŞE NEFES ŞAHİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,895 327,880 24 27 39 170 1879

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 13 4 11,67 58 8,92 9,03 4,94

Fen 20 18 1 17,67 88 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 80 6 78,00 87 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BdCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C BCACdcADaDDBBDCa  

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAA CBBaCCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA KİRACI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 345,818 327,880 109 120 184 1125 10119

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 5 13 0,67 3 8,92 9,03 4,94

Fen 20 13 7 10,67 53 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 60 28 50,67 56 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAAaAAcDBbBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADcAcBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdcCDADACd

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) caCBcb CAcbccDc dabc

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCaBaBCBBcAbdADaBc

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 4 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 9 7 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN ARDAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 344,048 327,880 111 122 188 1143 10286

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 1 0 1,00 5 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 2 16,33 82 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 55 13 50,67 56 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABaBcAACBAcdCbcDb A

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) abCDACBacC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBC B

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT)          D          

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcCAADCBBaCCCDBADB B

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 0 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 2 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASAF GÖZ*AŞI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 357,955 327,880 103 113 174 999 9020

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 4 12 0,00 0 8,92 9,03 4,94

Fen 20 14 5 12,33 62 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 62 22 54,67 61 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAbDBDBCBCcAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCC B

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCcADACa

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCAbDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) c dBd cC Bbda bacDbc

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBbBCBa ADdAaCdB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 0 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 3 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜNDOĞDU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 363,164 327,880 99 109 168 952 8575

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 3 2 2,33 23 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 8 5 6,33 32 8,92 9,03 4,94

Fen 20 13 5 11,33 57 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 56 20 49,33 55 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CdBDBAAACBbDBbCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) aBAdDABCca

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) aACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG)  a    BdAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CABdAdd  DCDaB    b 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN)  cCcA CBBaCCCcBADBaB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 9 5 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BERTAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,029 327,880 13 15 26 97 996

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 14 4 12,67 63 8,92 9,03 4,94

Fen 20 20 0 20,00 100 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 84 4 82,67 92 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  adBbDDCABABcDDC DCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 16 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜSAADETAYDOGAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 357,239 327,880 104 114 175 1003 9088

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 6 8 3,33 17 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 2 15,33 77 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 57 22 49,67 55 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCc BAAADBcBdBCbAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) A DABcCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BaddDADACa

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCbDbB aBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACCBd bCba  aa a D c

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCC BaBCaB ADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 0 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 1 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZÜM ÖZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,982 327,880 18 20 31 129 1426

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 15 4 13,67 68 8,92 9,03 4,94

Fen 20 18 2 17,33 87 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 82 7 79,67 89 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDb

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CABCbCABcDCDDd DCBbA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCdAbCBBBCCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ BURDURLU 3195 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 462,081 327,880 16 18 29 117 1219

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 15 5 13,33 67 8,92 9,03 4,94

Fen 20 20 0 20,00 100 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 82 8 79,33 88 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADcABBCbBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDdDACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) cbCBAcDCABcBBDDCBDCb

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 1 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 16 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN ERÇİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 363,551 327,880 96 106 164 945 8540

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 7 5 5,33 27 8,92 9,03 4,94

Fen 20 9 10 5,67 28 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 62 19 55,67 62 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCbA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BdCDACBdaC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CcBdA b  DCD a  C  d

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcbdbbCBBa bCcBADadB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 10 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR MERT ŞEKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 416,765 327,880 59 65 100 441 4171

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 14 6 12,00 60 8,92 9,03 4,94

Fen 20 14 6 12,00 60 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 73 17 67,33 75 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCaAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABcCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBCDbDACa

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACCBADDbAcABcDbCBDdb

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCbBcBbBBbADbdDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 2 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 10 6 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR YILDIRIM 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 453,731 327,880 21 23 34 151 1666

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 15 5 13,33 67 8,92 9,03 4,94

Fen 20 20 0 20,00 100 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 79 9 76,00 84 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDB AACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCca

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) B *DAaBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CABaAbAccDCDDBBDCBDc

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 2 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 16 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİD ARDA TEMİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 365,902 327,880 94 104 158 922 8355

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 6 4 4,67 23 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 4 14,67 73 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 62 18 56,00 62 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADcacdcdDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADcABBCCBa

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBdbDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) AadBd  CdB    D  D  

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCBBaAcAdDaBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞELİN KARACA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 399,678 327,880 70 79 124 584 5559

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 7 6 5,00 25 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 4 14,67 73 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 70 13 65,67 73 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCaA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCcb

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d Bd Cd  DCa  BDC bc

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCcdbCBBBbCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KUCUR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,215 327,880 38 42 61 268 2775

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 11 9 8,00 40 8,92 9,03 4,94

Fen 20 20 0 20,00 100 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 77 13 72,67 81 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BdCDACaBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCcB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) acBCdaAccDCDDaBbCBDb

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 16 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA KOLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 476,777 327,880 6 7 16 57 536

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 18 1 17,67 88 8,92 9,03 4,94

Fen 20 18 2 17,33 87 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 85 4 83,67 93 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDAbBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CABCbCABADCDDBBDC DA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAAbCBBBCCCDBADBBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL BOZKUŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 366,311 327,880 93 103 156 918 8325

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 10 7 7,67 38 8,92 9,03 4,94

Fen 20 12 8 9,33 47 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 60 25 51,67 57 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDC AaAdADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADcAd CCBd

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCcADcCa

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCcDDBBaBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) bbdBAD CAB daDcCcDC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCbbBaBCBaaAcdcDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 8 8 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DEMİR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,640 327,880 39 43 64 272 2812

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 11 2 10,33 52 8,92 9,03 4,94

Fen 20 18 2 17,33 87 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 76 7 73,67 82 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAAaAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADaABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDdDACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)   CBb DCA c BD CBDC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCBBcADAcDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ULAŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 287,772 327,880 120 134 220 1642 15037

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 2 0 2,00 20 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 3 2 2,33 12 8,92 9,03 4,94

Fen 20 5 9 2,00 10 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 38 17 32,33 36 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) cCDCAABAA DB Ba Ccb 

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) A        B

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BB CaADdCC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CC DDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)    Bc      dB  C    

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) aC d abBbcd Ac A Cc 

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 0 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 2 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 4 8 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 1 25



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMİT KEREM AYAYDIN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 388,856 327,880 77 86 133 673 6445

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 7 5 5,33 27 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 4 14,67 73 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 66 16 60,67 67 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCbABAAbDBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADcABBCdBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBCDADACa

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBb

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  aCBdaDCb   cDDC    

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBcBbcBcADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KININ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 333,915 327,880 114 126 198 1230 11111

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 4 10 0,67 3 8,92 9,03 4,94

Fen 20 13 6 11,00 55 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 53 29 43,33 48 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDaAdACBADBCCDDCaA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BaAcDAdCaa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) B bDddBdDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCcB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dcBa dd  DCbDdd   bd

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) bDCAAbCBBaaCC dADBBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 10 5 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ZEYNEP AÇOĞLU 1334 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 389,481 327,880 74 83 130 661 6386

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 10 5 8,33 42 8,92 9,03 4,94

Fen 20 13 7 10,67 53 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 64 21 57,00 63 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCcC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dcCDAaBcDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) cCabdDBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dcB  CAccDCD BBDCd  

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CaddADCBBaaCCDBADBda

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 9 7 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SELİM YEŞİLDAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,914 327,880 44 48 71 308 3086

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 13 5 11,33 57 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 77 11 73,33 81 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBbDBCCDaCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BdCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CABaACdBADCDD aDac A

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBadCCcBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ TANRIYAKUL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 379,860 327,880 82 92 141 775 7151

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 6 4 4,67 23 8,92 9,03 4,94

Fen 20 14 6 12,00 60 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 65 15 60,00 67 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAAdAAbDBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDAaBCaBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  adBd  CA    D CaD  

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCdaBcBCBaDAcAdDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 10 6 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAYAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 400,704 327,880 68 76 121 572 5465

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 14 5 12,33 62 8,92 9,03 4,94

Fen 20 12 7 9,67 48 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 70 18 64,00 71 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAdDBDBaBCDAb

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCdBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBCDADACb

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) dCCBbbDCAB BcDbCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCaabBCBB bcAcDCBa

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 1 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 8 7 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS B *RA CİNDİOĞL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,428 327,880 35 38 57 247 2553

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 14 5 12,33 62 8,92 9,03 4,94

Fen 20 18 2 17,33 87 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 78 11 74,33 83 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBbAACBADBCCDDaDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDb

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BbCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CdBC CAccDCDDBBDaBaA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCdADCBBaCCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 1 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GERÇEK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 453,724 327,880 22 24 35 152 1667

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 15 5 13,33 67 8,92 9,03 4,94

Fen 20 19 1 18,67 93 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 81 9 78,00 87 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCdCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDAaBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDbDACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) caCBADDCddABBDbCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCBBDADAADCBa

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 3 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 15 1 94
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF HAKAN SAĞIR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,118 327,880 63 71 110 501 4795

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 9 3 8,00 40 8,92 9,03 4,94

Fen 20 15 4 13,67 68 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 70 9 67,00 74 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACB DBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) aBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDA BaDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C B   A dDCDDcB C  b

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDbdAbCBBBCCCDBADB a

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 0 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA NUR CENAY 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,848 327,880 25 28 40 171 1882

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 16 2 15,33 77 8,92 9,03 4,94

Fen 20 19 1 18,67 93 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 79 9 76,00 84 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCbABAAADBDBCcCbAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) cDDAaBCCdB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  CCBdDDCABAcBDDC DCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCBBDADAdDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 15 1 94
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ASMİN OĞUZSOY 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,857 327,880 66 74 119 555 5282

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 4 4 2,67 27 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 7 6 5,00 25 8,92 9,03 4,94

Fen 20 20 0 20,00 100 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 68 13 63,67 71 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBbDBaCDDaDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG)  d adDBCcB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d BCcCA  DCac a Cd  

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 16 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BEREN ÖZDİNÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,023 327,880 58 64 99 438 4141

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 11 4 9,67 48 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 71 14 66,33 74 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCdCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDAcaCbdB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BcBCDbDACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)   dBcDDCABcB D C bCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCbBDBCBaDADAADCBd

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇAĞLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,996 327,880 64 72 116 535 5123

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 10 7 7,67 38 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 4 14,67 73 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 70 17 64,33 71 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDaCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) dBABDcBCad

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) aACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d Bab AabDCacBBDCBD 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) acbAADCBBdCCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ECE BATTAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,826 327,880 33 36 51 219 2282

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 13 5 11,33 57 8,92 9,03 4,94

Fen 20 18 2 17,33 87 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 78 10 74,67 83 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADbAaBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCbDDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) d CBbDDbAdAcBDDCBDC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBbBaBBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 2 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İ MEMİŞOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,650 327,880 53 57 86 350 3401

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 12 4 10,67 53 8,92 9,03 4,94

Fen 20 17 3 16,00 80 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 74 12 70,00 78 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAdACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BaABDABCDb

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) aACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADaCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d BCACAc DCDDBB Ca d

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) aDCAADCBBaCCCcBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 448,378 327,880 28 31 44 183 1970

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 17 3 16,00 80 8,92 9,03 4,94

Fen 20 18 2 17,33 87 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 78 12 74,00 82 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAdADBDBCBCDAa

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AaDABBCCdd

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdaCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACdBADDCABcBdDDCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCaBaADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA KARA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 380,512 327,880 81 91 140 765 7104

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 5 7 2,67 13 8,92 9,03 4,94

Fen 20 15 5 13,33 67 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 67 15 62,00 69 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAAaBDBCBCaAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCaBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)   Cac   bB dcD Cd dA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCbaDBCBBcAcAcDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 0 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 5 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRAL KARALOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 401,459 327,880 67 75 120 566 5404

Katılımlar: 124 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,42 17,47 12,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,56 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,34 8,35 4,76

Matematik 20 10 8 7,33 37 8,92 9,03 4,94

Fen 20 16 3 15,00 75 13,99 13,76 8,22

Toplam: 90 70 17 64,33 71 63,76 63,70 40,91

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADdCCDDbDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BaABDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BbCDAaBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CcB bbAcbDCD BdDCdbA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAAcCBBB CCcBADBBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 3 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 3 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇINAR 0 8-Z

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 412,409 327,880 1 69 106 470 4487

Katılımlar: 1 138 238 3037 22828

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,33 17,47 12,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 10,00 7,56 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,33 7,53 5,55

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,35 4,76

Matematik 20 13 5 11,33 57 11,33 9,03 4,94

Fen 20 14 5 12,33 62 12,33 13,76 8,22

Toplam: 90 72 14 67,33 75 67,33 63,70 40,91

Sözel (TÜR) DCDCAABAAbDBDBCBCcAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) Bd CDADACd

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  CCBdDDCABb cDDaBDCb

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCaBDBbaBDADddDCB 

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 0 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 10 5 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
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